
OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ŞIRNAK ŞIRNAK MERKEZ Atatürk Ortaokulu 5. SINIF 1.DENEME 61 393 576 67611

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Matematik Fen BilimleriSosyal BilgilerDin Kültürü İngilizce

Türkçe Matematik Fen Sosyal Bil. Din K.ve A.B. İngilizce Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 8 7 5,43 4 8 1,34 8 7 5,36 5 4 3,92 9 1 8,82 6 4 5,07 40 31 29,94 225,280

Okul Ortalaması 6 9 2,46 4 9 1,37 6 9 3,31 4 6 1,62 4 5 2,39 4 6 2,03 28 44 13,18 163,810

KATILIMLAR

1 52 RUKEN BAŞAK 5B 7 7 4,67 7 5 5,33 11 2 10,33 7 3 6,00 9 1 8,67 6 4 4,67 47 22 39,67 293,475 1 1 9 9 11533

2 477 SÜMEYYE GÜNGEN 5A 8 7 5,67 7 8 4,33 12 3 11,00 5 5 3,33 8 2 7,33 7 3 6,00 47 28 37,66 290,818 1 2 10 10 11604

3 69 MAHİR TATAR 5C 6 9 3,00 11 3 10,00 8 7 5,67 9 1 8,67 8 2 7,33 3 7 0,67 45 29 35,34 281,086 1 3 11 11 11887

4 20 ECRİN BİLİK 5A 8 6 6,00 5 8 2,33 9 5 7,33 8 1 7,67 8 1 7,67 9 1 8,67 47 22 39,67 267,848 2 4 13 13 12348

5 170 YUZARSİF TAŞAR 5C 9 6 7,00 4 7 1,67 11 4 9,67 6 4 4,67 4 6 2,00 6 4 4,67 40 31 29,68 255,283 2 5 20 21 12852

6 0 TUĞBA ERTENE 5A 8 6 6,00 3 3 2,00 10 4 8,67 7 3 6,00 7 3 6,00 5 5 3,33 40 24 32,00 252,683 3 6 22 23 12946

7 161 M SİRAÇ GÜNGEN 5A 11 4 9,67 7 8 4,33 6 9 3,00 5 5 3,33 6 4 4,67 6 4 4,67 41 34 29,67 249,700 4 7 24 26 13074

8 65 Ş ELVİN YAYLALI 5A 9 6 7,00 3 6 1,00 9 6 7,00 5 5 3,33 7 3 6,00 8 2 7,33 41 28 31,66 243,477 5 8 27 29 13337

9 15 HELİZ ARİN GERDEN 5A 10 3 9,00 2 9 -1,00 9 6 7,00 4 3 3,00 7 1 6,67 7 2 6,33 39 24 31,00 237,370 6 9 31 33 13595

10 130 BERFİN GÜNGEN 5C 7 8 4,33 8 7 5,67 8 7 5,67 3 7 0,67 3 7 0,67 6 4 4,67 35 40 21,68 231,276 3 10 37 40 23314

11 45 MUSTAFA BARAN 5B 6 9 3,00 9 6 7,00 6 9 3,00 3 7 0,67 2 8 -0,67 6 4 4,67 32 43 17,67 212,057 2 11 54 60 33662

12 1 SABİTYUSUF ANIK 5A 9 6 7,00 4 11 0,33 8 7 5,67 7 3 6,00 4 6 2,00 4 6 2,00 36 39 23,00 211,347 7 12 55 61 33692

13 90 MİRAY DEMİ KOÇ 5A 8 7 5,67 6 9 3,00 7 8 4,33 4 6 2,00 4 6 2,00 3 7 0,67 32 43 17,67 202,942 8 13 68 77 34060

14 453 ŞEVİN TAŞAR 5C 5 10 1,67 7 8 4,33 5 10 1,67 6 4 4,67 7 3 6,00 8 2 7,33 38 37 25,67 202,518 4 14 71 80 34084

15 162 NURAN ÜSTEK 5C 4 9 1,00 3 6 1,00 11 3 10,00 3 5 1,33 3 3 2,00 4 3 3,00 28 29 18,33 201,786 5 15 73 82 34120

16 456 SEVDANUR SUN RA 5A 9 6 7,00 2 13 -2,33 7 8 4,33 8 2 7,33 6 2 5,33 6 4 4,67 38 35 26,33 196,951 9 16 84 94 43824

17 150 MELİKE BARKIN 5C 7 8 4,33 5 10 1,67 7 8 4,33 2 8 -0,67 4 6 2,00 8 2 7,33 33 42 18,99 195,250 6 17 91 102 43886

18 172 MUHAMMED YILDIZ 5C 8 7 5,67 5 10 1,67 6 9 3,00 5 5 3,33 3 7 0,67 6 4 4,67 33 42 19,01 193,248 7 18 95 106 43976

19 58 RÜYA BAŞAK 5B 6 9 3,00 4 10 0,67 7 8 4,33 4 6 2,00 8 2 7,33 7 3 6,00 36 38 23,33 192,430 3 19 96 107 44005

20 451 ŞİRİN ORAL 5C 7 8 4,33 5 8 2,33 7 7 4,67 5 5 3,33 0 1 -0,33 24 29 14,33 187,454 8 20 105 116 44234

21 152 M YUSUF TONĞ 5B 4 11 0,33 9 6 7,00 6 9 3,00 3 7 0,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 28 47 12,33 186,422 4 21 107 118 44275

22 96 ZANA ÇAKAN 5C 9 6 7,00 6 9 3,00 5 10 1,67 2 8 -0,67 2 8 -0,67 4 6 2,00 28 47 12,33 184,097 9 22 110 122 44378

23 0 MAHİR ZEYREK 5A 7 8 4,33 5 10 1,67 7 8 4,33 5 5 3,33 3 7 0,67 2 8 -0,67 29 46 13,66 179,836 10 23 120 135 44554

24 2 HAMZ   L YALÇIN 5B 4 11 0,33 8 7 5,67 6 9 3,00 4 6 2,00 1 9 -2,00 4 6 2,00 27 48 11,00 176,862 5 24 127 145 44686

25 122 MAHMUT KÜLTER 5C 5 9 2,00 7 5 5,33 3 10 -0,33 3 5 1,33 5 4 3,67 1 7 -1,33 24 40 10,67 162,545 10 25 156 184 54765

26 166 YASEMİN SUNAR 5B 5 10 1,67 5 9 2,00 7 7 4,67 3 7 0,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 25 48 9,01 161,958 6 26 160 188 54794

27 94 ZAHİDE YORGA 5C 6 9 3,00 6 9 3,00 4 11 0,33 4 6 2,00 5 5 3,33 3 7 0,67 28 47 12,33 160,313 11 27 162 192 54855

28 12 BEYZANUR 5A 5 8 2,33 3 8 0,33 7 7 4,67 3 5 1,33 3 5 1,33 2 7 -0,33 23 40 9,66 156,084 11 28 170 203 55004

29 144 YILMAZ CANER 5B 5 9 2,00 4 8 1,33 4 10 0,67 3 6 1,00 8 2 7,33 5 5 3,33 29 40 15,66 155,955 7 29 171 205 55010

30 181 NUDEM KOLUMAN 5A 4 11 0,33 4 11 0,33 9 6 7,00 2 8 -0,67 5 5 3,33 1 9 -2,00 25 50 8,32 155,269 12 30 173 208 55041

31 103 RUKEN BUZAN 5B 4 10 0,67 4 10 0,67 7 8 4,33 3 7 0,67 3 7 0,67 5 5 3,33 26 47 10,34 152,883 8 31 179 217 55132

32 1 SİNAN TAŞAR 5B 5 6 3,00 2 9 -1,00 7 7 4,67 3 7 0,67 4 6 2,00 2 6 0,00 23 41 9,34 149,951 9 32 186 228 55242

33 3 HAVVA DURU 5C 3 12 -1,00 5 10 1,67 6 9 3,00 0 10 -3,33 4 6 2,00 8 2 7,33 26 49 9,67 145,726 12 33 200 251 55429

34 473 ERKAN TAŞAR 5B 4 11 0,33 3 11 -0,67 7 8 4,33 6 4 4,67 4 6 2,00 3 7 0,67 27 47 11,33 144,399 10 34 205 257 55493

35 0 G *SÜM SATAN 5C 6 9 3,00 5 10 1,67 4 11 0,33 1 9 -2,00 4 6 2,00 5 5 3,33 25 50 8,33 144,302 13 35 207 259 55498

36 16 RUKEN SU YORGA 5A 4 10 0,67 3 11 -0,67 7 8 4,33 5 5 3,33 4 4 2,67 23 38 10,33 143,097 13 36 212 265 55537

37 0 ANIL  A TAŞAR 5A 6 9 3,00 4 11 0,33 6 9 3,00 1 8 -1,67 2 8 -0,67 2 8 -0,67 21 53 3,32 136,305 14 37 230 295 55833

38 71 OKAN ÇAKAR 5C 4 11 0,33 3 12 -1,00 7 8 4,33 3 7 0,67 4 6 2,00 4 6 2,00 25 50 8,33 136,050 14 38 232 298 55848

39 123 B E J A N KOLUMAN 5C 3 12 -1,00 5 10 1,67 4 10 0,67 4 6 2,00 6 4 4,67 4 6 2,00 26 48 10,01 132,592 15 39 249 318 56001

40 45800 M REZAN ÜRPER 5C 5 9 2,00 4 11 0,33 6 9 3,00 2 8 -0,67 2 8 -0,67 1 9 -2,00 20 54 1,99 128,627 16 40 261 336 56160

41 43600 ŞAHİN AYAZ 5A 5 10 1,67 3 12 -1,00 6 9 3,00 2 8 -0,67 2 8 -0,67 4 6 2,00 22 53 4,33 126,169 15 41 271 351 56278

42 18 ASİYE KOLUMAN 5B 2 12 -2,00 5 10 1,67 6 9 3,00 2 8 -0,67 3 6 1,00 3 6 1,00 21 51 4,00 126,143 11 42 272 352 56279

43 0 * *R *A 5A 4 11 0,33 4 11 0,33 6 9 3,00 2 8 -0,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 21 54 2,99 124,540 16 43 279 362 56345

44 138 OZAN FIRAT YORGUN 5C 4 11 0,33 5 10 1,67 3 11 -0,67 4 6 2,00 3 3 2,00 3 7 0,67 22 48 6,00 122,151 17 44 284 369 56434

45 176 FATİH MUHACİROĞL  4 11 0,33 5 10 1,67 4 11 0,33 4 6 2,00 4 6 2,00 1 9 -2,00 22 53 4,33 122,062 1 45 285 370 56436

46 72 TAMER YORĞA 5C 4 11 0,33 5 10 1,67 5 10 1,67 3 7 0,67 3 7 0,67 0 10 -3,33 20 55 1,68 122,028 18 46 286 371 56438

47 100 BARİN KATAR 5C 4 11 0,33 4 11 0,33 5 10 1,67 1 9 -2,00 5 4 3,67 2 8 -0,67 21 53 3,33 118,455 19 47 291 383 56585
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OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ŞIRNAK ŞIRNAK MERKEZ Atatürk Ortaokulu 5. SINIF 1.DENEME 61 393 576 67611

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Matematik Fen BilimleriSosyal BilgilerDin Kültürü İngilizce

Türkçe Matematik Fen Sosyal Bil. Din K.ve A.B. İngilizce Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 8 7 5,43 4 8 1,34 8 7 5,36 5 4 3,92 9 1 8,82 6 4 5,07 40 31 29,94 225,280

Okul Ortalaması 6 9 2,46 4 9 1,37 6 9 3,31 4 6 1,62 4 5 2,39 4 6 2,03 28 44 13,18 163,810

KATILIMLAR

48 475 DELİLA KOLUMAN 5B 6 9 3,00 2 13 -2,33 3 12 -1,00 5 5 3,33 3 7 0,67 7 3 6,00 26 49 9,67 117,783 12 48 293 387 56617

49 95 YASİN ERDUĞAN 5A 4 11 0,33 4 11 0,33 4 11 0,33 3 7 0,67 6 4 4,67 2 8 -0,67 23 52 5,66 117,207 17 49 296 392 56648

50 110 MELİKE KİRAÇ 5A 5 10 1,67 1 14 -3,67 7 8 4,33 3 7 0,67 2 8 -0,67 4 6 2,00 22 53 4,33 116,373 18 50 299 397 56677

51 145 UMUT BEKTAŞ 5C 1 14 -3,67 4 11 0,33 7 8 4,33 2 8 -0,67 3 7 0,67 4 6 2,00 21 54 2,99 115,880 20 51 300 399 56697

52 164 NURGÜL ÜSTEK 5C 4 11 0,33 3 12 -1,00 1 9 -2,00 8 2 7,33 16 34 4,66 111,300 21 52 310 418 56859

53 0 NESRİN BARAN 5B 4 11 0,33 4 10 0,67 4 11 0,33 2 8 -0,67 3 6 1,00 2 8 -0,67 19 54 0,99 109,010 13 53 313 424 56936

54 17 BERİVAN KOLUMAN 5C 5 10 1,67 4 11 0,33 3 12 -1,00 3 7 0,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 20 55 1,67 108,225 22 54 316 427 56962

55 66 HASAN KAPLAN  1 2 0,33 1 2 0,33 102,885 2 55 329 448 66624

56 0 HKAAN DURU 5 4 11 0,33 4 11 0,33 3 12 -1,00 3 6 1,00 4 6 2,00 1 9 -2,00 19 55 0,66 99,058 1 56 337 462 66758

57 11500 EMİN ERGİN 5C 6 9 3,00 3 12 -1,00 3 12 -1,00 2 8 -0,67 3 7 0,67 1 9 -2,00 18 57 -1,00 98,107 23 57 342 469 66796

58 380 YUSUF BAYİK 5C 3 12 -1,00 3 12 -1,00 4 11 0,33 2 8 -0,67 4 6 2,00 3 7 0,67 19 56 0,33 92,334 24 58 353 493 66976

59 84 SABAHATTİN SALTAN 5C 5 10 1,67 2 13 -2,33 4 11 0,33 1 9 -2,00 2 8 -0,67 2 8 -0,67 16 59 -3,67 85,645 25 59 360 511 67150

60 44 MUHAMMED BARLIK  1 14 -3,67 3 12 -1,00 4 11 0,33 3 7 0,67 5 5 3,33 4 6 2,00 20 55 1,66 84,949 3 60 361 513 67168

61 0 NUH KOLUMAN 5A 4 10 0,67 2 13 -2,33 3 11 -0,67 3 7 0,67 5 5 3,33 0 10 -3,33 17 56 -1,66 79,688 19 61 369 526 67274

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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  SINIFI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ŞIRNAK ŞIRNAK MERKEZ Atatürk Ortaokulu 5. SINIF 1.DENEME 61 393 576 67611

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Matematik Fen BilimleriSosyal BilgilerDin Kültürü İngilizce

Türkçe Matematik Fen Sosyal Bil. Din K.ve A.B. İngilizce Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 8 7 5,43 4 8 1,34 8 7 5,36 5 4 3,92 9 1 8,82 6 4 5,07 40 31 29,94 225,280

Okul Ortalaması 6 9 2,46 4 9 1,37 6 9 3,31 4 6 1,62 4 5 2,39 4 6 2,03 28 44 13,18 163,810

SINIF:  

KATILIMLAR

1 176 FATİH MUHACİROĞL  4 11 0,33 5 10 1,67 4 11 0,33 4 6 2,00 4 6 2,00 1 9 -2,00 22 53 4,33 122,062 1 45 285 370 56436

2 66 HASAN KAPLAN  1 2 0,33 1 2 0,33 102,885 2 55 329 448 66624

3 44 MUHAMMED BARLIK  1 14 -3,67 3 12 -1,00 4 11 0,33 3 7 0,67 5 5 3,33 4 6 2,00 20 55 1,66 84,949 3 60 361 513 67168

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.
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5 SINIFI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ŞIRNAK ŞIRNAK MERKEZ Atatürk Ortaokulu 5. SINIF 1.DENEME 61 393 576 67611

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Matematik Fen BilimleriSosyal BilgilerDin Kültürü İngilizce

Türkçe Matematik Fen Sosyal Bil. Din K.ve A.B. İngilizce Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 8 7 5,43 4 8 1,34 8 7 5,36 5 4 3,92 9 1 8,82 6 4 5,07 40 31 29,94 225,280

Okul Ortalaması 6 9 2,46 4 9 1,37 6 9 3,31 4 6 1,62 4 5 2,39 4 6 2,03 28 44 13,18 163,810

SINIF: 5

KATILIMLAR

1 0 HKAAN DURU 5 4 11 0,33 4 11 0,33 3 12 -1,00 3 6 1,00 4 6 2,00 1 9 -2,00 19 55 0,66 99,058 1 56 337 462 66758

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.
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5A SINIFI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ŞIRNAK ŞIRNAK MERKEZ Atatürk Ortaokulu 5. SINIF 1.DENEME 61 393 576 67611

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Matematik Fen BilimleriSosyal BilgilerDin Kültürü İngilizce

Türkçe Matematik Fen Sosyal Bil. Din K.ve A.B. İngilizce Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 8 7 5,43 4 8 1,34 8 7 5,36 5 4 3,92 9 1 8,82 6 4 5,07 40 31 29,94 225,280

Okul Ortalaması 6 9 2,46 4 9 1,37 6 9 3,31 4 6 1,62 4 5 2,39 4 6 2,03 28 44 13,18 163,810

SINIF: 5A

KATILIMLAR

1 477 SÜMEYYE GÜNGEN 5A 8 7 5,67 7 8 4,33 12 3 11,00 5 5 3,33 8 2 7,33 7 3 6,00 47 28 37,66 290,818 1 2 10 10 11604

2 20 ECRİN BİLİK 5A 8 6 6,00 5 8 2,33 9 5 7,33 8 1 7,67 8 1 7,67 9 1 8,67 47 22 39,67 267,848 2 4 13 13 12348

3 0 TUĞBA ERTENE 5A 8 6 6,00 3 3 2,00 10 4 8,67 7 3 6,00 7 3 6,00 5 5 3,33 40 24 32,00 252,683 3 6 22 23 12946

4 161 M SİRAÇ GÜNGEN 5A 11 4 9,67 7 8 4,33 6 9 3,00 5 5 3,33 6 4 4,67 6 4 4,67 41 34 29,67 249,700 4 7 24 26 13074

5 65 Ş ELVİN YAYLALI 5A 9 6 7,00 3 6 1,00 9 6 7,00 5 5 3,33 7 3 6,00 8 2 7,33 41 28 31,66 243,477 5 8 27 29 13337

6 15 HELİZ ARİN GERDEN 5A 10 3 9,00 2 9 -1,00 9 6 7,00 4 3 3,00 7 1 6,67 7 2 6,33 39 24 31,00 237,370 6 9 31 33 13595

7 1 SABİTYUSUF ANIK 5A 9 6 7,00 4 11 0,33 8 7 5,67 7 3 6,00 4 6 2,00 4 6 2,00 36 39 23,00 211,347 7 12 55 61 33692

8 90 MİRAY DEMİ KOÇ 5A 8 7 5,67 6 9 3,00 7 8 4,33 4 6 2,00 4 6 2,00 3 7 0,67 32 43 17,67 202,942 8 13 68 77 34060

9 456 SEVDANUR SUN RA 5A 9 6 7,00 2 13 -2,33 7 8 4,33 8 2 7,33 6 2 5,33 6 4 4,67 38 35 26,33 196,951 9 16 84 94 43824

10 0 MAHİR ZEYREK 5A 7 8 4,33 5 10 1,67 7 8 4,33 5 5 3,33 3 7 0,67 2 8 -0,67 29 46 13,66 179,836 10 23 120 135 44554

11 12 BEYZANUR 5A 5 8 2,33 3 8 0,33 7 7 4,67 3 5 1,33 3 5 1,33 2 7 -0,33 23 40 9,66 156,084 11 28 170 203 55004

12 181 NUDEM KOLUMAN 5A 4 11 0,33 4 11 0,33 9 6 7,00 2 8 -0,67 5 5 3,33 1 9 -2,00 25 50 8,32 155,269 12 30 173 208 55041

13 16 RUKEN SU YORGA 5A 4 10 0,67 3 11 -0,67 7 8 4,33 5 5 3,33 4 4 2,67 23 38 10,33 143,097 13 36 212 265 55537

14 0 ANIL  A TAŞAR 5A 6 9 3,00 4 11 0,33 6 9 3,00 1 8 -1,67 2 8 -0,67 2 8 -0,67 21 53 3,32 136,305 14 37 230 295 55833

15 43600 ŞAHİN AYAZ 5A 5 10 1,67 3 12 -1,00 6 9 3,00 2 8 -0,67 2 8 -0,67 4 6 2,00 22 53 4,33 126,169 15 41 271 351 56278

16 0 * *R *A 5A 4 11 0,33 4 11 0,33 6 9 3,00 2 8 -0,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 21 54 2,99 124,540 16 43 279 362 56345

17 95 YASİN ERDUĞAN 5A 4 11 0,33 4 11 0,33 4 11 0,33 3 7 0,67 6 4 4,67 2 8 -0,67 23 52 5,66 117,207 17 49 296 392 56648

18 110 MELİKE KİRAÇ 5A 5 10 1,67 1 14 -3,67 7 8 4,33 3 7 0,67 2 8 -0,67 4 6 2,00 22 53 4,33 116,373 18 50 299 397 56677

19 0 NUH KOLUMAN 5A 4 10 0,67 2 13 -2,33 3 11 -0,67 3 7 0,67 5 5 3,33 0 10 -3,33 17 56 -1,66 79,688 19 61 369 526 67274

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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5B SINIFI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ŞIRNAK ŞIRNAK MERKEZ Atatürk Ortaokulu 5. SINIF 1.DENEME 61 393 576 67611

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Matematik Fen BilimleriSosyal BilgilerDin Kültürü İngilizce

Türkçe Matematik Fen Sosyal Bil. Din K.ve A.B. İngilizce Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 8 7 5,43 4 8 1,34 8 7 5,36 5 4 3,92 9 1 8,82 6 4 5,07 40 31 29,94 225,280

Okul Ortalaması 6 9 2,46 4 9 1,37 6 9 3,31 4 6 1,62 4 5 2,39 4 6 2,03 28 44 13,18 163,810

SINIF: 5B

KATILIMLAR

1 52 RUKEN BAŞAK 5B 7 7 4,67 7 5 5,33 11 2 10,33 7 3 6,00 9 1 8,67 6 4 4,67 47 22 39,67 293,475 1 1 9 9 11533

2 45 MUSTAFA BARAN 5B 6 9 3,00 9 6 7,00 6 9 3,00 3 7 0,67 2 8 -0,67 6 4 4,67 32 43 17,67 212,057 2 11 54 60 33662

3 58 RÜYA BAŞAK 5B 6 9 3,00 4 10 0,67 7 8 4,33 4 6 2,00 8 2 7,33 7 3 6,00 36 38 23,33 192,430 3 19 96 107 44005

4 152 M YUSUF TONĞ 5B 4 11 0,33 9 6 7,00 6 9 3,00 3 7 0,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 28 47 12,33 186,422 4 21 107 118 44275

5 2 HAMZ   L YALÇIN 5B 4 11 0,33 8 7 5,67 6 9 3,00 4 6 2,00 1 9 -2,00 4 6 2,00 27 48 11,00 176,862 5 24 127 145 44686

6 166 YASEMİN SUNAR 5B 5 10 1,67 5 9 2,00 7 7 4,67 3 7 0,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 25 48 9,01 161,958 6 26 160 188 54794

7 144 YILMAZ CANER 5B 5 9 2,00 4 8 1,33 4 10 0,67 3 6 1,00 8 2 7,33 5 5 3,33 29 40 15,66 155,955 7 29 171 205 55010

8 103 RUKEN BUZAN 5B 4 10 0,67 4 10 0,67 7 8 4,33 3 7 0,67 3 7 0,67 5 5 3,33 26 47 10,34 152,883 8 31 179 217 55132

9 1 SİNAN TAŞAR 5B 5 6 3,00 2 9 -1,00 7 7 4,67 3 7 0,67 4 6 2,00 2 6 0,00 23 41 9,34 149,951 9 32 186 228 55242

10 473 ERKAN TAŞAR 5B 4 11 0,33 3 11 -0,67 7 8 4,33 6 4 4,67 4 6 2,00 3 7 0,67 27 47 11,33 144,399 10 34 205 257 55493

11 18 ASİYE KOLUMAN 5B 2 12 -2,00 5 10 1,67 6 9 3,00 2 8 -0,67 3 6 1,00 3 6 1,00 21 51 4,00 126,143 11 42 272 352 56279

12 475 DELİLA KOLUMAN 5B 6 9 3,00 2 13 -2,33 3 12 -1,00 5 5 3,33 3 7 0,67 7 3 6,00 26 49 9,67 117,783 12 48 293 387 56617

13 0 NESRİN BARAN 5B 4 11 0,33 4 10 0,67 4 11 0,33 2 8 -0,67 3 6 1,00 2 8 -0,67 19 54 0,99 109,010 13 53 313 424 56936

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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5C SINIFI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ŞIRNAK ŞIRNAK MERKEZ Atatürk Ortaokulu 5. SINIF 1.DENEME 61 393 576 67611

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Matematik Fen BilimleriSosyal BilgilerDin Kültürü İngilizce

Türkçe Matematik Fen Sosyal Bil. Din K.ve A.B. İngilizce Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 8 7 5,43 4 8 1,34 8 7 5,36 5 4 3,92 9 1 8,82 6 4 5,07 40 31 29,94 225,280

Okul Ortalaması 6 9 2,46 4 9 1,37 6 9 3,31 4 6 1,62 4 5 2,39 4 6 2,03 28 44 13,18 163,810

SINIF: 5C

KATILIMLAR

1 69 MAHİR TATAR 5C 6 9 3,00 11 3 10,00 8 7 5,67 9 1 8,67 8 2 7,33 3 7 0,67 45 29 35,34 281,086 1 3 11 11 11887

2 170 YUZARSİF TAŞAR 5C 9 6 7,00 4 7 1,67 11 4 9,67 6 4 4,67 4 6 2,00 6 4 4,67 40 31 29,68 255,283 2 5 20 21 12852

3 130 BERFİN GÜNGEN 5C 7 8 4,33 8 7 5,67 8 7 5,67 3 7 0,67 3 7 0,67 6 4 4,67 35 40 21,68 231,276 3 10 37 40 23314

4 453 ŞEVİN TAŞAR 5C 5 10 1,67 7 8 4,33 5 10 1,67 6 4 4,67 7 3 6,00 8 2 7,33 38 37 25,67 202,518 4 14 71 80 34084

5 162 NURAN ÜSTEK 5C 4 9 1,00 3 6 1,00 11 3 10,00 3 5 1,33 3 3 2,00 4 3 3,00 28 29 18,33 201,786 5 15 73 82 34120

6 150 MELİKE BARKIN 5C 7 8 4,33 5 10 1,67 7 8 4,33 2 8 -0,67 4 6 2,00 8 2 7,33 33 42 18,99 195,250 6 17 91 102 43886

7 172 MUHAMMED YILDIZ 5C 8 7 5,67 5 10 1,67 6 9 3,00 5 5 3,33 3 7 0,67 6 4 4,67 33 42 19,01 193,248 7 18 95 106 43976

8 451 ŞİRİN ORAL 5C 7 8 4,33 5 8 2,33 7 7 4,67 5 5 3,33 0 1 -0,33 24 29 14,33 187,454 8 20 105 116 44234

9 96 ZANA ÇAKAN 5C 9 6 7,00 6 9 3,00 5 10 1,67 2 8 -0,67 2 8 -0,67 4 6 2,00 28 47 12,33 184,097 9 22 110 122 44378

10 122 MAHMUT KÜLTER 5C 5 9 2,00 7 5 5,33 3 10 -0,33 3 5 1,33 5 4 3,67 1 7 -1,33 24 40 10,67 162,545 10 25 156 184 54765

11 94 ZAHİDE YORGA 5C 6 9 3,00 6 9 3,00 4 11 0,33 4 6 2,00 5 5 3,33 3 7 0,67 28 47 12,33 160,313 11 27 162 192 54855

12 3 HAVVA DURU 5C 3 12 -1,00 5 10 1,67 6 9 3,00 0 10 -3,33 4 6 2,00 8 2 7,33 26 49 9,67 145,726 12 33 200 251 55429

13 0 G *SÜM SATAN 5C 6 9 3,00 5 10 1,67 4 11 0,33 1 9 -2,00 4 6 2,00 5 5 3,33 25 50 8,33 144,302 13 35 207 259 55498

14 71 OKAN ÇAKAR 5C 4 11 0,33 3 12 -1,00 7 8 4,33 3 7 0,67 4 6 2,00 4 6 2,00 25 50 8,33 136,050 14 38 232 298 55848

15 123 B E J A N KOLUMAN 5C 3 12 -1,00 5 10 1,67 4 10 0,67 4 6 2,00 6 4 4,67 4 6 2,00 26 48 10,01 132,592 15 39 249 318 56001

16 45800 M REZAN ÜRPER 5C 5 9 2,00 4 11 0,33 6 9 3,00 2 8 -0,67 2 8 -0,67 1 9 -2,00 20 54 1,99 128,627 16 40 261 336 56160

17 138 OZAN FIRAT YORGUN 5C 4 11 0,33 5 10 1,67 3 11 -0,67 4 6 2,00 3 3 2,00 3 7 0,67 22 48 6,00 122,151 17 44 284 369 56434

18 72 TAMER YORĞA 5C 4 11 0,33 5 10 1,67 5 10 1,67 3 7 0,67 3 7 0,67 0 10 -3,33 20 55 1,68 122,028 18 46 286 371 56438

19 100 BARİN KATAR 5C 4 11 0,33 4 11 0,33 5 10 1,67 1 9 -2,00 5 4 3,67 2 8 -0,67 21 53 3,33 118,455 19 47 291 383 56585

20 145 UMUT BEKTAŞ 5C 1 14 -3,67 4 11 0,33 7 8 4,33 2 8 -0,67 3 7 0,67 4 6 2,00 21 54 2,99 115,880 20 51 300 399 56697

21 164 NURGÜL ÜSTEK 5C 4 11 0,33 3 12 -1,00 1 9 -2,00 8 2 7,33 16 34 4,66 111,300 21 52 310 418 56859

22 17 BERİVAN KOLUMAN 5C 5 10 1,67 4 11 0,33 3 12 -1,00 3 7 0,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 20 55 1,67 108,225 22 54 316 427 56962

23 11500 EMİN ERGİN 5C 6 9 3,00 3 12 -1,00 3 12 -1,00 2 8 -0,67 3 7 0,67 1 9 -2,00 18 57 -1,00 98,107 23 57 342 469 66796

24 380 YUSUF BAYİK 5C 3 12 -1,00 3 12 -1,00 4 11 0,33 2 8 -0,67 4 6 2,00 3 7 0,67 19 56 0,33 92,334 24 58 353 493 66976

25 84 SABAHATTİN SALTAN 5C 5 10 1,67 2 13 -2,33 4 11 0,33 1 9 -2,00 2 8 -0,67 2 8 -0,67 16 59 -3,67 85,645 25 59 360 511 67150

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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5. SINIF 1.DENEME

ŞIRNAK / ŞIRNAK MERKEZ
Atatürk Ortaokulu

176 - FATİH MUHACİROĞL
 

122,062

75 22 53 0 6

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Başarı %

ŞUBE KURUM İLÇE İL GENEL

Sıra: 1
Katılım: 3

Ortalama: 2,11

Sıra: 45
Katılım: 61

Ortalama: 12,85

Sıra: 285
Katılım: 393

Ortalama: 10,89

Sıra: 370
Katılım: 576

Ortalama: 8,90

Sıra: 56436
Katılım: 67611

Ortalama: 29,73

Türkçe

Soru Sayısı
15

Doğru
4

Yanlış
11

Boş
0

Net
0,33

A Cevap Anahtarı
123456789012345

BDBACADBCDDCACD

aacdCccBacbCAbb

Öğr. %2

Sınıf %-11

Kurum %16

İlçe %15

İl %12

Genel %36

 

Matematik

Soru Sayısı
15

Doğru
5

Yanlış
10

Boş
0

Net
1,67

A Cevap Anahtarı
123456789012345

ACBCCDBBDCCDCDB

cCBddbBcaCdbabB

Öğr. %11

Sınıf %2

Kurum %9

İlçe %7

İl %5

Genel %9

 

Fen

Soru Sayısı
15

Doğru
4

Yanlış
11

Boş
0

Net
0,33

A Cevap Anahtarı
123456789012345

DACACDACCCDABCD

abdcCcACCacdabc

Öğr. %2

Sınıf %2

Kurum %22

İlçe %23

İl %19

Genel %36

 

Sosyal Bil.

Soru Sayısı
10

Doğru
4

Yanlış
6

Boş
0

Net
2,00

A Cevap Anahtarı
123456789012345

BCACDCBADB

cbbbDCcADc

Öğr. %20

Sınıf %13

Kurum %16

İlçe %15

İl %13

Genel %39

 

Din K.ve A.B.

Soru Sayısı
10

Doğru
4

Yanlış
6

Boş
0

Net
2,00

A Cevap Anahtarı
123456789012345

ABABCDBCDB

bBAcbcBCac

Öğr. %20

Sınıf %27

Kurum %24

İlçe %19

İl %16

Genel %88

 

İngilizce

Soru Sayısı
10

Doğru
1

Yanlış
9

Boş
0

Net
-2,00

A Cevap Anahtarı
123456789012345

CBADCADDDB

bccaacDcbc

Öğr. %-20

Sınıf %0

Kurum %20

İlçe %13

İl %10

Genel %51

 

SORU ANALİZİ

Türkçe DC ÖC ?

1 Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.B A -
2 Metni yorumlar D A -
3 Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. B C -
4 Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. A D -
5 Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. C C +
6 Metinle ilgili sorular A C -
7 Metinle ilgili sorulara cevap verir. D C -
8 Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. B B +
9 Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. C A -
10 Bir işin işlem basamaklarını yazar. D C -

Matematik DC ÖC ?

1 M.5.1.2.5. En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler.A C -
2 M.5.1.1.3. Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur.C C +
3 M.5.1.2.1. En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar.B B +
4 M.5.1.1.1. En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. C D -
5 M.5.1.2.3. Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder.C D -
6 M.5.1.2.2. İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır.D B -
7 M.5.1.2.5. En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler.B B +
8 M.5.1.2.5. En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler.B C -
9 M.5.1.2.4. En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar. D A -
10 M.5.1.2.8. Bölme işlemine ilişkin problem durumlarında kalanı yorumlar. C C +

Fen DC ÖC ?

1 Ay’ın ana ve ara evreleri arasındaki farkı / farkları belirtilir. D A -
2 Ay’ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. A B -
3 Ay’ın evreleri ile Ay’ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar.C D -
4 Dünya’dan bakıldığında Ay’ın hep aynı yüzünün görüldüğü belirtilir A C -
5 Güneş, Dünya ve Ay’ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar.C C +
6 Güneş’in dönme hareketi yaptığı belirtilir D C -
7 Güneş’in büyüklüğünü Dünya’nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar.A A +
8 Güneş’in özelliklerini açıklar. C C +
9 Ay’ın yüzey yapısı hakkında bilgi verilir. C C +
10 Ay’ın iki ana evresi arasında geçen sürenin bir hafta olduğu belirtilir. C A -

Sosyal Bil. DC ÖC ?

1 Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti’nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine
katkısını fark ederB C -
2 Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklarC B -
3 Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir.A B -
4 Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine
önemli katkılarını fark ederC B -
5 Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir.D D +
6 Sahip olduğu haklarının farkında olan bir birey olarak katıldığı gruplarda aldığı rollerin
gerektirdiği görev ve sorumluluklara uygun davranır.C C +
7 Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklarB C -
8 Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine
önemli katkılarını fark ederA A +
9 Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir.D D +
10 Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine
önemli katkılarını fark ederB C -

Din K.ve A.B. DC ÖC ?

1 5.1.1. Evrendeki mükemmel düzen ile Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar.A B -
2 5.1.2. Allah’ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. B B +
3 5.1.3. Allah’ın (c.c.) Rahmân ve Rahîm isimlerinin yansımalarına örnekler verir.A A +
4 5.1.1. Evrendeki mükemmel düzen ile Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar.B C -
5 5.1.2. Allah’ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. C B -
6 5.1.3. Allah’ın (c.c.) Rahmân ve Rahîm isimlerinin yansımalarına örnekler verir.D C -
7 5.1.4. Allah’ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur.B B +
8 5.1.4. Allah’ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur.C C +
9 5.1.1. Evrendeki mükemmel düzen ile Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar.D A -
10 5.1.1. Evrendeki mükemmel düzen ile Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar.B C -

İngilizce DC ÖC ?

1 Students will be able to read and understand timetable for their lessons. C B -
2 Students will be able to understand conversations about personal information.B C -
3 Students will be able to understand simple personal information. A C -
4 Students will be able to understand simple personal information. D A -
5 Students will be able to exchange simple personal information. C A -
6 Students will be able to introduce themselves and meet other people. A C -
7 Students will be able to read and understand picture conversations about personal information.D D +
8 Students will be able to give directions in a simple way. D C -
9 Students will be able to talk about the locations of things in conversations.D B -



5. SINIF 1.DENEME

ŞIRNAK / ŞIRNAK MERKEZ
Atatürk Ortaokulu

66 - HASAN KAPLAN
 

102,885

75 1 2 72 0

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Başarı %

ŞUBE KURUM İLÇE İL GENEL

Sıra: 2
Katılım: 3

Ortalama: 2,11

Sıra: 55
Katılım: 61

Ortalama: 12,85

Sıra: 329
Katılım: 393

Ortalama: 10,89

Sıra: 448
Katılım: 576

Ortalama: 8,90

Sıra: 66624
Katılım: 67611

Ortalama: 29,73

Matematik

Soru Sayısı
15

Doğru
1

Yanlış
2

Boş
12

Net
0,33

B Cevap Anahtarı
123456789012345

BCACBBDCDDCCCBD

  Aa   b       

Öğr. %2

Sınıf %2

Kurum %9

İlçe %7

İl %5

Genel %9

 

SORU ANALİZİ

Matematik DC ÖC ?

1 M.5.1.2.1. En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar.B  b
2 M.5.1.1.1. En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. C  b
3 M.5.1.2.5. En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler.A A +
4 M.5.1.1.3. Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur.C A -
5 M.5.1.2.5. En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler.B  b
6 M.5.1.2.5. En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler.B  b
7 M.5.1.2.4. En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar. D  b
8 M.5.1.2.3. Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder.C B -
9 M.5.1.2.2. İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır.D  b
10 M.5.1.1.3. Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur.D  b



5. SINIF 1.DENEME

ŞIRNAK / ŞIRNAK MERKEZ
Atatürk Ortaokulu

44 - MUHAMMED BARLIK
 

84,949

75 20 55 0 2

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Başarı %

ŞUBE KURUM İLÇE İL GENEL

Sıra: 3
Katılım: 3

Ortalama: 2,11

Sıra: 60
Katılım: 61

Ortalama: 12,85

Sıra: 361
Katılım: 393

Ortalama: 10,89

Sıra: 513
Katılım: 576

Ortalama: 8,90

Sıra: 67168
Katılım: 67611

Ortalama: 29,73

Türkçe

Soru Sayısı
15

Doğru
1

Yanlış
14

Boş
0

Net
-3,67

A Cevap Anahtarı
123456789012345

BDBACADBCDDCACD

caBcbcadababbda

Öğr. %-24

Sınıf %-11

Kurum %16

İlçe %15

İl %12

Genel %36

 

Matematik

Soru Sayısı
15

Doğru
3

Yanlış
12

Boş
0

Net
-1,00

A Cevap Anahtarı
123456789012345

ACBCCDBBDCCDCDB

bdcadbdacbaDbDB

Öğr. %-7

Sınıf %2

Kurum %9

İlçe %7

İl %5

Genel %9

 

Fen

Soru Sayısı
15

Doğru
4

Yanlış
11

Boş
0

Net
0,33

A Cevap Anahtarı
123456789012345

DACACDACCCDABCD

cdbdabAbCCDcdba

Öğr. %2

Sınıf %2

Kurum %22

İlçe %23

İl %19

Genel %36

 

Sosyal Bil.

Soru Sayısı
10

Doğru
3

Yanlış
7

Boş
0

Net
0,67

A Cevap Anahtarı
123456789012345

BCACDCBADB

dabCDbcAbd

Öğr. %7

Sınıf %13

Kurum %16

İlçe %15

İl %13

Genel %39

 

Din K.ve A.B.

Soru Sayısı
10

Doğru
5

Yanlış
5

Boş
0

Net
3,33

A Cevap Anahtarı
123456789012345

ABABCDBCDB

ABbdCbdCDc

Öğr. %33

Sınıf %27

Kurum %24

İlçe %19

İl %16

Genel %88

 

İngilizce

Soru Sayısı
10

Doğru
4

Yanlış
6

Boş
0

Net
2,00

A Cevap Anahtarı
123456789012345

CBADCADDDB

bacDCdDDac

Öğr. %20

Sınıf %0

Kurum %20

İlçe %13

İl %10

Genel %51

 

SORU ANALİZİ

Türkçe DC ÖC ?

1 Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.B C -
2 Metni yorumlar D A -
3 Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. B B +
4 Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. A C -
5 Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. C B -
6 Metinle ilgili sorular A C -
7 Metinle ilgili sorulara cevap verir. D A -
8 Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. B D -
9 Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. C A -
10 Bir işin işlem basamaklarını yazar. D B -

Matematik DC ÖC ?

1 M.5.1.2.5. En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler.A B -
2 M.5.1.1.3. Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur.C D -
3 M.5.1.2.1. En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar.B C -
4 M.5.1.1.1. En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. C A -
5 M.5.1.2.3. Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder.C D -
6 M.5.1.2.2. İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır.D B -
7 M.5.1.2.5. En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler.B D -
8 M.5.1.2.5. En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler.B A -
9 M.5.1.2.4. En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar. D C -
10 M.5.1.2.8. Bölme işlemine ilişkin problem durumlarında kalanı yorumlar. C B -

Fen DC ÖC ?

1 Ay’ın ana ve ara evreleri arasındaki farkı / farkları belirtilir. D C -
2 Ay’ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. A D -
3 Ay’ın evreleri ile Ay’ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar.C B -
4 Dünya’dan bakıldığında Ay’ın hep aynı yüzünün görüldüğü belirtilir A D -
5 Güneş, Dünya ve Ay’ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar.C A -
6 Güneş’in dönme hareketi yaptığı belirtilir D B -
7 Güneş’in büyüklüğünü Dünya’nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar.A A +
8 Güneş’in özelliklerini açıklar. C B -
9 Ay’ın yüzey yapısı hakkında bilgi verilir. C C +
10 Ay’ın iki ana evresi arasında geçen sürenin bir hafta olduğu belirtilir. C C +

Sosyal Bil. DC ÖC ?

1 Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti’nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine
katkısını fark ederB D -
2 Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklarC A -
3 Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir.A B -
4 Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine
önemli katkılarını fark ederC C +
5 Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir.D D +
6 Sahip olduğu haklarının farkında olan bir birey olarak katıldığı gruplarda aldığı rollerin
gerektirdiği görev ve sorumluluklara uygun davranır.C B -
7 Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklarB C -
8 Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine
önemli katkılarını fark ederA A +
9 Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir.D B -
10 Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine
önemli katkılarını fark ederB D -

Din K.ve A.B. DC ÖC ?

1 5.1.1. Evrendeki mükemmel düzen ile Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar.A A +
2 5.1.2. Allah’ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. B B +
3 5.1.3. Allah’ın (c.c.) Rahmân ve Rahîm isimlerinin yansımalarına örnekler verir.A B -
4 5.1.1. Evrendeki mükemmel düzen ile Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar.B D -
5 5.1.2. Allah’ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. C C +
6 5.1.3. Allah’ın (c.c.) Rahmân ve Rahîm isimlerinin yansımalarına örnekler verir.D B -
7 5.1.4. Allah’ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur.B D -
8 5.1.4. Allah’ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur.C C +
9 5.1.1. Evrendeki mükemmel düzen ile Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar.D D +
10 5.1.1. Evrendeki mükemmel düzen ile Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar.B C -

İngilizce DC ÖC ?

1 Students will be able to read and understand timetable for their lessons. C B -
2 Students will be able to understand conversations about personal information.B A -
3 Students will be able to understand simple personal information. A C -
4 Students will be able to understand simple personal information. D D +
5 Students will be able to exchange simple personal information. C C +
6 Students will be able to introduce themselves and meet other people. A D -
7 Students will be able to read and understand picture conversations about personal information.D D +
8 Students will be able to give directions in a simple way. D D +
9 Students will be able to talk about the locations of things in conversations.D A -



5. SINIF 1.DENEME

ŞIRNAK / ŞIRNAK MERKEZ
Atatürk Ortaokulu

0 - HKAAN DURU
5

99,058

75 19 55 1 1

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Başarı %

ŞUBE KURUM İLÇE İL GENEL

Sıra: 1
Katılım: 1

Ortalama: 0,67

Sıra: 56
Katılım: 61

Ortalama: 12,85

Sıra: 337
Katılım: 393

Ortalama: 10,89

Sıra: 462
Katılım: 576

Ortalama: 8,90

Sıra: 66758
Katılım: 67611

Ortalama: 29,73

Türkçe

Soru Sayısı
15

Doğru
4

Yanlış
11

Boş
0

Net
0,33

A Cevap Anahtarı
123456789012345

BDBACADBCDDCACD

BDacabaaCDcbcdc

Öğr. %2

Sınıf %2

Kurum %16

İlçe %15

İl %12

Genel %36

 

Matematik

Soru Sayısı
15

Doğru
4

Yanlış
11

Boş
0

Net
0,33

A Cevap Anahtarı
123456789012345

ACBCCDBBDCCDCDB

bdaCabaacCCbCcc

Öğr. %2

Sınıf %2

Kurum %9

İlçe %7

İl %5

Genel %9

 

Fen

Soru Sayısı
15

Doğru
3

Yanlış
12

Boş
0

Net
-1,00

A Cevap Anahtarı
123456789012345

DACACDACCCDABCD

adbcdbcadbDAcCc

Öğr. %-7

Sınıf %-7

Kurum %22

İlçe %23

İl %19

Genel %36

 

Sosyal Bil.

Soru Sayısı
10

Doğru
3

Yanlış
6

Boş
1

Net
1,00

A Cevap Anahtarı
123456789012345

BCACDCBADB

 CbabdabDB

Öğr. %10

Sınıf %10

Kurum %16

İlçe %15

İl %13

Genel %39

 

Din K.ve A.B.

Soru Sayısı
10

Doğru
4

Yanlış
6

Boş
0

Net
2,00

A Cevap Anahtarı
123456789012345

ABABCDBCDB

AcbBCaabDc

Öğr. %20

Sınıf %20

Kurum %24

İlçe %19

İl %16

Genel %88

 

İngilizce

Soru Sayısı
10

Doğru
1

Yanlış
9

Boş
0

Net
-2,00

A Cevap Anahtarı
123456789012345

CBADCADDDB

aaccbbbbDd

Öğr. %-20

Sınıf %-20

Kurum %20

İlçe %13

İl %10

Genel %51

 

SORU ANALİZİ

Türkçe DC ÖC ?

1 Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.B B +
2 Metni yorumlar D D +
3 Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. B A -
4 Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. A C -
5 Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. C A -
6 Metinle ilgili sorular A B -
7 Metinle ilgili sorulara cevap verir. D A -
8 Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. B A -
9 Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. C C +
10 Bir işin işlem basamaklarını yazar. D D +

Matematik DC ÖC ?

1 M.5.1.2.5. En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler.A B -
2 M.5.1.1.3. Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur.C D -
3 M.5.1.2.1. En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar.B A -
4 M.5.1.1.1. En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. C C +
5 M.5.1.2.3. Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder.C A -
6 M.5.1.2.2. İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır.D B -
7 M.5.1.2.5. En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler.B A -
8 M.5.1.2.5. En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler.B A -
9 M.5.1.2.4. En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar. D C -
10 M.5.1.2.8. Bölme işlemine ilişkin problem durumlarında kalanı yorumlar. C C +

Fen DC ÖC ?

1 Ay’ın ana ve ara evreleri arasındaki farkı / farkları belirtilir. D A -
2 Ay’ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. A D -
3 Ay’ın evreleri ile Ay’ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar.C B -
4 Dünya’dan bakıldığında Ay’ın hep aynı yüzünün görüldüğü belirtilir A C -
5 Güneş, Dünya ve Ay’ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar.C D -
6 Güneş’in dönme hareketi yaptığı belirtilir D B -
7 Güneş’in büyüklüğünü Dünya’nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar.A C -
8 Güneş’in özelliklerini açıklar. C A -
9 Ay’ın yüzey yapısı hakkında bilgi verilir. C D -
10 Ay’ın iki ana evresi arasında geçen sürenin bir hafta olduğu belirtilir. C B -

Sosyal Bil. DC ÖC ?

1 Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti’nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine
katkısını fark ederB  b
2 Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklarC C +
3 Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir.A B -
4 Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine
önemli katkılarını fark ederC A -
5 Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir.D B -
6 Sahip olduğu haklarının farkında olan bir birey olarak katıldığı gruplarda aldığı rollerin
gerektirdiği görev ve sorumluluklara uygun davranır.C D -
7 Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklarB A -
8 Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine
önemli katkılarını fark ederA B -
9 Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir.D D +
10 Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine
önemli katkılarını fark ederB B +

Din K.ve A.B. DC ÖC ?

1 5.1.1. Evrendeki mükemmel düzen ile Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar.A A +
2 5.1.2. Allah’ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. B C -
3 5.1.3. Allah’ın (c.c.) Rahmân ve Rahîm isimlerinin yansımalarına örnekler verir.A B -
4 5.1.1. Evrendeki mükemmel düzen ile Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar.B B +
5 5.1.2. Allah’ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. C C +
6 5.1.3. Allah’ın (c.c.) Rahmân ve Rahîm isimlerinin yansımalarına örnekler verir.D A -
7 5.1.4. Allah’ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur.B A -
8 5.1.4. Allah’ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur.C B -
9 5.1.1. Evrendeki mükemmel düzen ile Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar.D D +
10 5.1.1. Evrendeki mükemmel düzen ile Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar.B C -

İngilizce DC ÖC ?

1 Students will be able to read and understand timetable for their lessons. C A -
2 Students will be able to understand conversations about personal information.B A -
3 Students will be able to understand simple personal information. A C -
4 Students will be able to understand simple personal information. D C -
5 Students will be able to exchange simple personal information. C B -
6 Students will be able to introduce themselves and meet other people. A B -
7 Students will be able to read and understand picture conversations about personal information.D B -
8 Students will be able to give directions in a simple way. D B -
9 Students will be able to talk about the locations of things in conversations.D D +



5. SINIF 1.DENEME

ŞIRNAK / ŞIRNAK MERKEZ
Atatürk Ortaokulu

0 - * *R *A
5A

124,540

75 21 54 0 4

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Başarı %

ŞUBE KURUM İLÇE İL GENEL

Sıra: 16
Katılım: 19

Ortalama: 17,35

Sıra: 43
Katılım: 61

Ortalama: 12,85

Sıra: 279
Katılım: 393

Ortalama: 10,89

Sıra: 362
Katılım: 576

Ortalama: 8,90

Sıra: 56345
Katılım: 67611

Ortalama: 29,73

Türkçe

Soru Sayısı
15

Doğru
4

Yanlış
11

Boş
0

Net
0,33

A Cevap Anahtarı
123456789012345

BDBACADBCDDCACD

aaBbddDBacabAac

Öğr. %2

Sınıf %27

Kurum %16

İlçe %15

İl %12

Genel %36

 

Matematik

Soru Sayısı
15

Doğru
4

Yanlış
11

Boş
0

Net
0,33

A Cevap Anahtarı
123456789012345

ACBCCDBBDCCDCDB

cdaCbaaBbCCcbcc

Öğr. %2

Sınıf %3

Kurum %9

İlçe %7

İl %5

Genel %9

 

Fen

Soru Sayısı
15

Doğru
6

Yanlış
9

Boş
0

Net
3,00

A Cevap Anahtarı
123456789012345

DACACDACCCDABCD

addACaAdaabABCa

Öğr. %20

Sınıf %32

Kurum %22

İlçe %23

İl %19

Genel %36

 

Sosyal Bil.

Soru Sayısı
10

Doğru
2

Yanlış
8

Boş
0

Net
-0,67

A Cevap Anahtarı
123456789012345

BCACDCBADB

BacacdaAca

Öğr. %-7

Sınıf %25

Kurum %16

İlçe %15

İl %13

Genel %39

 

Din K.ve A.B.

Soru Sayısı
10

Doğru
3

Yanlış
7

Boş
0

Net
0,67

A Cevap Anahtarı
123456789012345

ABABCDBCDB

AcdBacBbad

Öğr. %7

Sınıf %33

Kurum %24

İlçe %19

İl %16

Genel %88

 

İngilizce

Soru Sayısı
10

Doğru
2

Yanlış
8

Boş
0

Net
-0,67

A Cevap Anahtarı
123456789012345

CBADCADDDB

acbcdADcca

Öğr. %-7

Sınıf %22

Kurum %20

İlçe %13

İl %10

Genel %51

 

SORU ANALİZİ

Türkçe DC ÖC ?

1 Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.B A -
2 Metni yorumlar D A -
3 Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. B B +
4 Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. A B -
5 Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. C D -
6 Metinle ilgili sorular A D -
7 Metinle ilgili sorulara cevap verir. D D +
8 Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. B B +
9 Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. C A -
10 Bir işin işlem basamaklarını yazar. D C -

Matematik DC ÖC ?

1 M.5.1.2.5. En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler.A C -
2 M.5.1.1.3. Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur.C D -
3 M.5.1.2.1. En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar.B A -
4 M.5.1.1.1. En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. C C +
5 M.5.1.2.3. Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder.C B -
6 M.5.1.2.2. İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır.D A -
7 M.5.1.2.5. En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler.B A -
8 M.5.1.2.5. En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler.B B +
9 M.5.1.2.4. En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar. D B -
10 M.5.1.2.8. Bölme işlemine ilişkin problem durumlarında kalanı yorumlar. C C +

Fen DC ÖC ?

1 Ay’ın ana ve ara evreleri arasındaki farkı / farkları belirtilir. D A -
2 Ay’ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. A D -
3 Ay’ın evreleri ile Ay’ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar.C D -
4 Dünya’dan bakıldığında Ay’ın hep aynı yüzünün görüldüğü belirtilir A A +
5 Güneş, Dünya ve Ay’ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar.C C +
6 Güneş’in dönme hareketi yaptığı belirtilir D A -
7 Güneş’in büyüklüğünü Dünya’nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar.A A +
8 Güneş’in özelliklerini açıklar. C D -
9 Ay’ın yüzey yapısı hakkında bilgi verilir. C A -
10 Ay’ın iki ana evresi arasında geçen sürenin bir hafta olduğu belirtilir. C A -

Sosyal Bil. DC ÖC ?

1 Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti’nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine
katkısını fark ederB B +
2 Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklarC A -
3 Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir.A C -
4 Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine
önemli katkılarını fark ederC A -
5 Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir.D C -
6 Sahip olduğu haklarının farkında olan bir birey olarak katıldığı gruplarda aldığı rollerin
gerektirdiği görev ve sorumluluklara uygun davranır.C D -
7 Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklarB A -
8 Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine
önemli katkılarını fark ederA A +
9 Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir.D C -
10 Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine
önemli katkılarını fark ederB A -

Din K.ve A.B. DC ÖC ?

1 5.1.1. Evrendeki mükemmel düzen ile Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar.A A +
2 5.1.2. Allah’ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. B C -
3 5.1.3. Allah’ın (c.c.) Rahmân ve Rahîm isimlerinin yansımalarına örnekler verir.A D -
4 5.1.1. Evrendeki mükemmel düzen ile Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar.B B +
5 5.1.2. Allah’ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. C A -
6 5.1.3. Allah’ın (c.c.) Rahmân ve Rahîm isimlerinin yansımalarına örnekler verir.D C -
7 5.1.4. Allah’ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur.B B +
8 5.1.4. Allah’ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur.C B -
9 5.1.1. Evrendeki mükemmel düzen ile Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar.D A -
10 5.1.1. Evrendeki mükemmel düzen ile Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar.B D -

İngilizce DC ÖC ?

1 Students will be able to read and understand timetable for their lessons. C A -
2 Students will be able to understand conversations about personal information.B C -
3 Students will be able to understand simple personal information. A B -
4 Students will be able to understand simple personal information. D C -
5 Students will be able to exchange simple personal information. C D -
6 Students will be able to introduce themselves and meet other people. A A +
7 Students will be able to read and understand picture conversations about personal information.D D +
8 Students will be able to give directions in a simple way. D C -
9 Students will be able to talk about the locations of things in conversations.D C -



5. SINIF 1.DENEME

ŞIRNAK / ŞIRNAK MERKEZ
Atatürk Ortaokulu

0 - ANIL  A TAŞAR
5A

136,305

75 21 53 1 4

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Başarı %

ŞUBE KURUM İLÇE İL GENEL

Sıra: 14
Katılım: 19

Ortalama: 17,35

Sıra: 37
Katılım: 61

Ortalama: 12,85

Sıra: 230
Katılım: 393

Ortalama: 10,89

Sıra: 295
Katılım: 576

Ortalama: 8,90

Sıra: 55833
Katılım: 67611

Ortalama: 29,73

Türkçe

Soru Sayısı
15

Doğru
6

Yanlış
9

Boş
0

Net
3,00

A Cevap Anahtarı
123456789012345

BDBACADBCDDCACD

dDcdacDabcDCACc

Öğr. %20

Sınıf %27

Kurum %16

İlçe %15

İl %12

Genel %36

 

Matematik

Soru Sayısı
15

Doğru
4

Yanlış
11

Boş
0

Net
0,33

A Cevap Anahtarı
123456789012345

ACBCCDBBDCCDCDB

cCcbCDcabbCbabd

Öğr. %2

Sınıf %3

Kurum %9

İlçe %7

İl %5

Genel %9

 

Fen

Soru Sayısı
15

Doğru
6

Yanlış
9

Boş
0

Net
3,00

A Cevap Anahtarı
123456789012345

DACACDACCCDABCD

bAbdCaAbCCbcaCc

Öğr. %20

Sınıf %32

Kurum %22

İlçe %23

İl %19

Genel %36

 

Sosyal Bil.

Soru Sayısı
10

Doğru
1

Yanlış
8

Boş
1

Net
-1,67

A Cevap Anahtarı
123456789012345

BCACDCBADB

ddAb ddc*d

Öğr. %-17

Sınıf %25

Kurum %16

İlçe %15

İl %13

Genel %39

 

Din K.ve A.B.

Soru Sayısı
10

Doğru
2

Yanlış
8

Boş
0

Net
-0,67

A Cevap Anahtarı
123456789012345

ABABCDBCDB

bBbcdacCbd

Öğr. %-7

Sınıf %33

Kurum %24

İlçe %19

İl %16

Genel %88

 

İngilizce

Soru Sayısı
10

Doğru
2

Yanlış
8

Boş
0

Net
-0,67

A Cevap Anahtarı
123456789012345

CBADCADDDB

CdAcacbbad

Öğr. %-7

Sınıf %22

Kurum %20

İlçe %13

İl %10

Genel %51

 

SORU ANALİZİ

Türkçe DC ÖC ?

1 Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.B D -
2 Metni yorumlar D D +
3 Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. B C -
4 Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. A D -
5 Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. C A -
6 Metinle ilgili sorular A C -
7 Metinle ilgili sorulara cevap verir. D D +
8 Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. B A -
9 Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. C B -
10 Bir işin işlem basamaklarını yazar. D C -

Matematik DC ÖC ?

1 M.5.1.2.5. En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler.A C -
2 M.5.1.1.3. Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur.C C +
3 M.5.1.2.1. En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar.B C -
4 M.5.1.1.1. En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. C B -
5 M.5.1.2.3. Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder.C C +
6 M.5.1.2.2. İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır.D D +
7 M.5.1.2.5. En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler.B C -
8 M.5.1.2.5. En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler.B A -
9 M.5.1.2.4. En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar. D B -
10 M.5.1.2.8. Bölme işlemine ilişkin problem durumlarında kalanı yorumlar. C B -

Fen DC ÖC ?

1 Ay’ın ana ve ara evreleri arasındaki farkı / farkları belirtilir. D B -
2 Ay’ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. A A +
3 Ay’ın evreleri ile Ay’ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar.C B -
4 Dünya’dan bakıldığında Ay’ın hep aynı yüzünün görüldüğü belirtilir A D -
5 Güneş, Dünya ve Ay’ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar.C C +
6 Güneş’in dönme hareketi yaptığı belirtilir D A -
7 Güneş’in büyüklüğünü Dünya’nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar.A A +
8 Güneş’in özelliklerini açıklar. C B -
9 Ay’ın yüzey yapısı hakkında bilgi verilir. C C +
10 Ay’ın iki ana evresi arasında geçen sürenin bir hafta olduğu belirtilir. C C +

Sosyal Bil. DC ÖC ?

1 Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti’nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine
katkısını fark ederB D -
2 Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklarC D -
3 Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir.A A +
4 Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine
önemli katkılarını fark ederC B -
5 Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir.D  b
6 Sahip olduğu haklarının farkında olan bir birey olarak katıldığı gruplarda aldığı rollerin
gerektirdiği görev ve sorumluluklara uygun davranır.C D -
7 Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklarB D -
8 Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine
önemli katkılarını fark ederA C -
9 Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir.D * -
10 Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine
önemli katkılarını fark ederB D -

Din K.ve A.B. DC ÖC ?

1 5.1.1. Evrendeki mükemmel düzen ile Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar.A B -
2 5.1.2. Allah’ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. B B +
3 5.1.3. Allah’ın (c.c.) Rahmân ve Rahîm isimlerinin yansımalarına örnekler verir.A B -
4 5.1.1. Evrendeki mükemmel düzen ile Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar.B C -
5 5.1.2. Allah’ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. C D -
6 5.1.3. Allah’ın (c.c.) Rahmân ve Rahîm isimlerinin yansımalarına örnekler verir.D A -
7 5.1.4. Allah’ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur.B C -
8 5.1.4. Allah’ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur.C C +
9 5.1.1. Evrendeki mükemmel düzen ile Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar.D B -
10 5.1.1. Evrendeki mükemmel düzen ile Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar.B D -

İngilizce DC ÖC ?

1 Students will be able to read and understand timetable for their lessons. C C +
2 Students will be able to understand conversations about personal information.B D -
3 Students will be able to understand simple personal information. A A +
4 Students will be able to understand simple personal information. D C -
5 Students will be able to exchange simple personal information. C A -
6 Students will be able to introduce themselves and meet other people. A C -
7 Students will be able to read and understand picture conversations about personal information.D B -
8 Students will be able to give directions in a simple way. D B -
9 Students will be able to talk about the locations of things in conversations.D A -



5. SINIF 1.DENEME

ŞIRNAK / ŞIRNAK MERKEZ
Atatürk Ortaokulu

12 - BEYZANUR
5A

156,084

75 23 40 12 13

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Başarı %

ŞUBE KURUM İLÇE İL GENEL

Sıra: 11
Katılım: 19

Ortalama: 17,35

Sıra: 28
Katılım: 61

Ortalama: 12,85

Sıra: 170
Katılım: 393

Ortalama: 10,89

Sıra: 203
Katılım: 576

Ortalama: 8,90

Sıra: 55004
Katılım: 67611

Ortalama: 29,73

Türkçe

Soru Sayısı
15

Doğru
5

Yanlış
8

Boş
2

Net
2,33

B Cevap Anahtarı
123456789012345

BABDCBCADCADDDC

cAdca  bDCAcabC

Öğr. %16

Sınıf %27

Kurum %16

İlçe %15

İl %12

Genel %36

 

Matematik

Soru Sayısı
15

Doğru
3

Yanlış
8

Boş
4

Net
0,33

B Cevap Anahtarı
123456789012345

BCACBBDCDDCCCBD

ddAadd C   bddD

Öğr. %2

Sınıf %3

Kurum %9

İlçe %7

İl %5

Genel %9

 

Fen

Soru Sayısı
15

Doğru
7

Yanlış
7

Boş
1

Net
4,67

B Cevap Anahtarı
123456789012345

CADAACCDDACCDCB

bcabACC aACbbCB

Öğr. %31

Sınıf %32

Kurum %22

İlçe %23

İl %19

Genel %36

 

Sosyal Bil.

Soru Sayısı
10

Doğru
3

Yanlış
5

Boş
2

Net
1,33

B Cevap Anahtarı
123456789012345

CDBCADBCBA

CbadA  Cdc

Öğr. %13

Sınıf %25

Kurum %16

İlçe %15

İl %13

Genel %39

 

Din K.ve A.B.

Soru Sayısı
10

Doğru
3

Yanlış
5

Boş
2

Net
1,33

B Cevap Anahtarı
123456789012345

BCDABADBBC

 bDAacaBd 

Öğr. %13

Sınıf %33

Kurum %24

İlçe %19

İl %16

Genel %88

 

İngilizce

Soru Sayısı
10

Doğru
2

Yanlış
7

Boş
1

Net
-0,33

B Cevap Anahtarı
123456789012345

CDADCABDDB

 DdDaddbac

Öğr. %-3

Sınıf %22

Kurum %20

İlçe %13

İl %10

Genel %51

 

SORU ANALİZİ

Türkçe DC ÖC ?

1 Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. B C -
2 Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. A A +
3 Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.B D -
4 Metni yorumlar D C -
5 Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. C A -
6 Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. B  b
7 Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. C  b
8 Metinle ilgili sorular A B -
9 Metinle ilgili sorulara cevap verir. D D +
10 Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. C C +

Matematik DC ÖC ?

1 M.5.1.2.1. En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar.B D -
2 M.5.1.1.1. En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. C D -
3 M.5.1.2.5. En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler.A A +
4 M.5.1.1.3. Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur.C A -
5 M.5.1.2.5. En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler.B D -
6 M.5.1.2.5. En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler.B D -
7 M.5.1.2.4. En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar. D  b
8 M.5.1.2.3. Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder.C C +
9 M.5.1.2.2. İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır.D  b
10 M.5.1.1.3. Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur.D  b

Fen DC ÖC ?

1 Ay’ın evreleri ile Ay’ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar.C B -
2 Dünya’dan bakıldığında Ay’ın hep aynı yüzünün görüldüğü belirtilir A C -
3 Ay’ın ana ve ara evreleri arasındaki farkı / farkları belirtilir. D A -
4 Ay’ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. A B -
5 Güneş’in büyüklüğünü Dünya’nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar.A A +
6 Güneş’in özelliklerini açıklar. C C +
7 Güneş, Dünya ve Ay’ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar.C C +
8 Güneş’in dönme hareketi yaptığı belirtilir D  b
9 Ay’ın evreleri ile Ay’ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar.D A -
10 Ay’da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. A A +

Sosyal Bil. DC ÖC ?

1 Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine
önemli katkılarını fark ederC C +
2 Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir.D B -
3 Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti’nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine
katkısını fark ederB A -
4 Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklarC D -
5 Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir.A A +
6 Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir.D  b
7 Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine
önemli katkılarını fark ederB  b
8 Sahip olduğu haklarının farkında olan bir birey olarak katıldığı gruplarda aldığı rollerin
gerektirdiği görev ve sorumluluklara uygun davranır.C C +
9 Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklarB D -
10 Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine
önemli katkılarını fark ederA C -

Din K.ve A.B. DC ÖC ?

1 5.1.1. Evrendeki mükemmel düzen ile Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar.B  b
2 5.1.2. Allah’ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. C B -
3 5.1.3. Allah’ın (c.c.) Rahmân ve Rahîm isimlerinin yansımalarına örnekler verir.D D +
4 5.1.1. Evrendeki mükemmel düzen ile Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar.A A +
5 5.1.2. Allah’ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. B A -
6 5.1.3. Allah’ın (c.c.) Rahmân ve Rahîm isimlerinin yansımalarına örnekler verir.A C -
7 5.1.1. Evrendeki mükemmel düzen ile Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar.D A -
8 5.1.1. Evrendeki mükemmel düzen ile Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar.B B +
9 5.1.4. Allah’ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur.B D -
10 5.1.4. Allah’ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur.C  b

İngilizce DC ÖC ?

1 Students will be able to exchange simple personal information. C  b
2 Students will be able to understand simple personal information. D D +
3 Students will be able to introduce themselves and meet other people. A D -
4 Students will be able to read and understand picture conversations about personal information.D D +
5 Students will be able to read and understand timetable for their lessons. C A -
6 Students will be able to understand simple personal information. A D -
7 Students will be able to introduce themselves. B D -
8 Students will be able to give directions in a simple way. D B -
9 Students will be able to talk about the locations of things in conversations.D A -



5. SINIF 1.DENEME

ŞIRNAK / ŞIRNAK MERKEZ
Atatürk Ortaokulu

20 - ECRİN BİLİK
5A

267,848

75 47 22 6 53

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Başarı %

ŞUBE KURUM İLÇE İL GENEL

Sıra: 2
Katılım: 19

Ortalama: 17,35

Sıra: 4
Katılım: 61

Ortalama: 12,85

Sıra: 13
Katılım: 393

Ortalama: 10,89

Sıra: 13
Katılım: 576

Ortalama: 8,90

Sıra: 12348
Katılım: 67611

Ortalama: 29,73

Türkçe

Soru Sayısı
15

Doğru
8

Yanlış
6

Boş
1

Net
6,00

B Cevap Anahtarı
123456789012345

BABDCBCADCADDDC

 AdbaBCbDCAbcDC

Öğr. %40

Sınıf %27

Kurum %16

İlçe %15

İl %12

Genel %36

 

Matematik

Soru Sayısı
15

Doğru
5

Yanlış
8

Boş
2

Net
2,33

B Cevap Anahtarı
123456789012345

BCACBBDCDDCCCBD

 abacBDCDDa acb

Öğr. %16

Sınıf %3

Kurum %9

İlçe %7

İl %5

Genel %9

 

Fen

Soru Sayısı
15

Doğru
9

Yanlış
5

Boş
1

Net
7,33

B Cevap Anahtarı
123456789012345

CADAACCDDACCDCB

dAcbACCDaACaD B

Öğr. %49

Sınıf %32

Kurum %22

İlçe %23

İl %19

Genel %36

 

Sosyal Bil.

Soru Sayısı
10

Doğru
8

Yanlış
1

Boş
1

Net
7,67

B Cevap Anahtarı
123456789012345

CDBCADBCBA

CDaCADBCB 

Öğr. %77

Sınıf %25

Kurum %16

İlçe %15

İl %13

Genel %39

 

Din K.ve A.B.

Soru Sayısı
10

Doğru
8

Yanlış
1

Boş
1

Net
7,67

B Cevap Anahtarı
123456789012345

BCDABADBBC

BCDABADB b

Öğr. %77

Sınıf %33

Kurum %24

İlçe %19

İl %16

Genel %88

 

İngilizce

Soru Sayısı
10

Doğru
9

Yanlış
1

Boş
0

Net
8,67

B Cevap Anahtarı
123456789012345

CDADCABDDB

CDADCABcDB

Öğr. %87

Sınıf %22

Kurum %20

İlçe %13

İl %10

Genel %51

 

SORU ANALİZİ

Türkçe DC ÖC ?

1 Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. B  b
2 Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. A A +
3 Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.B D -
4 Metni yorumlar D B -
5 Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. C A -
6 Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. B B +
7 Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. C C +
8 Metinle ilgili sorular A B -
9 Metinle ilgili sorulara cevap verir. D D +
10 Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. C C +

Matematik DC ÖC ?

1 M.5.1.2.1. En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar.B  b
2 M.5.1.1.1. En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. C A -
3 M.5.1.2.5. En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler.A B -
4 M.5.1.1.3. Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur.C A -
5 M.5.1.2.5. En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler.B C -
6 M.5.1.2.5. En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler.B B +
7 M.5.1.2.4. En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar. D D +
8 M.5.1.2.3. Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder.C C +
9 M.5.1.2.2. İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır.D D +
10 M.5.1.1.3. Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur.D D +

Fen DC ÖC ?

1 Ay’ın evreleri ile Ay’ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar.C D -
2 Dünya’dan bakıldığında Ay’ın hep aynı yüzünün görüldüğü belirtilir A A +
3 Ay’ın ana ve ara evreleri arasındaki farkı / farkları belirtilir. D C -
4 Ay’ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. A B -
5 Güneş’in büyüklüğünü Dünya’nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar.A A +
6 Güneş’in özelliklerini açıklar. C C +
7 Güneş, Dünya ve Ay’ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar.C C +
8 Güneş’in dönme hareketi yaptığı belirtilir D D +
9 Ay’ın evreleri ile Ay’ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar.D A -
10 Ay’da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. A A +

Sosyal Bil. DC ÖC ?

1 Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine
önemli katkılarını fark ederC C +
2 Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir.D D +
3 Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti’nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine
katkısını fark ederB A -
4 Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklarC C +
5 Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir.A A +
6 Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir.D D +
7 Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine
önemli katkılarını fark ederB B +
8 Sahip olduğu haklarının farkında olan bir birey olarak katıldığı gruplarda aldığı rollerin
gerektirdiği görev ve sorumluluklara uygun davranır.C C +
9 Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklarB B +
10 Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine
önemli katkılarını fark ederA  b

Din K.ve A.B. DC ÖC ?

1 5.1.1. Evrendeki mükemmel düzen ile Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar.B B +
2 5.1.2. Allah’ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. C C +
3 5.1.3. Allah’ın (c.c.) Rahmân ve Rahîm isimlerinin yansımalarına örnekler verir.D D +
4 5.1.1. Evrendeki mükemmel düzen ile Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar.A A +
5 5.1.2. Allah’ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. B B +
6 5.1.3. Allah’ın (c.c.) Rahmân ve Rahîm isimlerinin yansımalarına örnekler verir.A A +
7 5.1.1. Evrendeki mükemmel düzen ile Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar.D D +
8 5.1.1. Evrendeki mükemmel düzen ile Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar.B B +
9 5.1.4. Allah’ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur.B  b
10 5.1.4. Allah’ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur.C B -

İngilizce DC ÖC ?

1 Students will be able to exchange simple personal information. C C +
2 Students will be able to understand simple personal information. D D +
3 Students will be able to introduce themselves and meet other people. A A +
4 Students will be able to read and understand picture conversations about personal information.D D +
5 Students will be able to read and understand timetable for their lessons. C C +
6 Students will be able to understand simple personal information. A A +
7 Students will be able to introduce themselves. B B +
8 Students will be able to give directions in a simple way. D C -
9 Students will be able to talk about the locations of things in conversations.D D +



5. SINIF 1.DENEME

ŞIRNAK / ŞIRNAK MERKEZ
Atatürk Ortaokulu

15 - HELİZ ARİN GERDEN
5A

237,370

75 39 24 12 41

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Başarı %

ŞUBE KURUM İLÇE İL GENEL

Sıra: 6
Katılım: 19

Ortalama: 17,35

Sıra: 9
Katılım: 61

Ortalama: 12,85

Sıra: 31
Katılım: 393

Ortalama: 10,89

Sıra: 33
Katılım: 576

Ortalama: 8,90

Sıra: 13595
Katılım: 67611

Ortalama: 29,73

Türkçe

Soru Sayısı
15

Doğru
10

Yanlış
3

Boş
2

Net
9,00

A Cevap Anahtarı
123456789012345

BDBACADBCDDCACD

 DBAdADBC adACD

Öğr. %60

Sınıf %27

Kurum %16

İlçe %15

İl %12

Genel %36

 

Matematik

Soru Sayısı
15

Doğru
2

Yanlış
9

Boş
4

Net
-1,00

A Cevap Anahtarı
123456789012345

ACBCCDBBDCCDCDB

cCabb ccD a da 

Öğr. %-7

Sınıf %3

Kurum %9

İlçe %7

İl %5

Genel %9

 

Fen

Soru Sayısı
15

Doğru
9

Yanlış
6

Boş
0

Net
7,00

A Cevap Anahtarı
123456789012345

DACACDACCCDABCD

DdbbdaACCCcABCD

Öğr. %47

Sınıf %32

Kurum %22

İlçe %23

İl %19

Genel %36

 

Sosyal Bil.

Soru Sayısı
10

Doğru
4

Yanlış
3

Boş
3

Net
3,00

A Cevap Anahtarı
123456789012345

BCACDCBADB

aCA DCd  a

Öğr. %30

Sınıf %25

Kurum %16

İlçe %15

İl %13

Genel %39

 

Din K.ve A.B.

Soru Sayısı
10

Doğru
7

Yanlış
1

Boş
2

Net
6,67

A Cevap Anahtarı
123456789012345

ABABCDBCDB

 BABCDBC a

Öğr. %67

Sınıf %33

Kurum %24

İlçe %19

İl %16

Genel %88

 

İngilizce

Soru Sayısı
10

Doğru
7

Yanlış
2

Boş
1

Net
6,33

A Cevap Anahtarı
123456789012345

CBADCADDDB

dB DCADDDa

Öğr. %63

Sınıf %22

Kurum %20

İlçe %13

İl %10

Genel %51

 

SORU ANALİZİ

Türkçe DC ÖC ?

1 Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.B  b
2 Metni yorumlar D D +
3 Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. B B +
4 Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. A A +
5 Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. C D -
6 Metinle ilgili sorular A A +
7 Metinle ilgili sorulara cevap verir. D D +
8 Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. B B +
9 Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. C C +
10 Bir işin işlem basamaklarını yazar. D  b

Matematik DC ÖC ?

1 M.5.1.2.5. En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler.A C -
2 M.5.1.1.3. Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur.C C +
3 M.5.1.2.1. En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar.B A -
4 M.5.1.1.1. En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. C B -
5 M.5.1.2.3. Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder.C B -
6 M.5.1.2.2. İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır.D  b
7 M.5.1.2.5. En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler.B C -
8 M.5.1.2.5. En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler.B C -
9 M.5.1.2.4. En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar. D D +
10 M.5.1.2.8. Bölme işlemine ilişkin problem durumlarında kalanı yorumlar. C  b

Fen DC ÖC ?

1 Ay’ın ana ve ara evreleri arasındaki farkı / farkları belirtilir. D D +
2 Ay’ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. A D -
3 Ay’ın evreleri ile Ay’ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar.C B -
4 Dünya’dan bakıldığında Ay’ın hep aynı yüzünün görüldüğü belirtilir A B -
5 Güneş, Dünya ve Ay’ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar.C D -
6 Güneş’in dönme hareketi yaptığı belirtilir D A -
7 Güneş’in büyüklüğünü Dünya’nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar.A A +
8 Güneş’in özelliklerini açıklar. C C +
9 Ay’ın yüzey yapısı hakkında bilgi verilir. C C +
10 Ay’ın iki ana evresi arasında geçen sürenin bir hafta olduğu belirtilir. C C +

Sosyal Bil. DC ÖC ?

1 Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti’nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine
katkısını fark ederB A -
2 Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklarC C +
3 Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir.A A +
4 Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine
önemli katkılarını fark ederC  b
5 Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir.D D +
6 Sahip olduğu haklarının farkında olan bir birey olarak katıldığı gruplarda aldığı rollerin
gerektirdiği görev ve sorumluluklara uygun davranır.C C +
7 Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklarB D -
8 Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine
önemli katkılarını fark ederA  b
9 Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir.D  b
10 Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine
önemli katkılarını fark ederB A -

Din K.ve A.B. DC ÖC ?

1 5.1.1. Evrendeki mükemmel düzen ile Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar.A  b
2 5.1.2. Allah’ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. B B +
3 5.1.3. Allah’ın (c.c.) Rahmân ve Rahîm isimlerinin yansımalarına örnekler verir.A A +
4 5.1.1. Evrendeki mükemmel düzen ile Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar.B B +
5 5.1.2. Allah’ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. C C +
6 5.1.3. Allah’ın (c.c.) Rahmân ve Rahîm isimlerinin yansımalarına örnekler verir.D D +
7 5.1.4. Allah’ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur.B B +
8 5.1.4. Allah’ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur.C C +
9 5.1.1. Evrendeki mükemmel düzen ile Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar.D  b
10 5.1.1. Evrendeki mükemmel düzen ile Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar.B A -

İngilizce DC ÖC ?

1 Students will be able to read and understand timetable for their lessons. C D -
2 Students will be able to understand conversations about personal information.B B +
3 Students will be able to understand simple personal information. A  b
4 Students will be able to understand simple personal information. D D +
5 Students will be able to exchange simple personal information. C C +
6 Students will be able to introduce themselves and meet other people. A A +
7 Students will be able to read and understand picture conversations about personal information.D D +
8 Students will be able to give directions in a simple way. D D +
9 Students will be able to talk about the locations of things in conversations.D D +



5. SINIF 1.DENEME

ŞIRNAK / ŞIRNAK MERKEZ
Atatürk Ortaokulu

161 - M SİRAÇ GÜNGEN
5A

249,700

75 41 34 0 40

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Başarı %

ŞUBE KURUM İLÇE İL GENEL

Sıra: 4
Katılım: 19

Ortalama: 17,35

Sıra: 7
Katılım: 61

Ortalama: 12,85

Sıra: 24
Katılım: 393

Ortalama: 10,89

Sıra: 26
Katılım: 576

Ortalama: 8,90

Sıra: 13074
Katılım: 67611

Ortalama: 29,73

Türkçe

Soru Sayısı
15

Doğru
11

Yanlış
4

Boş
0

Net
9,67

B Cevap Anahtarı
123456789012345

BABDCBCADCADDDC

BABDbBCADCAbccC

Öğr. %64

Sınıf %27

Kurum %16

İlçe %15

İl %12

Genel %36

 

Matematik

Soru Sayısı
15

Doğru
7

Yanlış
8

Boş
0

Net
4,33

B Cevap Anahtarı
123456789012345

BCACBBDCDDCCCBD

adAacBbCDDCbaaD

Öğr. %29

Sınıf %3

Kurum %9

İlçe %7

İl %5

Genel %9

 

Fen

Soru Sayısı
15

Doğru
6

Yanlış
9

Boş
0

Net
3,00

B Cevap Anahtarı
123456789012345

CADAACCDDACCDCB

bdDdACbacACdbCa

Öğr. %20

Sınıf %32

Kurum %22

İlçe %23

İl %19

Genel %36

 

Sosyal Bil.

Soru Sayısı
10

Doğru
5

Yanlış
5

Boş
0

Net
3,33

B Cevap Anahtarı
123456789012345

CDBCADBCBA

CDabAaBCdd

Öğr. %33

Sınıf %25

Kurum %16

İlçe %15

İl %13

Genel %39

 

Din K.ve A.B.

Soru Sayısı
10

Doğru
6

Yanlış
4

Boş
0

Net
4,67

B Cevap Anahtarı
123456789012345

BCDABADBBC

cCDAdbDBBb

Öğr. %47

Sınıf %33

Kurum %24

İlçe %19

İl %16

Genel %88

 

İngilizce

Soru Sayısı
10

Doğru
6

Yanlış
4

Boş
0

Net
4,67

B Cevap Anahtarı
123456789012345

CDADCABDDB

aDbDCAcbDB

Öğr. %47

Sınıf %22

Kurum %20

İlçe %13

İl %10

Genel %51

 

SORU ANALİZİ

Türkçe DC ÖC ?

1 Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. B B +
2 Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. A A +
3 Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.B B +
4 Metni yorumlar D D +
5 Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. C B -
6 Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. B B +
7 Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. C C +
8 Metinle ilgili sorular A A +
9 Metinle ilgili sorulara cevap verir. D D +
10 Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. C C +

Matematik DC ÖC ?

1 M.5.1.2.1. En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar.B A -
2 M.5.1.1.1. En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. C D -
3 M.5.1.2.5. En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler.A A +
4 M.5.1.1.3. Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur.C A -
5 M.5.1.2.5. En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler.B C -
6 M.5.1.2.5. En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler.B B +
7 M.5.1.2.4. En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar. D B -
8 M.5.1.2.3. Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder.C C +
9 M.5.1.2.2. İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır.D D +
10 M.5.1.1.3. Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur.D D +

Fen DC ÖC ?

1 Ay’ın evreleri ile Ay’ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar.C B -
2 Dünya’dan bakıldığında Ay’ın hep aynı yüzünün görüldüğü belirtilir A D -
3 Ay’ın ana ve ara evreleri arasındaki farkı / farkları belirtilir. D D +
4 Ay’ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. A D -
5 Güneş’in büyüklüğünü Dünya’nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar.A A +
6 Güneş’in özelliklerini açıklar. C C +
7 Güneş, Dünya ve Ay’ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar.C B -
8 Güneş’in dönme hareketi yaptığı belirtilir D A -
9 Ay’ın evreleri ile Ay’ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar.D C -
10 Ay’da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. A A +

Sosyal Bil. DC ÖC ?

1 Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine
önemli katkılarını fark ederC C +
2 Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir.D D +
3 Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti’nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine
katkısını fark ederB A -
4 Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklarC B -
5 Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir.A A +
6 Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir.D A -
7 Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine
önemli katkılarını fark ederB B +
8 Sahip olduğu haklarının farkında olan bir birey olarak katıldığı gruplarda aldığı rollerin
gerektirdiği görev ve sorumluluklara uygun davranır.C C +
9 Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklarB D -
10 Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine
önemli katkılarını fark ederA D -

Din K.ve A.B. DC ÖC ?

1 5.1.1. Evrendeki mükemmel düzen ile Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar.B C -
2 5.1.2. Allah’ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. C C +
3 5.1.3. Allah’ın (c.c.) Rahmân ve Rahîm isimlerinin yansımalarına örnekler verir.D D +
4 5.1.1. Evrendeki mükemmel düzen ile Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar.A A +
5 5.1.2. Allah’ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. B D -
6 5.1.3. Allah’ın (c.c.) Rahmân ve Rahîm isimlerinin yansımalarına örnekler verir.A B -
7 5.1.1. Evrendeki mükemmel düzen ile Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar.D D +
8 5.1.1. Evrendeki mükemmel düzen ile Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar.B B +
9 5.1.4. Allah’ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur.B B +
10 5.1.4. Allah’ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur.C B -

İngilizce DC ÖC ?

1 Students will be able to exchange simple personal information. C A -
2 Students will be able to understand simple personal information. D D +
3 Students will be able to introduce themselves and meet other people. A B -
4 Students will be able to read and understand picture conversations about personal information.D D +
5 Students will be able to read and understand timetable for their lessons. C C +
6 Students will be able to understand simple personal information. A A +
7 Students will be able to introduce themselves. B C -
8 Students will be able to give directions in a simple way. D B -
9 Students will be able to talk about the locations of things in conversations.D D +



5. SINIF 1.DENEME

ŞIRNAK / ŞIRNAK MERKEZ
Atatürk Ortaokulu

0 - MAHİR ZEYREK
5A

179,836

75 29 46 0 18

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Başarı %

ŞUBE KURUM İLÇE İL GENEL

Sıra: 10
Katılım: 19

Ortalama: 17,35

Sıra: 23
Katılım: 61

Ortalama: 12,85

Sıra: 120
Katılım: 393

Ortalama: 10,89

Sıra: 135
Katılım: 576

Ortalama: 8,90

Sıra: 44554
Katılım: 67611

Ortalama: 29,73

Türkçe

Soru Sayısı
15

Doğru
7

Yanlış
8

Boş
0

Net
4,33

A Cevap Anahtarı
123456789012345

BDBACADBCDDCACD

BacddbbBCbbCACD

Öğr. %29

Sınıf %27

Kurum %16

İlçe %15

İl %12

Genel %36

 

Matematik

Soru Sayısı
15

Doğru
5

Yanlış
10

Boş
0

Net
1,67

A Cevap Anahtarı
123456789012345

ACBCCDBBDCCDCDB

ACaCbbccaCbbabB

Öğr. %11

Sınıf %3

Kurum %9

İlçe %7

İl %5

Genel %9

 

Fen

Soru Sayısı
15

Doğru
7

Yanlış
8

Boş
0

Net
4,33

A Cevap Anahtarı
123456789012345

DACACDACCCDABCD

bcCbbDAdCCadBCa

Öğr. %29

Sınıf %32

Kurum %22

İlçe %23

İl %19

Genel %36

 

Sosyal Bil.

Soru Sayısı
10

Doğru
5

Yanlış
5

Boş
0

Net
3,33

A Cevap Anahtarı
123456789012345

BCACDCBADB

BbAbbCBbbB

Öğr. %33

Sınıf %25

Kurum %16

İlçe %15

İl %13

Genel %39

 

Din K.ve A.B.

Soru Sayısı
10

Doğru
3

Yanlış
7

Boş
0

Net
0,67

A Cevap Anahtarı
123456789012345

ABABCDBCDB

dBcaacBbcB

Öğr. %7

Sınıf %33

Kurum %24

İlçe %19

İl %16

Genel %88

 

İngilizce

Soru Sayısı
10

Doğru
2

Yanlış
8

Boş
0

Net
-0,67

A Cevap Anahtarı
123456789012345

CBADCADDDB

dBcDdbbcbd

Öğr. %-7

Sınıf %22

Kurum %20

İlçe %13

İl %10

Genel %51

 

SORU ANALİZİ

Türkçe DC ÖC ?

1 Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.B B +
2 Metni yorumlar D A -
3 Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. B C -
4 Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. A D -
5 Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. C D -
6 Metinle ilgili sorular A B -
7 Metinle ilgili sorulara cevap verir. D B -
8 Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. B B +
9 Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. C C +
10 Bir işin işlem basamaklarını yazar. D B -

Matematik DC ÖC ?

1 M.5.1.2.5. En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler.A A +
2 M.5.1.1.3. Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur.C C +
3 M.5.1.2.1. En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar.B A -
4 M.5.1.1.1. En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. C C +
5 M.5.1.2.3. Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder.C B -
6 M.5.1.2.2. İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır.D B -
7 M.5.1.2.5. En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler.B C -
8 M.5.1.2.5. En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler.B C -
9 M.5.1.2.4. En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar. D A -
10 M.5.1.2.8. Bölme işlemine ilişkin problem durumlarında kalanı yorumlar. C C +

Fen DC ÖC ?

1 Ay’ın ana ve ara evreleri arasındaki farkı / farkları belirtilir. D B -
2 Ay’ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. A C -
3 Ay’ın evreleri ile Ay’ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar.C C +
4 Dünya’dan bakıldığında Ay’ın hep aynı yüzünün görüldüğü belirtilir A B -
5 Güneş, Dünya ve Ay’ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar.C B -
6 Güneş’in dönme hareketi yaptığı belirtilir D D +
7 Güneş’in büyüklüğünü Dünya’nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar.A A +
8 Güneş’in özelliklerini açıklar. C D -
9 Ay’ın yüzey yapısı hakkında bilgi verilir. C C +
10 Ay’ın iki ana evresi arasında geçen sürenin bir hafta olduğu belirtilir. C C +

Sosyal Bil. DC ÖC ?

1 Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti’nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine
katkısını fark ederB B +
2 Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklarC B -
3 Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir.A A +
4 Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine
önemli katkılarını fark ederC B -
5 Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir.D B -
6 Sahip olduğu haklarının farkında olan bir birey olarak katıldığı gruplarda aldığı rollerin
gerektirdiği görev ve sorumluluklara uygun davranır.C C +
7 Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklarB B +
8 Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine
önemli katkılarını fark ederA B -
9 Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir.D B -
10 Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine
önemli katkılarını fark ederB B +

Din K.ve A.B. DC ÖC ?

1 5.1.1. Evrendeki mükemmel düzen ile Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar.A D -
2 5.1.2. Allah’ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. B B +
3 5.1.3. Allah’ın (c.c.) Rahmân ve Rahîm isimlerinin yansımalarına örnekler verir.A C -
4 5.1.1. Evrendeki mükemmel düzen ile Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar.B A -
5 5.1.2. Allah’ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. C A -
6 5.1.3. Allah’ın (c.c.) Rahmân ve Rahîm isimlerinin yansımalarına örnekler verir.D C -
7 5.1.4. Allah’ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur.B B +
8 5.1.4. Allah’ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur.C B -
9 5.1.1. Evrendeki mükemmel düzen ile Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar.D C -
10 5.1.1. Evrendeki mükemmel düzen ile Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar.B B +

İngilizce DC ÖC ?

1 Students will be able to read and understand timetable for their lessons. C D -
2 Students will be able to understand conversations about personal information.B B +
3 Students will be able to understand simple personal information. A C -
4 Students will be able to understand simple personal information. D D +
5 Students will be able to exchange simple personal information. C D -
6 Students will be able to introduce themselves and meet other people. A B -
7 Students will be able to read and understand picture conversations about personal information.D B -
8 Students will be able to give directions in a simple way. D C -
9 Students will be able to talk about the locations of things in conversations.D B -



5. SINIF 1.DENEME

ŞIRNAK / ŞIRNAK MERKEZ
Atatürk Ortaokulu

110 - MELİKE KİRAÇ
5A

116,373

75 22 53 0 6

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Başarı %

ŞUBE KURUM İLÇE İL GENEL

Sıra: 18
Katılım: 19

Ortalama: 17,35

Sıra: 50
Katılım: 61

Ortalama: 12,85

Sıra: 299
Katılım: 393

Ortalama: 10,89

Sıra: 397
Katılım: 576

Ortalama: 8,90

Sıra: 56677
Katılım: 67611

Ortalama: 29,73

Türkçe

Soru Sayısı
15

Doğru
5

Yanlış
10

Boş
0

Net
1,67

A Cevap Anahtarı
123456789012345

BDBACADBCDDCACD

cDdcadDaacadACD

Öğr. %11

Sınıf %27

Kurum %16

İlçe %15

İl %12

Genel %36

 

Matematik

Soru Sayısı
15

Doğru
1

Yanlış
14

Boş
0

Net
-3,67

A Cevap Anahtarı
123456789012345

ACBCCDBBDCCDCDB

ddcdaadccdaaaDd

Öğr. %-24

Sınıf %3

Kurum %9

İlçe %7

İl %5

Genel %9

 

Fen

Soru Sayısı
15

Doğru
7

Yanlış
8

Boş
0

Net
4,33

A Cevap Anahtarı
123456789012345

DACACDACCCDABCD

DbbbCaAdCCbcBdD

Öğr. %29

Sınıf %32

Kurum %22

İlçe %23

İl %19

Genel %36

 

Sosyal Bil.

Soru Sayısı
10

Doğru
3

Yanlış
7

Boş
0

Net
0,67

A Cevap Anahtarı
123456789012345

BCACDCBADB

dCACbbdbbc

Öğr. %7

Sınıf %25

Kurum %16

İlçe %15

İl %13

Genel %39

 

Din K.ve A.B.

Soru Sayısı
10

Doğru
2

Yanlış
8

Boş
0

Net
-0,67

A Cevap Anahtarı
123456789012345

ABABCDBCDB

dcAcbbdacB

Öğr. %-7

Sınıf %33

Kurum %24

İlçe %19

İl %16

Genel %88

 

İngilizce

Soru Sayısı
10

Doğru
4

Yanlış
6

Boş
0

Net
2,00

A Cevap Anahtarı
123456789012345

CBADCADDDB

aBAcddDbaB

Öğr. %20

Sınıf %22

Kurum %20

İlçe %13

İl %10

Genel %51

 

SORU ANALİZİ

Türkçe DC ÖC ?

1 Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.B C -
2 Metni yorumlar D D +
3 Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. B D -
4 Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. A C -
5 Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. C A -
6 Metinle ilgili sorular A D -
7 Metinle ilgili sorulara cevap verir. D D +
8 Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. B A -
9 Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. C A -
10 Bir işin işlem basamaklarını yazar. D C -

Matematik DC ÖC ?

1 M.5.1.2.5. En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler.A D -
2 M.5.1.1.3. Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur.C D -
3 M.5.1.2.1. En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar.B C -
4 M.5.1.1.1. En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. C D -
5 M.5.1.2.3. Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder.C A -
6 M.5.1.2.2. İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır.D A -
7 M.5.1.2.5. En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler.B D -
8 M.5.1.2.5. En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler.B C -
9 M.5.1.2.4. En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar. D C -
10 M.5.1.2.8. Bölme işlemine ilişkin problem durumlarında kalanı yorumlar. C D -

Fen DC ÖC ?

1 Ay’ın ana ve ara evreleri arasındaki farkı / farkları belirtilir. D D +
2 Ay’ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. A B -
3 Ay’ın evreleri ile Ay’ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar.C B -
4 Dünya’dan bakıldığında Ay’ın hep aynı yüzünün görüldüğü belirtilir A B -
5 Güneş, Dünya ve Ay’ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar.C C +
6 Güneş’in dönme hareketi yaptığı belirtilir D A -
7 Güneş’in büyüklüğünü Dünya’nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar.A A +
8 Güneş’in özelliklerini açıklar. C D -
9 Ay’ın yüzey yapısı hakkında bilgi verilir. C C +
10 Ay’ın iki ana evresi arasında geçen sürenin bir hafta olduğu belirtilir. C C +

Sosyal Bil. DC ÖC ?

1 Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti’nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine
katkısını fark ederB D -
2 Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklarC C +
3 Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir.A A +
4 Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine
önemli katkılarını fark ederC C +
5 Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir.D B -
6 Sahip olduğu haklarının farkında olan bir birey olarak katıldığı gruplarda aldığı rollerin
gerektirdiği görev ve sorumluluklara uygun davranır.C B -
7 Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklarB D -
8 Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine
önemli katkılarını fark ederA B -
9 Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir.D B -
10 Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine
önemli katkılarını fark ederB C -

Din K.ve A.B. DC ÖC ?

1 5.1.1. Evrendeki mükemmel düzen ile Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar.A D -
2 5.1.2. Allah’ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. B C -
3 5.1.3. Allah’ın (c.c.) Rahmân ve Rahîm isimlerinin yansımalarına örnekler verir.A A +
4 5.1.1. Evrendeki mükemmel düzen ile Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar.B C -
5 5.1.2. Allah’ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. C B -
6 5.1.3. Allah’ın (c.c.) Rahmân ve Rahîm isimlerinin yansımalarına örnekler verir.D B -
7 5.1.4. Allah’ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur.B D -
8 5.1.4. Allah’ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur.C A -
9 5.1.1. Evrendeki mükemmel düzen ile Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar.D C -
10 5.1.1. Evrendeki mükemmel düzen ile Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar.B B +

İngilizce DC ÖC ?

1 Students will be able to read and understand timetable for their lessons. C A -
2 Students will be able to understand conversations about personal information.B B +
3 Students will be able to understand simple personal information. A A +
4 Students will be able to understand simple personal information. D C -
5 Students will be able to exchange simple personal information. C D -
6 Students will be able to introduce themselves and meet other people. A D -
7 Students will be able to read and understand picture conversations about personal information.D D +
8 Students will be able to give directions in a simple way. D B -
9 Students will be able to talk about the locations of things in conversations.D A -



5. SINIF 1.DENEME

ŞIRNAK / ŞIRNAK MERKEZ
Atatürk Ortaokulu

90 - MİRAY DEMİ KOÇ
5A

202,942

75 32 43 0 24

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Başarı %

ŞUBE KURUM İLÇE İL GENEL

Sıra: 8
Katılım: 19

Ortalama: 17,35

Sıra: 13
Katılım: 61

Ortalama: 12,85

Sıra: 68
Katılım: 393

Ortalama: 10,89

Sıra: 77
Katılım: 576

Ortalama: 8,90

Sıra: 34060
Katılım: 67611

Ortalama: 29,73

Türkçe

Soru Sayısı
15

Doğru
8

Yanlış
7

Boş
0

Net
5,67

B Cevap Anahtarı
123456789012345

BABDCBCADCADDDC

BcBDCaddDdADbbC

Öğr. %38

Sınıf %27

Kurum %16

İlçe %15

İl %12

Genel %36

 

Matematik

Soru Sayısı
15

Doğru
6

Yanlış
9

Boş
0

Net
3,00

B Cevap Anahtarı
123456789012345

BCACBBDCDDCCCBD

BdACcdDbDbdCdca

Öğr. %20

Sınıf %3

Kurum %9

İlçe %7

İl %5

Genel %9

 

Fen

Soru Sayısı
15

Doğru
7

Yanlış
8

Boş
0

Net
4,33

B Cevap Anahtarı
123456789012345

CADAACCDDACCDCB

abbAAdCbbACdbCB

Öğr. %29

Sınıf %32

Kurum %22

İlçe %23

İl %19

Genel %36

 

Sosyal Bil.

Soru Sayısı
10

Doğru
4

Yanlış
6

Boş
0

Net
2,00

B Cevap Anahtarı
123456789012345

CDBCADBCBA

bbdCADdCcb

Öğr. %20

Sınıf %25

Kurum %16

İlçe %15

İl %13

Genel %39

 

Din K.ve A.B.

Soru Sayısı
10

Doğru
4

Yanlış
6

Boş
0

Net
2,00

B Cevap Anahtarı
123456789012345

BCDABADBBC

BaccBAcaaC

Öğr. %20

Sınıf %33

Kurum %24

İlçe %19

İl %16

Genel %88

 

İngilizce

Soru Sayısı
10

Doğru
3

Yanlış
7

Boş
0

Net
0,67

B Cevap Anahtarı
123456789012345

CDADCABDDB

bacDbdaDDd

Öğr. %7

Sınıf %22

Kurum %20

İlçe %13

İl %10

Genel %51

 

SORU ANALİZİ

Türkçe DC ÖC ?

1 Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. B B +
2 Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. A C -
3 Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.B B +
4 Metni yorumlar D D +
5 Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. C C +
6 Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. B A -
7 Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. C D -
8 Metinle ilgili sorular A D -
9 Metinle ilgili sorulara cevap verir. D D +
10 Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. C D -

Matematik DC ÖC ?

1 M.5.1.2.1. En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar.B B +
2 M.5.1.1.1. En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. C D -
3 M.5.1.2.5. En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler.A A +
4 M.5.1.1.3. Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur.C C +
5 M.5.1.2.5. En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler.B C -
6 M.5.1.2.5. En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler.B D -
7 M.5.1.2.4. En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar. D D +
8 M.5.1.2.3. Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder.C B -
9 M.5.1.2.2. İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır.D D +
10 M.5.1.1.3. Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur.D B -

Fen DC ÖC ?

1 Ay’ın evreleri ile Ay’ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar.C A -
2 Dünya’dan bakıldığında Ay’ın hep aynı yüzünün görüldüğü belirtilir A B -
3 Ay’ın ana ve ara evreleri arasındaki farkı / farkları belirtilir. D B -
4 Ay’ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. A A +
5 Güneş’in büyüklüğünü Dünya’nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar.A A +
6 Güneş’in özelliklerini açıklar. C D -
7 Güneş, Dünya ve Ay’ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar.C C +
8 Güneş’in dönme hareketi yaptığı belirtilir D B -
9 Ay’ın evreleri ile Ay’ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar.D B -
10 Ay’da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. A A +

Sosyal Bil. DC ÖC ?

1 Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine
önemli katkılarını fark ederC B -
2 Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir.D B -
3 Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti’nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine
katkısını fark ederB D -
4 Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklarC C +
5 Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir.A A +
6 Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir.D D +
7 Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine
önemli katkılarını fark ederB D -
8 Sahip olduğu haklarının farkında olan bir birey olarak katıldığı gruplarda aldığı rollerin
gerektirdiği görev ve sorumluluklara uygun davranır.C C +
9 Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklarB C -
10 Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine
önemli katkılarını fark ederA B -

Din K.ve A.B. DC ÖC ?

1 5.1.1. Evrendeki mükemmel düzen ile Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar.B B +
2 5.1.2. Allah’ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. C A -
3 5.1.3. Allah’ın (c.c.) Rahmân ve Rahîm isimlerinin yansımalarına örnekler verir.D C -
4 5.1.1. Evrendeki mükemmel düzen ile Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar.A C -
5 5.1.2. Allah’ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. B B +
6 5.1.3. Allah’ın (c.c.) Rahmân ve Rahîm isimlerinin yansımalarına örnekler verir.A A +
7 5.1.1. Evrendeki mükemmel düzen ile Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar.D C -
8 5.1.1. Evrendeki mükemmel düzen ile Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar.B A -
9 5.1.4. Allah’ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur.B A -
10 5.1.4. Allah’ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur.C C +

İngilizce DC ÖC ?

1 Students will be able to exchange simple personal information. C B -
2 Students will be able to understand simple personal information. D A -
3 Students will be able to introduce themselves and meet other people. A C -
4 Students will be able to read and understand picture conversations about personal information.D D +
5 Students will be able to read and understand timetable for their lessons. C B -
6 Students will be able to understand simple personal information. A D -
7 Students will be able to introduce themselves. B A -
8 Students will be able to give directions in a simple way. D D +
9 Students will be able to talk about the locations of things in conversations.D D +



5. SINIF 1.DENEME

ŞIRNAK / ŞIRNAK MERKEZ
Atatürk Ortaokulu

181 - NUDEM KOLUMAN
5A

155,269

75 25 50 0 11

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Başarı %

ŞUBE KURUM İLÇE İL GENEL

Sıra: 12
Katılım: 19

Ortalama: 17,35

Sıra: 30
Katılım: 61

Ortalama: 12,85

Sıra: 173
Katılım: 393

Ortalama: 10,89

Sıra: 208
Katılım: 576

Ortalama: 8,90

Sıra: 55041
Katılım: 67611

Ortalama: 29,73

Türkçe

Soru Sayısı
15

Doğru
4

Yanlış
11

Boş
0

Net
0,33

A Cevap Anahtarı
123456789012345

BDBACADBCDDCACD

dbacbdDBCcabcCb

Öğr. %2

Sınıf %27

Kurum %16

İlçe %15

İl %12

Genel %36

 

Matematik

Soru Sayısı
15

Doğru
4

Yanlış
11

Boş
0

Net
0,33

A Cevap Anahtarı
123456789012345

ACBCCDBBDCCDCDB

AdcabadaDbCcdDa

Öğr. %2

Sınıf %3

Kurum %9

İlçe %7

İl %5

Genel %9

 

Fen

Soru Sayısı
15

Doğru
9

Yanlış
6

Boş
0

Net
7,00

A Cevap Anahtarı
123456789012345

DACACDACCCDABCD

cbdbCDACCCDcBaD

Öğr. %47

Sınıf %32

Kurum %22

İlçe %23

İl %19

Genel %36

 

Sosyal Bil.

Soru Sayısı
10

Doğru
2

Yanlış
8

Boş
0

Net
-0,67

A Cevap Anahtarı
123456789012345

BCACDCBADB

cadCbCadac

Öğr. %-7

Sınıf %25

Kurum %16

İlçe %15

İl %13

Genel %39

 

Din K.ve A.B.

Soru Sayısı
10

Doğru
5

Yanlış
5

Boş
0

Net
3,33

A Cevap Anahtarı
123456789012345

ABABCDBCDB

AadBaDBCaa

Öğr. %33

Sınıf %33

Kurum %24

İlçe %19

İl %16

Genel %88

 

İngilizce

Soru Sayısı
10

Doğru
1

Yanlış
9

Boş
0

Net
-2,00

A Cevap Anahtarı
123456789012345

CBADCADDDB

ddbbacDbac

Öğr. %-20

Sınıf %22

Kurum %20

İlçe %13

İl %10

Genel %51

 

SORU ANALİZİ

Türkçe DC ÖC ?

1 Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.B D -
2 Metni yorumlar D B -
3 Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. B A -
4 Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. A C -
5 Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. C B -
6 Metinle ilgili sorular A D -
7 Metinle ilgili sorulara cevap verir. D D +
8 Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. B B +
9 Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. C C +
10 Bir işin işlem basamaklarını yazar. D C -

Matematik DC ÖC ?

1 M.5.1.2.5. En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler.A A +
2 M.5.1.1.3. Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur.C D -
3 M.5.1.2.1. En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar.B C -
4 M.5.1.1.1. En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. C A -
5 M.5.1.2.3. Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder.C B -
6 M.5.1.2.2. İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır.D A -
7 M.5.1.2.5. En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler.B D -
8 M.5.1.2.5. En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler.B A -
9 M.5.1.2.4. En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar. D D +
10 M.5.1.2.8. Bölme işlemine ilişkin problem durumlarında kalanı yorumlar. C B -

Fen DC ÖC ?

1 Ay’ın ana ve ara evreleri arasındaki farkı / farkları belirtilir. D C -
2 Ay’ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. A B -
3 Ay’ın evreleri ile Ay’ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar.C D -
4 Dünya’dan bakıldığında Ay’ın hep aynı yüzünün görüldüğü belirtilir A B -
5 Güneş, Dünya ve Ay’ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar.C C +
6 Güneş’in dönme hareketi yaptığı belirtilir D D +
7 Güneş’in büyüklüğünü Dünya’nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar.A A +
8 Güneş’in özelliklerini açıklar. C C +
9 Ay’ın yüzey yapısı hakkında bilgi verilir. C C +
10 Ay’ın iki ana evresi arasında geçen sürenin bir hafta olduğu belirtilir. C C +

Sosyal Bil. DC ÖC ?

1 Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti’nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine
katkısını fark ederB C -
2 Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklarC A -
3 Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir.A D -
4 Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine
önemli katkılarını fark ederC C +
5 Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir.D B -
6 Sahip olduğu haklarının farkında olan bir birey olarak katıldığı gruplarda aldığı rollerin
gerektirdiği görev ve sorumluluklara uygun davranır.C C +
7 Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklarB A -
8 Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine
önemli katkılarını fark ederA D -
9 Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir.D A -
10 Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine
önemli katkılarını fark ederB C -

Din K.ve A.B. DC ÖC ?

1 5.1.1. Evrendeki mükemmel düzen ile Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar.A A +
2 5.1.2. Allah’ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. B A -
3 5.1.3. Allah’ın (c.c.) Rahmân ve Rahîm isimlerinin yansımalarına örnekler verir.A D -
4 5.1.1. Evrendeki mükemmel düzen ile Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar.B B +
5 5.1.2. Allah’ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. C A -
6 5.1.3. Allah’ın (c.c.) Rahmân ve Rahîm isimlerinin yansımalarına örnekler verir.D D +
7 5.1.4. Allah’ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur.B B +
8 5.1.4. Allah’ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur.C C +
9 5.1.1. Evrendeki mükemmel düzen ile Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar.D A -
10 5.1.1. Evrendeki mükemmel düzen ile Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar.B A -

İngilizce DC ÖC ?

1 Students will be able to read and understand timetable for their lessons. C D -
2 Students will be able to understand conversations about personal information.B D -
3 Students will be able to understand simple personal information. A B -
4 Students will be able to understand simple personal information. D B -
5 Students will be able to exchange simple personal information. C A -
6 Students will be able to introduce themselves and meet other people. A C -
7 Students will be able to read and understand picture conversations about personal information.D D +
8 Students will be able to give directions in a simple way. D B -
9 Students will be able to talk about the locations of things in conversations.D A -



5. SINIF 1.DENEME

ŞIRNAK / ŞIRNAK MERKEZ
Atatürk Ortaokulu

0 - NUH KOLUMAN
5A

79,688

75 17 56 2 -2

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Başarı %

ŞUBE KURUM İLÇE İL GENEL

Sıra: 19
Katılım: 19

Ortalama: 17,35

Sıra: 61
Katılım: 61

Ortalama: 12,85

Sıra: 369
Katılım: 393

Ortalama: 10,89

Sıra: 526
Katılım: 576

Ortalama: 8,90

Sıra: 67274
Katılım: 67611

Ortalama: 29,73

Türkçe

Soru Sayısı
15

Doğru
4

Yanlış
10

Boş
1

Net
0,67

B Cevap Anahtarı
123456789012345

BABDCBCADCADDDC

cdBDadCAbdc bba

Öğr. %4

Sınıf %27

Kurum %16

İlçe %15

İl %12

Genel %36

 

Matematik

Soru Sayısı
15

Doğru
2

Yanlış
13

Boş
0

Net
-2,33

B Cevap Anahtarı
123456789012345

BCACBBDCDDCCCBD

abAadccdbaCbadc

Öğr. %-16

Sınıf %3

Kurum %9

İlçe %7

İl %5

Genel %9

 

Fen

Soru Sayısı
15

Doğru
3

Yanlış
11

Boş
1

Net
-0,67

B Cevap Anahtarı
123456789012345

CADAACCDDACCDCB

ddabAdCaacaCad 

Öğr. %-4

Sınıf %32

Kurum %22

İlçe %23

İl %19

Genel %36

 

Sosyal Bil.

Soru Sayısı
10

Doğru
3

Yanlış
7

Boş
0

Net
0,67

B Cevap Anahtarı
123456789012345

CDBCADBCBA

CaaCdbdCad

Öğr. %7

Sınıf %25

Kurum %16

İlçe %15

İl %13

Genel %39

 

Din K.ve A.B.

Soru Sayısı
10

Doğru
5

Yanlış
5

Boş
0

Net
3,33

B Cevap Anahtarı
123456789012345

BCDABADBBC

BabABAcadC

Öğr. %33

Sınıf %33

Kurum %24

İlçe %19

İl %16

Genel %88

 

İngilizce

Soru Sayısı
10

Doğru
0

Yanlış
10

Boş
0

Net
-3,33

B Cevap Anahtarı
123456789012345

CDADCABDDB

accbabdbac

Öğr. %-33

Sınıf %22

Kurum %20

İlçe %13

İl %10

Genel %51

 

SORU ANALİZİ

Türkçe DC ÖC ?

1 Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. B C -
2 Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. A D -
3 Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.B B +
4 Metni yorumlar D D +
5 Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. C A -
6 Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. B D -
7 Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. C C +
8 Metinle ilgili sorular A A +
9 Metinle ilgili sorulara cevap verir. D B -
10 Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. C D -

Matematik DC ÖC ?

1 M.5.1.2.1. En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar.B A -
2 M.5.1.1.1. En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. C B -
3 M.5.1.2.5. En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler.A A +
4 M.5.1.1.3. Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur.C A -
5 M.5.1.2.5. En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler.B D -
6 M.5.1.2.5. En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler.B C -
7 M.5.1.2.4. En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar. D C -
8 M.5.1.2.3. Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder.C D -
9 M.5.1.2.2. İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır.D B -
10 M.5.1.1.3. Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur.D A -

Fen DC ÖC ?

1 Ay’ın evreleri ile Ay’ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar.C D -
2 Dünya’dan bakıldığında Ay’ın hep aynı yüzünün görüldüğü belirtilir A D -
3 Ay’ın ana ve ara evreleri arasındaki farkı / farkları belirtilir. D A -
4 Ay’ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. A B -
5 Güneş’in büyüklüğünü Dünya’nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar.A A +
6 Güneş’in özelliklerini açıklar. C D -
7 Güneş, Dünya ve Ay’ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar.C C +
8 Güneş’in dönme hareketi yaptığı belirtilir D A -
9 Ay’ın evreleri ile Ay’ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar.D A -
10 Ay’da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. A C -

Sosyal Bil. DC ÖC ?

1 Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine
önemli katkılarını fark ederC C +
2 Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir.D A -
3 Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti’nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine
katkısını fark ederB A -
4 Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklarC C +
5 Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir.A D -
6 Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir.D B -
7 Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine
önemli katkılarını fark ederB D -
8 Sahip olduğu haklarının farkında olan bir birey olarak katıldığı gruplarda aldığı rollerin
gerektirdiği görev ve sorumluluklara uygun davranır.C C +
9 Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklarB A -
10 Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine
önemli katkılarını fark ederA D -

Din K.ve A.B. DC ÖC ?

1 5.1.1. Evrendeki mükemmel düzen ile Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar.B B +
2 5.1.2. Allah’ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. C A -
3 5.1.3. Allah’ın (c.c.) Rahmân ve Rahîm isimlerinin yansımalarına örnekler verir.D B -
4 5.1.1. Evrendeki mükemmel düzen ile Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar.A A +
5 5.1.2. Allah’ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. B B +
6 5.1.3. Allah’ın (c.c.) Rahmân ve Rahîm isimlerinin yansımalarına örnekler verir.A A +
7 5.1.1. Evrendeki mükemmel düzen ile Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar.D C -
8 5.1.1. Evrendeki mükemmel düzen ile Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar.B A -
9 5.1.4. Allah’ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur.B D -
10 5.1.4. Allah’ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur.C C +

İngilizce DC ÖC ?

1 Students will be able to exchange simple personal information. C A -
2 Students will be able to understand simple personal information. D C -
3 Students will be able to introduce themselves and meet other people. A C -
4 Students will be able to read and understand picture conversations about personal information.D B -
5 Students will be able to read and understand timetable for their lessons. C A -
6 Students will be able to understand simple personal information. A B -
7 Students will be able to introduce themselves. B D -
8 Students will be able to give directions in a simple way. D B -
9 Students will be able to talk about the locations of things in conversations.D A -



5. SINIF 1.DENEME

ŞIRNAK / ŞIRNAK MERKEZ
Atatürk Ortaokulu

16 - RUKEN SU YORGA
5A

143,097

75 23 38 14 14

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Başarı %

ŞUBE KURUM İLÇE İL GENEL

Sıra: 13
Katılım: 19

Ortalama: 17,35

Sıra: 36
Katılım: 61

Ortalama: 12,85

Sıra: 212
Katılım: 393

Ortalama: 10,89

Sıra: 265
Katılım: 576

Ortalama: 8,90

Sıra: 55537
Katılım: 67611

Ortalama: 29,73

Türkçe

Soru Sayısı
15

Doğru
4

Yanlış
10

Boş
1

Net
0,67

A Cevap Anahtarı
123456789012345

BDBACADBCDDCACD

accbdcDBabcb CD

Öğr. %4

Sınıf %27

Kurum %16

İlçe %15

İl %12

Genel %36

 

Matematik

Soru Sayısı
15

Doğru
3

Yanlış
11

Boş
1

Net
-0,67

A Cevap Anahtarı
123456789012345

ACBCCDBBDCCDCDB

bbcab dBDaCcbac

Öğr. %-4

Sınıf %3

Kurum %9

İlçe %7

İl %5

Genel %9

 

Fen

Soru Sayısı
15

Doğru
7

Yanlış
8

Boş
0

Net
4,33

A Cevap Anahtarı
123456789012345

DACACDACCCDABCD

cbCAaDAdCaacBdD

Öğr. %29

Sınıf %32

Kurum %22

İlçe %23

İl %19

Genel %36

 

Sosyal Bil.

Soru Sayısı
10

Doğru
5

Yanlış
5

Boş
0

Net
3,33

A Cevap Anahtarı
123456789012345

BCACDCBADB

BbAbbCcAcB

Öğr. %33

Sınıf %25

Kurum %16

İlçe %15

İl %13

Genel %39

 

Din K.ve A.B.

Soru Sayısı
10

Doğru
4

Yanlış
4

Boş
2

Net
2,67

A Cevap Anahtarı
123456789012345

ABABCDBCDB

dcABdcBC  

Öğr. %27

Sınıf %33

Kurum %24

İlçe %19

İl %16

Genel %88

 

SORU ANALİZİ

Türkçe DC ÖC ?

1 Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.B A -
2 Metni yorumlar D C -
3 Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. B C -
4 Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. A B -
5 Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. C D -
6 Metinle ilgili sorular A C -
7 Metinle ilgili sorulara cevap verir. D D +
8 Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. B B +
9 Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. C A -
10 Bir işin işlem basamaklarını yazar. D B -

Matematik DC ÖC ?

1 M.5.1.2.5. En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler.A B -
2 M.5.1.1.3. Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur.C B -
3 M.5.1.2.1. En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar.B C -
4 M.5.1.1.1. En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. C A -
5 M.5.1.2.3. Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder.C B -
6 M.5.1.2.2. İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır.D  b
7 M.5.1.2.5. En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler.B D -
8 M.5.1.2.5. En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler.B B +
9 M.5.1.2.4. En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar. D D +
10 M.5.1.2.8. Bölme işlemine ilişkin problem durumlarında kalanı yorumlar. C A -

Fen DC ÖC ?

1 Ay’ın ana ve ara evreleri arasındaki farkı / farkları belirtilir. D C -
2 Ay’ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. A B -
3 Ay’ın evreleri ile Ay’ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar.C C +
4 Dünya’dan bakıldığında Ay’ın hep aynı yüzünün görüldüğü belirtilir A A +
5 Güneş, Dünya ve Ay’ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar.C A -
6 Güneş’in dönme hareketi yaptığı belirtilir D D +
7 Güneş’in büyüklüğünü Dünya’nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar.A A +
8 Güneş’in özelliklerini açıklar. C D -
9 Ay’ın yüzey yapısı hakkında bilgi verilir. C C +
10 Ay’ın iki ana evresi arasında geçen sürenin bir hafta olduğu belirtilir. C A -

Sosyal Bil. DC ÖC ?

1 Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti’nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine
katkısını fark ederB B +
2 Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklarC B -
3 Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir.A A +
4 Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine
önemli katkılarını fark ederC B -
5 Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir.D B -
6 Sahip olduğu haklarının farkında olan bir birey olarak katıldığı gruplarda aldığı rollerin
gerektirdiği görev ve sorumluluklara uygun davranır.C C +
7 Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklarB C -
8 Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine
önemli katkılarını fark ederA A +
9 Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir.D C -
10 Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine
önemli katkılarını fark ederB B +

Din K.ve A.B. DC ÖC ?

1 5.1.1. Evrendeki mükemmel düzen ile Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar.A D -
2 5.1.2. Allah’ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. B C -
3 5.1.3. Allah’ın (c.c.) Rahmân ve Rahîm isimlerinin yansımalarına örnekler verir.A A +
4 5.1.1. Evrendeki mükemmel düzen ile Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar.B B +
5 5.1.2. Allah’ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. C D -
6 5.1.3. Allah’ın (c.c.) Rahmân ve Rahîm isimlerinin yansımalarına örnekler verir.D C -
7 5.1.4. Allah’ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur.B B +
8 5.1.4. Allah’ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur.C C +
9 5.1.1. Evrendeki mükemmel düzen ile Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar.D  b
10 5.1.1. Evrendeki mükemmel düzen ile Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar.B  b



5. SINIF 1.DENEME

ŞIRNAK / ŞIRNAK MERKEZ
Atatürk Ortaokulu

65 - Ş ELVİN YAYLALI
5A

243,477

75 41 28 6 42

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Başarı %

ŞUBE KURUM İLÇE İL GENEL

Sıra: 5
Katılım: 19

Ortalama: 17,35

Sıra: 8
Katılım: 61

Ortalama: 12,85

Sıra: 27
Katılım: 393

Ortalama: 10,89

Sıra: 29
Katılım: 576

Ortalama: 8,90

Sıra: 13337
Katılım: 67611

Ortalama: 29,73

Türkçe

Soru Sayısı
15

Doğru
9

Yanlış
6

Boş
0

Net
7,00

A Cevap Anahtarı
123456789012345

BDBACADBCDDCACD

BDcAbbDaCDaCAaD

Öğr. %47

Sınıf %27

Kurum %16

İlçe %15

İl %12

Genel %36

 

Matematik

Soru Sayısı
15

Doğru
3

Yanlış
6

Boş
6

Net
1,00

A Cevap Anahtarı
123456789012345

ACBCCDBBDCCDCDB

cbaCbDBdb      

Öğr. %7

Sınıf %3

Kurum %9

İlçe %7

İl %5

Genel %9

 

Fen

Soru Sayısı
15

Doğru
9

Yanlış
6

Boş
0

Net
7,00

A Cevap Anahtarı
123456789012345

DACACDACCCDABCD

aAbACaACaCccBCD

Öğr. %47

Sınıf %32

Kurum %22

İlçe %23

İl %19

Genel %36

 

Sosyal Bil.

Soru Sayısı
10

Doğru
5

Yanlış
5

Boş
0

Net
3,33

A Cevap Anahtarı
123456789012345

BCACDCBADB

aCAbDCddaB

Öğr. %33

Sınıf %25

Kurum %16

İlçe %15

İl %13

Genel %39

 

Din K.ve A.B.

Soru Sayısı
10

Doğru
7

Yanlış
3

Boş
0

Net
6,00

A Cevap Anahtarı
123456789012345

ABABCDBCDB

ABAaCDBbaB

Öğr. %60

Sınıf %33

Kurum %24

İlçe %19

İl %16

Genel %88

 

İngilizce

Soru Sayısı
10

Doğru
8

Yanlış
2

Boş
0

Net
7,33

A Cevap Anahtarı
123456789012345

CBADCADDDB

CcADaADDDB

Öğr. %73

Sınıf %22

Kurum %20

İlçe %13

İl %10

Genel %51

 

SORU ANALİZİ

Türkçe DC ÖC ?

1 Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.B B +
2 Metni yorumlar D D +
3 Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. B C -
4 Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. A A +
5 Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. C B -
6 Metinle ilgili sorular A B -
7 Metinle ilgili sorulara cevap verir. D D +
8 Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. B A -
9 Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. C C +
10 Bir işin işlem basamaklarını yazar. D D +

Matematik DC ÖC ?

1 M.5.1.2.5. En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler.A C -
2 M.5.1.1.3. Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur.C B -
3 M.5.1.2.1. En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar.B A -
4 M.5.1.1.1. En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. C C +
5 M.5.1.2.3. Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder.C B -
6 M.5.1.2.2. İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır.D D +
7 M.5.1.2.5. En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler.B B +
8 M.5.1.2.5. En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler.B D -
9 M.5.1.2.4. En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar. D B -
10 M.5.1.2.8. Bölme işlemine ilişkin problem durumlarında kalanı yorumlar. C  b

Fen DC ÖC ?

1 Ay’ın ana ve ara evreleri arasındaki farkı / farkları belirtilir. D A -
2 Ay’ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. A A +
3 Ay’ın evreleri ile Ay’ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar.C B -
4 Dünya’dan bakıldığında Ay’ın hep aynı yüzünün görüldüğü belirtilir A A +
5 Güneş, Dünya ve Ay’ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar.C C +
6 Güneş’in dönme hareketi yaptığı belirtilir D A -
7 Güneş’in büyüklüğünü Dünya’nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar.A A +
8 Güneş’in özelliklerini açıklar. C C +
9 Ay’ın yüzey yapısı hakkında bilgi verilir. C A -
10 Ay’ın iki ana evresi arasında geçen sürenin bir hafta olduğu belirtilir. C C +

Sosyal Bil. DC ÖC ?

1 Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti’nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine
katkısını fark ederB A -
2 Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklarC C +
3 Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir.A A +
4 Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine
önemli katkılarını fark ederC B -
5 Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir.D D +
6 Sahip olduğu haklarının farkında olan bir birey olarak katıldığı gruplarda aldığı rollerin
gerektirdiği görev ve sorumluluklara uygun davranır.C C +
7 Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklarB D -
8 Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine
önemli katkılarını fark ederA D -
9 Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir.D A -
10 Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine
önemli katkılarını fark ederB B +

Din K.ve A.B. DC ÖC ?

1 5.1.1. Evrendeki mükemmel düzen ile Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar.A A +
2 5.1.2. Allah’ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. B B +
3 5.1.3. Allah’ın (c.c.) Rahmân ve Rahîm isimlerinin yansımalarına örnekler verir.A A +
4 5.1.1. Evrendeki mükemmel düzen ile Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar.B A -
5 5.1.2. Allah’ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. C C +
6 5.1.3. Allah’ın (c.c.) Rahmân ve Rahîm isimlerinin yansımalarına örnekler verir.D D +
7 5.1.4. Allah’ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur.B B +
8 5.1.4. Allah’ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur.C B -
9 5.1.1. Evrendeki mükemmel düzen ile Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar.D A -
10 5.1.1. Evrendeki mükemmel düzen ile Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar.B B +

İngilizce DC ÖC ?

1 Students will be able to read and understand timetable for their lessons. C C +
2 Students will be able to understand conversations about personal information.B C -
3 Students will be able to understand simple personal information. A A +
4 Students will be able to understand simple personal information. D D +
5 Students will be able to exchange simple personal information. C A -
6 Students will be able to introduce themselves and meet other people. A A +
7 Students will be able to read and understand picture conversations about personal information.D D +
8 Students will be able to give directions in a simple way. D D +
9 Students will be able to talk about the locations of things in conversations.D D +



5. SINIF 1.DENEME

ŞIRNAK / ŞIRNAK MERKEZ
Atatürk Ortaokulu

1 - SABİTYUSUF ANIK
5A

211,347

75 36 39 0 31

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Başarı %

ŞUBE KURUM İLÇE İL GENEL

Sıra: 7
Katılım: 19

Ortalama: 17,35

Sıra: 12
Katılım: 61

Ortalama: 12,85

Sıra: 55
Katılım: 393

Ortalama: 10,89

Sıra: 61
Katılım: 576

Ortalama: 8,90

Sıra: 33692
Katılım: 67611

Ortalama: 29,73

Türkçe

Soru Sayısı
15

Doğru
9

Yanlış
6

Boş
0

Net
7,00

B Cevap Anahtarı
123456789012345

BABDCBCADCADDDC

BbcDbaCADCAcDbC

Öğr. %47

Sınıf %27

Kurum %16

İlçe %15

İl %12

Genel %36

 

Matematik

Soru Sayısı
15

Doğru
4

Yanlış
11

Boş
0

Net
0,33

B Cevap Anahtarı
123456789012345

BCACBBDCDDCCCBD

cacCaBDdabCdbcc

Öğr. %2

Sınıf %3

Kurum %9

İlçe %7

İl %5

Genel %9

 

Fen

Soru Sayısı
15

Doğru
8

Yanlış
7

Boş
0

Net
5,67

B Cevap Anahtarı
123456789012345

CADAACCDDACCDCB

bAccACCDbdCdbCB

Öğr. %38

Sınıf %32

Kurum %22

İlçe %23

İl %19

Genel %36

 

Sosyal Bil.

Soru Sayısı
10

Doğru
7

Yanlış
3

Boş
0

Net
6,00

B Cevap Anahtarı
123456789012345

CDBCADBCBA

CaBCdDBCBd

Öğr. %60

Sınıf %25

Kurum %16

İlçe %15

İl %13

Genel %39

 

Din K.ve A.B.

Soru Sayısı
10

Doğru
4

Yanlış
6

Boş
0

Net
2,00

B Cevap Anahtarı
123456789012345

BCDABADBBC

dbDccAaBBa

Öğr. %20

Sınıf %33

Kurum %24

İlçe %19

İl %16

Genel %88

 

İngilizce

Soru Sayısı
10

Doğru
4

Yanlış
6

Boş
0

Net
2,00

B Cevap Anahtarı
123456789012345

CDADCABDDB

CDbDCdccbc

Öğr. %20

Sınıf %22

Kurum %20

İlçe %13

İl %10

Genel %51

 

SORU ANALİZİ

Türkçe DC ÖC ?

1 Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. B B +
2 Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. A B -
3 Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.B C -
4 Metni yorumlar D D +
5 Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. C B -
6 Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. B A -
7 Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. C C +
8 Metinle ilgili sorular A A +
9 Metinle ilgili sorulara cevap verir. D D +
10 Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. C C +

Matematik DC ÖC ?

1 M.5.1.2.1. En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar.B C -
2 M.5.1.1.1. En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. C A -
3 M.5.1.2.5. En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler.A C -
4 M.5.1.1.3. Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur.C C +
5 M.5.1.2.5. En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler.B A -
6 M.5.1.2.5. En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler.B B +
7 M.5.1.2.4. En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar. D D +
8 M.5.1.2.3. Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder.C D -
9 M.5.1.2.2. İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır.D A -
10 M.5.1.1.3. Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur.D B -

Fen DC ÖC ?

1 Ay’ın evreleri ile Ay’ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar.C B -
2 Dünya’dan bakıldığında Ay’ın hep aynı yüzünün görüldüğü belirtilir A A +
3 Ay’ın ana ve ara evreleri arasındaki farkı / farkları belirtilir. D C -
4 Ay’ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. A C -
5 Güneş’in büyüklüğünü Dünya’nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar.A A +
6 Güneş’in özelliklerini açıklar. C C +
7 Güneş, Dünya ve Ay’ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar.C C +
8 Güneş’in dönme hareketi yaptığı belirtilir D D +
9 Ay’ın evreleri ile Ay’ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar.D B -
10 Ay’da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. A D -

Sosyal Bil. DC ÖC ?

1 Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine
önemli katkılarını fark ederC C +
2 Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir.D A -
3 Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti’nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine
katkısını fark ederB B +
4 Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklarC C +
5 Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir.A D -
6 Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir.D D +
7 Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine
önemli katkılarını fark ederB B +
8 Sahip olduğu haklarının farkında olan bir birey olarak katıldığı gruplarda aldığı rollerin
gerektirdiği görev ve sorumluluklara uygun davranır.C C +
9 Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklarB B +
10 Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine
önemli katkılarını fark ederA D -

Din K.ve A.B. DC ÖC ?

1 5.1.1. Evrendeki mükemmel düzen ile Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar.B D -
2 5.1.2. Allah’ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. C B -
3 5.1.3. Allah’ın (c.c.) Rahmân ve Rahîm isimlerinin yansımalarına örnekler verir.D D +
4 5.1.1. Evrendeki mükemmel düzen ile Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar.A C -
5 5.1.2. Allah’ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. B C -
6 5.1.3. Allah’ın (c.c.) Rahmân ve Rahîm isimlerinin yansımalarına örnekler verir.A A +
7 5.1.1. Evrendeki mükemmel düzen ile Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar.D A -
8 5.1.1. Evrendeki mükemmel düzen ile Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar.B B +
9 5.1.4. Allah’ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur.B B +
10 5.1.4. Allah’ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur.C A -

İngilizce DC ÖC ?

1 Students will be able to exchange simple personal information. C C +
2 Students will be able to understand simple personal information. D D +
3 Students will be able to introduce themselves and meet other people. A B -
4 Students will be able to read and understand picture conversations about personal information.D D +
5 Students will be able to read and understand timetable for their lessons. C C +
6 Students will be able to understand simple personal information. A D -
7 Students will be able to introduce themselves. B C -
8 Students will be able to give directions in a simple way. D C -
9 Students will be able to talk about the locations of things in conversations.D B -



5. SINIF 1.DENEME

ŞIRNAK / ŞIRNAK MERKEZ
Atatürk Ortaokulu

43600 - ŞAHİN AYAZ
5A

126,169

75 22 53 0 6

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Başarı %

ŞUBE KURUM İLÇE İL GENEL

Sıra: 15
Katılım: 19

Ortalama: 17,35

Sıra: 41
Katılım: 61

Ortalama: 12,85

Sıra: 271
Katılım: 393

Ortalama: 10,89

Sıra: 351
Katılım: 576

Ortalama: 8,90

Sıra: 56278
Katılım: 67611

Ortalama: 29,73

Türkçe

Soru Sayısı
15

Doğru
5

Yanlış
10

Boş
0

Net
1,67

A Cevap Anahtarı
123456789012345

BDBACADBCDDCACD

abcdCbaBCDcbAbc

Öğr. %11

Sınıf %27

Kurum %16

İlçe %15

İl %12

Genel %36

 

Matematik

Soru Sayısı
15

Doğru
3

Yanlış
12

Boş
0

Net
-1,00

A Cevap Anahtarı
123456789012345

ACBCCDBBDCCDCDB

cdBadDBdbdbcaad

Öğr. %-7

Sınıf %3

Kurum %9

İlçe %7

İl %5

Genel %9

 

Fen

Soru Sayısı
15

Doğru
6

Yanlış
9

Boş
0

Net
3,00

A Cevap Anahtarı
123456789012345

DACACDACCCDABCD

abdACDAbdaDbdCa

Öğr. %20

Sınıf %32

Kurum %22

İlçe %23

İl %19

Genel %36

 

Sosyal Bil.

Soru Sayısı
10

Doğru
2

Yanlış
8

Boş
0

Net
-0,67

A Cevap Anahtarı
123456789012345

BCACDCBADB

adcbaCdbDa

Öğr. %-7

Sınıf %25

Kurum %16

İlçe %15

İl %13

Genel %39

 

Din K.ve A.B.

Soru Sayısı
10

Doğru
2

Yanlış
8

Boş
0

Net
-0,67

A Cevap Anahtarı
123456789012345

ABABCDBCDB

dBcaCbdacd

Öğr. %-7

Sınıf %33

Kurum %24

İlçe %19

İl %16

Genel %88

 

İngilizce

Soru Sayısı
10

Doğru
4

Yanlış
6

Boş
0

Net
2,00

A Cevap Anahtarı
123456789012345

CBADCADDDB

CdbDCbabcB

Öğr. %20

Sınıf %22

Kurum %20

İlçe %13

İl %10

Genel %51

 

SORU ANALİZİ

Türkçe DC ÖC ?

1 Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.B A -
2 Metni yorumlar D B -
3 Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. B C -
4 Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. A D -
5 Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. C C +
6 Metinle ilgili sorular A B -
7 Metinle ilgili sorulara cevap verir. D A -
8 Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. B B +
9 Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. C C +
10 Bir işin işlem basamaklarını yazar. D D +

Matematik DC ÖC ?

1 M.5.1.2.5. En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler.A C -
2 M.5.1.1.3. Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur.C D -
3 M.5.1.2.1. En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar.B B +
4 M.5.1.1.1. En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. C A -
5 M.5.1.2.3. Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder.C D -
6 M.5.1.2.2. İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır.D D +
7 M.5.1.2.5. En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler.B B +
8 M.5.1.2.5. En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler.B D -
9 M.5.1.2.4. En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar. D B -
10 M.5.1.2.8. Bölme işlemine ilişkin problem durumlarında kalanı yorumlar. C D -

Fen DC ÖC ?

1 Ay’ın ana ve ara evreleri arasındaki farkı / farkları belirtilir. D A -
2 Ay’ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. A B -
3 Ay’ın evreleri ile Ay’ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar.C D -
4 Dünya’dan bakıldığında Ay’ın hep aynı yüzünün görüldüğü belirtilir A A +
5 Güneş, Dünya ve Ay’ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar.C C +
6 Güneş’in dönme hareketi yaptığı belirtilir D D +
7 Güneş’in büyüklüğünü Dünya’nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar.A A +
8 Güneş’in özelliklerini açıklar. C B -
9 Ay’ın yüzey yapısı hakkında bilgi verilir. C D -
10 Ay’ın iki ana evresi arasında geçen sürenin bir hafta olduğu belirtilir. C A -

Sosyal Bil. DC ÖC ?

1 Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti’nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine
katkısını fark ederB A -
2 Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklarC D -
3 Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir.A C -
4 Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine
önemli katkılarını fark ederC B -
5 Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir.D A -
6 Sahip olduğu haklarının farkında olan bir birey olarak katıldığı gruplarda aldığı rollerin
gerektirdiği görev ve sorumluluklara uygun davranır.C C +
7 Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklarB D -
8 Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine
önemli katkılarını fark ederA B -
9 Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir.D D +
10 Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine
önemli katkılarını fark ederB A -

Din K.ve A.B. DC ÖC ?

1 5.1.1. Evrendeki mükemmel düzen ile Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar.A D -
2 5.1.2. Allah’ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. B B +
3 5.1.3. Allah’ın (c.c.) Rahmân ve Rahîm isimlerinin yansımalarına örnekler verir.A C -
4 5.1.1. Evrendeki mükemmel düzen ile Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar.B A -
5 5.1.2. Allah’ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. C C +
6 5.1.3. Allah’ın (c.c.) Rahmân ve Rahîm isimlerinin yansımalarına örnekler verir.D B -
7 5.1.4. Allah’ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur.B D -
8 5.1.4. Allah’ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur.C A -
9 5.1.1. Evrendeki mükemmel düzen ile Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar.D C -
10 5.1.1. Evrendeki mükemmel düzen ile Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar.B D -

İngilizce DC ÖC ?

1 Students will be able to read and understand timetable for their lessons. C C +
2 Students will be able to understand conversations about personal information.B D -
3 Students will be able to understand simple personal information. A B -
4 Students will be able to understand simple personal information. D D +
5 Students will be able to exchange simple personal information. C C +
6 Students will be able to introduce themselves and meet other people. A B -
7 Students will be able to read and understand picture conversations about personal information.D A -
8 Students will be able to give directions in a simple way. D B -
9 Students will be able to talk about the locations of things in conversations.D C -



5. SINIF 1.DENEME

ŞIRNAK / ŞIRNAK MERKEZ
Atatürk Ortaokulu

456 - SEVDANUR SUN RA
5A

196,951

75 38 35 2 35

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Başarı %

ŞUBE KURUM İLÇE İL GENEL

Sıra: 9
Katılım: 19

Ortalama: 17,35

Sıra: 16
Katılım: 61

Ortalama: 12,85

Sıra: 84
Katılım: 393

Ortalama: 10,89

Sıra: 94
Katılım: 576

Ortalama: 8,90

Sıra: 43824
Katılım: 67611

Ortalama: 29,73

Türkçe

Soru Sayısı
15

Doğru
9

Yanlış
6

Boş
0

Net
7,00

A Cevap Anahtarı
123456789012345

BDBACADBCDDCACD

BDddbADcCDDCAda

Öğr. %47

Sınıf %27

Kurum %16

İlçe %15

İl %12

Genel %36

 

Matematik

Soru Sayısı
15

Doğru
2

Yanlış
13

Boş
0

Net
-2,33

A Cevap Anahtarı
123456789012345

ACBCCDBBDCCDCDB

cadbCbcdcbdDdac

Öğr. %-16

Sınıf %3

Kurum %9

İlçe %7

İl %5

Genel %9

 

Fen

Soru Sayısı
15

Doğru
7

Yanlış
8

Boş
0

Net
4,33

A Cevap Anahtarı
123456789012345

DACACDACCCDABCD

acaAbcAdCaaABCD

Öğr. %29

Sınıf %32

Kurum %22

İlçe %23

İl %19

Genel %36

 

Sosyal Bil.

Soru Sayısı
10

Doğru
8

Yanlış
2

Boş
0

Net
7,33

A Cevap Anahtarı
123456789012345

BCACDCBADB

BCAdDCBdDB

Öğr. %73

Sınıf %25

Kurum %16

İlçe %15

İl %13

Genel %39

 

Din K.ve A.B.

Soru Sayısı
10

Doğru
6

Yanlış
2

Boş
2

Net
5,33

A Cevap Anahtarı
123456789012345

ABABCDBCDB

AB BCadCD 

Öğr. %53

Sınıf %33

Kurum %24

İlçe %19

İl %16

Genel %88

 

İngilizce

Soru Sayısı
10

Doğru
6

Yanlış
4

Boş
0

Net
4,67

A Cevap Anahtarı
123456789012345

CBADCADDDB

CB*DbADaDa

Öğr. %47

Sınıf %22

Kurum %20

İlçe %13

İl %10

Genel %51

 

SORU ANALİZİ

Türkçe DC ÖC ?

1 Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.B B +
2 Metni yorumlar D D +
3 Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. B D -
4 Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. A D -
5 Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. C B -
6 Metinle ilgili sorular A A +
7 Metinle ilgili sorulara cevap verir. D D +
8 Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. B C -
9 Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. C C +
10 Bir işin işlem basamaklarını yazar. D D +

Matematik DC ÖC ?

1 M.5.1.2.5. En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler.A C -
2 M.5.1.1.3. Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur.C A -
3 M.5.1.2.1. En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar.B D -
4 M.5.1.1.1. En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. C B -
5 M.5.1.2.3. Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder.C C +
6 M.5.1.2.2. İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır.D B -
7 M.5.1.2.5. En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler.B C -
8 M.5.1.2.5. En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler.B D -
9 M.5.1.2.4. En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar. D C -
10 M.5.1.2.8. Bölme işlemine ilişkin problem durumlarında kalanı yorumlar. C B -

Fen DC ÖC ?

1 Ay’ın ana ve ara evreleri arasındaki farkı / farkları belirtilir. D A -
2 Ay’ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. A C -
3 Ay’ın evreleri ile Ay’ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar.C A -
4 Dünya’dan bakıldığında Ay’ın hep aynı yüzünün görüldüğü belirtilir A A +
5 Güneş, Dünya ve Ay’ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar.C B -
6 Güneş’in dönme hareketi yaptığı belirtilir D C -
7 Güneş’in büyüklüğünü Dünya’nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar.A A +
8 Güneş’in özelliklerini açıklar. C D -
9 Ay’ın yüzey yapısı hakkında bilgi verilir. C C +
10 Ay’ın iki ana evresi arasında geçen sürenin bir hafta olduğu belirtilir. C A -

Sosyal Bil. DC ÖC ?

1 Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti’nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine
katkısını fark ederB B +
2 Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklarC C +
3 Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir.A A +
4 Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine
önemli katkılarını fark ederC D -
5 Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir.D D +
6 Sahip olduğu haklarının farkında olan bir birey olarak katıldığı gruplarda aldığı rollerin
gerektirdiği görev ve sorumluluklara uygun davranır.C C +
7 Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklarB B +
8 Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine
önemli katkılarını fark ederA D -
9 Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir.D D +
10 Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine
önemli katkılarını fark ederB B +

Din K.ve A.B. DC ÖC ?

1 5.1.1. Evrendeki mükemmel düzen ile Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar.A A +
2 5.1.2. Allah’ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. B B +
3 5.1.3. Allah’ın (c.c.) Rahmân ve Rahîm isimlerinin yansımalarına örnekler verir.A  b
4 5.1.1. Evrendeki mükemmel düzen ile Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar.B B +
5 5.1.2. Allah’ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. C C +
6 5.1.3. Allah’ın (c.c.) Rahmân ve Rahîm isimlerinin yansımalarına örnekler verir.D A -
7 5.1.4. Allah’ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur.B D -
8 5.1.4. Allah’ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur.C C +
9 5.1.1. Evrendeki mükemmel düzen ile Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar.D D +
10 5.1.1. Evrendeki mükemmel düzen ile Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar.B  b

İngilizce DC ÖC ?

1 Students will be able to read and understand timetable for their lessons. C C +
2 Students will be able to understand conversations about personal information.B B +
3 Students will be able to understand simple personal information. A * -
4 Students will be able to understand simple personal information. D D +
5 Students will be able to exchange simple personal information. C B -
6 Students will be able to introduce themselves and meet other people. A A +
7 Students will be able to read and understand picture conversations about personal information.D D +
8 Students will be able to give directions in a simple way. D A -
9 Students will be able to talk about the locations of things in conversations.D D +



5. SINIF 1.DENEME

ŞIRNAK / ŞIRNAK MERKEZ
Atatürk Ortaokulu

477 - SÜMEYYE GÜNGEN
5A

290,818

75 47 28 0 50

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Başarı %

ŞUBE KURUM İLÇE İL GENEL

Sıra: 1
Katılım: 19

Ortalama: 17,35

Sıra: 2
Katılım: 61

Ortalama: 12,85

Sıra: 10
Katılım: 393

Ortalama: 10,89

Sıra: 10
Katılım: 576

Ortalama: 8,90

Sıra: 11604
Katılım: 67611

Ortalama: 29,73

Türkçe

Soru Sayısı
15

Doğru
8

Yanlış
7

Boş
0

Net
5,67

B Cevap Anahtarı
123456789012345

BABDCBCADCADDDC

ccBcaBCdDCADaaC

Öğr. %38

Sınıf %27

Kurum %16

İlçe %15

İl %12

Genel %36

 

Matematik

Soru Sayısı
15

Doğru
7

Yanlış
8

Boş
0

Net
4,33

B Cevap Anahtarı
123456789012345

BCACBBDCDDCCCBD

BCbaaBbCDbCdacD

Öğr. %29

Sınıf %3

Kurum %9

İlçe %7

İl %5

Genel %9

 

Fen

Soru Sayısı
15

Doğru
12

Yanlış
3

Boş
0

Net
11,00

B Cevap Anahtarı
123456789012345

CADAACCDDACCDCB

bAbAACCDDcCCDCB

Öğr. %73

Sınıf %32

Kurum %22

İlçe %23

İl %19

Genel %36

 

Sosyal Bil.

Soru Sayısı
10

Doğru
5

Yanlış
5

Boş
0

Net
3,33

B Cevap Anahtarı
123456789012345

CDBCADBCBA

CDaCAcdCdd

Öğr. %33

Sınıf %25

Kurum %16

İlçe %15

İl %13

Genel %39

 

Din K.ve A.B.

Soru Sayısı
10

Doğru
8

Yanlış
2

Boş
0

Net
7,33

B Cevap Anahtarı
123456789012345

BCDABADBBC

BCDABAcBdC

Öğr. %73

Sınıf %33

Kurum %24

İlçe %19

İl %16

Genel %88

 

İngilizce

Soru Sayısı
10

Doğru
7

Yanlış
3

Boş
0

Net
6,00

B Cevap Anahtarı
123456789012345

CDADCABDDB

CDADCdcDDa

Öğr. %60

Sınıf %22

Kurum %20

İlçe %13

İl %10

Genel %51

 

SORU ANALİZİ

Türkçe DC ÖC ?

1 Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. B C -
2 Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. A C -
3 Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.B B +
4 Metni yorumlar D C -
5 Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. C A -
6 Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. B B +
7 Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. C C +
8 Metinle ilgili sorular A D -
9 Metinle ilgili sorulara cevap verir. D D +
10 Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. C C +

Matematik DC ÖC ?

1 M.5.1.2.1. En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar.B B +
2 M.5.1.1.1. En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. C C +
3 M.5.1.2.5. En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler.A B -
4 M.5.1.1.3. Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur.C A -
5 M.5.1.2.5. En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler.B A -
6 M.5.1.2.5. En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler.B B +
7 M.5.1.2.4. En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar. D B -
8 M.5.1.2.3. Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder.C C +
9 M.5.1.2.2. İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır.D D +
10 M.5.1.1.3. Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur.D B -

Fen DC ÖC ?

1 Ay’ın evreleri ile Ay’ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar.C B -
2 Dünya’dan bakıldığında Ay’ın hep aynı yüzünün görüldüğü belirtilir A A +
3 Ay’ın ana ve ara evreleri arasındaki farkı / farkları belirtilir. D B -
4 Ay’ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. A A +
5 Güneş’in büyüklüğünü Dünya’nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar.A A +
6 Güneş’in özelliklerini açıklar. C C +
7 Güneş, Dünya ve Ay’ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar.C C +
8 Güneş’in dönme hareketi yaptığı belirtilir D D +
9 Ay’ın evreleri ile Ay’ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar.D D +
10 Ay’da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. A C -

Sosyal Bil. DC ÖC ?

1 Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine
önemli katkılarını fark ederC C +
2 Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir.D D +
3 Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti’nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine
katkısını fark ederB A -
4 Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklarC C +
5 Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir.A A +
6 Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir.D C -
7 Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine
önemli katkılarını fark ederB D -
8 Sahip olduğu haklarının farkında olan bir birey olarak katıldığı gruplarda aldığı rollerin
gerektirdiği görev ve sorumluluklara uygun davranır.C C +
9 Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklarB D -
10 Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine
önemli katkılarını fark ederA D -

Din K.ve A.B. DC ÖC ?

1 5.1.1. Evrendeki mükemmel düzen ile Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar.B B +
2 5.1.2. Allah’ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. C C +
3 5.1.3. Allah’ın (c.c.) Rahmân ve Rahîm isimlerinin yansımalarına örnekler verir.D D +
4 5.1.1. Evrendeki mükemmel düzen ile Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar.A A +
5 5.1.2. Allah’ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. B B +
6 5.1.3. Allah’ın (c.c.) Rahmân ve Rahîm isimlerinin yansımalarına örnekler verir.A A +
7 5.1.1. Evrendeki mükemmel düzen ile Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar.D C -
8 5.1.1. Evrendeki mükemmel düzen ile Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar.B B +
9 5.1.4. Allah’ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur.B D -
10 5.1.4. Allah’ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur.C C +

İngilizce DC ÖC ?

1 Students will be able to exchange simple personal information. C C +
2 Students will be able to understand simple personal information. D D +
3 Students will be able to introduce themselves and meet other people. A A +
4 Students will be able to read and understand picture conversations about personal information.D D +
5 Students will be able to read and understand timetable for their lessons. C C +
6 Students will be able to understand simple personal information. A D -
7 Students will be able to introduce themselves. B C -
8 Students will be able to give directions in a simple way. D D +
9 Students will be able to talk about the locations of things in conversations.D D +



5. SINIF 1.DENEME

ŞIRNAK / ŞIRNAK MERKEZ
Atatürk Ortaokulu

0 - TUĞBA ERTENE
5A

252,683

75 40 24 11 43

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Başarı %

ŞUBE KURUM İLÇE İL GENEL

Sıra: 3
Katılım: 19

Ortalama: 17,35

Sıra: 6
Katılım: 61

Ortalama: 12,85

Sıra: 22
Katılım: 393

Ortalama: 10,89

Sıra: 23
Katılım: 576

Ortalama: 8,90

Sıra: 12946
Katılım: 67611

Ortalama: 29,73

Türkçe

Soru Sayısı
15

Doğru
8

Yanlış
6

Boş
1

Net
6,00

A Cevap Anahtarı
123456789012345

BDBACADBCDDCACD

 aBAbADBCbaaAbD

Öğr. %40

Sınıf %27

Kurum %16

İlçe %15

İl %12

Genel %36

 

Matematik

Soru Sayısı
15

Doğru
3

Yanlış
3

Boş
9

Net
2,00

A Cevap Anahtarı
123456789012345

ACBCCDBBDCCDCDB

Aa  CDcc       

Öğr. %13

Sınıf %3

Kurum %9

İlçe %7

İl %5

Genel %9

 

Fen

Soru Sayısı
15

Doğru
10

Yanlış
4

Boş
1

Net
8,67

A Cevap Anahtarı
123456789012345

DACACDACCCDABCD

DAbAaDACC adBCD

Öğr. %58

Sınıf %32

Kurum %22

İlçe %23

İl %19

Genel %36

 

Sosyal Bil.

Soru Sayısı
10

Doğru
7

Yanlış
3

Boş
0

Net
6,00

A Cevap Anahtarı
123456789012345

BCACDCBADB

aCAaDCBADa

Öğr. %60

Sınıf %25

Kurum %16

İlçe %15

İl %13

Genel %39

 

Din K.ve A.B.

Soru Sayısı
10

Doğru
7

Yanlış
3

Boş
0

Net
6,00

A Cevap Anahtarı
123456789012345

ABABCDBCDB

ABbBCaBbDB

Öğr. %60

Sınıf %33

Kurum %24

İlçe %19

İl %16

Genel %88

 

İngilizce

Soru Sayısı
10

Doğru
5

Yanlış
5

Boş
0

Net
3,33

A Cevap Anahtarı
123456789012345

CBADCADDDB

CcdDdADDbc

Öğr. %33

Sınıf %22

Kurum %20

İlçe %13

İl %10

Genel %51

 

SORU ANALİZİ

Türkçe DC ÖC ?

1 Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.B  b
2 Metni yorumlar D A -
3 Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. B B +
4 Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. A A +
5 Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. C B -
6 Metinle ilgili sorular A A +
7 Metinle ilgili sorulara cevap verir. D D +
8 Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. B B +
9 Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. C C +
10 Bir işin işlem basamaklarını yazar. D B -

Matematik DC ÖC ?

1 M.5.1.2.5. En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler.A A +
2 M.5.1.1.3. Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur.C A -
3 M.5.1.2.1. En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar.B  b
4 M.5.1.1.1. En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. C  b
5 M.5.1.2.3. Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder.C C +
6 M.5.1.2.2. İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır.D D +
7 M.5.1.2.5. En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler.B C -
8 M.5.1.2.5. En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler.B C -
9 M.5.1.2.4. En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar. D  b
10 M.5.1.2.8. Bölme işlemine ilişkin problem durumlarında kalanı yorumlar. C  b

Fen DC ÖC ?

1 Ay’ın ana ve ara evreleri arasındaki farkı / farkları belirtilir. D D +
2 Ay’ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. A A +
3 Ay’ın evreleri ile Ay’ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar.C B -
4 Dünya’dan bakıldığında Ay’ın hep aynı yüzünün görüldüğü belirtilir A A +
5 Güneş, Dünya ve Ay’ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar.C A -
6 Güneş’in dönme hareketi yaptığı belirtilir D D +
7 Güneş’in büyüklüğünü Dünya’nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar.A A +
8 Güneş’in özelliklerini açıklar. C C +
9 Ay’ın yüzey yapısı hakkında bilgi verilir. C C +
10 Ay’ın iki ana evresi arasında geçen sürenin bir hafta olduğu belirtilir. C  b

Sosyal Bil. DC ÖC ?

1 Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti’nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine
katkısını fark ederB A -
2 Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklarC C +
3 Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir.A A +
4 Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine
önemli katkılarını fark ederC A -
5 Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir.D D +
6 Sahip olduğu haklarının farkında olan bir birey olarak katıldığı gruplarda aldığı rollerin
gerektirdiği görev ve sorumluluklara uygun davranır.C C +
7 Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklarB B +
8 Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine
önemli katkılarını fark ederA A +
9 Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir.D D +
10 Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine
önemli katkılarını fark ederB A -

Din K.ve A.B. DC ÖC ?

1 5.1.1. Evrendeki mükemmel düzen ile Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar.A A +
2 5.1.2. Allah’ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. B B +
3 5.1.3. Allah’ın (c.c.) Rahmân ve Rahîm isimlerinin yansımalarına örnekler verir.A B -
4 5.1.1. Evrendeki mükemmel düzen ile Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar.B B +
5 5.1.2. Allah’ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. C C +
6 5.1.3. Allah’ın (c.c.) Rahmân ve Rahîm isimlerinin yansımalarına örnekler verir.D A -
7 5.1.4. Allah’ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur.B B +
8 5.1.4. Allah’ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur.C B -
9 5.1.1. Evrendeki mükemmel düzen ile Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar.D D +
10 5.1.1. Evrendeki mükemmel düzen ile Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar.B B +

İngilizce DC ÖC ?

1 Students will be able to read and understand timetable for their lessons. C C +
2 Students will be able to understand conversations about personal information.B C -
3 Students will be able to understand simple personal information. A D -
4 Students will be able to understand simple personal information. D D +
5 Students will be able to exchange simple personal information. C D -
6 Students will be able to introduce themselves and meet other people. A A +
7 Students will be able to read and understand picture conversations about personal information.D D +
8 Students will be able to give directions in a simple way. D D +
9 Students will be able to talk about the locations of things in conversations.D B -



5. SINIF 1.DENEME

ŞIRNAK / ŞIRNAK MERKEZ
Atatürk Ortaokulu

95 - YASİN ERDUĞAN
5A

117,207

75 23 52 0 8

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Başarı %

ŞUBE KURUM İLÇE İL GENEL

Sıra: 17
Katılım: 19

Ortalama: 17,35

Sıra: 49
Katılım: 61

Ortalama: 12,85

Sıra: 296
Katılım: 393

Ortalama: 10,89

Sıra: 392
Katılım: 576

Ortalama: 8,90

Sıra: 56648
Katılım: 67611

Ortalama: 29,73

Türkçe

Soru Sayısı
15

Doğru
4

Yanlış
11

Boş
0

Net
0,33

A Cevap Anahtarı
123456789012345

BDBACADBCDDCACD

acdAdbDabaDbdbD

Öğr. %2

Sınıf %27

Kurum %16

İlçe %15

İl %12

Genel %36

 

Matematik

Soru Sayısı
15

Doğru
4

Yanlış
11

Boş
0

Net
0,33

A Cevap Anahtarı
123456789012345

ACBCCDBBDCCDCDB

bdadCacaDdbDacB

Öğr. %2

Sınıf %3

Kurum %9

İlçe %7

İl %5

Genel %9

 

Fen

Soru Sayısı
15

Doğru
4

Yanlış
11

Boş
0

Net
0,33

A Cevap Anahtarı
123456789012345

DACACDACCCDABCD

bcadaDbaCbDAcba

Öğr. %2

Sınıf %32

Kurum %22

İlçe %23

İl %19

Genel %36

 

Sosyal Bil.

Soru Sayısı
10

Doğru
3

Yanlış
7

Boş
0

Net
0,67

A Cevap Anahtarı
123456789012345

BCACDCBADB

BadCaCadbd

Öğr. %7

Sınıf %25

Kurum %16

İlçe %15

İl %13

Genel %39

 

Din K.ve A.B.

Soru Sayısı
10

Doğru
6

Yanlış
4

Boş
0

Net
4,67

A Cevap Anahtarı
123456789012345

ABABCDBCDB

ABAdbDaCcB

Öğr. %47

Sınıf %33

Kurum %24

İlçe %19

İl %16

Genel %88

 

İngilizce

Soru Sayısı
10

Doğru
2

Yanlış
8

Boş
0

Net
-0,67

A Cevap Anahtarı
123456789012345

CBADCADDDB

badaCAcbaa

Öğr. %-7

Sınıf %22

Kurum %20

İlçe %13

İl %10

Genel %51

 

SORU ANALİZİ

Türkçe DC ÖC ?

1 Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.B A -
2 Metni yorumlar D C -
3 Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. B D -
4 Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. A A +
5 Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. C D -
6 Metinle ilgili sorular A B -
7 Metinle ilgili sorulara cevap verir. D D +
8 Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. B A -
9 Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. C B -
10 Bir işin işlem basamaklarını yazar. D A -

Matematik DC ÖC ?

1 M.5.1.2.5. En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler.A B -
2 M.5.1.1.3. Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur.C D -
3 M.5.1.2.1. En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar.B A -
4 M.5.1.1.1. En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. C D -
5 M.5.1.2.3. Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder.C C +
6 M.5.1.2.2. İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır.D A -
7 M.5.1.2.5. En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler.B C -
8 M.5.1.2.5. En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler.B A -
9 M.5.1.2.4. En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar. D D +
10 M.5.1.2.8. Bölme işlemine ilişkin problem durumlarında kalanı yorumlar. C D -

Fen DC ÖC ?

1 Ay’ın ana ve ara evreleri arasındaki farkı / farkları belirtilir. D B -
2 Ay’ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. A C -
3 Ay’ın evreleri ile Ay’ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar.C A -
4 Dünya’dan bakıldığında Ay’ın hep aynı yüzünün görüldüğü belirtilir A D -
5 Güneş, Dünya ve Ay’ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar.C A -
6 Güneş’in dönme hareketi yaptığı belirtilir D D +
7 Güneş’in büyüklüğünü Dünya’nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar.A B -
8 Güneş’in özelliklerini açıklar. C A -
9 Ay’ın yüzey yapısı hakkında bilgi verilir. C C +
10 Ay’ın iki ana evresi arasında geçen sürenin bir hafta olduğu belirtilir. C B -

Sosyal Bil. DC ÖC ?

1 Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti’nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine
katkısını fark ederB B +
2 Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklarC A -
3 Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir.A D -
4 Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine
önemli katkılarını fark ederC C +
5 Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir.D A -
6 Sahip olduğu haklarının farkında olan bir birey olarak katıldığı gruplarda aldığı rollerin
gerektirdiği görev ve sorumluluklara uygun davranır.C C +
7 Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklarB A -
8 Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine
önemli katkılarını fark ederA D -
9 Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir.D B -
10 Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine
önemli katkılarını fark ederB D -

Din K.ve A.B. DC ÖC ?

1 5.1.1. Evrendeki mükemmel düzen ile Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar.A A +
2 5.1.2. Allah’ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. B B +
3 5.1.3. Allah’ın (c.c.) Rahmân ve Rahîm isimlerinin yansımalarına örnekler verir.A A +
4 5.1.1. Evrendeki mükemmel düzen ile Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar.B D -
5 5.1.2. Allah’ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. C B -
6 5.1.3. Allah’ın (c.c.) Rahmân ve Rahîm isimlerinin yansımalarına örnekler verir.D D +
7 5.1.4. Allah’ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur.B A -
8 5.1.4. Allah’ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur.C C +
9 5.1.1. Evrendeki mükemmel düzen ile Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar.D C -
10 5.1.1. Evrendeki mükemmel düzen ile Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar.B B +

İngilizce DC ÖC ?

1 Students will be able to read and understand timetable for their lessons. C B -
2 Students will be able to understand conversations about personal information.B A -
3 Students will be able to understand simple personal information. A D -
4 Students will be able to understand simple personal information. D A -
5 Students will be able to exchange simple personal information. C C +
6 Students will be able to introduce themselves and meet other people. A A +
7 Students will be able to read and understand picture conversations about personal information.D C -
8 Students will be able to give directions in a simple way. D B -
9 Students will be able to talk about the locations of things in conversations.D A -



5. SINIF 1.DENEME

ŞIRNAK / ŞIRNAK MERKEZ
Atatürk Ortaokulu

18 - ASİYE KOLUMAN
5B

126,143

75 21 51 3 5

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Başarı %

ŞUBE KURUM İLÇE İL GENEL

Sıra: 11
Katılım: 13

Ortalama: 13,41

Sıra: 42
Katılım: 61

Ortalama: 12,85

Sıra: 272
Katılım: 393

Ortalama: 10,89

Sıra: 352
Katılım: 576

Ortalama: 8,90

Sıra: 56279
Katılım: 67611

Ortalama: 29,73

Türkçe

Soru Sayısı
15

Doğru
2

Yanlış
12

Boş
1

Net
-2,00

B Cevap Anahtarı
123456789012345

BABDCBCADCADDDC

cb bacdAadbbbDa

Öğr. %-13

Sınıf %10

Kurum %16

İlçe %15

İl %12

Genel %36

 

Matematik

Soru Sayısı
15

Doğru
5

Yanlış
10

Boş
0

Net
1,67

B Cevap Anahtarı
123456789012345

BCACBBDCDDCCCBD

BacbBccCbbdCddD

Öğr. %11

Sınıf %14

Kurum %9

İlçe %7

İl %5

Genel %9

 

Fen

Soru Sayısı
15

Doğru
6

Yanlış
9

Boş
0

Net
3,00

B Cevap Anahtarı
123456789012345

CADAACCDDACCDCB

dAcbAdCDccCC*aa

Öğr. %20

Sınıf %23

Kurum %22

İlçe %23

İl %19

Genel %36

 

Sosyal Bil.

Soru Sayısı
10

Doğru
2

Yanlış
8

Boş
0

Net
-0,67

B Cevap Anahtarı
123456789012345

CDBCADBCBA

bbabAcBbdb

Öğr. %-7

Sınıf %16

Kurum %16

İlçe %15

İl %13

Genel %39

 

Din K.ve A.B.

Soru Sayısı
10

Doğru
3

Yanlış
6

Boş
1

Net
1,00

B Cevap Anahtarı
123456789012345

BCDABADBBC

caDbBcbBc 

Öğr. %10

Sınıf %24

Kurum %24

İlçe %19

İl %16

Genel %88

 

İngilizce

Soru Sayısı
10

Doğru
3

Yanlış
6

Boş
1

Net
1,00

B Cevap Anahtarı
123456789012345

CDADCABDDB

CDbDddcca 

Öğr. %10

Sınıf %23

Kurum %20

İlçe %13

İl %10

Genel %51

 

SORU ANALİZİ

Türkçe DC ÖC ?

1 Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. B C -
2 Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. A B -
3 Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.B  b
4 Metni yorumlar D B -
5 Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. C A -
6 Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. B C -
7 Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. C D -
8 Metinle ilgili sorular A A +
9 Metinle ilgili sorulara cevap verir. D A -
10 Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. C D -

Matematik DC ÖC ?

1 M.5.1.2.1. En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar.B B +
2 M.5.1.1.1. En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. C A -
3 M.5.1.2.5. En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler.A C -
4 M.5.1.1.3. Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur.C B -
5 M.5.1.2.5. En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler.B B +
6 M.5.1.2.5. En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler.B C -
7 M.5.1.2.4. En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar. D C -
8 M.5.1.2.3. Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder.C C +
9 M.5.1.2.2. İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır.D B -
10 M.5.1.1.3. Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur.D B -

Fen DC ÖC ?

1 Ay’ın evreleri ile Ay’ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar.C D -
2 Dünya’dan bakıldığında Ay’ın hep aynı yüzünün görüldüğü belirtilir A A +
3 Ay’ın ana ve ara evreleri arasındaki farkı / farkları belirtilir. D C -
4 Ay’ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. A B -
5 Güneş’in büyüklüğünü Dünya’nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar.A A +
6 Güneş’in özelliklerini açıklar. C D -
7 Güneş, Dünya ve Ay’ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar.C C +
8 Güneş’in dönme hareketi yaptığı belirtilir D D +
9 Ay’ın evreleri ile Ay’ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar.D C -
10 Ay’da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. A C -

Sosyal Bil. DC ÖC ?

1 Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine
önemli katkılarını fark ederC B -
2 Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir.D B -
3 Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti’nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine
katkısını fark ederB A -
4 Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklarC B -
5 Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir.A A +
6 Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir.D C -
7 Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine
önemli katkılarını fark ederB B +
8 Sahip olduğu haklarının farkında olan bir birey olarak katıldığı gruplarda aldığı rollerin
gerektirdiği görev ve sorumluluklara uygun davranır.C B -
9 Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklarB D -
10 Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine
önemli katkılarını fark ederA B -

Din K.ve A.B. DC ÖC ?

1 5.1.1. Evrendeki mükemmel düzen ile Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar.B C -
2 5.1.2. Allah’ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. C A -
3 5.1.3. Allah’ın (c.c.) Rahmân ve Rahîm isimlerinin yansımalarına örnekler verir.D D +
4 5.1.1. Evrendeki mükemmel düzen ile Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar.A B -
5 5.1.2. Allah’ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. B B +
6 5.1.3. Allah’ın (c.c.) Rahmân ve Rahîm isimlerinin yansımalarına örnekler verir.A C -
7 5.1.1. Evrendeki mükemmel düzen ile Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar.D B -
8 5.1.1. Evrendeki mükemmel düzen ile Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar.B B +
9 5.1.4. Allah’ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur.B C -
10 5.1.4. Allah’ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur.C  b

İngilizce DC ÖC ?

1 Students will be able to exchange simple personal information. C C +
2 Students will be able to understand simple personal information. D D +
3 Students will be able to introduce themselves and meet other people. A B -
4 Students will be able to read and understand picture conversations about personal information.D D +
5 Students will be able to read and understand timetable for their lessons. C D -
6 Students will be able to understand simple personal information. A D -
7 Students will be able to introduce themselves. B C -
8 Students will be able to give directions in a simple way. D C -
9 Students will be able to talk about the locations of things in conversations.D A -



5. SINIF 1.DENEME

ŞIRNAK / ŞIRNAK MERKEZ
Atatürk Ortaokulu

475 - DELİLA KOLUMAN
5B

117,783

75 26 49 0 13

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Başarı %

ŞUBE KURUM İLÇE İL GENEL

Sıra: 12
Katılım: 13

Ortalama: 13,41

Sıra: 48
Katılım: 61

Ortalama: 12,85

Sıra: 293
Katılım: 393

Ortalama: 10,89

Sıra: 387
Katılım: 576

Ortalama: 8,90

Sıra: 56617
Katılım: 67611

Ortalama: 29,73

Türkçe

Soru Sayısı
15

Doğru
6

Yanlış
9

Boş
0

Net
3,00

A Cevap Anahtarı
123456789012345

BDBACADBCDDCACD

acBdaADcaDbCAdb

Öğr. %20

Sınıf %10

Kurum %16

İlçe %15

İl %12

Genel %36

 

Matematik

Soru Sayısı
15

Doğru
2

Yanlış
13

Boş
0

Net
-2,33

A Cevap Anahtarı
123456789012345

ACBCCDBBDCCDCDB

bCcdbbdaDbbbdac

Öğr. %-16

Sınıf %14

Kurum %9

İlçe %7

İl %5

Genel %9

 

Fen

Soru Sayısı
15

Doğru
3

Yanlış
12

Boş
0

Net
-1,00

A Cevap Anahtarı
123456789012345

DACACDACCCDABCD

abbcacACddbcBda

Öğr. %-7

Sınıf %23

Kurum %22

İlçe %23

İl %19

Genel %36

 

Sosyal Bil.

Soru Sayısı
10

Doğru
5

Yanlış
5

Boş
0

Net
3,33

A Cevap Anahtarı
123456789012345

BCACDCBADB

aCACcCBdac

Öğr. %33

Sınıf %16

Kurum %16

İlçe %15

İl %13

Genel %39

 

Din K.ve A.B.

Soru Sayısı
10

Doğru
3

Yanlış
7

Boş
0

Net
0,67

A Cevap Anahtarı
123456789012345

ABABCDBCDB

dBcBdcddcB

Öğr. %7

Sınıf %24

Kurum %24

İlçe %19

İl %16

Genel %88

 

İngilizce

Soru Sayısı
10

Doğru
7

Yanlış
3

Boş
0

Net
6,00

A Cevap Anahtarı
123456789012345

CBADCADDDB

CBdDdADbDB

Öğr. %60

Sınıf %23

Kurum %20

İlçe %13

İl %10

Genel %51

 

SORU ANALİZİ

Türkçe DC ÖC ?

1 Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.B A -
2 Metni yorumlar D C -
3 Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. B B +
4 Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. A D -
5 Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. C A -
6 Metinle ilgili sorular A A +
7 Metinle ilgili sorulara cevap verir. D D +
8 Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. B C -
9 Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. C A -
10 Bir işin işlem basamaklarını yazar. D D +

Matematik DC ÖC ?

1 M.5.1.2.5. En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler.A B -
2 M.5.1.1.3. Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur.C C +
3 M.5.1.2.1. En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar.B C -
4 M.5.1.1.1. En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. C D -
5 M.5.1.2.3. Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder.C B -
6 M.5.1.2.2. İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır.D B -
7 M.5.1.2.5. En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler.B D -
8 M.5.1.2.5. En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler.B A -
9 M.5.1.2.4. En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar. D D +
10 M.5.1.2.8. Bölme işlemine ilişkin problem durumlarında kalanı yorumlar. C B -

Fen DC ÖC ?

1 Ay’ın ana ve ara evreleri arasındaki farkı / farkları belirtilir. D A -
2 Ay’ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. A B -
3 Ay’ın evreleri ile Ay’ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar.C B -
4 Dünya’dan bakıldığında Ay’ın hep aynı yüzünün görüldüğü belirtilir A C -
5 Güneş, Dünya ve Ay’ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar.C A -
6 Güneş’in dönme hareketi yaptığı belirtilir D C -
7 Güneş’in büyüklüğünü Dünya’nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar.A A +
8 Güneş’in özelliklerini açıklar. C C +
9 Ay’ın yüzey yapısı hakkında bilgi verilir. C D -
10 Ay’ın iki ana evresi arasında geçen sürenin bir hafta olduğu belirtilir. C D -

Sosyal Bil. DC ÖC ?

1 Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti’nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine
katkısını fark ederB A -
2 Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklarC C +
3 Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir.A A +
4 Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine
önemli katkılarını fark ederC C +
5 Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir.D C -
6 Sahip olduğu haklarının farkında olan bir birey olarak katıldığı gruplarda aldığı rollerin
gerektirdiği görev ve sorumluluklara uygun davranır.C C +
7 Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklarB B +
8 Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine
önemli katkılarını fark ederA D -
9 Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir.D A -
10 Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine
önemli katkılarını fark ederB C -

Din K.ve A.B. DC ÖC ?

1 5.1.1. Evrendeki mükemmel düzen ile Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar.A D -
2 5.1.2. Allah’ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. B B +
3 5.1.3. Allah’ın (c.c.) Rahmân ve Rahîm isimlerinin yansımalarına örnekler verir.A C -
4 5.1.1. Evrendeki mükemmel düzen ile Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar.B B +
5 5.1.2. Allah’ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. C D -
6 5.1.3. Allah’ın (c.c.) Rahmân ve Rahîm isimlerinin yansımalarına örnekler verir.D C -
7 5.1.4. Allah’ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur.B D -
8 5.1.4. Allah’ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur.C D -
9 5.1.1. Evrendeki mükemmel düzen ile Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar.D C -
10 5.1.1. Evrendeki mükemmel düzen ile Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar.B B +

İngilizce DC ÖC ?

1 Students will be able to read and understand timetable for their lessons. C C +
2 Students will be able to understand conversations about personal information.B B +
3 Students will be able to understand simple personal information. A D -
4 Students will be able to understand simple personal information. D D +
5 Students will be able to exchange simple personal information. C D -
6 Students will be able to introduce themselves and meet other people. A A +
7 Students will be able to read and understand picture conversations about personal information.D D +
8 Students will be able to give directions in a simple way. D B -
9 Students will be able to talk about the locations of things in conversations.D D +



5. SINIF 1.DENEME

ŞIRNAK / ŞIRNAK MERKEZ
Atatürk Ortaokulu

473 - ERKAN TAŞAR
5B

144,399

75 27 47 1 15

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Başarı %

ŞUBE KURUM İLÇE İL GENEL

Sıra: 10
Katılım: 13

Ortalama: 13,41

Sıra: 34
Katılım: 61

Ortalama: 12,85

Sıra: 205
Katılım: 393

Ortalama: 10,89

Sıra: 257
Katılım: 576

Ortalama: 8,90

Sıra: 55493
Katılım: 67611

Ortalama: 29,73

Türkçe

Soru Sayısı
15

Doğru
4

Yanlış
11

Boş
0

Net
0,33

B Cevap Anahtarı
123456789012345

BABDCBCADCADDDC

aAabacbAbdcDbDd

Öğr. %2

Sınıf %10

Kurum %16

İlçe %15

İl %12

Genel %36

 

Matematik

Soru Sayısı
15

Doğru
3

Yanlış
11

Boş
1

Net
-0,67

B Cevap Anahtarı
123456789012345

BCACBBDCDDCCCBD

a dbccbbaDbbCcD

Öğr. %-4

Sınıf %14

Kurum %9

İlçe %7

İl %5

Genel %9

 

Fen

Soru Sayısı
15

Doğru
7

Yanlış
8

Boş
0

Net
4,33

B Cevap Anahtarı
123456789012345

CADAACCDDACCDCB

dbDbACdaaACbaCB

Öğr. %29

Sınıf %23

Kurum %22

İlçe %23

İl %19

Genel %36

 

Sosyal Bil.

Soru Sayısı
10

Doğru
6

Yanlış
4

Boş
0

Net
4,67

B Cevap Anahtarı
123456789012345

CDBCADBCBA

CbBdbDBCBd

Öğr. %47

Sınıf %16

Kurum %16

İlçe %15

İl %13

Genel %39

 

Din K.ve A.B.

Soru Sayısı
10

Doğru
4

Yanlış
6

Boş
0

Net
2,00

B Cevap Anahtarı
123456789012345

BCDABADBBC

BaDbcdaBdC

Öğr. %20

Sınıf %24

Kurum %24

İlçe %19

İl %16

Genel %88

 

İngilizce

Soru Sayısı
10

Doğru
3

Yanlış
7

Boş
0

Net
0,67

B Cevap Anahtarı
123456789012345

CDADCABDDB

CbdDbdacaB

Öğr. %7

Sınıf %23

Kurum %20

İlçe %13

İl %10

Genel %51

 

SORU ANALİZİ

Türkçe DC ÖC ?

1 Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. B A -
2 Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. A A +
3 Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.B A -
4 Metni yorumlar D B -
5 Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. C A -
6 Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. B C -
7 Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. C B -
8 Metinle ilgili sorular A A +
9 Metinle ilgili sorulara cevap verir. D B -
10 Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. C D -

Matematik DC ÖC ?

1 M.5.1.2.1. En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar.B A -
2 M.5.1.1.1. En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. C  b
3 M.5.1.2.5. En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler.A D -
4 M.5.1.1.3. Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur.C B -
5 M.5.1.2.5. En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler.B C -
6 M.5.1.2.5. En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler.B C -
7 M.5.1.2.4. En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar. D B -
8 M.5.1.2.3. Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder.C B -
9 M.5.1.2.2. İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır.D A -
10 M.5.1.1.3. Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur.D D +

Fen DC ÖC ?

1 Ay’ın evreleri ile Ay’ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar.C D -
2 Dünya’dan bakıldığında Ay’ın hep aynı yüzünün görüldüğü belirtilir A B -
3 Ay’ın ana ve ara evreleri arasındaki farkı / farkları belirtilir. D D +
4 Ay’ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. A B -
5 Güneş’in büyüklüğünü Dünya’nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar.A A +
6 Güneş’in özelliklerini açıklar. C C +
7 Güneş, Dünya ve Ay’ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar.C D -
8 Güneş’in dönme hareketi yaptığı belirtilir D A -
9 Ay’ın evreleri ile Ay’ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar.D A -
10 Ay’da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. A A +

Sosyal Bil. DC ÖC ?

1 Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine
önemli katkılarını fark ederC C +
2 Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir.D B -
3 Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti’nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine
katkısını fark ederB B +
4 Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklarC D -
5 Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir.A B -
6 Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir.D D +
7 Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine
önemli katkılarını fark ederB B +
8 Sahip olduğu haklarının farkında olan bir birey olarak katıldığı gruplarda aldığı rollerin
gerektirdiği görev ve sorumluluklara uygun davranır.C C +
9 Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklarB B +
10 Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine
önemli katkılarını fark ederA D -

Din K.ve A.B. DC ÖC ?

1 5.1.1. Evrendeki mükemmel düzen ile Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar.B B +
2 5.1.2. Allah’ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. C A -
3 5.1.3. Allah’ın (c.c.) Rahmân ve Rahîm isimlerinin yansımalarına örnekler verir.D D +
4 5.1.1. Evrendeki mükemmel düzen ile Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar.A B -
5 5.1.2. Allah’ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. B C -
6 5.1.3. Allah’ın (c.c.) Rahmân ve Rahîm isimlerinin yansımalarına örnekler verir.A D -
7 5.1.1. Evrendeki mükemmel düzen ile Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar.D A -
8 5.1.1. Evrendeki mükemmel düzen ile Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar.B B +
9 5.1.4. Allah’ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur.B D -
10 5.1.4. Allah’ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur.C C +

İngilizce DC ÖC ?

1 Students will be able to exchange simple personal information. C C +
2 Students will be able to understand simple personal information. D B -
3 Students will be able to introduce themselves and meet other people. A D -
4 Students will be able to read and understand picture conversations about personal information.D D +
5 Students will be able to read and understand timetable for their lessons. C B -
6 Students will be able to understand simple personal information. A D -
7 Students will be able to introduce themselves. B A -
8 Students will be able to give directions in a simple way. D C -
9 Students will be able to talk about the locations of things in conversations.D A -



5. SINIF 1.DENEME

ŞIRNAK / ŞIRNAK MERKEZ
Atatürk Ortaokulu

2 - HAMZ   L YALÇIN
5B

176,862

75 27 48 0 15

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Başarı %

ŞUBE KURUM İLÇE İL GENEL

Sıra: 5
Katılım: 13

Ortalama: 13,41

Sıra: 24
Katılım: 61

Ortalama: 12,85

Sıra: 127
Katılım: 393

Ortalama: 10,89

Sıra: 145
Katılım: 576

Ortalama: 8,90

Sıra: 44686
Katılım: 67611

Ortalama: 29,73

Türkçe

Soru Sayısı
15

Doğru
4

Yanlış
11

Boş
0

Net
0,33

A Cevap Anahtarı
123456789012345

BDBACADBCDDCACD

cbBddcDBbccaAab

Öğr. %2

Sınıf %10

Kurum %16

İlçe %15

İl %12

Genel %36

 

Matematik

Soru Sayısı
15

Doğru
8

Yanlış
7

Boş
0

Net
5,67

A Cevap Anahtarı
123456789012345

ACBCCDBBDCCDCDB

AaBCCDacaCdDdDd

Öğr. %38

Sınıf %14

Kurum %9

İlçe %7

İl %5

Genel %9

 

Fen

Soru Sayısı
15

Doğru
6

Yanlış
9

Boş
0

Net
3,00

A Cevap Anahtarı
123456789012345

DACACDACCCDABCD

DcabdDAdCbbABdc

Öğr. %20

Sınıf %23

Kurum %22

İlçe %23

İl %19

Genel %36

 

Sosyal Bil.

Soru Sayısı
10

Doğru
4

Yanlış
6

Boş
0

Net
2,00

A Cevap Anahtarı
123456789012345

BCACDCBADB

aaACDbBccd

Öğr. %20

Sınıf %16

Kurum %16

İlçe %15

İl %13

Genel %39

 

Din K.ve A.B.

Soru Sayısı
10

Doğru
1

Yanlış
9

Boş
0

Net
-2,00

A Cevap Anahtarı
123456789012345

ABABCDBCDB

bddBacdaca

Öğr. %-20

Sınıf %24

Kurum %24

İlçe %19

İl %16

Genel %88

 

İngilizce

Soru Sayısı
10

Doğru
4

Yanlış
6

Boş
0

Net
2,00

A Cevap Anahtarı
123456789012345

CBADCADDDB

CdbcCbDcaB

Öğr. %20

Sınıf %23

Kurum %20

İlçe %13

İl %10

Genel %51

 

SORU ANALİZİ

Türkçe DC ÖC ?

1 Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.B C -
2 Metni yorumlar D B -
3 Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. B B +
4 Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. A D -
5 Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. C D -
6 Metinle ilgili sorular A C -
7 Metinle ilgili sorulara cevap verir. D D +
8 Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. B B +
9 Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. C B -
10 Bir işin işlem basamaklarını yazar. D C -

Matematik DC ÖC ?

1 M.5.1.2.5. En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler.A A +
2 M.5.1.1.3. Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur.C A -
3 M.5.1.2.1. En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar.B B +
4 M.5.1.1.1. En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. C C +
5 M.5.1.2.3. Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder.C C +
6 M.5.1.2.2. İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır.D D +
7 M.5.1.2.5. En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler.B A -
8 M.5.1.2.5. En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler.B C -
9 M.5.1.2.4. En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar. D A -
10 M.5.1.2.8. Bölme işlemine ilişkin problem durumlarında kalanı yorumlar. C C +

Fen DC ÖC ?

1 Ay’ın ana ve ara evreleri arasındaki farkı / farkları belirtilir. D D +
2 Ay’ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. A C -
3 Ay’ın evreleri ile Ay’ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar.C A -
4 Dünya’dan bakıldığında Ay’ın hep aynı yüzünün görüldüğü belirtilir A B -
5 Güneş, Dünya ve Ay’ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar.C D -
6 Güneş’in dönme hareketi yaptığı belirtilir D D +
7 Güneş’in büyüklüğünü Dünya’nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar.A A +
8 Güneş’in özelliklerini açıklar. C D -
9 Ay’ın yüzey yapısı hakkında bilgi verilir. C C +
10 Ay’ın iki ana evresi arasında geçen sürenin bir hafta olduğu belirtilir. C B -

Sosyal Bil. DC ÖC ?

1 Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti’nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine
katkısını fark ederB A -
2 Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklarC A -
3 Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir.A A +
4 Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine
önemli katkılarını fark ederC C +
5 Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir.D D +
6 Sahip olduğu haklarının farkında olan bir birey olarak katıldığı gruplarda aldığı rollerin
gerektirdiği görev ve sorumluluklara uygun davranır.C B -
7 Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklarB B +
8 Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine
önemli katkılarını fark ederA C -
9 Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir.D C -
10 Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine
önemli katkılarını fark ederB D -

Din K.ve A.B. DC ÖC ?

1 5.1.1. Evrendeki mükemmel düzen ile Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar.A B -
2 5.1.2. Allah’ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. B D -
3 5.1.3. Allah’ın (c.c.) Rahmân ve Rahîm isimlerinin yansımalarına örnekler verir.A D -
4 5.1.1. Evrendeki mükemmel düzen ile Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar.B B +
5 5.1.2. Allah’ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. C A -
6 5.1.3. Allah’ın (c.c.) Rahmân ve Rahîm isimlerinin yansımalarına örnekler verir.D C -
7 5.1.4. Allah’ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur.B D -
8 5.1.4. Allah’ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur.C A -
9 5.1.1. Evrendeki mükemmel düzen ile Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar.D C -
10 5.1.1. Evrendeki mükemmel düzen ile Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar.B A -

İngilizce DC ÖC ?

1 Students will be able to read and understand timetable for their lessons. C C +
2 Students will be able to understand conversations about personal information.B D -
3 Students will be able to understand simple personal information. A B -
4 Students will be able to understand simple personal information. D C -
5 Students will be able to exchange simple personal information. C C +
6 Students will be able to introduce themselves and meet other people. A B -
7 Students will be able to read and understand picture conversations about personal information.D D +
8 Students will be able to give directions in a simple way. D C -
9 Students will be able to talk about the locations of things in conversations.D A -



5. SINIF 1.DENEME

ŞIRNAK / ŞIRNAK MERKEZ
Atatürk Ortaokulu

152 - M YUSUF TONĞ
5B

186,422

75 28 47 0 16

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Başarı %

ŞUBE KURUM İLÇE İL GENEL

Sıra: 4
Katılım: 13

Ortalama: 13,41

Sıra: 21
Katılım: 61

Ortalama: 12,85

Sıra: 107
Katılım: 393

Ortalama: 10,89

Sıra: 118
Katılım: 576

Ortalama: 8,90

Sıra: 44275
Katılım: 67611

Ortalama: 29,73

Türkçe

Soru Sayısı
15

Doğru
4

Yanlış
11

Boş
0

Net
0,33

A Cevap Anahtarı
123456789012345

BDBACADBCDDCACD

aacACbbabDbbbCa

Öğr. %2

Sınıf %10

Kurum %16

İlçe %15

İl %12

Genel %36

 

Matematik

Soru Sayısı
15

Doğru
9

Yanlış
6

Boş
0

Net
7,00

A Cevap Anahtarı
123456789012345

ACBCCDBBDCCDCDB

AaBbCDadDCCDCaa

Öğr. %47

Sınıf %14

Kurum %9

İlçe %7

İl %5

Genel %9

 

Fen

Soru Sayısı
15

Doğru
6

Yanlış
9

Boş
0

Net
3,00

A Cevap Anahtarı
123456789012345

DACACDACCCDABCD

cbbbCaACCdacBaD

Öğr. %20

Sınıf %23

Kurum %22

İlçe %23

İl %19

Genel %36

 

Sosyal Bil.

Soru Sayısı
10

Doğru
3

Yanlış
7

Boş
0

Net
0,67

A Cevap Anahtarı
123456789012345

BCACDCBADB

dCACbbacba

Öğr. %7

Sınıf %16

Kurum %16

İlçe %15

İl %13

Genel %39

 

Din K.ve A.B.

Soru Sayısı
10

Doğru
4

Yanlış
6

Boş
0

Net
2,00

A Cevap Anahtarı
123456789012345

ABABCDBCDB

ABdBCbcaca

Öğr. %20

Sınıf %24

Kurum %24

İlçe %19

İl %16

Genel %88

 

İngilizce

Soru Sayısı
10

Doğru
2

Yanlış
8

Boş
0

Net
-0,67

A Cevap Anahtarı
123456789012345

CBADCADDDB

acAbabacaB

Öğr. %-7

Sınıf %23

Kurum %20

İlçe %13

İl %10

Genel %51

 

SORU ANALİZİ

Türkçe DC ÖC ?

1 Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.B A -
2 Metni yorumlar D A -
3 Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. B C -
4 Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. A A +
5 Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. C C +
6 Metinle ilgili sorular A B -
7 Metinle ilgili sorulara cevap verir. D B -
8 Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. B A -
9 Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. C B -
10 Bir işin işlem basamaklarını yazar. D D +

Matematik DC ÖC ?

1 M.5.1.2.5. En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler.A A +
2 M.5.1.1.3. Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur.C A -
3 M.5.1.2.1. En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar.B B +
4 M.5.1.1.1. En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. C B -
5 M.5.1.2.3. Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder.C C +
6 M.5.1.2.2. İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır.D D +
7 M.5.1.2.5. En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler.B A -
8 M.5.1.2.5. En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler.B D -
9 M.5.1.2.4. En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar. D D +
10 M.5.1.2.8. Bölme işlemine ilişkin problem durumlarında kalanı yorumlar. C C +

Fen DC ÖC ?

1 Ay’ın ana ve ara evreleri arasındaki farkı / farkları belirtilir. D C -
2 Ay’ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. A B -
3 Ay’ın evreleri ile Ay’ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar.C B -
4 Dünya’dan bakıldığında Ay’ın hep aynı yüzünün görüldüğü belirtilir A B -
5 Güneş, Dünya ve Ay’ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar.C C +
6 Güneş’in dönme hareketi yaptığı belirtilir D A -
7 Güneş’in büyüklüğünü Dünya’nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar.A A +
8 Güneş’in özelliklerini açıklar. C C +
9 Ay’ın yüzey yapısı hakkında bilgi verilir. C C +
10 Ay’ın iki ana evresi arasında geçen sürenin bir hafta olduğu belirtilir. C D -

Sosyal Bil. DC ÖC ?

1 Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti’nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine
katkısını fark ederB D -
2 Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklarC C +
3 Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir.A A +
4 Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine
önemli katkılarını fark ederC C +
5 Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir.D B -
6 Sahip olduğu haklarının farkında olan bir birey olarak katıldığı gruplarda aldığı rollerin
gerektirdiği görev ve sorumluluklara uygun davranır.C B -
7 Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklarB A -
8 Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine
önemli katkılarını fark ederA C -
9 Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir.D B -
10 Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine
önemli katkılarını fark ederB A -

Din K.ve A.B. DC ÖC ?

1 5.1.1. Evrendeki mükemmel düzen ile Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar.A A +
2 5.1.2. Allah’ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. B B +
3 5.1.3. Allah’ın (c.c.) Rahmân ve Rahîm isimlerinin yansımalarına örnekler verir.A D -
4 5.1.1. Evrendeki mükemmel düzen ile Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar.B B +
5 5.1.2. Allah’ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. C C +
6 5.1.3. Allah’ın (c.c.) Rahmân ve Rahîm isimlerinin yansımalarına örnekler verir.D B -
7 5.1.4. Allah’ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur.B C -
8 5.1.4. Allah’ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur.C A -
9 5.1.1. Evrendeki mükemmel düzen ile Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar.D C -
10 5.1.1. Evrendeki mükemmel düzen ile Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar.B A -

İngilizce DC ÖC ?

1 Students will be able to read and understand timetable for their lessons. C A -
2 Students will be able to understand conversations about personal information.B C -
3 Students will be able to understand simple personal information. A A +
4 Students will be able to understand simple personal information. D B -
5 Students will be able to exchange simple personal information. C A -
6 Students will be able to introduce themselves and meet other people. A B -
7 Students will be able to read and understand picture conversations about personal information.D A -
8 Students will be able to give directions in a simple way. D C -
9 Students will be able to talk about the locations of things in conversations.D A -



5. SINIF 1.DENEME

ŞIRNAK / ŞIRNAK MERKEZ
Atatürk Ortaokulu

45 - MUSTAFA BARAN
5B

212,057

75 32 43 0 24

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Başarı %

ŞUBE KURUM İLÇE İL GENEL

Sıra: 2
Katılım: 13

Ortalama: 13,41

Sıra: 11
Katılım: 61

Ortalama: 12,85

Sıra: 54
Katılım: 393

Ortalama: 10,89

Sıra: 60
Katılım: 576

Ortalama: 8,90

Sıra: 33662
Katılım: 67611

Ortalama: 29,73

Türkçe

Soru Sayısı
15

Doğru
6

Yanlış
9

Boş
0

Net
3,00

B Cevap Anahtarı
123456789012345

BABDCBCADCADDDC

BAabaaCcDbbDcaC

Öğr. %20

Sınıf %10

Kurum %16

İlçe %15

İl %12

Genel %36

 

Matematik

Soru Sayısı
15

Doğru
9

Yanlış
6

Boş
0

Net
7,00

B Cevap Anahtarı
123456789012345

BCACBBDCDDCCCBD

BbAaadDCDDCCCca

Öğr. %47

Sınıf %14

Kurum %9

İlçe %7

İl %5

Genel %9

 

Fen

Soru Sayısı
15

Doğru
6

Yanlış
9

Boş
0

Net
3,00

B Cevap Anahtarı
123456789012345

CADAACCDDACCDCB

bbcbACCaacCdDaB

Öğr. %20

Sınıf %23

Kurum %22

İlçe %23

İl %19

Genel %36

 

Sosyal Bil.

Soru Sayısı
10

Doğru
3

Yanlış
7

Boş
0

Net
0,67

B Cevap Anahtarı
123456789012345

CDBCADBCBA

CbdCAcabac

Öğr. %7

Sınıf %16

Kurum %16

İlçe %15

İl %13

Genel %39

 

Din K.ve A.B.

Soru Sayısı
10

Doğru
2

Yanlış
8

Boş
0

Net
-0,67

B Cevap Anahtarı
123456789012345

BCDABADBBC

dacdacDBda

Öğr. %-7

Sınıf %24

Kurum %24

İlçe %19

İl %16

Genel %88

 

İngilizce

Soru Sayısı
10

Doğru
6

Yanlış
4

Boş
0

Net
4,67

B Cevap Anahtarı
123456789012345

CDADCABDDB

CDdDCAdDac

Öğr. %47

Sınıf %23

Kurum %20

İlçe %13

İl %10

Genel %51

 

SORU ANALİZİ

Türkçe DC ÖC ?

1 Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. B B +
2 Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. A A +
3 Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.B A -
4 Metni yorumlar D B -
5 Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. C A -
6 Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. B A -
7 Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. C C +
8 Metinle ilgili sorular A C -
9 Metinle ilgili sorulara cevap verir. D D +
10 Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. C B -

Matematik DC ÖC ?

1 M.5.1.2.1. En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar.B B +
2 M.5.1.1.1. En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. C B -
3 M.5.1.2.5. En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler.A A +
4 M.5.1.1.3. Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur.C A -
5 M.5.1.2.5. En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler.B A -
6 M.5.1.2.5. En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler.B D -
7 M.5.1.2.4. En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar. D D +
8 M.5.1.2.3. Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder.C C +
9 M.5.1.2.2. İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır.D D +
10 M.5.1.1.3. Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur.D D +

Fen DC ÖC ?

1 Ay’ın evreleri ile Ay’ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar.C B -
2 Dünya’dan bakıldığında Ay’ın hep aynı yüzünün görüldüğü belirtilir A B -
3 Ay’ın ana ve ara evreleri arasındaki farkı / farkları belirtilir. D C -
4 Ay’ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. A B -
5 Güneş’in büyüklüğünü Dünya’nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar.A A +
6 Güneş’in özelliklerini açıklar. C C +
7 Güneş, Dünya ve Ay’ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar.C C +
8 Güneş’in dönme hareketi yaptığı belirtilir D A -
9 Ay’ın evreleri ile Ay’ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar.D A -
10 Ay’da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. A C -

Sosyal Bil. DC ÖC ?

1 Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine
önemli katkılarını fark ederC C +
2 Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir.D B -
3 Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti’nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine
katkısını fark ederB D -
4 Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklarC C +
5 Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir.A A +
6 Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir.D C -
7 Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine
önemli katkılarını fark ederB A -
8 Sahip olduğu haklarının farkında olan bir birey olarak katıldığı gruplarda aldığı rollerin
gerektirdiği görev ve sorumluluklara uygun davranır.C B -
9 Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklarB A -
10 Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine
önemli katkılarını fark ederA C -

Din K.ve A.B. DC ÖC ?

1 5.1.1. Evrendeki mükemmel düzen ile Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar.B D -
2 5.1.2. Allah’ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. C A -
3 5.1.3. Allah’ın (c.c.) Rahmân ve Rahîm isimlerinin yansımalarına örnekler verir.D C -
4 5.1.1. Evrendeki mükemmel düzen ile Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar.A D -
5 5.1.2. Allah’ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. B A -
6 5.1.3. Allah’ın (c.c.) Rahmân ve Rahîm isimlerinin yansımalarına örnekler verir.A C -
7 5.1.1. Evrendeki mükemmel düzen ile Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar.D D +
8 5.1.1. Evrendeki mükemmel düzen ile Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar.B B +
9 5.1.4. Allah’ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur.B D -
10 5.1.4. Allah’ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur.C A -

İngilizce DC ÖC ?

1 Students will be able to exchange simple personal information. C C +
2 Students will be able to understand simple personal information. D D +
3 Students will be able to introduce themselves and meet other people. A D -
4 Students will be able to read and understand picture conversations about personal information.D D +
5 Students will be able to read and understand timetable for their lessons. C C +
6 Students will be able to understand simple personal information. A A +
7 Students will be able to introduce themselves. B D -
8 Students will be able to give directions in a simple way. D D +
9 Students will be able to talk about the locations of things in conversations.D A -



5. SINIF 1.DENEME

ŞIRNAK / ŞIRNAK MERKEZ
Atatürk Ortaokulu

0 - NESRİN BARAN
5B

109,010

75 19 54 2 1

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Başarı %

ŞUBE KURUM İLÇE İL GENEL

Sıra: 13
Katılım: 13

Ortalama: 13,41

Sıra: 53
Katılım: 61

Ortalama: 12,85

Sıra: 313
Katılım: 393

Ortalama: 10,89

Sıra: 424
Katılım: 576

Ortalama: 8,90

Sıra: 56936
Katılım: 67611

Ortalama: 29,73

Türkçe

Soru Sayısı
15

Doğru
4

Yanlış
11

Boş
0

Net
0,33

A Cevap Anahtarı
123456789012345

BDBACADBCDDCACD

acabdbDBCcadAab

Öğr. %2

Sınıf %10

Kurum %16

İlçe %15

İl %12

Genel %36

 

Matematik

Soru Sayısı
15

Doğru
4

Yanlış
10

Boş
1

Net
0,67

A Cevap Anahtarı
123456789012345

ACBCCDBBDCCDCDB

caaCaDcBD bbbba

Öğr. %4

Sınıf %14

Kurum %9

İlçe %7

İl %5

Genel %9

 

Fen

Soru Sayısı
15

Doğru
4

Yanlış
11

Boş
0

Net
0,33

A Cevap Anahtarı
123456789012345

DACACDACCCDABCD

cddbbbddbCabBCD

Öğr. %2

Sınıf %23

Kurum %22

İlçe %23

İl %19

Genel %36

 

Sosyal Bil.

Soru Sayısı
10

Doğru
2

Yanlış
8

Boş
0

Net
-0,67

A Cevap Anahtarı
123456789012345

BCACDCBADB

adAacaabDc

Öğr. %-7

Sınıf %16

Kurum %16

İlçe %15

İl %13

Genel %39

 

Din K.ve A.B.

Soru Sayısı
10

Doğru
3

Yanlış
6

Boş
1

Net
1,00

A Cevap Anahtarı
123456789012345

ABABCDBCDB

dBbB*bBaa 

Öğr. %10

Sınıf %24

Kurum %24

İlçe %19

İl %16

Genel %88

 

İngilizce

Soru Sayısı
10

Doğru
2

Yanlış
8

Boş
0

Net
-0,67

A Cevap Anahtarı
123456789012345

CBADCADDDB

dadDbbDccd

Öğr. %-7

Sınıf %23

Kurum %20

İlçe %13

İl %10

Genel %51

 

SORU ANALİZİ

Türkçe DC ÖC ?

1 Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.B A -
2 Metni yorumlar D C -
3 Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. B A -
4 Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. A B -
5 Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. C D -
6 Metinle ilgili sorular A B -
7 Metinle ilgili sorulara cevap verir. D D +
8 Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. B B +
9 Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. C C +
10 Bir işin işlem basamaklarını yazar. D C -

Matematik DC ÖC ?

1 M.5.1.2.5. En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler.A C -
2 M.5.1.1.3. Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur.C A -
3 M.5.1.2.1. En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar.B A -
4 M.5.1.1.1. En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. C C +
5 M.5.1.2.3. Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder.C A -
6 M.5.1.2.2. İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır.D D +
7 M.5.1.2.5. En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler.B C -
8 M.5.1.2.5. En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler.B B +
9 M.5.1.2.4. En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar. D D +
10 M.5.1.2.8. Bölme işlemine ilişkin problem durumlarında kalanı yorumlar. C  b

Fen DC ÖC ?

1 Ay’ın ana ve ara evreleri arasındaki farkı / farkları belirtilir. D C -
2 Ay’ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. A D -
3 Ay’ın evreleri ile Ay’ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar.C D -
4 Dünya’dan bakıldığında Ay’ın hep aynı yüzünün görüldüğü belirtilir A B -
5 Güneş, Dünya ve Ay’ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar.C B -
6 Güneş’in dönme hareketi yaptığı belirtilir D B -
7 Güneş’in büyüklüğünü Dünya’nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar.A D -
8 Güneş’in özelliklerini açıklar. C D -
9 Ay’ın yüzey yapısı hakkında bilgi verilir. C B -
10 Ay’ın iki ana evresi arasında geçen sürenin bir hafta olduğu belirtilir. C C +

Sosyal Bil. DC ÖC ?

1 Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti’nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine
katkısını fark ederB A -
2 Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklarC D -
3 Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir.A A +
4 Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine
önemli katkılarını fark ederC A -
5 Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir.D C -
6 Sahip olduğu haklarının farkında olan bir birey olarak katıldığı gruplarda aldığı rollerin
gerektirdiği görev ve sorumluluklara uygun davranır.C A -
7 Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklarB A -
8 Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine
önemli katkılarını fark ederA B -
9 Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir.D D +
10 Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine
önemli katkılarını fark ederB C -

Din K.ve A.B. DC ÖC ?

1 5.1.1. Evrendeki mükemmel düzen ile Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar.A D -
2 5.1.2. Allah’ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. B B +
3 5.1.3. Allah’ın (c.c.) Rahmân ve Rahîm isimlerinin yansımalarına örnekler verir.A B -
4 5.1.1. Evrendeki mükemmel düzen ile Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar.B B +
5 5.1.2. Allah’ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. C * -
6 5.1.3. Allah’ın (c.c.) Rahmân ve Rahîm isimlerinin yansımalarına örnekler verir.D B -
7 5.1.4. Allah’ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur.B B +
8 5.1.4. Allah’ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur.C A -
9 5.1.1. Evrendeki mükemmel düzen ile Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar.D A -
10 5.1.1. Evrendeki mükemmel düzen ile Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar.B  b

İngilizce DC ÖC ?

1 Students will be able to read and understand timetable for their lessons. C D -
2 Students will be able to understand conversations about personal information.B A -
3 Students will be able to understand simple personal information. A D -
4 Students will be able to understand simple personal information. D D +
5 Students will be able to exchange simple personal information. C B -
6 Students will be able to introduce themselves and meet other people. A B -
7 Students will be able to read and understand picture conversations about personal information.D D +
8 Students will be able to give directions in a simple way. D C -
9 Students will be able to talk about the locations of things in conversations.D C -



5. SINIF 1.DENEME

ŞIRNAK / ŞIRNAK MERKEZ
Atatürk Ortaokulu

52 - RUKEN BAŞAK
5B

293,475

75 47 22 6 53

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Başarı %

ŞUBE KURUM İLÇE İL GENEL

Sıra: 1
Katılım: 13

Ortalama: 13,41

Sıra: 1
Katılım: 61

Ortalama: 12,85

Sıra: 9
Katılım: 393

Ortalama: 10,89

Sıra: 9
Katılım: 576

Ortalama: 8,90

Sıra: 11533
Katılım: 67611

Ortalama: 29,73

Türkçe

Soru Sayısı
15

Doğru
7

Yanlış
7

Boş
1

Net
4,67

A Cevap Anahtarı
123456789012345

BDBACADBCDDCACD

dD AbAbaCDaCdbD

Öğr. %31

Sınıf %10

Kurum %16

İlçe %15

İl %12

Genel %36

 

Matematik

Soru Sayısı
15

Doğru
7

Yanlış
5

Boş
3

Net
5,33

A Cevap Anahtarı
123456789012345

ACBCCDBBDCCDCDB

Aa dCDcBDCaDd  

Öğr. %36

Sınıf %14

Kurum %9

İlçe %7

İl %5

Genel %9

 

Fen

Soru Sayısı
15

Doğru
11

Yanlış
2

Boş
2

Net
10,33

A Cevap Anahtarı
123456789012345

DACACDACCCDABCD

D CAaDACCC cBCD

Öğr. %69

Sınıf %23

Kurum %22

İlçe %23

İl %19

Genel %36

 

Sosyal Bil.

Soru Sayısı
10

Doğru
7

Yanlış
3

Boş
0

Net
6,00

A Cevap Anahtarı
123456789012345

BCACDCBADB

dCACDCBbcB

Öğr. %60

Sınıf %16

Kurum %16

İlçe %15

İl %13

Genel %39

 

Din K.ve A.B.

Soru Sayısı
10

Doğru
9

Yanlış
1

Boş
0

Net
8,67

A Cevap Anahtarı
123456789012345

ABABCDBCDB

ABABCcBCDB

Öğr. %87

Sınıf %24

Kurum %24

İlçe %19

İl %16

Genel %88

 

İngilizce

Soru Sayısı
10

Doğru
6

Yanlış
4

Boş
0

Net
4,67

A Cevap Anahtarı
123456789012345

CBADCADDDB

CacDdADDDa

Öğr. %47

Sınıf %23

Kurum %20

İlçe %13

İl %10

Genel %51

 

SORU ANALİZİ

Türkçe DC ÖC ?

1 Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.B D -
2 Metni yorumlar D D +
3 Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. B  b
4 Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. A A +
5 Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. C B -
6 Metinle ilgili sorular A A +
7 Metinle ilgili sorulara cevap verir. D B -
8 Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. B A -
9 Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. C C +
10 Bir işin işlem basamaklarını yazar. D D +

Matematik DC ÖC ?

1 M.5.1.2.5. En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler.A A +
2 M.5.1.1.3. Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur.C A -
3 M.5.1.2.1. En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar.B  b
4 M.5.1.1.1. En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. C D -
5 M.5.1.2.3. Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder.C C +
6 M.5.1.2.2. İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır.D D +
7 M.5.1.2.5. En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler.B C -
8 M.5.1.2.5. En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler.B B +
9 M.5.1.2.4. En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar. D D +
10 M.5.1.2.8. Bölme işlemine ilişkin problem durumlarında kalanı yorumlar. C C +

Fen DC ÖC ?

1 Ay’ın ana ve ara evreleri arasındaki farkı / farkları belirtilir. D D +
2 Ay’ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. A  b
3 Ay’ın evreleri ile Ay’ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar.C C +
4 Dünya’dan bakıldığında Ay’ın hep aynı yüzünün görüldüğü belirtilir A A +
5 Güneş, Dünya ve Ay’ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar.C A -
6 Güneş’in dönme hareketi yaptığı belirtilir D D +
7 Güneş’in büyüklüğünü Dünya’nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar.A A +
8 Güneş’in özelliklerini açıklar. C C +
9 Ay’ın yüzey yapısı hakkında bilgi verilir. C C +
10 Ay’ın iki ana evresi arasında geçen sürenin bir hafta olduğu belirtilir. C C +

Sosyal Bil. DC ÖC ?

1 Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti’nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine
katkısını fark ederB D -
2 Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklarC C +
3 Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir.A A +
4 Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine
önemli katkılarını fark ederC C +
5 Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir.D D +
6 Sahip olduğu haklarının farkında olan bir birey olarak katıldığı gruplarda aldığı rollerin
gerektirdiği görev ve sorumluluklara uygun davranır.C C +
7 Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklarB B +
8 Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine
önemli katkılarını fark ederA B -
9 Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir.D C -
10 Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine
önemli katkılarını fark ederB B +

Din K.ve A.B. DC ÖC ?

1 5.1.1. Evrendeki mükemmel düzen ile Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar.A A +
2 5.1.2. Allah’ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. B B +
3 5.1.3. Allah’ın (c.c.) Rahmân ve Rahîm isimlerinin yansımalarına örnekler verir.A A +
4 5.1.1. Evrendeki mükemmel düzen ile Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar.B B +
5 5.1.2. Allah’ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. C C +
6 5.1.3. Allah’ın (c.c.) Rahmân ve Rahîm isimlerinin yansımalarına örnekler verir.D C -
7 5.1.4. Allah’ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur.B B +
8 5.1.4. Allah’ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur.C C +
9 5.1.1. Evrendeki mükemmel düzen ile Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar.D D +
10 5.1.1. Evrendeki mükemmel düzen ile Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar.B B +

İngilizce DC ÖC ?

1 Students will be able to read and understand timetable for their lessons. C C +
2 Students will be able to understand conversations about personal information.B A -
3 Students will be able to understand simple personal information. A C -
4 Students will be able to understand simple personal information. D D +
5 Students will be able to exchange simple personal information. C D -
6 Students will be able to introduce themselves and meet other people. A A +
7 Students will be able to read and understand picture conversations about personal information.D D +
8 Students will be able to give directions in a simple way. D D +
9 Students will be able to talk about the locations of things in conversations.D D +



5. SINIF 1.DENEME

ŞIRNAK / ŞIRNAK MERKEZ
Atatürk Ortaokulu

103 - RUKEN BUZAN
5B

152,883

75 26 47 2 14

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Başarı %

ŞUBE KURUM İLÇE İL GENEL

Sıra: 8
Katılım: 13

Ortalama: 13,41

Sıra: 31
Katılım: 61

Ortalama: 12,85

Sıra: 179
Katılım: 393

Ortalama: 10,89

Sıra: 217
Katılım: 576

Ortalama: 8,90

Sıra: 55132
Katılım: 67611

Ortalama: 29,73

Türkçe

Soru Sayısı
15

Doğru
4

Yanlış
10

Boş
1

Net
0,67

B Cevap Anahtarı
123456789012345

BABDCBCADCADDDC

c aDdBaccbAcDad

Öğr. %4

Sınıf %10

Kurum %16

İlçe %15

İl %12

Genel %36

 

Matematik

Soru Sayısı
15

Doğru
4

Yanlış
10

Boş
1

Net
0,67

B Cevap Anahtarı
123456789012345

BCACBBDCDDCCCBD

B cdcBbbbDaCdcb

Öğr. %4

Sınıf %14

Kurum %9

İlçe %7

İl %5

Genel %9

 

Fen

Soru Sayısı
15

Doğru
7

Yanlış
8

Boş
0

Net
4,33

B Cevap Anahtarı
123456789012345

CADAACCDDACCDCB

bdcAAddcaACbDCB

Öğr. %29

Sınıf %23

Kurum %22

İlçe %23

İl %19

Genel %36

 

Sosyal Bil.

Soru Sayısı
10

Doğru
3

Yanlış
7

Boş
0

Net
0,67

B Cevap Anahtarı
123456789012345

CDBCADBCBA

dDdaAaBddb

Öğr. %7

Sınıf %16

Kurum %16

İlçe %15

İl %13

Genel %39

 

Din K.ve A.B.

Soru Sayısı
10

Doğru
3

Yanlış
7

Boş
0

Net
0,67

B Cevap Anahtarı
123456789012345

BCDABADBBC

BabABcaddb

Öğr. %7

Sınıf %24

Kurum %24

İlçe %19

İl %16

Genel %88

 

İngilizce

Soru Sayısı
10

Doğru
5

Yanlış
5

Boş
0

Net
3,33

B Cevap Anahtarı
123456789012345

CDADCABDDB

aabDCABbcB

Öğr. %33

Sınıf %23

Kurum %20

İlçe %13

İl %10

Genel %51

 

SORU ANALİZİ

Türkçe DC ÖC ?

1 Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. B C -
2 Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. A  b
3 Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.B A -
4 Metni yorumlar D D +
5 Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. C D -
6 Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. B B +
7 Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. C A -
8 Metinle ilgili sorular A C -
9 Metinle ilgili sorulara cevap verir. D C -
10 Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. C B -

Matematik DC ÖC ?

1 M.5.1.2.1. En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar.B B +
2 M.5.1.1.1. En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. C  b
3 M.5.1.2.5. En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler.A C -
4 M.5.1.1.3. Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur.C D -
5 M.5.1.2.5. En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler.B C -
6 M.5.1.2.5. En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler.B B +
7 M.5.1.2.4. En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar. D B -
8 M.5.1.2.3. Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder.C B -
9 M.5.1.2.2. İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır.D B -
10 M.5.1.1.3. Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur.D D +

Fen DC ÖC ?

1 Ay’ın evreleri ile Ay’ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar.C B -
2 Dünya’dan bakıldığında Ay’ın hep aynı yüzünün görüldüğü belirtilir A D -
3 Ay’ın ana ve ara evreleri arasındaki farkı / farkları belirtilir. D C -
4 Ay’ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. A A +
5 Güneş’in büyüklüğünü Dünya’nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar.A A +
6 Güneş’in özelliklerini açıklar. C D -
7 Güneş, Dünya ve Ay’ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar.C D -
8 Güneş’in dönme hareketi yaptığı belirtilir D C -
9 Ay’ın evreleri ile Ay’ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar.D A -
10 Ay’da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. A A +

Sosyal Bil. DC ÖC ?

1 Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine
önemli katkılarını fark ederC D -
2 Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir.D D +
3 Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti’nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine
katkısını fark ederB D -
4 Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklarC A -
5 Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir.A A +
6 Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir.D A -
7 Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine
önemli katkılarını fark ederB B +
8 Sahip olduğu haklarının farkında olan bir birey olarak katıldığı gruplarda aldığı rollerin
gerektirdiği görev ve sorumluluklara uygun davranır.C D -
9 Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklarB D -
10 Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine
önemli katkılarını fark ederA B -

Din K.ve A.B. DC ÖC ?

1 5.1.1. Evrendeki mükemmel düzen ile Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar.B B +
2 5.1.2. Allah’ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. C A -
3 5.1.3. Allah’ın (c.c.) Rahmân ve Rahîm isimlerinin yansımalarına örnekler verir.D B -
4 5.1.1. Evrendeki mükemmel düzen ile Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar.A A +
5 5.1.2. Allah’ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. B B +
6 5.1.3. Allah’ın (c.c.) Rahmân ve Rahîm isimlerinin yansımalarına örnekler verir.A C -
7 5.1.1. Evrendeki mükemmel düzen ile Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar.D A -
8 5.1.1. Evrendeki mükemmel düzen ile Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar.B D -
9 5.1.4. Allah’ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur.B D -
10 5.1.4. Allah’ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur.C B -

İngilizce DC ÖC ?

1 Students will be able to exchange simple personal information. C A -
2 Students will be able to understand simple personal information. D A -
3 Students will be able to introduce themselves and meet other people. A B -
4 Students will be able to read and understand picture conversations about personal information.D D +
5 Students will be able to read and understand timetable for their lessons. C C +
6 Students will be able to understand simple personal information. A A +
7 Students will be able to introduce themselves. B B +
8 Students will be able to give directions in a simple way. D B -
9 Students will be able to talk about the locations of things in conversations.D C -



5. SINIF 1.DENEME

ŞIRNAK / ŞIRNAK MERKEZ
Atatürk Ortaokulu

58 - RÜYA BAŞAK
5B

192,430

75 36 38 1 31

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Başarı %

ŞUBE KURUM İLÇE İL GENEL

Sıra: 3
Katılım: 13

Ortalama: 13,41

Sıra: 19
Katılım: 61

Ortalama: 12,85

Sıra: 96
Katılım: 393

Ortalama: 10,89

Sıra: 107
Katılım: 576

Ortalama: 8,90

Sıra: 44005
Katılım: 67611

Ortalama: 29,73

Türkçe

Soru Sayısı
15

Doğru
6

Yanlış
9

Boş
0

Net
3,00

B Cevap Anahtarı
123456789012345

BABDCBCADCADDDC

cABcdaCdDCAaaaa

Öğr. %20

Sınıf %10

Kurum %16

İlçe %15

İl %12

Genel %36

 

Matematik

Soru Sayısı
15

Doğru
4

Yanlış
10

Boş
1

Net
0,67

B Cevap Anahtarı
123456789012345

BCACBBDCDDCCCBD

a AdcaDCDcdaaac

Öğr. %4

Sınıf %14

Kurum %9

İlçe %7

İl %5

Genel %9

 

Fen

Soru Sayısı
15

Doğru
7

Yanlış
8

Boş
0

Net
4,33

B Cevap Anahtarı
123456789012345

CADAACCDDACCDCB

dcDbACdDaAaabCB

Öğr. %29

Sınıf %23

Kurum %22

İlçe %23

İl %19

Genel %36

 

Sosyal Bil.

Soru Sayısı
10

Doğru
4

Yanlış
6

Boş
0

Net
2,00

B Cevap Anahtarı
123456789012345

CDBCADBCBA

baaCADddBd

Öğr. %20

Sınıf %16

Kurum %16

İlçe %15

İl %13

Genel %39

 

Din K.ve A.B.

Soru Sayısı
10

Doğru
8

Yanlış
2

Boş
0

Net
7,33

B Cevap Anahtarı
123456789012345

BCDABADBBC

BCDbBADBaC

Öğr. %73

Sınıf %24

Kurum %24

İlçe %19

İl %16

Genel %88

 

İngilizce

Soru Sayısı
10

Doğru
7

Yanlış
3

Boş
0

Net
6,00

B Cevap Anahtarı
123456789012345

CDADCABDDB

CDADCdcbDB

Öğr. %60

Sınıf %23

Kurum %20

İlçe %13

İl %10

Genel %51

 

SORU ANALİZİ

Türkçe DC ÖC ?

1 Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. B C -
2 Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. A A +
3 Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.B B +
4 Metni yorumlar D C -
5 Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. C D -
6 Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. B A -
7 Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. C C +
8 Metinle ilgili sorular A D -
9 Metinle ilgili sorulara cevap verir. D D +
10 Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. C C +

Matematik DC ÖC ?

1 M.5.1.2.1. En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar.B A -
2 M.5.1.1.1. En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. C  b
3 M.5.1.2.5. En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler.A A +
4 M.5.1.1.3. Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur.C D -
5 M.5.1.2.5. En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler.B C -
6 M.5.1.2.5. En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler.B A -
7 M.5.1.2.4. En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar. D D +
8 M.5.1.2.3. Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder.C C +
9 M.5.1.2.2. İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır.D D +
10 M.5.1.1.3. Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur.D C -

Fen DC ÖC ?

1 Ay’ın evreleri ile Ay’ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar.C D -
2 Dünya’dan bakıldığında Ay’ın hep aynı yüzünün görüldüğü belirtilir A C -
3 Ay’ın ana ve ara evreleri arasındaki farkı / farkları belirtilir. D D +
4 Ay’ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. A B -
5 Güneş’in büyüklüğünü Dünya’nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar.A A +
6 Güneş’in özelliklerini açıklar. C C +
7 Güneş, Dünya ve Ay’ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar.C D -
8 Güneş’in dönme hareketi yaptığı belirtilir D D +
9 Ay’ın evreleri ile Ay’ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar.D A -
10 Ay’da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. A A +

Sosyal Bil. DC ÖC ?

1 Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine
önemli katkılarını fark ederC B -
2 Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir.D A -
3 Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti’nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine
katkısını fark ederB A -
4 Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklarC C +
5 Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir.A A +
6 Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir.D D +
7 Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine
önemli katkılarını fark ederB D -
8 Sahip olduğu haklarının farkında olan bir birey olarak katıldığı gruplarda aldığı rollerin
gerektirdiği görev ve sorumluluklara uygun davranır.C D -
9 Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklarB B +
10 Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine
önemli katkılarını fark ederA D -

Din K.ve A.B. DC ÖC ?

1 5.1.1. Evrendeki mükemmel düzen ile Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar.B B +
2 5.1.2. Allah’ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. C C +
3 5.1.3. Allah’ın (c.c.) Rahmân ve Rahîm isimlerinin yansımalarına örnekler verir.D D +
4 5.1.1. Evrendeki mükemmel düzen ile Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar.A B -
5 5.1.2. Allah’ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. B B +
6 5.1.3. Allah’ın (c.c.) Rahmân ve Rahîm isimlerinin yansımalarına örnekler verir.A A +
7 5.1.1. Evrendeki mükemmel düzen ile Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar.D D +
8 5.1.1. Evrendeki mükemmel düzen ile Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar.B B +
9 5.1.4. Allah’ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur.B A -
10 5.1.4. Allah’ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur.C C +

İngilizce DC ÖC ?

1 Students will be able to exchange simple personal information. C C +
2 Students will be able to understand simple personal information. D D +
3 Students will be able to introduce themselves and meet other people. A A +
4 Students will be able to read and understand picture conversations about personal information.D D +
5 Students will be able to read and understand timetable for their lessons. C C +
6 Students will be able to understand simple personal information. A D -
7 Students will be able to introduce themselves. B C -
8 Students will be able to give directions in a simple way. D B -
9 Students will be able to talk about the locations of things in conversations.D D +



5. SINIF 1.DENEME

ŞIRNAK / ŞIRNAK MERKEZ
Atatürk Ortaokulu

1 - SİNAN TAŞAR
5B

149,951

75 23 41 11 12

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Başarı %

ŞUBE KURUM İLÇE İL GENEL

Sıra: 9
Katılım: 13

Ortalama: 13,41

Sıra: 32
Katılım: 61

Ortalama: 12,85

Sıra: 186
Katılım: 393

Ortalama: 10,89

Sıra: 228
Katılım: 576

Ortalama: 8,90

Sıra: 55242
Katılım: 67611

Ortalama: 29,73

Türkçe

Soru Sayısı
15

Doğru
5

Yanlış
6

Boş
4

Net
3,00

B Cevap Anahtarı
123456789012345

BABDCBCADCADDDC

BA cbB bDC  cad

Öğr. %20

Sınıf %10

Kurum %16

İlçe %15

İl %12

Genel %36

 

Matematik

Soru Sayısı
15

Doğru
2

Yanlış
9

Boş
4

Net
-1,00

B Cevap Anahtarı
123456789012345

BCACBBDCDDCCCBD

cb acBad b C dc

Öğr. %-7

Sınıf %14

Kurum %9

İlçe %7

İl %5

Genel %9

 

Fen

Soru Sayısı
15

Doğru
7

Yanlış
7

Boş
1

Net
4,67

B Cevap Anahtarı
123456789012345

CADAACCDDACCDCB

CdDdbCdaaACb CB

Öğr. %31

Sınıf %23

Kurum %22

İlçe %23

İl %19

Genel %36

 

Sosyal Bil.

Soru Sayısı
10

Doğru
3

Yanlış
7

Boş
0

Net
0,67

B Cevap Anahtarı
123456789012345

CDBCADBCBA

CbdaAcBaad

Öğr. %7

Sınıf %16

Kurum %16

İlçe %15

İl %13

Genel %39

 

Din K.ve A.B.

Soru Sayısı
10

Doğru
4

Yanlış
6

Boş
0

Net
2,00

B Cevap Anahtarı
123456789012345

BCDABADBBC

caaABdcBaC

Öğr. %20

Sınıf %24

Kurum %24

İlçe %19

İl %16

Genel %88

 

İngilizce

Soru Sayısı
10

Doğru
2

Yanlış
6

Boş
2

Net
0,00

B Cevap Anahtarı
123456789012345

CDADCABDDB

bDcD c cba

Öğr. %0

Sınıf %23

Kurum %20

İlçe %13

İl %10

Genel %51

 

SORU ANALİZİ

Türkçe DC ÖC ?

1 Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. B B +
2 Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. A A +
3 Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.B  b
4 Metni yorumlar D C -
5 Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. C B -
6 Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. B B +
7 Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. C  b
8 Metinle ilgili sorular A B -
9 Metinle ilgili sorulara cevap verir. D D +
10 Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. C C +

Matematik DC ÖC ?

1 M.5.1.2.1. En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar.B C -
2 M.5.1.1.1. En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. C B -
3 M.5.1.2.5. En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler.A  b
4 M.5.1.1.3. Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur.C A -
5 M.5.1.2.5. En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler.B C -
6 M.5.1.2.5. En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler.B B +
7 M.5.1.2.4. En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar. D A -
8 M.5.1.2.3. Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder.C D -
9 M.5.1.2.2. İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır.D  b
10 M.5.1.1.3. Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur.D B -

Fen DC ÖC ?

1 Ay’ın evreleri ile Ay’ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar.C C +
2 Dünya’dan bakıldığında Ay’ın hep aynı yüzünün görüldüğü belirtilir A D -
3 Ay’ın ana ve ara evreleri arasındaki farkı / farkları belirtilir. D D +
4 Ay’ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. A D -
5 Güneş’in büyüklüğünü Dünya’nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar.A B -
6 Güneş’in özelliklerini açıklar. C C +
7 Güneş, Dünya ve Ay’ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar.C D -
8 Güneş’in dönme hareketi yaptığı belirtilir D A -
9 Ay’ın evreleri ile Ay’ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar.D A -
10 Ay’da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. A A +

Sosyal Bil. DC ÖC ?

1 Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine
önemli katkılarını fark ederC C +
2 Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir.D B -
3 Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti’nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine
katkısını fark ederB D -
4 Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklarC A -
5 Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir.A A +
6 Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir.D C -
7 Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine
önemli katkılarını fark ederB B +
8 Sahip olduğu haklarının farkında olan bir birey olarak katıldığı gruplarda aldığı rollerin
gerektirdiği görev ve sorumluluklara uygun davranır.C A -
9 Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklarB A -
10 Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine
önemli katkılarını fark ederA D -

Din K.ve A.B. DC ÖC ?

1 5.1.1. Evrendeki mükemmel düzen ile Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar.B C -
2 5.1.2. Allah’ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. C A -
3 5.1.3. Allah’ın (c.c.) Rahmân ve Rahîm isimlerinin yansımalarına örnekler verir.D A -
4 5.1.1. Evrendeki mükemmel düzen ile Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar.A A +
5 5.1.2. Allah’ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. B B +
6 5.1.3. Allah’ın (c.c.) Rahmân ve Rahîm isimlerinin yansımalarına örnekler verir.A D -
7 5.1.1. Evrendeki mükemmel düzen ile Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar.D C -
8 5.1.1. Evrendeki mükemmel düzen ile Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar.B B +
9 5.1.4. Allah’ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur.B A -
10 5.1.4. Allah’ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur.C C +

İngilizce DC ÖC ?

1 Students will be able to exchange simple personal information. C B -
2 Students will be able to understand simple personal information. D D +
3 Students will be able to introduce themselves and meet other people. A C -
4 Students will be able to read and understand picture conversations about personal information.D D +
5 Students will be able to read and understand timetable for their lessons. C  b
6 Students will be able to understand simple personal information. A C -
7 Students will be able to introduce themselves. B  b
8 Students will be able to give directions in a simple way. D C -
9 Students will be able to talk about the locations of things in conversations.D B -



5. SINIF 1.DENEME

ŞIRNAK / ŞIRNAK MERKEZ
Atatürk Ortaokulu

166 - YASEMİN SUNAR
5B

161,958

75 25 48 2 12

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Başarı %

ŞUBE KURUM İLÇE İL GENEL

Sıra: 6
Katılım: 13

Ortalama: 13,41

Sıra: 26
Katılım: 61

Ortalama: 12,85

Sıra: 160
Katılım: 393

Ortalama: 10,89

Sıra: 188
Katılım: 576

Ortalama: 8,90

Sıra: 54794
Katılım: 67611

Ortalama: 29,73

Türkçe

Soru Sayısı
15

Doğru
5

Yanlış
10

Boş
0

Net
1,67

B Cevap Anahtarı
123456789012345

BABDCBCADCADDDC

adacdBabDCAcaDd

Öğr. %11

Sınıf %10

Kurum %16

İlçe %15

İl %12

Genel %36

 

Matematik

Soru Sayısı
15

Doğru
5

Yanlış
9

Boş
1

Net
2,00

B Cevap Anahtarı
123456789012345

BCACBBDCDDCCCBD

Bb dcdcCDabCCab

Öğr. %13

Sınıf %14

Kurum %9

İlçe %7

İl %5

Genel %9

 

Fen

Soru Sayısı
15

Doğru
7

Yanlış
7

Boş
1

Net
4,67

B Cevap Anahtarı
123456789012345

CADAACCDDACCDCB

dbccACCDaACCab 

Öğr. %31

Sınıf %23

Kurum %22

İlçe %23

İl %19

Genel %36

 

Sosyal Bil.

Soru Sayısı
10

Doğru
3

Yanlış
7

Boş
0

Net
0,67

B Cevap Anahtarı
123456789012345

CDBCADBCBA

badCADcadb

Öğr. %7

Sınıf %16

Kurum %16

İlçe %15

İl %13

Genel %39

 

Din K.ve A.B.

Soru Sayısı
10

Doğru
3

Yanlış
7

Boş
0

Net
0,67

B Cevap Anahtarı
123456789012345

BCDABADBBC

BCaddcaacC

Öğr. %7

Sınıf %24

Kurum %24

İlçe %19

İl %16

Genel %88

 

İngilizce

Soru Sayısı
10

Doğru
2

Yanlış
8

Boş
0

Net
-0,67

B Cevap Anahtarı
123456789012345

CDADCABDDB

bDbDdddcaa

Öğr. %-7

Sınıf %23

Kurum %20

İlçe %13

İl %10

Genel %51

 

SORU ANALİZİ

Türkçe DC ÖC ?

1 Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. B A -
2 Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. A D -
3 Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.B A -
4 Metni yorumlar D C -
5 Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. C D -
6 Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. B B +
7 Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. C A -
8 Metinle ilgili sorular A B -
9 Metinle ilgili sorulara cevap verir. D D +
10 Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. C C +

Matematik DC ÖC ?

1 M.5.1.2.1. En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar.B B +
2 M.5.1.1.1. En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. C B -
3 M.5.1.2.5. En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler.A  b
4 M.5.1.1.3. Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur.C D -
5 M.5.1.2.5. En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler.B C -
6 M.5.1.2.5. En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler.B D -
7 M.5.1.2.4. En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar. D C -
8 M.5.1.2.3. Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder.C C +
9 M.5.1.2.2. İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır.D D +
10 M.5.1.1.3. Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur.D A -

Fen DC ÖC ?

1 Ay’ın evreleri ile Ay’ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar.C D -
2 Dünya’dan bakıldığında Ay’ın hep aynı yüzünün görüldüğü belirtilir A B -
3 Ay’ın ana ve ara evreleri arasındaki farkı / farkları belirtilir. D C -
4 Ay’ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. A C -
5 Güneş’in büyüklüğünü Dünya’nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar.A A +
6 Güneş’in özelliklerini açıklar. C C +
7 Güneş, Dünya ve Ay’ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar.C C +
8 Güneş’in dönme hareketi yaptığı belirtilir D D +
9 Ay’ın evreleri ile Ay’ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar.D A -
10 Ay’da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. A A +

Sosyal Bil. DC ÖC ?

1 Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine
önemli katkılarını fark ederC B -
2 Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir.D A -
3 Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti’nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine
katkısını fark ederB D -
4 Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklarC C +
5 Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir.A A +
6 Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir.D D +
7 Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine
önemli katkılarını fark ederB C -
8 Sahip olduğu haklarının farkında olan bir birey olarak katıldığı gruplarda aldığı rollerin
gerektirdiği görev ve sorumluluklara uygun davranır.C A -
9 Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklarB D -
10 Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine
önemli katkılarını fark ederA B -

Din K.ve A.B. DC ÖC ?

1 5.1.1. Evrendeki mükemmel düzen ile Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar.B B +
2 5.1.2. Allah’ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. C C +
3 5.1.3. Allah’ın (c.c.) Rahmân ve Rahîm isimlerinin yansımalarına örnekler verir.D A -
4 5.1.1. Evrendeki mükemmel düzen ile Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar.A D -
5 5.1.2. Allah’ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. B D -
6 5.1.3. Allah’ın (c.c.) Rahmân ve Rahîm isimlerinin yansımalarına örnekler verir.A C -
7 5.1.1. Evrendeki mükemmel düzen ile Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar.D A -
8 5.1.1. Evrendeki mükemmel düzen ile Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar.B A -
9 5.1.4. Allah’ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur.B C -
10 5.1.4. Allah’ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur.C C +

İngilizce DC ÖC ?

1 Students will be able to exchange simple personal information. C B -
2 Students will be able to understand simple personal information. D D +
3 Students will be able to introduce themselves and meet other people. A B -
4 Students will be able to read and understand picture conversations about personal information.D D +
5 Students will be able to read and understand timetable for their lessons. C D -
6 Students will be able to understand simple personal information. A D -
7 Students will be able to introduce themselves. B D -
8 Students will be able to give directions in a simple way. D C -
9 Students will be able to talk about the locations of things in conversations.D A -



5. SINIF 1.DENEME

ŞIRNAK / ŞIRNAK MERKEZ
Atatürk Ortaokulu

144 - YILMAZ CANER
5B

155,955

75 29 40 6 21

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Başarı %

ŞUBE KURUM İLÇE İL GENEL

Sıra: 7
Katılım: 13

Ortalama: 13,41

Sıra: 29
Katılım: 61

Ortalama: 12,85

Sıra: 171
Katılım: 393

Ortalama: 10,89

Sıra: 205
Katılım: 576

Ortalama: 8,90

Sıra: 55010
Katılım: 67611

Ortalama: 29,73

Türkçe

Soru Sayısı
15

Doğru
5

Yanlış
9

Boş
1

Net
2,00

B Cevap Anahtarı
123456789012345

BABDCBCADCADDDC

Bc*cda ADdAabcC

Öğr. %13

Sınıf %10

Kurum %16

İlçe %15

İl %12

Genel %36

 

Matematik

Soru Sayısı
15

Doğru
4

Yanlış
8

Boş
3

Net
1,33

B Cevap Anahtarı
123456789012345

BCACBBDCDDCCCBD

BC aBd dbba ddD

Öğr. %9

Sınıf %14

Kurum %9

İlçe %7

İl %5

Genel %9

 

Fen

Soru Sayısı
15

Doğru
4

Yanlış
10

Boş
1

Net
0,67

B Cevap Anahtarı
123456789012345

CADAACCDDACCDCB

bbcbAdaDacCacC 

Öğr. %4

Sınıf %23

Kurum %22

İlçe %23

İl %19

Genel %36

 

Sosyal Bil.

Soru Sayısı
10

Doğru
3

Yanlış
6

Boş
1

Net
1,00

B Cevap Anahtarı
123456789012345

CDBCADBCBA

aDdbAcdbB 

Öğr. %10

Sınıf %16

Kurum %16

İlçe %15

İl %13

Genel %39

 

Din K.ve A.B.

Soru Sayısı
10

Doğru
8

Yanlış
2

Boş
0

Net
7,33

B Cevap Anahtarı
123456789012345

BCDABADBBC

BCDABAaBcC

Öğr. %73

Sınıf %24

Kurum %24

İlçe %19

İl %16

Genel %88

 

İngilizce

Soru Sayısı
10

Doğru
5

Yanlış
5

Boş
0

Net
3,33

B Cevap Anahtarı
123456789012345

CDADCABDDB

bDADbABcaa

Öğr. %33

Sınıf %23

Kurum %20

İlçe %13

İl %10

Genel %51

 

SORU ANALİZİ

Türkçe DC ÖC ?

1 Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. B B +
2 Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. A C -
3 Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.B * -
4 Metni yorumlar D C -
5 Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. C D -
6 Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. B A -
7 Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. C  b
8 Metinle ilgili sorular A A +
9 Metinle ilgili sorulara cevap verir. D D +
10 Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. C D -

Matematik DC ÖC ?

1 M.5.1.2.1. En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar.B B +
2 M.5.1.1.1. En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. C C +
3 M.5.1.2.5. En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler.A  b
4 M.5.1.1.3. Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur.C A -
5 M.5.1.2.5. En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler.B B +
6 M.5.1.2.5. En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler.B D -
7 M.5.1.2.4. En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar. D  b
8 M.5.1.2.3. Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder.C D -
9 M.5.1.2.2. İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır.D B -
10 M.5.1.1.3. Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur.D B -

Fen DC ÖC ?

1 Ay’ın evreleri ile Ay’ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar.C B -
2 Dünya’dan bakıldığında Ay’ın hep aynı yüzünün görüldüğü belirtilir A B -
3 Ay’ın ana ve ara evreleri arasındaki farkı / farkları belirtilir. D C -
4 Ay’ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. A B -
5 Güneş’in büyüklüğünü Dünya’nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar.A A +
6 Güneş’in özelliklerini açıklar. C D -
7 Güneş, Dünya ve Ay’ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar.C A -
8 Güneş’in dönme hareketi yaptığı belirtilir D D +
9 Ay’ın evreleri ile Ay’ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar.D A -
10 Ay’da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. A C -

Sosyal Bil. DC ÖC ?

1 Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine
önemli katkılarını fark ederC A -
2 Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir.D D +
3 Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti’nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine
katkısını fark ederB D -
4 Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklarC B -
5 Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir.A A +
6 Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir.D C -
7 Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine
önemli katkılarını fark ederB D -
8 Sahip olduğu haklarının farkında olan bir birey olarak katıldığı gruplarda aldığı rollerin
gerektirdiği görev ve sorumluluklara uygun davranır.C B -
9 Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklarB B +
10 Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine
önemli katkılarını fark ederA  b

Din K.ve A.B. DC ÖC ?

1 5.1.1. Evrendeki mükemmel düzen ile Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar.B B +
2 5.1.2. Allah’ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. C C +
3 5.1.3. Allah’ın (c.c.) Rahmân ve Rahîm isimlerinin yansımalarına örnekler verir.D D +
4 5.1.1. Evrendeki mükemmel düzen ile Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar.A A +
5 5.1.2. Allah’ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. B B +
6 5.1.3. Allah’ın (c.c.) Rahmân ve Rahîm isimlerinin yansımalarına örnekler verir.A A +
7 5.1.1. Evrendeki mükemmel düzen ile Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar.D A -
8 5.1.1. Evrendeki mükemmel düzen ile Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar.B B +
9 5.1.4. Allah’ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur.B C -
10 5.1.4. Allah’ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur.C C +

İngilizce DC ÖC ?

1 Students will be able to exchange simple personal information. C B -
2 Students will be able to understand simple personal information. D D +
3 Students will be able to introduce themselves and meet other people. A A +
4 Students will be able to read and understand picture conversations about personal information.D D +
5 Students will be able to read and understand timetable for their lessons. C B -
6 Students will be able to understand simple personal information. A A +
7 Students will be able to introduce themselves. B B +
8 Students will be able to give directions in a simple way. D C -
9 Students will be able to talk about the locations of things in conversations.D A -



5. SINIF 1.DENEME

ŞIRNAK / ŞIRNAK MERKEZ
Atatürk Ortaokulu

123 - B E J A N KOLUMAN
5C

132,592

75 26 48 1 13

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Başarı %

ŞUBE KURUM İLÇE İL GENEL

Sıra: 15
Katılım: 25

Ortalama: 10,91

Sıra: 39
Katılım: 61

Ortalama: 12,85

Sıra: 249
Katılım: 393

Ortalama: 10,89

Sıra: 318
Katılım: 576

Ortalama: 8,90

Sıra: 56001
Katılım: 67611

Ortalama: 29,73

Türkçe

Soru Sayısı
15

Doğru
3

Yanlış
12

Boş
0

Net
-1,00

B Cevap Anahtarı
123456789012345

BABDCBCADCADDDC

BdcDbdbcDdcbbaa

Öğr. %-7

Sınıf %14

Kurum %16

İlçe %15

İl %12

Genel %36

 

Matematik

Soru Sayısı
15

Doğru
5

Yanlış
10

Boş
0

Net
1,67

B Cevap Anahtarı
123456789012345

BCACBBDCDDCCCBD

cbcCcdadDDaCCdc

Öğr. %11

Sınıf %12

Kurum %9

İlçe %7

İl %5

Genel %9

 

Fen

Soru Sayısı
15

Doğru
4

Yanlış
10

Boş
1

Net
0,67

B Cevap Anahtarı
123456789012345

CADAACCDDACCDCB

dAcdACdDbcadbb 

Öğr. %4

Sınıf %17

Kurum %22

İlçe %23

İl %19

Genel %36

 

Sosyal Bil.

Soru Sayısı
10

Doğru
4

Yanlış
6

Boş
0

Net
2,00

B Cevap Anahtarı
123456789012345

CDBCADBCBA

dDdbAcBCcd

Öğr. %20

Sınıf %9

Kurum %16

İlçe %15

İl %13

Genel %39

 

Din K.ve A.B.

Soru Sayısı
10

Doğru
6

Yanlış
4

Boş
0

Net
4,67

B Cevap Anahtarı
123456789012345

BCDABADBBC

cCDdBADcBa

Öğr. %47

Sınıf %17

Kurum %24

İlçe %19

İl %16

Genel %88

 

İngilizce

Soru Sayısı
10

Doğru
4

Yanlış
6

Boş
0

Net
2,00

B Cevap Anahtarı
123456789012345

CDADCABDDB

dDcDdAcDaa

Öğr. %20

Sınıf %21

Kurum %20

İlçe %13

İl %10

Genel %51

 

SORU ANALİZİ

Türkçe DC ÖC ?

1 Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. B B +
2 Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. A D -
3 Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.B C -
4 Metni yorumlar D D +
5 Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. C B -
6 Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. B D -
7 Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. C B -
8 Metinle ilgili sorular A C -
9 Metinle ilgili sorulara cevap verir. D D +
10 Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. C D -

Matematik DC ÖC ?

1 M.5.1.2.1. En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar.B C -
2 M.5.1.1.1. En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. C B -
3 M.5.1.2.5. En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler.A C -
4 M.5.1.1.3. Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur.C C +
5 M.5.1.2.5. En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler.B C -
6 M.5.1.2.5. En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler.B D -
7 M.5.1.2.4. En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar. D A -
8 M.5.1.2.3. Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder.C D -
9 M.5.1.2.2. İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır.D D +
10 M.5.1.1.3. Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur.D D +

Fen DC ÖC ?

1 Ay’ın evreleri ile Ay’ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar.C D -
2 Dünya’dan bakıldığında Ay’ın hep aynı yüzünün görüldüğü belirtilir A A +
3 Ay’ın ana ve ara evreleri arasındaki farkı / farkları belirtilir. D C -
4 Ay’ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. A D -
5 Güneş’in büyüklüğünü Dünya’nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar.A A +
6 Güneş’in özelliklerini açıklar. C C +
7 Güneş, Dünya ve Ay’ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar.C D -
8 Güneş’in dönme hareketi yaptığı belirtilir D D +
9 Ay’ın evreleri ile Ay’ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar.D B -
10 Ay’da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. A C -

Sosyal Bil. DC ÖC ?

1 Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine
önemli katkılarını fark ederC D -
2 Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir.D D +
3 Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti’nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine
katkısını fark ederB D -
4 Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklarC B -
5 Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir.A A +
6 Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir.D C -
7 Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine
önemli katkılarını fark ederB B +
8 Sahip olduğu haklarının farkında olan bir birey olarak katıldığı gruplarda aldığı rollerin
gerektirdiği görev ve sorumluluklara uygun davranır.C C +
9 Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklarB C -
10 Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine
önemli katkılarını fark ederA D -

Din K.ve A.B. DC ÖC ?

1 5.1.1. Evrendeki mükemmel düzen ile Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar.B C -
2 5.1.2. Allah’ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. C C +
3 5.1.3. Allah’ın (c.c.) Rahmân ve Rahîm isimlerinin yansımalarına örnekler verir.D D +
4 5.1.1. Evrendeki mükemmel düzen ile Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar.A D -
5 5.1.2. Allah’ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. B B +
6 5.1.3. Allah’ın (c.c.) Rahmân ve Rahîm isimlerinin yansımalarına örnekler verir.A A +
7 5.1.1. Evrendeki mükemmel düzen ile Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar.D D +
8 5.1.1. Evrendeki mükemmel düzen ile Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar.B C -
9 5.1.4. Allah’ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur.B B +
10 5.1.4. Allah’ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur.C A -

İngilizce DC ÖC ?

1 Students will be able to exchange simple personal information. C D -
2 Students will be able to understand simple personal information. D D +
3 Students will be able to introduce themselves and meet other people. A C -
4 Students will be able to read and understand picture conversations about personal information.D D +
5 Students will be able to read and understand timetable for their lessons. C D -
6 Students will be able to understand simple personal information. A A +
7 Students will be able to introduce themselves. B C -
8 Students will be able to give directions in a simple way. D D +
9 Students will be able to talk about the locations of things in conversations.D A -



5. SINIF 1.DENEME

ŞIRNAK / ŞIRNAK MERKEZ
Atatürk Ortaokulu

100 - BARİN KATAR
5C

118,455

75 21 53 1 4

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Başarı %

ŞUBE KURUM İLÇE İL GENEL

Sıra: 19
Katılım: 25

Ortalama: 10,91

Sıra: 47
Katılım: 61

Ortalama: 12,85

Sıra: 291
Katılım: 393

Ortalama: 10,89

Sıra: 383
Katılım: 576

Ortalama: 8,90

Sıra: 56585
Katılım: 67611

Ortalama: 29,73

Türkçe

Soru Sayısı
15

Doğru
4

Yanlış
11

Boş
0

Net
0,33

A Cevap Anahtarı
123456789012345

BDBACADBCDDCACD

BaBddADabcaddab

Öğr. %2

Sınıf %14

Kurum %16

İlçe %15

İl %12

Genel %36

 

Matematik

Soru Sayısı
15

Doğru
4

Yanlış
11

Boş
0

Net
0,33

A Cevap Anahtarı
123456789012345

ACBCCDBBDCCDCDB

bCcddadcDCdabDc

Öğr. %2

Sınıf %12

Kurum %9

İlçe %7

İl %5

Genel %9

 

Fen

Soru Sayısı
15

Doğru
5

Yanlış
10

Boş
0

Net
1,67

A Cevap Anahtarı
123456789012345

DACACDACCCDABCD

bAabCcAdCCbcdda

Öğr. %11

Sınıf %17

Kurum %22

İlçe %23

İl %19

Genel %36

 

Sosyal Bil.

Soru Sayısı
10

Doğru
1

Yanlış
9

Boş
0

Net
-2,00

A Cevap Anahtarı
123456789012345

BCACDCBADB

Bababdcb*c

Öğr. %-20

Sınıf %9

Kurum %16

İlçe %15

İl %13

Genel %39

 

Din K.ve A.B.

Soru Sayısı
10

Doğru
5

Yanlış
4

Boş
1

Net
3,67

A Cevap Anahtarı
123456789012345

ABABCDBCDB

AcABCDcab 

Öğr. %37

Sınıf %17

Kurum %24

İlçe %19

İl %16

Genel %88

 

İngilizce

Soru Sayısı
10

Doğru
2

Yanlış
8

Boş
0

Net
-0,67

A Cevap Anahtarı
123456789012345

CBADCADDDB

ddbaCdbcDa

Öğr. %-7

Sınıf %21

Kurum %20

İlçe %13

İl %10

Genel %51

 

SORU ANALİZİ

Türkçe DC ÖC ?

1 Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.B B +
2 Metni yorumlar D A -
3 Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. B B +
4 Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. A D -
5 Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. C D -
6 Metinle ilgili sorular A A +
7 Metinle ilgili sorulara cevap verir. D D +
8 Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. B A -
9 Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. C B -
10 Bir işin işlem basamaklarını yazar. D C -

Matematik DC ÖC ?

1 M.5.1.2.5. En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler.A B -
2 M.5.1.1.3. Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur.C C +
3 M.5.1.2.1. En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar.B C -
4 M.5.1.1.1. En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. C D -
5 M.5.1.2.3. Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder.C D -
6 M.5.1.2.2. İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır.D A -
7 M.5.1.2.5. En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler.B D -
8 M.5.1.2.5. En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler.B C -
9 M.5.1.2.4. En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar. D D +
10 M.5.1.2.8. Bölme işlemine ilişkin problem durumlarında kalanı yorumlar. C C +

Fen DC ÖC ?

1 Ay’ın ana ve ara evreleri arasındaki farkı / farkları belirtilir. D B -
2 Ay’ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. A A +
3 Ay’ın evreleri ile Ay’ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar.C A -
4 Dünya’dan bakıldığında Ay’ın hep aynı yüzünün görüldüğü belirtilir A B -
5 Güneş, Dünya ve Ay’ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar.C C +
6 Güneş’in dönme hareketi yaptığı belirtilir D C -
7 Güneş’in büyüklüğünü Dünya’nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar.A A +
8 Güneş’in özelliklerini açıklar. C D -
9 Ay’ın yüzey yapısı hakkında bilgi verilir. C C +
10 Ay’ın iki ana evresi arasında geçen sürenin bir hafta olduğu belirtilir. C C +

Sosyal Bil. DC ÖC ?

1 Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti’nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine
katkısını fark ederB B +
2 Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklarC A -
3 Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir.A B -
4 Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine
önemli katkılarını fark ederC A -
5 Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir.D B -
6 Sahip olduğu haklarının farkında olan bir birey olarak katıldığı gruplarda aldığı rollerin
gerektirdiği görev ve sorumluluklara uygun davranır.C D -
7 Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklarB C -
8 Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine
önemli katkılarını fark ederA B -
9 Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir.D * -
10 Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine
önemli katkılarını fark ederB C -

Din K.ve A.B. DC ÖC ?

1 5.1.1. Evrendeki mükemmel düzen ile Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar.A A +
2 5.1.2. Allah’ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. B C -
3 5.1.3. Allah’ın (c.c.) Rahmân ve Rahîm isimlerinin yansımalarına örnekler verir.A A +
4 5.1.1. Evrendeki mükemmel düzen ile Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar.B B +
5 5.1.2. Allah’ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. C C +
6 5.1.3. Allah’ın (c.c.) Rahmân ve Rahîm isimlerinin yansımalarına örnekler verir.D D +
7 5.1.4. Allah’ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur.B C -
8 5.1.4. Allah’ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur.C A -
9 5.1.1. Evrendeki mükemmel düzen ile Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar.D B -
10 5.1.1. Evrendeki mükemmel düzen ile Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar.B  b

İngilizce DC ÖC ?

1 Students will be able to read and understand timetable for their lessons. C D -
2 Students will be able to understand conversations about personal information.B D -
3 Students will be able to understand simple personal information. A B -
4 Students will be able to understand simple personal information. D A -
5 Students will be able to exchange simple personal information. C C +
6 Students will be able to introduce themselves and meet other people. A D -
7 Students will be able to read and understand picture conversations about personal information.D B -
8 Students will be able to give directions in a simple way. D C -
9 Students will be able to talk about the locations of things in conversations.D D +



5. SINIF 1.DENEME

ŞIRNAK / ŞIRNAK MERKEZ
Atatürk Ortaokulu

130 - BERFİN GÜNGEN
5C

231,276

75 35 40 0 29

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Başarı %

ŞUBE KURUM İLÇE İL GENEL

Sıra: 3
Katılım: 25

Ortalama: 10,91

Sıra: 10
Katılım: 61

Ortalama: 12,85

Sıra: 37
Katılım: 393

Ortalama: 10,89

Sıra: 40
Katılım: 576

Ortalama: 8,90

Sıra: 23314
Katılım: 67611

Ortalama: 29,73

Türkçe

Soru Sayısı
15

Doğru
7

Yanlış
8

Boş
0

Net
4,33

A Cevap Anahtarı
123456789012345

BDBACADBCDDCACD

daBACdadaDcCAdD

Öğr. %29

Sınıf %14

Kurum %16

İlçe %15

İl %12

Genel %36

 

Matematik

Soru Sayısı
15

Doğru
8

Yanlış
7

Boş
0

Net
5,67

A Cevap Anahtarı
123456789012345

ACBCCDBBDCCDCDB

AaaCbDcabCCDCbB

Öğr. %38

Sınıf %12

Kurum %9

İlçe %7

İl %5

Genel %9

 

Fen

Soru Sayısı
15

Doğru
8

Yanlış
7

Boş
0

Net
5,67

A Cevap Anahtarı
123456789012345

DACACDACCCDABCD

DbCbCaAbCCabBCb

Öğr. %38

Sınıf %17

Kurum %22

İlçe %23

İl %19

Genel %36

 

Sosyal Bil.

Soru Sayısı
10

Doğru
3

Yanlış
7

Boş
0

Net
0,67

A Cevap Anahtarı
123456789012345

BCACDCBADB

BbAbbbcbDc

Öğr. %7

Sınıf %9

Kurum %16

İlçe %15

İl %13

Genel %39

 

Din K.ve A.B.

Soru Sayısı
10

Doğru
3

Yanlış
7

Boş
0

Net
0,67

A Cevap Anahtarı
123456789012345

ABABCDBCDB

bBcdabdCaB

Öğr. %7

Sınıf %17

Kurum %24

İlçe %19

İl %16

Genel %88

 

İngilizce

Soru Sayısı
10

Doğru
6

Yanlış
4

Boş
0

Net
4,67

A Cevap Anahtarı
123456789012345

CBADCADDDB

CcADbbbDDB

Öğr. %47

Sınıf %21

Kurum %20

İlçe %13

İl %10

Genel %51

 

SORU ANALİZİ

Türkçe DC ÖC ?

1 Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.B D -
2 Metni yorumlar D A -
3 Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. B B +
4 Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. A A +
5 Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. C C +
6 Metinle ilgili sorular A D -
7 Metinle ilgili sorulara cevap verir. D A -
8 Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. B D -
9 Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. C A -
10 Bir işin işlem basamaklarını yazar. D D +

Matematik DC ÖC ?

1 M.5.1.2.5. En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler.A A +
2 M.5.1.1.3. Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur.C A -
3 M.5.1.2.1. En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar.B A -
4 M.5.1.1.1. En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. C C +
5 M.5.1.2.3. Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder.C B -
6 M.5.1.2.2. İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır.D D +
7 M.5.1.2.5. En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler.B C -
8 M.5.1.2.5. En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler.B A -
9 M.5.1.2.4. En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar. D B -
10 M.5.1.2.8. Bölme işlemine ilişkin problem durumlarında kalanı yorumlar. C C +

Fen DC ÖC ?

1 Ay’ın ana ve ara evreleri arasındaki farkı / farkları belirtilir. D D +
2 Ay’ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. A B -
3 Ay’ın evreleri ile Ay’ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar.C C +
4 Dünya’dan bakıldığında Ay’ın hep aynı yüzünün görüldüğü belirtilir A B -
5 Güneş, Dünya ve Ay’ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar.C C +
6 Güneş’in dönme hareketi yaptığı belirtilir D A -
7 Güneş’in büyüklüğünü Dünya’nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar.A A +
8 Güneş’in özelliklerini açıklar. C B -
9 Ay’ın yüzey yapısı hakkında bilgi verilir. C C +
10 Ay’ın iki ana evresi arasında geçen sürenin bir hafta olduğu belirtilir. C C +

Sosyal Bil. DC ÖC ?

1 Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti’nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine
katkısını fark ederB B +
2 Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklarC B -
3 Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir.A A +
4 Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine
önemli katkılarını fark ederC B -
5 Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir.D B -
6 Sahip olduğu haklarının farkında olan bir birey olarak katıldığı gruplarda aldığı rollerin
gerektirdiği görev ve sorumluluklara uygun davranır.C B -
7 Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklarB C -
8 Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine
önemli katkılarını fark ederA B -
9 Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir.D D +
10 Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine
önemli katkılarını fark ederB C -

Din K.ve A.B. DC ÖC ?

1 5.1.1. Evrendeki mükemmel düzen ile Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar.A B -
2 5.1.2. Allah’ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. B B +
3 5.1.3. Allah’ın (c.c.) Rahmân ve Rahîm isimlerinin yansımalarına örnekler verir.A C -
4 5.1.1. Evrendeki mükemmel düzen ile Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar.B D -
5 5.1.2. Allah’ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. C A -
6 5.1.3. Allah’ın (c.c.) Rahmân ve Rahîm isimlerinin yansımalarına örnekler verir.D B -
7 5.1.4. Allah’ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur.B D -
8 5.1.4. Allah’ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur.C C +
9 5.1.1. Evrendeki mükemmel düzen ile Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar.D A -
10 5.1.1. Evrendeki mükemmel düzen ile Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar.B B +

İngilizce DC ÖC ?

1 Students will be able to read and understand timetable for their lessons. C C +
2 Students will be able to understand conversations about personal information.B C -
3 Students will be able to understand simple personal information. A A +
4 Students will be able to understand simple personal information. D D +
5 Students will be able to exchange simple personal information. C B -
6 Students will be able to introduce themselves and meet other people. A B -
7 Students will be able to read and understand picture conversations about personal information.D B -
8 Students will be able to give directions in a simple way. D D +
9 Students will be able to talk about the locations of things in conversations.D D +



5. SINIF 1.DENEME

ŞIRNAK / ŞIRNAK MERKEZ
Atatürk Ortaokulu

17 - BERİVAN KOLUMAN
5C

108,225

75 20 55 0 2

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Başarı %

ŞUBE KURUM İLÇE İL GENEL

Sıra: 22
Katılım: 25

Ortalama: 10,91

Sıra: 54
Katılım: 61

Ortalama: 12,85

Sıra: 316
Katılım: 393

Ortalama: 10,89

Sıra: 427
Katılım: 576

Ortalama: 8,90

Sıra: 56962
Katılım: 67611

Ortalama: 29,73

Türkçe

Soru Sayısı
15

Doğru
5

Yanlış
10

Boş
0

Net
1,67

A Cevap Anahtarı
123456789012345

BDBACADBCDDCACD

BaacdADcdbbbACa

Öğr. %11

Sınıf %14

Kurum %16

İlçe %15

İl %12

Genel %36

 

Matematik

Soru Sayısı
15

Doğru
4

Yanlış
11

Boş
0

Net
0,33

A Cevap Anahtarı
123456789012345

ACBCCDBBDCCDCDB

dCdbCbddbCdbbaB

Öğr. %2

Sınıf %12

Kurum %9

İlçe %7

İl %5

Genel %9

 

Fen

Soru Sayısı
15

Doğru
3

Yanlış
12

Boş
0

Net
-1,00

A Cevap Anahtarı
123456789012345

DACACDACCCDABCD

cbdAacdCdCadcbb

Öğr. %-7

Sınıf %17

Kurum %22

İlçe %23

İl %19

Genel %36

 

Sosyal Bil.

Soru Sayısı
10

Doğru
3

Yanlış
7

Boş
0

Net
0,67

A Cevap Anahtarı
123456789012345

BCACDCBADB

BCbCbbdbac

Öğr. %7

Sınıf %9

Kurum %16

İlçe %15

İl %13

Genel %39

 

Din K.ve A.B.

Soru Sayısı
10

Doğru
2

Yanlış
8

Boş
0

Net
-0,67

A Cevap Anahtarı
123456789012345

ABABCDBCDB

cdbBdacbcB

Öğr. %-7

Sınıf %17

Kurum %24

İlçe %19

İl %16

Genel %88

 

İngilizce

Soru Sayısı
10

Doğru
3

Yanlış
7

Boş
0

Net
0,67

A Cevap Anahtarı
123456789012345

CBADCADDDB

CcdbCbDcbd

Öğr. %7

Sınıf %21

Kurum %20

İlçe %13

İl %10

Genel %51

 

SORU ANALİZİ

Türkçe DC ÖC ?

1 Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.B B +
2 Metni yorumlar D A -
3 Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. B A -
4 Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. A C -
5 Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. C D -
6 Metinle ilgili sorular A A +
7 Metinle ilgili sorulara cevap verir. D D +
8 Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. B C -
9 Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. C D -
10 Bir işin işlem basamaklarını yazar. D B -

Matematik DC ÖC ?

1 M.5.1.2.5. En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler.A D -
2 M.5.1.1.3. Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur.C C +
3 M.5.1.2.1. En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar.B D -
4 M.5.1.1.1. En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. C B -
5 M.5.1.2.3. Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder.C C +
6 M.5.1.2.2. İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır.D B -
7 M.5.1.2.5. En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler.B D -
8 M.5.1.2.5. En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler.B D -
9 M.5.1.2.4. En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar. D B -
10 M.5.1.2.8. Bölme işlemine ilişkin problem durumlarında kalanı yorumlar. C C +

Fen DC ÖC ?

1 Ay’ın ana ve ara evreleri arasındaki farkı / farkları belirtilir. D C -
2 Ay’ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. A B -
3 Ay’ın evreleri ile Ay’ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar.C D -
4 Dünya’dan bakıldığında Ay’ın hep aynı yüzünün görüldüğü belirtilir A A +
5 Güneş, Dünya ve Ay’ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar.C A -
6 Güneş’in dönme hareketi yaptığı belirtilir D C -
7 Güneş’in büyüklüğünü Dünya’nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar.A D -
8 Güneş’in özelliklerini açıklar. C C +
9 Ay’ın yüzey yapısı hakkında bilgi verilir. C D -
10 Ay’ın iki ana evresi arasında geçen sürenin bir hafta olduğu belirtilir. C C +

Sosyal Bil. DC ÖC ?

1 Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti’nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine
katkısını fark ederB B +
2 Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklarC C +
3 Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir.A B -
4 Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine
önemli katkılarını fark ederC C +
5 Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir.D B -
6 Sahip olduğu haklarının farkında olan bir birey olarak katıldığı gruplarda aldığı rollerin
gerektirdiği görev ve sorumluluklara uygun davranır.C B -
7 Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklarB D -
8 Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine
önemli katkılarını fark ederA B -
9 Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir.D A -
10 Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine
önemli katkılarını fark ederB C -

Din K.ve A.B. DC ÖC ?

1 5.1.1. Evrendeki mükemmel düzen ile Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar.A C -
2 5.1.2. Allah’ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. B D -
3 5.1.3. Allah’ın (c.c.) Rahmân ve Rahîm isimlerinin yansımalarına örnekler verir.A B -
4 5.1.1. Evrendeki mükemmel düzen ile Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar.B B +
5 5.1.2. Allah’ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. C D -
6 5.1.3. Allah’ın (c.c.) Rahmân ve Rahîm isimlerinin yansımalarına örnekler verir.D A -
7 5.1.4. Allah’ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur.B C -
8 5.1.4. Allah’ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur.C B -
9 5.1.1. Evrendeki mükemmel düzen ile Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar.D C -
10 5.1.1. Evrendeki mükemmel düzen ile Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar.B B +

İngilizce DC ÖC ?

1 Students will be able to read and understand timetable for their lessons. C C +
2 Students will be able to understand conversations about personal information.B C -
3 Students will be able to understand simple personal information. A D -
4 Students will be able to understand simple personal information. D B -
5 Students will be able to exchange simple personal information. C C +
6 Students will be able to introduce themselves and meet other people. A B -
7 Students will be able to read and understand picture conversations about personal information.D D +
8 Students will be able to give directions in a simple way. D C -
9 Students will be able to talk about the locations of things in conversations.D B -



5. SINIF 1.DENEME

ŞIRNAK / ŞIRNAK MERKEZ
Atatürk Ortaokulu

11500 - EMİN ERGİN
5C

98,107

75 18 57 0 -1

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Başarı %

ŞUBE KURUM İLÇE İL GENEL

Sıra: 23
Katılım: 25

Ortalama: 10,91

Sıra: 57
Katılım: 61

Ortalama: 12,85

Sıra: 342
Katılım: 393

Ortalama: 10,89

Sıra: 469
Katılım: 576

Ortalama: 8,90

Sıra: 66796
Katılım: 67611

Ortalama: 29,73

Türkçe

Soru Sayısı
15

Doğru
6

Yanlış
9

Boş
0

Net
3,00

B Cevap Anahtarı
123456789012345

BABDCBCADCADDDC

cbBcCdddDdADbDd

Öğr. %20

Sınıf %14

Kurum %16

İlçe %15

İl %12

Genel %36

 

Matematik

Soru Sayısı
15

Doğru
3

Yanlış
12

Boş
0

Net
-1,00

B Cevap Anahtarı
123456789012345

BCACBBDCDDCCCBD

BdcdcaaCbcddbdD

Öğr. %-7

Sınıf %12

Kurum %9

İlçe %7

İl %5

Genel %9

 

Fen

Soru Sayısı
15

Doğru
3

Yanlış
12

Boş
0

Net
-1,00

B Cevap Anahtarı
123456789012345

CADAACCDDACCDCB

ddDccCbbcdCdadc

Öğr. %-7

Sınıf %17

Kurum %22

İlçe %23

İl %19

Genel %36

 

Sosyal Bil.

Soru Sayısı
10

Doğru
2

Yanlış
8

Boş
0

Net
-0,67

B Cevap Anahtarı
123456789012345

CDBCADBCBA

bacCbadddA

Öğr. %-7

Sınıf %9

Kurum %16

İlçe %15

İl %13

Genel %39

 

Din K.ve A.B.

Soru Sayısı
10

Doğru
3

Yanlış
7

Boş
0

Net
0,67

B Cevap Anahtarı
123456789012345

BCDABADBBC

dCDbdAccda

Öğr. %7

Sınıf %17

Kurum %24

İlçe %19

İl %16

Genel %88

 

İngilizce

Soru Sayısı
10

Doğru
1

Yanlış
9

Boş
0

Net
-2,00

B Cevap Anahtarı
123456789012345

CDADCABDDB

dabbbddcDa

Öğr. %-20

Sınıf %21

Kurum %20

İlçe %13

İl %10

Genel %51

 

SORU ANALİZİ

Türkçe DC ÖC ?

1 Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. B C -
2 Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. A B -
3 Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.B B +
4 Metni yorumlar D C -
5 Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. C C +
6 Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. B D -
7 Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. C D -
8 Metinle ilgili sorular A D -
9 Metinle ilgili sorulara cevap verir. D D +
10 Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. C D -

Matematik DC ÖC ?

1 M.5.1.2.1. En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar.B B +
2 M.5.1.1.1. En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. C D -
3 M.5.1.2.5. En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler.A C -
4 M.5.1.1.3. Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur.C D -
5 M.5.1.2.5. En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler.B C -
6 M.5.1.2.5. En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler.B A -
7 M.5.1.2.4. En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar. D A -
8 M.5.1.2.3. Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder.C C +
9 M.5.1.2.2. İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır.D B -
10 M.5.1.1.3. Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur.D C -

Fen DC ÖC ?

1 Ay’ın evreleri ile Ay’ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar.C D -
2 Dünya’dan bakıldığında Ay’ın hep aynı yüzünün görüldüğü belirtilir A D -
3 Ay’ın ana ve ara evreleri arasındaki farkı / farkları belirtilir. D D +
4 Ay’ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. A C -
5 Güneş’in büyüklüğünü Dünya’nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar.A C -
6 Güneş’in özelliklerini açıklar. C C +
7 Güneş, Dünya ve Ay’ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar.C B -
8 Güneş’in dönme hareketi yaptığı belirtilir D B -
9 Ay’ın evreleri ile Ay’ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar.D C -
10 Ay’da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. A D -

Sosyal Bil. DC ÖC ?

1 Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine
önemli katkılarını fark ederC B -
2 Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir.D A -
3 Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti’nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine
katkısını fark ederB C -
4 Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklarC C +
5 Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir.A B -
6 Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir.D A -
7 Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine
önemli katkılarını fark ederB D -
8 Sahip olduğu haklarının farkında olan bir birey olarak katıldığı gruplarda aldığı rollerin
gerektirdiği görev ve sorumluluklara uygun davranır.C D -
9 Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklarB D -
10 Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine
önemli katkılarını fark ederA A +

Din K.ve A.B. DC ÖC ?

1 5.1.1. Evrendeki mükemmel düzen ile Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar.B D -
2 5.1.2. Allah’ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. C C +
3 5.1.3. Allah’ın (c.c.) Rahmân ve Rahîm isimlerinin yansımalarına örnekler verir.D D +
4 5.1.1. Evrendeki mükemmel düzen ile Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar.A B -
5 5.1.2. Allah’ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. B D -
6 5.1.3. Allah’ın (c.c.) Rahmân ve Rahîm isimlerinin yansımalarına örnekler verir.A A +
7 5.1.1. Evrendeki mükemmel düzen ile Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar.D C -
8 5.1.1. Evrendeki mükemmel düzen ile Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar.B C -
9 5.1.4. Allah’ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur.B D -
10 5.1.4. Allah’ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur.C A -

İngilizce DC ÖC ?

1 Students will be able to exchange simple personal information. C D -
2 Students will be able to understand simple personal information. D A -
3 Students will be able to introduce themselves and meet other people. A B -
4 Students will be able to read and understand picture conversations about personal information.D B -
5 Students will be able to read and understand timetable for their lessons. C B -
6 Students will be able to understand simple personal information. A D -
7 Students will be able to introduce themselves. B D -
8 Students will be able to give directions in a simple way. D C -
9 Students will be able to talk about the locations of things in conversations.D D +



5. SINIF 1.DENEME

ŞIRNAK / ŞIRNAK MERKEZ
Atatürk Ortaokulu

0 - G *SÜM SATAN
5C

144,302

75 25 50 0 11

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Başarı %

ŞUBE KURUM İLÇE İL GENEL

Sıra: 13
Katılım: 25

Ortalama: 10,91

Sıra: 35
Katılım: 61

Ortalama: 12,85

Sıra: 207
Katılım: 393

Ortalama: 10,89

Sıra: 259
Katılım: 576

Ortalama: 8,90

Sıra: 55498
Katılım: 67611

Ortalama: 29,73

Türkçe

Soru Sayısı
15

Doğru
6

Yanlış
9

Boş
0

Net
3,00

B Cevap Anahtarı
123456789012345

BABDCBCADCADDDC

dcBaaBCADCbbacb

Öğr. %20

Sınıf %14

Kurum %16

İlçe %15

İl %12

Genel %36

 

Matematik

Soru Sayısı
15

Doğru
5

Yanlış
10

Boş
0

Net
1,67

B Cevap Anahtarı
123456789012345

BCACBBDCDDCCCBD

abcbBacCbDCbdaD

Öğr. %11

Sınıf %12

Kurum %9

İlçe %7

İl %5

Genel %9

 

Fen

Soru Sayısı
15

Doğru
4

Yanlış
11

Boş
0

Net
0,33

B Cevap Anahtarı
123456789012345

CADAACCDDACCDCB

dccbAdCbacCaDaa

Öğr. %2

Sınıf %17

Kurum %22

İlçe %23

İl %19

Genel %36

 

Sosyal Bil.

Soru Sayısı
10

Doğru
1

Yanlış
9

Boş
0

Net
-2,00

B Cevap Anahtarı
123456789012345

CDBCADBCBA

aadbAccdad

Öğr. %-20

Sınıf %9

Kurum %16

İlçe %15

İl %13

Genel %39

 

Din K.ve A.B.

Soru Sayısı
10

Doğru
4

Yanlış
6

Boş
0

Net
2,00

B Cevap Anahtarı
123456789012345

BCDABADBBC

BaaABbaBab

Öğr. %20

Sınıf %17

Kurum %24

İlçe %19

İl %16

Genel %88

 

İngilizce

Soru Sayısı
10

Doğru
5

Yanlış
5

Boş
0

Net
3,33

B Cevap Anahtarı
123456789012345

CDADCABDDB

bcdDCbBDaB

Öğr. %33

Sınıf %21

Kurum %20

İlçe %13

İl %10

Genel %51

 

SORU ANALİZİ

Türkçe DC ÖC ?

1 Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. B D -
2 Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. A C -
3 Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.B B +
4 Metni yorumlar D A -
5 Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. C A -
6 Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. B B +
7 Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. C C +
8 Metinle ilgili sorular A A +
9 Metinle ilgili sorulara cevap verir. D D +
10 Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. C C +

Matematik DC ÖC ?

1 M.5.1.2.1. En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar.B A -
2 M.5.1.1.1. En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. C B -
3 M.5.1.2.5. En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler.A C -
4 M.5.1.1.3. Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur.C B -
5 M.5.1.2.5. En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler.B B +
6 M.5.1.2.5. En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler.B A -
7 M.5.1.2.4. En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar. D C -
8 M.5.1.2.3. Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder.C C +
9 M.5.1.2.2. İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır.D B -
10 M.5.1.1.3. Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur.D D +

Fen DC ÖC ?

1 Ay’ın evreleri ile Ay’ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar.C D -
2 Dünya’dan bakıldığında Ay’ın hep aynı yüzünün görüldüğü belirtilir A C -
3 Ay’ın ana ve ara evreleri arasındaki farkı / farkları belirtilir. D C -
4 Ay’ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. A B -
5 Güneş’in büyüklüğünü Dünya’nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar.A A +
6 Güneş’in özelliklerini açıklar. C D -
7 Güneş, Dünya ve Ay’ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar.C C +
8 Güneş’in dönme hareketi yaptığı belirtilir D B -
9 Ay’ın evreleri ile Ay’ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar.D A -
10 Ay’da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. A C -

Sosyal Bil. DC ÖC ?

1 Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine
önemli katkılarını fark ederC A -
2 Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir.D A -
3 Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti’nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine
katkısını fark ederB D -
4 Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklarC B -
5 Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir.A A +
6 Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir.D C -
7 Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine
önemli katkılarını fark ederB C -
8 Sahip olduğu haklarının farkında olan bir birey olarak katıldığı gruplarda aldığı rollerin
gerektirdiği görev ve sorumluluklara uygun davranır.C D -
9 Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklarB A -
10 Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine
önemli katkılarını fark ederA D -

Din K.ve A.B. DC ÖC ?

1 5.1.1. Evrendeki mükemmel düzen ile Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar.B B +
2 5.1.2. Allah’ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. C A -
3 5.1.3. Allah’ın (c.c.) Rahmân ve Rahîm isimlerinin yansımalarına örnekler verir.D A -
4 5.1.1. Evrendeki mükemmel düzen ile Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar.A A +
5 5.1.2. Allah’ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. B B +
6 5.1.3. Allah’ın (c.c.) Rahmân ve Rahîm isimlerinin yansımalarına örnekler verir.A B -
7 5.1.1. Evrendeki mükemmel düzen ile Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar.D A -
8 5.1.1. Evrendeki mükemmel düzen ile Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar.B B +
9 5.1.4. Allah’ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur.B A -
10 5.1.4. Allah’ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur.C B -

İngilizce DC ÖC ?

1 Students will be able to exchange simple personal information. C B -
2 Students will be able to understand simple personal information. D C -
3 Students will be able to introduce themselves and meet other people. A D -
4 Students will be able to read and understand picture conversations about personal information.D D +
5 Students will be able to read and understand timetable for their lessons. C C +
6 Students will be able to understand simple personal information. A B -
7 Students will be able to introduce themselves. B B +
8 Students will be able to give directions in a simple way. D D +
9 Students will be able to talk about the locations of things in conversations.D A -



5. SINIF 1.DENEME

ŞIRNAK / ŞIRNAK MERKEZ
Atatürk Ortaokulu

3 - HAVVA DURU
5C

145,726

75 26 49 0 13

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Başarı %

ŞUBE KURUM İLÇE İL GENEL

Sıra: 12
Katılım: 25

Ortalama: 10,91

Sıra: 33
Katılım: 61

Ortalama: 12,85

Sıra: 200
Katılım: 393

Ortalama: 10,89

Sıra: 251
Katılım: 576

Ortalama: 8,90

Sıra: 55429
Katılım: 67611

Ortalama: 29,73

Türkçe

Soru Sayısı
15

Doğru
3

Yanlış
12

Boş
0

Net
-1,00

B Cevap Anahtarı
123456789012345

BABDCBCADCADDDC

BdaaCdabDddacbd

Öğr. %-7

Sınıf %14

Kurum %16

İlçe %15

İl %12

Genel %36

 

Matematik

Soru Sayısı
15

Doğru
5

Yanlış
10

Boş
0

Net
1,67

B Cevap Anahtarı
123456789012345

BCACBBDCDDCCCBD

adACBdcdDDdbbab

Öğr. %11

Sınıf %12

Kurum %9

İlçe %7

İl %5

Genel %9

 

Fen

Soru Sayısı
15

Doğru
6

Yanlış
9

Boş
0

Net
3,00

B Cevap Anahtarı
123456789012345

CADAACCDDACCDCB

dcDcACbD*cCbDdc

Öğr. %20

Sınıf %17

Kurum %22

İlçe %23

İl %19

Genel %36

 

Sosyal Bil.

Soru Sayısı
10

Doğru
0

Yanlış
10

Boş
0

Net
-3,33

B Cevap Anahtarı
123456789012345

CDBCADBCBA

bbdddbaa*c

Öğr. %-33

Sınıf %9

Kurum %16

İlçe %15

İl %13

Genel %39

 

Din K.ve A.B.

Soru Sayısı
10

Doğru
4

Yanlış
6

Boş
0

Net
2,00

B Cevap Anahtarı
123456789012345

BCDABADBBC

aCDdcAacBd

Öğr. %20

Sınıf %17

Kurum %24

İlçe %19

İl %16

Genel %88

 

İngilizce

Soru Sayısı
10

Doğru
8

Yanlış
2

Boş
0

Net
7,33

B Cevap Anahtarı
123456789012345

CDADCABDDB

CDADCdBcDB

Öğr. %73

Sınıf %21

Kurum %20

İlçe %13

İl %10

Genel %51

 

SORU ANALİZİ

Türkçe DC ÖC ?

1 Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. B B +
2 Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. A D -
3 Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.B A -
4 Metni yorumlar D A -
5 Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. C C +
6 Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. B D -
7 Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. C A -
8 Metinle ilgili sorular A B -
9 Metinle ilgili sorulara cevap verir. D D +
10 Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. C D -

Matematik DC ÖC ?

1 M.5.1.2.1. En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar.B A -
2 M.5.1.1.1. En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. C D -
3 M.5.1.2.5. En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler.A A +
4 M.5.1.1.3. Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur.C C +
5 M.5.1.2.5. En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler.B B +
6 M.5.1.2.5. En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler.B D -
7 M.5.1.2.4. En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar. D C -
8 M.5.1.2.3. Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder.C D -
9 M.5.1.2.2. İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır.D D +
10 M.5.1.1.3. Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur.D D +

Fen DC ÖC ?

1 Ay’ın evreleri ile Ay’ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar.C D -
2 Dünya’dan bakıldığında Ay’ın hep aynı yüzünün görüldüğü belirtilir A C -
3 Ay’ın ana ve ara evreleri arasındaki farkı / farkları belirtilir. D D +
4 Ay’ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. A C -
5 Güneş’in büyüklüğünü Dünya’nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar.A A +
6 Güneş’in özelliklerini açıklar. C C +
7 Güneş, Dünya ve Ay’ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar.C B -
8 Güneş’in dönme hareketi yaptığı belirtilir D D +
9 Ay’ın evreleri ile Ay’ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar.D * -
10 Ay’da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. A C -

Sosyal Bil. DC ÖC ?

1 Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine
önemli katkılarını fark ederC B -
2 Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir.D B -
3 Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti’nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine
katkısını fark ederB D -
4 Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklarC D -
5 Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir.A D -
6 Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir.D B -
7 Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine
önemli katkılarını fark ederB A -
8 Sahip olduğu haklarının farkında olan bir birey olarak katıldığı gruplarda aldığı rollerin
gerektirdiği görev ve sorumluluklara uygun davranır.C A -
9 Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklarB * -
10 Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine
önemli katkılarını fark ederA C -

Din K.ve A.B. DC ÖC ?

1 5.1.1. Evrendeki mükemmel düzen ile Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar.B A -
2 5.1.2. Allah’ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. C C +
3 5.1.3. Allah’ın (c.c.) Rahmân ve Rahîm isimlerinin yansımalarına örnekler verir.D D +
4 5.1.1. Evrendeki mükemmel düzen ile Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar.A D -
5 5.1.2. Allah’ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. B C -
6 5.1.3. Allah’ın (c.c.) Rahmân ve Rahîm isimlerinin yansımalarına örnekler verir.A A +
7 5.1.1. Evrendeki mükemmel düzen ile Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar.D A -
8 5.1.1. Evrendeki mükemmel düzen ile Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar.B C -
9 5.1.4. Allah’ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur.B B +
10 5.1.4. Allah’ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur.C D -

İngilizce DC ÖC ?

1 Students will be able to exchange simple personal information. C C +
2 Students will be able to understand simple personal information. D D +
3 Students will be able to introduce themselves and meet other people. A A +
4 Students will be able to read and understand picture conversations about personal information.D D +
5 Students will be able to read and understand timetable for their lessons. C C +
6 Students will be able to understand simple personal information. A D -
7 Students will be able to introduce themselves. B B +
8 Students will be able to give directions in a simple way. D C -
9 Students will be able to talk about the locations of things in conversations.D D +



5. SINIF 1.DENEME

ŞIRNAK / ŞIRNAK MERKEZ
Atatürk Ortaokulu

45800 - M REZAN ÜRPER
5C

128,627

75 20 54 1 3

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Başarı %

ŞUBE KURUM İLÇE İL GENEL

Sıra: 16
Katılım: 25

Ortalama: 10,91

Sıra: 40
Katılım: 61

Ortalama: 12,85

Sıra: 261
Katılım: 393

Ortalama: 10,89

Sıra: 336
Katılım: 576

Ortalama: 8,90

Sıra: 56160
Katılım: 67611

Ortalama: 29,73

Türkçe

Soru Sayısı
15

Doğru
5

Yanlış
9

Boş
1

Net
2,00

B Cevap Anahtarı
123456789012345

BABDCBCADCADDDC

ccB aBCdDbAcaca

Öğr. %13

Sınıf %14

Kurum %16

İlçe %15

İl %12

Genel %36

 

Matematik

Soru Sayısı
15

Doğru
4

Yanlış
11

Boş
0

Net
0,33

B Cevap Anahtarı
123456789012345

BCACBBDCDDCCCBD

cCcCdccaabaCdBc

Öğr. %2

Sınıf %12

Kurum %9

İlçe %7

İl %5

Genel %9

 

Fen

Soru Sayısı
15

Doğru
6

Yanlış
9

Boş
0

Net
3,00

B Cevap Anahtarı
123456789012345

CADAACCDDACCDCB

bcabACdDccCCDdc

Öğr. %20

Sınıf %17

Kurum %22

İlçe %23

İl %19

Genel %36

 

Sosyal Bil.

Soru Sayısı
10

Doğru
2

Yanlış
8

Boş
0

Net
-0,67

B Cevap Anahtarı
123456789012345

CDBCADBCBA

dbcabccbBA

Öğr. %-7

Sınıf %9

Kurum %16

İlçe %15

İl %13

Genel %39

 

Din K.ve A.B.

Soru Sayısı
10

Doğru
2

Yanlış
8

Boş
0

Net
-0,67

B Cevap Anahtarı
123456789012345

BCDABADBBC

cCbA*bbcca

Öğr. %-7

Sınıf %17

Kurum %24

İlçe %19

İl %16

Genel %88

 

İngilizce

Soru Sayısı
10

Doğru
1

Yanlış
9

Boş
0

Net
-2,00

B Cevap Anahtarı
123456789012345

CDADCABDDB

dacDdbccba

Öğr. %-20

Sınıf %21

Kurum %20

İlçe %13

İl %10

Genel %51

 

SORU ANALİZİ

Türkçe DC ÖC ?

1 Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. B C -
2 Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. A C -
3 Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.B B +
4 Metni yorumlar D  b
5 Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. C A -
6 Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. B B +
7 Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. C C +
8 Metinle ilgili sorular A D -
9 Metinle ilgili sorulara cevap verir. D D +
10 Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. C B -

Matematik DC ÖC ?

1 M.5.1.2.1. En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar.B C -
2 M.5.1.1.1. En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. C C +
3 M.5.1.2.5. En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler.A C -
4 M.5.1.1.3. Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur.C C +
5 M.5.1.2.5. En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler.B D -
6 M.5.1.2.5. En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler.B C -
7 M.5.1.2.4. En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar. D C -
8 M.5.1.2.3. Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder.C A -
9 M.5.1.2.2. İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır.D A -
10 M.5.1.1.3. Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur.D B -

Fen DC ÖC ?

1 Ay’ın evreleri ile Ay’ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar.C B -
2 Dünya’dan bakıldığında Ay’ın hep aynı yüzünün görüldüğü belirtilir A C -
3 Ay’ın ana ve ara evreleri arasındaki farkı / farkları belirtilir. D A -
4 Ay’ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. A B -
5 Güneş’in büyüklüğünü Dünya’nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar.A A +
6 Güneş’in özelliklerini açıklar. C C +
7 Güneş, Dünya ve Ay’ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar.C D -
8 Güneş’in dönme hareketi yaptığı belirtilir D D +
9 Ay’ın evreleri ile Ay’ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar.D C -
10 Ay’da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. A C -

Sosyal Bil. DC ÖC ?

1 Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine
önemli katkılarını fark ederC D -
2 Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir.D B -
3 Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti’nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine
katkısını fark ederB C -
4 Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklarC A -
5 Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir.A B -
6 Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir.D C -
7 Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine
önemli katkılarını fark ederB C -
8 Sahip olduğu haklarının farkında olan bir birey olarak katıldığı gruplarda aldığı rollerin
gerektirdiği görev ve sorumluluklara uygun davranır.C B -
9 Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklarB B +
10 Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine
önemli katkılarını fark ederA A +

Din K.ve A.B. DC ÖC ?

1 5.1.1. Evrendeki mükemmel düzen ile Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar.B C -
2 5.1.2. Allah’ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. C C +
3 5.1.3. Allah’ın (c.c.) Rahmân ve Rahîm isimlerinin yansımalarına örnekler verir.D B -
4 5.1.1. Evrendeki mükemmel düzen ile Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar.A A +
5 5.1.2. Allah’ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. B * -
6 5.1.3. Allah’ın (c.c.) Rahmân ve Rahîm isimlerinin yansımalarına örnekler verir.A B -
7 5.1.1. Evrendeki mükemmel düzen ile Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar.D B -
8 5.1.1. Evrendeki mükemmel düzen ile Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar.B C -
9 5.1.4. Allah’ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur.B C -
10 5.1.4. Allah’ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur.C A -

İngilizce DC ÖC ?

1 Students will be able to exchange simple personal information. C D -
2 Students will be able to understand simple personal information. D A -
3 Students will be able to introduce themselves and meet other people. A C -
4 Students will be able to read and understand picture conversations about personal information.D D +
5 Students will be able to read and understand timetable for their lessons. C D -
6 Students will be able to understand simple personal information. A B -
7 Students will be able to introduce themselves. B C -
8 Students will be able to give directions in a simple way. D C -
9 Students will be able to talk about the locations of things in conversations.D B -



5. SINIF 1.DENEME

ŞIRNAK / ŞIRNAK MERKEZ
Atatürk Ortaokulu

69 - MAHİR TATAR
5C

281,086

75 45 29 1 47

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Başarı %

ŞUBE KURUM İLÇE İL GENEL

Sıra: 1
Katılım: 25

Ortalama: 10,91

Sıra: 3
Katılım: 61

Ortalama: 12,85

Sıra: 11
Katılım: 393

Ortalama: 10,89

Sıra: 11
Katılım: 576

Ortalama: 8,90

Sıra: 11887
Katılım: 67611

Ortalama: 29,73

Türkçe

Soru Sayısı
15

Doğru
6

Yanlış
9

Boş
0

Net
3,00

A Cevap Anahtarı
123456789012345

BDBACADBCDDCACD

acacdbDBCacCAdD

Öğr. %20

Sınıf %14

Kurum %16

İlçe %15

İl %12

Genel %36

 

Matematik

Soru Sayısı
15

Doğru
11

Yanlış
3

Boş
1

Net
10,00

A Cevap Anahtarı
123456789012345

ACBCCDBBDCCDCDB

AC CCbcBDCCDCDd

Öğr. %67

Sınıf %12

Kurum %9

İlçe %7

İl %5

Genel %9

 

Fen

Soru Sayısı
15

Doğru
8

Yanlış
7

Boş
0

Net
5,67

A Cevap Anahtarı
123456789012345

DACACDACCCDABCD

DdacCDACCdbABda

Öğr. %38

Sınıf %17

Kurum %22

İlçe %23

İl %19

Genel %36

 

Sosyal Bil.

Soru Sayısı
10

Doğru
9

Yanlış
1

Boş
0

Net
8,67

A Cevap Anahtarı
123456789012345

BCACDCBADB

BCACDCBAcB

Öğr. %87

Sınıf %9

Kurum %16

İlçe %15

İl %13

Genel %39

 

Din K.ve A.B.

Soru Sayısı
10

Doğru
8

Yanlış
2

Boş
0

Net
7,33

A Cevap Anahtarı
123456789012345

ABABCDBCDB

ABABCbdCDB

Öğr. %73

Sınıf %17

Kurum %24

İlçe %19

İl %16

Genel %88

 

İngilizce

Soru Sayısı
10

Doğru
3

Yanlış
7

Boş
0

Net
0,67

A Cevap Anahtarı
123456789012345

CBADCADDDB

dccDabDaaB

Öğr. %7

Sınıf %21

Kurum %20

İlçe %13

İl %10

Genel %51

 

SORU ANALİZİ

Türkçe DC ÖC ?

1 Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.B A -
2 Metni yorumlar D C -
3 Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. B A -
4 Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. A C -
5 Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. C D -
6 Metinle ilgili sorular A B -
7 Metinle ilgili sorulara cevap verir. D D +
8 Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. B B +
9 Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. C C +
10 Bir işin işlem basamaklarını yazar. D A -

Matematik DC ÖC ?

1 M.5.1.2.5. En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler.A A +
2 M.5.1.1.3. Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur.C C +
3 M.5.1.2.1. En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar.B  b
4 M.5.1.1.1. En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. C C +
5 M.5.1.2.3. Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder.C C +
6 M.5.1.2.2. İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır.D B -
7 M.5.1.2.5. En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler.B C -
8 M.5.1.2.5. En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler.B B +
9 M.5.1.2.4. En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar. D D +
10 M.5.1.2.8. Bölme işlemine ilişkin problem durumlarında kalanı yorumlar. C C +

Fen DC ÖC ?

1 Ay’ın ana ve ara evreleri arasındaki farkı / farkları belirtilir. D D +
2 Ay’ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. A D -
3 Ay’ın evreleri ile Ay’ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar.C A -
4 Dünya’dan bakıldığında Ay’ın hep aynı yüzünün görüldüğü belirtilir A C -
5 Güneş, Dünya ve Ay’ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar.C C +
6 Güneş’in dönme hareketi yaptığı belirtilir D D +
7 Güneş’in büyüklüğünü Dünya’nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar.A A +
8 Güneş’in özelliklerini açıklar. C C +
9 Ay’ın yüzey yapısı hakkında bilgi verilir. C C +
10 Ay’ın iki ana evresi arasında geçen sürenin bir hafta olduğu belirtilir. C D -

Sosyal Bil. DC ÖC ?

1 Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti’nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine
katkısını fark ederB B +
2 Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklarC C +
3 Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir.A A +
4 Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine
önemli katkılarını fark ederC C +
5 Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir.D D +
6 Sahip olduğu haklarının farkında olan bir birey olarak katıldığı gruplarda aldığı rollerin
gerektirdiği görev ve sorumluluklara uygun davranır.C C +
7 Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklarB B +
8 Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine
önemli katkılarını fark ederA A +
9 Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir.D C -
10 Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine
önemli katkılarını fark ederB B +

Din K.ve A.B. DC ÖC ?

1 5.1.1. Evrendeki mükemmel düzen ile Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar.A A +
2 5.1.2. Allah’ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. B B +
3 5.1.3. Allah’ın (c.c.) Rahmân ve Rahîm isimlerinin yansımalarına örnekler verir.A A +
4 5.1.1. Evrendeki mükemmel düzen ile Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar.B B +
5 5.1.2. Allah’ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. C C +
6 5.1.3. Allah’ın (c.c.) Rahmân ve Rahîm isimlerinin yansımalarına örnekler verir.D B -
7 5.1.4. Allah’ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur.B D -
8 5.1.4. Allah’ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur.C C +
9 5.1.1. Evrendeki mükemmel düzen ile Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar.D D +
10 5.1.1. Evrendeki mükemmel düzen ile Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar.B B +

İngilizce DC ÖC ?

1 Students will be able to read and understand timetable for their lessons. C D -
2 Students will be able to understand conversations about personal information.B C -
3 Students will be able to understand simple personal information. A C -
4 Students will be able to understand simple personal information. D D +
5 Students will be able to exchange simple personal information. C A -
6 Students will be able to introduce themselves and meet other people. A B -
7 Students will be able to read and understand picture conversations about personal information.D D +
8 Students will be able to give directions in a simple way. D A -
9 Students will be able to talk about the locations of things in conversations.D A -



5. SINIF 1.DENEME

ŞIRNAK / ŞIRNAK MERKEZ
Atatürk Ortaokulu

122 - MAHMUT KÜLTER
5C

162,545

75 24 40 11 14

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Başarı %

ŞUBE KURUM İLÇE İL GENEL

Sıra: 10
Katılım: 25

Ortalama: 10,91

Sıra: 25
Katılım: 61

Ortalama: 12,85

Sıra: 156
Katılım: 393

Ortalama: 10,89

Sıra: 184
Katılım: 576

Ortalama: 8,90

Sıra: 54765
Katılım: 67611

Ortalama: 29,73

Türkçe

Soru Sayısı
15

Doğru
5

Yanlış
9

Boş
1

Net
2,00

A Cevap Anahtarı
123456789012345

BDBACADBCDDCACD

cacA cDadaaCcCD

Öğr. %13

Sınıf %14

Kurum %16

İlçe %15

İl %12

Genel %36

 

Matematik

Soru Sayısı
15

Doğru
7

Yanlış
5

Boş
3

Net
5,33

A Cevap Anahtarı
123456789012345

ACBCCDBBDCCDCDB

AbBC c BcC DCcc

Öğr. %36

Sınıf %12

Kurum %9

İlçe %7

İl %5

Genel %9

 

Fen

Soru Sayısı
15

Doğru
3

Yanlış
10

Boş
2

Net
-0,33

A Cevap Anahtarı
123456789012345

DACACDACCCDABCD

adab  AdCabAdaa

Öğr. %-2

Sınıf %17

Kurum %22

İlçe %23

İl %19

Genel %36

 

Sosyal Bil.

Soru Sayısı
10

Doğru
3

Yanlış
5

Boş
2

Net
1,33

A Cevap Anahtarı
123456789012345

BCACDCBADB

BdAdaCd  c

Öğr. %13

Sınıf %9

Kurum %16

İlçe %15

İl %13

Genel %39

 

Din K.ve A.B.

Soru Sayısı
10

Doğru
5

Yanlış
4

Boş
1

Net
3,67

A Cevap Anahtarı
123456789012345

ABABCDBCDB

bBABacdC B

Öğr. %37

Sınıf %17

Kurum %24

İlçe %19

İl %16

Genel %88

 

İngilizce

Soru Sayısı
10

Doğru
1

Yanlış
7

Boş
2

Net
-1,33

A Cevap Anahtarı
123456789012345

CBADCADDDB

dcbc cD cd

Öğr. %-13

Sınıf %21

Kurum %20

İlçe %13

İl %10

Genel %51

 

SORU ANALİZİ

Türkçe DC ÖC ?

1 Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.B C -
2 Metni yorumlar D A -
3 Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. B C -
4 Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. A A +
5 Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. C  b
6 Metinle ilgili sorular A C -
7 Metinle ilgili sorulara cevap verir. D D +
8 Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. B A -
9 Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. C D -
10 Bir işin işlem basamaklarını yazar. D A -

Matematik DC ÖC ?

1 M.5.1.2.5. En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler.A A +
2 M.5.1.1.3. Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur.C B -
3 M.5.1.2.1. En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar.B B +
4 M.5.1.1.1. En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. C C +
5 M.5.1.2.3. Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder.C  b
6 M.5.1.2.2. İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır.D C -
7 M.5.1.2.5. En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler.B  b
8 M.5.1.2.5. En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler.B B +
9 M.5.1.2.4. En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar. D C -
10 M.5.1.2.8. Bölme işlemine ilişkin problem durumlarında kalanı yorumlar. C C +

Fen DC ÖC ?

1 Ay’ın ana ve ara evreleri arasındaki farkı / farkları belirtilir. D A -
2 Ay’ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. A D -
3 Ay’ın evreleri ile Ay’ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar.C A -
4 Dünya’dan bakıldığında Ay’ın hep aynı yüzünün görüldüğü belirtilir A B -
5 Güneş, Dünya ve Ay’ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar.C  b
6 Güneş’in dönme hareketi yaptığı belirtilir D  b
7 Güneş’in büyüklüğünü Dünya’nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar.A A +
8 Güneş’in özelliklerini açıklar. C D -
9 Ay’ın yüzey yapısı hakkında bilgi verilir. C C +
10 Ay’ın iki ana evresi arasında geçen sürenin bir hafta olduğu belirtilir. C A -

Sosyal Bil. DC ÖC ?

1 Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti’nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine
katkısını fark ederB B +
2 Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklarC D -
3 Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir.A A +
4 Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine
önemli katkılarını fark ederC D -
5 Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir.D A -
6 Sahip olduğu haklarının farkında olan bir birey olarak katıldığı gruplarda aldığı rollerin
gerektirdiği görev ve sorumluluklara uygun davranır.C C +
7 Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklarB D -
8 Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine
önemli katkılarını fark ederA  b
9 Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir.D  b
10 Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine
önemli katkılarını fark ederB C -

Din K.ve A.B. DC ÖC ?

1 5.1.1. Evrendeki mükemmel düzen ile Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar.A B -
2 5.1.2. Allah’ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. B B +
3 5.1.3. Allah’ın (c.c.) Rahmân ve Rahîm isimlerinin yansımalarına örnekler verir.A A +
4 5.1.1. Evrendeki mükemmel düzen ile Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar.B B +
5 5.1.2. Allah’ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. C A -
6 5.1.3. Allah’ın (c.c.) Rahmân ve Rahîm isimlerinin yansımalarına örnekler verir.D C -
7 5.1.4. Allah’ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur.B D -
8 5.1.4. Allah’ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur.C C +
9 5.1.1. Evrendeki mükemmel düzen ile Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar.D  b
10 5.1.1. Evrendeki mükemmel düzen ile Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar.B B +

İngilizce DC ÖC ?

1 Students will be able to read and understand timetable for their lessons. C D -
2 Students will be able to understand conversations about personal information.B C -
3 Students will be able to understand simple personal information. A B -
4 Students will be able to understand simple personal information. D C -
5 Students will be able to exchange simple personal information. C  b
6 Students will be able to introduce themselves and meet other people. A C -
7 Students will be able to read and understand picture conversations about personal information.D D +
8 Students will be able to give directions in a simple way. D  b
9 Students will be able to talk about the locations of things in conversations.D C -



5. SINIF 1.DENEME

ŞIRNAK / ŞIRNAK MERKEZ
Atatürk Ortaokulu

150 - MELİKE BARKIN
5C

195,250

75 33 42 0 25

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Başarı %

ŞUBE KURUM İLÇE İL GENEL

Sıra: 6
Katılım: 25

Ortalama: 10,91

Sıra: 17
Katılım: 61

Ortalama: 12,85

Sıra: 91
Katılım: 393

Ortalama: 10,89

Sıra: 102
Katılım: 576

Ortalama: 8,90

Sıra: 43886
Katılım: 67611

Ortalama: 29,73

Türkçe

Soru Sayısı
15

Doğru
7

Yanlış
8

Boş
0

Net
4,33

B Cevap Anahtarı
123456789012345

BABDCBCADCADDDC

cAaaCadbbCADDDa

Öğr. %29

Sınıf %14

Kurum %16

İlçe %15

İl %12

Genel %36

 

Matematik

Soru Sayısı
15

Doğru
5

Yanlış
10

Boş
0

Net
1,67

B Cevap Anahtarı
123456789012345

BCACBBDCDDCCCBD

daAadBbCaDdaaBc

Öğr. %11

Sınıf %12

Kurum %9

İlçe %7

İl %5

Genel %9

 

Fen

Soru Sayısı
15

Doğru
7

Yanlış
8

Boş
0

Net
4,33

B Cevap Anahtarı
123456789012345

CADAACCDDACCDCB

CADbACCabcdaDba

Öğr. %29

Sınıf %17

Kurum %22

İlçe %23

İl %19

Genel %36

 

Sosyal Bil.

Soru Sayısı
10

Doğru
2

Yanlış
8

Boş
0

Net
-0,67

B Cevap Anahtarı
123456789012345

CDBCADBCBA

abcCcDabdb

Öğr. %-7

Sınıf %9

Kurum %16

İlçe %15

İl %13

Genel %39

 

Din K.ve A.B.

Soru Sayısı
10

Doğru
4

Yanlış
6

Boş
0

Net
2,00

B Cevap Anahtarı
123456789012345

BCDABADBBC

dCaAdcDacC

Öğr. %20

Sınıf %17

Kurum %24

İlçe %19

İl %16

Genel %88

 

İngilizce

Soru Sayısı
10

Doğru
8

Yanlış
2

Boş
0

Net
7,33

B Cevap Anahtarı
123456789012345

CDADCABDDB

CDADCAaaDB

Öğr. %73

Sınıf %21

Kurum %20

İlçe %13

İl %10

Genel %51

 

SORU ANALİZİ

Türkçe DC ÖC ?

1 Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. B C -
2 Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. A A +
3 Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.B A -
4 Metni yorumlar D A -
5 Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. C C +
6 Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. B A -
7 Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. C D -
8 Metinle ilgili sorular A B -
9 Metinle ilgili sorulara cevap verir. D B -
10 Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. C C +

Matematik DC ÖC ?

1 M.5.1.2.1. En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar.B D -
2 M.5.1.1.1. En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. C A -
3 M.5.1.2.5. En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler.A A +
4 M.5.1.1.3. Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur.C A -
5 M.5.1.2.5. En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler.B D -
6 M.5.1.2.5. En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler.B B +
7 M.5.1.2.4. En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar. D B -
8 M.5.1.2.3. Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder.C C +
9 M.5.1.2.2. İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır.D A -
10 M.5.1.1.3. Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur.D D +

Fen DC ÖC ?

1 Ay’ın evreleri ile Ay’ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar.C C +
2 Dünya’dan bakıldığında Ay’ın hep aynı yüzünün görüldüğü belirtilir A A +
3 Ay’ın ana ve ara evreleri arasındaki farkı / farkları belirtilir. D D +
4 Ay’ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. A B -
5 Güneş’in büyüklüğünü Dünya’nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar.A A +
6 Güneş’in özelliklerini açıklar. C C +
7 Güneş, Dünya ve Ay’ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar.C C +
8 Güneş’in dönme hareketi yaptığı belirtilir D A -
9 Ay’ın evreleri ile Ay’ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar.D B -
10 Ay’da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. A C -

Sosyal Bil. DC ÖC ?

1 Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine
önemli katkılarını fark ederC A -
2 Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir.D B -
3 Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti’nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine
katkısını fark ederB C -
4 Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklarC C +
5 Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir.A C -
6 Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir.D D +
7 Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine
önemli katkılarını fark ederB A -
8 Sahip olduğu haklarının farkında olan bir birey olarak katıldığı gruplarda aldığı rollerin
gerektirdiği görev ve sorumluluklara uygun davranır.C B -
9 Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklarB D -
10 Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine
önemli katkılarını fark ederA B -

Din K.ve A.B. DC ÖC ?

1 5.1.1. Evrendeki mükemmel düzen ile Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar.B D -
2 5.1.2. Allah’ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. C C +
3 5.1.3. Allah’ın (c.c.) Rahmân ve Rahîm isimlerinin yansımalarına örnekler verir.D A -
4 5.1.1. Evrendeki mükemmel düzen ile Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar.A A +
5 5.1.2. Allah’ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. B D -
6 5.1.3. Allah’ın (c.c.) Rahmân ve Rahîm isimlerinin yansımalarına örnekler verir.A C -
7 5.1.1. Evrendeki mükemmel düzen ile Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar.D D +
8 5.1.1. Evrendeki mükemmel düzen ile Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar.B A -
9 5.1.4. Allah’ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur.B C -
10 5.1.4. Allah’ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur.C C +

İngilizce DC ÖC ?

1 Students will be able to exchange simple personal information. C C +
2 Students will be able to understand simple personal information. D D +
3 Students will be able to introduce themselves and meet other people. A A +
4 Students will be able to read and understand picture conversations about personal information.D D +
5 Students will be able to read and understand timetable for their lessons. C C +
6 Students will be able to understand simple personal information. A A +
7 Students will be able to introduce themselves. B A -
8 Students will be able to give directions in a simple way. D A -
9 Students will be able to talk about the locations of things in conversations.D D +



5. SINIF 1.DENEME

ŞIRNAK / ŞIRNAK MERKEZ
Atatürk Ortaokulu

172 - MUHAMMED YILDIZ
5C

193,248

75 33 42 0 25

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Başarı %

ŞUBE KURUM İLÇE İL GENEL

Sıra: 7
Katılım: 25

Ortalama: 10,91

Sıra: 18
Katılım: 61

Ortalama: 12,85

Sıra: 95
Katılım: 393

Ortalama: 10,89

Sıra: 106
Katılım: 576

Ortalama: 8,90

Sıra: 43976
Katılım: 67611

Ortalama: 29,73

Türkçe

Soru Sayısı
15

Doğru
8

Yanlış
7

Boş
0

Net
5,67

A Cevap Anahtarı
123456789012345

BDBACADBCDDCACD

dDBAdbDcCcaCAdD

Öğr. %38

Sınıf %14

Kurum %16

İlçe %15

İl %12

Genel %36

 

Matematik

Soru Sayısı
15

Doğru
5

Yanlış
10

Boş
0

Net
1,67

A Cevap Anahtarı
123456789012345

ACBCCDBBDCCDCDB

ACdaCbcBbbaDbad

Öğr. %11

Sınıf %12

Kurum %9

İlçe %7

İl %5

Genel %9

 

Fen

Soru Sayısı
15

Doğru
6

Yanlış
9

Boş
0

Net
3,00

A Cevap Anahtarı
123456789012345

DACACDACCCDABCD

addbbDACCdacBbD

Öğr. %20

Sınıf %17

Kurum %22

İlçe %23

İl %19

Genel %36

 

Sosyal Bil.

Soru Sayısı
10

Doğru
5

Yanlış
5

Boş
0

Net
3,33

A Cevap Anahtarı
123456789012345

BCACDCBADB

BdACDaBbcd

Öğr. %33

Sınıf %9

Kurum %16

İlçe %15

İl %13

Genel %39

 

Din K.ve A.B.

Soru Sayısı
10

Doğru
3

Yanlış
7

Boş
0

Net
0,67

A Cevap Anahtarı
123456789012345

ABABCDBCDB

AdbBaccdDa

Öğr. %7

Sınıf %17

Kurum %24

İlçe %19

İl %16

Genel %88

 

İngilizce

Soru Sayısı
10

Doğru
6

Yanlış
4

Boş
0

Net
4,67

A Cevap Anahtarı
123456789012345

CBADCADDDB

CBccCAbDDd

Öğr. %47

Sınıf %21

Kurum %20

İlçe %13

İl %10

Genel %51

 

SORU ANALİZİ

Türkçe DC ÖC ?

1 Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.B D -
2 Metni yorumlar D D +
3 Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. B B +
4 Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. A A +
5 Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. C D -
6 Metinle ilgili sorular A B -
7 Metinle ilgili sorulara cevap verir. D D +
8 Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. B C -
9 Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. C C +
10 Bir işin işlem basamaklarını yazar. D C -

Matematik DC ÖC ?

1 M.5.1.2.5. En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler.A A +
2 M.5.1.1.3. Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur.C C +
3 M.5.1.2.1. En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar.B D -
4 M.5.1.1.1. En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. C A -
5 M.5.1.2.3. Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder.C C +
6 M.5.1.2.2. İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır.D B -
7 M.5.1.2.5. En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler.B C -
8 M.5.1.2.5. En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler.B B +
9 M.5.1.2.4. En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar. D B -
10 M.5.1.2.8. Bölme işlemine ilişkin problem durumlarında kalanı yorumlar. C B -

Fen DC ÖC ?

1 Ay’ın ana ve ara evreleri arasındaki farkı / farkları belirtilir. D A -
2 Ay’ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. A D -
3 Ay’ın evreleri ile Ay’ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar.C D -
4 Dünya’dan bakıldığında Ay’ın hep aynı yüzünün görüldüğü belirtilir A B -
5 Güneş, Dünya ve Ay’ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar.C B -
6 Güneş’in dönme hareketi yaptığı belirtilir D D +
7 Güneş’in büyüklüğünü Dünya’nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar.A A +
8 Güneş’in özelliklerini açıklar. C C +
9 Ay’ın yüzey yapısı hakkında bilgi verilir. C C +
10 Ay’ın iki ana evresi arasında geçen sürenin bir hafta olduğu belirtilir. C D -

Sosyal Bil. DC ÖC ?

1 Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti’nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine
katkısını fark ederB B +
2 Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklarC D -
3 Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir.A A +
4 Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine
önemli katkılarını fark ederC C +
5 Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir.D D +
6 Sahip olduğu haklarının farkında olan bir birey olarak katıldığı gruplarda aldığı rollerin
gerektirdiği görev ve sorumluluklara uygun davranır.C A -
7 Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklarB B +
8 Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine
önemli katkılarını fark ederA B -
9 Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir.D C -
10 Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine
önemli katkılarını fark ederB D -

Din K.ve A.B. DC ÖC ?

1 5.1.1. Evrendeki mükemmel düzen ile Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar.A A +
2 5.1.2. Allah’ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. B D -
3 5.1.3. Allah’ın (c.c.) Rahmân ve Rahîm isimlerinin yansımalarına örnekler verir.A B -
4 5.1.1. Evrendeki mükemmel düzen ile Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar.B B +
5 5.1.2. Allah’ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. C A -
6 5.1.3. Allah’ın (c.c.) Rahmân ve Rahîm isimlerinin yansımalarına örnekler verir.D C -
7 5.1.4. Allah’ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur.B C -
8 5.1.4. Allah’ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur.C D -
9 5.1.1. Evrendeki mükemmel düzen ile Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar.D D +
10 5.1.1. Evrendeki mükemmel düzen ile Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar.B A -

İngilizce DC ÖC ?

1 Students will be able to read and understand timetable for their lessons. C C +
2 Students will be able to understand conversations about personal information.B B +
3 Students will be able to understand simple personal information. A C -
4 Students will be able to understand simple personal information. D C -
5 Students will be able to exchange simple personal information. C C +
6 Students will be able to introduce themselves and meet other people. A A +
7 Students will be able to read and understand picture conversations about personal information.D B -
8 Students will be able to give directions in a simple way. D D +
9 Students will be able to talk about the locations of things in conversations.D D +



5. SINIF 1.DENEME

ŞIRNAK / ŞIRNAK MERKEZ
Atatürk Ortaokulu

162 - NURAN ÜSTEK
5C

201,786

75 28 29 18 24

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Başarı %

ŞUBE KURUM İLÇE İL GENEL

Sıra: 5
Katılım: 25

Ortalama: 10,91

Sıra: 15
Katılım: 61

Ortalama: 12,85

Sıra: 73
Katılım: 393

Ortalama: 10,89

Sıra: 82
Katılım: 576

Ortalama: 8,90

Sıra: 34120
Katılım: 67611

Ortalama: 29,73

Türkçe

Soru Sayısı
15

Doğru
4

Yanlış
9

Boş
2

Net
1,00

A Cevap Anahtarı
123456789012345

BDBACADBCDDCACD

acB abD accdAdD

Öğr. %7

Sınıf %14

Kurum %16

İlçe %15

İl %12

Genel %36

 

Matematik

Soru Sayısı
15

Doğru
3

Yanlış
6

Boş
6

Net
1,00

A Cevap Anahtarı
123456789012345

ACBCCDBBDCCDCDB

Aad Cbc b a C  

Öğr. %7

Sınıf %12

Kurum %9

İlçe %7

İl %5

Genel %9

 

Fen

Soru Sayısı
15

Doğru
11

Yanlış
3

Boş
1

Net
10,00

A Cevap Anahtarı
123456789012345

DACACDACCCDABCD

DAd CDAbCCaABCD

Öğr. %67

Sınıf %17

Kurum %22

İlçe %23

İl %19

Genel %36

 

Sosyal Bil.

Soru Sayısı
10

Doğru
3

Yanlış
5

Boş
2

Net
1,33

A Cevap Anahtarı
123456789012345

BCACDCBADB

BdACadd c 

Öğr. %13

Sınıf %9

Kurum %16

İlçe %15

İl %13

Genel %39

 

Din K.ve A.B.

Soru Sayısı
10

Doğru
3

Yanlış
3

Boş
4

Net
2,00

A Cevap Anahtarı
123456789012345

ABABCDBCDB

 B  CccC a

Öğr. %20

Sınıf %17

Kurum %24

İlçe %19

İl %16

Genel %88

 

İngilizce

Soru Sayısı
10

Doğru
4

Yanlış
3

Boş
3

Net
3,00

A Cevap Anahtarı
123456789012345

CBADCADDDB

CBdDa D a 

Öğr. %30

Sınıf %21

Kurum %20

İlçe %13

İl %10

Genel %51

 

SORU ANALİZİ

Türkçe DC ÖC ?

1 Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.B A -
2 Metni yorumlar D C -
3 Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. B B +
4 Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. A  b
5 Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. C A -
6 Metinle ilgili sorular A B -
7 Metinle ilgili sorulara cevap verir. D D +
8 Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. B  b
9 Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. C A -
10 Bir işin işlem basamaklarını yazar. D C -

Matematik DC ÖC ?

1 M.5.1.2.5. En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler.A A +
2 M.5.1.1.3. Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur.C A -
3 M.5.1.2.1. En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar.B D -
4 M.5.1.1.1. En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. C  b
5 M.5.1.2.3. Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder.C C +
6 M.5.1.2.2. İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır.D B -
7 M.5.1.2.5. En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler.B C -
8 M.5.1.2.5. En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler.B  b
9 M.5.1.2.4. En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar. D B -
10 M.5.1.2.8. Bölme işlemine ilişkin problem durumlarında kalanı yorumlar. C  b

Fen DC ÖC ?

1 Ay’ın ana ve ara evreleri arasındaki farkı / farkları belirtilir. D D +
2 Ay’ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. A A +
3 Ay’ın evreleri ile Ay’ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar.C D -
4 Dünya’dan bakıldığında Ay’ın hep aynı yüzünün görüldüğü belirtilir A  b
5 Güneş, Dünya ve Ay’ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar.C C +
6 Güneş’in dönme hareketi yaptığı belirtilir D D +
7 Güneş’in büyüklüğünü Dünya’nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar.A A +
8 Güneş’in özelliklerini açıklar. C B -
9 Ay’ın yüzey yapısı hakkında bilgi verilir. C C +
10 Ay’ın iki ana evresi arasında geçen sürenin bir hafta olduğu belirtilir. C C +

Sosyal Bil. DC ÖC ?

1 Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti’nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine
katkısını fark ederB B +
2 Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklarC D -
3 Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir.A A +
4 Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine
önemli katkılarını fark ederC C +
5 Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir.D A -
6 Sahip olduğu haklarının farkında olan bir birey olarak katıldığı gruplarda aldığı rollerin
gerektirdiği görev ve sorumluluklara uygun davranır.C D -
7 Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklarB D -
8 Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine
önemli katkılarını fark ederA  b
9 Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir.D C -
10 Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine
önemli katkılarını fark ederB  b

Din K.ve A.B. DC ÖC ?

1 5.1.1. Evrendeki mükemmel düzen ile Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar.A  b
2 5.1.2. Allah’ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. B B +
3 5.1.3. Allah’ın (c.c.) Rahmân ve Rahîm isimlerinin yansımalarına örnekler verir.A  b
4 5.1.1. Evrendeki mükemmel düzen ile Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar.B  b
5 5.1.2. Allah’ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. C C +
6 5.1.3. Allah’ın (c.c.) Rahmân ve Rahîm isimlerinin yansımalarına örnekler verir.D C -
7 5.1.4. Allah’ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur.B C -
8 5.1.4. Allah’ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur.C C +
9 5.1.1. Evrendeki mükemmel düzen ile Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar.D  b
10 5.1.1. Evrendeki mükemmel düzen ile Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar.B A -

İngilizce DC ÖC ?

1 Students will be able to read and understand timetable for their lessons. C C +
2 Students will be able to understand conversations about personal information.B B +
3 Students will be able to understand simple personal information. A D -
4 Students will be able to understand simple personal information. D D +
5 Students will be able to exchange simple personal information. C A -
6 Students will be able to introduce themselves and meet other people. A  b
7 Students will be able to read and understand picture conversations about personal information.D D +
8 Students will be able to give directions in a simple way. D  b
9 Students will be able to talk about the locations of things in conversations.D A -



5. SINIF 1.DENEME

ŞIRNAK / ŞIRNAK MERKEZ
Atatürk Ortaokulu

164 - NURGÜL ÜSTEK
5C

111,300

75 16 34 25 6

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Başarı %

ŞUBE KURUM İLÇE İL GENEL

Sıra: 21
Katılım: 25

Ortalama: 10,91

Sıra: 52
Katılım: 61

Ortalama: 12,85

Sıra: 310
Katılım: 393

Ortalama: 10,89

Sıra: 418
Katılım: 576

Ortalama: 8,90

Sıra: 56859
Katılım: 67611

Ortalama: 29,73

Matematik

Soru Sayısı
15

Doğru
4

Yanlış
11

Boş
0

Net
0,33

B Cevap Anahtarı
123456789012345

BCACBBDCDDCCCBD

abAaccbC*bdbCaD

Öğr. %2

Sınıf %12

Kurum %9

İlçe %7

İl %5

Genel %9

 

Fen

Soru Sayısı
15

Doğru
3

Yanlış
12

Boş
0

Net
-1,00

B Cevap Anahtarı
123456789012345

CADAACCDDACCDCB

abDcbCdbacbdabB

Öğr. %-7

Sınıf %17

Kurum %22

İlçe %23

İl %19

Genel %36

 

Din K.ve A.B.

Soru Sayısı
10

Doğru
1

Yanlış
9

Boş
0

Net
-2,00

B Cevap Anahtarı
123456789012345

BCDABADBBC

caDbadadcb

Öğr. %-20

Sınıf %17

Kurum %24

İlçe %19

İl %16

Genel %88

 

İngilizce

Soru Sayısı
10

Doğru
8

Yanlış
2

Boş
0

Net
7,33

B Cevap Anahtarı
123456789012345

CDADCABDDB

CDADCdBaDB

Öğr. %73

Sınıf %21

Kurum %20

İlçe %13

İl %10

Genel %51

 

SORU ANALİZİ

Matematik DC ÖC ?

1 M.5.1.2.1. En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar.B A -
2 M.5.1.1.1. En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. C B -
3 M.5.1.2.5. En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler.A A +
4 M.5.1.1.3. Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur.C A -
5 M.5.1.2.5. En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler.B C -
6 M.5.1.2.5. En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler.B C -
7 M.5.1.2.4. En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar. D B -
8 M.5.1.2.3. Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder.C C +
9 M.5.1.2.2. İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır.D * -
10 M.5.1.1.3. Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur.D B -

Fen DC ÖC ?

1 Ay’ın evreleri ile Ay’ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar.C A -
2 Dünya’dan bakıldığında Ay’ın hep aynı yüzünün görüldüğü belirtilir A B -
3 Ay’ın ana ve ara evreleri arasındaki farkı / farkları belirtilir. D D +
4 Ay’ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. A C -
5 Güneş’in büyüklüğünü Dünya’nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar.A B -
6 Güneş’in özelliklerini açıklar. C C +
7 Güneş, Dünya ve Ay’ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar.C D -
8 Güneş’in dönme hareketi yaptığı belirtilir D B -
9 Ay’ın evreleri ile Ay’ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar.D A -
10 Ay’da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. A C -

Din K.ve A.B. DC ÖC ?

1 5.1.1. Evrendeki mükemmel düzen ile Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar.B C -
2 5.1.2. Allah’ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. C A -
3 5.1.3. Allah’ın (c.c.) Rahmân ve Rahîm isimlerinin yansımalarına örnekler verir.D D +
4 5.1.1. Evrendeki mükemmel düzen ile Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar.A B -
5 5.1.2. Allah’ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. B A -
6 5.1.3. Allah’ın (c.c.) Rahmân ve Rahîm isimlerinin yansımalarına örnekler verir.A D -
7 5.1.1. Evrendeki mükemmel düzen ile Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar.D A -
8 5.1.1. Evrendeki mükemmel düzen ile Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar.B D -
9 5.1.4. Allah’ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur.B C -
10 5.1.4. Allah’ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur.C B -

İngilizce DC ÖC ?

1 Students will be able to exchange simple personal information. C C +
2 Students will be able to understand simple personal information. D D +
3 Students will be able to introduce themselves and meet other people. A A +
4 Students will be able to read and understand picture conversations about personal information.D D +
5 Students will be able to read and understand timetable for their lessons. C C +
6 Students will be able to understand simple personal information. A D -
7 Students will be able to introduce themselves. B B +
8 Students will be able to give directions in a simple way. D A -
9 Students will be able to talk about the locations of things in conversations.D D +
10 Students will be able to understand conversations about personal information.B B +



5. SINIF 1.DENEME

ŞIRNAK / ŞIRNAK MERKEZ
Atatürk Ortaokulu

71 - OKAN ÇAKAR
5C

136,050

75 25 50 0 11

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Başarı %

ŞUBE KURUM İLÇE İL GENEL

Sıra: 14
Katılım: 25

Ortalama: 10,91

Sıra: 38
Katılım: 61

Ortalama: 12,85

Sıra: 232
Katılım: 393

Ortalama: 10,89

Sıra: 298
Katılım: 576

Ortalama: 8,90

Sıra: 55848
Katılım: 67611

Ortalama: 29,73

Türkçe

Soru Sayısı
15

Doğru
4

Yanlış
11

Boş
0

Net
0,33

B Cevap Anahtarı
123456789012345

BABDCBCADCADDDC

BddcbaCbDdAbccb

Öğr. %2

Sınıf %14

Kurum %16

İlçe %15

İl %12

Genel %36

 

Matematik

Soru Sayısı
15

Doğru
3

Yanlış
12

Boş
0

Net
-1,00

B Cevap Anahtarı
123456789012345

BCACBBDCDDCCCBD

ddAaBdcabaddacD

Öğr. %-7

Sınıf %12

Kurum %9

İlçe %7

İl %5

Genel %9

 

Fen

Soru Sayısı
15

Doğru
7

Yanlış
8

Boş
0

Net
4,33

B Cevap Anahtarı
123456789012345

CADAACCDDACCDCB

adDAAdCbcACbDad

Öğr. %29

Sınıf %17

Kurum %22

İlçe %23

İl %19

Genel %36

 

Sosyal Bil.

Soru Sayısı
10

Doğru
3

Yanlış
7

Boş
0

Net
0,67

B Cevap Anahtarı
123456789012345

CDBCADBCBA

abdCAcdbBd

Öğr. %7

Sınıf %9

Kurum %16

İlçe %15

İl %13

Genel %39

 

Din K.ve A.B.

Soru Sayısı
10

Doğru
4

Yanlış
6

Boş
0

Net
2,00

B Cevap Anahtarı
123456789012345

BCDABADBBC

abDcdbDcBC

Öğr. %20

Sınıf %17

Kurum %24

İlçe %19

İl %16

Genel %88

 

İngilizce

Soru Sayısı
10

Doğru
4

Yanlış
6

Boş
0

Net
2,00

B Cevap Anahtarı
123456789012345

CDADCABDDB

CDAbCdacad

Öğr. %20

Sınıf %21

Kurum %20

İlçe %13

İl %10

Genel %51

 

SORU ANALİZİ

Türkçe DC ÖC ?

1 Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. B B +
2 Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. A D -
3 Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.B D -
4 Metni yorumlar D C -
5 Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. C B -
6 Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. B A -
7 Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. C C +
8 Metinle ilgili sorular A B -
9 Metinle ilgili sorulara cevap verir. D D +
10 Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. C D -

Matematik DC ÖC ?

1 M.5.1.2.1. En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar.B D -
2 M.5.1.1.1. En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. C D -
3 M.5.1.2.5. En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler.A A +
4 M.5.1.1.3. Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur.C A -
5 M.5.1.2.5. En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler.B B +
6 M.5.1.2.5. En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler.B D -
7 M.5.1.2.4. En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar. D C -
8 M.5.1.2.3. Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder.C A -
9 M.5.1.2.2. İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır.D B -
10 M.5.1.1.3. Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur.D A -

Fen DC ÖC ?

1 Ay’ın evreleri ile Ay’ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar.C A -
2 Dünya’dan bakıldığında Ay’ın hep aynı yüzünün görüldüğü belirtilir A D -
3 Ay’ın ana ve ara evreleri arasındaki farkı / farkları belirtilir. D D +
4 Ay’ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. A A +
5 Güneş’in büyüklüğünü Dünya’nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar.A A +
6 Güneş’in özelliklerini açıklar. C D -
7 Güneş, Dünya ve Ay’ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar.C C +
8 Güneş’in dönme hareketi yaptığı belirtilir D B -
9 Ay’ın evreleri ile Ay’ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar.D C -
10 Ay’da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. A A +

Sosyal Bil. DC ÖC ?

1 Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine
önemli katkılarını fark ederC A -
2 Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir.D B -
3 Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti’nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine
katkısını fark ederB D -
4 Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklarC C +
5 Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir.A A +
6 Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir.D C -
7 Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine
önemli katkılarını fark ederB D -
8 Sahip olduğu haklarının farkında olan bir birey olarak katıldığı gruplarda aldığı rollerin
gerektirdiği görev ve sorumluluklara uygun davranır.C B -
9 Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklarB B +
10 Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine
önemli katkılarını fark ederA D -

Din K.ve A.B. DC ÖC ?

1 5.1.1. Evrendeki mükemmel düzen ile Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar.B A -
2 5.1.2. Allah’ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. C B -
3 5.1.3. Allah’ın (c.c.) Rahmân ve Rahîm isimlerinin yansımalarına örnekler verir.D D +
4 5.1.1. Evrendeki mükemmel düzen ile Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar.A C -
5 5.1.2. Allah’ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. B D -
6 5.1.3. Allah’ın (c.c.) Rahmân ve Rahîm isimlerinin yansımalarına örnekler verir.A B -
7 5.1.1. Evrendeki mükemmel düzen ile Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar.D D +
8 5.1.1. Evrendeki mükemmel düzen ile Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar.B C -
9 5.1.4. Allah’ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur.B B +
10 5.1.4. Allah’ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur.C C +

İngilizce DC ÖC ?

1 Students will be able to exchange simple personal information. C C +
2 Students will be able to understand simple personal information. D D +
3 Students will be able to introduce themselves and meet other people. A A +
4 Students will be able to read and understand picture conversations about personal information.D B -
5 Students will be able to read and understand timetable for their lessons. C C +
6 Students will be able to understand simple personal information. A D -
7 Students will be able to introduce themselves. B A -
8 Students will be able to give directions in a simple way. D C -
9 Students will be able to talk about the locations of things in conversations.D A -



5. SINIF 1.DENEME

ŞIRNAK / ŞIRNAK MERKEZ
Atatürk Ortaokulu

138 - OZAN FIRAT YORGUN
5C

122,151

75 22 48 5 8

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Başarı %

ŞUBE KURUM İLÇE İL GENEL

Sıra: 17
Katılım: 25

Ortalama: 10,91

Sıra: 44
Katılım: 61

Ortalama: 12,85

Sıra: 284
Katılım: 393

Ortalama: 10,89

Sıra: 369
Katılım: 576

Ortalama: 8,90

Sıra: 56434
Katılım: 67611

Ortalama: 29,73

Türkçe

Soru Sayısı
15

Doğru
4

Yanlış
11

Boş
0

Net
0,33

B Cevap Anahtarı
123456789012345

BABDCBCADCADDDC

cAccdcdAaCdabDa

Öğr. %2

Sınıf %14

Kurum %16

İlçe %15

İl %12

Genel %36

 

Matematik

Soru Sayısı
15

Doğru
5

Yanlış
10

Boş
0

Net
1,67

B Cevap Anahtarı
123456789012345

BCACBBDCDDCCCBD

BacbBacdacdCdBD

Öğr. %11

Sınıf %12

Kurum %9

İlçe %7

İl %5

Genel %9

 

Fen

Soru Sayısı
15

Doğru
3

Yanlış
11

Boş
1

Net
-0,67

B Cevap Anahtarı
123456789012345

CADAACCDDACCDCB

dbbcACdaccbaDb 

Öğr. %-4

Sınıf %17

Kurum %22

İlçe %23

İl %19

Genel %36

 

Sosyal Bil.

Soru Sayısı
10

Doğru
4

Yanlış
6

Boş
0

Net
2,00

B Cevap Anahtarı
123456789012345

CDBCADBCBA

CDcbdacCaA

Öğr. %20

Sınıf %9

Kurum %16

İlçe %15

İl %13

Genel %39

 

Din K.ve A.B.

Soru Sayısı
10

Doğru
3

Yanlış
3

Boş
4

Net
2,00

B Cevap Anahtarı
123456789012345

BCDABADBBC

dCadBA    

Öğr. %20

Sınıf %17

Kurum %24

İlçe %19

İl %16

Genel %88

 

İngilizce

Soru Sayısı
10

Doğru
3

Yanlış
7

Boş
0

Net
0,67

B Cevap Anahtarı
123456789012345

CDADCABDDB

dDbDdAcaac

Öğr. %7

Sınıf %21

Kurum %20

İlçe %13

İl %10

Genel %51

 

SORU ANALİZİ

Türkçe DC ÖC ?

1 Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. B C -
2 Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. A A +
3 Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.B C -
4 Metni yorumlar D C -
5 Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. C D -
6 Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. B C -
7 Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. C D -
8 Metinle ilgili sorular A A +
9 Metinle ilgili sorulara cevap verir. D A -
10 Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. C C +

Matematik DC ÖC ?

1 M.5.1.2.1. En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar.B B +
2 M.5.1.1.1. En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. C A -
3 M.5.1.2.5. En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler.A C -
4 M.5.1.1.3. Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur.C B -
5 M.5.1.2.5. En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler.B B +
6 M.5.1.2.5. En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler.B A -
7 M.5.1.2.4. En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar. D C -
8 M.5.1.2.3. Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder.C D -
9 M.5.1.2.2. İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır.D A -
10 M.5.1.1.3. Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur.D C -

Fen DC ÖC ?

1 Ay’ın evreleri ile Ay’ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar.C D -
2 Dünya’dan bakıldığında Ay’ın hep aynı yüzünün görüldüğü belirtilir A B -
3 Ay’ın ana ve ara evreleri arasındaki farkı / farkları belirtilir. D B -
4 Ay’ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. A C -
5 Güneş’in büyüklüğünü Dünya’nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar.A A +
6 Güneş’in özelliklerini açıklar. C C +
7 Güneş, Dünya ve Ay’ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar.C D -
8 Güneş’in dönme hareketi yaptığı belirtilir D A -
9 Ay’ın evreleri ile Ay’ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar.D C -
10 Ay’da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. A C -

Sosyal Bil. DC ÖC ?

1 Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine
önemli katkılarını fark ederC C +
2 Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir.D D +
3 Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti’nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine
katkısını fark ederB C -
4 Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklarC B -
5 Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir.A D -
6 Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir.D A -
7 Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine
önemli katkılarını fark ederB C -
8 Sahip olduğu haklarının farkında olan bir birey olarak katıldığı gruplarda aldığı rollerin
gerektirdiği görev ve sorumluluklara uygun davranır.C C +
9 Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklarB A -
10 Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine
önemli katkılarını fark ederA A +

Din K.ve A.B. DC ÖC ?

1 5.1.1. Evrendeki mükemmel düzen ile Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar.B D -
2 5.1.2. Allah’ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. C C +
3 5.1.3. Allah’ın (c.c.) Rahmân ve Rahîm isimlerinin yansımalarına örnekler verir.D A -
4 5.1.1. Evrendeki mükemmel düzen ile Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar.A D -
5 5.1.2. Allah’ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. B B +
6 5.1.3. Allah’ın (c.c.) Rahmân ve Rahîm isimlerinin yansımalarına örnekler verir.A A +
7 5.1.1. Evrendeki mükemmel düzen ile Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar.D  b
8 5.1.1. Evrendeki mükemmel düzen ile Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar.B  b
9 5.1.4. Allah’ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur.B  b
10 5.1.4. Allah’ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur.C  b

İngilizce DC ÖC ?

1 Students will be able to exchange simple personal information. C D -
2 Students will be able to understand simple personal information. D D +
3 Students will be able to introduce themselves and meet other people. A B -
4 Students will be able to read and understand picture conversations about personal information.D D +
5 Students will be able to read and understand timetable for their lessons. C D -
6 Students will be able to understand simple personal information. A A +
7 Students will be able to introduce themselves. B C -
8 Students will be able to give directions in a simple way. D A -
9 Students will be able to talk about the locations of things in conversations.D A -



5. SINIF 1.DENEME

ŞIRNAK / ŞIRNAK MERKEZ
Atatürk Ortaokulu

84 - SABAHATTİN SALTAN
5C

85,645

75 16 59 0 -5

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Başarı %

ŞUBE KURUM İLÇE İL GENEL

Sıra: 25
Katılım: 25

Ortalama: 10,91

Sıra: 59
Katılım: 61

Ortalama: 12,85

Sıra: 360
Katılım: 393

Ortalama: 10,89

Sıra: 511
Katılım: 576

Ortalama: 8,90

Sıra: 67150
Katılım: 67611

Ortalama: 29,73

Türkçe

Soru Sayısı
15

Doğru
5

Yanlış
10

Boş
0

Net
1,67

B Cevap Anahtarı
123456789012345

BABDCBCADCADDDC

dbBaaBCAcabacDb

Öğr. %11

Sınıf %14

Kurum %16

İlçe %15

İl %12

Genel %36

 

Matematik

Soru Sayısı
15

Doğru
2

Yanlış
13

Boş
0

Net
-2,33

B Cevap Anahtarı
123456789012345

BCACBBDCDDCCCBD

cbbaBdDbbaad*db

Öğr. %-16

Sınıf %12

Kurum %9

İlçe %7

İl %5

Genel %9

 

Fen

Soru Sayısı
15

Doğru
4

Yanlış
11

Boş
0

Net
0,33

B Cevap Anahtarı
123456789012345

CADAACCDDACCDCB

CdbcbdaabcdC*CB

Öğr. %2

Sınıf %17

Kurum %22

İlçe %23

İl %19

Genel %36

 

Sosyal Bil.

Soru Sayısı
10

Doğru
1

Yanlış
9

Boş
0

Net
-2,00

B Cevap Anahtarı
123456789012345

CDBCADBCBA

acdbdbabdA

Öğr. %-20

Sınıf %9

Kurum %16

İlçe %15

İl %13

Genel %39

 

Din K.ve A.B.

Soru Sayısı
10

Doğru
2

Yanlış
8

Boş
0

Net
-0,67

B Cevap Anahtarı
123456789012345

BCDABADBBC

aaDbBcacdb

Öğr. %-7

Sınıf %17

Kurum %24

İlçe %19

İl %16

Genel %88

 

İngilizce

Soru Sayısı
10

Doğru
2

Yanlış
8

Boş
0

Net
-0,67

B Cevap Anahtarı
123456789012345

CDADCABDDB

bbdDbAdabc

Öğr. %-7

Sınıf %21

Kurum %20

İlçe %13

İl %10

Genel %51

 

SORU ANALİZİ

Türkçe DC ÖC ?

1 Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. B D -
2 Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. A B -
3 Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.B B +
4 Metni yorumlar D A -
5 Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. C A -
6 Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. B B +
7 Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. C C +
8 Metinle ilgili sorular A A +
9 Metinle ilgili sorulara cevap verir. D C -
10 Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. C A -

Matematik DC ÖC ?

1 M.5.1.2.1. En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar.B C -
2 M.5.1.1.1. En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. C B -
3 M.5.1.2.5. En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler.A B -
4 M.5.1.1.3. Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur.C A -
5 M.5.1.2.5. En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler.B B +
6 M.5.1.2.5. En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler.B D -
7 M.5.1.2.4. En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar. D D +
8 M.5.1.2.3. Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder.C B -
9 M.5.1.2.2. İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır.D B -
10 M.5.1.1.3. Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur.D A -

Fen DC ÖC ?

1 Ay’ın evreleri ile Ay’ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar.C C +
2 Dünya’dan bakıldığında Ay’ın hep aynı yüzünün görüldüğü belirtilir A D -
3 Ay’ın ana ve ara evreleri arasındaki farkı / farkları belirtilir. D B -
4 Ay’ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. A C -
5 Güneş’in büyüklüğünü Dünya’nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar.A B -
6 Güneş’in özelliklerini açıklar. C D -
7 Güneş, Dünya ve Ay’ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar.C A -
8 Güneş’in dönme hareketi yaptığı belirtilir D A -
9 Ay’ın evreleri ile Ay’ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar.D B -
10 Ay’da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. A C -

Sosyal Bil. DC ÖC ?

1 Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine
önemli katkılarını fark ederC A -
2 Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir.D C -
3 Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti’nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine
katkısını fark ederB D -
4 Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklarC B -
5 Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir.A D -
6 Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir.D B -
7 Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine
önemli katkılarını fark ederB A -
8 Sahip olduğu haklarının farkında olan bir birey olarak katıldığı gruplarda aldığı rollerin
gerektirdiği görev ve sorumluluklara uygun davranır.C B -
9 Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklarB D -
10 Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine
önemli katkılarını fark ederA A +

Din K.ve A.B. DC ÖC ?

1 5.1.1. Evrendeki mükemmel düzen ile Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar.B A -
2 5.1.2. Allah’ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. C A -
3 5.1.3. Allah’ın (c.c.) Rahmân ve Rahîm isimlerinin yansımalarına örnekler verir.D D +
4 5.1.1. Evrendeki mükemmel düzen ile Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar.A B -
5 5.1.2. Allah’ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. B B +
6 5.1.3. Allah’ın (c.c.) Rahmân ve Rahîm isimlerinin yansımalarına örnekler verir.A C -
7 5.1.1. Evrendeki mükemmel düzen ile Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar.D A -
8 5.1.1. Evrendeki mükemmel düzen ile Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar.B C -
9 5.1.4. Allah’ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur.B D -
10 5.1.4. Allah’ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur.C B -

İngilizce DC ÖC ?

1 Students will be able to exchange simple personal information. C B -
2 Students will be able to understand simple personal information. D B -
3 Students will be able to introduce themselves and meet other people. A D -
4 Students will be able to read and understand picture conversations about personal information.D D +
5 Students will be able to read and understand timetable for their lessons. C B -
6 Students will be able to understand simple personal information. A A +
7 Students will be able to introduce themselves. B D -
8 Students will be able to give directions in a simple way. D A -
9 Students will be able to talk about the locations of things in conversations.D B -



5. SINIF 1.DENEME

ŞIRNAK / ŞIRNAK MERKEZ
Atatürk Ortaokulu

453 - ŞEVİN TAŞAR
5C

202,518

75 38 37 0 34

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Başarı %

ŞUBE KURUM İLÇE İL GENEL

Sıra: 4
Katılım: 25

Ortalama: 10,91

Sıra: 14
Katılım: 61

Ortalama: 12,85

Sıra: 71
Katılım: 393

Ortalama: 10,89

Sıra: 80
Katılım: 576

Ortalama: 8,90

Sıra: 34084
Katılım: 67611

Ortalama: 29,73

Türkçe

Soru Sayısı
15

Doğru
5

Yanlış
10

Boş
0

Net
1,67

A Cevap Anahtarı
123456789012345

BDBACADBCDDCACD

aDBAacDcacaCbda

Öğr. %11

Sınıf %14

Kurum %16

İlçe %15

İl %12

Genel %36

 

Matematik

Soru Sayısı
15

Doğru
7

Yanlış
8

Boş
0

Net
4,33

A Cevap Anahtarı
123456789012345

ACBCCDBBDCCDCDB

AacCabcBDCdcCDc

Öğr. %29

Sınıf %12

Kurum %9

İlçe %7

İl %5

Genel %9

 

Fen

Soru Sayısı
15

Doğru
5

Yanlış
10

Boş
0

Net
1,67

A Cevap Anahtarı
123456789012345

DACACDACCCDABCD

DbbcaaACabacBCa

Öğr. %11

Sınıf %17

Kurum %22

İlçe %23

İl %19

Genel %36

 

Sosyal Bil.

Soru Sayısı
10

Doğru
6

Yanlış
4

Boş
0

Net
4,67

A Cevap Anahtarı
123456789012345

BCACDCBADB

abACDCBcDc

Öğr. %47

Sınıf %9

Kurum %16

İlçe %15

İl %13

Genel %39

 

Din K.ve A.B.

Soru Sayısı
10

Doğru
7

Yanlış
3

Boş
0

Net
6,00

A Cevap Anahtarı
123456789012345

ABABCDBCDB

ABABCbabDB

Öğr. %60

Sınıf %17

Kurum %24

İlçe %19

İl %16

Genel %88

 

İngilizce

Soru Sayısı
10

Doğru
8

Yanlış
2

Boş
0

Net
7,33

A Cevap Anahtarı
123456789012345

CBADCADDDB

CBADCADbDc

Öğr. %73

Sınıf %21

Kurum %20

İlçe %13

İl %10

Genel %51

 

SORU ANALİZİ

Türkçe DC ÖC ?

1 Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.B A -
2 Metni yorumlar D D +
3 Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. B B +
4 Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. A A +
5 Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. C A -
6 Metinle ilgili sorular A C -
7 Metinle ilgili sorulara cevap verir. D D +
8 Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. B C -
9 Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. C A -
10 Bir işin işlem basamaklarını yazar. D C -

Matematik DC ÖC ?

1 M.5.1.2.5. En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler.A A +
2 M.5.1.1.3. Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur.C A -
3 M.5.1.2.1. En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar.B C -
4 M.5.1.1.1. En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. C C +
5 M.5.1.2.3. Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder.C A -
6 M.5.1.2.2. İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır.D B -
7 M.5.1.2.5. En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler.B C -
8 M.5.1.2.5. En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler.B B +
9 M.5.1.2.4. En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar. D D +
10 M.5.1.2.8. Bölme işlemine ilişkin problem durumlarında kalanı yorumlar. C C +

Fen DC ÖC ?

1 Ay’ın ana ve ara evreleri arasındaki farkı / farkları belirtilir. D D +
2 Ay’ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. A B -
3 Ay’ın evreleri ile Ay’ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar.C B -
4 Dünya’dan bakıldığında Ay’ın hep aynı yüzünün görüldüğü belirtilir A C -
5 Güneş, Dünya ve Ay’ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar.C A -
6 Güneş’in dönme hareketi yaptığı belirtilir D A -
7 Güneş’in büyüklüğünü Dünya’nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar.A A +
8 Güneş’in özelliklerini açıklar. C C +
9 Ay’ın yüzey yapısı hakkında bilgi verilir. C A -
10 Ay’ın iki ana evresi arasında geçen sürenin bir hafta olduğu belirtilir. C B -

Sosyal Bil. DC ÖC ?

1 Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti’nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine
katkısını fark ederB A -
2 Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklarC B -
3 Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir.A A +
4 Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine
önemli katkılarını fark ederC C +
5 Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir.D D +
6 Sahip olduğu haklarının farkında olan bir birey olarak katıldığı gruplarda aldığı rollerin
gerektirdiği görev ve sorumluluklara uygun davranır.C C +
7 Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklarB B +
8 Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine
önemli katkılarını fark ederA C -
9 Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir.D D +
10 Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine
önemli katkılarını fark ederB C -

Din K.ve A.B. DC ÖC ?

1 5.1.1. Evrendeki mükemmel düzen ile Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar.A A +
2 5.1.2. Allah’ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. B B +
3 5.1.3. Allah’ın (c.c.) Rahmân ve Rahîm isimlerinin yansımalarına örnekler verir.A A +
4 5.1.1. Evrendeki mükemmel düzen ile Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar.B B +
5 5.1.2. Allah’ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. C C +
6 5.1.3. Allah’ın (c.c.) Rahmân ve Rahîm isimlerinin yansımalarına örnekler verir.D B -
7 5.1.4. Allah’ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur.B A -
8 5.1.4. Allah’ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur.C B -
9 5.1.1. Evrendeki mükemmel düzen ile Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar.D D +
10 5.1.1. Evrendeki mükemmel düzen ile Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar.B B +

İngilizce DC ÖC ?

1 Students will be able to read and understand timetable for their lessons. C C +
2 Students will be able to understand conversations about personal information.B B +
3 Students will be able to understand simple personal information. A A +
4 Students will be able to understand simple personal information. D D +
5 Students will be able to exchange simple personal information. C C +
6 Students will be able to introduce themselves and meet other people. A A +
7 Students will be able to read and understand picture conversations about personal information.D D +
8 Students will be able to give directions in a simple way. D B -
9 Students will be able to talk about the locations of things in conversations.D D +



5. SINIF 1.DENEME

ŞIRNAK / ŞIRNAK MERKEZ
Atatürk Ortaokulu

451 - ŞİRİN ORAL
5C

187,454

75 24 29 22 19

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Başarı %

ŞUBE KURUM İLÇE İL GENEL

Sıra: 8
Katılım: 25

Ortalama: 10,91

Sıra: 20
Katılım: 61

Ortalama: 12,85

Sıra: 105
Katılım: 393

Ortalama: 10,89

Sıra: 116
Katılım: 576

Ortalama: 8,90

Sıra: 44234
Katılım: 67611

Ortalama: 29,73

Türkçe

Soru Sayısı
15

Doğru
7

Yanlış
8

Boş
0

Net
4,33

B Cevap Anahtarı
123456789012345

BABDCBCADCADDDC

dABaadCcDCAaDad

Öğr. %29

Sınıf %14

Kurum %16

İlçe %15

İl %12

Genel %36

 

Matematik

Soru Sayısı
15

Doğru
5

Yanlış
8

Boş
2

Net
2,33

B Cevap Anahtarı
123456789012345

BCACBBDCDDCCCBD

dCAbc DdaDbCd a

Öğr. %16

Sınıf %12

Kurum %9

İlçe %7

İl %5

Genel %9

 

Fen

Soru Sayısı
15

Doğru
7

Yanlış
7

Boş
1

Net
4,67

B Cevap Anahtarı
123456789012345

CADAACCDDACCDCB

ddDbACCDbdC *Cd

Öğr. %31

Sınıf %17

Kurum %22

İlçe %23

İl %19

Genel %36

 

Sosyal Bil.

Soru Sayısı
10

Doğru
5

Yanlış
5

Boş
0

Net
3,33

B Cevap Anahtarı
123456789012345

CDBCADBCBA

bDBdcDcCBd

Öğr. %33

Sınıf %9

Kurum %16

İlçe %15

İl %13

Genel %39

 

Din K.ve A.B.

Soru Sayısı
10

Doğru
0

Yanlış
1

Boş
9

Net
-0,33

B Cevap Anahtarı
123456789012345

BCDABADBBC

a         

Öğr. %-3

Sınıf %17

Kurum %24

İlçe %19

İl %16

Genel %88

 

SORU ANALİZİ

Türkçe DC ÖC ?

1 Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. B D -
2 Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. A A +
3 Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.B B +
4 Metni yorumlar D A -
5 Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. C A -
6 Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. B D -
7 Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. C C +
8 Metinle ilgili sorular A C -
9 Metinle ilgili sorulara cevap verir. D D +
10 Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. C C +

Matematik DC ÖC ?

1 M.5.1.2.1. En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar.B D -
2 M.5.1.1.1. En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. C C +
3 M.5.1.2.5. En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler.A A +
4 M.5.1.1.3. Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur.C B -
5 M.5.1.2.5. En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler.B C -
6 M.5.1.2.5. En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler.B  b
7 M.5.1.2.4. En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar. D D +
8 M.5.1.2.3. Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder.C D -
9 M.5.1.2.2. İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır.D A -
10 M.5.1.1.3. Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur.D D +

Fen DC ÖC ?

1 Ay’ın evreleri ile Ay’ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar.C D -
2 Dünya’dan bakıldığında Ay’ın hep aynı yüzünün görüldüğü belirtilir A D -
3 Ay’ın ana ve ara evreleri arasındaki farkı / farkları belirtilir. D D +
4 Ay’ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. A B -
5 Güneş’in büyüklüğünü Dünya’nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar.A A +
6 Güneş’in özelliklerini açıklar. C C +
7 Güneş, Dünya ve Ay’ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar.C C +
8 Güneş’in dönme hareketi yaptığı belirtilir D D +
9 Ay’ın evreleri ile Ay’ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar.D B -
10 Ay’da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. A D -

Sosyal Bil. DC ÖC ?

1 Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine
önemli katkılarını fark ederC B -
2 Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir.D D +
3 Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti’nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine
katkısını fark ederB B +
4 Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklarC D -
5 Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir.A C -
6 Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir.D D +
7 Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine
önemli katkılarını fark ederB C -
8 Sahip olduğu haklarının farkında olan bir birey olarak katıldığı gruplarda aldığı rollerin
gerektirdiği görev ve sorumluluklara uygun davranır.C C +
9 Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklarB B +
10 Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine
önemli katkılarını fark ederA D -

Din K.ve A.B. DC ÖC ?

1 5.1.1. Evrendeki mükemmel düzen ile Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar.B A -
2 5.1.2. Allah’ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. C  b
3 5.1.3. Allah’ın (c.c.) Rahmân ve Rahîm isimlerinin yansımalarına örnekler verir.D  b
4 5.1.1. Evrendeki mükemmel düzen ile Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar.A  b
5 5.1.2. Allah’ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. B  b
6 5.1.3. Allah’ın (c.c.) Rahmân ve Rahîm isimlerinin yansımalarına örnekler verir.A  b
7 5.1.1. Evrendeki mükemmel düzen ile Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar.D  b
8 5.1.1. Evrendeki mükemmel düzen ile Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar.B  b
9 5.1.4. Allah’ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur.B  b
10 5.1.4. Allah’ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur.C  b



5. SINIF 1.DENEME

ŞIRNAK / ŞIRNAK MERKEZ
Atatürk Ortaokulu

72 - TAMER YORĞA
5C

122,028

75 20 55 0 2

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Başarı %

ŞUBE KURUM İLÇE İL GENEL

Sıra: 18
Katılım: 25

Ortalama: 10,91

Sıra: 46
Katılım: 61

Ortalama: 12,85

Sıra: 286
Katılım: 393

Ortalama: 10,89

Sıra: 371
Katılım: 576

Ortalama: 8,90

Sıra: 56438
Katılım: 67611

Ortalama: 29,73

Türkçe

Soru Sayısı
15

Doğru
4

Yanlış
11

Boş
0

Net
0,33

A Cevap Anahtarı
123456789012345

BDBACADBCDDCACD

aDBAdcbcabcbAdc

Öğr. %2

Sınıf %14

Kurum %16

İlçe %15

İl %12

Genel %36

 

Matematik

Soru Sayısı
15

Doğru
5

Yanlış
10

Boş
0

Net
1,67

A Cevap Anahtarı
123456789012345

ACBCCDBBDCCDCDB

bCaadDBacCdbacB

Öğr. %11

Sınıf %12

Kurum %9

İlçe %7

İl %5

Genel %9

 

Fen

Soru Sayısı
15

Doğru
5

Yanlış
10

Boş
0

Net
1,67

A Cevap Anahtarı
123456789012345

DACACDACCCDABCD

bcCAbDAdC*cbdab

Öğr. %11

Sınıf %17

Kurum %22

İlçe %23

İl %19

Genel %36

 

Sosyal Bil.

Soru Sayısı
10

Doğru
3

Yanlış
7

Boş
0

Net
0,67

A Cevap Anahtarı
123456789012345

BCACDCBADB

adbCDbcbbB

Öğr. %7

Sınıf %9

Kurum %16

İlçe %15

İl %13

Genel %39

 

Din K.ve A.B.

Soru Sayısı
10

Doğru
3

Yanlış
7

Boş
0

Net
0,67

A Cevap Anahtarı
123456789012345

ABABCDBCDB

badadDdCcB

Öğr. %7

Sınıf %17

Kurum %24

İlçe %19

İl %16

Genel %88

 

İngilizce

Soru Sayısı
10

Doğru
0

Yanlış
10

Boş
0

Net
-3,33

A Cevap Anahtarı
123456789012345

CBADCADDDB

dcbbbdabad

Öğr. %-33

Sınıf %21

Kurum %20

İlçe %13

İl %10

Genel %51

 

SORU ANALİZİ

Türkçe DC ÖC ?

1 Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.B A -
2 Metni yorumlar D D +
3 Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. B B +
4 Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. A A +
5 Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. C D -
6 Metinle ilgili sorular A C -
7 Metinle ilgili sorulara cevap verir. D B -
8 Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. B C -
9 Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. C A -
10 Bir işin işlem basamaklarını yazar. D B -

Matematik DC ÖC ?

1 M.5.1.2.5. En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler.A B -
2 M.5.1.1.3. Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur.C C +
3 M.5.1.2.1. En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar.B A -
4 M.5.1.1.1. En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. C A -
5 M.5.1.2.3. Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder.C D -
6 M.5.1.2.2. İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır.D D +
7 M.5.1.2.5. En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler.B B +
8 M.5.1.2.5. En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler.B A -
9 M.5.1.2.4. En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar. D C -
10 M.5.1.2.8. Bölme işlemine ilişkin problem durumlarında kalanı yorumlar. C C +

Fen DC ÖC ?

1 Ay’ın ana ve ara evreleri arasındaki farkı / farkları belirtilir. D B -
2 Ay’ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. A C -
3 Ay’ın evreleri ile Ay’ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar.C C +
4 Dünya’dan bakıldığında Ay’ın hep aynı yüzünün görüldüğü belirtilir A A +
5 Güneş, Dünya ve Ay’ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar.C B -
6 Güneş’in dönme hareketi yaptığı belirtilir D D +
7 Güneş’in büyüklüğünü Dünya’nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar.A A +
8 Güneş’in özelliklerini açıklar. C D -
9 Ay’ın yüzey yapısı hakkında bilgi verilir. C C +
10 Ay’ın iki ana evresi arasında geçen sürenin bir hafta olduğu belirtilir. C * -

Sosyal Bil. DC ÖC ?

1 Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti’nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine
katkısını fark ederB A -
2 Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklarC D -
3 Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir.A B -
4 Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine
önemli katkılarını fark ederC C +
5 Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir.D D +
6 Sahip olduğu haklarının farkında olan bir birey olarak katıldığı gruplarda aldığı rollerin
gerektirdiği görev ve sorumluluklara uygun davranır.C B -
7 Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklarB C -
8 Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine
önemli katkılarını fark ederA B -
9 Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir.D B -
10 Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine
önemli katkılarını fark ederB B +

Din K.ve A.B. DC ÖC ?

1 5.1.1. Evrendeki mükemmel düzen ile Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar.A B -
2 5.1.2. Allah’ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. B A -
3 5.1.3. Allah’ın (c.c.) Rahmân ve Rahîm isimlerinin yansımalarına örnekler verir.A D -
4 5.1.1. Evrendeki mükemmel düzen ile Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar.B A -
5 5.1.2. Allah’ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. C D -
6 5.1.3. Allah’ın (c.c.) Rahmân ve Rahîm isimlerinin yansımalarına örnekler verir.D D +
7 5.1.4. Allah’ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur.B D -
8 5.1.4. Allah’ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur.C C +
9 5.1.1. Evrendeki mükemmel düzen ile Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar.D C -
10 5.1.1. Evrendeki mükemmel düzen ile Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar.B B +

İngilizce DC ÖC ?

1 Students will be able to read and understand timetable for their lessons. C D -
2 Students will be able to understand conversations about personal information.B C -
3 Students will be able to understand simple personal information. A B -
4 Students will be able to understand simple personal information. D B -
5 Students will be able to exchange simple personal information. C B -
6 Students will be able to introduce themselves and meet other people. A D -
7 Students will be able to read and understand picture conversations about personal information.D A -
8 Students will be able to give directions in a simple way. D B -
9 Students will be able to talk about the locations of things in conversations.D A -



5. SINIF 1.DENEME

ŞIRNAK / ŞIRNAK MERKEZ
Atatürk Ortaokulu

145 - UMUT BEKTAŞ
5C

115,880

75 21 54 0 4

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Başarı %

ŞUBE KURUM İLÇE İL GENEL

Sıra: 20
Katılım: 25

Ortalama: 10,91

Sıra: 51
Katılım: 61

Ortalama: 12,85

Sıra: 300
Katılım: 393

Ortalama: 10,89

Sıra: 399
Katılım: 576

Ortalama: 8,90

Sıra: 56697
Katılım: 67611

Ortalama: 29,73

Türkçe

Soru Sayısı
15

Doğru
1

Yanlış
14

Boş
0

Net
-3,67

A Cevap Anahtarı
123456789012345

BDBACADBCDDCACD

Bbcbdbbdabbbcbb

Öğr. %-24

Sınıf %14

Kurum %16

İlçe %15

İl %12

Genel %36

 

Matematik

Soru Sayısı
15

Doğru
4

Yanlış
11

Boş
0

Net
0,33

A Cevap Anahtarı
123456789012345

ACBCCDBBDCCDCDB

cCcbdDcdDddcdbB

Öğr. %2

Sınıf %12

Kurum %9

İlçe %7

İl %5

Genel %9

 

Fen

Soru Sayısı
15

Doğru
7

Yanlış
8

Boş
0

Net
4,33

A Cevap Anahtarı
123456789012345

DACACDACCCDABCD

ccCbCbACCbDbBaa

Öğr. %29

Sınıf %17

Kurum %22

İlçe %23

İl %19

Genel %36

 

Sosyal Bil.

Soru Sayısı
10

Doğru
2

Yanlış
8

Boş
0

Net
-0,67

A Cevap Anahtarı
123456789012345

BCACDCBADB

cbcdaCaAbd

Öğr. %-7

Sınıf %9

Kurum %16

İlçe %15

İl %13

Genel %39

 

Din K.ve A.B.

Soru Sayısı
10

Doğru
3

Yanlış
7

Boş
0

Net
0,67

A Cevap Anahtarı
123456789012345

ABABCDBCDB

bBcBacBdcc

Öğr. %7

Sınıf %17

Kurum %24

İlçe %19

İl %16

Genel %88

 

İngilizce

Soru Sayısı
10

Doğru
4

Yanlış
6

Boş
0

Net
2,00

A Cevap Anahtarı
123456789012345

CBADCADDDB

dBADCcbbbc

Öğr. %20

Sınıf %21

Kurum %20

İlçe %13

İl %10

Genel %51

 

SORU ANALİZİ

Türkçe DC ÖC ?

1 Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.B B +
2 Metni yorumlar D B -
3 Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. B C -
4 Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. A B -
5 Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. C D -
6 Metinle ilgili sorular A B -
7 Metinle ilgili sorulara cevap verir. D B -
8 Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. B D -
9 Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. C A -
10 Bir işin işlem basamaklarını yazar. D B -

Matematik DC ÖC ?

1 M.5.1.2.5. En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler.A C -
2 M.5.1.1.3. Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur.C C +
3 M.5.1.2.1. En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar.B C -
4 M.5.1.1.1. En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. C B -
5 M.5.1.2.3. Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder.C D -
6 M.5.1.2.2. İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır.D D +
7 M.5.1.2.5. En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler.B C -
8 M.5.1.2.5. En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler.B D -
9 M.5.1.2.4. En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar. D D +
10 M.5.1.2.8. Bölme işlemine ilişkin problem durumlarında kalanı yorumlar. C D -

Fen DC ÖC ?

1 Ay’ın ana ve ara evreleri arasındaki farkı / farkları belirtilir. D C -
2 Ay’ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. A C -
3 Ay’ın evreleri ile Ay’ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar.C C +
4 Dünya’dan bakıldığında Ay’ın hep aynı yüzünün görüldüğü belirtilir A B -
5 Güneş, Dünya ve Ay’ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar.C C +
6 Güneş’in dönme hareketi yaptığı belirtilir D B -
7 Güneş’in büyüklüğünü Dünya’nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar.A A +
8 Güneş’in özelliklerini açıklar. C C +
9 Ay’ın yüzey yapısı hakkında bilgi verilir. C C +
10 Ay’ın iki ana evresi arasında geçen sürenin bir hafta olduğu belirtilir. C B -

Sosyal Bil. DC ÖC ?

1 Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti’nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine
katkısını fark ederB C -
2 Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklarC B -
3 Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir.A C -
4 Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine
önemli katkılarını fark ederC D -
5 Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir.D A -
6 Sahip olduğu haklarının farkında olan bir birey olarak katıldığı gruplarda aldığı rollerin
gerektirdiği görev ve sorumluluklara uygun davranır.C C +
7 Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklarB A -
8 Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine
önemli katkılarını fark ederA A +
9 Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir.D B -
10 Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine
önemli katkılarını fark ederB D -

Din K.ve A.B. DC ÖC ?

1 5.1.1. Evrendeki mükemmel düzen ile Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar.A B -
2 5.1.2. Allah’ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. B B +
3 5.1.3. Allah’ın (c.c.) Rahmân ve Rahîm isimlerinin yansımalarına örnekler verir.A C -
4 5.1.1. Evrendeki mükemmel düzen ile Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar.B B +
5 5.1.2. Allah’ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. C A -
6 5.1.3. Allah’ın (c.c.) Rahmân ve Rahîm isimlerinin yansımalarına örnekler verir.D C -
7 5.1.4. Allah’ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur.B B +
8 5.1.4. Allah’ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur.C D -
9 5.1.1. Evrendeki mükemmel düzen ile Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar.D C -
10 5.1.1. Evrendeki mükemmel düzen ile Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar.B C -

İngilizce DC ÖC ?

1 Students will be able to read and understand timetable for their lessons. C D -
2 Students will be able to understand conversations about personal information.B B +
3 Students will be able to understand simple personal information. A A +
4 Students will be able to understand simple personal information. D D +
5 Students will be able to exchange simple personal information. C C +
6 Students will be able to introduce themselves and meet other people. A C -
7 Students will be able to read and understand picture conversations about personal information.D B -
8 Students will be able to give directions in a simple way. D B -
9 Students will be able to talk about the locations of things in conversations.D B -



5. SINIF 1.DENEME

ŞIRNAK / ŞIRNAK MERKEZ
Atatürk Ortaokulu

380 - YUSUF BAYİK
5C

92,334

75 19 56 0 0

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Başarı %

ŞUBE KURUM İLÇE İL GENEL

Sıra: 24
Katılım: 25

Ortalama: 10,91

Sıra: 58
Katılım: 61

Ortalama: 12,85

Sıra: 353
Katılım: 393

Ortalama: 10,89

Sıra: 493
Katılım: 576

Ortalama: 8,90

Sıra: 66976
Katılım: 67611

Ortalama: 29,73

Türkçe

Soru Sayısı
15

Doğru
3

Yanlış
12

Boş
0

Net
-1,00

A Cevap Anahtarı
123456789012345

BDBACADBCDDCACD

BacdbcccbDadbCb

Öğr. %-7

Sınıf %14

Kurum %16

İlçe %15

İl %12

Genel %36

 

Matematik

Soru Sayısı
15

Doğru
3

Yanlış
12

Boş
0

Net
-1,00

A Cevap Anahtarı
123456789012345

ACBCCDBBDCCDCDB

bbcbCcadDCdcdbc

Öğr. %-7

Sınıf %12

Kurum %9

İlçe %7

İl %5

Genel %9

 

Fen

Soru Sayısı
15

Doğru
4

Yanlış
11

Boş
0

Net
0,33

A Cevap Anahtarı
123456789012345

DACACDACCCDABCD

bdbbdcACbbDAcdc

Öğr. %2

Sınıf %17

Kurum %22

İlçe %23

İl %19

Genel %36

 

Sosyal Bil.

Soru Sayısı
10

Doğru
2

Yanlış
8

Boş
0

Net
-0,67

A Cevap Anahtarı
123456789012345

BCACDCBADB

cCbbaCdcca

Öğr. %-7

Sınıf %9

Kurum %16

İlçe %15

İl %13

Genel %39

 

Din K.ve A.B.

Soru Sayısı
10

Doğru
4

Yanlış
6

Boş
0

Net
2,00

A Cevap Anahtarı
123456789012345

ABABCDBCDB

cBbcaDBCcc

Öğr. %20

Sınıf %17

Kurum %24

İlçe %19

İl %16

Genel %88

 

İngilizce

Soru Sayısı
10

Doğru
3

Yanlış
7

Boş
0

Net
0,67

A Cevap Anahtarı
123456789012345

CBADCADDDB

bdcDdAcbDa

Öğr. %7

Sınıf %21

Kurum %20

İlçe %13

İl %10

Genel %51

 

SORU ANALİZİ

Türkçe DC ÖC ?

1 Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.B B +
2 Metni yorumlar D A -
3 Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. B C -
4 Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. A D -
5 Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. C B -
6 Metinle ilgili sorular A C -
7 Metinle ilgili sorulara cevap verir. D C -
8 Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. B C -
9 Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. C B -
10 Bir işin işlem basamaklarını yazar. D D +

Matematik DC ÖC ?

1 M.5.1.2.5. En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler.A B -
2 M.5.1.1.3. Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur.C B -
3 M.5.1.2.1. En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar.B C -
4 M.5.1.1.1. En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. C B -
5 M.5.1.2.3. Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder.C C +
6 M.5.1.2.2. İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır.D C -
7 M.5.1.2.5. En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler.B A -
8 M.5.1.2.5. En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler.B D -
9 M.5.1.2.4. En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar. D D +
10 M.5.1.2.8. Bölme işlemine ilişkin problem durumlarında kalanı yorumlar. C C +

Fen DC ÖC ?

1 Ay’ın ana ve ara evreleri arasındaki farkı / farkları belirtilir. D B -
2 Ay’ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. A D -
3 Ay’ın evreleri ile Ay’ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar.C B -
4 Dünya’dan bakıldığında Ay’ın hep aynı yüzünün görüldüğü belirtilir A B -
5 Güneş, Dünya ve Ay’ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar.C D -
6 Güneş’in dönme hareketi yaptığı belirtilir D C -
7 Güneş’in büyüklüğünü Dünya’nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar.A A +
8 Güneş’in özelliklerini açıklar. C C +
9 Ay’ın yüzey yapısı hakkında bilgi verilir. C B -
10 Ay’ın iki ana evresi arasında geçen sürenin bir hafta olduğu belirtilir. C B -

Sosyal Bil. DC ÖC ?

1 Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti’nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine
katkısını fark ederB C -
2 Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklarC C +
3 Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir.A B -
4 Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine
önemli katkılarını fark ederC B -
5 Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir.D A -
6 Sahip olduğu haklarının farkında olan bir birey olarak katıldığı gruplarda aldığı rollerin
gerektirdiği görev ve sorumluluklara uygun davranır.C C +
7 Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklarB D -
8 Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine
önemli katkılarını fark ederA C -
9 Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir.D C -
10 Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine
önemli katkılarını fark ederB A -

Din K.ve A.B. DC ÖC ?

1 5.1.1. Evrendeki mükemmel düzen ile Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar.A C -
2 5.1.2. Allah’ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. B B +
3 5.1.3. Allah’ın (c.c.) Rahmân ve Rahîm isimlerinin yansımalarına örnekler verir.A B -
4 5.1.1. Evrendeki mükemmel düzen ile Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar.B C -
5 5.1.2. Allah’ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. C A -
6 5.1.3. Allah’ın (c.c.) Rahmân ve Rahîm isimlerinin yansımalarına örnekler verir.D D +
7 5.1.4. Allah’ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur.B B +
8 5.1.4. Allah’ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur.C C +
9 5.1.1. Evrendeki mükemmel düzen ile Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar.D C -
10 5.1.1. Evrendeki mükemmel düzen ile Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar.B C -

İngilizce DC ÖC ?

1 Students will be able to read and understand timetable for their lessons. C B -
2 Students will be able to understand conversations about personal information.B D -
3 Students will be able to understand simple personal information. A C -
4 Students will be able to understand simple personal information. D D +
5 Students will be able to exchange simple personal information. C D -
6 Students will be able to introduce themselves and meet other people. A A +
7 Students will be able to read and understand picture conversations about personal information.D C -
8 Students will be able to give directions in a simple way. D B -
9 Students will be able to talk about the locations of things in conversations.D D +



5. SINIF 1.DENEME

ŞIRNAK / ŞIRNAK MERKEZ
Atatürk Ortaokulu

170 - YUZARSİF TAŞAR
5C

255,283

75 40 31 4 40

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Başarı %

ŞUBE KURUM İLÇE İL GENEL

Sıra: 2
Katılım: 25

Ortalama: 10,91

Sıra: 5
Katılım: 61

Ortalama: 12,85

Sıra: 20
Katılım: 393

Ortalama: 10,89

Sıra: 21
Katılım: 576

Ortalama: 8,90

Sıra: 12852
Katılım: 67611

Ortalama: 29,73

Türkçe

Soru Sayısı
15

Doğru
9

Yanlış
6

Boş
0

Net
7,00

A Cevap Anahtarı
123456789012345

BDBACADBCDDCACD

aDBAbdDBbDDdACb

Öğr. %47

Sınıf %14

Kurum %16

İlçe %15

İl %12

Genel %36

 

Matematik

Soru Sayısı
15

Doğru
4

Yanlış
7

Boş
4

Net
1,67

A Cevap Anahtarı
123456789012345

ACBCCDBBDCCDCDB

caBCdDcdDda    

Öğr. %11

Sınıf %12

Kurum %9

İlçe %7

İl %5

Genel %9

 

Fen

Soru Sayısı
15

Doğru
11

Yanlış
4

Boş
0

Net
9,67

A Cevap Anahtarı
123456789012345

DACACDACCCDABCD

bACAdDACCaaABCD

Öğr. %64

Sınıf %17

Kurum %22

İlçe %23

İl %19

Genel %36

 

Sosyal Bil.

Soru Sayısı
10

Doğru
6

Yanlış
4

Boş
0

Net
4,67

A Cevap Anahtarı
123456789012345

BCACDCBADB

dCAbDCddDB

Öğr. %47

Sınıf %9

Kurum %16

İlçe %15

İl %13

Genel %39

 

Din K.ve A.B.

Soru Sayısı
10

Doğru
4

Yanlış
6

Boş
0

Net
2,00

A Cevap Anahtarı
123456789012345

ABABCDBCDB

bBbcCDcbcB

Öğr. %20

Sınıf %17

Kurum %24

İlçe %19

İl %16

Genel %88

 

İngilizce

Soru Sayısı
10

Doğru
6

Yanlış
4

Boş
0

Net
4,67

A Cevap Anahtarı
123456789012345

CBADCADDDB

CBdDCADbac

Öğr. %47

Sınıf %21

Kurum %20

İlçe %13

İl %10

Genel %51

 

SORU ANALİZİ

Türkçe DC ÖC ?

1 Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.B A -
2 Metni yorumlar D D +
3 Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. B B +
4 Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. A A +
5 Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. C B -
6 Metinle ilgili sorular A D -
7 Metinle ilgili sorulara cevap verir. D D +
8 Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. B B +
9 Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. C B -
10 Bir işin işlem basamaklarını yazar. D D +

Matematik DC ÖC ?

1 M.5.1.2.5. En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler.A C -
2 M.5.1.1.3. Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur.C A -
3 M.5.1.2.1. En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar.B B +
4 M.5.1.1.1. En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. C C +
5 M.5.1.2.3. Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder.C D -
6 M.5.1.2.2. İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır.D D +
7 M.5.1.2.5. En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler.B C -
8 M.5.1.2.5. En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler.B D -
9 M.5.1.2.4. En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar. D D +
10 M.5.1.2.8. Bölme işlemine ilişkin problem durumlarında kalanı yorumlar. C D -

Fen DC ÖC ?

1 Ay’ın ana ve ara evreleri arasındaki farkı / farkları belirtilir. D B -
2 Ay’ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. A A +
3 Ay’ın evreleri ile Ay’ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar.C C +
4 Dünya’dan bakıldığında Ay’ın hep aynı yüzünün görüldüğü belirtilir A A +
5 Güneş, Dünya ve Ay’ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar.C D -
6 Güneş’in dönme hareketi yaptığı belirtilir D D +
7 Güneş’in büyüklüğünü Dünya’nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar.A A +
8 Güneş’in özelliklerini açıklar. C C +
9 Ay’ın yüzey yapısı hakkında bilgi verilir. C C +
10 Ay’ın iki ana evresi arasında geçen sürenin bir hafta olduğu belirtilir. C A -

Sosyal Bil. DC ÖC ?

1 Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti’nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine
katkısını fark ederB D -
2 Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklarC C +
3 Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir.A A +
4 Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine
önemli katkılarını fark ederC B -
5 Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir.D D +
6 Sahip olduğu haklarının farkında olan bir birey olarak katıldığı gruplarda aldığı rollerin
gerektirdiği görev ve sorumluluklara uygun davranır.C C +
7 Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklarB D -
8 Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine
önemli katkılarını fark ederA D -
9 Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir.D D +
10 Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine
önemli katkılarını fark ederB B +

Din K.ve A.B. DC ÖC ?

1 5.1.1. Evrendeki mükemmel düzen ile Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar.A B -
2 5.1.2. Allah’ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. B B +
3 5.1.3. Allah’ın (c.c.) Rahmân ve Rahîm isimlerinin yansımalarına örnekler verir.A B -
4 5.1.1. Evrendeki mükemmel düzen ile Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar.B C -
5 5.1.2. Allah’ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. C C +
6 5.1.3. Allah’ın (c.c.) Rahmân ve Rahîm isimlerinin yansımalarına örnekler verir.D D +
7 5.1.4. Allah’ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur.B C -
8 5.1.4. Allah’ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur.C B -
9 5.1.1. Evrendeki mükemmel düzen ile Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar.D C -
10 5.1.1. Evrendeki mükemmel düzen ile Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar.B B +

İngilizce DC ÖC ?

1 Students will be able to read and understand timetable for their lessons. C C +
2 Students will be able to understand conversations about personal information.B B +
3 Students will be able to understand simple personal information. A D -
4 Students will be able to understand simple personal information. D D +
5 Students will be able to exchange simple personal information. C C +
6 Students will be able to introduce themselves and meet other people. A A +
7 Students will be able to read and understand picture conversations about personal information.D D +
8 Students will be able to give directions in a simple way. D B -
9 Students will be able to talk about the locations of things in conversations.D A -



5. SINIF 1.DENEME

ŞIRNAK / ŞIRNAK MERKEZ
Atatürk Ortaokulu

94 - ZAHİDE YORGA
5C

160,313

75 28 47 0 16

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Başarı %

ŞUBE KURUM İLÇE İL GENEL

Sıra: 11
Katılım: 25

Ortalama: 10,91

Sıra: 27
Katılım: 61

Ortalama: 12,85

Sıra: 162
Katılım: 393

Ortalama: 10,89

Sıra: 192
Katılım: 576

Ortalama: 8,90

Sıra: 54855
Katılım: 67611

Ortalama: 29,73

Türkçe

Soru Sayısı
15

Doğru
6

Yanlış
9

Boş
0

Net
3,00

B Cevap Anahtarı
123456789012345

BABDCBCADCADDDC

acBDCcadDdAcbDd

Öğr. %20

Sınıf %14

Kurum %16

İlçe %15

İl %12

Genel %36

 

Matematik

Soru Sayısı
15

Doğru
6

Yanlış
9

Boş
0

Net
3,00

B Cevap Anahtarı
123456789012345

BCACBBDCDDCCCBD

BCcCdBabbDbdddD

Öğr. %20

Sınıf %12

Kurum %9

İlçe %7

İl %5

Genel %9

 

Fen

Soru Sayısı
15

Doğru
4

Yanlış
11

Boş
0

Net
0,33

B Cevap Anahtarı
123456789012345

CADAACCDDACCDCB

bdDbAbbcbACaaac

Öğr. %2

Sınıf %17

Kurum %22

İlçe %23

İl %19

Genel %36

 

Sosyal Bil.

Soru Sayısı
10

Doğru
4

Yanlış
6

Boş
0

Net
2,00

B Cevap Anahtarı
123456789012345

CDBCADBCBA

badCADcbdA

Öğr. %20

Sınıf %9

Kurum %16

İlçe %15

İl %13

Genel %39

 

Din K.ve A.B.

Soru Sayısı
10

Doğru
5

Yanlış
5

Boş
0

Net
3,33

B Cevap Anahtarı
123456789012345

BCDABADBBC

BdDAdAccdC

Öğr. %33

Sınıf %17

Kurum %24

İlçe %19

İl %16

Genel %88

 

İngilizce

Soru Sayısı
10

Doğru
3

Yanlış
7

Boş
0

Net
0,67

B Cevap Anahtarı
123456789012345

CDADCABDDB

dDbDadacaB

Öğr. %7

Sınıf %21

Kurum %20

İlçe %13

İl %10

Genel %51

 

SORU ANALİZİ

Türkçe DC ÖC ?

1 Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. B A -
2 Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. A C -
3 Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.B B +
4 Metni yorumlar D D +
5 Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. C C +
6 Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. B C -
7 Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. C A -
8 Metinle ilgili sorular A D -
9 Metinle ilgili sorulara cevap verir. D D +
10 Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. C D -

Matematik DC ÖC ?

1 M.5.1.2.1. En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar.B B +
2 M.5.1.1.1. En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. C C +
3 M.5.1.2.5. En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler.A C -
4 M.5.1.1.3. Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur.C C +
5 M.5.1.2.5. En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler.B D -
6 M.5.1.2.5. En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler.B B +
7 M.5.1.2.4. En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar. D A -
8 M.5.1.2.3. Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder.C B -
9 M.5.1.2.2. İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır.D B -
10 M.5.1.1.3. Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur.D D +

Fen DC ÖC ?

1 Ay’ın evreleri ile Ay’ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar.C B -
2 Dünya’dan bakıldığında Ay’ın hep aynı yüzünün görüldüğü belirtilir A D -
3 Ay’ın ana ve ara evreleri arasındaki farkı / farkları belirtilir. D D +
4 Ay’ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. A B -
5 Güneş’in büyüklüğünü Dünya’nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar.A A +
6 Güneş’in özelliklerini açıklar. C B -
7 Güneş, Dünya ve Ay’ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar.C B -
8 Güneş’in dönme hareketi yaptığı belirtilir D C -
9 Ay’ın evreleri ile Ay’ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar.D B -
10 Ay’da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. A A +

Sosyal Bil. DC ÖC ?

1 Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine
önemli katkılarını fark ederC B -
2 Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir.D A -
3 Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti’nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine
katkısını fark ederB D -
4 Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklarC C +
5 Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir.A A +
6 Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir.D D +
7 Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine
önemli katkılarını fark ederB C -
8 Sahip olduğu haklarının farkında olan bir birey olarak katıldığı gruplarda aldığı rollerin
gerektirdiği görev ve sorumluluklara uygun davranır.C B -
9 Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklarB D -
10 Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine
önemli katkılarını fark ederA A +

Din K.ve A.B. DC ÖC ?

1 5.1.1. Evrendeki mükemmel düzen ile Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar.B B +
2 5.1.2. Allah’ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. C D -
3 5.1.3. Allah’ın (c.c.) Rahmân ve Rahîm isimlerinin yansımalarına örnekler verir.D D +
4 5.1.1. Evrendeki mükemmel düzen ile Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar.A A +
5 5.1.2. Allah’ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. B D -
6 5.1.3. Allah’ın (c.c.) Rahmân ve Rahîm isimlerinin yansımalarına örnekler verir.A A +
7 5.1.1. Evrendeki mükemmel düzen ile Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar.D C -
8 5.1.1. Evrendeki mükemmel düzen ile Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar.B C -
9 5.1.4. Allah’ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur.B D -
10 5.1.4. Allah’ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur.C C +

İngilizce DC ÖC ?

1 Students will be able to exchange simple personal information. C D -
2 Students will be able to understand simple personal information. D D +
3 Students will be able to introduce themselves and meet other people. A B -
4 Students will be able to read and understand picture conversations about personal information.D D +
5 Students will be able to read and understand timetable for their lessons. C A -
6 Students will be able to understand simple personal information. A D -
7 Students will be able to introduce themselves. B A -
8 Students will be able to give directions in a simple way. D C -
9 Students will be able to talk about the locations of things in conversations.D A -
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SORU ANALİZİ

Türkçe DC ÖC ?

1 Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. B A -
2 Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. A A +
3 Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.B D -
4 Metni yorumlar D D +
5 Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. C C +
6 Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. B B +
7 Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. C A -
8 Metinle ilgili sorular A A +
9 Metinle ilgili sorulara cevap verir. D D +
10 Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. C B -

Matematik DC ÖC ?

1 M.5.1.2.1. En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar.B B +
2 M.5.1.1.1. En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. C A -
3 M.5.1.2.5. En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler.A A +
4 M.5.1.1.3. Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur.C C +
5 M.5.1.2.5. En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler.B C -
6 M.5.1.2.5. En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler.B B +
7 M.5.1.2.4. En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar. D D +
8 M.5.1.2.3. Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder.C B -
9 M.5.1.2.2. İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır.D B -
10 M.5.1.1.3. Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur.D D +

Fen DC ÖC ?

1 Ay’ın evreleri ile Ay’ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar.C B -
2 Dünya’dan bakıldığında Ay’ın hep aynı yüzünün görüldüğü belirtilir A A +
3 Ay’ın ana ve ara evreleri arasındaki farkı / farkları belirtilir. D D +
4 Ay’ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. A D -
5 Güneş’in büyüklüğünü Dünya’nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar.A A +
6 Güneş’in özelliklerini açıklar. C D -
7 Güneş, Dünya ve Ay’ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar.C B -
8 Güneş’in dönme hareketi yaptığı belirtilir D C -
9 Ay’ın evreleri ile Ay’ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar.D A -
10 Ay’da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. A A +

Sosyal Bil. DC ÖC ?

1 Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine
önemli katkılarını fark ederC D -
2 Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir.D C -
3 Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti’nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine
katkısını fark ederB B +
4 Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklarC A -
5 Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir.A C -
6 Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir.D A -
7 Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine
önemli katkılarını fark ederB B +
8 Sahip olduğu haklarının farkında olan bir birey olarak katıldığı gruplarda aldığı rollerin
gerektirdiği görev ve sorumluluklara uygun davranır.C D -
9 Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklarB C -
10 Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine
önemli katkılarını fark ederA D -

Din K.ve A.B. DC ÖC ?

1 5.1.1. Evrendeki mükemmel düzen ile Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar.B C -
2 5.1.2. Allah’ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. C C +
3 5.1.3. Allah’ın (c.c.) Rahmân ve Rahîm isimlerinin yansımalarına örnekler verir.D A -
4 5.1.1. Evrendeki mükemmel düzen ile Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar.A B -
5 5.1.2. Allah’ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. B B +
6 5.1.3. Allah’ın (c.c.) Rahmân ve Rahîm isimlerinin yansımalarına örnekler verir.A C -
7 5.1.1. Evrendeki mükemmel düzen ile Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar.D A -
8 5.1.1. Evrendeki mükemmel düzen ile Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar.B C -
9 5.1.4. Allah’ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur.B D -
10 5.1.4. Allah’ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur.C D -

İngilizce DC ÖC ?

1 Students will be able to exchange simple personal information. C A -
2 Students will be able to understand simple personal information. D D +
3 Students will be able to introduce themselves and meet other people. A B -
4 Students will be able to read and understand picture conversations about personal information.D D +
5 Students will be able to read and understand timetable for their lessons. C A -
6 Students will be able to understand simple personal information. A A +
7 Students will be able to introduce themselves. B C -
8 Students will be able to give directions in a simple way. D D +
9 Students will be able to talk about the locations of things in conversations.D C -
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