
OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ŞIRNAK ŞIRNAK MERKEZ Atatürk Ortaokulu 6. SINIF 1.DENEME 64 420 574 47344

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Matematik Fen BilimleriSosyal BilgilerDin Kültürü İngilizce

Türkçe Matematik Fen Sosyal Bil. Din K.ve A.B. İngilizce Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 8 6 5,73 7 6 5,21 9 5 7,37 7 3 5,91 8 2 7,29 6 3 4,77 44 26 36,28 274,430

Okul Ortalaması 5 9 1,44 4 8 0,98 6 9 3,14 4 6 1,94 3 6 1,24 2 6 0,39 24 44 9,13 147,950

KATILIMLAR

1 430 HAMZA ECER 6A 9 6 7,00 7 3 6,00 9 5 7,33 7 3 6,00 6 3 5,00 4 2 3,33 42 22 34,66 280,912 1 1 20 21 24453

2 494 ERKAN ULUER 6C 8 6 6,00 9 2 8,33 9 6 7,00 5 5 3,33 5 4 3,67 4 6 2,00 40 29 30,33 279,141 1 2 22 23 24513

3 329 ÜMMÜGÜLSÜM AKÇA 6B 8 6 6,00 4 0 4,00 10 5 8,33 6 4 4,67 5 4 3,67 1 4 -0,33 34 23 26,34 249,032 1 3 40 42 25603

4 461 LEYLA SALTAN 6C 5 5 3,33 7 4 5,67 11 4 9,67 3 6 1,00 5 4 3,67 2 5 0,33 33 28 23,67 249,001 2 4 41 43 25605

5 305 ROJBİN CANER 6B 7 8 4,33 4 6 2,00 11 4 9,67 6 4 4,67 5 5 3,33 5 5 3,33 38 32 27,33 240,407 2 5 47 49 29633

6 39 BARAN DURMAZ 6A 9 5 7,33 5 5 3,33 5 4 3,67 7 2 6,33 3 3 2,00 2 5 0,33 31 24 22,99 220,595 2 6 68 73 30520

7 515 BERAT EKİCİ 6A 6 7 3,67 2 2 1,33 10 3 9,00 10 0 10,00 2 5 0,33 0 4 -1,33 30 21 23,00 218,888 3 7 71 76 30614

8 331 RABİA OSAL 6C 7 3 6,00 2 3 1,00 8 5 6,33 5 1 4,67 4 3 3,00 1 3 0,00 27 18 21,00 209,034 3 8 84 94 34791

9 426 ESMANUR ÇEVİK 6C 4 11 0,33 7 6 5,00 9 6 7,00 3 7 0,67 6 4 4,67 2 8 -0,67 31 42 17,00 203,986 4 9 90 104 35029

10 196 BURAK DAYAN 6B 5 8 2,33 5 7 2,67 9 5 7,33 4 5 2,33 4 6 2,00 27 31 16,66 199,351 3 10 97 114 35259

11 198 DİDEM ACET 6B 8 5 6,33 3 6 1,00 7 6 5,00 5 5 3,33 4 6 2,00 1 5 -0,67 28 33 16,99 194,599 4 11 102 121 35478

12 155 AGİT ÜRPER 6C 2 10 -1,33 5 10 1,67 10 5 8,33 8 2 7,33 5 5 3,33 3 7 0,67 33 39 20,00 190,960 5 12 109 128 35631

13 493 ERKAN İLÇİ 6C 5 8 2,33 1 5 -0,67 10 5 8,33 5 5 3,33 5 5 3,33 4 4 2,67 30 32 19,32 190,935 6 13 110 129 35636

14 429 FURKAN YALÇIN 6A 3 9 0,00 4 5 2,33 9 6 7,00 5 5 3,33 6 4 4,67 1 9 -2,00 28 38 15,33 181,988 4 14 130 152 36003

15 90 DENİZ İNAN YETİK 6B 6 9 3,00 6 9 3,00 8 7 5,67 2 8 -0,67 4 6 2,00 0 9 -3,00 26 48 10,00 179,467 5 15 134 156 36105

16 518 MUNİR AZAD GERDEN 6C 4 7 1,67 4 7 1,67 7 6 5,00 4 3 3,00 3 5 1,33 3 0 3,00 25 28 15,67 178,277 7 16 137 159 36168

17 499 HİLAL GÜÇLÜ 6C 6 9 3,00 6 9 3,00 5 10 1,67 6 4 4,67 2 8 -0,67 5 5 3,33 30 45 15,00 174,521 8 17 141 167 39976

18 249 HÜSNA ÇAKAR 6C 4 11 0,33 5 9 2,00 6 9 3,00 5 5 3,33 8 2 7,33 4 4 2,67 32 40 18,66 171,166 9 18 152 180 40127

19 472 NURSEL TA* 6C 3 11 -0,67 6 9 3,00 8 7 5,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 25 49 8,67 163,395 10 19 162 192 40429

20 579 SUDEM ACET 6B 5 6 3,00 0 3 -1,00 7 6 5,00 4 2 3,33 4 1 3,67 2 5 0,33 22 23 14,33 162,957 6 20 163 194 40441

21 317 ŞİLAN ÖZCAN 6B 5 10 1,67 5 6 3,00 6 9 3,00 5 5 3,33 2 8 -0,67 2 8 -0,67 25 46 9,66 161,669 7 21 166 197 40480

22 394 HARUN KILIÇ 6C 6 9 3,00 5 10 1,67 6 9 3,00 2 8 -0,67 3 7 0,67 3 6 1,00 25 49 8,67 157,192 11 22 177 211 40658

23 408 EMİR ATABEY 6C 8 7 5,67 1 12 -3,00 6 8 3,33 5 5 3,33 4 5 2,33 5 5 3,33 29 42 14,99 156,463 12 23 181 216 40691

24 391 BERİTAN ŞAN 6B 4 11 0,33 5 10 1,67 7 8 4,33 4 6 2,00 2 8 -0,67 4 6 2,00 26 49 9,66 155,709 8 24 183 218 40715

25 301 NEHİR OSAL 6B 1 14 -3,67 5 10 1,67 10 5 8,33 2 8 -0,67 5 5 3,33 2 8 -0,67 25 50 8,32 154,182 9 25 190 226 40777

26 0 BERİTAN GÜNGEN 6C 5 10 1,67 4 11 0,33 6 8 3,33 5 5 3,33 6 4 4,67 2 8 -0,67 28 46 12,66 153,221 13 26 194 232 44488

27 97 SENA CESUR 6C 4 5 2,33 8 7 5,67 2 8 -0,67 5 5 3,33 0 10 -3,33 19 35 7,33 152,040 14 27 197 236 44536

28 87 DENİZ ÇAKAR 6A 4 11 0,33 4 9 1,00 7 8 4,33 3 7 0,67 5 5 3,33 2 5 0,33 25 45 9,99 151,199 5 28 201 240 44566

29 139 RAMAZAN CANER 6A 6 6 4,00 2 9 -1,00 4 9 1,00 7 3 6,00 5 3 4,00 2 3 1,00 26 33 15,00 149,380 6 29 203 243 44642

30 100 CEMAL BAHŞİŞ 6A 6 9 3,00 1 3 0,00 6 9 3,00 2 8 -0,67 4 6 2,00 4 6 2,00 23 41 9,33 148,805 7 30 205 247 44665

31 128 MUSAB KATAR 6A 4 9 1,00 2 11 -1,67 7 7 4,67 7 2 6,33 5 4 3,67 2 7 -0,33 27 40 13,67 147,342 8 31 209 252 44724

32 22 ADAR OSAL 6C 6 7 3,67 3 8 0,33 6 9 3,00 5 5 3,33 1 9 -2,00 1 9 -2,00 22 47 6,33 145,498 15 32 214 258 44783

33 60 ÖZLEM ORAL 6A 4 8 1,33 5 8 2,33 5 10 1,67 4 5 2,33 1 8 -1,67 3 6 1,00 22 45 6,99 144,496 9 33 216 262 44822

34 303 NERİS BARAN 6B 6 8 3,33 2 13 -2,33 8 7 5,67 3 6 1,00 3 4 1,67 0 4 -1,33 22 42 8,01 144,451 10 34 217 263 44824

35 553 ZEHRA AKBAŞ 6C 4 9 1,00 3 12 -1,00 9 6 7,00 1 7 -1,33 2 7 -0,33 2 6 0,00 21 47 5,34 144,275 16 35 219 265 44834

36 300 NARİN ULUER 6B 5 10 1,67 4 6 2,00 5 9 2,00 7 3 6,00 0 9 -3,00 1 9 -2,00 22 46 6,67 143,579 11 36 222 268 44854

37 480 YAPRAK BİLİK 6A 6 9 3,00 4 11 0,33 6 9 3,00 3 7 0,67 0 10 -3,33 4 6 2,00 23 52 5,67 143,112 10 37 223 271 44882

38 107 HAVİN SUNAR 6A 4 11 0,33 5 10 1,67 5 9 2,00 3 7 0,67 4 6 2,00 4 6 2,00 25 49 8,67 141,759 11 38 227 278 44934

39 7 HEVJİN KATAR 6A 6 8 3,33 4 9 1,00 5 10 1,67 2 7 -0,33 2 8 -0,67 3 7 0,67 22 49 5,67 141,165 12 39 228 279 44961

40 241 MEDİNE ÖZEN 6C 3 9 0,00 2 5 0,33 4 9 1,00 6 4 4,67 6 4 4,67 4 6 2,00 25 37 12,67 136,251 17 40 242 298 45143

41 455 JİHAT MERT SALTAN 6C 5 9 2,00 5 10 1,67 5 9 2,00 4 6 2,00 1 9 -2,00 1 9 -2,00 21 52 3,67 135,897 18 41 243 299 45160

42 175 ASUMAN KÜLTER 6C 6 9 3,00 3 7 0,67 5 10 1,67 2 8 -0,67 2 8 -0,67 0 3 -1,00 18 45 3,00 130,966 19 42 254 312 45325

43 248 DİLAN ÜST* 6C 5 10 1,67 6 9 3,00 3 12 -1,00 3 7 0,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 22 53 4,34 129,871 20 43 257 315 45370

44 510 MİRAÇ ÖZCAN 6C 7 8 4,33 0 6 -2,00 4 11 0,33 5 5 3,33 6 4 4,67 2 8 -0,67 24 42 9,99 129,156 21 44 259 319 45394

45 132 EYLEM BARKIN 6C 2 13 -2,33 5 10 1,67 7 8 4,33 2 8 -0,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 21 54 3,00 129,037 22 45 260 320 45402

46 219 GURBET BARTAN 6B 5 9 2,00 1 9 -2,00 5 9 2,00 5 3 4,00 2 7 -0,33 2 6 0,00 20 43 5,67 118,747 12 46 298 371 45809

47 2 ARMANÇ UÇAR 6A 1 14 -3,67 3 3 2,00 6 9 3,00 2 8 -0,67 1 9 -2,00 4 3 3,00 17 46 1,66 117,279 13 47 303 377 45872
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OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ŞIRNAK ŞIRNAK MERKEZ Atatürk Ortaokulu 6. SINIF 1.DENEME 64 420 574 47344

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Matematik Fen BilimleriSosyal BilgilerDin Kültürü İngilizce

Türkçe Matematik Fen Sosyal Bil. Din K.ve A.B. İngilizce Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 8 6 5,73 7 6 5,21 9 5 7,37 7 3 5,91 8 2 7,29 6 3 4,77 44 26 36,28 274,430

Okul Ortalaması 5 9 1,44 4 8 0,98 6 9 3,14 4 6 1,94 3 6 1,24 2 6 0,39 24 44 9,13 147,950

KATILIMLAR

48 432 HAMZA KÜLTER 6B 5 10 1,67 2 13 -2,33 6 9 3,00 5 5 3,33 2 8 -0,67 2 8 -0,67 22 53 4,33 116,917 13 48 306 381 45885

49 0 MUHAMMED SALTAN  3 11 -0,67 3 12 -1,00 4 11 0,33 6 4 4,67 5 5 3,33 3 7 0,67 24 50 7,33 109,563 1 49 329 418 46125

50 513 MUHAMMED BEKTAŞ 6C 2 9 -1,00 6 9 3,00 3 12 -1,00 0 8 -2,67 1 8 -1,67 3 7 0,67 15 53 -2,67 103,852 23 50 340 437 46324

51 199 BEHZAT ERCAN 6C 4 10 0,67 4 11 0,33 3 12 -1,00 4 6 2,00 5 5 3,33 0 10 -3,33 20 54 2,00 102,739 24 51 342 441 46357

52 62 ASMİN R ORAL C  3 11 -0,67 5 8 2,33 2 13 -2,33 1 7 -1,33 2 8 -0,67 4 6 2,00 17 53 -0,67 99,688 2 52 350 453 46456

53 503 İMRAN BUDAK 6C 2 13 -2,33 5 10 1,67 4 11 0,33 1 9 -2,00 4 6 2,00 2 8 -0,67 18 57 -1,00 99,566 25 53 351 454 46459

54 552 ZEYNEP ÖZEN 6C 3 10 -0,33 4 11 0,33 2 13 -2,33 2 7 -0,33 3 7 0,67 6 3 5,00 20 51 3,01 98,339 26 54 356 460 46492

55 490 BEYTULLAH KOLUMAN 6C 2 11 -1,67 4 11 0,33 5 10 1,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 0 8 -2,67 16 55 -2,34 96,884 27 55 359 465 46531

56 40 B A R I Ş B A K A R 6B 5 10 1,67 4 11 0,33 2 13 -2,33 2 8 -0,67 2 7 -0,33 2 8 -0,67 17 57 -2,00 92,750 14 56 371 480 46653

57 459 KADİR ŞAT 6A 2 13 -2,33 3 12 -1,00 3 12 -1,00 4 6 2,00 4 6 2,00 4 6 2,00 20 55 1,67 84,066 14 57 388 510 46868

58 0 HASANN ORAI  4 11 0,33 3 12 -1,00 3 12 -1,00 1 9 -2,00 0 10 -3,33 4 2 3,33 15 56 -3,67 83,911 3 58 389 512 46875

59 463 MAHİR KOLUMAN 6C 4 10 0,67 2 13 -2,33 2 12 -2,00 4 5 2,33 0 10 -3,33 4 6 2,00 16 56 -2,66 74,014 28 59 397 530 47041

60 43 BARIŞ KOLUMAN 6C 2 13 -2,33 4 11 0,33 2 13 -2,33 2 8 -0,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 15 60 -5,00 70,228 29 60 399 534 47085

61 0 ELİF YORGA 6A 2 13 -2,33 3 11 -0,67 3 12 -1,00 3 7 0,67 3 7 0,67 1 9 -2,00 15 59 -4,66 70,072 15 61 401 536 47087

62 330 ÖMÜR ONAR 6C 3 12 -1,00 3 12 -1,00 3 12 -1,00 1 9 -2,00 0 10 -3,33 1 9 -2,00 11 64 -10,33 60,975 30 62 407 548 47192

63 134 EYYÜP OĞRAK 6A 0 15 -5,00 2 13 -2,33 5 10 1,67 1 9 -2,00 2 8 -0,67 3 7 0,67 13 62 -7,66 56,425 16 63 408 555 47229

64 70 AZAT UCA 6C 3 12 -1,00 1 14 -3,67 2 13 -2,33 3 7 0,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 14 61 -6,33 47,463 31 64 414 564 47269
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  SINIFI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ŞIRNAK ŞIRNAK MERKEZ Atatürk Ortaokulu 6. SINIF 1.DENEME 64 420 574 47344

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Matematik Fen BilimleriSosyal BilgilerDin Kültürü İngilizce

Türkçe Matematik Fen Sosyal Bil. Din K.ve A.B. İngilizce Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 8 6 5,73 7 6 5,21 9 5 7,37 7 3 5,91 8 2 7,29 6 3 4,77 44 26 36,28 274,430

Okul Ortalaması 5 9 1,44 4 8 0,98 6 9 3,14 4 6 1,94 3 6 1,24 2 6 0,39 24 44 9,13 147,950

SINIF:  

KATILIMLAR

1 0 MUHAMMED SALTAN  3 11 -0,67 3 12 -1,00 4 11 0,33 6 4 4,67 5 5 3,33 3 7 0,67 24 50 7,33 109,563 1 49 329 418 46125

2 62 ASMİN R ORAL C  3 11 -0,67 5 8 2,33 2 13 -2,33 1 7 -1,33 2 8 -0,67 4 6 2,00 17 53 -0,67 99,688 2 52 350 453 46456

3 0 HASANN ORAI  4 11 0,33 3 12 -1,00 3 12 -1,00 1 9 -2,00 0 10 -3,33 4 2 3,33 15 56 -3,67 83,911 3 58 389 512 46875

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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6A SINIFI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ŞIRNAK ŞIRNAK MERKEZ Atatürk Ortaokulu 6. SINIF 1.DENEME 64 420 574 47344

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Matematik Fen BilimleriSosyal BilgilerDin Kültürü İngilizce

Türkçe Matematik Fen Sosyal Bil. Din K.ve A.B. İngilizce Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 8 6 5,73 7 6 5,21 9 5 7,37 7 3 5,91 8 2 7,29 6 3 4,77 44 26 36,28 274,430

Okul Ortalaması 5 9 1,44 4 8 0,98 6 9 3,14 4 6 1,94 3 6 1,24 2 6 0,39 24 44 9,13 147,950

SINIF: 6A

KATILIMLAR

1 430 HAMZA ECER 6A 9 6 7,00 7 3 6,00 9 5 7,33 7 3 6,00 6 3 5,00 4 2 3,33 42 22 34,66 280,912 1 1 20 21 24453

2 39 BARAN DURMAZ 6A 9 5 7,33 5 5 3,33 5 4 3,67 7 2 6,33 3 3 2,00 2 5 0,33 31 24 22,99 220,595 2 6 68 73 30520

3 515 BERAT EKİCİ 6A 6 7 3,67 2 2 1,33 10 3 9,00 10 0 10,00 2 5 0,33 0 4 -1,33 30 21 23,00 218,888 3 7 71 76 30614

4 429 FURKAN YALÇIN 6A 3 9 0,00 4 5 2,33 9 6 7,00 5 5 3,33 6 4 4,67 1 9 -2,00 28 38 15,33 181,988 4 14 130 152 36003

5 87 DENİZ ÇAKAR 6A 4 11 0,33 4 9 1,00 7 8 4,33 3 7 0,67 5 5 3,33 2 5 0,33 25 45 9,99 151,199 5 28 201 240 44566

6 139 RAMAZAN CANER 6A 6 6 4,00 2 9 -1,00 4 9 1,00 7 3 6,00 5 3 4,00 2 3 1,00 26 33 15,00 149,380 6 29 203 243 44642

7 100 CEMAL BAHŞİŞ 6A 6 9 3,00 1 3 0,00 6 9 3,00 2 8 -0,67 4 6 2,00 4 6 2,00 23 41 9,33 148,805 7 30 205 247 44665

8 128 MUSAB KATAR 6A 4 9 1,00 2 11 -1,67 7 7 4,67 7 2 6,33 5 4 3,67 2 7 -0,33 27 40 13,67 147,342 8 31 209 252 44724

9 60 ÖZLEM ORAL 6A 4 8 1,33 5 8 2,33 5 10 1,67 4 5 2,33 1 8 -1,67 3 6 1,00 22 45 6,99 144,496 9 33 216 262 44822

10 480 YAPRAK BİLİK 6A 6 9 3,00 4 11 0,33 6 9 3,00 3 7 0,67 0 10 -3,33 4 6 2,00 23 52 5,67 143,112 10 37 223 271 44882

11 107 HAVİN SUNAR 6A 4 11 0,33 5 10 1,67 5 9 2,00 3 7 0,67 4 6 2,00 4 6 2,00 25 49 8,67 141,759 11 38 227 278 44934

12 7 HEVJİN KATAR 6A 6 8 3,33 4 9 1,00 5 10 1,67 2 7 -0,33 2 8 -0,67 3 7 0,67 22 49 5,67 141,165 12 39 228 279 44961

13 2 ARMANÇ UÇAR 6A 1 14 -3,67 3 3 2,00 6 9 3,00 2 8 -0,67 1 9 -2,00 4 3 3,00 17 46 1,66 117,279 13 47 303 377 45872

14 459 KADİR ŞAT 6A 2 13 -2,33 3 12 -1,00 3 12 -1,00 4 6 2,00 4 6 2,00 4 6 2,00 20 55 1,67 84,066 14 57 388 510 46868

15 0 ELİF YORGA 6A 2 13 -2,33 3 11 -0,67 3 12 -1,00 3 7 0,67 3 7 0,67 1 9 -2,00 15 59 -4,66 70,072 15 61 401 536 47087

16 134 EYYÜP OĞRAK 6A 0 15 -5,00 2 13 -2,33 5 10 1,67 1 9 -2,00 2 8 -0,67 3 7 0,67 13 62 -7,66 56,425 16 63 408 555 47229

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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6B SINIFI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ŞIRNAK ŞIRNAK MERKEZ Atatürk Ortaokulu 6. SINIF 1.DENEME 64 420 574 47344

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Matematik Fen BilimleriSosyal BilgilerDin Kültürü İngilizce

Türkçe Matematik Fen Sosyal Bil. Din K.ve A.B. İngilizce Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 8 6 5,73 7 6 5,21 9 5 7,37 7 3 5,91 8 2 7,29 6 3 4,77 44 26 36,28 274,430

Okul Ortalaması 5 9 1,44 4 8 0,98 6 9 3,14 4 6 1,94 3 6 1,24 2 6 0,39 24 44 9,13 147,950

SINIF: 6B

KATILIMLAR

1 329 ÜMMÜGÜLSÜM AKÇA 6B 8 6 6,00 4 0 4,00 10 5 8,33 6 4 4,67 5 4 3,67 1 4 -0,33 34 23 26,34 249,032 1 3 40 42 25603

2 305 ROJBİN CANER 6B 7 8 4,33 4 6 2,00 11 4 9,67 6 4 4,67 5 5 3,33 5 5 3,33 38 32 27,33 240,407 2 5 47 49 29633

3 196 BURAK DAYAN 6B 5 8 2,33 5 7 2,67 9 5 7,33 4 5 2,33 4 6 2,00 27 31 16,66 199,351 3 10 97 114 35259

4 198 DİDEM ACET 6B 8 5 6,33 3 6 1,00 7 6 5,00 5 5 3,33 4 6 2,00 1 5 -0,67 28 33 16,99 194,599 4 11 102 121 35478

5 90 DENİZ İNAN YETİK 6B 6 9 3,00 6 9 3,00 8 7 5,67 2 8 -0,67 4 6 2,00 0 9 -3,00 26 48 10,00 179,467 5 15 134 156 36105

6 579 SUDEM ACET 6B 5 6 3,00 0 3 -1,00 7 6 5,00 4 2 3,33 4 1 3,67 2 5 0,33 22 23 14,33 162,957 6 20 163 194 40441

7 317 ŞİLAN ÖZCAN 6B 5 10 1,67 5 6 3,00 6 9 3,00 5 5 3,33 2 8 -0,67 2 8 -0,67 25 46 9,66 161,669 7 21 166 197 40480

8 391 BERİTAN ŞAN 6B 4 11 0,33 5 10 1,67 7 8 4,33 4 6 2,00 2 8 -0,67 4 6 2,00 26 49 9,66 155,709 8 24 183 218 40715

9 301 NEHİR OSAL 6B 1 14 -3,67 5 10 1,67 10 5 8,33 2 8 -0,67 5 5 3,33 2 8 -0,67 25 50 8,32 154,182 9 25 190 226 40777

10 303 NERİS BARAN 6B 6 8 3,33 2 13 -2,33 8 7 5,67 3 6 1,00 3 4 1,67 0 4 -1,33 22 42 8,01 144,451 10 34 217 263 44824

11 300 NARİN ULUER 6B 5 10 1,67 4 6 2,00 5 9 2,00 7 3 6,00 0 9 -3,00 1 9 -2,00 22 46 6,67 143,579 11 36 222 268 44854

12 219 GURBET BARTAN 6B 5 9 2,00 1 9 -2,00 5 9 2,00 5 3 4,00 2 7 -0,33 2 6 0,00 20 43 5,67 118,747 12 46 298 371 45809

13 432 HAMZA KÜLTER 6B 5 10 1,67 2 13 -2,33 6 9 3,00 5 5 3,33 2 8 -0,67 2 8 -0,67 22 53 4,33 116,917 13 48 306 381 45885

14 40 B A R I Ş B A K A R 6B 5 10 1,67 4 11 0,33 2 13 -2,33 2 8 -0,67 2 7 -0,33 2 8 -0,67 17 57 -2,00 92,750 14 56 371 480 46653

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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6C SINIFI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ŞIRNAK ŞIRNAK MERKEZ Atatürk Ortaokulu 6. SINIF 1.DENEME 64 420 574 47344

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Matematik Fen BilimleriSosyal BilgilerDin Kültürü İngilizce

Türkçe Matematik Fen Sosyal Bil. Din K.ve A.B. İngilizce Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 8 6 5,73 7 6 5,21 9 5 7,37 7 3 5,91 8 2 7,29 6 3 4,77 44 26 36,28 274,430

Okul Ortalaması 5 9 1,44 4 8 0,98 6 9 3,14 4 6 1,94 3 6 1,24 2 6 0,39 24 44 9,13 147,950

SINIF: 6C

KATILIMLAR

1 494 ERKAN ULUER 6C 8 6 6,00 9 2 8,33 9 6 7,00 5 5 3,33 5 4 3,67 4 6 2,00 40 29 30,33 279,141 1 2 22 23 24513

2 461 LEYLA SALTAN 6C 5 5 3,33 7 4 5,67 11 4 9,67 3 6 1,00 5 4 3,67 2 5 0,33 33 28 23,67 249,001 2 4 41 43 25605

3 331 RABİA OSAL 6C 7 3 6,00 2 3 1,00 8 5 6,33 5 1 4,67 4 3 3,00 1 3 0,00 27 18 21,00 209,034 3 8 84 94 34791

4 426 ESMANUR ÇEVİK 6C 4 11 0,33 7 6 5,00 9 6 7,00 3 7 0,67 6 4 4,67 2 8 -0,67 31 42 17,00 203,986 4 9 90 104 35029

5 155 AGİT ÜRPER 6C 2 10 -1,33 5 10 1,67 10 5 8,33 8 2 7,33 5 5 3,33 3 7 0,67 33 39 20,00 190,960 5 12 109 128 35631

6 493 ERKAN İLÇİ 6C 5 8 2,33 1 5 -0,67 10 5 8,33 5 5 3,33 5 5 3,33 4 4 2,67 30 32 19,32 190,935 6 13 110 129 35636

7 518 MUNİR AZAD GERDEN 6C 4 7 1,67 4 7 1,67 7 6 5,00 4 3 3,00 3 5 1,33 3 0 3,00 25 28 15,67 178,277 7 16 137 159 36168

8 499 HİLAL GÜÇLÜ 6C 6 9 3,00 6 9 3,00 5 10 1,67 6 4 4,67 2 8 -0,67 5 5 3,33 30 45 15,00 174,521 8 17 141 167 39976

9 249 HÜSNA ÇAKAR 6C 4 11 0,33 5 9 2,00 6 9 3,00 5 5 3,33 8 2 7,33 4 4 2,67 32 40 18,66 171,166 9 18 152 180 40127

10 472 NURSEL TA* 6C 3 11 -0,67 6 9 3,00 8 7 5,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 25 49 8,67 163,395 10 19 162 192 40429

11 394 HARUN KILIÇ 6C 6 9 3,00 5 10 1,67 6 9 3,00 2 8 -0,67 3 7 0,67 3 6 1,00 25 49 8,67 157,192 11 22 177 211 40658

12 408 EMİR ATABEY 6C 8 7 5,67 1 12 -3,00 6 8 3,33 5 5 3,33 4 5 2,33 5 5 3,33 29 42 14,99 156,463 12 23 181 216 40691

13 0 BERİTAN GÜNGEN 6C 5 10 1,67 4 11 0,33 6 8 3,33 5 5 3,33 6 4 4,67 2 8 -0,67 28 46 12,66 153,221 13 26 194 232 44488

14 97 SENA CESUR 6C 4 5 2,33 8 7 5,67 2 8 -0,67 5 5 3,33 0 10 -3,33 19 35 7,33 152,040 14 27 197 236 44536

15 22 ADAR OSAL 6C 6 7 3,67 3 8 0,33 6 9 3,00 5 5 3,33 1 9 -2,00 1 9 -2,00 22 47 6,33 145,498 15 32 214 258 44783

16 553 ZEHRA AKBAŞ 6C 4 9 1,00 3 12 -1,00 9 6 7,00 1 7 -1,33 2 7 -0,33 2 6 0,00 21 47 5,34 144,275 16 35 219 265 44834

17 241 MEDİNE ÖZEN 6C 3 9 0,00 2 5 0,33 4 9 1,00 6 4 4,67 6 4 4,67 4 6 2,00 25 37 12,67 136,251 17 40 242 298 45143

18 455 JİHAT MERT SALTAN 6C 5 9 2,00 5 10 1,67 5 9 2,00 4 6 2,00 1 9 -2,00 1 9 -2,00 21 52 3,67 135,897 18 41 243 299 45160

19 175 ASUMAN KÜLTER 6C 6 9 3,00 3 7 0,67 5 10 1,67 2 8 -0,67 2 8 -0,67 0 3 -1,00 18 45 3,00 130,966 19 42 254 312 45325

20 248 DİLAN ÜST* 6C 5 10 1,67 6 9 3,00 3 12 -1,00 3 7 0,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 22 53 4,34 129,871 20 43 257 315 45370

21 510 MİRAÇ ÖZCAN 6C 7 8 4,33 0 6 -2,00 4 11 0,33 5 5 3,33 6 4 4,67 2 8 -0,67 24 42 9,99 129,156 21 44 259 319 45394

22 132 EYLEM BARKIN 6C 2 13 -2,33 5 10 1,67 7 8 4,33 2 8 -0,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 21 54 3,00 129,037 22 45 260 320 45402

23 513 MUHAMMED BEKTAŞ 6C 2 9 -1,00 6 9 3,00 3 12 -1,00 0 8 -2,67 1 8 -1,67 3 7 0,67 15 53 -2,67 103,852 23 50 340 437 46324

24 199 BEHZAT ERCAN 6C 4 10 0,67 4 11 0,33 3 12 -1,00 4 6 2,00 5 5 3,33 0 10 -3,33 20 54 2,00 102,739 24 51 342 441 46357

25 503 İMRAN BUDAK 6C 2 13 -2,33 5 10 1,67 4 11 0,33 1 9 -2,00 4 6 2,00 2 8 -0,67 18 57 -1,00 99,566 25 53 351 454 46459

26 552 ZEYNEP ÖZEN 6C 3 10 -0,33 4 11 0,33 2 13 -2,33 2 7 -0,33 3 7 0,67 6 3 5,00 20 51 3,01 98,339 26 54 356 460 46492

27 490 BEYTULLAH KOLUMAN 6C 2 11 -1,67 4 11 0,33 5 10 1,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 0 8 -2,67 16 55 -2,34 96,884 27 55 359 465 46531

28 463 MAHİR KOLUMAN 6C 4 10 0,67 2 13 -2,33 2 12 -2,00 4 5 2,33 0 10 -3,33 4 6 2,00 16 56 -2,66 74,014 28 59 397 530 47041

29 43 BARIŞ KOLUMAN 6C 2 13 -2,33 4 11 0,33 2 13 -2,33 2 8 -0,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 15 60 -5,00 70,228 29 60 399 534 47085

30 330 ÖMÜR ONAR 6C 3 12 -1,00 3 12 -1,00 3 12 -1,00 1 9 -2,00 0 10 -3,33 1 9 -2,00 11 64 -10,33 60,975 30 62 407 548 47192

31 70 AZAT UCA 6C 3 12 -1,00 1 14 -3,67 2 13 -2,33 3 7 0,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 14 61 -6,33 47,463 31 64 414 564 47269
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6. SINIF 1.DENEME

ŞIRNAK / ŞIRNAK MERKEZ
Atatürk Ortaokulu

62 - ASMİN R ORAL C
 

99,688

75 17 53 5 -1

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Başarı %

ŞUBE KURUM İLÇE İL GENEL

Sıra: 2
Katılım: 3

Ortalama: 1,00

Sıra: 52
Katılım: 64

Ortalama: 9,11

Sıra: 350
Katılım: 420

Ortalama: 10,73

Sıra: 453
Katılım: 574

Ortalama: 9,11

Sıra: 46456
Katılım: 47344

Ortalama: 36,09

Türkçe

Soru Sayısı
15

Doğru
3

Yanlış
11

Boş
1

Net
-0,67

A Cevap Anahtarı
123456789012345

BADCBAABDBCDCDC

dcbbabcaDcCc Db

Öğr. %-4

Sınıf %-2

Kurum %10

İlçe %13

İl %11

Genel %38

 

Matematik

Soru Sayısı
15

Doğru
5

Yanlış
8

Boş
2

Net
2,33

A Cevap Anahtarı
123456789012345

CDBADCADDADCBBC

Cb AcCbDD cdcab

Öğr. %16

Sınıf %1

Kurum %7

İlçe %9

İl %7

Genel %35

 

Fen

Soru Sayısı
15

Doğru
2

Yanlış
13

Boş
0

Net
-2,33

A Cevap Anahtarı
123456789012345

AACCDBCAADCDBBC

cddaadCdAaabadb

Öğr. %-16

Sınıf %-7

Kurum %21

İlçe %25

İl %22

Genel %49

 

Sosyal Bil.

Soru Sayısı
10

Doğru
1

Yanlış
7

Boş
2

Net
-1,33

A Cevap Anahtarı
123456789012345

DCACBDBCCB

Ddbacbad  

Öğr. %-13

Sınıf %5

Kurum %19

İlçe %20

İl %18

Genel %59

 

Din K.ve A.B.

Soru Sayısı
10

Doğru
2

Yanlış
8

Boş
0

Net
-0,67

A Cevap Anahtarı
123456789012345

BACCBCDADA

dcbdcdbADb

Öğr. %-7

Sınıf %-2

Kurum %12

İlçe %13

İl %11

Genel %73

 

İngilizce

Soru Sayısı
10

Doğru
4

Yanlış
6

Boş
0

Net
2,00

A Cevap Anahtarı
123456789012345

CBACDBABCA

CdcabBcdCA

Öğr. %20

Sınıf %20

Kurum %4

İlçe %6

İl %5

Genel %48

 

SORU ANALİZİ

Türkçe DC ÖC ?

1 Deyim  ve  atasözlerinin  metne  katkısını  belirler. B D -
2 Yazdıklarını  düzenler. A C -
3 Noktalama  işaretlerine  dikkat  ederek  sesli  ve  sessiz  okur. D B -
4 Metnin  içeriğini  yorumlar C B -
5 Metinle  ilgili  soruları  cevaplar B A -
6 Deyim  ve  atasözlerinin  metne  katkısını  belirler A B -
7 Bağlamdan  yararlanarak  bilmediği  kelime  ve  kelime  gruplarının  anlamını  tahmin eder.A C -
8 Metnin  ana  fikrini/ana  duygusunu  belirler. B A -
9 Metinle  ilgili  soruları  cevaplar D D +
10 Görsellerle  ilgili  soruları  cevaplar. B C -

Matematik DC ÖC ?

1 Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar.C C +
2 2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10’a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. D B -
3 Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar.B  b
4 Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. A A +
5 Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar D C -
6 Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. C C +
7 Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar.A B -
8 Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. D D +
9 Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar D D +
10 Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. A  b

Fen DC ÖC ?

1 Gezegenlerin Güneş’e olan uzaklık sıralamasına değinilir. A C -
2 Kas çeşitlerinin çalışma prensipleri (istemli - istemsiz) ve yorulma durumlarıA D -
3 Ay tutulması esnasında Ay’ın hangi evrede olduğuna değinilir C D -
4 Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. C A -
5 Gezegenlerin temel özelliklerine (karasal, gazsal, iç gezegen, dış gezegen) değinilirD A -
6 Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. B D -
7 Gezegenlerin Güneş’e olan uzaklık sıralamasına değinilir. C C +
8 Meteor, gök taşı, asteroit kavramlarına değinilir. A D -
9 Kemiklerin yapısına girilmeksizin kemik çeşitleri kısa, uzun ve yassı olarak verilir.A A +
10 Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. D A -

Sosyal Bil. DC ÖC ?

1 Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.D D +
2 .Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgularC D -
3 . Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz
ederA B -
4 . Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. C A -
5 Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır.B C -
6 Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.D B -
7 Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır.B A -
8 . Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. C D -
9 Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.C  b
10 Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini
savunur.B  b

Din K.ve A.B. DC ÖC ?

1 6.1.2. Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar B D -
2 6.1.2. Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar A C -
3 6.1.3. Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder C B -
4 6.1.2. Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar C D -
5 6.1.3. Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder B C -
6 6.1.4. Vahyin gönderiliş amacını araştırır C D -
7 6.1.2. Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar D B -
8 6.1.1. Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar A A +
9 6.1.1. Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar D D +
10 6.1.1. Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar A B -

İngilizce DC ÖC ?

1 Students will be able to tell the time and dates. C C +
2 Students will be able to talk about repeated actions. B D -
3 Students will be able to recognize expressions related to repeated actions.A C -
4 Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions.C A -
5 Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions.D B -
6 Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions.B B +
7 Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions.A C -
8 Students will be able to express their opinions about the food they like and don’t like.B D -
9 Students will be able to identify the names of different food in an oral text.C C +



6. SINIF 1.DENEME

ŞIRNAK / ŞIRNAK MERKEZ
Atatürk Ortaokulu

0 - HASANN ORAI
 

83,911

75 15 56 4 -5

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Başarı %

ŞUBE KURUM İLÇE İL GENEL

Sıra: 3
Katılım: 3

Ortalama: 1,00

Sıra: 58
Katılım: 64

Ortalama: 9,11

Sıra: 389
Katılım: 420

Ortalama: 10,73

Sıra: 512
Katılım: 574

Ortalama: 9,11

Sıra: 46875
Katılım: 47344

Ortalama: 36,09

Türkçe

Soru Sayısı
15

Doğru
4

Yanlış
11

Boş
0

Net
0,33

A Cevap Anahtarı
123456789012345

BADCBAABDBCDCDC

acDbadcBadCadbC

Öğr. %2

Sınıf %-2

Kurum %10

İlçe %13

İl %11

Genel %38

 

Matematik

Soru Sayısı
15

Doğru
3

Yanlış
12

Boş
0

Net
-1,00

A Cevap Anahtarı
123456789012345

CDBADCADDADCBBC

daacDbcbcdbaBBa

Öğr. %-7

Sınıf %1

Kurum %7

İlçe %9

İl %7

Genel %35

 

Fen

Soru Sayısı
15

Doğru
3

Yanlış
12

Boş
0

Net
-1,00

A Cevap Anahtarı
123456789012345

AACCDBCAADCDBBC

AddbDaabd*bcBda

Öğr. %-7

Sınıf %-7

Kurum %21

İlçe %25

İl %22

Genel %49

 

Sosyal Bil.

Soru Sayısı
10

Doğru
1

Yanlış
9

Boş
0

Net
-2,00

A Cevap Anahtarı
123456789012345

DCACBDBCCB

aCdbdccabd

Öğr. %-20

Sınıf %5

Kurum %19

İlçe %20

İl %18

Genel %59

 

Din K.ve A.B.

Soru Sayısı
10

Doğru
0

Yanlış
10

Boş
0

Net
-3,33

A Cevap Anahtarı
123456789012345

BACCBCDADA

dcdbaacdcb

Öğr. %-33

Sınıf %-2

Kurum %12

İlçe %13

İl %11

Genel %73

 

İngilizce

Soru Sayısı
10

Doğru
4

Yanlış
2

Boş
4

Net
3,33

A Cevap Anahtarı
123456789012345

CBACDBABCA

dBdCDB    

Öğr. %33

Sınıf %20

Kurum %4

İlçe %6

İl %5

Genel %48

 

SORU ANALİZİ

Türkçe DC ÖC ?

1 Deyim  ve  atasözlerinin  metne  katkısını  belirler. B A -
2 Yazdıklarını  düzenler. A C -
3 Noktalama  işaretlerine  dikkat  ederek  sesli  ve  sessiz  okur. D D +
4 Metnin  içeriğini  yorumlar C B -
5 Metinle  ilgili  soruları  cevaplar B A -
6 Deyim  ve  atasözlerinin  metne  katkısını  belirler A D -
7 Bağlamdan  yararlanarak  bilmediği  kelime  ve  kelime  gruplarının  anlamını  tahmin eder.A C -
8 Metnin  ana  fikrini/ana  duygusunu  belirler. B B +
9 Metinle  ilgili  soruları  cevaplar D A -
10 Görsellerle  ilgili  soruları  cevaplar. B D -

Matematik DC ÖC ?

1 Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar.C D -
2 2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10’a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. D A -
3 Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar.B A -
4 Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. A C -
5 Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar D D +
6 Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. C B -
7 Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar.A C -
8 Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. D B -
9 Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar D C -
10 Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. A D -

Fen DC ÖC ?

1 Gezegenlerin Güneş’e olan uzaklık sıralamasına değinilir. A A +
2 Kas çeşitlerinin çalışma prensipleri (istemli - istemsiz) ve yorulma durumlarıA D -
3 Ay tutulması esnasında Ay’ın hangi evrede olduğuna değinilir C D -
4 Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. C B -
5 Gezegenlerin temel özelliklerine (karasal, gazsal, iç gezegen, dış gezegen) değinilirD D +
6 Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. B A -
7 Gezegenlerin Güneş’e olan uzaklık sıralamasına değinilir. C A -
8 Meteor, gök taşı, asteroit kavramlarına değinilir. A B -
9 Kemiklerin yapısına girilmeksizin kemik çeşitleri kısa, uzun ve yassı olarak verilir.A D -
10 Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. D * -

Sosyal Bil. DC ÖC ?

1 Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.D A -
2 .Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgularC C +
3 . Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz
ederA D -
4 . Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. C B -
5 Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır.B D -
6 Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.D C -
7 Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır.B C -
8 . Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. C A -
9 Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.C B -
10 Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini
savunur.B D -

Din K.ve A.B. DC ÖC ?

1 6.1.2. Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar B D -
2 6.1.2. Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar A C -
3 6.1.3. Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder C D -
4 6.1.2. Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar C B -
5 6.1.3. Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder B A -
6 6.1.4. Vahyin gönderiliş amacını araştırır C A -
7 6.1.2. Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar D C -
8 6.1.1. Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar A D -
9 6.1.1. Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar D C -
10 6.1.1. Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar A B -

İngilizce DC ÖC ?

1 Students will be able to tell the time and dates. C D -
2 Students will be able to talk about repeated actions. B B +
3 Students will be able to recognize expressions related to repeated actions.A D -
4 Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions.C C +
5 Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions.D D +
6 Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions.B B +
7 Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions.A  b
8 Students will be able to express their opinions about the food they like and don’t like.B  b
9 Students will be able to identify the names of different food in an oral text.C  b



6. SINIF 1.DENEME

ŞIRNAK / ŞIRNAK MERKEZ
Atatürk Ortaokulu

0 - MUHAMMED SALTAN
 

109,563

75 24 50 1 10

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Başarı %

ŞUBE KURUM İLÇE İL GENEL

Sıra: 1
Katılım: 3

Ortalama: 1,00

Sıra: 49
Katılım: 64

Ortalama: 9,11

Sıra: 329
Katılım: 420

Ortalama: 10,73

Sıra: 418
Katılım: 574

Ortalama: 9,11

Sıra: 46125
Katılım: 47344

Ortalama: 36,09

Türkçe

Soru Sayısı
15

Doğru
3

Yanlış
11

Boş
1

Net
-0,67

A Cevap Anahtarı
123456789012345

BADCBAABDBCDCDC

cADb* caDaabdab

Öğr. %-4

Sınıf %-2

Kurum %10

İlçe %13

İl %11

Genel %38

 

Matematik

Soru Sayısı
15

Doğru
3

Yanlış
12

Boş
0

Net
-1,00

A Cevap Anahtarı
123456789012345

CDBADCADDADCBBC

CbadbCbaDbcacdb

Öğr. %-7

Sınıf %1

Kurum %7

İlçe %9

İl %7

Genel %35

 

Fen

Soru Sayısı
15

Doğru
4

Yanlış
11

Boş
0

Net
0,33

A Cevap Anahtarı
123456789012345

AACCDBCAADCDBBC

dAbabdCAdcbacBa

Öğr. %2

Sınıf %-7

Kurum %21

İlçe %25

İl %22

Genel %49

 

Sosyal Bil.

Soru Sayısı
10

Doğru
6

Yanlış
4

Boş
0

Net
4,67

A Cevap Anahtarı
123456789012345

DCACBDBCCB

baACBDcCdB

Öğr. %47

Sınıf %5

Kurum %19

İlçe %20

İl %18

Genel %59

 

Din K.ve A.B.

Soru Sayısı
10

Doğru
5

Yanlış
5

Boş
0

Net
3,33

A Cevap Anahtarı
123456789012345

BACCBCDADA

dACbdbbADA

Öğr. %33

Sınıf %-2

Kurum %12

İlçe %13

İl %11

Genel %73

 

İngilizce

Soru Sayısı
10

Doğru
3

Yanlış
7

Boş
0

Net
0,67

A Cevap Anahtarı
123456789012345

CBACDBABCA

adcCadcBCd

Öğr. %7

Sınıf %20

Kurum %4

İlçe %6

İl %5

Genel %48

 

SORU ANALİZİ

Türkçe DC ÖC ?

1 Deyim  ve  atasözlerinin  metne  katkısını  belirler. B C -
2 Yazdıklarını  düzenler. A A +
3 Noktalama  işaretlerine  dikkat  ederek  sesli  ve  sessiz  okur. D D +
4 Metnin  içeriğini  yorumlar C B -
5 Metinle  ilgili  soruları  cevaplar B * -
6 Deyim  ve  atasözlerinin  metne  katkısını  belirler A  b
7 Bağlamdan  yararlanarak  bilmediği  kelime  ve  kelime  gruplarının  anlamını  tahmin eder.A C -
8 Metnin  ana  fikrini/ana  duygusunu  belirler. B A -
9 Metinle  ilgili  soruları  cevaplar D D +
10 Görsellerle  ilgili  soruları  cevaplar. B A -

Matematik DC ÖC ?

1 Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar.C C +
2 2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10’a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. D B -
3 Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar.B A -
4 Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. A D -
5 Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar D B -
6 Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. C C +
7 Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar.A B -
8 Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. D A -
9 Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar D D +
10 Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. A B -

Fen DC ÖC ?

1 Gezegenlerin Güneş’e olan uzaklık sıralamasına değinilir. A D -
2 Kas çeşitlerinin çalışma prensipleri (istemli - istemsiz) ve yorulma durumlarıA A +
3 Ay tutulması esnasında Ay’ın hangi evrede olduğuna değinilir C B -
4 Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. C A -
5 Gezegenlerin temel özelliklerine (karasal, gazsal, iç gezegen, dış gezegen) değinilirD B -
6 Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. B D -
7 Gezegenlerin Güneş’e olan uzaklık sıralamasına değinilir. C C +
8 Meteor, gök taşı, asteroit kavramlarına değinilir. A A +
9 Kemiklerin yapısına girilmeksizin kemik çeşitleri kısa, uzun ve yassı olarak verilir.A D -
10 Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. D C -

Sosyal Bil. DC ÖC ?

1 Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.D B -
2 .Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgularC A -
3 . Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz
ederA A +
4 . Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. C C +
5 Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır.B B +
6 Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.D D +
7 Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır.B C -
8 . Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. C C +
9 Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.C D -
10 Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini
savunur.B B +

Din K.ve A.B. DC ÖC ?

1 6.1.2. Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar B D -
2 6.1.2. Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar A A +
3 6.1.3. Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder C C +
4 6.1.2. Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar C B -
5 6.1.3. Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder B D -
6 6.1.4. Vahyin gönderiliş amacını araştırır C B -
7 6.1.2. Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar D B -
8 6.1.1. Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar A A +
9 6.1.1. Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar D D +
10 6.1.1. Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar A A +

İngilizce DC ÖC ?

1 Students will be able to tell the time and dates. C A -
2 Students will be able to talk about repeated actions. B D -
3 Students will be able to recognize expressions related to repeated actions.A C -
4 Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions.C C +
5 Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions.D A -
6 Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions.B D -
7 Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions.A C -
8 Students will be able to express their opinions about the food they like and don’t like.B B +
9 Students will be able to identify the names of different food in an oral text.C C +



6. SINIF 1.DENEME

ŞIRNAK / ŞIRNAK MERKEZ
Atatürk Ortaokulu

2 - ARMANÇ UÇAR
6A

117,279

75 17 46 12 2

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Başarı %

ŞUBE KURUM İLÇE İL GENEL

Sıra: 13
Katılım: 16

Ortalama: 10,13

Sıra: 47
Katılım: 64

Ortalama: 9,11

Sıra: 303
Katılım: 420

Ortalama: 10,73

Sıra: 377
Katılım: 574

Ortalama: 9,11

Sıra: 45872
Katılım: 47344

Ortalama: 36,09

Türkçe

Soru Sayısı
15

Doğru
1

Yanlış
14

Boş
0

Net
-3,67

B Cevap Anahtarı
123456789012345

CBABADBCDCDCABD

acbaAbabadaacac

Öğr. %-24

Sınıf %9

Kurum %10

İlçe %13

İl %11

Genel %38

 

Matematik

Soru Sayısı
15

Doğru
3

Yanlış
3

Boş
9

Net
2,00

B Cevap Anahtarı
123456789012345

BACDDCDDACDABBC

B  D  D  ab c  

Öğr. %13

Sınıf %6

Kurum %7

İlçe %9

İl %7

Genel %35

 

Fen

Soru Sayısı
15

Doğru
6

Yanlış
9

Boş
0

Net
3,00

B Cevap Anahtarı
123456789012345

CCAADBADCABBCDC

abbADdbcaAaBCaC

Öğr. %20

Sınıf %21

Kurum %21

İlçe %25

İl %22

Genel %49

 

Sosyal Bil.

Soru Sayısı
10

Doğru
2

Yanlış
8

Boş
0

Net
-0,67

B Cevap Anahtarı
123456789012345

CBCDBCDACB

aBaacbabCd

Öğr. %-7

Sınıf %26

Kurum %19

İlçe %20

İl %18

Genel %59

 

Din K.ve A.B.

Soru Sayısı
10

Doğru
1

Yanlış
9

Boş
0

Net
-2,00

B Cevap Anahtarı
123456789012345

DAABCBCCAD

bbbBdabadb

Öğr. %-20

Sınıf %13

Kurum %12

İlçe %13

İl %11

Genel %73

 

İngilizce

Soru Sayısı
10

Doğru
4

Yanlış
3

Boş
3

Net
3,00

B Cevap Anahtarı
123456789012345

DBCBAACBCA

aabBA   CA

Öğr. %30

Sınıf %8

Kurum %4

İlçe %6

İl %5

Genel %48

 

SORU ANALİZİ

Türkçe DC ÖC ?

1 Metnin  içeriğini  yorumlar C A -
2 Metinle  ilgili  soruları  cevaplar B C -
3 Deyim  ve  atasözlerinin  metne  katkısını  belirler A B -
4 Deyim  ve  atasözlerinin  metne  katkısını  belirler. B A -
5 Yazdıklarını  düzenler. A A +
6 Noktalama  işaretlerine  dikkat  ederek  sesli  ve  sessiz  okur. D B -
7 Görsellerle  ilgili  soruları  cevaplar. B A -
8 Grafik,  tablo  ve  çizelgeyle  sunulan  bilgileri  yorumlar. C B -
9 Grafik,  tablo  ve  çizelgeyle  sunulan  bilgileri  yorumlar. D A -
10 Grafik,  tablo  ve  çizelgeyle  sunulan  bilgileri  yorumlar. C D -

Matematik DC ÖC ?

1 Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar.B B +
2 Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. A  b
3 Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar.C  b
4 2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10’a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. D D +
5 Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. D  b
6 Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar.C  b
7 Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar.D D +
8 Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar D  b
9 Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. A  b
10 Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. C A -

Fen DC ÖC ?

1 Ay tutulması esnasında Ay’ın hangi evrede olduğuna değinilir C A -
2 Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. C B -
3 Gezegenlerin Güneş’e olan uzaklık sıralamasına değinilir. A B -
4 Kas çeşitlerinin çalışma prensipleri (istemli - istemsiz) ve yorulma durumlarıA A +
5 Gezegenlerin temel özelliklerine (karasal, gazsal, iç gezegen, dış gezegen) değinilirD D +
6 Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. B D -
7 Kemiklerin yapısına girilmeksizin kemik çeşitleri kısa, uzun ve yassı olarak verilir.A B -
8 Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. D C -
9 Gezegenlerin Güneş’e olan uzaklık sıralamasına değinilir. C A -
10 Meteor, gök taşı, asteroit kavramlarına değinilir. A A +

Sosyal Bil. DC ÖC ?

1 Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.C A -
2 Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini
savunur.B B +
3 .Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgularC A -
4 Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.D A -
5 Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır.B C -
6 . Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. C B -
7 Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.D A -
8 . Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz
ederA B -
9 . Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. C C +
10 Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır.B D -

Din K.ve A.B. DC ÖC ?

1 6.1.1. Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar D B -
2 6.1.1. Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar A B -
3 6.1.2. Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar A B -
4 6.1.2. Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar B B +
5 6.1.3. Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder C D -
6 6.1.3. Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder B A -
7 6.1.2. Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar C B -
8 6.1.4. Vahyin gönderiliş amacını araştırır C A -
9 6.1.1. Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar A D -
10 6.1.2. Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar D B -

İngilizce DC ÖC ?

1 Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions.D A -
2 Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions.B A -
3 Students will be able to tell the time and dates. C B -
4 Students will be able to talk about repeated actions. B B +
5 Students will be able to recognize expressions related to repeated actions.A A +
6 Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions.A  b
7 Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions.C  b
8 Students will be able to express their opinions about the food they like and don’t like.B  b
9 Students will be able to identify the names of different food in an oral text.C C +



6. SINIF 1.DENEME

ŞIRNAK / ŞIRNAK MERKEZ
Atatürk Ortaokulu

39 - BARAN DURMAZ
6A

220,595

75 31 24 20 31

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Başarı %

ŞUBE KURUM İLÇE İL GENEL

Sıra: 2
Katılım: 16

Ortalama: 10,13

Sıra: 6
Katılım: 64

Ortalama: 9,11

Sıra: 68
Katılım: 420

Ortalama: 10,73

Sıra: 73
Katılım: 574

Ortalama: 9,11

Sıra: 30520
Katılım: 47344

Ortalama: 36,09

Türkçe

Soru Sayısı
15

Doğru
9

Yanlış
5

Boş
1

Net
7,33

B Cevap Anahtarı
123456789012345

CBABADBCDCDCABD

C AadDBbDCcbABD

Öğr. %49

Sınıf %9

Kurum %10

İlçe %13

İl %11

Genel %38

 

Matematik

Soru Sayısı
15

Doğru
5

Yanlış
5

Boş
5

Net
3,33

B Cevap Anahtarı
123456789012345

BACDDCDDACDABBC

dAb DC b bD B d

Öğr. %22

Sınıf %6

Kurum %7

İlçe %9

İl %7

Genel %35

 

Fen

Soru Sayısı
15

Doğru
5

Yanlış
4

Boş
6

Net
3,67

B Cevap Anahtarı
123456789012345

CCAADBADCABBCDC

CCAA cb a a C  

Öğr. %24

Sınıf %21

Kurum %21

İlçe %25

İl %22

Genel %49

 

Sosyal Bil.

Soru Sayısı
10

Doğru
7

Yanlış
2

Boş
1

Net
6,33

B Cevap Anahtarı
123456789012345

CBCDBCDACB

CBCDBC dbB

Öğr. %63

Sınıf %26

Kurum %19

İlçe %20

İl %18

Genel %59

 

Din K.ve A.B.

Soru Sayısı
10

Doğru
3

Yanlış
3

Boş
4

Net
2,00

B Cevap Anahtarı
123456789012345

DAABCBCCAD

b ABCad   

Öğr. %20

Sınıf %13

Kurum %12

İlçe %13

İl %11

Genel %73

 

İngilizce

Soru Sayısı
10

Doğru
2

Yanlış
5

Boş
3

Net
0,33

B Cevap Anahtarı
123456789012345

DBCBAACBCA

 adB A cad

Öğr. %3

Sınıf %8

Kurum %4

İlçe %6

İl %5

Genel %48

 

SORU ANALİZİ

Türkçe DC ÖC ?

1 Metnin  içeriğini  yorumlar C C +
2 Metinle  ilgili  soruları  cevaplar B  b
3 Deyim  ve  atasözlerinin  metne  katkısını  belirler A A +
4 Deyim  ve  atasözlerinin  metne  katkısını  belirler. B A -
5 Yazdıklarını  düzenler. A D -
6 Noktalama  işaretlerine  dikkat  ederek  sesli  ve  sessiz  okur. D D +
7 Görsellerle  ilgili  soruları  cevaplar. B B +
8 Grafik,  tablo  ve  çizelgeyle  sunulan  bilgileri  yorumlar. C B -
9 Grafik,  tablo  ve  çizelgeyle  sunulan  bilgileri  yorumlar. D D +
10 Grafik,  tablo  ve  çizelgeyle  sunulan  bilgileri  yorumlar. C C +

Matematik DC ÖC ?

1 Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar.B D -
2 Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. A A +
3 Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar.C B -
4 2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10’a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. D  b
5 Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. D D +
6 Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar.C C +
7 Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar.D  b
8 Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar D B -
9 Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. A  b
10 Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. C B -

Fen DC ÖC ?

1 Ay tutulması esnasında Ay’ın hangi evrede olduğuna değinilir C C +
2 Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. C C +
3 Gezegenlerin Güneş’e olan uzaklık sıralamasına değinilir. A A +
4 Kas çeşitlerinin çalışma prensipleri (istemli - istemsiz) ve yorulma durumlarıA A +
5 Gezegenlerin temel özelliklerine (karasal, gazsal, iç gezegen, dış gezegen) değinilirD  b
6 Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. B C -
7 Kemiklerin yapısına girilmeksizin kemik çeşitleri kısa, uzun ve yassı olarak verilir.A B -
8 Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. D  b
9 Gezegenlerin Güneş’e olan uzaklık sıralamasına değinilir. C A -
10 Meteor, gök taşı, asteroit kavramlarına değinilir. A  b

Sosyal Bil. DC ÖC ?

1 Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.C C +
2 Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini
savunur.B B +
3 .Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgularC C +
4 Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.D D +
5 Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır.B B +
6 . Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. C C +
7 Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.D  b
8 . Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz
ederA D -
9 . Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. C B -
10 Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır.B B +

Din K.ve A.B. DC ÖC ?

1 6.1.1. Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar D B -
2 6.1.1. Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar A  b
3 6.1.2. Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar A A +
4 6.1.2. Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar B B +
5 6.1.3. Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder C C +
6 6.1.3. Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder B A -
7 6.1.2. Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar C D -
8 6.1.4. Vahyin gönderiliş amacını araştırır C  b
9 6.1.1. Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar A  b
10 6.1.2. Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar D  b

İngilizce DC ÖC ?

1 Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions.D  b
2 Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions.B A -
3 Students will be able to tell the time and dates. C D -
4 Students will be able to talk about repeated actions. B B +
5 Students will be able to recognize expressions related to repeated actions.A  b
6 Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions.A A +
7 Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions.C  b
8 Students will be able to express their opinions about the food they like and don’t like.B C -
9 Students will be able to identify the names of different food in an oral text.C A -



6. SINIF 1.DENEME

ŞIRNAK / ŞIRNAK MERKEZ
Atatürk Ortaokulu

515 - BERAT EKİCİ
6A

218,888

75 30 21 24 31

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Başarı %

ŞUBE KURUM İLÇE İL GENEL

Sıra: 3
Katılım: 16

Ortalama: 10,13

Sıra: 7
Katılım: 64

Ortalama: 9,11

Sıra: 71
Katılım: 420

Ortalama: 10,73

Sıra: 76
Katılım: 574

Ortalama: 9,11

Sıra: 30614
Katılım: 47344

Ortalama: 36,09

Türkçe

Soru Sayısı
15

Doğru
6

Yanlış
7

Boş
2

Net
3,67

B Cevap Anahtarı
123456789012345

CBABADBCDCDCABD

dcAcccBaD  CABc

Öğr. %24

Sınıf %9

Kurum %10

İlçe %13

İl %11

Genel %38

 

Matematik

Soru Sayısı
15

Doğru
2

Yanlış
2

Boş
11

Net
1,33

B Cevap Anahtarı
123456789012345

BACDDCDDACDABBC

   bDCb        

Öğr. %9

Sınıf %6

Kurum %7

İlçe %9

İl %7

Genel %35

 

Fen

Soru Sayısı
15

Doğru
10

Yanlış
3

Boş
2

Net
9,00

B Cevap Anahtarı
123456789012345

CCAADBADCABBCDC

 CbAa AcCABBCDC

Öğr. %60

Sınıf %21

Kurum %21

İlçe %25

İl %22

Genel %49

 

Sosyal Bil.

Soru Sayısı
10

Doğru
10

Yanlış
0

Boş
0

Net
10,00

B Cevap Anahtarı
123456789012345

CBCDBCDACB

CBCDBCDACB

Öğr. %100

Sınıf %26

Kurum %19

İlçe %20

İl %18

Genel %59

 

Din K.ve A.B.

Soru Sayısı
10

Doğru
2

Yanlış
5

Boş
3

Net
0,33

B Cevap Anahtarı
123456789012345

DAABCBCCAD

 cAadd bA 

Öğr. %3

Sınıf %13

Kurum %12

İlçe %13

İl %11

Genel %73

 

İngilizce

Soru Sayısı
10

Doğru
0

Yanlış
4

Boş
6

Net
-1,33

B Cevap Anahtarı
123456789012345

DBCBAACBCA

c     ddb 

Öğr. %-13

Sınıf %8

Kurum %4

İlçe %6

İl %5

Genel %48

 

SORU ANALİZİ

Türkçe DC ÖC ?

1 Metnin  içeriğini  yorumlar C D -
2 Metinle  ilgili  soruları  cevaplar B C -
3 Deyim  ve  atasözlerinin  metne  katkısını  belirler A A +
4 Deyim  ve  atasözlerinin  metne  katkısını  belirler. B C -
5 Yazdıklarını  düzenler. A C -
6 Noktalama  işaretlerine  dikkat  ederek  sesli  ve  sessiz  okur. D C -
7 Görsellerle  ilgili  soruları  cevaplar. B B +
8 Grafik,  tablo  ve  çizelgeyle  sunulan  bilgileri  yorumlar. C A -
9 Grafik,  tablo  ve  çizelgeyle  sunulan  bilgileri  yorumlar. D D +
10 Grafik,  tablo  ve  çizelgeyle  sunulan  bilgileri  yorumlar. C  b

Matematik DC ÖC ?

1 Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar.B  b
2 Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. A  b
3 Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar.C  b
4 2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10’a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. D B -
5 Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. D D +
6 Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar.C C +
7 Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar.D B -
8 Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar D  b
9 Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. A  b
10 Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. C  b

Fen DC ÖC ?

1 Ay tutulması esnasında Ay’ın hangi evrede olduğuna değinilir C  b
2 Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. C C +
3 Gezegenlerin Güneş’e olan uzaklık sıralamasına değinilir. A B -
4 Kas çeşitlerinin çalışma prensipleri (istemli - istemsiz) ve yorulma durumlarıA A +
5 Gezegenlerin temel özelliklerine (karasal, gazsal, iç gezegen, dış gezegen) değinilirD A -
6 Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. B  b
7 Kemiklerin yapısına girilmeksizin kemik çeşitleri kısa, uzun ve yassı olarak verilir.A A +
8 Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. D C -
9 Gezegenlerin Güneş’e olan uzaklık sıralamasına değinilir. C C +
10 Meteor, gök taşı, asteroit kavramlarına değinilir. A A +

Sosyal Bil. DC ÖC ?

1 Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.C C +
2 Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini
savunur.B B +
3 .Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgularC C +
4 Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.D D +
5 Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır.B B +
6 . Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. C C +
7 Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.D D +
8 . Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz
ederA A +
9 . Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. C C +
10 Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır.B B +

Din K.ve A.B. DC ÖC ?

1 6.1.1. Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar D  b
2 6.1.1. Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar A C -
3 6.1.2. Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar A A +
4 6.1.2. Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar B A -
5 6.1.3. Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder C D -
6 6.1.3. Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder B D -
7 6.1.2. Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar C  b
8 6.1.4. Vahyin gönderiliş amacını araştırır C B -
9 6.1.1. Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar A A +
10 6.1.2. Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar D  b

İngilizce DC ÖC ?

1 Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions.D C -
2 Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions.B  b
3 Students will be able to tell the time and dates. C  b
4 Students will be able to talk about repeated actions. B  b
5 Students will be able to recognize expressions related to repeated actions.A  b
6 Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions.A  b
7 Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions.C D -
8 Students will be able to express their opinions about the food they like and don’t like.B D -
9 Students will be able to identify the names of different food in an oral text.C B -



6. SINIF 1.DENEME

ŞIRNAK / ŞIRNAK MERKEZ
Atatürk Ortaokulu

100 - CEMAL BAHŞİŞ
6A

148,805

75 23 41 11 12

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Başarı %

ŞUBE KURUM İLÇE İL GENEL

Sıra: 7
Katılım: 16

Ortalama: 10,13

Sıra: 30
Katılım: 64

Ortalama: 9,11

Sıra: 205
Katılım: 420

Ortalama: 10,73

Sıra: 247
Katılım: 574

Ortalama: 9,11

Sıra: 44665
Katılım: 47344

Ortalama: 36,09

Türkçe

Soru Sayısı
15

Doğru
6

Yanlış
9

Boş
0

Net
3,00

A Cevap Anahtarı
123456789012345

BADCBAABDBCDCDC

BADbBbAdDcacabd

Öğr. %20

Sınıf %9

Kurum %10

İlçe %13

İl %11

Genel %38

 

Matematik

Soru Sayısı
15

Doğru
1

Yanlış
3

Boş
11

Net
0,00

A Cevap Anahtarı
123456789012345

CDBADCADDADCBBC

     dAb b     

Öğr. %0

Sınıf %6

Kurum %7

İlçe %9

İl %7

Genel %35

 

Fen

Soru Sayısı
15

Doğru
6

Yanlış
9

Boş
0

Net
3,00

A Cevap Anahtarı
123456789012345

AACCDBCAADCDBBC

cbdCbcCAbbCaBBa

Öğr. %20

Sınıf %21

Kurum %21

İlçe %25

İl %22

Genel %49

 

Sosyal Bil.

Soru Sayısı
10

Doğru
2

Yanlış
8

Boş
0

Net
-0,67

A Cevap Anahtarı
123456789012345

DCACBDBCCB

abbbcadCbB

Öğr. %-7

Sınıf %26

Kurum %19

İlçe %20

İl %18

Genel %59

 

Din K.ve A.B.

Soru Sayısı
10

Doğru
4

Yanlış
6

Boş
0

Net
2,00

A Cevap Anahtarı
123456789012345

BACCBCDADA

cAaacdbADA

Öğr. %20

Sınıf %13

Kurum %12

İlçe %13

İl %11

Genel %73

 

İngilizce

Soru Sayısı
10

Doğru
4

Yanlış
6

Boş
0

Net
2,00

A Cevap Anahtarı
123456789012345

CBACDBABCA

dac*DdbBCA

Öğr. %20

Sınıf %8

Kurum %4

İlçe %6

İl %5

Genel %48

 

SORU ANALİZİ

Türkçe DC ÖC ?

1 Deyim  ve  atasözlerinin  metne  katkısını  belirler. B B +
2 Yazdıklarını  düzenler. A A +
3 Noktalama  işaretlerine  dikkat  ederek  sesli  ve  sessiz  okur. D D +
4 Metnin  içeriğini  yorumlar C B -
5 Metinle  ilgili  soruları  cevaplar B B +
6 Deyim  ve  atasözlerinin  metne  katkısını  belirler A B -
7 Bağlamdan  yararlanarak  bilmediği  kelime  ve  kelime  gruplarının  anlamını  tahmin eder.A A +
8 Metnin  ana  fikrini/ana  duygusunu  belirler. B D -
9 Metinle  ilgili  soruları  cevaplar D D +
10 Görsellerle  ilgili  soruları  cevaplar. B C -

Matematik DC ÖC ?

1 Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar.C  b
2 2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10’a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. D  b
3 Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar.B  b
4 Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. A  b
5 Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar D  b
6 Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. C D -
7 Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar.A A +
8 Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. D B -
9 Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar D  b
10 Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. A B -

Fen DC ÖC ?

1 Gezegenlerin Güneş’e olan uzaklık sıralamasına değinilir. A C -
2 Kas çeşitlerinin çalışma prensipleri (istemli - istemsiz) ve yorulma durumlarıA B -
3 Ay tutulması esnasında Ay’ın hangi evrede olduğuna değinilir C D -
4 Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. C C +
5 Gezegenlerin temel özelliklerine (karasal, gazsal, iç gezegen, dış gezegen) değinilirD B -
6 Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. B C -
7 Gezegenlerin Güneş’e olan uzaklık sıralamasına değinilir. C C +
8 Meteor, gök taşı, asteroit kavramlarına değinilir. A A +
9 Kemiklerin yapısına girilmeksizin kemik çeşitleri kısa, uzun ve yassı olarak verilir.A B -
10 Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. D B -

Sosyal Bil. DC ÖC ?

1 Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.D A -
2 .Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgularC B -
3 . Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz
ederA B -
4 . Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. C B -
5 Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır.B C -
6 Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.D A -
7 Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır.B D -
8 . Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. C C +
9 Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.C B -
10 Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini
savunur.B B +

Din K.ve A.B. DC ÖC ?

1 6.1.2. Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar B C -
2 6.1.2. Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar A A +
3 6.1.3. Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder C A -
4 6.1.2. Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar C A -
5 6.1.3. Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder B C -
6 6.1.4. Vahyin gönderiliş amacını araştırır C D -
7 6.1.2. Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar D B -
8 6.1.1. Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar A A +
9 6.1.1. Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar D D +
10 6.1.1. Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar A A +

İngilizce DC ÖC ?

1 Students will be able to tell the time and dates. C D -
2 Students will be able to talk about repeated actions. B A -
3 Students will be able to recognize expressions related to repeated actions.A C -
4 Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions.C * -
5 Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions.D D +
6 Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions.B D -
7 Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions.A B -
8 Students will be able to express their opinions about the food they like and don’t like.B B +
9 Students will be able to identify the names of different food in an oral text.C C +



6. SINIF 1.DENEME

ŞIRNAK / ŞIRNAK MERKEZ
Atatürk Ortaokulu

87 - DENİZ ÇAKAR
6A

151,199

75 25 45 5 13

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Başarı %

ŞUBE KURUM İLÇE İL GENEL

Sıra: 5
Katılım: 16

Ortalama: 10,13

Sıra: 28
Katılım: 64

Ortalama: 9,11

Sıra: 201
Katılım: 420

Ortalama: 10,73

Sıra: 240
Katılım: 574

Ortalama: 9,11

Sıra: 44566
Katılım: 47344

Ortalama: 36,09

Türkçe

Soru Sayısı
15

Doğru
4

Yanlış
11

Boş
0

Net
0,33

B Cevap Anahtarı
123456789012345

CBABADBCDCDCABD

CabadcBaaCDbcda

Öğr. %2

Sınıf %9

Kurum %10

İlçe %13

İl %11

Genel %38

 

Matematik

Soru Sayısı
15

Doğru
4

Yanlış
9

Boş
2

Net
1,00

B Cevap Anahtarı
123456789012345

BACDDCDDACDABBC

adbcaCDcdbDc B 

Öğr. %7

Sınıf %6

Kurum %7

İlçe %9

İl %7

Genel %35

 

Fen

Soru Sayısı
15

Doğru
7

Yanlış
8

Boş
0

Net
4,33

B Cevap Anahtarı
123456789012345

CCAADBADCABBCDC

CbbdcBAbdAcBCaC

Öğr. %29

Sınıf %21

Kurum %21

İlçe %25

İl %22

Genel %49

 

Sosyal Bil.

Soru Sayısı
10

Doğru
3

Yanlış
7

Boş
0

Net
0,67

B Cevap Anahtarı
123456789012345

CBCDBCDACB

aBacBabdCc

Öğr. %7

Sınıf %26

Kurum %19

İlçe %20

İl %18

Genel %59

 

Din K.ve A.B.

Soru Sayısı
10

Doğru
5

Yanlış
5

Boş
0

Net
3,33

B Cevap Anahtarı
123456789012345

DAABCBCCAD

DAcBCabdAc

Öğr. %33

Sınıf %13

Kurum %12

İlçe %13

İl %11

Genel %73

 

İngilizce

Soru Sayısı
10

Doğru
2

Yanlış
5

Boş
3

Net
0,33

B Cevap Anahtarı
123456789012345

DBCBAACBCA

acaBAd  b 

Öğr. %3

Sınıf %8

Kurum %4

İlçe %6

İl %5

Genel %48

 

SORU ANALİZİ

Türkçe DC ÖC ?

1 Metnin  içeriğini  yorumlar C C +
2 Metinle  ilgili  soruları  cevaplar B A -
3 Deyim  ve  atasözlerinin  metne  katkısını  belirler A B -
4 Deyim  ve  atasözlerinin  metne  katkısını  belirler. B A -
5 Yazdıklarını  düzenler. A D -
6 Noktalama  işaretlerine  dikkat  ederek  sesli  ve  sessiz  okur. D C -
7 Görsellerle  ilgili  soruları  cevaplar. B B +
8 Grafik,  tablo  ve  çizelgeyle  sunulan  bilgileri  yorumlar. C A -
9 Grafik,  tablo  ve  çizelgeyle  sunulan  bilgileri  yorumlar. D A -
10 Grafik,  tablo  ve  çizelgeyle  sunulan  bilgileri  yorumlar. C C +

Matematik DC ÖC ?

1 Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar.B A -
2 Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. A D -
3 Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar.C B -
4 2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10’a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. D C -
5 Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. D A -
6 Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar.C C +
7 Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar.D D +
8 Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar D C -
9 Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. A D -
10 Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. C B -

Fen DC ÖC ?

1 Ay tutulması esnasında Ay’ın hangi evrede olduğuna değinilir C C +
2 Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. C B -
3 Gezegenlerin Güneş’e olan uzaklık sıralamasına değinilir. A B -
4 Kas çeşitlerinin çalışma prensipleri (istemli - istemsiz) ve yorulma durumlarıA D -
5 Gezegenlerin temel özelliklerine (karasal, gazsal, iç gezegen, dış gezegen) değinilirD C -
6 Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. B B +
7 Kemiklerin yapısına girilmeksizin kemik çeşitleri kısa, uzun ve yassı olarak verilir.A A +
8 Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. D B -
9 Gezegenlerin Güneş’e olan uzaklık sıralamasına değinilir. C D -
10 Meteor, gök taşı, asteroit kavramlarına değinilir. A A +

Sosyal Bil. DC ÖC ?

1 Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.C A -
2 Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini
savunur.B B +
3 .Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgularC A -
4 Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.D C -
5 Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır.B B +
6 . Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. C A -
7 Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.D B -
8 . Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz
ederA D -
9 . Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. C C +
10 Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır.B C -

Din K.ve A.B. DC ÖC ?

1 6.1.1. Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar D D +
2 6.1.1. Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar A A +
3 6.1.2. Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar A C -
4 6.1.2. Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar B B +
5 6.1.3. Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder C C +
6 6.1.3. Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder B A -
7 6.1.2. Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar C B -
8 6.1.4. Vahyin gönderiliş amacını araştırır C D -
9 6.1.1. Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar A A +
10 6.1.2. Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar D C -

İngilizce DC ÖC ?

1 Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions.D A -
2 Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions.B C -
3 Students will be able to tell the time and dates. C A -
4 Students will be able to talk about repeated actions. B B +
5 Students will be able to recognize expressions related to repeated actions.A A +
6 Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions.A D -
7 Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions.C  b
8 Students will be able to express their opinions about the food they like and don’t like.B  b
9 Students will be able to identify the names of different food in an oral text.C B -



6. SINIF 1.DENEME

ŞIRNAK / ŞIRNAK MERKEZ
Atatürk Ortaokulu

0 - ELİF YORGA
6A

70,072

75 15 59 1 -6

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Başarı %

ŞUBE KURUM İLÇE İL GENEL

Sıra: 15
Katılım: 16

Ortalama: 10,13

Sıra: 61
Katılım: 64

Ortalama: 9,11

Sıra: 401
Katılım: 420

Ortalama: 10,73

Sıra: 536
Katılım: 574

Ortalama: 9,11

Sıra: 47087
Katılım: 47344

Ortalama: 36,09

Türkçe

Soru Sayısı
15

Doğru
2

Yanlış
13

Boş
0

Net
-2,33

B Cevap Anahtarı
123456789012345

CBABADBCDCDCABD

bdccdbBacdabcBc

Öğr. %-16

Sınıf %9

Kurum %10

İlçe %13

İl %11

Genel %38

 

Matematik

Soru Sayısı
15

Doğru
3

Yanlış
11

Boş
1

Net
-0,67

B Cevap Anahtarı
123456789012345

BACDDCDDACDABBC

c daDdcbcbcdaBC

Öğr. %-4

Sınıf %6

Kurum %7

İlçe %9

İl %7

Genel %35

 

Fen

Soru Sayısı
15

Doğru
3

Yanlış
12

Boş
0

Net
-1,00

B Cevap Anahtarı
123456789012345

CCAADBADCABBCDC

bbbdDabcbbBBbad

Öğr. %-7

Sınıf %21

Kurum %21

İlçe %25

İl %22

Genel %49

 

Sosyal Bil.

Soru Sayısı
10

Doğru
3

Yanlış
7

Boş
0

Net
0,67

B Cevap Anahtarı
123456789012345

CBCDBCDACB

CcdbaCDcbc

Öğr. %7

Sınıf %26

Kurum %19

İlçe %20

İl %18

Genel %59

 

Din K.ve A.B.

Soru Sayısı
10

Doğru
3

Yanlış
7

Boş
0

Net
0,67

B Cevap Anahtarı
123456789012345

DAABCBCCAD

abbcbcCCAb

Öğr. %7

Sınıf %13

Kurum %12

İlçe %13

İl %11

Genel %73

 

İngilizce

Soru Sayısı
10

Doğru
1

Yanlış
9

Boş
0

Net
-2,00

B Cevap Anahtarı
123456789012345

DBCBAACBCA

bcbBcbdcad

Öğr. %-20

Sınıf %8

Kurum %4

İlçe %6

İl %5

Genel %48

 

SORU ANALİZİ

Türkçe DC ÖC ?

1 Metnin  içeriğini  yorumlar C B -
2 Metinle  ilgili  soruları  cevaplar B D -
3 Deyim  ve  atasözlerinin  metne  katkısını  belirler A C -
4 Deyim  ve  atasözlerinin  metne  katkısını  belirler. B C -
5 Yazdıklarını  düzenler. A D -
6 Noktalama  işaretlerine  dikkat  ederek  sesli  ve  sessiz  okur. D B -
7 Görsellerle  ilgili  soruları  cevaplar. B B +
8 Grafik,  tablo  ve  çizelgeyle  sunulan  bilgileri  yorumlar. C A -
9 Grafik,  tablo  ve  çizelgeyle  sunulan  bilgileri  yorumlar. D C -
10 Grafik,  tablo  ve  çizelgeyle  sunulan  bilgileri  yorumlar. C D -

Matematik DC ÖC ?

1 Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar.B C -
2 Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. A  b
3 Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar.C D -
4 2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10’a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. D A -
5 Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. D D +
6 Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar.C D -
7 Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar.D C -
8 Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar D B -
9 Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. A C -
10 Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. C B -

Fen DC ÖC ?

1 Ay tutulması esnasında Ay’ın hangi evrede olduğuna değinilir C B -
2 Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. C B -
3 Gezegenlerin Güneş’e olan uzaklık sıralamasına değinilir. A B -
4 Kas çeşitlerinin çalışma prensipleri (istemli - istemsiz) ve yorulma durumlarıA D -
5 Gezegenlerin temel özelliklerine (karasal, gazsal, iç gezegen, dış gezegen) değinilirD D +
6 Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. B A -
7 Kemiklerin yapısına girilmeksizin kemik çeşitleri kısa, uzun ve yassı olarak verilir.A B -
8 Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. D C -
9 Gezegenlerin Güneş’e olan uzaklık sıralamasına değinilir. C B -
10 Meteor, gök taşı, asteroit kavramlarına değinilir. A B -

Sosyal Bil. DC ÖC ?

1 Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.C C +
2 Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini
savunur.B C -
3 .Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgularC D -
4 Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.D B -
5 Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır.B A -
6 . Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. C C +
7 Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.D D +
8 . Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz
ederA C -
9 . Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. C B -
10 Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır.B C -

Din K.ve A.B. DC ÖC ?

1 6.1.1. Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar D A -
2 6.1.1. Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar A B -
3 6.1.2. Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar A B -
4 6.1.2. Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar B C -
5 6.1.3. Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder C B -
6 6.1.3. Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder B C -
7 6.1.2. Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar C C +
8 6.1.4. Vahyin gönderiliş amacını araştırır C C +
9 6.1.1. Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar A A +
10 6.1.2. Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar D B -

İngilizce DC ÖC ?

1 Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions.D B -
2 Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions.B C -
3 Students will be able to tell the time and dates. C B -
4 Students will be able to talk about repeated actions. B B +
5 Students will be able to recognize expressions related to repeated actions.A C -
6 Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions.A B -
7 Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions.C D -
8 Students will be able to express their opinions about the food they like and don’t like.B C -
9 Students will be able to identify the names of different food in an oral text.C A -



6. SINIF 1.DENEME

ŞIRNAK / ŞIRNAK MERKEZ
Atatürk Ortaokulu

134 - EYYÜP OĞRAK
6A

56,425

75 13 62 0 -10

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Başarı %

ŞUBE KURUM İLÇE İL GENEL

Sıra: 16
Katılım: 16

Ortalama: 10,13

Sıra: 63
Katılım: 64

Ortalama: 9,11

Sıra: 408
Katılım: 420

Ortalama: 10,73

Sıra: 555
Katılım: 574

Ortalama: 9,11

Sıra: 47229
Katılım: 47344

Ortalama: 36,09

Türkçe

Soru Sayısı
15

Doğru
0

Yanlış
15

Boş
0

Net
-5,00

B Cevap Anahtarı
123456789012345

CBABADBCDCDCABD

adcdbcdaabbabdc

Öğr. %-33

Sınıf %9

Kurum %10

İlçe %13

İl %11

Genel %38

 

Matematik

Soru Sayısı
15

Doğru
2

Yanlış
13

Boş
0

Net
-2,33

B Cevap Anahtarı
123456789012345

BACDDCDDACDABBC

acdcadDabCbcdab

Öğr. %-16

Sınıf %6

Kurum %7

İlçe %9

İl %7

Genel %35

 

Fen

Soru Sayısı
15

Doğru
5

Yanlış
10

Boş
0

Net
1,67

B Cevap Anahtarı
123456789012345

CCAADBADCABBCDC

bdbAcBAbCdBadca

Öğr. %11

Sınıf %21

Kurum %21

İlçe %25

İl %22

Genel %49

 

Sosyal Bil.

Soru Sayısı
10

Doğru
1

Yanlış
9

Boş
0

Net
-2,00

B Cevap Anahtarı
123456789012345

CBCDBCDACB

Cabacdabac

Öğr. %-20

Sınıf %26

Kurum %19

İlçe %20

İl %18

Genel %59

 

Din K.ve A.B.

Soru Sayısı
10

Doğru
2

Yanlış
8

Boş
0

Net
-0,67

B Cevap Anahtarı
123456789012345

DAABCBCCAD

abAdbaadAb

Öğr. %-7

Sınıf %13

Kurum %12

İlçe %13

İl %11

Genel %73

 

İngilizce

Soru Sayısı
10

Doğru
3

Yanlış
7

Boş
0

Net
0,67

B Cevap Anahtarı
123456789012345

DBCBAACBCA

aBdacAbaCb

Öğr. %7

Sınıf %8

Kurum %4

İlçe %6

İl %5

Genel %48

 

SORU ANALİZİ

Türkçe DC ÖC ?

1 Metnin  içeriğini  yorumlar C A -
2 Metinle  ilgili  soruları  cevaplar B D -
3 Deyim  ve  atasözlerinin  metne  katkısını  belirler A C -
4 Deyim  ve  atasözlerinin  metne  katkısını  belirler. B D -
5 Yazdıklarını  düzenler. A B -
6 Noktalama  işaretlerine  dikkat  ederek  sesli  ve  sessiz  okur. D C -
7 Görsellerle  ilgili  soruları  cevaplar. B D -
8 Grafik,  tablo  ve  çizelgeyle  sunulan  bilgileri  yorumlar. C A -
9 Grafik,  tablo  ve  çizelgeyle  sunulan  bilgileri  yorumlar. D A -
10 Grafik,  tablo  ve  çizelgeyle  sunulan  bilgileri  yorumlar. C B -

Matematik DC ÖC ?

1 Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar.B A -
2 Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. A C -
3 Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar.C D -
4 2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10’a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. D C -
5 Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. D A -
6 Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar.C D -
7 Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar.D D +
8 Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar D A -
9 Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. A B -
10 Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. C C +

Fen DC ÖC ?

1 Ay tutulması esnasında Ay’ın hangi evrede olduğuna değinilir C B -
2 Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. C D -
3 Gezegenlerin Güneş’e olan uzaklık sıralamasına değinilir. A B -
4 Kas çeşitlerinin çalışma prensipleri (istemli - istemsiz) ve yorulma durumlarıA A +
5 Gezegenlerin temel özelliklerine (karasal, gazsal, iç gezegen, dış gezegen) değinilirD C -
6 Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. B B +
7 Kemiklerin yapısına girilmeksizin kemik çeşitleri kısa, uzun ve yassı olarak verilir.A A +
8 Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. D B -
9 Gezegenlerin Güneş’e olan uzaklık sıralamasına değinilir. C C +
10 Meteor, gök taşı, asteroit kavramlarına değinilir. A D -

Sosyal Bil. DC ÖC ?

1 Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.C C +
2 Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini
savunur.B A -
3 .Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgularC B -
4 Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.D A -
5 Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır.B C -
6 . Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. C D -
7 Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.D A -
8 . Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz
ederA B -
9 . Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. C A -
10 Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır.B C -

Din K.ve A.B. DC ÖC ?

1 6.1.1. Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar D A -
2 6.1.1. Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar A B -
3 6.1.2. Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar A A +
4 6.1.2. Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar B D -
5 6.1.3. Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder C B -
6 6.1.3. Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder B A -
7 6.1.2. Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar C A -
8 6.1.4. Vahyin gönderiliş amacını araştırır C D -
9 6.1.1. Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar A A +
10 6.1.2. Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar D B -

İngilizce DC ÖC ?

1 Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions.D A -
2 Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions.B B +
3 Students will be able to tell the time and dates. C D -
4 Students will be able to talk about repeated actions. B A -
5 Students will be able to recognize expressions related to repeated actions.A C -
6 Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions.A A +
7 Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions.C B -
8 Students will be able to express their opinions about the food they like and don’t like.B A -
9 Students will be able to identify the names of different food in an oral text.C C +



6. SINIF 1.DENEME

ŞIRNAK / ŞIRNAK MERKEZ
Atatürk Ortaokulu

429 - FURKAN YALÇIN
6A

181,988

75 28 38 9 20

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Başarı %

ŞUBE KURUM İLÇE İL GENEL

Sıra: 4
Katılım: 16

Ortalama: 10,13

Sıra: 14
Katılım: 64

Ortalama: 9,11

Sıra: 130
Katılım: 420

Ortalama: 10,73

Sıra: 152
Katılım: 574

Ortalama: 9,11

Sıra: 36003
Katılım: 47344

Ortalama: 36,09

Türkçe

Soru Sayısı
15

Doğru
3

Yanlış
9

Boş
3

Net
0,00

B Cevap Anahtarı
123456789012345

CBABADBCDCDCABD

baccADBab cbb  

Öğr. %0

Sınıf %9

Kurum %10

İlçe %13

İl %11

Genel %38

 

Matematik

Soru Sayısı
15

Doğru
4

Yanlış
5

Boş
6

Net
2,33

B Cevap Anahtarı
123456789012345

BACDDCDDACDABBC

ab D CDb C b a 

Öğr. %16

Sınıf %6

Kurum %7

İlçe %9

İl %7

Genel %35

 

Fen

Soru Sayısı
15

Doğru
9

Yanlış
6

Boş
0

Net
7,00

B Cevap Anahtarı
123456789012345

CCAADBADCABBCDC

abcbDBADbABBCaC

Öğr. %47

Sınıf %21

Kurum %21

İlçe %25

İl %22

Genel %49

 

Sosyal Bil.

Soru Sayısı
10

Doğru
5

Yanlış
5

Boş
0

Net
3,33

B Cevap Anahtarı
123456789012345

CBCDBCDACB

aBdaBCDcaB

Öğr. %33

Sınıf %26

Kurum %19

İlçe %20

İl %18

Genel %59

 

Din K.ve A.B.

Soru Sayısı
10

Doğru
6

Yanlış
4

Boş
0

Net
4,67

B Cevap Anahtarı
123456789012345

DAABCBCCAD

DAAdCBCdba

Öğr. %47

Sınıf %13

Kurum %12

İlçe %13

İl %11

Genel %73

 

İngilizce

Soru Sayısı
10

Doğru
1

Yanlış
9

Boş
0

Net
-2,00

B Cevap Anahtarı
123456789012345

DBCBAACBCA

bdaBcbdcad

Öğr. %-20

Sınıf %8

Kurum %4

İlçe %6

İl %5

Genel %48

 

SORU ANALİZİ

Türkçe DC ÖC ?

1 Metnin  içeriğini  yorumlar C B -
2 Metinle  ilgili  soruları  cevaplar B A -
3 Deyim  ve  atasözlerinin  metne  katkısını  belirler A C -
4 Deyim  ve  atasözlerinin  metne  katkısını  belirler. B C -
5 Yazdıklarını  düzenler. A A +
6 Noktalama  işaretlerine  dikkat  ederek  sesli  ve  sessiz  okur. D D +
7 Görsellerle  ilgili  soruları  cevaplar. B B +
8 Grafik,  tablo  ve  çizelgeyle  sunulan  bilgileri  yorumlar. C A -
9 Grafik,  tablo  ve  çizelgeyle  sunulan  bilgileri  yorumlar. D B -
10 Grafik,  tablo  ve  çizelgeyle  sunulan  bilgileri  yorumlar. C  b

Matematik DC ÖC ?

1 Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar.B A -
2 Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. A B -
3 Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar.C  b
4 2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10’a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. D D +
5 Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. D  b
6 Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar.C C +
7 Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar.D D +
8 Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar D B -
9 Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. A  b
10 Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. C C +

Fen DC ÖC ?

1 Ay tutulması esnasında Ay’ın hangi evrede olduğuna değinilir C A -
2 Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. C B -
3 Gezegenlerin Güneş’e olan uzaklık sıralamasına değinilir. A C -
4 Kas çeşitlerinin çalışma prensipleri (istemli - istemsiz) ve yorulma durumlarıA B -
5 Gezegenlerin temel özelliklerine (karasal, gazsal, iç gezegen, dış gezegen) değinilirD D +
6 Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. B B +
7 Kemiklerin yapısına girilmeksizin kemik çeşitleri kısa, uzun ve yassı olarak verilir.A A +
8 Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. D D +
9 Gezegenlerin Güneş’e olan uzaklık sıralamasına değinilir. C B -
10 Meteor, gök taşı, asteroit kavramlarına değinilir. A A +

Sosyal Bil. DC ÖC ?

1 Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.C A -
2 Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini
savunur.B B +
3 .Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgularC D -
4 Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.D A -
5 Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır.B B +
6 . Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. C C +
7 Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.D D +
8 . Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz
ederA C -
9 . Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. C A -
10 Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır.B B +

Din K.ve A.B. DC ÖC ?

1 6.1.1. Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar D D +
2 6.1.1. Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar A A +
3 6.1.2. Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar A A +
4 6.1.2. Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar B D -
5 6.1.3. Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder C C +
6 6.1.3. Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder B B +
7 6.1.2. Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar C C +
8 6.1.4. Vahyin gönderiliş amacını araştırır C D -
9 6.1.1. Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar A B -
10 6.1.2. Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar D A -

İngilizce DC ÖC ?

1 Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions.D B -
2 Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions.B D -
3 Students will be able to tell the time and dates. C A -
4 Students will be able to talk about repeated actions. B B +
5 Students will be able to recognize expressions related to repeated actions.A C -
6 Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions.A B -
7 Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions.C D -
8 Students will be able to express their opinions about the food they like and don’t like.B C -
9 Students will be able to identify the names of different food in an oral text.C A -



6. SINIF 1.DENEME

ŞIRNAK / ŞIRNAK MERKEZ
Atatürk Ortaokulu

430 - HAMZA ECER
6A

280,912

75 42 22 11 46

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Başarı %

ŞUBE KURUM İLÇE İL GENEL

Sıra: 1
Katılım: 16

Ortalama: 10,13

Sıra: 1
Katılım: 64

Ortalama: 9,11

Sıra: 20
Katılım: 420

Ortalama: 10,73

Sıra: 21
Katılım: 574

Ortalama: 9,11

Sıra: 24453
Katılım: 47344

Ortalama: 36,09

Türkçe

Soru Sayısı
15

Doğru
9

Yanlış
6

Boş
0

Net
7,00

B Cevap Anahtarı
123456789012345

CBABADBCDCDCABD

CcABADBaDaaCcBa

Öğr. %47

Sınıf %9

Kurum %10

İlçe %13

İl %11

Genel %38

 

Matematik

Soru Sayısı
15

Doğru
7

Yanlış
3

Boş
5

Net
6,00

B Cevap Anahtarı
123456789012345

BACDDCDDACDABBC

   DDCDbcC AdB 

Öğr. %40

Sınıf %6

Kurum %7

İlçe %9

İl %7

Genel %35

 

Fen

Soru Sayısı
15

Doğru
9

Yanlış
5

Boş
1

Net
7,33

B Cevap Anahtarı
123456789012345

CCAADBADCABBCDC

aCbd BADCAcBCaC

Öğr. %49

Sınıf %21

Kurum %21

İlçe %25

İl %22

Genel %49

 

Sosyal Bil.

Soru Sayısı
10

Doğru
7

Yanlış
3

Boş
0

Net
6,00

B Cevap Anahtarı
123456789012345

CBCDBCDACB

CBCDaCacCB

Öğr. %60

Sınıf %26

Kurum %19

İlçe %20

İl %18

Genel %59

 

Din K.ve A.B.

Soru Sayısı
10

Doğru
6

Yanlış
3

Boş
1

Net
5,00

B Cevap Anahtarı
123456789012345

DAABCBCCAD

DAAcdB CcD

Öğr. %50

Sınıf %13

Kurum %12

İlçe %13

İl %11

Genel %73

 

İngilizce

Soru Sayısı
10

Doğru
4

Yanlış
2

Boş
4

Net
3,33

B Cevap Anahtarı
123456789012345

DBCBAACBCA

DBdB  d  A

Öğr. %33

Sınıf %8

Kurum %4

İlçe %6

İl %5

Genel %48

 

SORU ANALİZİ

Türkçe DC ÖC ?

1 Metnin  içeriğini  yorumlar C C +
2 Metinle  ilgili  soruları  cevaplar B C -
3 Deyim  ve  atasözlerinin  metne  katkısını  belirler A A +
4 Deyim  ve  atasözlerinin  metne  katkısını  belirler. B B +
5 Yazdıklarını  düzenler. A A +
6 Noktalama  işaretlerine  dikkat  ederek  sesli  ve  sessiz  okur. D D +
7 Görsellerle  ilgili  soruları  cevaplar. B B +
8 Grafik,  tablo  ve  çizelgeyle  sunulan  bilgileri  yorumlar. C A -
9 Grafik,  tablo  ve  çizelgeyle  sunulan  bilgileri  yorumlar. D D +
10 Grafik,  tablo  ve  çizelgeyle  sunulan  bilgileri  yorumlar. C A -

Matematik DC ÖC ?

1 Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar.B  b
2 Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. A  b
3 Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar.C  b
4 2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10’a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. D D +
5 Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. D D +
6 Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar.C C +
7 Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar.D D +
8 Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar D B -
9 Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. A C -
10 Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. C C +

Fen DC ÖC ?

1 Ay tutulması esnasında Ay’ın hangi evrede olduğuna değinilir C A -
2 Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. C C +
3 Gezegenlerin Güneş’e olan uzaklık sıralamasına değinilir. A B -
4 Kas çeşitlerinin çalışma prensipleri (istemli - istemsiz) ve yorulma durumlarıA D -
5 Gezegenlerin temel özelliklerine (karasal, gazsal, iç gezegen, dış gezegen) değinilirD  b
6 Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. B B +
7 Kemiklerin yapısına girilmeksizin kemik çeşitleri kısa, uzun ve yassı olarak verilir.A A +
8 Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. D D +
9 Gezegenlerin Güneş’e olan uzaklık sıralamasına değinilir. C C +
10 Meteor, gök taşı, asteroit kavramlarına değinilir. A A +

Sosyal Bil. DC ÖC ?

1 Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.C C +
2 Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini
savunur.B B +
3 .Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgularC C +
4 Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.D D +
5 Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır.B A -
6 . Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. C C +
7 Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.D A -
8 . Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz
ederA C -
9 . Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. C C +
10 Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır.B B +

Din K.ve A.B. DC ÖC ?

1 6.1.1. Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar D D +
2 6.1.1. Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar A A +
3 6.1.2. Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar A A +
4 6.1.2. Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar B C -
5 6.1.3. Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder C D -
6 6.1.3. Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder B B +
7 6.1.2. Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar C  b
8 6.1.4. Vahyin gönderiliş amacını araştırır C C +
9 6.1.1. Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar A C -
10 6.1.2. Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar D D +

İngilizce DC ÖC ?

1 Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions.D D +
2 Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions.B B +
3 Students will be able to tell the time and dates. C D -
4 Students will be able to talk about repeated actions. B B +
5 Students will be able to recognize expressions related to repeated actions.A  b
6 Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions.A  b
7 Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions.C D -
8 Students will be able to express their opinions about the food they like and don’t like.B  b
9 Students will be able to identify the names of different food in an oral text.C  b



6. SINIF 1.DENEME

ŞIRNAK / ŞIRNAK MERKEZ
Atatürk Ortaokulu

107 - HAVİN SUNAR
6A

141,759

75 25 49 1 12

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Başarı %

ŞUBE KURUM İLÇE İL GENEL

Sıra: 11
Katılım: 16

Ortalama: 10,13

Sıra: 38
Katılım: 64

Ortalama: 9,11

Sıra: 227
Katılım: 420

Ortalama: 10,73

Sıra: 278
Katılım: 574

Ortalama: 9,11

Sıra: 44934
Katılım: 47344

Ortalama: 36,09

Türkçe

Soru Sayısı
15

Doğru
4

Yanlış
11

Boş
0

Net
0,33

B Cevap Anahtarı
123456789012345

CBABADBCDCDCABD

acABcDdCbaadcac

Öğr. %2

Sınıf %9

Kurum %10

İlçe %13

İl %11

Genel %38

 

Matematik

Soru Sayısı
15

Doğru
5

Yanlış
10

Boş
0

Net
1,67

B Cevap Anahtarı
123456789012345

BACDDCDDACDABBC

abCbDCabbCbAccd

Öğr. %11

Sınıf %6

Kurum %7

İlçe %9

İl %7

Genel %35

 

Fen

Soru Sayısı
15

Doğru
5

Yanlış
9

Boş
1

Net
2,00

B Cevap Anahtarı
123456789012345

CCAADBADCABBCDC

bCcd BbcdAcBbaC

Öğr. %13

Sınıf %21

Kurum %21

İlçe %25

İl %22

Genel %49

 

Sosyal Bil.

Soru Sayısı
10

Doğru
3

Yanlış
7

Boş
0

Net
0,67

B Cevap Anahtarı
123456789012345

CBCDBCDACB

acacBCcbCc

Öğr. %7

Sınıf %26

Kurum %19

İlçe %20

İl %18

Genel %59

 

Din K.ve A.B.

Soru Sayısı
10

Doğru
4

Yanlış
6

Boş
0

Net
2,00

B Cevap Anahtarı
123456789012345

DAABCBCCAD

DbAabcCdAb

Öğr. %20

Sınıf %13

Kurum %12

İlçe %13

İl %11

Genel %73

 

İngilizce

Soru Sayısı
10

Doğru
4

Yanlış
6

Boş
0

Net
2,00

B Cevap Anahtarı
123456789012345

DBCBAACBCA

cBdBdAdBbd

Öğr. %20

Sınıf %8

Kurum %4

İlçe %6

İl %5

Genel %48

 

SORU ANALİZİ

Türkçe DC ÖC ?

1 Metnin  içeriğini  yorumlar C A -
2 Metinle  ilgili  soruları  cevaplar B C -
3 Deyim  ve  atasözlerinin  metne  katkısını  belirler A A +
4 Deyim  ve  atasözlerinin  metne  katkısını  belirler. B B +
5 Yazdıklarını  düzenler. A C -
6 Noktalama  işaretlerine  dikkat  ederek  sesli  ve  sessiz  okur. D D +
7 Görsellerle  ilgili  soruları  cevaplar. B D -
8 Grafik,  tablo  ve  çizelgeyle  sunulan  bilgileri  yorumlar. C C +
9 Grafik,  tablo  ve  çizelgeyle  sunulan  bilgileri  yorumlar. D B -
10 Grafik,  tablo  ve  çizelgeyle  sunulan  bilgileri  yorumlar. C A -

Matematik DC ÖC ?

1 Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar.B A -
2 Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. A B -
3 Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar.C C +
4 2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10’a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. D B -
5 Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. D D +
6 Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar.C C +
7 Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar.D A -
8 Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar D B -
9 Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. A B -
10 Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. C C +

Fen DC ÖC ?

1 Ay tutulması esnasında Ay’ın hangi evrede olduğuna değinilir C B -
2 Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. C C +
3 Gezegenlerin Güneş’e olan uzaklık sıralamasına değinilir. A C -
4 Kas çeşitlerinin çalışma prensipleri (istemli - istemsiz) ve yorulma durumlarıA D -
5 Gezegenlerin temel özelliklerine (karasal, gazsal, iç gezegen, dış gezegen) değinilirD  b
6 Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. B B +
7 Kemiklerin yapısına girilmeksizin kemik çeşitleri kısa, uzun ve yassı olarak verilir.A B -
8 Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. D C -
9 Gezegenlerin Güneş’e olan uzaklık sıralamasına değinilir. C D -
10 Meteor, gök taşı, asteroit kavramlarına değinilir. A A +

Sosyal Bil. DC ÖC ?

1 Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.C A -
2 Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini
savunur.B C -
3 .Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgularC A -
4 Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.D C -
5 Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır.B B +
6 . Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. C C +
7 Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.D C -
8 . Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz
ederA B -
9 . Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. C C +
10 Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır.B C -

Din K.ve A.B. DC ÖC ?

1 6.1.1. Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar D D +
2 6.1.1. Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar A B -
3 6.1.2. Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar A A +
4 6.1.2. Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar B A -
5 6.1.3. Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder C B -
6 6.1.3. Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder B C -
7 6.1.2. Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar C C +
8 6.1.4. Vahyin gönderiliş amacını araştırır C D -
9 6.1.1. Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar A A +
10 6.1.2. Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar D B -

İngilizce DC ÖC ?

1 Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions.D C -
2 Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions.B B +
3 Students will be able to tell the time and dates. C D -
4 Students will be able to talk about repeated actions. B B +
5 Students will be able to recognize expressions related to repeated actions.A D -
6 Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions.A A +
7 Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions.C D -
8 Students will be able to express their opinions about the food they like and don’t like.B B +
9 Students will be able to identify the names of different food in an oral text.C B -



6. SINIF 1.DENEME

ŞIRNAK / ŞIRNAK MERKEZ
Atatürk Ortaokulu

7 - HEVJİN KATAR
6A

141,165

75 22 49 4 8

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Başarı %

ŞUBE KURUM İLÇE İL GENEL

Sıra: 12
Katılım: 16

Ortalama: 10,13

Sıra: 39
Katılım: 64

Ortalama: 9,11

Sıra: 228
Katılım: 420

Ortalama: 10,73

Sıra: 279
Katılım: 574

Ortalama: 9,11

Sıra: 44961
Katılım: 47344

Ortalama: 36,09

Türkçe

Soru Sayısı
15

Doğru
6

Yanlış
8

Boş
1

Net
3,33

A Cevap Anahtarı
123456789012345

BADCBAABDBCDCDC

BdDCdAA bBbaaba

Öğr. %22

Sınıf %9

Kurum %10

İlçe %13

İl %11

Genel %38

 

Matematik

Soru Sayısı
15

Doğru
4

Yanlış
9

Boş
2

Net
1,00

A Cevap Anahtarı
123456789012345

CDBADCADDADCBBC

a  dDbbDDcaCdad

Öğr. %7

Sınıf %6

Kurum %7

İlçe %9

İl %7

Genel %35

 

Fen

Soru Sayısı
15

Doğru
5

Yanlış
10

Boş
0

Net
1,67

A Cevap Anahtarı
123456789012345

AACCDBCAADCDBBC

AdaCaddcdaCDdB*

Öğr. %11

Sınıf %21

Kurum %21

İlçe %25

İl %22

Genel %49

 

Sosyal Bil.

Soru Sayısı
10

Doğru
2

Yanlış
7

Boş
1

Net
-0,33

A Cevap Anahtarı
123456789012345

DCACBDBCCB

bbbCabd bB

Öğr. %-3

Sınıf %26

Kurum %19

İlçe %20

İl %18

Genel %59

 

Din K.ve A.B.

Soru Sayısı
10

Doğru
2

Yanlış
8

Boş
0

Net
-0,67

A Cevap Anahtarı
123456789012345

BACCBCDADA

dcabBabbDd

Öğr. %-7

Sınıf %13

Kurum %12

İlçe %13

İl %11

Genel %73

 

İngilizce

Soru Sayısı
10

Doğru
3

Yanlış
7

Boş
0

Net
0,67

A Cevap Anahtarı
123456789012345

CBACDBABCA

dBbacBAadd

Öğr. %7

Sınıf %8

Kurum %4

İlçe %6

İl %5

Genel %48

 

SORU ANALİZİ

Türkçe DC ÖC ?

1 Deyim  ve  atasözlerinin  metne  katkısını  belirler. B B +
2 Yazdıklarını  düzenler. A D -
3 Noktalama  işaretlerine  dikkat  ederek  sesli  ve  sessiz  okur. D D +
4 Metnin  içeriğini  yorumlar C C +
5 Metinle  ilgili  soruları  cevaplar B D -
6 Deyim  ve  atasözlerinin  metne  katkısını  belirler A A +
7 Bağlamdan  yararlanarak  bilmediği  kelime  ve  kelime  gruplarının  anlamını  tahmin eder.A A +
8 Metnin  ana  fikrini/ana  duygusunu  belirler. B  b
9 Metinle  ilgili  soruları  cevaplar D B -
10 Görsellerle  ilgili  soruları  cevaplar. B B +

Matematik DC ÖC ?

1 Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar.C A -
2 2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10’a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. D  b
3 Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar.B  b
4 Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. A D -
5 Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar D D +
6 Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. C B -
7 Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar.A B -
8 Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. D D +
9 Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar D D +
10 Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. A C -

Fen DC ÖC ?

1 Gezegenlerin Güneş’e olan uzaklık sıralamasına değinilir. A A +
2 Kas çeşitlerinin çalışma prensipleri (istemli - istemsiz) ve yorulma durumlarıA D -
3 Ay tutulması esnasında Ay’ın hangi evrede olduğuna değinilir C A -
4 Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. C C +
5 Gezegenlerin temel özelliklerine (karasal, gazsal, iç gezegen, dış gezegen) değinilirD A -
6 Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. B D -
7 Gezegenlerin Güneş’e olan uzaklık sıralamasına değinilir. C D -
8 Meteor, gök taşı, asteroit kavramlarına değinilir. A C -
9 Kemiklerin yapısına girilmeksizin kemik çeşitleri kısa, uzun ve yassı olarak verilir.A D -
10 Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. D A -

Sosyal Bil. DC ÖC ?

1 Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.D B -
2 .Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgularC B -
3 . Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz
ederA B -
4 . Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. C C +
5 Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır.B A -
6 Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.D B -
7 Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır.B D -
8 . Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. C  b
9 Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.C B -
10 Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini
savunur.B B +

Din K.ve A.B. DC ÖC ?

1 6.1.2. Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar B D -
2 6.1.2. Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar A C -
3 6.1.3. Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder C A -
4 6.1.2. Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar C B -
5 6.1.3. Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder B B +
6 6.1.4. Vahyin gönderiliş amacını araştırır C A -
7 6.1.2. Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar D B -
8 6.1.1. Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar A B -
9 6.1.1. Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar D D +
10 6.1.1. Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar A D -

İngilizce DC ÖC ?

1 Students will be able to tell the time and dates. C D -
2 Students will be able to talk about repeated actions. B B +
3 Students will be able to recognize expressions related to repeated actions.A B -
4 Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions.C A -
5 Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions.D C -
6 Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions.B B +
7 Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions.A A +
8 Students will be able to express their opinions about the food they like and don’t like.B A -
9 Students will be able to identify the names of different food in an oral text.C D -



6. SINIF 1.DENEME

ŞIRNAK / ŞIRNAK MERKEZ
Atatürk Ortaokulu

459 - KADİR ŞAT
6A

84,066

75 20 55 0 2

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Başarı %

ŞUBE KURUM İLÇE İL GENEL

Sıra: 14
Katılım: 16

Ortalama: 10,13

Sıra: 57
Katılım: 64

Ortalama: 9,11

Sıra: 388
Katılım: 420

Ortalama: 10,73

Sıra: 510
Katılım: 574

Ortalama: 9,11

Sıra: 46868
Katılım: 47344

Ortalama: 36,09

Türkçe

Soru Sayısı
15

Doğru
2

Yanlış
13

Boş
0

Net
-2,33

A Cevap Anahtarı
123456789012345

BADCBAABDBCDCDC

ababaAdBbababab

Öğr. %-16

Sınıf %9

Kurum %10

İlçe %13

İl %11

Genel %38

 

Matematik

Soru Sayısı
15

Doğru
3

Yanlış
12

Boş
0

Net
-1,00

A Cevap Anahtarı
123456789012345

CDBADCADDADCBBC

CaBdcbdccbcdBca

Öğr. %-7

Sınıf %6

Kurum %7

İlçe %9

İl %7

Genel %35

 

Fen

Soru Sayısı
15

Doğru
3

Yanlış
12

Boş
0

Net
-1,00

A Cevap Anahtarı
123456789012345

AACCDBCAADCDBBC

cdbCbddcdaacBBa

Öğr. %-7

Sınıf %21

Kurum %21

İlçe %25

İl %22

Genel %49

 

Sosyal Bil.

Soru Sayısı
10

Doğru
4

Yanlış
6

Boş
0

Net
2,00

A Cevap Anahtarı
123456789012345

DCACBDBCCB

DadCBDcbac

Öğr. %20

Sınıf %26

Kurum %19

İlçe %20

İl %18

Genel %59

 

Din K.ve A.B.

Soru Sayısı
10

Doğru
4

Yanlış
6

Boş
0

Net
2,00

A Cevap Anahtarı
123456789012345

BACCBCDADA

BcdbdaDAcA

Öğr. %20

Sınıf %13

Kurum %12

İlçe %13

İl %11

Genel %73

 

İngilizce

Soru Sayısı
10

Doğru
4

Yanlış
6

Boş
0

Net
2,00

A Cevap Anahtarı
123456789012345

CBACDBABCA

bBdCDacBbd

Öğr. %20

Sınıf %8

Kurum %4

İlçe %6

İl %5

Genel %48

 

SORU ANALİZİ

Türkçe DC ÖC ?

1 Deyim  ve  atasözlerinin  metne  katkısını  belirler. B A -
2 Yazdıklarını  düzenler. A B -
3 Noktalama  işaretlerine  dikkat  ederek  sesli  ve  sessiz  okur. D A -
4 Metnin  içeriğini  yorumlar C B -
5 Metinle  ilgili  soruları  cevaplar B A -
6 Deyim  ve  atasözlerinin  metne  katkısını  belirler A A +
7 Bağlamdan  yararlanarak  bilmediği  kelime  ve  kelime  gruplarının  anlamını  tahmin eder.A D -
8 Metnin  ana  fikrini/ana  duygusunu  belirler. B B +
9 Metinle  ilgili  soruları  cevaplar D B -
10 Görsellerle  ilgili  soruları  cevaplar. B A -

Matematik DC ÖC ?

1 Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar.C C +
2 2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10’a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. D A -
3 Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar.B B +
4 Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. A D -
5 Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar D C -
6 Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. C B -
7 Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar.A D -
8 Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. D C -
9 Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar D C -
10 Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. A B -

Fen DC ÖC ?

1 Gezegenlerin Güneş’e olan uzaklık sıralamasına değinilir. A C -
2 Kas çeşitlerinin çalışma prensipleri (istemli - istemsiz) ve yorulma durumlarıA D -
3 Ay tutulması esnasında Ay’ın hangi evrede olduğuna değinilir C B -
4 Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. C C +
5 Gezegenlerin temel özelliklerine (karasal, gazsal, iç gezegen, dış gezegen) değinilirD B -
6 Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. B D -
7 Gezegenlerin Güneş’e olan uzaklık sıralamasına değinilir. C D -
8 Meteor, gök taşı, asteroit kavramlarına değinilir. A C -
9 Kemiklerin yapısına girilmeksizin kemik çeşitleri kısa, uzun ve yassı olarak verilir.A D -
10 Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. D A -

Sosyal Bil. DC ÖC ?

1 Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.D D +
2 .Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgularC A -
3 . Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz
ederA D -
4 . Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. C C +
5 Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır.B B +
6 Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.D D +
7 Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır.B C -
8 . Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. C B -
9 Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.C A -
10 Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini
savunur.B C -

Din K.ve A.B. DC ÖC ?

1 6.1.2. Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar B B +
2 6.1.2. Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar A C -
3 6.1.3. Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder C D -
4 6.1.2. Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar C B -
5 6.1.3. Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder B D -
6 6.1.4. Vahyin gönderiliş amacını araştırır C A -
7 6.1.2. Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar D D +
8 6.1.1. Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar A A +
9 6.1.1. Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar D C -
10 6.1.1. Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar A A +

İngilizce DC ÖC ?

1 Students will be able to tell the time and dates. C B -
2 Students will be able to talk about repeated actions. B B +
3 Students will be able to recognize expressions related to repeated actions.A D -
4 Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions.C C +
5 Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions.D D +
6 Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions.B A -
7 Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions.A C -
8 Students will be able to express their opinions about the food they like and don’t like.B B +
9 Students will be able to identify the names of different food in an oral text.C B -



6. SINIF 1.DENEME

ŞIRNAK / ŞIRNAK MERKEZ
Atatürk Ortaokulu

128 - MUSAB KATAR
6A

147,342

75 27 40 8 18

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Başarı %

ŞUBE KURUM İLÇE İL GENEL

Sıra: 8
Katılım: 16

Ortalama: 10,13

Sıra: 31
Katılım: 64

Ortalama: 9,11

Sıra: 209
Katılım: 420

Ortalama: 10,73

Sıra: 252
Katılım: 574

Ortalama: 9,11

Sıra: 44724
Katılım: 47344

Ortalama: 36,09

Türkçe

Soru Sayısı
15

Doğru
4

Yanlış
9

Boş
2

Net
1,00

A Cevap Anahtarı
123456789012345

BADCBAABDBCDCDC

cbD dAcdaaCab C

Öğr. %7

Sınıf %9

Kurum %10

İlçe %13

İl %11

Genel %38

 

Matematik

Soru Sayısı
15

Doğru
2

Yanlış
11

Boş
2

Net
-1,67

A Cevap Anahtarı
123456789012345

CDBADCADDADCBBC

bbcd bdb dDCcaa

Öğr. %-11

Sınıf %6

Kurum %7

İlçe %9

İl %7

Genel %35

 

Fen

Soru Sayısı
15

Doğru
7

Yanlış
7

Boş
1

Net
4,67

A Cevap Anahtarı
123456789012345

AACCDBCAADCDBBC

 ACCDadAbbCacBb

Öğr. %31

Sınıf %21

Kurum %21

İlçe %25

İl %22

Genel %49

 

Sosyal Bil.

Soru Sayısı
10

Doğru
7

Yanlış
2

Boş
1

Net
6,33

A Cevap Anahtarı
123456789012345

DCACBDBCCB

 CcCBDBCaB

Öğr. %63

Sınıf %26

Kurum %19

İlçe %20

İl %18

Genel %59

 

Din K.ve A.B.

Soru Sayısı
10

Doğru
5

Yanlış
4

Boş
1

Net
3,67

A Cevap Anahtarı
123456789012345

BACCBCDADA

aAdC dcADA

Öğr. %37

Sınıf %13

Kurum %12

İlçe %13

İl %11

Genel %73

 

İngilizce

Soru Sayısı
10

Doğru
2

Yanlış
7

Boş
1

Net
-0,33

A Cevap Anahtarı
123456789012345

CBACDBABCA

bc dDdAdbc

Öğr. %-3

Sınıf %8

Kurum %4

İlçe %6

İl %5

Genel %48

 

SORU ANALİZİ

Türkçe DC ÖC ?

1 Deyim  ve  atasözlerinin  metne  katkısını  belirler. B C -
2 Yazdıklarını  düzenler. A B -
3 Noktalama  işaretlerine  dikkat  ederek  sesli  ve  sessiz  okur. D D +
4 Metnin  içeriğini  yorumlar C  b
5 Metinle  ilgili  soruları  cevaplar B D -
6 Deyim  ve  atasözlerinin  metne  katkısını  belirler A A +
7 Bağlamdan  yararlanarak  bilmediği  kelime  ve  kelime  gruplarının  anlamını  tahmin eder.A C -
8 Metnin  ana  fikrini/ana  duygusunu  belirler. B D -
9 Metinle  ilgili  soruları  cevaplar D A -
10 Görsellerle  ilgili  soruları  cevaplar. B A -

Matematik DC ÖC ?

1 Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar.C B -
2 2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10’a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. D B -
3 Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar.B C -
4 Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. A D -
5 Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar D  b
6 Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. C B -
7 Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar.A D -
8 Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. D B -
9 Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar D  b
10 Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. A D -

Fen DC ÖC ?

1 Gezegenlerin Güneş’e olan uzaklık sıralamasına değinilir. A  b
2 Kas çeşitlerinin çalışma prensipleri (istemli - istemsiz) ve yorulma durumlarıA A +
3 Ay tutulması esnasında Ay’ın hangi evrede olduğuna değinilir C C +
4 Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. C C +
5 Gezegenlerin temel özelliklerine (karasal, gazsal, iç gezegen, dış gezegen) değinilirD D +
6 Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. B A -
7 Gezegenlerin Güneş’e olan uzaklık sıralamasına değinilir. C D -
8 Meteor, gök taşı, asteroit kavramlarına değinilir. A A +
9 Kemiklerin yapısına girilmeksizin kemik çeşitleri kısa, uzun ve yassı olarak verilir.A B -
10 Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. D B -

Sosyal Bil. DC ÖC ?

1 Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.D  b
2 .Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgularC C +
3 . Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz
ederA C -
4 . Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. C C +
5 Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır.B B +
6 Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.D D +
7 Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır.B B +
8 . Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. C C +
9 Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.C A -
10 Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini
savunur.B B +

Din K.ve A.B. DC ÖC ?

1 6.1.2. Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar B A -
2 6.1.2. Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar A A +
3 6.1.3. Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder C D -
4 6.1.2. Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar C C +
5 6.1.3. Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder B  b
6 6.1.4. Vahyin gönderiliş amacını araştırır C D -
7 6.1.2. Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar D C -
8 6.1.1. Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar A A +
9 6.1.1. Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar D D +
10 6.1.1. Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar A A +

İngilizce DC ÖC ?

1 Students will be able to tell the time and dates. C B -
2 Students will be able to talk about repeated actions. B C -
3 Students will be able to recognize expressions related to repeated actions.A  b
4 Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions.C D -
5 Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions.D D +
6 Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions.B D -
7 Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions.A A +
8 Students will be able to express their opinions about the food they like and don’t like.B D -
9 Students will be able to identify the names of different food in an oral text.C B -



6. SINIF 1.DENEME

ŞIRNAK / ŞIRNAK MERKEZ
Atatürk Ortaokulu

60 - ÖZLEM ORAL
6A

144,496

75 22 45 8 9

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Başarı %

ŞUBE KURUM İLÇE İL GENEL

Sıra: 9
Katılım: 16

Ortalama: 10,13

Sıra: 33
Katılım: 64

Ortalama: 9,11

Sıra: 216
Katılım: 420

Ortalama: 10,73

Sıra: 262
Katılım: 574

Ortalama: 9,11

Sıra: 44822
Katılım: 47344

Ortalama: 36,09

Türkçe

Soru Sayısı
15

Doğru
4

Yanlış
8

Boş
3

Net
1,33

B Cevap Anahtarı
123456789012345

CBABADBCDCDCABD

 dAdA  CbbbbcaD

Öğr. %9

Sınıf %9

Kurum %10

İlçe %13

İl %11

Genel %38

 

Matematik

Soru Sayısı
15

Doğru
5

Yanlış
8

Boş
2

Net
2,33

B Cevap Anahtarı
123456789012345

BACDDCDDACDABBC

dAac CDbbbDdB b

Öğr. %16

Sınıf %6

Kurum %7

İlçe %9

İl %7

Genel %35

 

Fen

Soru Sayısı
15

Doğru
5

Yanlış
10

Boş
0

Net
1,67

B Cevap Anahtarı
123456789012345

CCAADBADCABBCDC

aaAAcBdcadBdCca

Öğr. %11

Sınıf %21

Kurum %21

İlçe %25

İl %22

Genel %49

 

Sosyal Bil.

Soru Sayısı
10

Doğru
4

Yanlış
5

Boş
1

Net
2,33

B Cevap Anahtarı
123456789012345

CBCDBCDACB

aBC aCbdbB

Öğr. %23

Sınıf %26

Kurum %19

İlçe %20

İl %18

Genel %59

 

Din K.ve A.B.

Soru Sayısı
10

Doğru
1

Yanlış
8

Boş
1

Net
-1,67

B Cevap Anahtarı
123456789012345

DAABCBCCAD

cbccdd Cda

Öğr. %-17

Sınıf %13

Kurum %12

İlçe %13

İl %11

Genel %73

 

İngilizce

Soru Sayısı
10

Doğru
3

Yanlış
6

Boş
1

Net
1,00

B Cevap Anahtarı
123456789012345

DBCBAACBCA

aab cAbdCA

Öğr. %10

Sınıf %8

Kurum %4

İlçe %6

İl %5

Genel %48

 

SORU ANALİZİ

Türkçe DC ÖC ?

1 Metnin  içeriğini  yorumlar C  b
2 Metinle  ilgili  soruları  cevaplar B D -
3 Deyim  ve  atasözlerinin  metne  katkısını  belirler A A +
4 Deyim  ve  atasözlerinin  metne  katkısını  belirler. B D -
5 Yazdıklarını  düzenler. A A +
6 Noktalama  işaretlerine  dikkat  ederek  sesli  ve  sessiz  okur. D  b
7 Görsellerle  ilgili  soruları  cevaplar. B  b
8 Grafik,  tablo  ve  çizelgeyle  sunulan  bilgileri  yorumlar. C C +
9 Grafik,  tablo  ve  çizelgeyle  sunulan  bilgileri  yorumlar. D B -
10 Grafik,  tablo  ve  çizelgeyle  sunulan  bilgileri  yorumlar. C B -

Matematik DC ÖC ?

1 Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar.B D -
2 Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. A A +
3 Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar.C A -
4 2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10’a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. D C -
5 Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. D  b
6 Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar.C C +
7 Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar.D D +
8 Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar D B -
9 Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. A B -
10 Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. C B -

Fen DC ÖC ?

1 Ay tutulması esnasında Ay’ın hangi evrede olduğuna değinilir C A -
2 Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. C A -
3 Gezegenlerin Güneş’e olan uzaklık sıralamasına değinilir. A A +
4 Kas çeşitlerinin çalışma prensipleri (istemli - istemsiz) ve yorulma durumlarıA A +
5 Gezegenlerin temel özelliklerine (karasal, gazsal, iç gezegen, dış gezegen) değinilirD C -
6 Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. B B +
7 Kemiklerin yapısına girilmeksizin kemik çeşitleri kısa, uzun ve yassı olarak verilir.A D -
8 Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. D C -
9 Gezegenlerin Güneş’e olan uzaklık sıralamasına değinilir. C A -
10 Meteor, gök taşı, asteroit kavramlarına değinilir. A D -

Sosyal Bil. DC ÖC ?

1 Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.C A -
2 Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini
savunur.B B +
3 .Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgularC C +
4 Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.D  b
5 Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır.B A -
6 . Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. C C +
7 Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.D B -
8 . Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz
ederA D -
9 . Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. C B -
10 Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır.B B +

Din K.ve A.B. DC ÖC ?

1 6.1.1. Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar D C -
2 6.1.1. Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar A B -
3 6.1.2. Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar A C -
4 6.1.2. Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar B C -
5 6.1.3. Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder C D -
6 6.1.3. Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder B D -
7 6.1.2. Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar C  b
8 6.1.4. Vahyin gönderiliş amacını araştırır C C +
9 6.1.1. Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar A D -
10 6.1.2. Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar D A -

İngilizce DC ÖC ?

1 Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions.D A -
2 Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions.B A -
3 Students will be able to tell the time and dates. C B -
4 Students will be able to talk about repeated actions. B  b
5 Students will be able to recognize expressions related to repeated actions.A C -
6 Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions.A A +
7 Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions.C B -
8 Students will be able to express their opinions about the food they like and don’t like.B D -
9 Students will be able to identify the names of different food in an oral text.C C +



6. SINIF 1.DENEME

ŞIRNAK / ŞIRNAK MERKEZ
Atatürk Ortaokulu

139 - RAMAZAN CANER
6A

149,380

75 26 33 16 20

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Başarı %

ŞUBE KURUM İLÇE İL GENEL

Sıra: 6
Katılım: 16

Ortalama: 10,13

Sıra: 29
Katılım: 64

Ortalama: 9,11

Sıra: 203
Katılım: 420

Ortalama: 10,73

Sıra: 243
Katılım: 574

Ortalama: 9,11

Sıra: 44642
Katılım: 47344

Ortalama: 36,09

Türkçe

Soru Sayısı
15

Doğru
6

Yanlış
6

Boş
3

Net
4,00

A Cevap Anahtarı
123456789012345

BADCBAABDBCDCDC

BcDCabAaD  c cC

Öğr. %27

Sınıf %9

Kurum %10

İlçe %13

İl %11

Genel %38

 

Matematik

Soru Sayısı
15

Doğru
2

Yanlış
9

Boş
4

Net
-1,00

A Cevap Anahtarı
123456789012345

CDBADCADDADCBBC

  c  bbabAaCdcd

Öğr. %-7

Sınıf %6

Kurum %7

İlçe %9

İl %7

Genel %35

 

Fen

Soru Sayısı
15

Doğru
4

Yanlış
9

Boş
2

Net
1,00

A Cevap Anahtarı
123456789012345

AACCDBCAADCDBBC

bdCb Bd bcbacBC

Öğr. %7

Sınıf %21

Kurum %21

İlçe %25

İl %22

Genel %49

 

Sosyal Bil.

Soru Sayısı
10

Doğru
7

Yanlış
3

Boş
0

Net
6,00

A Cevap Anahtarı
123456789012345

DCACBDBCCB

cCACBbcCCB

Öğr. %60

Sınıf %26

Kurum %19

İlçe %20

İl %18

Genel %59

 

Din K.ve A.B.

Soru Sayısı
10

Doğru
5

Yanlış
3

Boş
2

Net
4,00

A Cevap Anahtarı
123456789012345

BACCBCDADA

aAd B DdDA

Öğr. %40

Sınıf %13

Kurum %12

İlçe %13

İl %11

Genel %73

 

İngilizce

Soru Sayısı
10

Doğru
2

Yanlış
3

Boş
5

Net
1,00

A Cevap Anahtarı
123456789012345

CBACDBABCA

aB d    bA

Öğr. %10

Sınıf %8

Kurum %4

İlçe %6

İl %5

Genel %48

 

SORU ANALİZİ

Türkçe DC ÖC ?

1 Deyim  ve  atasözlerinin  metne  katkısını  belirler. B B +
2 Yazdıklarını  düzenler. A C -
3 Noktalama  işaretlerine  dikkat  ederek  sesli  ve  sessiz  okur. D D +
4 Metnin  içeriğini  yorumlar C C +
5 Metinle  ilgili  soruları  cevaplar B A -
6 Deyim  ve  atasözlerinin  metne  katkısını  belirler A B -
7 Bağlamdan  yararlanarak  bilmediği  kelime  ve  kelime  gruplarının  anlamını  tahmin eder.A A +
8 Metnin  ana  fikrini/ana  duygusunu  belirler. B A -
9 Metinle  ilgili  soruları  cevaplar D D +
10 Görsellerle  ilgili  soruları  cevaplar. B  b

Matematik DC ÖC ?

1 Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar.C  b
2 2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10’a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. D  b
3 Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar.B C -
4 Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. A  b
5 Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar D  b
6 Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. C B -
7 Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar.A B -
8 Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. D A -
9 Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar D B -
10 Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. A A +

Fen DC ÖC ?

1 Gezegenlerin Güneş’e olan uzaklık sıralamasına değinilir. A B -
2 Kas çeşitlerinin çalışma prensipleri (istemli - istemsiz) ve yorulma durumlarıA D -
3 Ay tutulması esnasında Ay’ın hangi evrede olduğuna değinilir C C +
4 Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. C B -
5 Gezegenlerin temel özelliklerine (karasal, gazsal, iç gezegen, dış gezegen) değinilirD  b
6 Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. B B +
7 Gezegenlerin Güneş’e olan uzaklık sıralamasına değinilir. C D -
8 Meteor, gök taşı, asteroit kavramlarına değinilir. A  b
9 Kemiklerin yapısına girilmeksizin kemik çeşitleri kısa, uzun ve yassı olarak verilir.A B -
10 Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. D C -

Sosyal Bil. DC ÖC ?

1 Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.D C -
2 .Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgularC C +
3 . Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz
ederA A +
4 . Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. C C +
5 Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır.B B +
6 Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.D B -
7 Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır.B C -
8 . Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. C C +
9 Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.C C +
10 Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini
savunur.B B +

Din K.ve A.B. DC ÖC ?

1 6.1.2. Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar B A -
2 6.1.2. Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar A A +
3 6.1.3. Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder C D -
4 6.1.2. Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar C  b
5 6.1.3. Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder B B +
6 6.1.4. Vahyin gönderiliş amacını araştırır C  b
7 6.1.2. Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar D D +
8 6.1.1. Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar A D -
9 6.1.1. Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar D D +
10 6.1.1. Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar A A +

İngilizce DC ÖC ?

1 Students will be able to tell the time and dates. C A -
2 Students will be able to talk about repeated actions. B B +
3 Students will be able to recognize expressions related to repeated actions.A  b
4 Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions.C D -
5 Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions.D  b
6 Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions.B  b
7 Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions.A  b
8 Students will be able to express their opinions about the food they like and don’t like.B  b
9 Students will be able to identify the names of different food in an oral text.C B -



6. SINIF 1.DENEME

ŞIRNAK / ŞIRNAK MERKEZ
Atatürk Ortaokulu

480 - YAPRAK BİLİK
6A

143,112

75 23 52 0 8

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Başarı %

ŞUBE KURUM İLÇE İL GENEL

Sıra: 10
Katılım: 16

Ortalama: 10,13

Sıra: 37
Katılım: 64

Ortalama: 9,11

Sıra: 223
Katılım: 420

Ortalama: 10,73

Sıra: 271
Katılım: 574

Ortalama: 9,11

Sıra: 44882
Katılım: 47344

Ortalama: 36,09

Türkçe

Soru Sayısı
15

Doğru
6

Yanlış
9

Boş
0

Net
3,00

A Cevap Anahtarı
123456789012345

BADCBAABDBCDCDC

BADdcbdaDBCbaab

Öğr. %20

Sınıf %9

Kurum %10

İlçe %13

İl %11

Genel %38

 

Matematik

Soru Sayısı
15

Doğru
4

Yanlış
11

Boş
0

Net
0,33

A Cevap Anahtarı
123456789012345

CDBADCADDADCBBC

aaBAbbbaDbaCccb

Öğr. %2

Sınıf %6

Kurum %7

İlçe %9

İl %7

Genel %35

 

Fen

Soru Sayısı
15

Doğru
6

Yanlış
9

Boş
0

Net
3,00

A Cevap Anahtarı
123456789012345

AACCDBCAADCDBBC

AbabDBdAcDCacaa

Öğr. %20

Sınıf %21

Kurum %21

İlçe %25

İl %22

Genel %49

 

Sosyal Bil.

Soru Sayısı
10

Doğru
3

Yanlış
7

Boş
0

Net
0,67

A Cevap Anahtarı
123456789012345

DCACBDBCCB

cCbCcaabCc

Öğr. %7

Sınıf %26

Kurum %19

İlçe %20

İl %18

Genel %59

 

Din K.ve A.B.

Soru Sayısı
10

Doğru
0

Yanlış
10

Boş
0

Net
-3,33

A Cevap Anahtarı
123456789012345

BACCBCDADA

dbdadbcbac

Öğr. %-33

Sınıf %13

Kurum %12

İlçe %13

İl %11

Genel %73

 

İngilizce

Soru Sayısı
10

Doğru
4

Yanlış
6

Boş
0

Net
2,00

A Cevap Anahtarı
123456789012345

CBACDBABCA

bBdCacccCA

Öğr. %20

Sınıf %8

Kurum %4

İlçe %6

İl %5

Genel %48

 

SORU ANALİZİ

Türkçe DC ÖC ?

1 Deyim  ve  atasözlerinin  metne  katkısını  belirler. B B +
2 Yazdıklarını  düzenler. A A +
3 Noktalama  işaretlerine  dikkat  ederek  sesli  ve  sessiz  okur. D D +
4 Metnin  içeriğini  yorumlar C D -
5 Metinle  ilgili  soruları  cevaplar B C -
6 Deyim  ve  atasözlerinin  metne  katkısını  belirler A B -
7 Bağlamdan  yararlanarak  bilmediği  kelime  ve  kelime  gruplarının  anlamını  tahmin eder.A D -
8 Metnin  ana  fikrini/ana  duygusunu  belirler. B A -
9 Metinle  ilgili  soruları  cevaplar D D +
10 Görsellerle  ilgili  soruları  cevaplar. B B +

Matematik DC ÖC ?

1 Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar.C A -
2 2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10’a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. D A -
3 Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar.B B +
4 Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. A A +
5 Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar D B -
6 Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. C B -
7 Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar.A B -
8 Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. D A -
9 Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar D D +
10 Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. A B -

Fen DC ÖC ?

1 Gezegenlerin Güneş’e olan uzaklık sıralamasına değinilir. A A +
2 Kas çeşitlerinin çalışma prensipleri (istemli - istemsiz) ve yorulma durumlarıA B -
3 Ay tutulması esnasında Ay’ın hangi evrede olduğuna değinilir C A -
4 Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. C B -
5 Gezegenlerin temel özelliklerine (karasal, gazsal, iç gezegen, dış gezegen) değinilirD D +
6 Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. B B +
7 Gezegenlerin Güneş’e olan uzaklık sıralamasına değinilir. C D -
8 Meteor, gök taşı, asteroit kavramlarına değinilir. A A +
9 Kemiklerin yapısına girilmeksizin kemik çeşitleri kısa, uzun ve yassı olarak verilir.A C -
10 Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. D D +

Sosyal Bil. DC ÖC ?

1 Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.D C -
2 .Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgularC C +
3 . Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz
ederA B -
4 . Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. C C +
5 Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır.B C -
6 Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.D A -
7 Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır.B A -
8 . Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. C B -
9 Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.C C +
10 Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini
savunur.B C -

Din K.ve A.B. DC ÖC ?

1 6.1.2. Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar B D -
2 6.1.2. Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar A B -
3 6.1.3. Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder C D -
4 6.1.2. Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar C A -
5 6.1.3. Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder B D -
6 6.1.4. Vahyin gönderiliş amacını araştırır C B -
7 6.1.2. Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar D C -
8 6.1.1. Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar A B -
9 6.1.1. Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar D A -
10 6.1.1. Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar A C -

İngilizce DC ÖC ?

1 Students will be able to tell the time and dates. C B -
2 Students will be able to talk about repeated actions. B B +
3 Students will be able to recognize expressions related to repeated actions.A D -
4 Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions.C C +
5 Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions.D A -
6 Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions.B C -
7 Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions.A C -
8 Students will be able to express their opinions about the food they like and don’t like.B C -
9 Students will be able to identify the names of different food in an oral text.C C +



6. SINIF 1.DENEME

ŞIRNAK / ŞIRNAK MERKEZ
Atatürk Ortaokulu

40 - B A R I Ş B A K A R
6B

92,750

75 17 57 1 -3

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Başarı %

ŞUBE KURUM İLÇE İL GENEL

Sıra: 14
Katılım: 14

Ortalama: 11,57

Sıra: 56
Katılım: 64

Ortalama: 9,11

Sıra: 371
Katılım: 420

Ortalama: 10,73

Sıra: 480
Katılım: 574

Ortalama: 9,11

Sıra: 46653
Katılım: 47344

Ortalama: 36,09

Türkçe

Soru Sayısı
15

Doğru
5

Yanlış
10

Boş
0

Net
1,67

A Cevap Anahtarı
123456789012345

BADCBAABDBCDCDC

dbaCdAAcaBCcbad

Öğr. %11

Sınıf %16

Kurum %10

İlçe %13

İl %11

Genel %38

 

Matematik

Soru Sayısı
15

Doğru
4

Yanlış
11

Boş
0

Net
0,33

A Cevap Anahtarı
123456789012345

CDBADCADDADCBBC

CcabcdADcAbadad

Öğr. %2

Sınıf %7

Kurum %7

İlçe %9

İl %7

Genel %35

 

Fen

Soru Sayısı
15

Doğru
2

Yanlış
13

Boş
0

Net
-2,33

A Cevap Anahtarı
123456789012345

AACCDBCAADCDBBC

cdbaacbcdDacdBb

Öğr. %-16

Sınıf %32

Kurum %21

İlçe %25

İl %22

Genel %49

 

Sosyal Bil.

Soru Sayısı
10

Doğru
2

Yanlış
8

Boş
0

Net
-0,67

A Cevap Anahtarı
123456789012345

DCACBDBCCB

adAbdcBdbd

Öğr. %-7

Sınıf %26

Kurum %19

İlçe %20

İl %18

Genel %59

 

Din K.ve A.B.

Soru Sayısı
10

Doğru
2

Yanlış
7

Boş
1

Net
-0,33

A Cevap Anahtarı
123456789012345

BACCBCDADA

BbadcbadD 

Öğr. %-3

Sınıf %11

Kurum %12

İlçe %13

İl %11

Genel %73

 

İngilizce

Soru Sayısı
10

Doğru
2

Yanlış
8

Boş
0

Net
-0,67

A Cevap Anahtarı
123456789012345

CBACDBABCA

adAbacddCb

Öğr. %-7

Sınıf %-3

Kurum %4

İlçe %6

İl %5

Genel %48

 

SORU ANALİZİ

Türkçe DC ÖC ?

1 Deyim  ve  atasözlerinin  metne  katkısını  belirler. B D -
2 Yazdıklarını  düzenler. A B -
3 Noktalama  işaretlerine  dikkat  ederek  sesli  ve  sessiz  okur. D A -
4 Metnin  içeriğini  yorumlar C C +
5 Metinle  ilgili  soruları  cevaplar B D -
6 Deyim  ve  atasözlerinin  metne  katkısını  belirler A A +
7 Bağlamdan  yararlanarak  bilmediği  kelime  ve  kelime  gruplarının  anlamını  tahmin eder.A A +
8 Metnin  ana  fikrini/ana  duygusunu  belirler. B C -
9 Metinle  ilgili  soruları  cevaplar D A -
10 Görsellerle  ilgili  soruları  cevaplar. B B +

Matematik DC ÖC ?

1 Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar.C C +
2 2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10’a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. D C -
3 Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar.B A -
4 Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. A B -
5 Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar D C -
6 Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. C D -
7 Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar.A A +
8 Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. D D +
9 Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar D C -
10 Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. A A +

Fen DC ÖC ?

1 Gezegenlerin Güneş’e olan uzaklık sıralamasına değinilir. A C -
2 Kas çeşitlerinin çalışma prensipleri (istemli - istemsiz) ve yorulma durumlarıA D -
3 Ay tutulması esnasında Ay’ın hangi evrede olduğuna değinilir C B -
4 Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. C A -
5 Gezegenlerin temel özelliklerine (karasal, gazsal, iç gezegen, dış gezegen) değinilirD A -
6 Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. B C -
7 Gezegenlerin Güneş’e olan uzaklık sıralamasına değinilir. C B -
8 Meteor, gök taşı, asteroit kavramlarına değinilir. A C -
9 Kemiklerin yapısına girilmeksizin kemik çeşitleri kısa, uzun ve yassı olarak verilir.A D -
10 Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. D D +

Sosyal Bil. DC ÖC ?

1 Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.D A -
2 .Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgularC D -
3 . Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz
ederA A +
4 . Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. C B -
5 Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır.B D -
6 Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.D C -
7 Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır.B B +
8 . Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. C D -
9 Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.C B -
10 Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini
savunur.B D -

Din K.ve A.B. DC ÖC ?

1 6.1.2. Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar B B +
2 6.1.2. Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar A B -
3 6.1.3. Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder C A -
4 6.1.2. Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar C D -
5 6.1.3. Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder B C -
6 6.1.4. Vahyin gönderiliş amacını araştırır C B -
7 6.1.2. Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar D A -
8 6.1.1. Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar A D -
9 6.1.1. Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar D D +
10 6.1.1. Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar A  b

İngilizce DC ÖC ?

1 Students will be able to tell the time and dates. C A -
2 Students will be able to talk about repeated actions. B D -
3 Students will be able to recognize expressions related to repeated actions.A A +
4 Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions.C B -
5 Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions.D A -
6 Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions.B C -
7 Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions.A D -
8 Students will be able to express their opinions about the food they like and don’t like.B D -
9 Students will be able to identify the names of different food in an oral text.C C +



6. SINIF 1.DENEME

ŞIRNAK / ŞIRNAK MERKEZ
Atatürk Ortaokulu

391 - BERİTAN ŞAN
6B

155,709

75 26 49 0 13

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Başarı %

ŞUBE KURUM İLÇE İL GENEL

Sıra: 8
Katılım: 14

Ortalama: 11,57

Sıra: 24
Katılım: 64

Ortalama: 9,11

Sıra: 183
Katılım: 420

Ortalama: 10,73

Sıra: 218
Katılım: 574

Ortalama: 9,11

Sıra: 40715
Katılım: 47344

Ortalama: 36,09

Türkçe

Soru Sayısı
15

Doğru
4

Yanlış
11

Boş
0

Net
0,33

B Cevap Anahtarı
123456789012345

CBABADBCDCDCABD

bacdAbcCDabadcD

Öğr. %2

Sınıf %16

Kurum %10

İlçe %13

İl %11

Genel %38

 

Matematik

Soru Sayısı
15

Doğru
5

Yanlış
10

Boş
0

Net
1,67

B Cevap Anahtarı
123456789012345

BACDDCDDACDABBC

BdacDCccbaDAadb

Öğr. %11

Sınıf %7

Kurum %7

İlçe %9

İl %7

Genel %35

 

Fen

Soru Sayısı
15

Doğru
7

Yanlış
8

Boş
0

Net
4,33

B Cevap Anahtarı
123456789012345

CCAADBADCABBCDC

CdAbbcAcbAcBCaC

Öğr. %29

Sınıf %32

Kurum %21

İlçe %25

İl %22

Genel %49

 

Sosyal Bil.

Soru Sayısı
10

Doğru
4

Yanlış
6

Boş
0

Net
2,00

B Cevap Anahtarı
123456789012345

CBCDBCDACB

CadbaCDcCc

Öğr. %20

Sınıf %26

Kurum %19

İlçe %20

İl %18

Genel %59

 

Din K.ve A.B.

Soru Sayısı
10

Doğru
2

Yanlış
8

Boş
0

Net
-0,67

B Cevap Anahtarı
123456789012345

DAABCBCCAD

abccdBadbD

Öğr. %-7

Sınıf %11

Kurum %12

İlçe %13

İl %11

Genel %73

 

İngilizce

Soru Sayısı
10

Doğru
4

Yanlış
6

Boş
0

Net
2,00

B Cevap Anahtarı
123456789012345

DBCBAACBCA

DcCBAbacbd

Öğr. %20

Sınıf %-3

Kurum %4

İlçe %6

İl %5

Genel %48

 

SORU ANALİZİ

Türkçe DC ÖC ?

1 Metnin  içeriğini  yorumlar C B -
2 Metinle  ilgili  soruları  cevaplar B A -
3 Deyim  ve  atasözlerinin  metne  katkısını  belirler A C -
4 Deyim  ve  atasözlerinin  metne  katkısını  belirler. B D -
5 Yazdıklarını  düzenler. A A +
6 Noktalama  işaretlerine  dikkat  ederek  sesli  ve  sessiz  okur. D B -
7 Görsellerle  ilgili  soruları  cevaplar. B C -
8 Grafik,  tablo  ve  çizelgeyle  sunulan  bilgileri  yorumlar. C C +
9 Grafik,  tablo  ve  çizelgeyle  sunulan  bilgileri  yorumlar. D D +
10 Grafik,  tablo  ve  çizelgeyle  sunulan  bilgileri  yorumlar. C A -

Matematik DC ÖC ?

1 Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar.B B +
2 Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. A D -
3 Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar.C A -
4 2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10’a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. D C -
5 Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. D D +
6 Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar.C C +
7 Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar.D C -
8 Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar D C -
9 Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. A B -
10 Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. C A -

Fen DC ÖC ?

1 Ay tutulması esnasında Ay’ın hangi evrede olduğuna değinilir C C +
2 Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. C D -
3 Gezegenlerin Güneş’e olan uzaklık sıralamasına değinilir. A A +
4 Kas çeşitlerinin çalışma prensipleri (istemli - istemsiz) ve yorulma durumlarıA B -
5 Gezegenlerin temel özelliklerine (karasal, gazsal, iç gezegen, dış gezegen) değinilirD B -
6 Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. B C -
7 Kemiklerin yapısına girilmeksizin kemik çeşitleri kısa, uzun ve yassı olarak verilir.A A +
8 Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. D C -
9 Gezegenlerin Güneş’e olan uzaklık sıralamasına değinilir. C B -
10 Meteor, gök taşı, asteroit kavramlarına değinilir. A A +

Sosyal Bil. DC ÖC ?

1 Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.C C +
2 Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini
savunur.B A -
3 .Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgularC D -
4 Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.D B -
5 Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır.B A -
6 . Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. C C +
7 Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.D D +
8 . Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz
ederA C -
9 . Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. C C +
10 Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır.B C -

Din K.ve A.B. DC ÖC ?

1 6.1.1. Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar D A -
2 6.1.1. Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar A B -
3 6.1.2. Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar A C -
4 6.1.2. Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar B C -
5 6.1.3. Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder C D -
6 6.1.3. Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder B B +
7 6.1.2. Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar C A -
8 6.1.4. Vahyin gönderiliş amacını araştırır C D -
9 6.1.1. Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar A B -
10 6.1.2. Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar D D +

İngilizce DC ÖC ?

1 Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions.D D +
2 Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions.B C -
3 Students will be able to tell the time and dates. C C +
4 Students will be able to talk about repeated actions. B B +
5 Students will be able to recognize expressions related to repeated actions.A A +
6 Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions.A B -
7 Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions.C A -
8 Students will be able to express their opinions about the food they like and don’t like.B C -
9 Students will be able to identify the names of different food in an oral text.C B -



6. SINIF 1.DENEME

ŞIRNAK / ŞIRNAK MERKEZ
Atatürk Ortaokulu

196 - BURAK DAYAN
6B

199,351

75 27 31 17 22

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Başarı %

ŞUBE KURUM İLÇE İL GENEL

Sıra: 3
Katılım: 14

Ortalama: 11,57

Sıra: 10
Katılım: 64

Ortalama: 9,11

Sıra: 97
Katılım: 420

Ortalama: 10,73

Sıra: 114
Katılım: 574

Ortalama: 9,11

Sıra: 35259
Katılım: 47344

Ortalama: 36,09

Türkçe

Soru Sayısı
15

Doğru
5

Yanlış
8

Boş
2

Net
2,33

A Cevap Anahtarı
123456789012345

BADCBAABDBCDCDC

aAcb AccDdCad C

Öğr. %16

Sınıf %16

Kurum %10

İlçe %13

İl %11

Genel %38

 

Matematik

Soru Sayısı
15

Doğru
5

Yanlış
7

Boş
3

Net
2,67

A Cevap Anahtarı
123456789012345

CDBADCADDADCBBC

 Da aaAbD bCaaC

Öğr. %18

Sınıf %7

Kurum %7

İlçe %9

İl %7

Genel %35

 

Fen

Soru Sayısı
15

Doğru
9

Yanlış
5

Boş
1

Net
7,33

A Cevap Anahtarı
123456789012345

AACCDBCAADCDBBC

AAaaDddA DaDBBC

Öğr. %49

Sınıf %32

Kurum %21

İlçe %25

İl %22

Genel %49

 

Sosyal Bil.

Soru Sayısı
10

Doğru
4

Yanlış
5

Boş
1

Net
2,33

A Cevap Anahtarı
123456789012345

DCACBDBCCB

cCAbd cCdB

Öğr. %23

Sınıf %26

Kurum %19

İlçe %20

İl %18

Genel %59

 

Din K.ve A.B.

Soru Sayısı
10

Doğru
4

Yanlış
6

Boş
0

Net
2,00

A Cevap Anahtarı
123456789012345

BACCBCDADA

aACaBabAcc

Öğr. %20

Sınıf %11

Kurum %12

İlçe %13

İl %11

Genel %73

 

SORU ANALİZİ

Türkçe DC ÖC ?

1 Deyim  ve  atasözlerinin  metne  katkısını  belirler. B A -
2 Yazdıklarını  düzenler. A A +
3 Noktalama  işaretlerine  dikkat  ederek  sesli  ve  sessiz  okur. D C -
4 Metnin  içeriğini  yorumlar C B -
5 Metinle  ilgili  soruları  cevaplar B  b
6 Deyim  ve  atasözlerinin  metne  katkısını  belirler A A +
7 Bağlamdan  yararlanarak  bilmediği  kelime  ve  kelime  gruplarının  anlamını  tahmin eder.A C -
8 Metnin  ana  fikrini/ana  duygusunu  belirler. B C -
9 Metinle  ilgili  soruları  cevaplar D D +
10 Görsellerle  ilgili  soruları  cevaplar. B D -

Matematik DC ÖC ?

1 Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar.C  b
2 2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10’a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. D D +
3 Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar.B A -
4 Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. A  b
5 Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar D A -
6 Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. C A -
7 Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar.A A +
8 Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. D B -
9 Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar D D +
10 Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. A  b

Fen DC ÖC ?

1 Gezegenlerin Güneş’e olan uzaklık sıralamasına değinilir. A A +
2 Kas çeşitlerinin çalışma prensipleri (istemli - istemsiz) ve yorulma durumlarıA A +
3 Ay tutulması esnasında Ay’ın hangi evrede olduğuna değinilir C A -
4 Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. C A -
5 Gezegenlerin temel özelliklerine (karasal, gazsal, iç gezegen, dış gezegen) değinilirD D +
6 Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. B D -
7 Gezegenlerin Güneş’e olan uzaklık sıralamasına değinilir. C D -
8 Meteor, gök taşı, asteroit kavramlarına değinilir. A A +
9 Kemiklerin yapısına girilmeksizin kemik çeşitleri kısa, uzun ve yassı olarak verilir.A  b
10 Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. D D +

Sosyal Bil. DC ÖC ?

1 Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.D C -
2 .Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgularC C +
3 . Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz
ederA A +
4 . Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. C B -
5 Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır.B D -
6 Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.D  b
7 Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır.B C -
8 . Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. C C +
9 Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.C D -
10 Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini
savunur.B B +

Din K.ve A.B. DC ÖC ?

1 6.1.2. Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar B A -
2 6.1.2. Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar A A +
3 6.1.3. Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder C C +
4 6.1.2. Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar C A -
5 6.1.3. Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder B B +
6 6.1.4. Vahyin gönderiliş amacını araştırır C A -
7 6.1.2. Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar D B -
8 6.1.1. Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar A A +
9 6.1.1. Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar D C -
10 6.1.1. Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar A C -



6. SINIF 1.DENEME

ŞIRNAK / ŞIRNAK MERKEZ
Atatürk Ortaokulu

90 - DENİZ İNAN YETİK
6B

179,467

75 26 48 1 13

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Başarı %

ŞUBE KURUM İLÇE İL GENEL

Sıra: 5
Katılım: 14

Ortalama: 11,57

Sıra: 15
Katılım: 64

Ortalama: 9,11

Sıra: 134
Katılım: 420

Ortalama: 10,73

Sıra: 156
Katılım: 574

Ortalama: 9,11

Sıra: 36105
Katılım: 47344

Ortalama: 36,09

Türkçe

Soru Sayısı
15

Doğru
6

Yanlış
9

Boş
0

Net
3,00

A Cevap Anahtarı
123456789012345

BADCBAABDBCDCDC

abDacAdBDaCDdca

Öğr. %20

Sınıf %16

Kurum %10

İlçe %13

İl %11

Genel %38

 

Matematik

Soru Sayısı
15

Doğru
6

Yanlış
9

Boş
0

Net
3,00

A Cevap Anahtarı
123456789012345

CDBADCADDADCBBC

CadADbcDcAcdBcb

Öğr. %20

Sınıf %7

Kurum %7

İlçe %9

İl %7

Genel %35

 

Fen

Soru Sayısı
15

Doğru
8

Yanlış
7

Boş
0

Net
5,67

A Cevap Anahtarı
123456789012345

AACCDBCAADCDBBC

cAbbDcaAbDCaBBC

Öğr. %38

Sınıf %32

Kurum %21

İlçe %25

İl %22

Genel %49

 

Sosyal Bil.

Soru Sayısı
10

Doğru
2

Yanlış
8

Boş
0

Net
-0,67

A Cevap Anahtarı
123456789012345

DCACBDBCCB

aCcCaacbdc

Öğr. %-7

Sınıf %26

Kurum %19

İlçe %20

İl %18

Genel %59

 

Din K.ve A.B.

Soru Sayısı
10

Doğru
4

Yanlış
6

Boş
0

Net
2,00

A Cevap Anahtarı
123456789012345

BACCBCDADA

BAdbBdadDc

Öğr. %20

Sınıf %11

Kurum %12

İlçe %13

İl %11

Genel %73

 

İngilizce

Soru Sayısı
10

Doğru
0

Yanlış
9

Boş
1

Net
-3,00

A Cevap Anahtarı
123456789012345

CBACDBABCA

bcdaaaccb 

Öğr. %-30

Sınıf %-3

Kurum %4

İlçe %6

İl %5

Genel %48

 

SORU ANALİZİ

Türkçe DC ÖC ?

1 Deyim  ve  atasözlerinin  metne  katkısını  belirler. B A -
2 Yazdıklarını  düzenler. A B -
3 Noktalama  işaretlerine  dikkat  ederek  sesli  ve  sessiz  okur. D D +
4 Metnin  içeriğini  yorumlar C A -
5 Metinle  ilgili  soruları  cevaplar B C -
6 Deyim  ve  atasözlerinin  metne  katkısını  belirler A A +
7 Bağlamdan  yararlanarak  bilmediği  kelime  ve  kelime  gruplarının  anlamını  tahmin eder.A D -
8 Metnin  ana  fikrini/ana  duygusunu  belirler. B B +
9 Metinle  ilgili  soruları  cevaplar D D +
10 Görsellerle  ilgili  soruları  cevaplar. B A -

Matematik DC ÖC ?

1 Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar.C C +
2 2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10’a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. D A -
3 Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar.B D -
4 Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. A A +
5 Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar D D +
6 Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. C B -
7 Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar.A C -
8 Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. D D +
9 Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar D C -
10 Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. A A +

Fen DC ÖC ?

1 Gezegenlerin Güneş’e olan uzaklık sıralamasına değinilir. A C -
2 Kas çeşitlerinin çalışma prensipleri (istemli - istemsiz) ve yorulma durumlarıA A +
3 Ay tutulması esnasında Ay’ın hangi evrede olduğuna değinilir C B -
4 Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. C B -
5 Gezegenlerin temel özelliklerine (karasal, gazsal, iç gezegen, dış gezegen) değinilirD D +
6 Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. B C -
7 Gezegenlerin Güneş’e olan uzaklık sıralamasına değinilir. C A -
8 Meteor, gök taşı, asteroit kavramlarına değinilir. A A +
9 Kemiklerin yapısına girilmeksizin kemik çeşitleri kısa, uzun ve yassı olarak verilir.A B -
10 Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. D D +

Sosyal Bil. DC ÖC ?

1 Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.D A -
2 .Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgularC C +
3 . Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz
ederA C -
4 . Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. C C +
5 Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır.B A -
6 Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.D A -
7 Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır.B C -
8 . Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. C B -
9 Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.C D -
10 Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini
savunur.B C -

Din K.ve A.B. DC ÖC ?

1 6.1.2. Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar B B +
2 6.1.2. Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar A A +
3 6.1.3. Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder C D -
4 6.1.2. Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar C B -
5 6.1.3. Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder B B +
6 6.1.4. Vahyin gönderiliş amacını araştırır C D -
7 6.1.2. Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar D A -
8 6.1.1. Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar A D -
9 6.1.1. Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar D D +
10 6.1.1. Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar A C -

İngilizce DC ÖC ?

1 Students will be able to tell the time and dates. C B -
2 Students will be able to talk about repeated actions. B C -
3 Students will be able to recognize expressions related to repeated actions.A D -
4 Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions.C A -
5 Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions.D A -
6 Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions.B A -
7 Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions.A C -
8 Students will be able to express their opinions about the food they like and don’t like.B C -
9 Students will be able to identify the names of different food in an oral text.C B -



6. SINIF 1.DENEME

ŞIRNAK / ŞIRNAK MERKEZ
Atatürk Ortaokulu

198 - DİDEM ACET
6B

194,599

75 28 33 14 23

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Başarı %

ŞUBE KURUM İLÇE İL GENEL

Sıra: 4
Katılım: 14

Ortalama: 11,57

Sıra: 11
Katılım: 64

Ortalama: 9,11

Sıra: 102
Katılım: 420

Ortalama: 10,73

Sıra: 121
Katılım: 574

Ortalama: 9,11

Sıra: 35478
Katılım: 47344

Ortalama: 36,09

Türkçe

Soru Sayısı
15

Doğru
8

Yanlış
5

Boş
2

Net
6,33

B Cevap Anahtarı
123456789012345

CBABADBCDCDCABD

bBAcADab  DCbBD

Öğr. %42

Sınıf %16

Kurum %10

İlçe %13

İl %11

Genel %38

 

Matematik

Soru Sayısı
15

Doğru
3

Yanlış
6

Boş
6

Net
1,00

B Cevap Anahtarı
123456789012345

BACDDCDDACDABBC

BcaDadb  a A   

Öğr. %7

Sınıf %7

Kurum %7

İlçe %9

İl %7

Genel %35

 

Fen

Soru Sayısı
15

Doğru
7

Yanlış
6

Boş
2

Net
5,00

B Cevap Anahtarı
123456789012345

CCAADBADCABBCDC

ba A BdbdABBCaC

Öğr. %33

Sınıf %32

Kurum %21

İlçe %25

İl %22

Genel %49

 

Sosyal Bil.

Soru Sayısı
10

Doğru
5

Yanlış
5

Boş
0

Net
3,33

B Cevap Anahtarı
123456789012345

CBCDBCDACB

CBCcdbaACd

Öğr. %33

Sınıf %26

Kurum %19

İlçe %20

İl %18

Genel %59

 

Din K.ve A.B.

Soru Sayısı
10

Doğru
4

Yanlış
6

Boş
0

Net
2,00

B Cevap Anahtarı
123456789012345

DAABCBCCAD

DcABaBddcc

Öğr. %20

Sınıf %11

Kurum %12

İlçe %13

İl %11

Genel %73

 

İngilizce

Soru Sayısı
10

Doğru
1

Yanlış
5

Boş
4

Net
-0,67

B Cevap Anahtarı
123456789012345

DBCBAACBCA

cadB  bd  

Öğr. %-7

Sınıf %-3

Kurum %4

İlçe %6

İl %5

Genel %48

 

SORU ANALİZİ

Türkçe DC ÖC ?

1 Metnin  içeriğini  yorumlar C B -
2 Metinle  ilgili  soruları  cevaplar B B +
3 Deyim  ve  atasözlerinin  metne  katkısını  belirler A A +
4 Deyim  ve  atasözlerinin  metne  katkısını  belirler. B C -
5 Yazdıklarını  düzenler. A A +
6 Noktalama  işaretlerine  dikkat  ederek  sesli  ve  sessiz  okur. D D +
7 Görsellerle  ilgili  soruları  cevaplar. B A -
8 Grafik,  tablo  ve  çizelgeyle  sunulan  bilgileri  yorumlar. C B -
9 Grafik,  tablo  ve  çizelgeyle  sunulan  bilgileri  yorumlar. D  b
10 Grafik,  tablo  ve  çizelgeyle  sunulan  bilgileri  yorumlar. C  b

Matematik DC ÖC ?

1 Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar.B B +
2 Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. A C -
3 Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar.C A -
4 2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10’a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. D D +
5 Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. D A -
6 Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar.C D -
7 Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar.D B -
8 Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar D  b
9 Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. A  b
10 Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. C A -

Fen DC ÖC ?

1 Ay tutulması esnasında Ay’ın hangi evrede olduğuna değinilir C B -
2 Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. C A -
3 Gezegenlerin Güneş’e olan uzaklık sıralamasına değinilir. A  b
4 Kas çeşitlerinin çalışma prensipleri (istemli - istemsiz) ve yorulma durumlarıA A +
5 Gezegenlerin temel özelliklerine (karasal, gazsal, iç gezegen, dış gezegen) değinilirD  b
6 Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. B B +
7 Kemiklerin yapısına girilmeksizin kemik çeşitleri kısa, uzun ve yassı olarak verilir.A D -
8 Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. D B -
9 Gezegenlerin Güneş’e olan uzaklık sıralamasına değinilir. C D -
10 Meteor, gök taşı, asteroit kavramlarına değinilir. A A +

Sosyal Bil. DC ÖC ?

1 Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.C C +
2 Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini
savunur.B B +
3 .Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgularC C +
4 Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.D C -
5 Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır.B D -
6 . Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. C B -
7 Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.D A -
8 . Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz
ederA A +
9 . Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. C C +
10 Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır.B D -

Din K.ve A.B. DC ÖC ?

1 6.1.1. Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar D D +
2 6.1.1. Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar A C -
3 6.1.2. Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar A A +
4 6.1.2. Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar B B +
5 6.1.3. Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder C A -
6 6.1.3. Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder B B +
7 6.1.2. Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar C D -
8 6.1.4. Vahyin gönderiliş amacını araştırır C D -
9 6.1.1. Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar A C -
10 6.1.2. Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar D C -

İngilizce DC ÖC ?

1 Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions.D C -
2 Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions.B A -
3 Students will be able to tell the time and dates. C D -
4 Students will be able to talk about repeated actions. B B +
5 Students will be able to recognize expressions related to repeated actions.A  b
6 Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions.A  b
7 Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions.C B -
8 Students will be able to express their opinions about the food they like and don’t like.B D -
9 Students will be able to identify the names of different food in an oral text.C  b



6. SINIF 1.DENEME

ŞIRNAK / ŞIRNAK MERKEZ
Atatürk Ortaokulu

219 - GURBET BARTAN
6B

118,747

75 20 43 12 8

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Başarı %

ŞUBE KURUM İLÇE İL GENEL

Sıra: 12
Katılım: 14

Ortalama: 11,57

Sıra: 46
Katılım: 64

Ortalama: 9,11

Sıra: 298
Katılım: 420

Ortalama: 10,73

Sıra: 371
Katılım: 574

Ortalama: 9,11

Sıra: 45809
Katılım: 47344

Ortalama: 36,09

Türkçe

Soru Sayısı
15

Doğru
5

Yanlış
9

Boş
1

Net
2,00

B Cevap Anahtarı
123456789012345

CBABADBCDCDCABD

 BcabaBCbdbCbaD

Öğr. %13

Sınıf %16

Kurum %10

İlçe %13

İl %11

Genel %38

 

Matematik

Soru Sayısı
15

Doğru
1

Yanlış
9

Boş
5

Net
-2,00

B Cevap Anahtarı
123456789012345

BACDDCDDACDABBC

dcb cd cdab B  

Öğr. %-13

Sınıf %7

Kurum %7

İlçe %9

İl %7

Genel %35

 

Fen

Soru Sayısı
15

Doğru
5

Yanlış
9

Boş
1

Net
2,00

B Cevap Anahtarı
123456789012345

CCAADBADCABBCDC

abccaa DbAaBCaC

Öğr. %13

Sınıf %32

Kurum %21

İlçe %25

İl %22

Genel %49

 

Sosyal Bil.

Soru Sayısı
10

Doğru
5

Yanlış
3

Boş
2

Net
4,00

B Cevap Anahtarı
123456789012345

CBCDBCDACB

bBC Bb ACa

Öğr. %40

Sınıf %26

Kurum %19

İlçe %20

İl %18

Genel %59

 

Din K.ve A.B.

Soru Sayısı
10

Doğru
2

Yanlış
7

Boş
1

Net
-0,33

B Cevap Anahtarı
123456789012345

DAABCBCCAD

 bdaddaCAb

Öğr. %-3

Sınıf %11

Kurum %12

İlçe %13

İl %11

Genel %73

 

İngilizce

Soru Sayısı
10

Doğru
2

Yanlış
6

Boş
2

Net
0,00

B Cevap Anahtarı
123456789012345

DBCBAACBCA

ac c AdcbA

Öğr. %0

Sınıf %-3

Kurum %4

İlçe %6

İl %5

Genel %48

 

SORU ANALİZİ

Türkçe DC ÖC ?

1 Metnin  içeriğini  yorumlar C  b
2 Metinle  ilgili  soruları  cevaplar B B +
3 Deyim  ve  atasözlerinin  metne  katkısını  belirler A C -
4 Deyim  ve  atasözlerinin  metne  katkısını  belirler. B A -
5 Yazdıklarını  düzenler. A B -
6 Noktalama  işaretlerine  dikkat  ederek  sesli  ve  sessiz  okur. D A -
7 Görsellerle  ilgili  soruları  cevaplar. B B +
8 Grafik,  tablo  ve  çizelgeyle  sunulan  bilgileri  yorumlar. C C +
9 Grafik,  tablo  ve  çizelgeyle  sunulan  bilgileri  yorumlar. D B -
10 Grafik,  tablo  ve  çizelgeyle  sunulan  bilgileri  yorumlar. C D -

Matematik DC ÖC ?

1 Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar.B D -
2 Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. A C -
3 Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar.C B -
4 2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10’a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. D  b
5 Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. D C -
6 Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar.C D -
7 Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar.D  b
8 Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar D C -
9 Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. A D -
10 Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. C A -

Fen DC ÖC ?

1 Ay tutulması esnasında Ay’ın hangi evrede olduğuna değinilir C A -
2 Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. C B -
3 Gezegenlerin Güneş’e olan uzaklık sıralamasına değinilir. A C -
4 Kas çeşitlerinin çalışma prensipleri (istemli - istemsiz) ve yorulma durumlarıA C -
5 Gezegenlerin temel özelliklerine (karasal, gazsal, iç gezegen, dış gezegen) değinilirD A -
6 Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. B A -
7 Kemiklerin yapısına girilmeksizin kemik çeşitleri kısa, uzun ve yassı olarak verilir.A  b
8 Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. D D +
9 Gezegenlerin Güneş’e olan uzaklık sıralamasına değinilir. C B -
10 Meteor, gök taşı, asteroit kavramlarına değinilir. A A +

Sosyal Bil. DC ÖC ?

1 Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.C B -
2 Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini
savunur.B B +
3 .Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgularC C +
4 Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.D  b
5 Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır.B B +
6 . Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. C B -
7 Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.D  b
8 . Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz
ederA A +
9 . Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. C C +
10 Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır.B A -

Din K.ve A.B. DC ÖC ?

1 6.1.1. Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar D  b
2 6.1.1. Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar A B -
3 6.1.2. Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar A D -
4 6.1.2. Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar B A -
5 6.1.3. Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder C D -
6 6.1.3. Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder B D -
7 6.1.2. Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar C A -
8 6.1.4. Vahyin gönderiliş amacını araştırır C C +
9 6.1.1. Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar A A +
10 6.1.2. Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar D B -

İngilizce DC ÖC ?

1 Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions.D A -
2 Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions.B C -
3 Students will be able to tell the time and dates. C  b
4 Students will be able to talk about repeated actions. B C -
5 Students will be able to recognize expressions related to repeated actions.A  b
6 Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions.A A +
7 Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions.C D -
8 Students will be able to express their opinions about the food they like and don’t like.B C -
9 Students will be able to identify the names of different food in an oral text.C B -



6. SINIF 1.DENEME

ŞIRNAK / ŞIRNAK MERKEZ
Atatürk Ortaokulu

432 - HAMZA KÜLTER
6B

116,917

75 22 53 0 6

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Başarı %

ŞUBE KURUM İLÇE İL GENEL

Sıra: 13
Katılım: 14

Ortalama: 11,57

Sıra: 48
Katılım: 64

Ortalama: 9,11

Sıra: 306
Katılım: 420

Ortalama: 10,73

Sıra: 381
Katılım: 574

Ortalama: 9,11

Sıra: 45885
Katılım: 47344

Ortalama: 36,09

Türkçe

Soru Sayısı
15

Doğru
5

Yanlış
10

Boş
0

Net
1,67

B Cevap Anahtarı
123456789012345

CBABADBCDCDCABD

dddBAadaDaDbAdb

Öğr. %11

Sınıf %16

Kurum %10

İlçe %13

İl %11

Genel %38

 

Matematik

Soru Sayısı
15

Doğru
2

Yanlış
13

Boş
0

Net
-2,33

B Cevap Anahtarı
123456789012345

BACDDCDDACDABBC

dbbaaaDadbbdBdb

Öğr. %-16

Sınıf %7

Kurum %7

İlçe %9

İl %7

Genel %35

 

Fen

Soru Sayısı
15

Doğru
6

Yanlış
9

Boş
0

Net
3,00

B Cevap Anahtarı
123456789012345

CCAADBADCABBCDC

CCAcbdbDCbcdbDb

Öğr. %20

Sınıf %32

Kurum %21

İlçe %25

İl %22

Genel %49

 

Sosyal Bil.

Soru Sayısı
10

Doğru
5

Yanlış
5

Boş
0

Net
3,33

B Cevap Anahtarı
123456789012345

CBCDBCDACB

CBbDdabbCB

Öğr. %33

Sınıf %26

Kurum %19

İlçe %20

İl %18

Genel %59

 

Din K.ve A.B.

Soru Sayısı
10

Doğru
2

Yanlış
8

Boş
0

Net
-0,67

B Cevap Anahtarı
123456789012345

DAABCBCCAD

DbAdbcaadb

Öğr. %-7

Sınıf %11

Kurum %12

İlçe %13

İl %11

Genel %73

 

İngilizce

Soru Sayısı
10

Doğru
2

Yanlış
8

Boş
0

Net
-0,67

B Cevap Anahtarı
123456789012345

DBCBAACBCA

aadcAcdabA

Öğr. %-7

Sınıf %-3

Kurum %4

İlçe %6

İl %5

Genel %48

 

SORU ANALİZİ

Türkçe DC ÖC ?

1 Metnin  içeriğini  yorumlar C D -
2 Metinle  ilgili  soruları  cevaplar B D -
3 Deyim  ve  atasözlerinin  metne  katkısını  belirler A D -
4 Deyim  ve  atasözlerinin  metne  katkısını  belirler. B B +
5 Yazdıklarını  düzenler. A A +
6 Noktalama  işaretlerine  dikkat  ederek  sesli  ve  sessiz  okur. D A -
7 Görsellerle  ilgili  soruları  cevaplar. B D -
8 Grafik,  tablo  ve  çizelgeyle  sunulan  bilgileri  yorumlar. C A -
9 Grafik,  tablo  ve  çizelgeyle  sunulan  bilgileri  yorumlar. D D +
10 Grafik,  tablo  ve  çizelgeyle  sunulan  bilgileri  yorumlar. C A -

Matematik DC ÖC ?

1 Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar.B D -
2 Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. A B -
3 Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar.C B -
4 2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10’a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. D A -
5 Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. D A -
6 Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar.C A -
7 Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar.D D +
8 Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar D A -
9 Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. A D -
10 Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. C B -

Fen DC ÖC ?

1 Ay tutulması esnasında Ay’ın hangi evrede olduğuna değinilir C C +
2 Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. C C +
3 Gezegenlerin Güneş’e olan uzaklık sıralamasına değinilir. A A +
4 Kas çeşitlerinin çalışma prensipleri (istemli - istemsiz) ve yorulma durumlarıA C -
5 Gezegenlerin temel özelliklerine (karasal, gazsal, iç gezegen, dış gezegen) değinilirD B -
6 Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. B D -
7 Kemiklerin yapısına girilmeksizin kemik çeşitleri kısa, uzun ve yassı olarak verilir.A B -
8 Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. D D +
9 Gezegenlerin Güneş’e olan uzaklık sıralamasına değinilir. C C +
10 Meteor, gök taşı, asteroit kavramlarına değinilir. A B -

Sosyal Bil. DC ÖC ?

1 Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.C C +
2 Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini
savunur.B B +
3 .Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgularC B -
4 Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.D D +
5 Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır.B D -
6 . Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. C A -
7 Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.D B -
8 . Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz
ederA B -
9 . Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. C C +
10 Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır.B B +

Din K.ve A.B. DC ÖC ?

1 6.1.1. Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar D D +
2 6.1.1. Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar A B -
3 6.1.2. Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar A A +
4 6.1.2. Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar B D -
5 6.1.3. Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder C B -
6 6.1.3. Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder B C -
7 6.1.2. Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar C A -
8 6.1.4. Vahyin gönderiliş amacını araştırır C A -
9 6.1.1. Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar A D -
10 6.1.2. Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar D B -

İngilizce DC ÖC ?

1 Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions.D A -
2 Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions.B A -
3 Students will be able to tell the time and dates. C D -
4 Students will be able to talk about repeated actions. B C -
5 Students will be able to recognize expressions related to repeated actions.A A +
6 Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions.A C -
7 Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions.C D -
8 Students will be able to express their opinions about the food they like and don’t like.B A -
9 Students will be able to identify the names of different food in an oral text.C B -



6. SINIF 1.DENEME

ŞIRNAK / ŞIRNAK MERKEZ
Atatürk Ortaokulu

300 - NARİN ULUER
6B

143,579

75 22 46 7 9

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Başarı %

ŞUBE KURUM İLÇE İL GENEL

Sıra: 11
Katılım: 14

Ortalama: 11,57

Sıra: 36
Katılım: 64

Ortalama: 9,11

Sıra: 222
Katılım: 420

Ortalama: 10,73

Sıra: 268
Katılım: 574

Ortalama: 9,11

Sıra: 44854
Katılım: 47344

Ortalama: 36,09

Türkçe

Soru Sayısı
15

Doğru
5

Yanlış
10

Boş
0

Net
1,67

B Cevap Anahtarı
123456789012345

CBABADBCDCDCABD

ddAcdcBdcaDbAdD

Öğr. %11

Sınıf %16

Kurum %10

İlçe %13

İl %11

Genel %38

 

Matematik

Soru Sayısı
15

Doğru
4

Yanlış
6

Boş
5

Net
2,00

B Cevap Anahtarı
123456789012345

BACDDCDDACDABBC

    DbDbcCDbdc 

Öğr. %13

Sınıf %7

Kurum %7

İlçe %9

İl %7

Genel %35

 

Fen

Soru Sayısı
15

Doğru
5

Yanlış
9

Boş
1

Net
2,00

B Cevap Anahtarı
123456789012345

CCAADBADCABBCDC

bbcc aADCbcBaDd

Öğr. %13

Sınıf %32

Kurum %21

İlçe %25

İl %22

Genel %49

 

Sosyal Bil.

Soru Sayısı
10

Doğru
7

Yanlış
3

Boş
0

Net
6,00

B Cevap Anahtarı
123456789012345

CBCDBCDACB

CBaDdbDACB

Öğr. %60

Sınıf %26

Kurum %19

İlçe %20

İl %18

Genel %59

 

Din K.ve A.B.

Soru Sayısı
10

Doğru
0

Yanlış
9

Boş
1

Net
-3,00

B Cevap Anahtarı
123456789012345

DAABCBCCAD

bbb bdaacb

Öğr. %-30

Sınıf %11

Kurum %12

İlçe %13

İl %11

Genel %73

 

İngilizce

Soru Sayısı
10

Doğru
1

Yanlış
9

Boş
0

Net
-2,00

B Cevap Anahtarı
123456789012345

DBCBAACBCA

acaaccdcdA

Öğr. %-20

Sınıf %-3

Kurum %4

İlçe %6

İl %5

Genel %48

 

SORU ANALİZİ

Türkçe DC ÖC ?

1 Metnin  içeriğini  yorumlar C D -
2 Metinle  ilgili  soruları  cevaplar B D -
3 Deyim  ve  atasözlerinin  metne  katkısını  belirler A A +
4 Deyim  ve  atasözlerinin  metne  katkısını  belirler. B C -
5 Yazdıklarını  düzenler. A D -
6 Noktalama  işaretlerine  dikkat  ederek  sesli  ve  sessiz  okur. D C -
7 Görsellerle  ilgili  soruları  cevaplar. B B +
8 Grafik,  tablo  ve  çizelgeyle  sunulan  bilgileri  yorumlar. C D -
9 Grafik,  tablo  ve  çizelgeyle  sunulan  bilgileri  yorumlar. D C -
10 Grafik,  tablo  ve  çizelgeyle  sunulan  bilgileri  yorumlar. C A -

Matematik DC ÖC ?

1 Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar.B  b
2 Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. A  b
3 Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar.C  b
4 2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10’a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. D  b
5 Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. D D +
6 Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar.C B -
7 Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar.D D +
8 Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar D B -
9 Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. A C -
10 Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. C C +

Fen DC ÖC ?

1 Ay tutulması esnasında Ay’ın hangi evrede olduğuna değinilir C B -
2 Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. C B -
3 Gezegenlerin Güneş’e olan uzaklık sıralamasına değinilir. A C -
4 Kas çeşitlerinin çalışma prensipleri (istemli - istemsiz) ve yorulma durumlarıA C -
5 Gezegenlerin temel özelliklerine (karasal, gazsal, iç gezegen, dış gezegen) değinilirD  b
6 Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. B A -
7 Kemiklerin yapısına girilmeksizin kemik çeşitleri kısa, uzun ve yassı olarak verilir.A A +
8 Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. D D +
9 Gezegenlerin Güneş’e olan uzaklık sıralamasına değinilir. C C +
10 Meteor, gök taşı, asteroit kavramlarına değinilir. A B -

Sosyal Bil. DC ÖC ?

1 Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.C C +
2 Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini
savunur.B B +
3 .Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgularC A -
4 Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.D D +
5 Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır.B D -
6 . Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. C B -
7 Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.D D +
8 . Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz
ederA A +
9 . Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. C C +
10 Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır.B B +

Din K.ve A.B. DC ÖC ?

1 6.1.1. Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar D B -
2 6.1.1. Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar A B -
3 6.1.2. Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar A B -
4 6.1.2. Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar B  b
5 6.1.3. Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder C B -
6 6.1.3. Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder B D -
7 6.1.2. Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar C A -
8 6.1.4. Vahyin gönderiliş amacını araştırır C A -
9 6.1.1. Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar A C -
10 6.1.2. Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar D B -

İngilizce DC ÖC ?

1 Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions.D A -
2 Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions.B C -
3 Students will be able to tell the time and dates. C A -
4 Students will be able to talk about repeated actions. B A -
5 Students will be able to recognize expressions related to repeated actions.A C -
6 Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions.A C -
7 Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions.C D -
8 Students will be able to express their opinions about the food they like and don’t like.B C -
9 Students will be able to identify the names of different food in an oral text.C D -



6. SINIF 1.DENEME

ŞIRNAK / ŞIRNAK MERKEZ
Atatürk Ortaokulu

301 - NEHİR OSAL
6B

154,182

75 25 50 0 11

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Başarı %

ŞUBE KURUM İLÇE İL GENEL

Sıra: 9
Katılım: 14

Ortalama: 11,57

Sıra: 25
Katılım: 64

Ortalama: 9,11

Sıra: 190
Katılım: 420

Ortalama: 10,73

Sıra: 226
Katılım: 574

Ortalama: 9,11

Sıra: 40777
Katılım: 47344

Ortalama: 36,09

Türkçe

Soru Sayısı
15

Doğru
1

Yanlış
14

Boş
0

Net
-3,67

B Cevap Anahtarı
123456789012345

CBABADBCDCDCABD

ddbadcdacdcbdaD

Öğr. %-24

Sınıf %16

Kurum %10

İlçe %13

İl %11

Genel %38

 

Matematik

Soru Sayısı
15

Doğru
5

Yanlış
10

Boş
0

Net
1,67

B Cevap Anahtarı
123456789012345

BACDDCDDACDABBC

adCcDdDbAbDbadb

Öğr. %11

Sınıf %7

Kurum %7

İlçe %9

İl %7

Genel %35

 

Fen

Soru Sayısı
15

Doğru
10

Yanlış
5

Boş
0

Net
8,33

B Cevap Anahtarı
123456789012345

CCAADBADCABBCDC

CCAbaBAcCABBbbC

Öğr. %56

Sınıf %32

Kurum %21

İlçe %25

İl %22

Genel %49

 

Sosyal Bil.

Soru Sayısı
10

Doğru
2

Yanlış
8

Boş
0

Net
-0,67

B Cevap Anahtarı
123456789012345

CBCDBCDACB

CcbaddcddB

Öğr. %-7

Sınıf %26

Kurum %19

İlçe %20

İl %18

Genel %59

 

Din K.ve A.B.

Soru Sayısı
10

Doğru
5

Yanlış
5

Boş
0

Net
3,33

B Cevap Anahtarı
123456789012345

DAABCBCCAD

adABCdCabD

Öğr. %33

Sınıf %11

Kurum %12

İlçe %13

İl %11

Genel %73

 

İngilizce

Soru Sayısı
10

Doğru
2

Yanlış
8

Boş
0

Net
-0,67

B Cevap Anahtarı
123456789012345

DBCBAACBCA

cdbBAddcdb

Öğr. %-7

Sınıf %-3

Kurum %4

İlçe %6

İl %5

Genel %48

 

SORU ANALİZİ

Türkçe DC ÖC ?

1 Metnin  içeriğini  yorumlar C D -
2 Metinle  ilgili  soruları  cevaplar B D -
3 Deyim  ve  atasözlerinin  metne  katkısını  belirler A B -
4 Deyim  ve  atasözlerinin  metne  katkısını  belirler. B A -
5 Yazdıklarını  düzenler. A D -
6 Noktalama  işaretlerine  dikkat  ederek  sesli  ve  sessiz  okur. D C -
7 Görsellerle  ilgili  soruları  cevaplar. B D -
8 Grafik,  tablo  ve  çizelgeyle  sunulan  bilgileri  yorumlar. C A -
9 Grafik,  tablo  ve  çizelgeyle  sunulan  bilgileri  yorumlar. D C -
10 Grafik,  tablo  ve  çizelgeyle  sunulan  bilgileri  yorumlar. C D -

Matematik DC ÖC ?

1 Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar.B A -
2 Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. A D -
3 Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar.C C +
4 2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10’a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. D C -
5 Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. D D +
6 Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar.C D -
7 Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar.D D +
8 Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar D B -
9 Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. A A +
10 Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. C B -

Fen DC ÖC ?

1 Ay tutulması esnasında Ay’ın hangi evrede olduğuna değinilir C C +
2 Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. C C +
3 Gezegenlerin Güneş’e olan uzaklık sıralamasına değinilir. A A +
4 Kas çeşitlerinin çalışma prensipleri (istemli - istemsiz) ve yorulma durumlarıA B -
5 Gezegenlerin temel özelliklerine (karasal, gazsal, iç gezegen, dış gezegen) değinilirD A -
6 Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. B B +
7 Kemiklerin yapısına girilmeksizin kemik çeşitleri kısa, uzun ve yassı olarak verilir.A A +
8 Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. D C -
9 Gezegenlerin Güneş’e olan uzaklık sıralamasına değinilir. C C +
10 Meteor, gök taşı, asteroit kavramlarına değinilir. A A +

Sosyal Bil. DC ÖC ?

1 Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.C C +
2 Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini
savunur.B C -
3 .Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgularC B -
4 Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.D A -
5 Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır.B D -
6 . Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. C D -
7 Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.D C -
8 . Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz
ederA D -
9 . Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. C D -
10 Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır.B B +

Din K.ve A.B. DC ÖC ?

1 6.1.1. Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar D A -
2 6.1.1. Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar A D -
3 6.1.2. Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar A A +
4 6.1.2. Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar B B +
5 6.1.3. Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder C C +
6 6.1.3. Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder B D -
7 6.1.2. Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar C C +
8 6.1.4. Vahyin gönderiliş amacını araştırır C A -
9 6.1.1. Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar A B -
10 6.1.2. Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar D D +

İngilizce DC ÖC ?

1 Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions.D C -
2 Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions.B D -
3 Students will be able to tell the time and dates. C B -
4 Students will be able to talk about repeated actions. B B +
5 Students will be able to recognize expressions related to repeated actions.A A +
6 Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions.A D -
7 Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions.C D -
8 Students will be able to express their opinions about the food they like and don’t like.B C -
9 Students will be able to identify the names of different food in an oral text.C D -



6. SINIF 1.DENEME

ŞIRNAK / ŞIRNAK MERKEZ
Atatürk Ortaokulu

303 - NERİS BARAN
6B

144,451

75 22 42 11 11

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Başarı %

ŞUBE KURUM İLÇE İL GENEL

Sıra: 10
Katılım: 14

Ortalama: 11,57

Sıra: 34
Katılım: 64

Ortalama: 9,11

Sıra: 217
Katılım: 420

Ortalama: 10,73

Sıra: 263
Katılım: 574

Ortalama: 9,11

Sıra: 44824
Katılım: 47344

Ortalama: 36,09

Türkçe

Soru Sayısı
15

Doğru
6

Yanlış
8

Boş
1

Net
3,33

A Cevap Anahtarı
123456789012345

BADCBAABDBCDCDC

BbDdcAA DBdbdcb

Öğr. %22

Sınıf %16

Kurum %10

İlçe %13

İl %11

Genel %38

 

Matematik

Soru Sayısı
15

Doğru
2

Yanlış
13

Boş
0

Net
-2,33

A Cevap Anahtarı
123456789012345

CDBADCADDADCBBC

dbccabbbcdDbadC

Öğr. %-16

Sınıf %7

Kurum %7

İlçe %9

İl %7

Genel %35

 

Fen

Soru Sayısı
15

Doğru
8

Yanlış
7

Boş
0

Net
5,67

A Cevap Anahtarı
123456789012345

AACCDBCAADCDBBC

bcdCaddAbDCDBBC

Öğr. %38

Sınıf %32

Kurum %21

İlçe %25

İl %22

Genel %49

 

Sosyal Bil.

Soru Sayısı
10

Doğru
3

Yanlış
6

Boş
1

Net
1,00

A Cevap Anahtarı
123456789012345

DCACBDBCCB

 CdbdadCaB

Öğr. %10

Sınıf %26

Kurum %19

İlçe %20

İl %18

Genel %59

 

Din K.ve A.B.

Soru Sayısı
10

Doğru
3

Yanlış
4

Boş
3

Net
1,67

A Cevap Anahtarı
123456789012345

BACCBCDADA

BA  cdcAa 

Öğr. %17

Sınıf %11

Kurum %12

İlçe %13

İl %11

Genel %73

 

İngilizce

Soru Sayısı
10

Doğru
0

Yanlış
4

Boş
6

Net
-1,33

A Cevap Anahtarı
123456789012345

CBACDBABCA

bdcd      

Öğr. %-13

Sınıf %-3

Kurum %4

İlçe %6

İl %5

Genel %48

 

SORU ANALİZİ

Türkçe DC ÖC ?

1 Deyim  ve  atasözlerinin  metne  katkısını  belirler. B B +
2 Yazdıklarını  düzenler. A B -
3 Noktalama  işaretlerine  dikkat  ederek  sesli  ve  sessiz  okur. D D +
4 Metnin  içeriğini  yorumlar C D -
5 Metinle  ilgili  soruları  cevaplar B C -
6 Deyim  ve  atasözlerinin  metne  katkısını  belirler A A +
7 Bağlamdan  yararlanarak  bilmediği  kelime  ve  kelime  gruplarının  anlamını  tahmin eder.A A +
8 Metnin  ana  fikrini/ana  duygusunu  belirler. B  b
9 Metinle  ilgili  soruları  cevaplar D D +
10 Görsellerle  ilgili  soruları  cevaplar. B B +

Matematik DC ÖC ?

1 Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar.C D -
2 2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10’a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. D B -
3 Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar.B C -
4 Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. A C -
5 Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar D A -
6 Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. C B -
7 Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar.A B -
8 Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. D B -
9 Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar D C -
10 Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. A D -

Fen DC ÖC ?

1 Gezegenlerin Güneş’e olan uzaklık sıralamasına değinilir. A B -
2 Kas çeşitlerinin çalışma prensipleri (istemli - istemsiz) ve yorulma durumlarıA C -
3 Ay tutulması esnasında Ay’ın hangi evrede olduğuna değinilir C D -
4 Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. C C +
5 Gezegenlerin temel özelliklerine (karasal, gazsal, iç gezegen, dış gezegen) değinilirD A -
6 Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. B D -
7 Gezegenlerin Güneş’e olan uzaklık sıralamasına değinilir. C D -
8 Meteor, gök taşı, asteroit kavramlarına değinilir. A A +
9 Kemiklerin yapısına girilmeksizin kemik çeşitleri kısa, uzun ve yassı olarak verilir.A B -
10 Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. D D +

Sosyal Bil. DC ÖC ?

1 Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.D  b
2 .Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgularC C +
3 . Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz
ederA D -
4 . Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. C B -
5 Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır.B D -
6 Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.D A -
7 Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır.B D -
8 . Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. C C +
9 Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.C A -
10 Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini
savunur.B B +

Din K.ve A.B. DC ÖC ?

1 6.1.2. Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar B B +
2 6.1.2. Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar A A +
3 6.1.3. Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder C  b
4 6.1.2. Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar C  b
5 6.1.3. Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder B C -
6 6.1.4. Vahyin gönderiliş amacını araştırır C D -
7 6.1.2. Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar D C -
8 6.1.1. Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar A A +
9 6.1.1. Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar D A -
10 6.1.1. Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar A  b

İngilizce DC ÖC ?

1 Students will be able to tell the time and dates. C B -
2 Students will be able to talk about repeated actions. B D -
3 Students will be able to recognize expressions related to repeated actions.A C -
4 Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions.C D -
5 Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions.D  b
6 Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions.B  b
7 Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions.A  b
8 Students will be able to express their opinions about the food they like and don’t like.B  b
9 Students will be able to identify the names of different food in an oral text.C  b



6. SINIF 1.DENEME

ŞIRNAK / ŞIRNAK MERKEZ
Atatürk Ortaokulu

305 - ROJBİN CANER
6B

240,407

75 38 32 5 36

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Başarı %

ŞUBE KURUM İLÇE İL GENEL

Sıra: 2
Katılım: 14

Ortalama: 11,57

Sıra: 5
Katılım: 64

Ortalama: 9,11

Sıra: 47
Katılım: 420

Ortalama: 10,73

Sıra: 49
Katılım: 574

Ortalama: 9,11

Sıra: 29633
Katılım: 47344

Ortalama: 36,09

Türkçe

Soru Sayısı
15

Doğru
7

Yanlış
8

Boş
0

Net
4,33

B Cevap Anahtarı
123456789012345

CBABADBCDCDCABD

acAaADBdDCadbBc

Öğr. %29

Sınıf %16

Kurum %10

İlçe %13

İl %11

Genel %38

 

Matematik

Soru Sayısı
15

Doğru
4

Yanlış
6

Boş
5

Net
2,00

B Cevap Anahtarı
123456789012345

BACDDCDDACDABBC

dc DDCab a A d 

Öğr. %13

Sınıf %7

Kurum %7

İlçe %9

İl %7

Genel %35

 

Fen

Soru Sayısı
15

Doğru
11

Yanlış
4

Boş
0

Net
9,67

B Cevap Anahtarı
123456789012345

CCAADBADCABBCDC

aCcADBcDCABBCaC

Öğr. %64

Sınıf %32

Kurum %21

İlçe %25

İl %22

Genel %49

 

Sosyal Bil.

Soru Sayısı
10

Doğru
6

Yanlış
4

Boş
0

Net
4,67

B Cevap Anahtarı
123456789012345

CBCDBCDACB

aBCcBaaACB

Öğr. %47

Sınıf %26

Kurum %19

İlçe %20

İl %18

Genel %59

 

Din K.ve A.B.

Soru Sayısı
10

Doğru
5

Yanlış
5

Boş
0

Net
3,33

B Cevap Anahtarı
123456789012345

DAABCBCCAD

DddBCBdddD

Öğr. %33

Sınıf %11

Kurum %12

İlçe %13

İl %11

Genel %73

 

İngilizce

Soru Sayısı
10

Doğru
5

Yanlış
5

Boş
0

Net
3,33

B Cevap Anahtarı
123456789012345

DBCBAACBCA

cBCBdAadaA

Öğr. %33

Sınıf %-3

Kurum %4

İlçe %6

İl %5

Genel %48

 

SORU ANALİZİ

Türkçe DC ÖC ?

1 Metnin  içeriğini  yorumlar C A -
2 Metinle  ilgili  soruları  cevaplar B C -
3 Deyim  ve  atasözlerinin  metne  katkısını  belirler A A +
4 Deyim  ve  atasözlerinin  metne  katkısını  belirler. B A -
5 Yazdıklarını  düzenler. A A +
6 Noktalama  işaretlerine  dikkat  ederek  sesli  ve  sessiz  okur. D D +
7 Görsellerle  ilgili  soruları  cevaplar. B B +
8 Grafik,  tablo  ve  çizelgeyle  sunulan  bilgileri  yorumlar. C D -
9 Grafik,  tablo  ve  çizelgeyle  sunulan  bilgileri  yorumlar. D D +
10 Grafik,  tablo  ve  çizelgeyle  sunulan  bilgileri  yorumlar. C C +

Matematik DC ÖC ?

1 Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar.B D -
2 Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. A C -
3 Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar.C  b
4 2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10’a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. D D +
5 Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. D D +
6 Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar.C C +
7 Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar.D A -
8 Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar D B -
9 Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. A  b
10 Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. C A -

Fen DC ÖC ?

1 Ay tutulması esnasında Ay’ın hangi evrede olduğuna değinilir C A -
2 Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. C C +
3 Gezegenlerin Güneş’e olan uzaklık sıralamasına değinilir. A C -
4 Kas çeşitlerinin çalışma prensipleri (istemli - istemsiz) ve yorulma durumlarıA A +
5 Gezegenlerin temel özelliklerine (karasal, gazsal, iç gezegen, dış gezegen) değinilirD D +
6 Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. B B +
7 Kemiklerin yapısına girilmeksizin kemik çeşitleri kısa, uzun ve yassı olarak verilir.A C -
8 Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. D D +
9 Gezegenlerin Güneş’e olan uzaklık sıralamasına değinilir. C C +
10 Meteor, gök taşı, asteroit kavramlarına değinilir. A A +

Sosyal Bil. DC ÖC ?

1 Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.C A -
2 Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini
savunur.B B +
3 .Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgularC C +
4 Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.D C -
5 Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır.B B +
6 . Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. C A -
7 Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.D A -
8 . Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz
ederA A +
9 . Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. C C +
10 Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır.B B +

Din K.ve A.B. DC ÖC ?

1 6.1.1. Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar D D +
2 6.1.1. Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar A D -
3 6.1.2. Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar A D -
4 6.1.2. Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar B B +
5 6.1.3. Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder C C +
6 6.1.3. Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder B B +
7 6.1.2. Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar C D -
8 6.1.4. Vahyin gönderiliş amacını araştırır C D -
9 6.1.1. Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar A D -
10 6.1.2. Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar D D +

İngilizce DC ÖC ?

1 Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions.D C -
2 Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions.B B +
3 Students will be able to tell the time and dates. C C +
4 Students will be able to talk about repeated actions. B B +
5 Students will be able to recognize expressions related to repeated actions.A D -
6 Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions.A A +
7 Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions.C A -
8 Students will be able to express their opinions about the food they like and don’t like.B D -
9 Students will be able to identify the names of different food in an oral text.C A -



6. SINIF 1.DENEME

ŞIRNAK / ŞIRNAK MERKEZ
Atatürk Ortaokulu

317 - ŞİLAN ÖZCAN
6B

161,669

75 25 46 4 13

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Başarı %

ŞUBE KURUM İLÇE İL GENEL

Sıra: 7
Katılım: 14

Ortalama: 11,57

Sıra: 21
Katılım: 64

Ortalama: 9,11

Sıra: 166
Katılım: 420

Ortalama: 10,73

Sıra: 197
Katılım: 574

Ortalama: 9,11

Sıra: 40480
Katılım: 47344

Ortalama: 36,09

Türkçe

Soru Sayısı
15

Doğru
5

Yanlış
10

Boş
0

Net
1,67

A Cevap Anahtarı
123456789012345

BADCBAABDBCDCDC

cAadcbbBDBdcaDd

Öğr. %11

Sınıf %16

Kurum %10

İlçe %13

İl %11

Genel %38

 

Matematik

Soru Sayısı
15

Doğru
5

Yanlış
6

Boş
4

Net
3,00

A Cevap Anahtarı
123456789012345

CDBADCADDADCBBC

 aB  dcDbADaBd 

Öğr. %20

Sınıf %7

Kurum %7

İlçe %9

İl %7

Genel %35

 

Fen

Soru Sayısı
15

Doğru
6

Yanlış
9

Boş
0

Net
3,00

A Cevap Anahtarı
123456789012345

AACCDBCAADCDBBC

bbbaacCcdDCaBBC

Öğr. %20

Sınıf %32

Kurum %21

İlçe %25

İl %22

Genel %49

 

Sosyal Bil.

Soru Sayısı
10

Doğru
5

Yanlış
5

Boş
0

Net
3,33

A Cevap Anahtarı
123456789012345

DCACBDBCCB

DCAaabdCdB

Öğr. %33

Sınıf %26

Kurum %19

İlçe %20

İl %18

Genel %59

 

Din K.ve A.B.

Soru Sayısı
10

Doğru
2

Yanlış
8

Boş
0

Net
-0,67

A Cevap Anahtarı
123456789012345

BACCBCDADA

ccadaCDdbc

Öğr. %-7

Sınıf %11

Kurum %12

İlçe %13

İl %11

Genel %73

 

İngilizce

Soru Sayısı
10

Doğru
2

Yanlış
8

Boş
0

Net
-0,67

A Cevap Anahtarı
123456789012345

CBACDBABCA

bccbDcdadA

Öğr. %-7

Sınıf %-3

Kurum %4

İlçe %6

İl %5

Genel %48

 

SORU ANALİZİ

Türkçe DC ÖC ?

1 Deyim  ve  atasözlerinin  metne  katkısını  belirler. B C -
2 Yazdıklarını  düzenler. A A +
3 Noktalama  işaretlerine  dikkat  ederek  sesli  ve  sessiz  okur. D A -
4 Metnin  içeriğini  yorumlar C D -
5 Metinle  ilgili  soruları  cevaplar B C -
6 Deyim  ve  atasözlerinin  metne  katkısını  belirler A B -
7 Bağlamdan  yararlanarak  bilmediği  kelime  ve  kelime  gruplarının  anlamını  tahmin eder.A B -
8 Metnin  ana  fikrini/ana  duygusunu  belirler. B B +
9 Metinle  ilgili  soruları  cevaplar D D +
10 Görsellerle  ilgili  soruları  cevaplar. B B +

Matematik DC ÖC ?

1 Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar.C  b
2 2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10’a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. D A -
3 Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar.B B +
4 Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. A  b
5 Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar D  b
6 Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. C D -
7 Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar.A C -
8 Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. D D +
9 Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar D B -
10 Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. A A +

Fen DC ÖC ?

1 Gezegenlerin Güneş’e olan uzaklık sıralamasına değinilir. A B -
2 Kas çeşitlerinin çalışma prensipleri (istemli - istemsiz) ve yorulma durumlarıA B -
3 Ay tutulması esnasında Ay’ın hangi evrede olduğuna değinilir C B -
4 Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. C A -
5 Gezegenlerin temel özelliklerine (karasal, gazsal, iç gezegen, dış gezegen) değinilirD A -
6 Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. B C -
7 Gezegenlerin Güneş’e olan uzaklık sıralamasına değinilir. C C +
8 Meteor, gök taşı, asteroit kavramlarına değinilir. A C -
9 Kemiklerin yapısına girilmeksizin kemik çeşitleri kısa, uzun ve yassı olarak verilir.A D -
10 Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. D D +

Sosyal Bil. DC ÖC ?

1 Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.D D +
2 .Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgularC C +
3 . Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz
ederA A +
4 . Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. C A -
5 Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır.B A -
6 Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.D B -
7 Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır.B D -
8 . Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. C C +
9 Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.C D -
10 Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini
savunur.B B +

Din K.ve A.B. DC ÖC ?

1 6.1.2. Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar B C -
2 6.1.2. Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar A C -
3 6.1.3. Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder C A -
4 6.1.2. Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar C D -
5 6.1.3. Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder B A -
6 6.1.4. Vahyin gönderiliş amacını araştırır C C +
7 6.1.2. Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar D D +
8 6.1.1. Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar A D -
9 6.1.1. Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar D B -
10 6.1.1. Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar A C -

İngilizce DC ÖC ?

1 Students will be able to tell the time and dates. C B -
2 Students will be able to talk about repeated actions. B C -
3 Students will be able to recognize expressions related to repeated actions.A C -
4 Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions.C B -
5 Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions.D D +
6 Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions.B C -
7 Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions.A D -
8 Students will be able to express their opinions about the food they like and don’t like.B A -
9 Students will be able to identify the names of different food in an oral text.C D -



6. SINIF 1.DENEME

ŞIRNAK / ŞIRNAK MERKEZ
Atatürk Ortaokulu

579 - SUDEM ACET
6B

162,957

75 22 23 30 19

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Başarı %

ŞUBE KURUM İLÇE İL GENEL

Sıra: 6
Katılım: 14

Ortalama: 11,57

Sıra: 20
Katılım: 64

Ortalama: 9,11

Sıra: 163
Katılım: 420

Ortalama: 10,73

Sıra: 194
Katılım: 574

Ortalama: 9,11

Sıra: 40441
Katılım: 47344

Ortalama: 36,09

Türkçe

Soru Sayısı
15

Doğru
5

Yanlış
6

Boş
4

Net
3,00

B Cevap Anahtarı
123456789012345

CBABADBCDCDCABD

aBAcAcB    dcaD

Öğr. %20

Sınıf %16

Kurum %10

İlçe %13

İl %11

Genel %38

 

Matematik

Soru Sayısı
15

Doğru
0

Yanlış
3

Boş
12

Net
-1,00

B Cevap Anahtarı
123456789012345

BACDDCDDACDABBC

c     a    b   

Öğr. %-7

Sınıf %7

Kurum %7

İlçe %9

İl %7

Genel %35

 

Fen

Soru Sayısı
15

Doğru
7

Yanlış
6

Boş
2

Net
5,00

B Cevap Anahtarı
123456789012345

CCAADBADCABBCDC

badA Bdb ABBCaC

Öğr. %33

Sınıf %32

Kurum %21

İlçe %25

İl %22

Genel %49

 

Sosyal Bil.

Soru Sayısı
10

Doğru
4

Yanlış
2

Boş
4

Net
3,33

B Cevap Anahtarı
123456789012345

CBCDBCDACB

 BCD b Aa 

Öğr. %33

Sınıf %26

Kurum %19

İlçe %20

İl %18

Genel %59

 

Din K.ve A.B.

Soru Sayısı
10

Doğru
4

Yanlış
1

Boş
5

Net
3,67

B Cevap Anahtarı
123456789012345

DAABCBCCAD

DA BaB    

Öğr. %37

Sınıf %11

Kurum %12

İlçe %13

İl %11

Genel %73

 

İngilizce

Soru Sayısı
10

Doğru
2

Yanlış
5

Boş
3

Net
0,33

B Cevap Anahtarı
123456789012345

DBCBAACBCA

D ba d dbA

Öğr. %3

Sınıf %-3

Kurum %4

İlçe %6

İl %5

Genel %48

 

SORU ANALİZİ

Türkçe DC ÖC ?

1 Metnin  içeriğini  yorumlar C A -
2 Metinle  ilgili  soruları  cevaplar B B +
3 Deyim  ve  atasözlerinin  metne  katkısını  belirler A A +
4 Deyim  ve  atasözlerinin  metne  katkısını  belirler. B C -
5 Yazdıklarını  düzenler. A A +
6 Noktalama  işaretlerine  dikkat  ederek  sesli  ve  sessiz  okur. D C -
7 Görsellerle  ilgili  soruları  cevaplar. B B +
8 Grafik,  tablo  ve  çizelgeyle  sunulan  bilgileri  yorumlar. C  b
9 Grafik,  tablo  ve  çizelgeyle  sunulan  bilgileri  yorumlar. D  b
10 Grafik,  tablo  ve  çizelgeyle  sunulan  bilgileri  yorumlar. C  b

Matematik DC ÖC ?

1 Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar.B C -
2 Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. A  b
3 Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar.C  b
4 2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10’a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. D  b
5 Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. D  b
6 Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar.C  b
7 Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar.D A -
8 Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar D  b
9 Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. A  b
10 Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. C  b

Fen DC ÖC ?

1 Ay tutulması esnasında Ay’ın hangi evrede olduğuna değinilir C B -
2 Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. C A -
3 Gezegenlerin Güneş’e olan uzaklık sıralamasına değinilir. A D -
4 Kas çeşitlerinin çalışma prensipleri (istemli - istemsiz) ve yorulma durumlarıA A +
5 Gezegenlerin temel özelliklerine (karasal, gazsal, iç gezegen, dış gezegen) değinilirD  b
6 Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. B B +
7 Kemiklerin yapısına girilmeksizin kemik çeşitleri kısa, uzun ve yassı olarak verilir.A D -
8 Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. D B -
9 Gezegenlerin Güneş’e olan uzaklık sıralamasına değinilir. C  b
10 Meteor, gök taşı, asteroit kavramlarına değinilir. A A +

Sosyal Bil. DC ÖC ?

1 Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.C  b
2 Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini
savunur.B B +
3 .Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgularC C +
4 Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.D D +
5 Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır.B  b
6 . Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. C B -
7 Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.D  b
8 . Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz
ederA A +
9 . Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. C A -
10 Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır.B  b

Din K.ve A.B. DC ÖC ?

1 6.1.1. Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar D D +
2 6.1.1. Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar A A +
3 6.1.2. Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar A  b
4 6.1.2. Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar B B +
5 6.1.3. Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder C A -
6 6.1.3. Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder B B +
7 6.1.2. Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar C  b
8 6.1.4. Vahyin gönderiliş amacını araştırır C  b
9 6.1.1. Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar A  b
10 6.1.2. Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar D  b

İngilizce DC ÖC ?

1 Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions.D D +
2 Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions.B  b
3 Students will be able to tell the time and dates. C B -
4 Students will be able to talk about repeated actions. B A -
5 Students will be able to recognize expressions related to repeated actions.A  b
6 Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions.A D -
7 Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions.C  b
8 Students will be able to express their opinions about the food they like and don’t like.B D -
9 Students will be able to identify the names of different food in an oral text.C B -



6. SINIF 1.DENEME

ŞIRNAK / ŞIRNAK MERKEZ
Atatürk Ortaokulu

329 - ÜMMÜGÜLSÜM AKÇA
6B

249,032

75 34 23 18 35

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Başarı %

ŞUBE KURUM İLÇE İL GENEL

Sıra: 1
Katılım: 14

Ortalama: 11,57

Sıra: 3
Katılım: 64

Ortalama: 9,11

Sıra: 40
Katılım: 420

Ortalama: 10,73

Sıra: 42
Katılım: 574

Ortalama: 9,11

Sıra: 25603
Katılım: 47344

Ortalama: 36,09

Türkçe

Soru Sayısı
15

Doğru
8

Yanlış
6

Boş
1

Net
6,00

B Cevap Anahtarı
123456789012345

CBABADBCDCDCABD

bBABcDBdDCcCdd 

Öğr. %40

Sınıf %16

Kurum %10

İlçe %13

İl %11

Genel %38

 

Matematik

Soru Sayısı
15

Doğru
4

Yanlış
0

Boş
11

Net
4,00

B Cevap Anahtarı
123456789012345

BACDDCDDACDABBC

   DDCD        

Öğr. %27

Sınıf %7

Kurum %7

İlçe %9

İl %7

Genel %35

 

Fen

Soru Sayısı
15

Doğru
10

Yanlış
5

Boş
0

Net
8,33

B Cevap Anahtarı
123456789012345

CCAADBADCABBCDC

adbADBADaABBCaC

Öğr. %56

Sınıf %32

Kurum %21

İlçe %25

İl %22

Genel %49

 

Sosyal Bil.

Soru Sayısı
10

Doğru
6

Yanlış
4

Boş
0

Net
4,67

B Cevap Anahtarı
123456789012345

CBCDBCDACB

dBCDdbbACB

Öğr. %47

Sınıf %26

Kurum %19

İlçe %20

İl %18

Genel %59

 

Din K.ve A.B.

Soru Sayısı
10

Doğru
5

Yanlış
4

Boş
1

Net
3,67

B Cevap Anahtarı
123456789012345

DAABCBCCAD

D AcbBbCAc

Öğr. %37

Sınıf %11

Kurum %12

İlçe %13

İl %11

Genel %73

 

İngilizce

Soru Sayısı
10

Doğru
1

Yanlış
4

Boş
5

Net
-0,33

B Cevap Anahtarı
123456789012345

DBCBAACBCA

    c ddCb

Öğr. %-3

Sınıf %-3

Kurum %4

İlçe %6

İl %5

Genel %48

 

SORU ANALİZİ

Türkçe DC ÖC ?

1 Metnin  içeriğini  yorumlar C B -
2 Metinle  ilgili  soruları  cevaplar B B +
3 Deyim  ve  atasözlerinin  metne  katkısını  belirler A A +
4 Deyim  ve  atasözlerinin  metne  katkısını  belirler. B B +
5 Yazdıklarını  düzenler. A C -
6 Noktalama  işaretlerine  dikkat  ederek  sesli  ve  sessiz  okur. D D +
7 Görsellerle  ilgili  soruları  cevaplar. B B +
8 Grafik,  tablo  ve  çizelgeyle  sunulan  bilgileri  yorumlar. C D -
9 Grafik,  tablo  ve  çizelgeyle  sunulan  bilgileri  yorumlar. D D +
10 Grafik,  tablo  ve  çizelgeyle  sunulan  bilgileri  yorumlar. C C +

Matematik DC ÖC ?

1 Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar.B  b
2 Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. A  b
3 Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar.C  b
4 2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10’a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. D D +
5 Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. D D +
6 Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar.C C +
7 Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar.D D +
8 Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar D  b
9 Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. A  b
10 Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. C  b

Fen DC ÖC ?

1 Ay tutulması esnasında Ay’ın hangi evrede olduğuna değinilir C A -
2 Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. C D -
3 Gezegenlerin Güneş’e olan uzaklık sıralamasına değinilir. A B -
4 Kas çeşitlerinin çalışma prensipleri (istemli - istemsiz) ve yorulma durumlarıA A +
5 Gezegenlerin temel özelliklerine (karasal, gazsal, iç gezegen, dış gezegen) değinilirD D +
6 Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. B B +
7 Kemiklerin yapısına girilmeksizin kemik çeşitleri kısa, uzun ve yassı olarak verilir.A A +
8 Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. D D +
9 Gezegenlerin Güneş’e olan uzaklık sıralamasına değinilir. C A -
10 Meteor, gök taşı, asteroit kavramlarına değinilir. A A +

Sosyal Bil. DC ÖC ?

1 Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.C D -
2 Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini
savunur.B B +
3 .Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgularC C +
4 Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.D D +
5 Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır.B D -
6 . Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. C B -
7 Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.D B -
8 . Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz
ederA A +
9 . Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. C C +
10 Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır.B B +

Din K.ve A.B. DC ÖC ?

1 6.1.1. Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar D D +
2 6.1.1. Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar A  b
3 6.1.2. Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar A A +
4 6.1.2. Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar B C -
5 6.1.3. Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder C B -
6 6.1.3. Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder B B +
7 6.1.2. Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar C B -
8 6.1.4. Vahyin gönderiliş amacını araştırır C C +
9 6.1.1. Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar A A +
10 6.1.2. Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar D C -

İngilizce DC ÖC ?

1 Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions.D  b
2 Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions.B  b
3 Students will be able to tell the time and dates. C  b
4 Students will be able to talk about repeated actions. B  b
5 Students will be able to recognize expressions related to repeated actions.A C -
6 Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions.A  b
7 Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions.C D -
8 Students will be able to express their opinions about the food they like and don’t like.B D -
9 Students will be able to identify the names of different food in an oral text.C C +



6. SINIF 1.DENEME

ŞIRNAK / ŞIRNAK MERKEZ
Atatürk Ortaokulu

22 - ADAR OSAL
6C

145,498

75 22 47 6 8

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Başarı %

ŞUBE KURUM İLÇE İL GENEL

Sıra: 15
Katılım: 31

Ortalama: 8,26

Sıra: 32
Katılım: 64

Ortalama: 9,11

Sıra: 214
Katılım: 420

Ortalama: 10,73

Sıra: 258
Katılım: 574

Ortalama: 9,11

Sıra: 44783
Katılım: 47344

Ortalama: 36,09

Türkçe

Soru Sayısı
15

Doğru
6

Yanlış
7

Boş
2

Net
3,67

B Cevap Anahtarı
123456789012345

CBABADBCDCDCABD

bBAaADdC d bdBb

Öğr. %24

Sınıf %8

Kurum %10

İlçe %13

İl %11

Genel %38

 

Matematik

Soru Sayısı
15

Doğru
3

Yanlış
8

Boş
4

Net
0,33

B Cevap Anahtarı
123456789012345

BACDDCDDACDABBC

dcC DaD cb bdd 

Öğr. %2

Sınıf %7

Kurum %7

İlçe %9

İl %7

Genel %35

 

Fen

Soru Sayısı
15

Doğru
6

Yanlış
9

Boş
0

Net
3,00

B Cevap Anahtarı
123456789012345

CCAADBADCABBCDC

CacAbdAcCbcBCba

Öğr. %20

Sınıf %18

Kurum %21

İlçe %25

İl %22

Genel %49

 

Sosyal Bil.

Soru Sayısı
10

Doğru
5

Yanlış
5

Boş
0

Net
3,33

B Cevap Anahtarı
123456789012345

CBCDBCDACB

CBCcBbcdCd

Öğr. %33

Sınıf %15

Kurum %19

İlçe %20

İl %18

Genel %59

 

Din K.ve A.B.

Soru Sayısı
10

Doğru
1

Yanlış
9

Boş
0

Net
-2,00

B Cevap Anahtarı
123456789012345

DAABCBCCAD

cbbBddbacb

Öğr. %-20

Sınıf %14

Kurum %12

İlçe %13

İl %11

Genel %73

 

İngilizce

Soru Sayısı
10

Doğru
1

Yanlış
9

Boş
0

Net
-2,00

B Cevap Anahtarı
123456789012345

DBCBAACBCA

cdbdcAdcbd

Öğr. %-20

Sınıf %3

Kurum %4

İlçe %6

İl %5

Genel %48

 

SORU ANALİZİ

Türkçe DC ÖC ?

1 Metnin  içeriğini  yorumlar C B -
2 Metinle  ilgili  soruları  cevaplar B B +
3 Deyim  ve  atasözlerinin  metne  katkısını  belirler A A +
4 Deyim  ve  atasözlerinin  metne  katkısını  belirler. B A -
5 Yazdıklarını  düzenler. A A +
6 Noktalama  işaretlerine  dikkat  ederek  sesli  ve  sessiz  okur. D D +
7 Görsellerle  ilgili  soruları  cevaplar. B D -
8 Grafik,  tablo  ve  çizelgeyle  sunulan  bilgileri  yorumlar. C C +
9 Grafik,  tablo  ve  çizelgeyle  sunulan  bilgileri  yorumlar. D  b
10 Grafik,  tablo  ve  çizelgeyle  sunulan  bilgileri  yorumlar. C D -

Matematik DC ÖC ?

1 Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar.B D -
2 Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. A C -
3 Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar.C C +
4 2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10’a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. D  b
5 Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. D D +
6 Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar.C A -
7 Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar.D D +
8 Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar D  b
9 Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. A C -
10 Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. C B -

Fen DC ÖC ?

1 Ay tutulması esnasında Ay’ın hangi evrede olduğuna değinilir C C +
2 Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. C A -
3 Gezegenlerin Güneş’e olan uzaklık sıralamasına değinilir. A C -
4 Kas çeşitlerinin çalışma prensipleri (istemli - istemsiz) ve yorulma durumlarıA A +
5 Gezegenlerin temel özelliklerine (karasal, gazsal, iç gezegen, dış gezegen) değinilirD B -
6 Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. B D -
7 Kemiklerin yapısına girilmeksizin kemik çeşitleri kısa, uzun ve yassı olarak verilir.A A +
8 Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. D C -
9 Gezegenlerin Güneş’e olan uzaklık sıralamasına değinilir. C C +
10 Meteor, gök taşı, asteroit kavramlarına değinilir. A B -

Sosyal Bil. DC ÖC ?

1 Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.C C +
2 Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini
savunur.B B +
3 .Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgularC C +
4 Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.D C -
5 Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır.B B +
6 . Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. C B -
7 Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.D C -
8 . Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz
ederA D -
9 . Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. C C +
10 Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır.B D -

Din K.ve A.B. DC ÖC ?

1 6.1.1. Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar D C -
2 6.1.1. Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar A B -
3 6.1.2. Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar A B -
4 6.1.2. Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar B B +
5 6.1.3. Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder C D -
6 6.1.3. Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder B D -
7 6.1.2. Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar C B -
8 6.1.4. Vahyin gönderiliş amacını araştırır C A -
9 6.1.1. Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar A C -
10 6.1.2. Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar D B -

İngilizce DC ÖC ?

1 Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions.D C -
2 Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions.B D -
3 Students will be able to tell the time and dates. C B -
4 Students will be able to talk about repeated actions. B D -
5 Students will be able to recognize expressions related to repeated actions.A C -
6 Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions.A A +
7 Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions.C D -
8 Students will be able to express their opinions about the food they like and don’t like.B C -
9 Students will be able to identify the names of different food in an oral text.C B -



6. SINIF 1.DENEME

ŞIRNAK / ŞIRNAK MERKEZ
Atatürk Ortaokulu

155 - AGİT ÜRPER
6C

190,960

75 33 39 3 27

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Başarı %

ŞUBE KURUM İLÇE İL GENEL

Sıra: 5
Katılım: 31

Ortalama: 8,26

Sıra: 12
Katılım: 64

Ortalama: 9,11

Sıra: 109
Katılım: 420

Ortalama: 10,73

Sıra: 128
Katılım: 574

Ortalama: 9,11

Sıra: 35631
Katılım: 47344

Ortalama: 36,09

Türkçe

Soru Sayısı
15

Doğru
2

Yanlış
10

Boş
3

Net
-1,33

B Cevap Anahtarı
123456789012345

CBABADBCDCDCABD

 Bc db badcddaD

Öğr. %-9

Sınıf %8

Kurum %10

İlçe %13

İl %11

Genel %38

 

Matematik

Soru Sayısı
15

Doğru
5

Yanlış
10

Boş
0

Net
1,67

B Cevap Anahtarı
123456789012345

BACDDCDDACDABBC

*b*DDaDabCadBcd

Öğr. %11

Sınıf %7

Kurum %7

İlçe %9

İl %7

Genel %35

 

Fen

Soru Sayısı
15

Doğru
10

Yanlış
5

Boş
0

Net
8,33

B Cevap Anahtarı
123456789012345

CCAADBADCABBCDC

CCAADabcCAcBCaC

Öğr. %56

Sınıf %18

Kurum %21

İlçe %25

İl %22

Genel %49

 

Sosyal Bil.

Soru Sayısı
10

Doğru
8

Yanlış
2

Boş
0

Net
7,33

B Cevap Anahtarı
123456789012345

CBCDBCDACB

CBCDd*DACB

Öğr. %73

Sınıf %15

Kurum %19

İlçe %20

İl %18

Genel %59

 

Din K.ve A.B.

Soru Sayısı
10

Doğru
5

Yanlış
5

Boş
0

Net
3,33

B Cevap Anahtarı
123456789012345

DAABCBCCAD

DcAcaBaCbD

Öğr. %33

Sınıf %14

Kurum %12

İlçe %13

İl %11

Genel %73

 

İngilizce

Soru Sayısı
10

Doğru
3

Yanlış
7

Boş
0

Net
0,67

B Cevap Anahtarı
123456789012345

DBCBAACBCA

bcacdACBab

Öğr. %7

Sınıf %3

Kurum %4

İlçe %6

İl %5

Genel %48

 

SORU ANALİZİ

Türkçe DC ÖC ?

1 Metnin  içeriğini  yorumlar C  b
2 Metinle  ilgili  soruları  cevaplar B B +
3 Deyim  ve  atasözlerinin  metne  katkısını  belirler A C -
4 Deyim  ve  atasözlerinin  metne  katkısını  belirler. B  b
5 Yazdıklarını  düzenler. A D -
6 Noktalama  işaretlerine  dikkat  ederek  sesli  ve  sessiz  okur. D B -
7 Görsellerle  ilgili  soruları  cevaplar. B  b
8 Grafik,  tablo  ve  çizelgeyle  sunulan  bilgileri  yorumlar. C B -
9 Grafik,  tablo  ve  çizelgeyle  sunulan  bilgileri  yorumlar. D A -
10 Grafik,  tablo  ve  çizelgeyle  sunulan  bilgileri  yorumlar. C D -

Matematik DC ÖC ?

1 Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar.B * -
2 Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. A B -
3 Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar.C * -
4 2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10’a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. D D +
5 Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. D D +
6 Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar.C A -
7 Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar.D D +
8 Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar D A -
9 Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. A B -
10 Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. C C +

Fen DC ÖC ?

1 Ay tutulması esnasında Ay’ın hangi evrede olduğuna değinilir C C +
2 Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. C C +
3 Gezegenlerin Güneş’e olan uzaklık sıralamasına değinilir. A A +
4 Kas çeşitlerinin çalışma prensipleri (istemli - istemsiz) ve yorulma durumlarıA A +
5 Gezegenlerin temel özelliklerine (karasal, gazsal, iç gezegen, dış gezegen) değinilirD D +
6 Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. B A -
7 Kemiklerin yapısına girilmeksizin kemik çeşitleri kısa, uzun ve yassı olarak verilir.A B -
8 Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. D C -
9 Gezegenlerin Güneş’e olan uzaklık sıralamasına değinilir. C C +
10 Meteor, gök taşı, asteroit kavramlarına değinilir. A A +

Sosyal Bil. DC ÖC ?

1 Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.C C +
2 Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini
savunur.B B +
3 .Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgularC C +
4 Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.D D +
5 Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır.B D -
6 . Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. C * -
7 Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.D D +
8 . Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz
ederA A +
9 . Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. C C +
10 Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır.B B +

Din K.ve A.B. DC ÖC ?

1 6.1.1. Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar D D +
2 6.1.1. Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar A C -
3 6.1.2. Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar A A +
4 6.1.2. Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar B C -
5 6.1.3. Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder C A -
6 6.1.3. Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder B B +
7 6.1.2. Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar C A -
8 6.1.4. Vahyin gönderiliş amacını araştırır C C +
9 6.1.1. Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar A B -
10 6.1.2. Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar D D +

İngilizce DC ÖC ?

1 Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions.D B -
2 Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions.B C -
3 Students will be able to tell the time and dates. C A -
4 Students will be able to talk about repeated actions. B C -
5 Students will be able to recognize expressions related to repeated actions.A D -
6 Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions.A A +
7 Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions.C C +
8 Students will be able to express their opinions about the food they like and don’t like.B B +
9 Students will be able to identify the names of different food in an oral text.C A -



6. SINIF 1.DENEME

ŞIRNAK / ŞIRNAK MERKEZ
Atatürk Ortaokulu

175 - ASUMAN KÜLTER
6C

130,966

75 18 45 12 4

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Başarı %

ŞUBE KURUM İLÇE İL GENEL

Sıra: 19
Katılım: 31

Ortalama: 8,26

Sıra: 42
Katılım: 64

Ortalama: 9,11

Sıra: 254
Katılım: 420

Ortalama: 10,73

Sıra: 312
Katılım: 574

Ortalama: 9,11

Sıra: 45325
Katılım: 47344

Ortalama: 36,09

Türkçe

Soru Sayısı
15

Doğru
6

Yanlış
9

Boş
0

Net
3,00

B Cevap Anahtarı
123456789012345

CBABADBCDCDCABD

aaccbDBCbbDbAcD

Öğr. %20

Sınıf %8

Kurum %10

İlçe %13

İl %11

Genel %38

 

Matematik

Soru Sayısı
15

Doğru
3

Yanlış
7

Boş
5

Net
0,67

B Cevap Anahtarı
123456789012345

BACDDCDDACDABBC

cAdaadDcbC     

Öğr. %4

Sınıf %7

Kurum %7

İlçe %9

İl %7

Genel %35

 

Fen

Soru Sayısı
15

Doğru
5

Yanlış
10

Boş
0

Net
1,67

B Cevap Anahtarı
123456789012345

CCAADBADCABBCDC

CbAcaBbbdbcBbaC

Öğr. %11

Sınıf %18

Kurum %21

İlçe %25

İl %22

Genel %49

 

Sosyal Bil.

Soru Sayısı
10

Doğru
2

Yanlış
8

Boş
0

Net
-0,67

B Cevap Anahtarı
123456789012345

CBCDBCDACB

aBabdCcbac

Öğr. %-7

Sınıf %15

Kurum %19

İlçe %20

İl %18

Genel %59

 

Din K.ve A.B.

Soru Sayısı
10

Doğru
2

Yanlış
8

Boş
0

Net
-0,67

B Cevap Anahtarı
123456789012345

DAABCBCCAD

DcbdadbCba

Öğr. %-7

Sınıf %14

Kurum %12

İlçe %13

İl %11

Genel %73

 

İngilizce

Soru Sayısı
10

Doğru
0

Yanlış
3

Boş
7

Net
-1,00

B Cevap Anahtarı
123456789012345

DBCBAACBCA

aaa       

Öğr. %-10

Sınıf %3

Kurum %4

İlçe %6

İl %5

Genel %48

 

SORU ANALİZİ

Türkçe DC ÖC ?

1 Metnin  içeriğini  yorumlar C A -
2 Metinle  ilgili  soruları  cevaplar B A -
3 Deyim  ve  atasözlerinin  metne  katkısını  belirler A C -
4 Deyim  ve  atasözlerinin  metne  katkısını  belirler. B C -
5 Yazdıklarını  düzenler. A B -
6 Noktalama  işaretlerine  dikkat  ederek  sesli  ve  sessiz  okur. D D +
7 Görsellerle  ilgili  soruları  cevaplar. B B +
8 Grafik,  tablo  ve  çizelgeyle  sunulan  bilgileri  yorumlar. C C +
9 Grafik,  tablo  ve  çizelgeyle  sunulan  bilgileri  yorumlar. D B -
10 Grafik,  tablo  ve  çizelgeyle  sunulan  bilgileri  yorumlar. C B -

Matematik DC ÖC ?

1 Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar.B C -
2 Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. A A +
3 Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar.C D -
4 2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10’a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. D A -
5 Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. D A -
6 Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar.C D -
7 Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar.D D +
8 Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar D C -
9 Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. A B -
10 Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. C C +

Fen DC ÖC ?

1 Ay tutulması esnasında Ay’ın hangi evrede olduğuna değinilir C C +
2 Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. C B -
3 Gezegenlerin Güneş’e olan uzaklık sıralamasına değinilir. A A +
4 Kas çeşitlerinin çalışma prensipleri (istemli - istemsiz) ve yorulma durumlarıA C -
5 Gezegenlerin temel özelliklerine (karasal, gazsal, iç gezegen, dış gezegen) değinilirD A -
6 Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. B B +
7 Kemiklerin yapısına girilmeksizin kemik çeşitleri kısa, uzun ve yassı olarak verilir.A B -
8 Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. D B -
9 Gezegenlerin Güneş’e olan uzaklık sıralamasına değinilir. C D -
10 Meteor, gök taşı, asteroit kavramlarına değinilir. A B -

Sosyal Bil. DC ÖC ?

1 Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.C A -
2 Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini
savunur.B B +
3 .Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgularC A -
4 Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.D B -
5 Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır.B D -
6 . Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. C C +
7 Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.D C -
8 . Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz
ederA B -
9 . Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. C A -
10 Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır.B C -

Din K.ve A.B. DC ÖC ?

1 6.1.1. Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar D D +
2 6.1.1. Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar A C -
3 6.1.2. Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar A B -
4 6.1.2. Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar B D -
5 6.1.3. Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder C A -
6 6.1.3. Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder B D -
7 6.1.2. Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar C B -
8 6.1.4. Vahyin gönderiliş amacını araştırır C C +
9 6.1.1. Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar A B -
10 6.1.2. Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar D A -

İngilizce DC ÖC ?

1 Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions.D A -
2 Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions.B A -
3 Students will be able to tell the time and dates. C A -
4 Students will be able to talk about repeated actions. B  b
5 Students will be able to recognize expressions related to repeated actions.A  b
6 Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions.A  b
7 Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions.C  b
8 Students will be able to express their opinions about the food they like and don’t like.B  b
9 Students will be able to identify the names of different food in an oral text.C  b



6. SINIF 1.DENEME

ŞIRNAK / ŞIRNAK MERKEZ
Atatürk Ortaokulu

70 - AZAT UCA
6C

47,463

75 14 61 0 -8

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Başarı %

ŞUBE KURUM İLÇE İL GENEL

Sıra: 31
Katılım: 31

Ortalama: 8,26

Sıra: 64
Katılım: 64

Ortalama: 9,11

Sıra: 414
Katılım: 420

Ortalama: 10,73

Sıra: 564
Katılım: 574

Ortalama: 9,11

Sıra: 47269
Katılım: 47344

Ortalama: 36,09

Türkçe

Soru Sayısı
15

Doğru
3

Yanlış
12

Boş
0

Net
-1,00

B Cevap Anahtarı
123456789012345

CBABADBCDCDCABD

CaddbcaCcaabcaD

Öğr. %-7

Sınıf %8

Kurum %10

İlçe %13

İl %11

Genel %38

 

Matematik

Soru Sayısı
15

Doğru
1

Yanlış
14

Boş
0

Net
-3,67

B Cevap Anahtarı
123456789012345

BACDDCDDACDABBC

Bcbaaacbbabdcab

Öğr. %-24

Sınıf %7

Kurum %7

İlçe %9

İl %7

Genel %35

 

Fen

Soru Sayısı
15

Doğru
2

Yanlış
13

Boş
0

Net
-2,33

B Cevap Anahtarı
123456789012345

CCAADBADCABBCDC

CbbdccbDdcacbad

Öğr. %-16

Sınıf %18

Kurum %21

İlçe %25

İl %22

Genel %49

 

Sosyal Bil.

Soru Sayısı
10

Doğru
3

Yanlış
7

Boş
0

Net
0,67

B Cevap Anahtarı
123456789012345

CBCDBCDACB

adCcBabcdB

Öğr. %7

Sınıf %15

Kurum %19

İlçe %20

İl %18

Genel %59

 

Din K.ve A.B.

Soru Sayısı
10

Doğru
3

Yanlış
7

Boş
0

Net
0,67

B Cevap Anahtarı
123456789012345

DAABCBCCAD

DAbcdaCabb

Öğr. %7

Sınıf %14

Kurum %12

İlçe %13

İl %11

Genel %73

 

İngilizce

Soru Sayısı
10

Doğru
2

Yanlış
8

Boş
0

Net
-0,67

B Cevap Anahtarı
123456789012345

DBCBAACBCA

DcbadAbdad

Öğr. %-7

Sınıf %3

Kurum %4

İlçe %6

İl %5

Genel %48

 

SORU ANALİZİ

Türkçe DC ÖC ?

1 Metnin  içeriğini  yorumlar C C +
2 Metinle  ilgili  soruları  cevaplar B A -
3 Deyim  ve  atasözlerinin  metne  katkısını  belirler A D -
4 Deyim  ve  atasözlerinin  metne  katkısını  belirler. B D -
5 Yazdıklarını  düzenler. A B -
6 Noktalama  işaretlerine  dikkat  ederek  sesli  ve  sessiz  okur. D C -
7 Görsellerle  ilgili  soruları  cevaplar. B A -
8 Grafik,  tablo  ve  çizelgeyle  sunulan  bilgileri  yorumlar. C C +
9 Grafik,  tablo  ve  çizelgeyle  sunulan  bilgileri  yorumlar. D C -
10 Grafik,  tablo  ve  çizelgeyle  sunulan  bilgileri  yorumlar. C A -

Matematik DC ÖC ?

1 Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar.B B +
2 Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. A C -
3 Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar.C B -
4 2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10’a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. D A -
5 Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. D A -
6 Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar.C A -
7 Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar.D C -
8 Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar D B -
9 Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. A B -
10 Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. C A -

Fen DC ÖC ?

1 Ay tutulması esnasında Ay’ın hangi evrede olduğuna değinilir C C +
2 Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. C B -
3 Gezegenlerin Güneş’e olan uzaklık sıralamasına değinilir. A B -
4 Kas çeşitlerinin çalışma prensipleri (istemli - istemsiz) ve yorulma durumlarıA D -
5 Gezegenlerin temel özelliklerine (karasal, gazsal, iç gezegen, dış gezegen) değinilirD C -
6 Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. B C -
7 Kemiklerin yapısına girilmeksizin kemik çeşitleri kısa, uzun ve yassı olarak verilir.A B -
8 Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. D D +
9 Gezegenlerin Güneş’e olan uzaklık sıralamasına değinilir. C D -
10 Meteor, gök taşı, asteroit kavramlarına değinilir. A C -

Sosyal Bil. DC ÖC ?

1 Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.C A -
2 Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini
savunur.B D -
3 .Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgularC C +
4 Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.D C -
5 Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır.B B +
6 . Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. C A -
7 Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.D B -
8 . Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz
ederA C -
9 . Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. C D -
10 Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır.B B +

Din K.ve A.B. DC ÖC ?

1 6.1.1. Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar D D +
2 6.1.1. Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar A A +
3 6.1.2. Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar A B -
4 6.1.2. Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar B C -
5 6.1.3. Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder C D -
6 6.1.3. Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder B A -
7 6.1.2. Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar C C +
8 6.1.4. Vahyin gönderiliş amacını araştırır C A -
9 6.1.1. Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar A B -
10 6.1.2. Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar D B -

İngilizce DC ÖC ?

1 Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions.D D +
2 Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions.B C -
3 Students will be able to tell the time and dates. C B -
4 Students will be able to talk about repeated actions. B A -
5 Students will be able to recognize expressions related to repeated actions.A D -
6 Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions.A A +
7 Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions.C B -
8 Students will be able to express their opinions about the food they like and don’t like.B D -
9 Students will be able to identify the names of different food in an oral text.C A -



6. SINIF 1.DENEME

ŞIRNAK / ŞIRNAK MERKEZ
Atatürk Ortaokulu

43 - BARIŞ KOLUMAN
6C

70,228

75 15 60 0 -7

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Başarı %

ŞUBE KURUM İLÇE İL GENEL

Sıra: 29
Katılım: 31

Ortalama: 8,26

Sıra: 60
Katılım: 64

Ortalama: 9,11

Sıra: 399
Katılım: 420

Ortalama: 10,73

Sıra: 534
Katılım: 574

Ortalama: 9,11

Sıra: 47085
Katılım: 47344

Ortalama: 36,09

Türkçe

Soru Sayısı
15

Doğru
2

Yanlış
13

Boş
0

Net
-2,33

B Cevap Anahtarı
123456789012345

CBABADBCDCDCABD

dccBccdababCddc

Öğr. %-16

Sınıf %8

Kurum %10

İlçe %13

İl %11

Genel %38

 

Matematik

Soru Sayısı
15

Doğru
4

Yanlış
11

Boş
0

Net
0,33

B Cevap Anahtarı
123456789012345

BACDDCDDACDABBC

BcCaDabacabcdBd

Öğr. %2

Sınıf %7

Kurum %7

İlçe %9

İl %7

Genel %35

 

Fen

Soru Sayısı
15

Doğru
2

Yanlış
13

Boş
0

Net
-2,33

B Cevap Anahtarı
123456789012345

CCAADBADCABBCDC

dbcbacAbabdcCaa

Öğr. %-16

Sınıf %18

Kurum %21

İlçe %25

İl %22

Genel %49

 

Sosyal Bil.

Soru Sayısı
10

Doğru
2

Yanlış
8

Boş
0

Net
-0,67

B Cevap Anahtarı
123456789012345

CBCDBCDACB

badacCbAad

Öğr. %-7

Sınıf %15

Kurum %19

İlçe %20

İl %18

Genel %59

 

Din K.ve A.B.

Soru Sayısı
10

Doğru
2

Yanlış
8

Boş
0

Net
-0,67

B Cevap Anahtarı
123456789012345

DAABCBCCAD

abdBbaabAb

Öğr. %-7

Sınıf %14

Kurum %12

İlçe %13

İl %11

Genel %73

 

İngilizce

Soru Sayısı
10

Doğru
3

Yanlış
7

Boş
0

Net
0,67

B Cevap Anahtarı
123456789012345

DBCBAACBCA

cabdAdCaCc

Öğr. %7

Sınıf %3

Kurum %4

İlçe %6

İl %5

Genel %48

 

SORU ANALİZİ

Türkçe DC ÖC ?

1 Metnin  içeriğini  yorumlar C D -
2 Metinle  ilgili  soruları  cevaplar B C -
3 Deyim  ve  atasözlerinin  metne  katkısını  belirler A C -
4 Deyim  ve  atasözlerinin  metne  katkısını  belirler. B B +
5 Yazdıklarını  düzenler. A C -
6 Noktalama  işaretlerine  dikkat  ederek  sesli  ve  sessiz  okur. D C -
7 Görsellerle  ilgili  soruları  cevaplar. B D -
8 Grafik,  tablo  ve  çizelgeyle  sunulan  bilgileri  yorumlar. C A -
9 Grafik,  tablo  ve  çizelgeyle  sunulan  bilgileri  yorumlar. D B -
10 Grafik,  tablo  ve  çizelgeyle  sunulan  bilgileri  yorumlar. C A -

Matematik DC ÖC ?

1 Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar.B B +
2 Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. A C -
3 Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar.C C +
4 2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10’a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. D A -
5 Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. D D +
6 Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar.C A -
7 Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar.D B -
8 Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar D A -
9 Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. A C -
10 Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. C A -

Fen DC ÖC ?

1 Ay tutulması esnasında Ay’ın hangi evrede olduğuna değinilir C D -
2 Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. C B -
3 Gezegenlerin Güneş’e olan uzaklık sıralamasına değinilir. A C -
4 Kas çeşitlerinin çalışma prensipleri (istemli - istemsiz) ve yorulma durumlarıA B -
5 Gezegenlerin temel özelliklerine (karasal, gazsal, iç gezegen, dış gezegen) değinilirD A -
6 Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. B C -
7 Kemiklerin yapısına girilmeksizin kemik çeşitleri kısa, uzun ve yassı olarak verilir.A A +
8 Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. D B -
9 Gezegenlerin Güneş’e olan uzaklık sıralamasına değinilir. C A -
10 Meteor, gök taşı, asteroit kavramlarına değinilir. A B -

Sosyal Bil. DC ÖC ?

1 Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.C B -
2 Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini
savunur.B A -
3 .Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgularC D -
4 Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.D A -
5 Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır.B C -
6 . Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. C C +
7 Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.D B -
8 . Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz
ederA A +
9 . Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. C A -
10 Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır.B D -

Din K.ve A.B. DC ÖC ?

1 6.1.1. Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar D A -
2 6.1.1. Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar A B -
3 6.1.2. Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar A D -
4 6.1.2. Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar B B +
5 6.1.3. Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder C B -
6 6.1.3. Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder B A -
7 6.1.2. Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar C A -
8 6.1.4. Vahyin gönderiliş amacını araştırır C B -
9 6.1.1. Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar A A +
10 6.1.2. Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar D B -

İngilizce DC ÖC ?

1 Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions.D C -
2 Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions.B A -
3 Students will be able to tell the time and dates. C B -
4 Students will be able to talk about repeated actions. B D -
5 Students will be able to recognize expressions related to repeated actions.A A +
6 Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions.A D -
7 Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions.C C +
8 Students will be able to express their opinions about the food they like and don’t like.B A -
9 Students will be able to identify the names of different food in an oral text.C C +



6. SINIF 1.DENEME

ŞIRNAK / ŞIRNAK MERKEZ
Atatürk Ortaokulu

199 - BEHZAT ERCAN
6C

102,739

75 20 54 1 3

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Başarı %

ŞUBE KURUM İLÇE İL GENEL

Sıra: 24
Katılım: 31

Ortalama: 8,26

Sıra: 51
Katılım: 64

Ortalama: 9,11

Sıra: 342
Katılım: 420

Ortalama: 10,73

Sıra: 441
Katılım: 574

Ortalama: 9,11

Sıra: 46357
Katılım: 47344

Ortalama: 36,09

Türkçe

Soru Sayısı
15

Doğru
4

Yanlış
10

Boş
1

Net
0,67

A Cevap Anahtarı
123456789012345

BADCBAABDBCDCDC

 dDbcAcaDdbaCba

Öğr. %4

Sınıf %8

Kurum %10

İlçe %13

İl %11

Genel %38

 

Matematik

Soru Sayısı
15

Doğru
4

Yanlış
11

Boş
0

Net
0,33

A Cevap Anahtarı
123456789012345

CDBADCADDADCBBC

dbBAcbcDabcadBa

Öğr. %2

Sınıf %7

Kurum %7

İlçe %9

İl %7

Genel %35

 

Fen

Soru Sayısı
15

Doğru
3

Yanlış
12

Boş
0

Net
-1,00

A Cevap Anahtarı
123456789012345

AACCDBCAADCDBBC

dbaacaCcdbdaBBd

Öğr. %-7

Sınıf %18

Kurum %21

İlçe %25

İl %22

Genel %49

 

Sosyal Bil.

Soru Sayısı
10

Doğru
4

Yanlış
6

Boş
0

Net
2,00

A Cevap Anahtarı
123456789012345

DCACBDBCCB

DacCaDBada

Öğr. %20

Sınıf %15

Kurum %19

İlçe %20

İl %18

Genel %59

 

Din K.ve A.B.

Soru Sayısı
10

Doğru
5

Yanlış
5

Boş
0

Net
3,33

A Cevap Anahtarı
123456789012345

BACCBCDADA

BAddBCcAbd

Öğr. %33

Sınıf %14

Kurum %12

İlçe %13

İl %11

Genel %73

 

İngilizce

Soru Sayısı
10

Doğru
0

Yanlış
10

Boş
0

Net
-3,33

A Cevap Anahtarı
123456789012345

CBACDBABCA

bcddacbdac

Öğr. %-33

Sınıf %3

Kurum %4

İlçe %6

İl %5

Genel %48

 

SORU ANALİZİ

Türkçe DC ÖC ?

1 Deyim  ve  atasözlerinin  metne  katkısını  belirler. B  b
2 Yazdıklarını  düzenler. A D -
3 Noktalama  işaretlerine  dikkat  ederek  sesli  ve  sessiz  okur. D D +
4 Metnin  içeriğini  yorumlar C B -
5 Metinle  ilgili  soruları  cevaplar B C -
6 Deyim  ve  atasözlerinin  metne  katkısını  belirler A A +
7 Bağlamdan  yararlanarak  bilmediği  kelime  ve  kelime  gruplarının  anlamını  tahmin eder.A C -
8 Metnin  ana  fikrini/ana  duygusunu  belirler. B A -
9 Metinle  ilgili  soruları  cevaplar D D +
10 Görsellerle  ilgili  soruları  cevaplar. B D -

Matematik DC ÖC ?

1 Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar.C D -
2 2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10’a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. D B -
3 Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar.B B +
4 Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. A A +
5 Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar D C -
6 Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. C B -
7 Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar.A C -
8 Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. D D +
9 Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar D A -
10 Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. A B -

Fen DC ÖC ?

1 Gezegenlerin Güneş’e olan uzaklık sıralamasına değinilir. A D -
2 Kas çeşitlerinin çalışma prensipleri (istemli - istemsiz) ve yorulma durumlarıA B -
3 Ay tutulması esnasında Ay’ın hangi evrede olduğuna değinilir C A -
4 Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. C A -
5 Gezegenlerin temel özelliklerine (karasal, gazsal, iç gezegen, dış gezegen) değinilirD C -
6 Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. B A -
7 Gezegenlerin Güneş’e olan uzaklık sıralamasına değinilir. C C +
8 Meteor, gök taşı, asteroit kavramlarına değinilir. A C -
9 Kemiklerin yapısına girilmeksizin kemik çeşitleri kısa, uzun ve yassı olarak verilir.A D -
10 Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. D B -

Sosyal Bil. DC ÖC ?

1 Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.D D +
2 .Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgularC A -
3 . Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz
ederA C -
4 . Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. C C +
5 Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır.B A -
6 Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.D D +
7 Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır.B B +
8 . Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. C A -
9 Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.C D -
10 Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini
savunur.B A -

Din K.ve A.B. DC ÖC ?

1 6.1.2. Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar B B +
2 6.1.2. Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar A A +
3 6.1.3. Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder C D -
4 6.1.2. Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar C D -
5 6.1.3. Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder B B +
6 6.1.4. Vahyin gönderiliş amacını araştırır C C +
7 6.1.2. Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar D C -
8 6.1.1. Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar A A +
9 6.1.1. Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar D B -
10 6.1.1. Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar A D -

İngilizce DC ÖC ?

1 Students will be able to tell the time and dates. C B -
2 Students will be able to talk about repeated actions. B C -
3 Students will be able to recognize expressions related to repeated actions.A D -
4 Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions.C D -
5 Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions.D A -
6 Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions.B C -
7 Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions.A B -
8 Students will be able to express their opinions about the food they like and don’t like.B D -
9 Students will be able to identify the names of different food in an oral text.C A -



6. SINIF 1.DENEME

ŞIRNAK / ŞIRNAK MERKEZ
Atatürk Ortaokulu

0 - BERİTAN GÜNGEN
6C

153,221

75 28 46 1 17

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Başarı %

ŞUBE KURUM İLÇE İL GENEL

Sıra: 13
Katılım: 31

Ortalama: 8,26

Sıra: 26
Katılım: 64

Ortalama: 9,11

Sıra: 194
Katılım: 420

Ortalama: 10,73

Sıra: 232
Katılım: 574

Ortalama: 9,11

Sıra: 44488
Katılım: 47344

Ortalama: 36,09

Türkçe

Soru Sayısı
15

Doğru
5

Yanlış
10

Boş
0

Net
1,67

A Cevap Anahtarı
123456789012345

BADCBAABDBCDCDC

accCaAbaDBCcdbb

Öğr. %11

Sınıf %8

Kurum %10

İlçe %13

İl %11

Genel %38

 

Matematik

Soru Sayısı
15

Doğru
4

Yanlış
11

Boş
0

Net
0,33

A Cevap Anahtarı
123456789012345

CDBADCADDADCBBC

dcaADaADbdbacad

Öğr. %2

Sınıf %7

Kurum %7

İlçe %9

İl %7

Genel %35

 

Fen

Soru Sayısı
15

Doğru
6

Yanlış
8

Boş
1

Net
3,33

A Cevap Anahtarı
123456789012345

AACCDBCAADCDBBC

b bCDdbAbbaDdBC

Öğr. %22

Sınıf %18

Kurum %21

İlçe %25

İl %22

Genel %49

 

Sosyal Bil.

Soru Sayısı
10

Doğru
5

Yanlış
5

Boş
0

Net
3,33

A Cevap Anahtarı
123456789012345

DCACBDBCCB

DCbadaBCCd

Öğr. %33

Sınıf %15

Kurum %19

İlçe %20

İl %18

Genel %59

 

Din K.ve A.B.

Soru Sayısı
10

Doğru
6

Yanlış
4

Boş
0

Net
4,67

A Cevap Anahtarı
123456789012345

BACCBCDADA

cAbdBCcADA

Öğr. %47

Sınıf %14

Kurum %12

İlçe %13

İl %11

Genel %73

 

İngilizce

Soru Sayısı
10

Doğru
2

Yanlış
8

Boş
0

Net
-0,67

A Cevap Anahtarı
123456789012345

CBACDBABCA

bB*acacBbb

Öğr. %-7

Sınıf %3

Kurum %4

İlçe %6

İl %5

Genel %48

 

SORU ANALİZİ

Türkçe DC ÖC ?

1 Deyim  ve  atasözlerinin  metne  katkısını  belirler. B A -
2 Yazdıklarını  düzenler. A C -
3 Noktalama  işaretlerine  dikkat  ederek  sesli  ve  sessiz  okur. D C -
4 Metnin  içeriğini  yorumlar C C +
5 Metinle  ilgili  soruları  cevaplar B A -
6 Deyim  ve  atasözlerinin  metne  katkısını  belirler A A +
7 Bağlamdan  yararlanarak  bilmediği  kelime  ve  kelime  gruplarının  anlamını  tahmin eder.A B -
8 Metnin  ana  fikrini/ana  duygusunu  belirler. B A -
9 Metinle  ilgili  soruları  cevaplar D D +
10 Görsellerle  ilgili  soruları  cevaplar. B B +

Matematik DC ÖC ?

1 Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar.C D -
2 2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10’a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. D C -
3 Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar.B A -
4 Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. A A +
5 Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar D D +
6 Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. C A -
7 Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar.A A +
8 Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. D D +
9 Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar D B -
10 Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. A D -

Fen DC ÖC ?

1 Gezegenlerin Güneş’e olan uzaklık sıralamasına değinilir. A B -
2 Kas çeşitlerinin çalışma prensipleri (istemli - istemsiz) ve yorulma durumlarıA  b
3 Ay tutulması esnasında Ay’ın hangi evrede olduğuna değinilir C B -
4 Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. C C +
5 Gezegenlerin temel özelliklerine (karasal, gazsal, iç gezegen, dış gezegen) değinilirD D +
6 Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. B D -
7 Gezegenlerin Güneş’e olan uzaklık sıralamasına değinilir. C B -
8 Meteor, gök taşı, asteroit kavramlarına değinilir. A A +
9 Kemiklerin yapısına girilmeksizin kemik çeşitleri kısa, uzun ve yassı olarak verilir.A B -
10 Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. D B -

Sosyal Bil. DC ÖC ?

1 Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.D D +
2 .Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgularC C +
3 . Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz
ederA B -
4 . Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. C A -
5 Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır.B D -
6 Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.D A -
7 Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır.B B +
8 . Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. C C +
9 Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.C C +
10 Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini
savunur.B D -

Din K.ve A.B. DC ÖC ?

1 6.1.2. Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar B C -
2 6.1.2. Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar A A +
3 6.1.3. Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder C B -
4 6.1.2. Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar C D -
5 6.1.3. Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder B B +
6 6.1.4. Vahyin gönderiliş amacını araştırır C C +
7 6.1.2. Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar D C -
8 6.1.1. Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar A A +
9 6.1.1. Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar D D +
10 6.1.1. Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar A A +

İngilizce DC ÖC ?

1 Students will be able to tell the time and dates. C B -
2 Students will be able to talk about repeated actions. B B +
3 Students will be able to recognize expressions related to repeated actions.A * -
4 Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions.C A -
5 Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions.D C -
6 Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions.B A -
7 Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions.A C -
8 Students will be able to express their opinions about the food they like and don’t like.B B +
9 Students will be able to identify the names of different food in an oral text.C B -



6. SINIF 1.DENEME

ŞIRNAK / ŞIRNAK MERKEZ
Atatürk Ortaokulu

490 - BEYTULLAH KOLUMAN
6C

96,884

75 16 55 4 -3

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Başarı %

ŞUBE KURUM İLÇE İL GENEL

Sıra: 27
Katılım: 31

Ortalama: 8,26

Sıra: 55
Katılım: 64

Ortalama: 9,11

Sıra: 359
Katılım: 420

Ortalama: 10,73

Sıra: 465
Katılım: 574

Ortalama: 9,11

Sıra: 46531
Katılım: 47344

Ortalama: 36,09

Türkçe

Soru Sayısı
15

Doğru
2

Yanlış
11

Boş
2

Net
-1,67

A Cevap Anahtarı
123456789012345

BADCBAABDBCDCDC

abcCcAcababcd  

Öğr. %-11

Sınıf %8

Kurum %10

İlçe %13

İl %11

Genel %38

 

Matematik

Soru Sayısı
15

Doğru
4

Yanlış
11

Boş
0

Net
0,33

A Cevap Anahtarı
123456789012345

CDBADCADDADCBBC

dbBAcbdDbAbdcad

Öğr. %2

Sınıf %7

Kurum %7

İlçe %9

İl %7

Genel %35

 

Fen

Soru Sayısı
15

Doğru
5

Yanlış
10

Boş
0

Net
1,67

A Cevap Anahtarı
123456789012345

AACCDBCAADCDBBC

AcCdaddbAcCadaC

Öğr. %11

Sınıf %18

Kurum %21

İlçe %25

İl %22

Genel %49

 

Sosyal Bil.

Soru Sayısı
10

Doğru
2

Yanlış
8

Boş
0

Net
-0,67

A Cevap Anahtarı
123456789012345

DCACBDBCCB

bdAbcbcCba

Öğr. %-7

Sınıf %15

Kurum %19

İlçe %20

İl %18

Genel %59

 

Din K.ve A.B.

Soru Sayısı
10

Doğru
3

Yanlış
7

Boş
0

Net
0,67

A Cevap Anahtarı
123456789012345

BACCBCDADA

BAdCcabcbd

Öğr. %7

Sınıf %14

Kurum %12

İlçe %13

İl %11

Genel %73

 

İngilizce

Soru Sayısı
10

Doğru
0

Yanlış
8

Boş
2

Net
-2,67

A Cevap Anahtarı
123456789012345

CBACDBABCA

baba  bcbc

Öğr. %-27

Sınıf %3

Kurum %4

İlçe %6

İl %5

Genel %48

 

SORU ANALİZİ

Türkçe DC ÖC ?

1 Deyim  ve  atasözlerinin  metne  katkısını  belirler. B A -
2 Yazdıklarını  düzenler. A B -
3 Noktalama  işaretlerine  dikkat  ederek  sesli  ve  sessiz  okur. D C -
4 Metnin  içeriğini  yorumlar C C +
5 Metinle  ilgili  soruları  cevaplar B C -
6 Deyim  ve  atasözlerinin  metne  katkısını  belirler A A +
7 Bağlamdan  yararlanarak  bilmediği  kelime  ve  kelime  gruplarının  anlamını  tahmin eder.A C -
8 Metnin  ana  fikrini/ana  duygusunu  belirler. B A -
9 Metinle  ilgili  soruları  cevaplar D B -
10 Görsellerle  ilgili  soruları  cevaplar. B A -

Matematik DC ÖC ?

1 Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar.C D -
2 2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10’a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. D B -
3 Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar.B B +
4 Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. A A +
5 Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar D C -
6 Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. C B -
7 Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar.A D -
8 Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. D D +
9 Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar D B -
10 Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. A A +

Fen DC ÖC ?

1 Gezegenlerin Güneş’e olan uzaklık sıralamasına değinilir. A A +
2 Kas çeşitlerinin çalışma prensipleri (istemli - istemsiz) ve yorulma durumlarıA C -
3 Ay tutulması esnasında Ay’ın hangi evrede olduğuna değinilir C C +
4 Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. C D -
5 Gezegenlerin temel özelliklerine (karasal, gazsal, iç gezegen, dış gezegen) değinilirD A -
6 Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. B D -
7 Gezegenlerin Güneş’e olan uzaklık sıralamasına değinilir. C D -
8 Meteor, gök taşı, asteroit kavramlarına değinilir. A B -
9 Kemiklerin yapısına girilmeksizin kemik çeşitleri kısa, uzun ve yassı olarak verilir.A A +
10 Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. D C -

Sosyal Bil. DC ÖC ?

1 Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.D B -
2 .Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgularC D -
3 . Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz
ederA A +
4 . Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. C B -
5 Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır.B C -
6 Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.D B -
7 Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır.B C -
8 . Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. C C +
9 Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.C B -
10 Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini
savunur.B A -

Din K.ve A.B. DC ÖC ?

1 6.1.2. Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar B B +
2 6.1.2. Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar A A +
3 6.1.3. Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder C D -
4 6.1.2. Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar C C +
5 6.1.3. Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder B C -
6 6.1.4. Vahyin gönderiliş amacını araştırır C A -
7 6.1.2. Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar D B -
8 6.1.1. Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar A C -
9 6.1.1. Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar D B -
10 6.1.1. Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar A D -

İngilizce DC ÖC ?

1 Students will be able to tell the time and dates. C B -
2 Students will be able to talk about repeated actions. B A -
3 Students will be able to recognize expressions related to repeated actions.A B -
4 Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions.C A -
5 Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions.D  b
6 Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions.B  b
7 Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions.A B -
8 Students will be able to express their opinions about the food they like and don’t like.B C -
9 Students will be able to identify the names of different food in an oral text.C B -



6. SINIF 1.DENEME

ŞIRNAK / ŞIRNAK MERKEZ
Atatürk Ortaokulu

248 - DİLAN ÜST*
6C

129,871

75 22 53 0 6

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Başarı %

ŞUBE KURUM İLÇE İL GENEL

Sıra: 20
Katılım: 31

Ortalama: 8,26

Sıra: 43
Katılım: 64

Ortalama: 9,11

Sıra: 257
Katılım: 420

Ortalama: 10,73

Sıra: 315
Katılım: 574

Ortalama: 9,11

Sıra: 45370
Katılım: 47344

Ortalama: 36,09

Türkçe

Soru Sayısı
15

Doğru
5

Yanlış
10

Boş
0

Net
1,67

B Cevap Anahtarı
123456789012345

CBABADBCDCDCABD

adbcAbaCcbaCAcD

Öğr. %11

Sınıf %8

Kurum %10

İlçe %13

İl %11

Genel %38

 

Matematik

Soru Sayısı
15

Doğru
6

Yanlış
9

Boş
0

Net
3,00

B Cevap Anahtarı
123456789012345

BACDDCDDACDABBC

dAbcDCcbcacABdC

Öğr. %20

Sınıf %7

Kurum %7

İlçe %9

İl %7

Genel %35

 

Fen

Soru Sayısı
15

Doğru
3

Yanlış
12

Boş
0

Net
-1,00

B Cevap Anahtarı
123456789012345

CCAADBADCABBCDC

CbccadbbdbcBaDb

Öğr. %-7

Sınıf %18

Kurum %21

İlçe %25

İl %22

Genel %49

 

Sosyal Bil.

Soru Sayısı
10

Doğru
3

Yanlış
7

Boş
0

Net
0,67

B Cevap Anahtarı
123456789012345

CBCDBCDACB

CadcabaACc

Öğr. %7

Sınıf %15

Kurum %19

İlçe %20

İl %18

Genel %59

 

Din K.ve A.B.

Soru Sayısı
10

Doğru
3

Yanlış
7

Boş
0

Net
0,67

B Cevap Anahtarı
123456789012345

DAABCBCCAD

bAbaacdCAb

Öğr. %7

Sınıf %14

Kurum %12

İlçe %13

İl %11

Genel %73

 

İngilizce

Soru Sayısı
10

Doğru
2

Yanlış
8

Boş
0

Net
-0,67

B Cevap Anahtarı
123456789012345

DBCBAACBCA

bdbacAdBbb

Öğr. %-7

Sınıf %3

Kurum %4

İlçe %6

İl %5

Genel %48

 

SORU ANALİZİ

Türkçe DC ÖC ?

1 Metnin  içeriğini  yorumlar C A -
2 Metinle  ilgili  soruları  cevaplar B D -
3 Deyim  ve  atasözlerinin  metne  katkısını  belirler A B -
4 Deyim  ve  atasözlerinin  metne  katkısını  belirler. B C -
5 Yazdıklarını  düzenler. A A +
6 Noktalama  işaretlerine  dikkat  ederek  sesli  ve  sessiz  okur. D B -
7 Görsellerle  ilgili  soruları  cevaplar. B A -
8 Grafik,  tablo  ve  çizelgeyle  sunulan  bilgileri  yorumlar. C C +
9 Grafik,  tablo  ve  çizelgeyle  sunulan  bilgileri  yorumlar. D C -
10 Grafik,  tablo  ve  çizelgeyle  sunulan  bilgileri  yorumlar. C B -

Matematik DC ÖC ?

1 Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar.B D -
2 Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. A A +
3 Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar.C B -
4 2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10’a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. D C -
5 Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. D D +
6 Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar.C C +
7 Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar.D C -
8 Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar D B -
9 Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. A C -
10 Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. C A -

Fen DC ÖC ?

1 Ay tutulması esnasında Ay’ın hangi evrede olduğuna değinilir C C +
2 Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. C B -
3 Gezegenlerin Güneş’e olan uzaklık sıralamasına değinilir. A C -
4 Kas çeşitlerinin çalışma prensipleri (istemli - istemsiz) ve yorulma durumlarıA C -
5 Gezegenlerin temel özelliklerine (karasal, gazsal, iç gezegen, dış gezegen) değinilirD A -
6 Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. B D -
7 Kemiklerin yapısına girilmeksizin kemik çeşitleri kısa, uzun ve yassı olarak verilir.A B -
8 Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. D B -
9 Gezegenlerin Güneş’e olan uzaklık sıralamasına değinilir. C D -
10 Meteor, gök taşı, asteroit kavramlarına değinilir. A B -

Sosyal Bil. DC ÖC ?

1 Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.C C +
2 Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini
savunur.B A -
3 .Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgularC D -
4 Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.D C -
5 Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır.B A -
6 . Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. C B -
7 Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.D A -
8 . Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz
ederA A +
9 . Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. C C +
10 Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır.B C -

Din K.ve A.B. DC ÖC ?

1 6.1.1. Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar D B -
2 6.1.1. Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar A A +
3 6.1.2. Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar A B -
4 6.1.2. Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar B A -
5 6.1.3. Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder C A -
6 6.1.3. Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder B C -
7 6.1.2. Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar C D -
8 6.1.4. Vahyin gönderiliş amacını araştırır C C +
9 6.1.1. Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar A A +
10 6.1.2. Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar D B -

İngilizce DC ÖC ?

1 Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions.D B -
2 Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions.B D -
3 Students will be able to tell the time and dates. C B -
4 Students will be able to talk about repeated actions. B A -
5 Students will be able to recognize expressions related to repeated actions.A C -
6 Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions.A A +
7 Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions.C D -
8 Students will be able to express their opinions about the food they like and don’t like.B B +
9 Students will be able to identify the names of different food in an oral text.C B -



6. SINIF 1.DENEME

ŞIRNAK / ŞIRNAK MERKEZ
Atatürk Ortaokulu

408 - EMİR ATABEY
6C

156,463

75 29 42 4 20

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Başarı %

ŞUBE KURUM İLÇE İL GENEL

Sıra: 12
Katılım: 31

Ortalama: 8,26

Sıra: 23
Katılım: 64

Ortalama: 9,11

Sıra: 181
Katılım: 420

Ortalama: 10,73

Sıra: 216
Katılım: 574

Ortalama: 9,11

Sıra: 40691
Katılım: 47344

Ortalama: 36,09

Türkçe

Soru Sayısı
15

Doğru
8

Yanlış
7

Boş
0

Net
5,67

A Cevap Anahtarı
123456789012345

BADCBAABDBCDCDC

BADbdbAdDcCbaDC

Öğr. %38

Sınıf %8

Kurum %10

İlçe %13

İl %11

Genel %38

 

Matematik

Soru Sayısı
15

Doğru
1

Yanlış
12

Boş
2

Net
-3,00

A Cevap Anahtarı
123456789012345

CDBADCADDADCBBC

dac bbb Dcbdccd

Öğr. %-20

Sınıf %7

Kurum %7

İlçe %9

İl %7

Genel %35

 

Fen

Soru Sayısı
15

Doğru
6

Yanlış
8

Boş
1

Net
3,33

A Cevap Anahtarı
123456789012345

AACCDBCAADCDBBC

bdCC abbAcacBBC

Öğr. %22

Sınıf %18

Kurum %21

İlçe %25

İl %22

Genel %49

 

Sosyal Bil.

Soru Sayısı
10

Doğru
5

Yanlış
5

Boş
0

Net
3,33

A Cevap Anahtarı
123456789012345

DCACBDBCCB

DCACdaBada

Öğr. %33

Sınıf %15

Kurum %19

İlçe %20

İl %18

Genel %59

 

Din K.ve A.B.

Soru Sayısı
10

Doğru
4

Yanlış
5

Boş
1

Net
2,33

A Cevap Anahtarı
123456789012345

BACCBCDADA

BAddBCacc 

Öğr. %23

Sınıf %14

Kurum %12

İlçe %13

İl %11

Genel %73

 

İngilizce

Soru Sayısı
10

Doğru
5

Yanlış
5

Boş
0

Net
3,33

A Cevap Anahtarı
123456789012345

CBACDBABCA

dBcCaaABCb

Öğr. %33

Sınıf %3

Kurum %4

İlçe %6

İl %5

Genel %48

 

SORU ANALİZİ

Türkçe DC ÖC ?

1 Deyim  ve  atasözlerinin  metne  katkısını  belirler. B B +
2 Yazdıklarını  düzenler. A A +
3 Noktalama  işaretlerine  dikkat  ederek  sesli  ve  sessiz  okur. D D +
4 Metnin  içeriğini  yorumlar C B -
5 Metinle  ilgili  soruları  cevaplar B D -
6 Deyim  ve  atasözlerinin  metne  katkısını  belirler A B -
7 Bağlamdan  yararlanarak  bilmediği  kelime  ve  kelime  gruplarının  anlamını  tahmin eder.A A +
8 Metnin  ana  fikrini/ana  duygusunu  belirler. B D -
9 Metinle  ilgili  soruları  cevaplar D D +
10 Görsellerle  ilgili  soruları  cevaplar. B C -

Matematik DC ÖC ?

1 Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar.C D -
2 2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10’a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. D A -
3 Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar.B C -
4 Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. A  b
5 Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar D B -
6 Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. C B -
7 Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar.A B -
8 Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. D  b
9 Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar D D +
10 Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. A C -

Fen DC ÖC ?

1 Gezegenlerin Güneş’e olan uzaklık sıralamasına değinilir. A B -
2 Kas çeşitlerinin çalışma prensipleri (istemli - istemsiz) ve yorulma durumlarıA D -
3 Ay tutulması esnasında Ay’ın hangi evrede olduğuna değinilir C C +
4 Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. C C +
5 Gezegenlerin temel özelliklerine (karasal, gazsal, iç gezegen, dış gezegen) değinilirD  b
6 Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. B A -
7 Gezegenlerin Güneş’e olan uzaklık sıralamasına değinilir. C B -
8 Meteor, gök taşı, asteroit kavramlarına değinilir. A B -
9 Kemiklerin yapısına girilmeksizin kemik çeşitleri kısa, uzun ve yassı olarak verilir.A A +
10 Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. D C -

Sosyal Bil. DC ÖC ?

1 Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.D D +
2 .Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgularC C +
3 . Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz
ederA A +
4 . Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. C C +
5 Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır.B D -
6 Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.D A -
7 Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır.B B +
8 . Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. C A -
9 Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.C D -
10 Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini
savunur.B A -

Din K.ve A.B. DC ÖC ?

1 6.1.2. Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar B B +
2 6.1.2. Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar A A +
3 6.1.3. Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder C D -
4 6.1.2. Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar C D -
5 6.1.3. Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder B B +
6 6.1.4. Vahyin gönderiliş amacını araştırır C C +
7 6.1.2. Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar D A -
8 6.1.1. Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar A C -
9 6.1.1. Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar D C -
10 6.1.1. Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar A  b

İngilizce DC ÖC ?

1 Students will be able to tell the time and dates. C D -
2 Students will be able to talk about repeated actions. B B +
3 Students will be able to recognize expressions related to repeated actions.A C -
4 Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions.C C +
5 Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions.D A -
6 Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions.B A -
7 Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions.A A +
8 Students will be able to express their opinions about the food they like and don’t like.B B +
9 Students will be able to identify the names of different food in an oral text.C C +



6. SINIF 1.DENEME

ŞIRNAK / ŞIRNAK MERKEZ
Atatürk Ortaokulu

493 - ERKAN İLÇİ
6C

190,935

75 30 32 13 26

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Başarı %

ŞUBE KURUM İLÇE İL GENEL

Sıra: 6
Katılım: 31

Ortalama: 8,26

Sıra: 13
Katılım: 64

Ortalama: 9,11

Sıra: 110
Katılım: 420

Ortalama: 10,73

Sıra: 129
Katılım: 574

Ortalama: 9,11

Sıra: 35636
Katılım: 47344

Ortalama: 36,09

Türkçe

Soru Sayısı
15

Doğru
5

Yanlış
8

Boş
2

Net
2,33

B Cevap Anahtarı
123456789012345

CBABADBCDCDCABD

dadaccBC C dAaD

Öğr. %16

Sınıf %8

Kurum %10

İlçe %13

İl %11

Genel %38

 

Matematik

Soru Sayısı
15

Doğru
1

Yanlış
5

Boş
9

Net
-0,67

B Cevap Anahtarı
123456789012345

BACDDCDDACDABBC

   c   bdbDc   

Öğr. %-4

Sınıf %7

Kurum %7

İlçe %9

İl %7

Genel %35

 

Fen

Soru Sayısı
15

Doğru
10

Yanlış
5

Boş
0

Net
8,33

B Cevap Anahtarı
123456789012345

CCAADBADCABBCDC

baAADdbDCABBaDC

Öğr. %56

Sınıf %18

Kurum %21

İlçe %25

İl %22

Genel %49

 

Sosyal Bil.

Soru Sayısı
10

Doğru
5

Yanlış
5

Boş
0

Net
3,33

B Cevap Anahtarı
123456789012345

CBCDBCDACB

CBCcBdacaB

Öğr. %33

Sınıf %15

Kurum %19

İlçe %20

İl %18

Genel %59

 

Din K.ve A.B.

Soru Sayısı
10

Doğru
5

Yanlış
5

Boş
0

Net
3,33

B Cevap Anahtarı
123456789012345

DAABCBCCAD

cAABbdCbbD

Öğr. %33

Sınıf %14

Kurum %12

İlçe %13

İl %11

Genel %73

 

İngilizce

Soru Sayısı
10

Doğru
4

Yanlış
4

Boş
2

Net
2,67

B Cevap Anahtarı
123456789012345

DBCBAACBCA

ccCB Ab Cc

Öğr. %27

Sınıf %3

Kurum %4

İlçe %6

İl %5

Genel %48

 

SORU ANALİZİ

Türkçe DC ÖC ?

1 Metnin  içeriğini  yorumlar C D -
2 Metinle  ilgili  soruları  cevaplar B A -
3 Deyim  ve  atasözlerinin  metne  katkısını  belirler A D -
4 Deyim  ve  atasözlerinin  metne  katkısını  belirler. B A -
5 Yazdıklarını  düzenler. A C -
6 Noktalama  işaretlerine  dikkat  ederek  sesli  ve  sessiz  okur. D C -
7 Görsellerle  ilgili  soruları  cevaplar. B B +
8 Grafik,  tablo  ve  çizelgeyle  sunulan  bilgileri  yorumlar. C C +
9 Grafik,  tablo  ve  çizelgeyle  sunulan  bilgileri  yorumlar. D  b
10 Grafik,  tablo  ve  çizelgeyle  sunulan  bilgileri  yorumlar. C C +

Matematik DC ÖC ?

1 Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar.B  b
2 Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. A  b
3 Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar.C  b
4 2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10’a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. D C -
5 Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. D  b
6 Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar.C  b
7 Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar.D  b
8 Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar D B -
9 Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. A D -
10 Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. C B -

Fen DC ÖC ?

1 Ay tutulması esnasında Ay’ın hangi evrede olduğuna değinilir C B -
2 Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. C A -
3 Gezegenlerin Güneş’e olan uzaklık sıralamasına değinilir. A A +
4 Kas çeşitlerinin çalışma prensipleri (istemli - istemsiz) ve yorulma durumlarıA A +
5 Gezegenlerin temel özelliklerine (karasal, gazsal, iç gezegen, dış gezegen) değinilirD D +
6 Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. B D -
7 Kemiklerin yapısına girilmeksizin kemik çeşitleri kısa, uzun ve yassı olarak verilir.A B -
8 Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. D D +
9 Gezegenlerin Güneş’e olan uzaklık sıralamasına değinilir. C C +
10 Meteor, gök taşı, asteroit kavramlarına değinilir. A A +

Sosyal Bil. DC ÖC ?

1 Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.C C +
2 Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini
savunur.B B +
3 .Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgularC C +
4 Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.D C -
5 Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır.B B +
6 . Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. C D -
7 Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.D A -
8 . Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz
ederA C -
9 . Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. C A -
10 Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır.B B +

Din K.ve A.B. DC ÖC ?

1 6.1.1. Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar D C -
2 6.1.1. Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar A A +
3 6.1.2. Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar A A +
4 6.1.2. Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar B B +
5 6.1.3. Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder C B -
6 6.1.3. Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder B D -
7 6.1.2. Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar C C +
8 6.1.4. Vahyin gönderiliş amacını araştırır C B -
9 6.1.1. Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar A B -
10 6.1.2. Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar D D +

İngilizce DC ÖC ?

1 Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions.D C -
2 Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions.B C -
3 Students will be able to tell the time and dates. C C +
4 Students will be able to talk about repeated actions. B B +
5 Students will be able to recognize expressions related to repeated actions.A  b
6 Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions.A A +
7 Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions.C B -
8 Students will be able to express their opinions about the food they like and don’t like.B  b
9 Students will be able to identify the names of different food in an oral text.C C +



6. SINIF 1.DENEME

ŞIRNAK / ŞIRNAK MERKEZ
Atatürk Ortaokulu

494 - ERKAN ULUER
6C

279,141

75 40 29 6 40

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Başarı %

ŞUBE KURUM İLÇE İL GENEL

Sıra: 1
Katılım: 31

Ortalama: 8,26

Sıra: 2
Katılım: 64

Ortalama: 9,11

Sıra: 22
Katılım: 420

Ortalama: 10,73

Sıra: 23
Katılım: 574

Ortalama: 9,11

Sıra: 24513
Katılım: 47344

Ortalama: 36,09

Türkçe

Soru Sayısı
15

Doğru
8

Yanlış
6

Boş
1

Net
6,00

A Cevap Anahtarı
123456789012345

BADCBAABDBCDCDC

BAbbdcAaDBCDa C

Öğr. %40

Sınıf %8

Kurum %10

İlçe %13

İl %11

Genel %38

 

Matematik

Soru Sayısı
15

Doğru
9

Yanlış
2

Boş
4

Net
8,33

A Cevap Anahtarı
123456789012345

CDBADCADDADCBBC

 DB bCADD DCc C

Öğr. %56

Sınıf %7

Kurum %7

İlçe %9

İl %7

Genel %35

 

Fen

Soru Sayısı
15

Doğru
9

Yanlış
6

Boş
0

Net
7,00

A Cevap Anahtarı
123456789012345

AACCDBCAADCDBBC

AdabDdCAdDCaBBC

Öğr. %47

Sınıf %18

Kurum %21

İlçe %25

İl %22

Genel %49

 

Sosyal Bil.

Soru Sayısı
10

Doğru
5

Yanlış
5

Boş
0

Net
3,33

A Cevap Anahtarı
123456789012345

DCACBDBCCB

DCAbBbdddB

Öğr. %33

Sınıf %15

Kurum %19

İlçe %20

İl %18

Genel %59

 

Din K.ve A.B.

Soru Sayısı
10

Doğru
5

Yanlış
4

Boş
1

Net
3,67

A Cevap Anahtarı
123456789012345

BACCBCDADA

BAbCBa dDd

Öğr. %37

Sınıf %14

Kurum %12

İlçe %13

İl %11

Genel %73

 

İngilizce

Soru Sayısı
10

Doğru
4

Yanlış
6

Boş
0

Net
2,00

A Cevap Anahtarı
123456789012345

CBACDBABCA

bBbbcBAcaA

Öğr. %20

Sınıf %3

Kurum %4

İlçe %6

İl %5

Genel %48

 

SORU ANALİZİ

Türkçe DC ÖC ?

1 Deyim  ve  atasözlerinin  metne  katkısını  belirler. B B +
2 Yazdıklarını  düzenler. A A +
3 Noktalama  işaretlerine  dikkat  ederek  sesli  ve  sessiz  okur. D B -
4 Metnin  içeriğini  yorumlar C B -
5 Metinle  ilgili  soruları  cevaplar B D -
6 Deyim  ve  atasözlerinin  metne  katkısını  belirler A C -
7 Bağlamdan  yararlanarak  bilmediği  kelime  ve  kelime  gruplarının  anlamını  tahmin eder.A A +
8 Metnin  ana  fikrini/ana  duygusunu  belirler. B A -
9 Metinle  ilgili  soruları  cevaplar D D +
10 Görsellerle  ilgili  soruları  cevaplar. B B +

Matematik DC ÖC ?

1 Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar.C  b
2 2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10’a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. D D +
3 Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar.B B +
4 Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. A  b
5 Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar D B -
6 Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. C C +
7 Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar.A A +
8 Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. D D +
9 Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar D D +
10 Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. A  b

Fen DC ÖC ?

1 Gezegenlerin Güneş’e olan uzaklık sıralamasına değinilir. A A +
2 Kas çeşitlerinin çalışma prensipleri (istemli - istemsiz) ve yorulma durumlarıA D -
3 Ay tutulması esnasında Ay’ın hangi evrede olduğuna değinilir C A -
4 Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. C B -
5 Gezegenlerin temel özelliklerine (karasal, gazsal, iç gezegen, dış gezegen) değinilirD D +
6 Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. B D -
7 Gezegenlerin Güneş’e olan uzaklık sıralamasına değinilir. C C +
8 Meteor, gök taşı, asteroit kavramlarına değinilir. A A +
9 Kemiklerin yapısına girilmeksizin kemik çeşitleri kısa, uzun ve yassı olarak verilir.A D -
10 Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. D D +

Sosyal Bil. DC ÖC ?

1 Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.D D +
2 .Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgularC C +
3 . Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz
ederA A +
4 . Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. C B -
5 Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır.B B +
6 Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.D B -
7 Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır.B D -
8 . Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. C D -
9 Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.C D -
10 Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini
savunur.B B +

Din K.ve A.B. DC ÖC ?

1 6.1.2. Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar B B +
2 6.1.2. Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar A A +
3 6.1.3. Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder C B -
4 6.1.2. Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar C C +
5 6.1.3. Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder B B +
6 6.1.4. Vahyin gönderiliş amacını araştırır C A -
7 6.1.2. Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar D  b
8 6.1.1. Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar A D -
9 6.1.1. Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar D D +
10 6.1.1. Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar A D -

İngilizce DC ÖC ?

1 Students will be able to tell the time and dates. C B -
2 Students will be able to talk about repeated actions. B B +
3 Students will be able to recognize expressions related to repeated actions.A B -
4 Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions.C B -
5 Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions.D C -
6 Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions.B B +
7 Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions.A A +
8 Students will be able to express their opinions about the food they like and don’t like.B C -
9 Students will be able to identify the names of different food in an oral text.C A -



6. SINIF 1.DENEME

ŞIRNAK / ŞIRNAK MERKEZ
Atatürk Ortaokulu

426 - ESMANUR ÇEVİK
6C

203,986

75 31 42 2 23

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Başarı %

ŞUBE KURUM İLÇE İL GENEL

Sıra: 4
Katılım: 31

Ortalama: 8,26

Sıra: 9
Katılım: 64

Ortalama: 9,11

Sıra: 90
Katılım: 420

Ortalama: 10,73

Sıra: 104
Katılım: 574

Ortalama: 9,11

Sıra: 35029
Katılım: 47344

Ortalama: 36,09

Türkçe

Soru Sayısı
15

Doğru
4

Yanlış
11

Boş
0

Net
0,33

B Cevap Anahtarı
123456789012345

CBABADBCDCDCABD

dcbBAcBacabCbdb

Öğr. %2

Sınıf %8

Kurum %10

İlçe %13

İl %11

Genel %38

 

Matematik

Soru Sayısı
15

Doğru
7

Yanlış
6

Boş
2

Net
5,00

B Cevap Anahtarı
123456789012345

BACDDCDDACDABBC

d aDbCDbca ABBC

Öğr. %33

Sınıf %7

Kurum %7

İlçe %9

İl %7

Genel %35

 

Fen

Soru Sayısı
15

Doğru
9

Yanlış
6

Boş
0

Net
7,00

B Cevap Anahtarı
123456789012345

CCAADBADCABBCDC

aCbdDBbcaABBCDC

Öğr. %47

Sınıf %18

Kurum %21

İlçe %25

İl %22

Genel %49

 

Sosyal Bil.

Soru Sayısı
10

Doğru
3

Yanlış
7

Boş
0

Net
0,67

B Cevap Anahtarı
123456789012345

CBCDBCDACB

CBdcdbacCd

Öğr. %7

Sınıf %15

Kurum %19

İlçe %20

İl %18

Genel %59

 

Din K.ve A.B.

Soru Sayısı
10

Doğru
6

Yanlış
4

Boş
0

Net
4,67

B Cevap Anahtarı
123456789012345

DAABCBCCAD

aAcBbdCCAD

Öğr. %47

Sınıf %14

Kurum %12

İlçe %13

İl %11

Genel %73

 

İngilizce

Soru Sayısı
10

Doğru
2

Yanlış
8

Boş
0

Net
-0,67

B Cevap Anahtarı
123456789012345

DBCBAACBCA

DabdcbdaCc

Öğr. %-7

Sınıf %3

Kurum %4

İlçe %6

İl %5

Genel %48

 

SORU ANALİZİ

Türkçe DC ÖC ?

1 Metnin  içeriğini  yorumlar C D -
2 Metinle  ilgili  soruları  cevaplar B C -
3 Deyim  ve  atasözlerinin  metne  katkısını  belirler A B -
4 Deyim  ve  atasözlerinin  metne  katkısını  belirler. B B +
5 Yazdıklarını  düzenler. A A +
6 Noktalama  işaretlerine  dikkat  ederek  sesli  ve  sessiz  okur. D C -
7 Görsellerle  ilgili  soruları  cevaplar. B B +
8 Grafik,  tablo  ve  çizelgeyle  sunulan  bilgileri  yorumlar. C A -
9 Grafik,  tablo  ve  çizelgeyle  sunulan  bilgileri  yorumlar. D C -
10 Grafik,  tablo  ve  çizelgeyle  sunulan  bilgileri  yorumlar. C A -

Matematik DC ÖC ?

1 Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar.B D -
2 Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. A  b
3 Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar.C A -
4 2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10’a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. D D +
5 Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. D B -
6 Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar.C C +
7 Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar.D D +
8 Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar D B -
9 Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. A C -
10 Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. C A -

Fen DC ÖC ?

1 Ay tutulması esnasında Ay’ın hangi evrede olduğuna değinilir C A -
2 Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. C C +
3 Gezegenlerin Güneş’e olan uzaklık sıralamasına değinilir. A B -
4 Kas çeşitlerinin çalışma prensipleri (istemli - istemsiz) ve yorulma durumlarıA D -
5 Gezegenlerin temel özelliklerine (karasal, gazsal, iç gezegen, dış gezegen) değinilirD D +
6 Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. B B +
7 Kemiklerin yapısına girilmeksizin kemik çeşitleri kısa, uzun ve yassı olarak verilir.A B -
8 Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. D C -
9 Gezegenlerin Güneş’e olan uzaklık sıralamasına değinilir. C A -
10 Meteor, gök taşı, asteroit kavramlarına değinilir. A A +

Sosyal Bil. DC ÖC ?

1 Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.C C +
2 Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini
savunur.B B +
3 .Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgularC D -
4 Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.D C -
5 Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır.B D -
6 . Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. C B -
7 Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.D A -
8 . Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz
ederA C -
9 . Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. C C +
10 Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır.B D -

Din K.ve A.B. DC ÖC ?

1 6.1.1. Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar D A -
2 6.1.1. Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar A A +
3 6.1.2. Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar A C -
4 6.1.2. Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar B B +
5 6.1.3. Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder C B -
6 6.1.3. Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder B D -
7 6.1.2. Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar C C +
8 6.1.4. Vahyin gönderiliş amacını araştırır C C +
9 6.1.1. Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar A A +
10 6.1.2. Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar D D +

İngilizce DC ÖC ?

1 Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions.D D +
2 Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions.B A -
3 Students will be able to tell the time and dates. C B -
4 Students will be able to talk about repeated actions. B D -
5 Students will be able to recognize expressions related to repeated actions.A C -
6 Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions.A B -
7 Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions.C D -
8 Students will be able to express their opinions about the food they like and don’t like.B A -
9 Students will be able to identify the names of different food in an oral text.C C +



6. SINIF 1.DENEME

ŞIRNAK / ŞIRNAK MERKEZ
Atatürk Ortaokulu

132 - EYLEM BARKIN
6C

129,037

75 21 54 0 4

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Başarı %

ŞUBE KURUM İLÇE İL GENEL

Sıra: 22
Katılım: 31

Ortalama: 8,26

Sıra: 45
Katılım: 64

Ortalama: 9,11

Sıra: 260
Katılım: 420

Ortalama: 10,73

Sıra: 320
Katılım: 574

Ortalama: 9,11

Sıra: 45402
Katılım: 47344

Ortalama: 36,09

Türkçe

Soru Sayısı
15

Doğru
2

Yanlış
13

Boş
0

Net
-2,33

B Cevap Anahtarı
123456789012345

CBABADBCDCDCABD

babdcaBCadabdac

Öğr. %-16

Sınıf %8

Kurum %10

İlçe %13

İl %11

Genel %38

 

Matematik

Soru Sayısı
15

Doğru
5

Yanlış
10

Boş
0

Net
1,67

B Cevap Anahtarı
123456789012345

BACDDCDDACDABBC

dbCaDCDccabdaBa

Öğr. %11

Sınıf %7

Kurum %7

İlçe %9

İl %7

Genel %35

 

Fen

Soru Sayısı
15

Doğru
7

Yanlış
8

Boş
0

Net
4,33

B Cevap Anahtarı
123456789012345

CCAADBADCABBCDC

CbbcaBAcCABBacb

Öğr. %29

Sınıf %18

Kurum %21

İlçe %25

İl %22

Genel %49

 

Sosyal Bil.

Soru Sayısı
10

Doğru
2

Yanlış
8

Boş
0

Net
-0,67

B Cevap Anahtarı
123456789012345

CBCDBCDACB

CabacaDbad

Öğr. %-7

Sınıf %15

Kurum %19

İlçe %20

İl %18

Genel %59

 

Din K.ve A.B.

Soru Sayısı
10

Doğru
2

Yanlış
8

Boş
0

Net
-0,67

B Cevap Anahtarı
123456789012345

DAABCBCCAD

bdAdbcadAb

Öğr. %-7

Sınıf %14

Kurum %12

İlçe %13

İl %11

Genel %73

 

İngilizce

Soru Sayısı
10

Doğru
3

Yanlış
7

Boş
0

Net
0,67

B Cevap Anahtarı
123456789012345

DBCBAACBCA

cBbccAbdCc

Öğr. %7

Sınıf %3

Kurum %4

İlçe %6

İl %5

Genel %48

 

SORU ANALİZİ

Türkçe DC ÖC ?

1 Metnin  içeriğini  yorumlar C B -
2 Metinle  ilgili  soruları  cevaplar B A -
3 Deyim  ve  atasözlerinin  metne  katkısını  belirler A B -
4 Deyim  ve  atasözlerinin  metne  katkısını  belirler. B D -
5 Yazdıklarını  düzenler. A C -
6 Noktalama  işaretlerine  dikkat  ederek  sesli  ve  sessiz  okur. D A -
7 Görsellerle  ilgili  soruları  cevaplar. B B +
8 Grafik,  tablo  ve  çizelgeyle  sunulan  bilgileri  yorumlar. C C +
9 Grafik,  tablo  ve  çizelgeyle  sunulan  bilgileri  yorumlar. D A -
10 Grafik,  tablo  ve  çizelgeyle  sunulan  bilgileri  yorumlar. C D -

Matematik DC ÖC ?

1 Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar.B D -
2 Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. A B -
3 Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar.C C +
4 2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10’a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. D A -
5 Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. D D +
6 Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar.C C +
7 Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar.D D +
8 Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar D C -
9 Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. A C -
10 Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. C A -

Fen DC ÖC ?

1 Ay tutulması esnasında Ay’ın hangi evrede olduğuna değinilir C C +
2 Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. C B -
3 Gezegenlerin Güneş’e olan uzaklık sıralamasına değinilir. A B -
4 Kas çeşitlerinin çalışma prensipleri (istemli - istemsiz) ve yorulma durumlarıA C -
5 Gezegenlerin temel özelliklerine (karasal, gazsal, iç gezegen, dış gezegen) değinilirD A -
6 Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. B B +
7 Kemiklerin yapısına girilmeksizin kemik çeşitleri kısa, uzun ve yassı olarak verilir.A A +
8 Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. D C -
9 Gezegenlerin Güneş’e olan uzaklık sıralamasına değinilir. C C +
10 Meteor, gök taşı, asteroit kavramlarına değinilir. A A +

Sosyal Bil. DC ÖC ?

1 Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.C C +
2 Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini
savunur.B A -
3 .Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgularC B -
4 Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.D A -
5 Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır.B C -
6 . Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. C A -
7 Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.D D +
8 . Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz
ederA B -
9 . Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. C A -
10 Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır.B D -

Din K.ve A.B. DC ÖC ?

1 6.1.1. Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar D B -
2 6.1.1. Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar A D -
3 6.1.2. Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar A A +
4 6.1.2. Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar B D -
5 6.1.3. Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder C B -
6 6.1.3. Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder B C -
7 6.1.2. Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar C A -
8 6.1.4. Vahyin gönderiliş amacını araştırır C D -
9 6.1.1. Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar A A +
10 6.1.2. Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar D B -

İngilizce DC ÖC ?

1 Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions.D C -
2 Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions.B B +
3 Students will be able to tell the time and dates. C B -
4 Students will be able to talk about repeated actions. B C -
5 Students will be able to recognize expressions related to repeated actions.A C -
6 Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions.A A +
7 Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions.C B -
8 Students will be able to express their opinions about the food they like and don’t like.B D -
9 Students will be able to identify the names of different food in an oral text.C C +



6. SINIF 1.DENEME

ŞIRNAK / ŞIRNAK MERKEZ
Atatürk Ortaokulu

394 - HARUN KILIÇ
6C

157,192

75 25 49 1 12

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Başarı %

ŞUBE KURUM İLÇE İL GENEL

Sıra: 11
Katılım: 31

Ortalama: 8,26

Sıra: 22
Katılım: 64

Ortalama: 9,11

Sıra: 177
Katılım: 420

Ortalama: 10,73

Sıra: 211
Katılım: 574

Ortalama: 9,11

Sıra: 40658
Katılım: 47344

Ortalama: 36,09

Türkçe

Soru Sayısı
15

Doğru
6

Yanlış
9

Boş
0

Net
3,00

A Cevap Anahtarı
123456789012345

BADCBAABDBCDCDC

cAbbccAcbabDCDC

Öğr. %20

Sınıf %8

Kurum %10

İlçe %13

İl %11

Genel %38

 

Matematik

Soru Sayısı
15

Doğru
5

Yanlış
10

Boş
0

Net
1,67

A Cevap Anahtarı
123456789012345

CDBADCADDADCBBC

CDBdcbccbdcbBBa

Öğr. %11

Sınıf %7

Kurum %7

İlçe %9

İl %7

Genel %35

 

Fen

Soru Sayısı
15

Doğru
6

Yanlış
9

Boş
0

Net
3,00

A Cevap Anahtarı
123456789012345

AACCDBCAADCDBBC

bACbaaCAbcbcdBC

Öğr. %20

Sınıf %18

Kurum %21

İlçe %25

İl %22

Genel %49

 

Sosyal Bil.

Soru Sayısı
10

Doğru
2

Yanlış
8

Boş
0

Net
-0,67

A Cevap Anahtarı
123456789012345

DCACBDBCCB

bbdbBDcdbc

Öğr. %-7

Sınıf %15

Kurum %19

İlçe %20

İl %18

Genel %59

 

Din K.ve A.B.

Soru Sayısı
10

Doğru
3

Yanlış
7

Boş
0

Net
0,67

A Cevap Anahtarı
123456789012345

BACCBCDADA

cbCCddDbad

Öğr. %7

Sınıf %14

Kurum %12

İlçe %13

İl %11

Genel %73

 

İngilizce

Soru Sayısı
10

Doğru
3

Yanlış
6

Boş
1

Net
1,00

A Cevap Anahtarı
123456789012345

CBACDBABCA

 BdaccdBdA

Öğr. %10

Sınıf %3

Kurum %4

İlçe %6

İl %5

Genel %48

 

SORU ANALİZİ

Türkçe DC ÖC ?

1 Deyim  ve  atasözlerinin  metne  katkısını  belirler. B C -
2 Yazdıklarını  düzenler. A A +
3 Noktalama  işaretlerine  dikkat  ederek  sesli  ve  sessiz  okur. D B -
4 Metnin  içeriğini  yorumlar C B -
5 Metinle  ilgili  soruları  cevaplar B C -
6 Deyim  ve  atasözlerinin  metne  katkısını  belirler A C -
7 Bağlamdan  yararlanarak  bilmediği  kelime  ve  kelime  gruplarının  anlamını  tahmin eder.A A +
8 Metnin  ana  fikrini/ana  duygusunu  belirler. B C -
9 Metinle  ilgili  soruları  cevaplar D B -
10 Görsellerle  ilgili  soruları  cevaplar. B A -

Matematik DC ÖC ?

1 Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar.C C +
2 2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10’a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. D D +
3 Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar.B B +
4 Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. A D -
5 Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar D C -
6 Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. C B -
7 Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar.A C -
8 Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. D C -
9 Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar D B -
10 Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. A D -

Fen DC ÖC ?

1 Gezegenlerin Güneş’e olan uzaklık sıralamasına değinilir. A B -
2 Kas çeşitlerinin çalışma prensipleri (istemli - istemsiz) ve yorulma durumlarıA A +
3 Ay tutulması esnasında Ay’ın hangi evrede olduğuna değinilir C C +
4 Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. C B -
5 Gezegenlerin temel özelliklerine (karasal, gazsal, iç gezegen, dış gezegen) değinilirD A -
6 Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. B A -
7 Gezegenlerin Güneş’e olan uzaklık sıralamasına değinilir. C C +
8 Meteor, gök taşı, asteroit kavramlarına değinilir. A A +
9 Kemiklerin yapısına girilmeksizin kemik çeşitleri kısa, uzun ve yassı olarak verilir.A B -
10 Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. D C -

Sosyal Bil. DC ÖC ?

1 Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.D B -
2 .Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgularC B -
3 . Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz
ederA D -
4 . Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. C B -
5 Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır.B B +
6 Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.D D +
7 Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır.B C -
8 . Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. C D -
9 Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.C B -
10 Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini
savunur.B C -

Din K.ve A.B. DC ÖC ?

1 6.1.2. Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar B C -
2 6.1.2. Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar A B -
3 6.1.3. Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder C C +
4 6.1.2. Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar C C +
5 6.1.3. Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder B D -
6 6.1.4. Vahyin gönderiliş amacını araştırır C D -
7 6.1.2. Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar D D +
8 6.1.1. Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar A B -
9 6.1.1. Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar D A -
10 6.1.1. Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar A D -

İngilizce DC ÖC ?

1 Students will be able to tell the time and dates. C  b
2 Students will be able to talk about repeated actions. B B +
3 Students will be able to recognize expressions related to repeated actions.A D -
4 Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions.C A -
5 Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions.D C -
6 Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions.B C -
7 Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions.A D -
8 Students will be able to express their opinions about the food they like and don’t like.B B +
9 Students will be able to identify the names of different food in an oral text.C D -



6. SINIF 1.DENEME

ŞIRNAK / ŞIRNAK MERKEZ
Atatürk Ortaokulu

499 - HİLAL GÜÇLÜ
6C

174,521

75 30 45 0 20

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Başarı %

ŞUBE KURUM İLÇE İL GENEL

Sıra: 8
Katılım: 31

Ortalama: 8,26

Sıra: 17
Katılım: 64

Ortalama: 9,11

Sıra: 141
Katılım: 420

Ortalama: 10,73

Sıra: 167
Katılım: 574

Ortalama: 9,11

Sıra: 39976
Katılım: 47344

Ortalama: 36,09

Türkçe

Soru Sayısı
15

Doğru
6

Yanlış
9

Boş
0

Net
3,00

A Cevap Anahtarı
123456789012345

BADCBAABDBCDCDC

aAcbcAAdDBCbdad

Öğr. %20

Sınıf %8

Kurum %10

İlçe %13

İl %11

Genel %38

 

Matematik

Soru Sayısı
15

Doğru
6

Yanlış
9

Boş
0

Net
3,00

A Cevap Anahtarı
123456789012345

CDBADCADDADCBBC

bDadcbAbbcDdBBC

Öğr. %20

Sınıf %7

Kurum %7

İlçe %9

İl %7

Genel %35

 

Fen

Soru Sayısı
15

Doğru
5

Yanlış
10

Boş
0

Net
1,67

A Cevap Anahtarı
123456789012345

AACCDBCAADCDBBC

bAbdacdAdcbaBBC

Öğr. %11

Sınıf %18

Kurum %21

İlçe %25

İl %22

Genel %49

 

Sosyal Bil.

Soru Sayısı
10

Doğru
6

Yanlış
4

Boş
0

Net
4,67

A Cevap Anahtarı
123456789012345

DCACBDBCCB

DCAbBacaCB

Öğr. %47

Sınıf %15

Kurum %19

İlçe %20

İl %18

Genel %59

 

Din K.ve A.B.

Soru Sayısı
10

Doğru
2

Yanlış
8

Boş
0

Net
-0,67

A Cevap Anahtarı
123456789012345

BACCBCDADA

dAbadCbdbd

Öğr. %-7

Sınıf %14

Kurum %12

İlçe %13

İl %11

Genel %73

 

İngilizce

Soru Sayısı
10

Doğru
5

Yanlış
5

Boş
0

Net
3,33

A Cevap Anahtarı
123456789012345

CBACDBABCA

aBAbDBdaCc

Öğr. %33

Sınıf %3

Kurum %4

İlçe %6

İl %5

Genel %48

 

SORU ANALİZİ

Türkçe DC ÖC ?

1 Deyim  ve  atasözlerinin  metne  katkısını  belirler. B A -
2 Yazdıklarını  düzenler. A A +
3 Noktalama  işaretlerine  dikkat  ederek  sesli  ve  sessiz  okur. D C -
4 Metnin  içeriğini  yorumlar C B -
5 Metinle  ilgili  soruları  cevaplar B C -
6 Deyim  ve  atasözlerinin  metne  katkısını  belirler A A +
7 Bağlamdan  yararlanarak  bilmediği  kelime  ve  kelime  gruplarının  anlamını  tahmin eder.A A +
8 Metnin  ana  fikrini/ana  duygusunu  belirler. B D -
9 Metinle  ilgili  soruları  cevaplar D D +
10 Görsellerle  ilgili  soruları  cevaplar. B B +

Matematik DC ÖC ?

1 Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar.C B -
2 2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10’a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. D D +
3 Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar.B A -
4 Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. A D -
5 Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar D C -
6 Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. C B -
7 Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar.A A +
8 Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. D B -
9 Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar D B -
10 Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. A C -

Fen DC ÖC ?

1 Gezegenlerin Güneş’e olan uzaklık sıralamasına değinilir. A B -
2 Kas çeşitlerinin çalışma prensipleri (istemli - istemsiz) ve yorulma durumlarıA A +
3 Ay tutulması esnasında Ay’ın hangi evrede olduğuna değinilir C B -
4 Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. C D -
5 Gezegenlerin temel özelliklerine (karasal, gazsal, iç gezegen, dış gezegen) değinilirD A -
6 Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. B C -
7 Gezegenlerin Güneş’e olan uzaklık sıralamasına değinilir. C D -
8 Meteor, gök taşı, asteroit kavramlarına değinilir. A A +
9 Kemiklerin yapısına girilmeksizin kemik çeşitleri kısa, uzun ve yassı olarak verilir.A D -
10 Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. D C -

Sosyal Bil. DC ÖC ?

1 Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.D D +
2 .Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgularC C +
3 . Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz
ederA A +
4 . Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. C B -
5 Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır.B B +
6 Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.D A -
7 Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır.B C -
8 . Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. C A -
9 Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.C C +
10 Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini
savunur.B B +

Din K.ve A.B. DC ÖC ?

1 6.1.2. Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar B D -
2 6.1.2. Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar A A +
3 6.1.3. Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder C B -
4 6.1.2. Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar C A -
5 6.1.3. Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder B D -
6 6.1.4. Vahyin gönderiliş amacını araştırır C C +
7 6.1.2. Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar D B -
8 6.1.1. Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar A D -
9 6.1.1. Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar D B -
10 6.1.1. Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar A D -

İngilizce DC ÖC ?

1 Students will be able to tell the time and dates. C A -
2 Students will be able to talk about repeated actions. B B +
3 Students will be able to recognize expressions related to repeated actions.A A +
4 Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions.C B -
5 Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions.D D +
6 Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions.B B +
7 Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions.A D -
8 Students will be able to express their opinions about the food they like and don’t like.B A -
9 Students will be able to identify the names of different food in an oral text.C C +



6. SINIF 1.DENEME

ŞIRNAK / ŞIRNAK MERKEZ
Atatürk Ortaokulu

249 - HÜSNA ÇAKAR
6C

171,166

75 32 40 3 25

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Başarı %

ŞUBE KURUM İLÇE İL GENEL

Sıra: 9
Katılım: 31

Ortalama: 8,26

Sıra: 18
Katılım: 64

Ortalama: 9,11

Sıra: 152
Katılım: 420

Ortalama: 10,73

Sıra: 180
Katılım: 574

Ortalama: 9,11

Sıra: 40127
Katılım: 47344

Ortalama: 36,09

Türkçe

Soru Sayısı
15

Doğru
4

Yanlış
11

Boş
0

Net
0,33

B Cevap Anahtarı
123456789012345

CBABADBCDCDCABD

aBcaAbcacdbdAdD

Öğr. %2

Sınıf %8

Kurum %10

İlçe %13

İl %11

Genel %38

 

Matematik

Soru Sayısı
15

Doğru
5

Yanlış
9

Boş
1

Net
2,00

B Cevap Anahtarı
123456789012345

BACDDCDDACDABBC

cdabDdDbbC ABdb

Öğr. %13

Sınıf %7

Kurum %7

İlçe %9

İl %7

Genel %35

 

Fen

Soru Sayısı
15

Doğru
6

Yanlış
9

Boş
0

Net
3,00

B Cevap Anahtarı
123456789012345

CCAADBADCABBCDC

adcdDdcbCAcBCbC

Öğr. %20

Sınıf %18

Kurum %21

İlçe %25

İl %22

Genel %49

 

Sosyal Bil.

Soru Sayısı
10

Doğru
5

Yanlış
5

Boş
0

Net
3,33

B Cevap Anahtarı
123456789012345

CBCDBCDACB

CaCaaCacCB

Öğr. %33

Sınıf %15

Kurum %19

İlçe %20

İl %18

Genel %59

 

Din K.ve A.B.

Soru Sayısı
10

Doğru
8

Yanlış
2

Boş
0

Net
7,33

B Cevap Anahtarı
123456789012345

DAABCBCCAD

DAABbBCCdD

Öğr. %73

Sınıf %14

Kurum %12

İlçe %13

İl %11

Genel %73

 

İngilizce

Soru Sayısı
10

Doğru
4

Yanlış
4

Boş
2

Net
2,67

B Cevap Anahtarı
123456789012345

DBCBAACBCA

baCBAd  bA

Öğr. %27

Sınıf %3

Kurum %4

İlçe %6

İl %5

Genel %48

 

SORU ANALİZİ

Türkçe DC ÖC ?

1 Metnin  içeriğini  yorumlar C A -
2 Metinle  ilgili  soruları  cevaplar B B +
3 Deyim  ve  atasözlerinin  metne  katkısını  belirler A C -
4 Deyim  ve  atasözlerinin  metne  katkısını  belirler. B A -
5 Yazdıklarını  düzenler. A A +
6 Noktalama  işaretlerine  dikkat  ederek  sesli  ve  sessiz  okur. D B -
7 Görsellerle  ilgili  soruları  cevaplar. B C -
8 Grafik,  tablo  ve  çizelgeyle  sunulan  bilgileri  yorumlar. C A -
9 Grafik,  tablo  ve  çizelgeyle  sunulan  bilgileri  yorumlar. D C -
10 Grafik,  tablo  ve  çizelgeyle  sunulan  bilgileri  yorumlar. C D -

Matematik DC ÖC ?

1 Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar.B C -
2 Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. A D -
3 Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar.C A -
4 2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10’a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. D B -
5 Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. D D +
6 Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar.C D -
7 Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar.D D +
8 Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar D B -
9 Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. A B -
10 Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. C C +

Fen DC ÖC ?

1 Ay tutulması esnasında Ay’ın hangi evrede olduğuna değinilir C A -
2 Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. C D -
3 Gezegenlerin Güneş’e olan uzaklık sıralamasına değinilir. A C -
4 Kas çeşitlerinin çalışma prensipleri (istemli - istemsiz) ve yorulma durumlarıA D -
5 Gezegenlerin temel özelliklerine (karasal, gazsal, iç gezegen, dış gezegen) değinilirD D +
6 Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. B D -
7 Kemiklerin yapısına girilmeksizin kemik çeşitleri kısa, uzun ve yassı olarak verilir.A C -
8 Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. D B -
9 Gezegenlerin Güneş’e olan uzaklık sıralamasına değinilir. C C +
10 Meteor, gök taşı, asteroit kavramlarına değinilir. A A +

Sosyal Bil. DC ÖC ?

1 Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.C C +
2 Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini
savunur.B A -
3 .Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgularC C +
4 Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.D A -
5 Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır.B A -
6 . Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. C C +
7 Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.D A -
8 . Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz
ederA C -
9 . Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. C C +
10 Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır.B B +

Din K.ve A.B. DC ÖC ?

1 6.1.1. Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar D D +
2 6.1.1. Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar A A +
3 6.1.2. Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar A A +
4 6.1.2. Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar B B +
5 6.1.3. Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder C B -
6 6.1.3. Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder B B +
7 6.1.2. Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar C C +
8 6.1.4. Vahyin gönderiliş amacını araştırır C C +
9 6.1.1. Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar A D -
10 6.1.2. Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar D D +

İngilizce DC ÖC ?

1 Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions.D B -
2 Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions.B A -
3 Students will be able to tell the time and dates. C C +
4 Students will be able to talk about repeated actions. B B +
5 Students will be able to recognize expressions related to repeated actions.A A +
6 Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions.A D -
7 Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions.C  b
8 Students will be able to express their opinions about the food they like and don’t like.B  b
9 Students will be able to identify the names of different food in an oral text.C B -



6. SINIF 1.DENEME

ŞIRNAK / ŞIRNAK MERKEZ
Atatürk Ortaokulu

503 - İMRAN BUDAK
6C

99,566

75 18 57 0 -1

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Başarı %

ŞUBE KURUM İLÇE İL GENEL

Sıra: 25
Katılım: 31

Ortalama: 8,26

Sıra: 53
Katılım: 64

Ortalama: 9,11

Sıra: 351
Katılım: 420

Ortalama: 10,73

Sıra: 454
Katılım: 574

Ortalama: 9,11

Sıra: 46459
Katılım: 47344

Ortalama: 36,09

Türkçe

Soru Sayısı
15

Doğru
2

Yanlış
13

Boş
0

Net
-2,33

A Cevap Anahtarı
123456789012345

BADCBAABDBCDCDC

acDbabbdccCadbd

Öğr. %-16

Sınıf %8

Kurum %10

İlçe %13

İl %11

Genel %38

 

Matematik

Soru Sayısı
15

Doğru
5

Yanlış
10

Boş
0

Net
1,67

A Cevap Anahtarı
123456789012345

CDBADCADDADCBBC

CcBcabbcDAcacBa

Öğr. %11

Sınıf %7

Kurum %7

İlçe %9

İl %7

Genel %35

 

Fen

Soru Sayısı
15

Doğru
4

Yanlış
11

Boş
0

Net
0,33

A Cevap Anahtarı
123456789012345

AACCDBCAADCDBBC

bbCbacadbDCDacb

Öğr. %2

Sınıf %18

Kurum %21

İlçe %25

İl %22

Genel %49

 

Sosyal Bil.

Soru Sayısı
10

Doğru
1

Yanlış
9

Boş
0

Net
-2,00

A Cevap Anahtarı
123456789012345

DCACBDBCCB

abAbababad

Öğr. %-20

Sınıf %15

Kurum %19

İlçe %20

İl %18

Genel %59

 

Din K.ve A.B.

Soru Sayısı
10

Doğru
4

Yanlış
6

Boş
0

Net
2,00

A Cevap Anahtarı
123456789012345

BACCBCDADA

acaCaCDAcb

Öğr. %20

Sınıf %14

Kurum %12

İlçe %13

İl %11

Genel %73

 

İngilizce

Soru Sayısı
10

Doğru
2

Yanlış
8

Boş
0

Net
-0,67

A Cevap Anahtarı
123456789012345

CBACDBABCA

bdAbDcbabc

Öğr. %-7

Sınıf %3

Kurum %4

İlçe %6

İl %5

Genel %48

 

SORU ANALİZİ

Türkçe DC ÖC ?

1 Deyim  ve  atasözlerinin  metne  katkısını  belirler. B A -
2 Yazdıklarını  düzenler. A C -
3 Noktalama  işaretlerine  dikkat  ederek  sesli  ve  sessiz  okur. D D +
4 Metnin  içeriğini  yorumlar C B -
5 Metinle  ilgili  soruları  cevaplar B A -
6 Deyim  ve  atasözlerinin  metne  katkısını  belirler A B -
7 Bağlamdan  yararlanarak  bilmediği  kelime  ve  kelime  gruplarının  anlamını  tahmin eder.A B -
8 Metnin  ana  fikrini/ana  duygusunu  belirler. B D -
9 Metinle  ilgili  soruları  cevaplar D C -
10 Görsellerle  ilgili  soruları  cevaplar. B C -

Matematik DC ÖC ?

1 Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar.C C +
2 2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10’a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. D C -
3 Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar.B B +
4 Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. A C -
5 Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar D A -
6 Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. C B -
7 Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar.A B -
8 Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. D C -
9 Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar D D +
10 Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. A A +

Fen DC ÖC ?

1 Gezegenlerin Güneş’e olan uzaklık sıralamasına değinilir. A B -
2 Kas çeşitlerinin çalışma prensipleri (istemli - istemsiz) ve yorulma durumlarıA B -
3 Ay tutulması esnasında Ay’ın hangi evrede olduğuna değinilir C C +
4 Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. C B -
5 Gezegenlerin temel özelliklerine (karasal, gazsal, iç gezegen, dış gezegen) değinilirD A -
6 Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. B C -
7 Gezegenlerin Güneş’e olan uzaklık sıralamasına değinilir. C A -
8 Meteor, gök taşı, asteroit kavramlarına değinilir. A D -
9 Kemiklerin yapısına girilmeksizin kemik çeşitleri kısa, uzun ve yassı olarak verilir.A B -
10 Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. D D +

Sosyal Bil. DC ÖC ?

1 Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.D A -
2 .Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgularC B -
3 . Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz
ederA A +
4 . Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. C B -
5 Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır.B A -
6 Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.D B -
7 Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır.B A -
8 . Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. C B -
9 Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.C A -
10 Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini
savunur.B D -

Din K.ve A.B. DC ÖC ?

1 6.1.2. Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar B A -
2 6.1.2. Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar A C -
3 6.1.3. Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder C A -
4 6.1.2. Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar C C +
5 6.1.3. Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder B A -
6 6.1.4. Vahyin gönderiliş amacını araştırır C C +
7 6.1.2. Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar D D +
8 6.1.1. Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar A A +
9 6.1.1. Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar D C -
10 6.1.1. Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar A B -

İngilizce DC ÖC ?

1 Students will be able to tell the time and dates. C B -
2 Students will be able to talk about repeated actions. B D -
3 Students will be able to recognize expressions related to repeated actions.A A +
4 Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions.C B -
5 Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions.D D +
6 Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions.B C -
7 Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions.A B -
8 Students will be able to express their opinions about the food they like and don’t like.B A -
9 Students will be able to identify the names of different food in an oral text.C B -



6. SINIF 1.DENEME

ŞIRNAK / ŞIRNAK MERKEZ
Atatürk Ortaokulu

455 - JİHAT MERT SALTAN
6C

135,897

75 21 52 2 5

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Başarı %

ŞUBE KURUM İLÇE İL GENEL

Sıra: 18
Katılım: 31

Ortalama: 8,26

Sıra: 41
Katılım: 64

Ortalama: 9,11

Sıra: 243
Katılım: 420

Ortalama: 10,73

Sıra: 299
Katılım: 574

Ortalama: 9,11

Sıra: 45160
Katılım: 47344

Ortalama: 36,09

Türkçe

Soru Sayısı
15

Doğru
5

Yanlış
9

Boş
1

Net
2,00

B Cevap Anahtarı
123456789012345

CBABADBCDCDCABD

bcAB baCadcabBD

Öğr. %13

Sınıf %8

Kurum %10

İlçe %13

İl %11

Genel %38

 

Matematik

Soru Sayısı
15

Doğru
5

Yanlış
10

Boş
0

Net
1,67

B Cevap Anahtarı
123456789012345

BACDDCDDACDABBC

BddbbbcDbaDcBBd

Öğr. %11

Sınıf %7

Kurum %7

İlçe %9

İl %7

Genel %35

 

Fen

Soru Sayısı
15

Doğru
5

Yanlış
9

Boş
1

Net
2,00

B Cevap Anahtarı
123456789012345

CCAADBADCABBCDC

Cabc dccdbcBCDC

Öğr. %13

Sınıf %18

Kurum %21

İlçe %25

İl %22

Genel %49

 

Sosyal Bil.

Soru Sayısı
10

Doğru
4

Yanlış
6

Boş
0

Net
2,00

B Cevap Anahtarı
123456789012345

CBCDBCDACB

CBdcBbacCa

Öğr. %20

Sınıf %15

Kurum %19

İlçe %20

İl %18

Genel %59

 

Din K.ve A.B.

Soru Sayısı
10

Doğru
1

Yanlış
9

Boş
0

Net
-2,00

B Cevap Anahtarı
123456789012345

DAABCBCCAD

abbcdBbada

Öğr. %-20

Sınıf %14

Kurum %12

İlçe %13

İl %11

Genel %73

 

İngilizce

Soru Sayısı
10

Doğru
1

Yanlış
9

Boş
0

Net
-2,00

B Cevap Anahtarı
123456789012345

DBCBAACBCA

bcbcbAdcdb

Öğr. %-20

Sınıf %3

Kurum %4

İlçe %6

İl %5

Genel %48

 

SORU ANALİZİ

Türkçe DC ÖC ?

1 Metnin  içeriğini  yorumlar C B -
2 Metinle  ilgili  soruları  cevaplar B C -
3 Deyim  ve  atasözlerinin  metne  katkısını  belirler A A +
4 Deyim  ve  atasözlerinin  metne  katkısını  belirler. B B +
5 Yazdıklarını  düzenler. A  b
6 Noktalama  işaretlerine  dikkat  ederek  sesli  ve  sessiz  okur. D B -
7 Görsellerle  ilgili  soruları  cevaplar. B A -
8 Grafik,  tablo  ve  çizelgeyle  sunulan  bilgileri  yorumlar. C C +
9 Grafik,  tablo  ve  çizelgeyle  sunulan  bilgileri  yorumlar. D A -
10 Grafik,  tablo  ve  çizelgeyle  sunulan  bilgileri  yorumlar. C D -

Matematik DC ÖC ?

1 Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar.B B +
2 Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. A D -
3 Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar.C D -
4 2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10’a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. D B -
5 Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. D B -
6 Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar.C B -
7 Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar.D C -
8 Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar D D +
9 Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. A B -
10 Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. C A -

Fen DC ÖC ?

1 Ay tutulması esnasında Ay’ın hangi evrede olduğuna değinilir C C +
2 Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. C A -
3 Gezegenlerin Güneş’e olan uzaklık sıralamasına değinilir. A B -
4 Kas çeşitlerinin çalışma prensipleri (istemli - istemsiz) ve yorulma durumlarıA C -
5 Gezegenlerin temel özelliklerine (karasal, gazsal, iç gezegen, dış gezegen) değinilirD  b
6 Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. B D -
7 Kemiklerin yapısına girilmeksizin kemik çeşitleri kısa, uzun ve yassı olarak verilir.A C -
8 Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. D C -
9 Gezegenlerin Güneş’e olan uzaklık sıralamasına değinilir. C D -
10 Meteor, gök taşı, asteroit kavramlarına değinilir. A B -

Sosyal Bil. DC ÖC ?

1 Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.C C +
2 Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini
savunur.B B +
3 .Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgularC D -
4 Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.D C -
5 Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır.B B +
6 . Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. C B -
7 Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.D A -
8 . Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz
ederA C -
9 . Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. C C +
10 Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır.B A -

Din K.ve A.B. DC ÖC ?

1 6.1.1. Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar D A -
2 6.1.1. Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar A B -
3 6.1.2. Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar A B -
4 6.1.2. Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar B C -
5 6.1.3. Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder C D -
6 6.1.3. Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder B B +
7 6.1.2. Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar C B -
8 6.1.4. Vahyin gönderiliş amacını araştırır C A -
9 6.1.1. Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar A D -
10 6.1.2. Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar D A -

İngilizce DC ÖC ?

1 Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions.D B -
2 Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions.B C -
3 Students will be able to tell the time and dates. C B -
4 Students will be able to talk about repeated actions. B C -
5 Students will be able to recognize expressions related to repeated actions.A B -
6 Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions.A A +
7 Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions.C D -
8 Students will be able to express their opinions about the food they like and don’t like.B C -
9 Students will be able to identify the names of different food in an oral text.C D -



6. SINIF 1.DENEME

ŞIRNAK / ŞIRNAK MERKEZ
Atatürk Ortaokulu

461 - LEYLA SALTAN
6C

249,001

75 33 28 14 32

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Başarı %

ŞUBE KURUM İLÇE İL GENEL

Sıra: 2
Katılım: 31

Ortalama: 8,26

Sıra: 4
Katılım: 64

Ortalama: 9,11

Sıra: 41
Katılım: 420

Ortalama: 10,73

Sıra: 43
Katılım: 574

Ortalama: 9,11

Sıra: 25605
Katılım: 47344

Ortalama: 36,09

Türkçe

Soru Sayısı
15

Doğru
5

Yanlış
5

Boş
5

Net
3,33

A Cevap Anahtarı
123456789012345

BADCBAABDBCDCDC

BAb  bcBbB   aC

Öğr. %22

Sınıf %8

Kurum %10

İlçe %13

İl %11

Genel %38

 

Matematik

Soru Sayısı
15

Doğru
7

Yanlış
4

Boş
4

Net
5,67

A Cevap Anahtarı
123456789012345

CDBADCADDADCBBC

dDd  CAbbAD BB 

Öğr. %38

Sınıf %7

Kurum %7

İlçe %9

İl %7

Genel %35

 

Fen

Soru Sayısı
15

Doğru
11

Yanlış
4

Boş
0

Net
9,67

A Cevap Anahtarı
123456789012345

AACCDBCAADCDBBC

AACaDBaAbDCbBBC

Öğr. %64

Sınıf %18

Kurum %21

İlçe %25

İl %22

Genel %49

 

Sosyal Bil.

Soru Sayısı
10

Doğru
3

Yanlış
6

Boş
1

Net
1,00

A Cevap Anahtarı
123456789012345

DCACBDBCCB

 ddCdadCdB

Öğr. %10

Sınıf %15

Kurum %19

İlçe %20

İl %18

Genel %59

 

Din K.ve A.B.

Soru Sayısı
10

Doğru
5

Yanlış
4

Boş
1

Net
3,67

A Cevap Anahtarı
123456789012345

BACCBCDADA

BAbCa DAcc

Öğr. %37

Sınıf %14

Kurum %12

İlçe %13

İl %11

Genel %73

 

İngilizce

Soru Sayısı
10

Doğru
2

Yanlış
5

Boş
3

Net
0,33

A Cevap Anahtarı
123456789012345

CBACDBABCA

d  bca BCc

Öğr. %3

Sınıf %3

Kurum %4

İlçe %6

İl %5

Genel %48

 

SORU ANALİZİ

Türkçe DC ÖC ?

1 Deyim  ve  atasözlerinin  metne  katkısını  belirler. B B +
2 Yazdıklarını  düzenler. A A +
3 Noktalama  işaretlerine  dikkat  ederek  sesli  ve  sessiz  okur. D B -
4 Metnin  içeriğini  yorumlar C  b
5 Metinle  ilgili  soruları  cevaplar B  b
6 Deyim  ve  atasözlerinin  metne  katkısını  belirler A B -
7 Bağlamdan  yararlanarak  bilmediği  kelime  ve  kelime  gruplarının  anlamını  tahmin eder.A C -
8 Metnin  ana  fikrini/ana  duygusunu  belirler. B B +
9 Metinle  ilgili  soruları  cevaplar D B -
10 Görsellerle  ilgili  soruları  cevaplar. B B +

Matematik DC ÖC ?

1 Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar.C D -
2 2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10’a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. D D +
3 Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar.B D -
4 Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. A  b
5 Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar D  b
6 Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. C C +
7 Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar.A A +
8 Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. D B -
9 Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar D B -
10 Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. A A +

Fen DC ÖC ?

1 Gezegenlerin Güneş’e olan uzaklık sıralamasına değinilir. A A +
2 Kas çeşitlerinin çalışma prensipleri (istemli - istemsiz) ve yorulma durumlarıA A +
3 Ay tutulması esnasında Ay’ın hangi evrede olduğuna değinilir C C +
4 Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. C A -
5 Gezegenlerin temel özelliklerine (karasal, gazsal, iç gezegen, dış gezegen) değinilirD D +
6 Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. B B +
7 Gezegenlerin Güneş’e olan uzaklık sıralamasına değinilir. C A -
8 Meteor, gök taşı, asteroit kavramlarına değinilir. A A +
9 Kemiklerin yapısına girilmeksizin kemik çeşitleri kısa, uzun ve yassı olarak verilir.A B -
10 Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. D D +

Sosyal Bil. DC ÖC ?

1 Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.D  b
2 .Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgularC D -
3 . Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz
ederA D -
4 . Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. C C +
5 Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır.B D -
6 Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.D A -
7 Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır.B D -
8 . Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. C C +
9 Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.C D -
10 Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini
savunur.B B +

Din K.ve A.B. DC ÖC ?

1 6.1.2. Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar B B +
2 6.1.2. Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar A A +
3 6.1.3. Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder C B -
4 6.1.2. Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar C C +
5 6.1.3. Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder B A -
6 6.1.4. Vahyin gönderiliş amacını araştırır C  b
7 6.1.2. Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar D D +
8 6.1.1. Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar A A +
9 6.1.1. Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar D C -
10 6.1.1. Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar A C -

İngilizce DC ÖC ?

1 Students will be able to tell the time and dates. C D -
2 Students will be able to talk about repeated actions. B  b
3 Students will be able to recognize expressions related to repeated actions.A  b
4 Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions.C B -
5 Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions.D C -
6 Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions.B A -
7 Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions.A  b
8 Students will be able to express their opinions about the food they like and don’t like.B B +
9 Students will be able to identify the names of different food in an oral text.C C +



6. SINIF 1.DENEME

ŞIRNAK / ŞIRNAK MERKEZ
Atatürk Ortaokulu

463 - MAHİR KOLUMAN
6C

74,014

75 16 56 3 -4

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Başarı %

ŞUBE KURUM İLÇE İL GENEL

Sıra: 28
Katılım: 31

Ortalama: 8,26

Sıra: 59
Katılım: 64

Ortalama: 9,11

Sıra: 397
Katılım: 420

Ortalama: 10,73

Sıra: 530
Katılım: 574

Ortalama: 9,11

Sıra: 47041
Katılım: 47344

Ortalama: 36,09

Türkçe

Soru Sayısı
15

Doğru
4

Yanlış
10

Boş
1

Net
0,67

A Cevap Anahtarı
123456789012345

BADCBAABDBCDCDC

BAcacbAd aacbbC

Öğr. %4

Sınıf %8

Kurum %10

İlçe %13

İl %11

Genel %38

 

Matematik

Soru Sayısı
15

Doğru
2

Yanlış
13

Boş
0

Net
-2,33

A Cevap Anahtarı
123456789012345

CDBADCADDADCBBC

dcadbbdaacDaBcd

Öğr. %-16

Sınıf %7

Kurum %7

İlçe %9

İl %7

Genel %35

 

Fen

Soru Sayısı
15

Doğru
2

Yanlış
12

Boş
1

Net
-2,00

A Cevap Anahtarı
123456789012345

AACCDBCAADCDBBC

bbad aacbDbcBca

Öğr. %-13

Sınıf %18

Kurum %21

İlçe %25

İl %22

Genel %49

 

Sosyal Bil.

Soru Sayısı
10

Doğru
4

Yanlış
5

Boş
1

Net
2,33

A Cevap Anahtarı
123456789012345

DCACBDBCCB

 CcaBcBaCc

Öğr. %23

Sınıf %15

Kurum %19

İlçe %20

İl %18

Genel %59

 

Din K.ve A.B.

Soru Sayısı
10

Doğru
0

Yanlış
10

Boş
0

Net
-3,33

A Cevap Anahtarı
123456789012345

BACCBCDADA

ccaadbcdad

Öğr. %-33

Sınıf %14

Kurum %12

İlçe %13

İl %11

Genel %73

 

İngilizce

Soru Sayısı
10

Doğru
4

Yanlış
6

Boş
0

Net
2,00

A Cevap Anahtarı
123456789012345

CBACDBABCA

CadCaBAddb

Öğr. %20

Sınıf %3

Kurum %4

İlçe %6

İl %5

Genel %48

 

SORU ANALİZİ

Türkçe DC ÖC ?

1 Deyim  ve  atasözlerinin  metne  katkısını  belirler. B B +
2 Yazdıklarını  düzenler. A A +
3 Noktalama  işaretlerine  dikkat  ederek  sesli  ve  sessiz  okur. D C -
4 Metnin  içeriğini  yorumlar C A -
5 Metinle  ilgili  soruları  cevaplar B C -
6 Deyim  ve  atasözlerinin  metne  katkısını  belirler A B -
7 Bağlamdan  yararlanarak  bilmediği  kelime  ve  kelime  gruplarının  anlamını  tahmin eder.A A +
8 Metnin  ana  fikrini/ana  duygusunu  belirler. B D -
9 Metinle  ilgili  soruları  cevaplar D  b
10 Görsellerle  ilgili  soruları  cevaplar. B A -

Matematik DC ÖC ?

1 Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar.C D -
2 2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10’a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. D C -
3 Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar.B A -
4 Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. A D -
5 Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar D B -
6 Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. C B -
7 Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar.A D -
8 Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. D A -
9 Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar D A -
10 Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. A C -

Fen DC ÖC ?

1 Gezegenlerin Güneş’e olan uzaklık sıralamasına değinilir. A B -
2 Kas çeşitlerinin çalışma prensipleri (istemli - istemsiz) ve yorulma durumlarıA B -
3 Ay tutulması esnasında Ay’ın hangi evrede olduğuna değinilir C A -
4 Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. C D -
5 Gezegenlerin temel özelliklerine (karasal, gazsal, iç gezegen, dış gezegen) değinilirD  b
6 Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. B A -
7 Gezegenlerin Güneş’e olan uzaklık sıralamasına değinilir. C A -
8 Meteor, gök taşı, asteroit kavramlarına değinilir. A C -
9 Kemiklerin yapısına girilmeksizin kemik çeşitleri kısa, uzun ve yassı olarak verilir.A B -
10 Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. D D +

Sosyal Bil. DC ÖC ?

1 Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.D  b
2 .Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgularC C +
3 . Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz
ederA C -
4 . Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. C A -
5 Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır.B B +
6 Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.D C -
7 Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır.B B +
8 . Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. C A -
9 Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.C C +
10 Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini
savunur.B C -

Din K.ve A.B. DC ÖC ?

1 6.1.2. Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar B C -
2 6.1.2. Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar A C -
3 6.1.3. Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder C A -
4 6.1.2. Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar C A -
5 6.1.3. Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder B D -
6 6.1.4. Vahyin gönderiliş amacını araştırır C B -
7 6.1.2. Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar D C -
8 6.1.1. Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar A D -
9 6.1.1. Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar D A -
10 6.1.1. Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar A D -

İngilizce DC ÖC ?

1 Students will be able to tell the time and dates. C C +
2 Students will be able to talk about repeated actions. B A -
3 Students will be able to recognize expressions related to repeated actions.A D -
4 Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions.C C +
5 Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions.D A -
6 Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions.B B +
7 Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions.A A +
8 Students will be able to express their opinions about the food they like and don’t like.B D -
9 Students will be able to identify the names of different food in an oral text.C D -



6. SINIF 1.DENEME

ŞIRNAK / ŞIRNAK MERKEZ
Atatürk Ortaokulu

241 - MEDİNE ÖZEN
6C

136,251

75 25 37 13 17

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Başarı %

ŞUBE KURUM İLÇE İL GENEL

Sıra: 17
Katılım: 31

Ortalama: 8,26

Sıra: 40
Katılım: 64

Ortalama: 9,11

Sıra: 242
Katılım: 420

Ortalama: 10,73

Sıra: 298
Katılım: 574

Ortalama: 9,11

Sıra: 45143
Katılım: 47344

Ortalama: 36,09

Türkçe

Soru Sayısı
15

Doğru
3

Yanlış
9

Boş
3

Net
0,00

A Cevap Anahtarı
123456789012345

BADCBAABDBCDCDC

a aa AcabBaDb a

Öğr. %0

Sınıf %8

Kurum %10

İlçe %13

İl %11

Genel %38

 

Matematik

Soru Sayısı
15

Doğru
2

Yanlış
5

Boş
8

Net
0,33

A Cevap Anahtarı
123456789012345

CDBADCADDADCBBC

 D  cbc  cD  c 

Öğr. %2

Sınıf %7

Kurum %7

İlçe %9

İl %7

Genel %35

 

Fen

Soru Sayısı
15

Doğru
4

Yanlış
9

Boş
2

Net
1,00

A Cevap Anahtarı
123456789012345

AACCDBCAADCDBBC

bAba a AcDaacBa

Öğr. %7

Sınıf %18

Kurum %21

İlçe %25

İl %22

Genel %49

 

Sosyal Bil.

Soru Sayısı
10

Doğru
6

Yanlış
4

Boş
0

Net
4,67

A Cevap Anahtarı
123456789012345

DCACBDBCCB

aCACdaBCdB

Öğr. %47

Sınıf %15

Kurum %19

İlçe %20

İl %18

Genel %59

 

Din K.ve A.B.

Soru Sayısı
10

Doğru
6

Yanlış
4

Boş
0

Net
4,67

A Cevap Anahtarı
123456789012345

BACCBCDADA

dACddCDAcA

Öğr. %47

Sınıf %14

Kurum %12

İlçe %13

İl %11

Genel %73

 

İngilizce

Soru Sayısı
10

Doğru
4

Yanlış
6

Boş
0

Net
2,00

A Cevap Anahtarı
123456789012345

CBACDBABCA

bBAdaBdaCc

Öğr. %20

Sınıf %3

Kurum %4

İlçe %6

İl %5

Genel %48

 

SORU ANALİZİ

Türkçe DC ÖC ?

1 Deyim  ve  atasözlerinin  metne  katkısını  belirler. B A -
2 Yazdıklarını  düzenler. A  b
3 Noktalama  işaretlerine  dikkat  ederek  sesli  ve  sessiz  okur. D A -
4 Metnin  içeriğini  yorumlar C A -
5 Metinle  ilgili  soruları  cevaplar B  b
6 Deyim  ve  atasözlerinin  metne  katkısını  belirler A A +
7 Bağlamdan  yararlanarak  bilmediği  kelime  ve  kelime  gruplarının  anlamını  tahmin eder.A C -
8 Metnin  ana  fikrini/ana  duygusunu  belirler. B A -
9 Metinle  ilgili  soruları  cevaplar D B -
10 Görsellerle  ilgili  soruları  cevaplar. B B +

Matematik DC ÖC ?

1 Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar.C  b
2 2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10’a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. D D +
3 Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar.B  b
4 Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. A  b
5 Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar D C -
6 Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. C B -
7 Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar.A C -
8 Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. D  b
9 Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar D  b
10 Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. A C -

Fen DC ÖC ?

1 Gezegenlerin Güneş’e olan uzaklık sıralamasına değinilir. A B -
2 Kas çeşitlerinin çalışma prensipleri (istemli - istemsiz) ve yorulma durumlarıA A +
3 Ay tutulması esnasında Ay’ın hangi evrede olduğuna değinilir C B -
4 Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. C A -
5 Gezegenlerin temel özelliklerine (karasal, gazsal, iç gezegen, dış gezegen) değinilirD  b
6 Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. B A -
7 Gezegenlerin Güneş’e olan uzaklık sıralamasına değinilir. C  b
8 Meteor, gök taşı, asteroit kavramlarına değinilir. A A +
9 Kemiklerin yapısına girilmeksizin kemik çeşitleri kısa, uzun ve yassı olarak verilir.A C -
10 Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. D D +

Sosyal Bil. DC ÖC ?

1 Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.D A -
2 .Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgularC C +
3 . Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz
ederA A +
4 . Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. C C +
5 Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır.B D -
6 Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.D A -
7 Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır.B B +
8 . Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. C C +
9 Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.C D -
10 Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini
savunur.B B +

Din K.ve A.B. DC ÖC ?

1 6.1.2. Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar B D -
2 6.1.2. Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar A A +
3 6.1.3. Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder C C +
4 6.1.2. Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar C D -
5 6.1.3. Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder B D -
6 6.1.4. Vahyin gönderiliş amacını araştırır C C +
7 6.1.2. Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar D D +
8 6.1.1. Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar A A +
9 6.1.1. Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar D C -
10 6.1.1. Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar A A +

İngilizce DC ÖC ?

1 Students will be able to tell the time and dates. C B -
2 Students will be able to talk about repeated actions. B B +
3 Students will be able to recognize expressions related to repeated actions.A A +
4 Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions.C D -
5 Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions.D A -
6 Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions.B B +
7 Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions.A D -
8 Students will be able to express their opinions about the food they like and don’t like.B A -
9 Students will be able to identify the names of different food in an oral text.C C +



6. SINIF 1.DENEME

ŞIRNAK / ŞIRNAK MERKEZ
Atatürk Ortaokulu

510 - MİRAÇ ÖZCAN
6C

129,156

75 24 42 9 13

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Başarı %

ŞUBE KURUM İLÇE İL GENEL

Sıra: 21
Katılım: 31

Ortalama: 8,26

Sıra: 44
Katılım: 64

Ortalama: 9,11

Sıra: 259
Katılım: 420

Ortalama: 10,73

Sıra: 319
Katılım: 574

Ortalama: 9,11

Sıra: 45394
Katılım: 47344

Ortalama: 36,09

Türkçe

Soru Sayısı
15

Doğru
7

Yanlış
8

Boş
0

Net
4,33

A Cevap Anahtarı
123456789012345

BADCBAABDBCDCDC

adDCcAbdDcCbCDd

Öğr. %29

Sınıf %8

Kurum %10

İlçe %13

İl %11

Genel %38

 

Matematik

Soru Sayısı
15

Doğru
0

Yanlış
6

Boş
9

Net
-2,00

A Cevap Anahtarı
123456789012345

CDBADCADDADCBBC

a    ad ad   c 

Öğr. %-13

Sınıf %7

Kurum %7

İlçe %9

İl %7

Genel %35

 

Fen

Soru Sayısı
15

Doğru
4

Yanlış
11

Boş
0

Net
0,33

A Cevap Anahtarı
123456789012345

AACCDBCAADCDBBC

bAbCadacbcaaaBC

Öğr. %2

Sınıf %18

Kurum %21

İlçe %25

İl %22

Genel %49

 

Sosyal Bil.

Soru Sayısı
10

Doğru
5

Yanlış
5

Boş
0

Net
3,33

A Cevap Anahtarı
123456789012345

DCACBDBCCB

cCAadaBbCB

Öğr. %33

Sınıf %15

Kurum %19

İlçe %20

İl %18

Genel %59

 

Din K.ve A.B.

Soru Sayısı
10

Doğru
6

Yanlış
4

Boş
0

Net
4,67

A Cevap Anahtarı
123456789012345

BACCBCDADA

BAaCcdDADc

Öğr. %47

Sınıf %14

Kurum %12

İlçe %13

İl %11

Genel %73

 

İngilizce

Soru Sayısı
10

Doğru
2

Yanlış
8

Boş
0

Net
-0,67

A Cevap Anahtarı
123456789012345

CBACDBABCA

aBcdcabdbA

Öğr. %-7

Sınıf %3

Kurum %4

İlçe %6

İl %5

Genel %48

 

SORU ANALİZİ

Türkçe DC ÖC ?

1 Deyim  ve  atasözlerinin  metne  katkısını  belirler. B A -
2 Yazdıklarını  düzenler. A D -
3 Noktalama  işaretlerine  dikkat  ederek  sesli  ve  sessiz  okur. D D +
4 Metnin  içeriğini  yorumlar C C +
5 Metinle  ilgili  soruları  cevaplar B C -
6 Deyim  ve  atasözlerinin  metne  katkısını  belirler A A +
7 Bağlamdan  yararlanarak  bilmediği  kelime  ve  kelime  gruplarının  anlamını  tahmin eder.A B -
8 Metnin  ana  fikrini/ana  duygusunu  belirler. B D -
9 Metinle  ilgili  soruları  cevaplar D D +
10 Görsellerle  ilgili  soruları  cevaplar. B C -

Matematik DC ÖC ?

1 Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar.C A -
2 2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10’a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. D  b
3 Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar.B  b
4 Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. A  b
5 Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar D  b
6 Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. C A -
7 Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar.A D -
8 Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. D  b
9 Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar D A -
10 Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. A D -

Fen DC ÖC ?

1 Gezegenlerin Güneş’e olan uzaklık sıralamasına değinilir. A B -
2 Kas çeşitlerinin çalışma prensipleri (istemli - istemsiz) ve yorulma durumlarıA A +
3 Ay tutulması esnasında Ay’ın hangi evrede olduğuna değinilir C B -
4 Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. C C +
5 Gezegenlerin temel özelliklerine (karasal, gazsal, iç gezegen, dış gezegen) değinilirD A -
6 Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. B D -
7 Gezegenlerin Güneş’e olan uzaklık sıralamasına değinilir. C A -
8 Meteor, gök taşı, asteroit kavramlarına değinilir. A C -
9 Kemiklerin yapısına girilmeksizin kemik çeşitleri kısa, uzun ve yassı olarak verilir.A B -
10 Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. D C -

Sosyal Bil. DC ÖC ?

1 Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.D C -
2 .Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgularC C +
3 . Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz
ederA A +
4 . Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. C A -
5 Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır.B D -
6 Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.D A -
7 Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır.B B +
8 . Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. C B -
9 Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.C C +
10 Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini
savunur.B B +

Din K.ve A.B. DC ÖC ?

1 6.1.2. Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar B B +
2 6.1.2. Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar A A +
3 6.1.3. Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder C A -
4 6.1.2. Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar C C +
5 6.1.3. Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder B C -
6 6.1.4. Vahyin gönderiliş amacını araştırır C D -
7 6.1.2. Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar D D +
8 6.1.1. Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar A A +
9 6.1.1. Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar D D +
10 6.1.1. Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar A C -

İngilizce DC ÖC ?

1 Students will be able to tell the time and dates. C A -
2 Students will be able to talk about repeated actions. B B +
3 Students will be able to recognize expressions related to repeated actions.A C -
4 Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions.C D -
5 Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions.D C -
6 Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions.B A -
7 Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions.A B -
8 Students will be able to express their opinions about the food they like and don’t like.B D -
9 Students will be able to identify the names of different food in an oral text.C B -



6. SINIF 1.DENEME

ŞIRNAK / ŞIRNAK MERKEZ
Atatürk Ortaokulu

513 - MUHAMMED BEKTAŞ
6C

103,852

75 15 53 7 -4

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Başarı %

ŞUBE KURUM İLÇE İL GENEL

Sıra: 23
Katılım: 31

Ortalama: 8,26

Sıra: 50
Katılım: 64

Ortalama: 9,11

Sıra: 340
Katılım: 420

Ortalama: 10,73

Sıra: 437
Katılım: 574

Ortalama: 9,11

Sıra: 46324
Katılım: 47344

Ortalama: 36,09

Türkçe

Soru Sayısı
15

Doğru
2

Yanlış
9

Boş
4

Net
-1,00

B Cevap Anahtarı
123456789012345

CBABADBCDCDCABD

b  ccDaC  bacda

Öğr. %-7

Sınıf %8

Kurum %10

İlçe %13

İl %11

Genel %38

 

Matematik

Soru Sayısı
15

Doğru
6

Yanlış
9

Boş
0

Net
3,00

B Cevap Anahtarı
123456789012345

BACDDCDDACDABBC

BcacbdcDACDcaaC

Öğr. %20

Sınıf %7

Kurum %7

İlçe %9

İl %7

Genel %35

 

Fen

Soru Sayısı
15

Doğru
3

Yanlış
12

Boş
0

Net
-1,00

B Cevap Anahtarı
123456789012345

CCAADBADCABBCDC

dbccacbDaABabad

Öğr. %-7

Sınıf %18

Kurum %21

İlçe %25

İl %22

Genel %49

 

Sosyal Bil.

Soru Sayısı
10

Doğru
0

Yanlış
8

Boş
2

Net
-2,67

B Cevap Anahtarı
123456789012345

CBCDBCDACB

bad  dcbba

Öğr. %-27

Sınıf %15

Kurum %19

İlçe %20

İl %18

Genel %59

 

Din K.ve A.B.

Soru Sayısı
10

Doğru
1

Yanlış
8

Boş
1

Net
-1,67

B Cevap Anahtarı
123456789012345

DAABCBCCAD

abddaBab a

Öğr. %-17

Sınıf %14

Kurum %12

İlçe %13

İl %11

Genel %73

 

İngilizce

Soru Sayısı
10

Doğru
3

Yanlış
7

Boş
0

Net
0,67

B Cevap Anahtarı
123456789012345

DBCBAACBCA

cBCccbaBab

Öğr. %7

Sınıf %3

Kurum %4

İlçe %6

İl %5

Genel %48

 

SORU ANALİZİ

Türkçe DC ÖC ?

1 Metnin  içeriğini  yorumlar C B -
2 Metinle  ilgili  soruları  cevaplar B  b
3 Deyim  ve  atasözlerinin  metne  katkısını  belirler A  b
4 Deyim  ve  atasözlerinin  metne  katkısını  belirler. B C -
5 Yazdıklarını  düzenler. A C -
6 Noktalama  işaretlerine  dikkat  ederek  sesli  ve  sessiz  okur. D D +
7 Görsellerle  ilgili  soruları  cevaplar. B A -
8 Grafik,  tablo  ve  çizelgeyle  sunulan  bilgileri  yorumlar. C C +
9 Grafik,  tablo  ve  çizelgeyle  sunulan  bilgileri  yorumlar. D  b
10 Grafik,  tablo  ve  çizelgeyle  sunulan  bilgileri  yorumlar. C  b

Matematik DC ÖC ?

1 Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar.B B +
2 Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. A C -
3 Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar.C A -
4 2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10’a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. D C -
5 Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. D B -
6 Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar.C D -
7 Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar.D C -
8 Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar D D +
9 Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. A A +
10 Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. C C +

Fen DC ÖC ?

1 Ay tutulması esnasında Ay’ın hangi evrede olduğuna değinilir C D -
2 Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. C B -
3 Gezegenlerin Güneş’e olan uzaklık sıralamasına değinilir. A C -
4 Kas çeşitlerinin çalışma prensipleri (istemli - istemsiz) ve yorulma durumlarıA C -
5 Gezegenlerin temel özelliklerine (karasal, gazsal, iç gezegen, dış gezegen) değinilirD A -
6 Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. B C -
7 Kemiklerin yapısına girilmeksizin kemik çeşitleri kısa, uzun ve yassı olarak verilir.A B -
8 Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. D D +
9 Gezegenlerin Güneş’e olan uzaklık sıralamasına değinilir. C A -
10 Meteor, gök taşı, asteroit kavramlarına değinilir. A A +

Sosyal Bil. DC ÖC ?

1 Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.C B -
2 Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini
savunur.B A -
3 .Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgularC D -
4 Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.D  b
5 Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır.B  b
6 . Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. C D -
7 Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.D C -
8 . Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz
ederA B -
9 . Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. C B -
10 Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır.B A -

Din K.ve A.B. DC ÖC ?

1 6.1.1. Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar D A -
2 6.1.1. Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar A B -
3 6.1.2. Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar A D -
4 6.1.2. Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar B D -
5 6.1.3. Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder C A -
6 6.1.3. Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder B B +
7 6.1.2. Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar C A -
8 6.1.4. Vahyin gönderiliş amacını araştırır C B -
9 6.1.1. Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar A  b
10 6.1.2. Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar D A -

İngilizce DC ÖC ?

1 Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions.D C -
2 Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions.B B +
3 Students will be able to tell the time and dates. C C +
4 Students will be able to talk about repeated actions. B C -
5 Students will be able to recognize expressions related to repeated actions.A C -
6 Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions.A B -
7 Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions.C A -
8 Students will be able to express their opinions about the food they like and don’t like.B B +
9 Students will be able to identify the names of different food in an oral text.C A -



6. SINIF 1.DENEME

ŞIRNAK / ŞIRNAK MERKEZ
Atatürk Ortaokulu

518 - MUNİR AZAD GERDEN
6C

178,277

75 25 28 22 21

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Başarı %

ŞUBE KURUM İLÇE İL GENEL

Sıra: 7
Katılım: 31

Ortalama: 8,26

Sıra: 16
Katılım: 64

Ortalama: 9,11

Sıra: 137
Katılım: 420

Ortalama: 10,73

Sıra: 159
Katılım: 574

Ortalama: 9,11

Sıra: 36168
Katılım: 47344

Ortalama: 36,09

Türkçe

Soru Sayısı
15

Doğru
4

Yanlış
7

Boş
4

Net
1,67

B Cevap Anahtarı
123456789012345

CBABADBCDCDCABD

bB a DBd a dcaD

Öğr. %11

Sınıf %8

Kurum %10

İlçe %13

İl %11

Genel %38

 

Matematik

Soru Sayısı
15

Doğru
4

Yanlış
7

Boş
4

Net
1,67

B Cevap Anahtarı
123456789012345

BACDDCDDACDABBC

B dcDCbb C d ca

Öğr. %11

Sınıf %7

Kurum %7

İlçe %9

İl %7

Genel %35

 

Fen

Soru Sayısı
15

Doğru
7

Yanlış
6

Boş
2

Net
5,00

B Cevap Anahtarı
123456789012345

CCAADBADCABBCDC

CdbADcbbC Ba DC

Öğr. %33

Sınıf %18

Kurum %21

İlçe %25

İl %22

Genel %49

 

Sosyal Bil.

Soru Sayısı
10

Doğru
4

Yanlış
3

Boş
3

Net
3,00

B Cevap Anahtarı
123456789012345

CBCDBCDACB

CBbc C bC 

Öğr. %30

Sınıf %15

Kurum %19

İlçe %20

İl %18

Genel %59

 

Din K.ve A.B.

Soru Sayısı
10

Doğru
3

Yanlış
5

Boş
2

Net
1,33

B Cevap Anahtarı
123456789012345

DAABCBCCAD

cdbadBC A 

Öğr. %13

Sınıf %14

Kurum %12

İlçe %13

İl %11

Genel %73

 

İngilizce

Soru Sayısı
10

Doğru
3

Yanlış
0

Boş
7

Net
3,00

B Cevap Anahtarı
123456789012345

DBCBAACBCA

   B    CA

Öğr. %30

Sınıf %3

Kurum %4

İlçe %6

İl %5

Genel %48

 

SORU ANALİZİ

Türkçe DC ÖC ?

1 Metnin  içeriğini  yorumlar C B -
2 Metinle  ilgili  soruları  cevaplar B B +
3 Deyim  ve  atasözlerinin  metne  katkısını  belirler A  b
4 Deyim  ve  atasözlerinin  metne  katkısını  belirler. B A -
5 Yazdıklarını  düzenler. A  b
6 Noktalama  işaretlerine  dikkat  ederek  sesli  ve  sessiz  okur. D D +
7 Görsellerle  ilgili  soruları  cevaplar. B B +
8 Grafik,  tablo  ve  çizelgeyle  sunulan  bilgileri  yorumlar. C D -
9 Grafik,  tablo  ve  çizelgeyle  sunulan  bilgileri  yorumlar. D  b
10 Grafik,  tablo  ve  çizelgeyle  sunulan  bilgileri  yorumlar. C A -

Matematik DC ÖC ?

1 Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar.B B +
2 Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. A  b
3 Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar.C D -
4 2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10’a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. D C -
5 Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. D D +
6 Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar.C C +
7 Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar.D B -
8 Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar D B -
9 Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. A  b
10 Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. C C +

Fen DC ÖC ?

1 Ay tutulması esnasında Ay’ın hangi evrede olduğuna değinilir C C +
2 Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. C D -
3 Gezegenlerin Güneş’e olan uzaklık sıralamasına değinilir. A B -
4 Kas çeşitlerinin çalışma prensipleri (istemli - istemsiz) ve yorulma durumlarıA A +
5 Gezegenlerin temel özelliklerine (karasal, gazsal, iç gezegen, dış gezegen) değinilirD D +
6 Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. B C -
7 Kemiklerin yapısına girilmeksizin kemik çeşitleri kısa, uzun ve yassı olarak verilir.A B -
8 Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. D B -
9 Gezegenlerin Güneş’e olan uzaklık sıralamasına değinilir. C C +
10 Meteor, gök taşı, asteroit kavramlarına değinilir. A  b

Sosyal Bil. DC ÖC ?

1 Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.C C +
2 Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini
savunur.B B +
3 .Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgularC B -
4 Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.D C -
5 Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır.B  b
6 . Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. C C +
7 Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.D  b
8 . Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz
ederA B -
9 . Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. C C +
10 Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır.B  b

Din K.ve A.B. DC ÖC ?

1 6.1.1. Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar D C -
2 6.1.1. Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar A D -
3 6.1.2. Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar A B -
4 6.1.2. Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar B A -
5 6.1.3. Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder C D -
6 6.1.3. Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder B B +
7 6.1.2. Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar C C +
8 6.1.4. Vahyin gönderiliş amacını araştırır C  b
9 6.1.1. Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar A A +
10 6.1.2. Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar D  b

İngilizce DC ÖC ?

1 Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions.D  b
2 Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions.B  b
3 Students will be able to tell the time and dates. C  b
4 Students will be able to talk about repeated actions. B B +
5 Students will be able to recognize expressions related to repeated actions.A  b
6 Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions.A  b
7 Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions.C  b
8 Students will be able to express their opinions about the food they like and don’t like.B  b
9 Students will be able to identify the names of different food in an oral text.C C +



6. SINIF 1.DENEME

ŞIRNAK / ŞIRNAK MERKEZ
Atatürk Ortaokulu

472 - NURSEL TA*
6C

163,395

75 25 49 1 12

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Başarı %

ŞUBE KURUM İLÇE İL GENEL

Sıra: 10
Katılım: 31

Ortalama: 8,26

Sıra: 19
Katılım: 64

Ortalama: 9,11

Sıra: 162
Katılım: 420

Ortalama: 10,73

Sıra: 192
Katılım: 574

Ortalama: 9,11

Sıra: 40429
Katılım: 47344

Ortalama: 36,09

Türkçe

Soru Sayısı
15

Doğru
3

Yanlış
11

Boş
1

Net
-0,67

A Cevap Anahtarı
123456789012345

BADCBAABDBCDCDC

B adacdcDdCabca

Öğr. %-4

Sınıf %8

Kurum %10

İlçe %13

İl %11

Genel %38

 

Matematik

Soru Sayısı
15

Doğru
6

Yanlış
9

Boş
0

Net
3,00

A Cevap Anahtarı
123456789012345

CDBADCADDADCBBC

abcADCAbadcCadC

Öğr. %20

Sınıf %7

Kurum %7

İlçe %9

İl %7

Genel %35

 

Fen

Soru Sayısı
15

Doğru
8

Yanlış
7

Boş
0

Net
5,67

A Cevap Anahtarı
123456789012345

AACCDBCAADCDBBC

bdaaDBCAAcbDcBC

Öğr. %38

Sınıf %18

Kurum %21

İlçe %25

İl %22

Genel %49

 

Sosyal Bil.

Soru Sayısı
10

Doğru
3

Yanlış
7

Boş
0

Net
0,67

A Cevap Anahtarı
123456789012345

DCACBDBCCB

baAbBadCba

Öğr. %7

Sınıf %15

Kurum %19

İlçe %20

İl %18

Genel %59

 

Din K.ve A.B.

Soru Sayısı
10

Doğru
2

Yanlış
8

Boş
0

Net
-0,67

A Cevap Anahtarı
123456789012345

BACCBCDADA

abaadacdDA

Öğr. %-7

Sınıf %14

Kurum %12

İlçe %13

İl %11

Genel %73

 

İngilizce

Soru Sayısı
10

Doğru
3

Yanlış
7

Boş
0

Net
0,67

A Cevap Anahtarı
123456789012345

CBACDBABCA

aBcdbBdddA

Öğr. %7

Sınıf %3

Kurum %4

İlçe %6

İl %5

Genel %48

 

SORU ANALİZİ

Türkçe DC ÖC ?

1 Deyim  ve  atasözlerinin  metne  katkısını  belirler. B B +
2 Yazdıklarını  düzenler. A  b
3 Noktalama  işaretlerine  dikkat  ederek  sesli  ve  sessiz  okur. D A -
4 Metnin  içeriğini  yorumlar C D -
5 Metinle  ilgili  soruları  cevaplar B A -
6 Deyim  ve  atasözlerinin  metne  katkısını  belirler A C -
7 Bağlamdan  yararlanarak  bilmediği  kelime  ve  kelime  gruplarının  anlamını  tahmin eder.A D -
8 Metnin  ana  fikrini/ana  duygusunu  belirler. B C -
9 Metinle  ilgili  soruları  cevaplar D D +
10 Görsellerle  ilgili  soruları  cevaplar. B D -

Matematik DC ÖC ?

1 Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar.C A -
2 2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10’a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. D B -
3 Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar.B C -
4 Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. A A +
5 Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar D D +
6 Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. C C +
7 Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar.A A +
8 Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. D B -
9 Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar D A -
10 Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. A D -

Fen DC ÖC ?

1 Gezegenlerin Güneş’e olan uzaklık sıralamasına değinilir. A B -
2 Kas çeşitlerinin çalışma prensipleri (istemli - istemsiz) ve yorulma durumlarıA D -
3 Ay tutulması esnasında Ay’ın hangi evrede olduğuna değinilir C A -
4 Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. C A -
5 Gezegenlerin temel özelliklerine (karasal, gazsal, iç gezegen, dış gezegen) değinilirD D +
6 Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. B B +
7 Gezegenlerin Güneş’e olan uzaklık sıralamasına değinilir. C C +
8 Meteor, gök taşı, asteroit kavramlarına değinilir. A A +
9 Kemiklerin yapısına girilmeksizin kemik çeşitleri kısa, uzun ve yassı olarak verilir.A A +
10 Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. D C -

Sosyal Bil. DC ÖC ?

1 Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.D B -
2 .Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgularC A -
3 . Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz
ederA A +
4 . Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. C B -
5 Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır.B B +
6 Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.D A -
7 Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır.B D -
8 . Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. C C +
9 Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.C B -
10 Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini
savunur.B A -

Din K.ve A.B. DC ÖC ?

1 6.1.2. Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar B A -
2 6.1.2. Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar A B -
3 6.1.3. Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder C A -
4 6.1.2. Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar C A -
5 6.1.3. Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder B D -
6 6.1.4. Vahyin gönderiliş amacını araştırır C A -
7 6.1.2. Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar D C -
8 6.1.1. Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar A D -
9 6.1.1. Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar D D +
10 6.1.1. Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar A A +

İngilizce DC ÖC ?

1 Students will be able to tell the time and dates. C A -
2 Students will be able to talk about repeated actions. B B +
3 Students will be able to recognize expressions related to repeated actions.A C -
4 Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions.C D -
5 Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions.D B -
6 Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions.B B +
7 Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions.A D -
8 Students will be able to express their opinions about the food they like and don’t like.B D -
9 Students will be able to identify the names of different food in an oral text.C D -



6. SINIF 1.DENEME

ŞIRNAK / ŞIRNAK MERKEZ
Atatürk Ortaokulu

330 - ÖMÜR ONAR
6C

60,975

75 11 64 0 -14

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Başarı %

ŞUBE KURUM İLÇE İL GENEL

Sıra: 30
Katılım: 31

Ortalama: 8,26

Sıra: 62
Katılım: 64

Ortalama: 9,11

Sıra: 407
Katılım: 420

Ortalama: 10,73

Sıra: 548
Katılım: 574

Ortalama: 9,11

Sıra: 47192
Katılım: 47344

Ortalama: 36,09

Türkçe

Soru Sayısı
15

Doğru
3

Yanlış
12

Boş
0

Net
-1,00

A Cevap Anahtarı
123456789012345

BADCBAABDBCDCDC

cADbcddBacbadba

Öğr. %-7

Sınıf %8

Kurum %10

İlçe %13

İl %11

Genel %38

 

Matematik

Soru Sayısı
15

Doğru
3

Yanlış
12

Boş
0

Net
-1,00

A Cevap Anahtarı
123456789012345

CDBADCADDADCBBC

dbcbaCdcadDacBd

Öğr. %-7

Sınıf %7

Kurum %7

İlçe %9

İl %7

Genel %35

 

Fen

Soru Sayısı
15

Doğru
3

Yanlış
12

Boş
0

Net
-1,00

A Cevap Anahtarı
123456789012345

AACCDBCAADCDBBC

dcCbaadcbaaccBC

Öğr. %-7

Sınıf %18

Kurum %21

İlçe %25

İl %22

Genel %49

 

Sosyal Bil.

Soru Sayısı
10

Doğru
1

Yanlış
9

Boş
0

Net
-2,00

A Cevap Anahtarı
123456789012345

DCACBDBCCB

cbdbabcabB

Öğr. %-20

Sınıf %15

Kurum %19

İlçe %20

İl %18

Genel %59

 

Din K.ve A.B.

Soru Sayısı
10

Doğru
0

Yanlış
10

Boş
0

Net
-3,33

A Cevap Anahtarı
123456789012345

BACCBCDADA

cbdadbadbc

Öğr. %-33

Sınıf %14

Kurum %12

İlçe %13

İl %11

Genel %73

 

İngilizce

Soru Sayısı
10

Doğru
1

Yanlış
9

Boş
0

Net
-2,00

A Cevap Anahtarı
123456789012345

CBACDBABCA

adcbDabcbd

Öğr. %-20

Sınıf %3

Kurum %4

İlçe %6

İl %5

Genel %48

 

SORU ANALİZİ

Türkçe DC ÖC ?

1 Deyim  ve  atasözlerinin  metne  katkısını  belirler. B C -
2 Yazdıklarını  düzenler. A A +
3 Noktalama  işaretlerine  dikkat  ederek  sesli  ve  sessiz  okur. D D +
4 Metnin  içeriğini  yorumlar C B -
5 Metinle  ilgili  soruları  cevaplar B C -
6 Deyim  ve  atasözlerinin  metne  katkısını  belirler A D -
7 Bağlamdan  yararlanarak  bilmediği  kelime  ve  kelime  gruplarının  anlamını  tahmin eder.A D -
8 Metnin  ana  fikrini/ana  duygusunu  belirler. B B +
9 Metinle  ilgili  soruları  cevaplar D A -
10 Görsellerle  ilgili  soruları  cevaplar. B C -

Matematik DC ÖC ?

1 Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar.C D -
2 2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10’a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. D B -
3 Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar.B C -
4 Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. A B -
5 Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar D A -
6 Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. C C +
7 Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar.A D -
8 Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. D C -
9 Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar D A -
10 Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. A D -

Fen DC ÖC ?

1 Gezegenlerin Güneş’e olan uzaklık sıralamasına değinilir. A D -
2 Kas çeşitlerinin çalışma prensipleri (istemli - istemsiz) ve yorulma durumlarıA C -
3 Ay tutulması esnasında Ay’ın hangi evrede olduğuna değinilir C C +
4 Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. C B -
5 Gezegenlerin temel özelliklerine (karasal, gazsal, iç gezegen, dış gezegen) değinilirD A -
6 Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. B A -
7 Gezegenlerin Güneş’e olan uzaklık sıralamasına değinilir. C D -
8 Meteor, gök taşı, asteroit kavramlarına değinilir. A C -
9 Kemiklerin yapısına girilmeksizin kemik çeşitleri kısa, uzun ve yassı olarak verilir.A B -
10 Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. D A -

Sosyal Bil. DC ÖC ?

1 Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.D C -
2 .Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgularC B -
3 . Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz
ederA D -
4 . Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. C B -
5 Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır.B A -
6 Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.D B -
7 Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır.B C -
8 . Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. C A -
9 Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.C B -
10 Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini
savunur.B B +

Din K.ve A.B. DC ÖC ?

1 6.1.2. Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar B C -
2 6.1.2. Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar A B -
3 6.1.3. Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder C D -
4 6.1.2. Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar C A -
5 6.1.3. Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder B D -
6 6.1.4. Vahyin gönderiliş amacını araştırır C B -
7 6.1.2. Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar D A -
8 6.1.1. Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar A D -
9 6.1.1. Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar D B -
10 6.1.1. Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar A C -

İngilizce DC ÖC ?

1 Students will be able to tell the time and dates. C A -
2 Students will be able to talk about repeated actions. B D -
3 Students will be able to recognize expressions related to repeated actions.A C -
4 Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions.C B -
5 Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions.D D +
6 Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions.B A -
7 Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions.A B -
8 Students will be able to express their opinions about the food they like and don’t like.B C -
9 Students will be able to identify the names of different food in an oral text.C B -



6. SINIF 1.DENEME

ŞIRNAK / ŞIRNAK MERKEZ
Atatürk Ortaokulu

331 - RABİA OSAL
6C

209,034

75 27 18 30 28

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Başarı %

ŞUBE KURUM İLÇE İL GENEL

Sıra: 3
Katılım: 31

Ortalama: 8,26

Sıra: 8
Katılım: 64

Ortalama: 9,11

Sıra: 84
Katılım: 420

Ortalama: 10,73

Sıra: 94
Katılım: 574

Ortalama: 9,11

Sıra: 34791
Katılım: 47344

Ortalama: 36,09

Türkçe

Soru Sayısı
15

Doğru
7

Yanlış
3

Boş
5

Net
6,00

A Cevap Anahtarı
123456789012345

BADCBAABDBCDCDC

BA adcA DBC   C

Öğr. %40

Sınıf %8

Kurum %10

İlçe %13

İl %11

Genel %38

 

Matematik

Soru Sayısı
15

Doğru
2

Yanlış
3

Boş
10

Net
1,00

A Cevap Anahtarı
123456789012345

CDBADCADDADCBBC

 D    c a Db   

Öğr. %7

Sınıf %7

Kurum %7

İlçe %9

İl %7

Genel %35

 

Fen

Soru Sayısı
15

Doğru
8

Yanlış
5

Boş
2

Net
6,33

A Cevap Anahtarı
123456789012345

AACCDBCAADCDBBC

 bCCDddAbDCaBB 

Öğr. %42

Sınıf %18

Kurum %21

İlçe %25

İl %22

Genel %49

 

Sosyal Bil.

Soru Sayısı
10

Doğru
5

Yanlış
1

Boş
4

Net
4,67

A Cevap Anahtarı
123456789012345

DCACBDBCCB

 d CB B CB

Öğr. %47

Sınıf %15

Kurum %19

İlçe %20

İl %18

Genel %59

 

Din K.ve A.B.

Soru Sayısı
10

Doğru
4

Yanlış
3

Boş
3

Net
3,00

A Cevap Anahtarı
123456789012345

BACCBCDADA

ac dB  ADA

Öğr. %30

Sınıf %14

Kurum %12

İlçe %13

İl %11

Genel %73

 

İngilizce

Soru Sayısı
10

Doğru
1

Yanlış
3

Boş
6

Net
0,00

A Cevap Anahtarı
123456789012345

CBACDBABCA

 B dc   b 

Öğr. %0

Sınıf %3

Kurum %4

İlçe %6

İl %5

Genel %48

 

SORU ANALİZİ

Türkçe DC ÖC ?

1 Deyim  ve  atasözlerinin  metne  katkısını  belirler. B B +
2 Yazdıklarını  düzenler. A A +
3 Noktalama  işaretlerine  dikkat  ederek  sesli  ve  sessiz  okur. D  b
4 Metnin  içeriğini  yorumlar C A -
5 Metinle  ilgili  soruları  cevaplar B D -
6 Deyim  ve  atasözlerinin  metne  katkısını  belirler A C -
7 Bağlamdan  yararlanarak  bilmediği  kelime  ve  kelime  gruplarının  anlamını  tahmin eder.A A +
8 Metnin  ana  fikrini/ana  duygusunu  belirler. B  b
9 Metinle  ilgili  soruları  cevaplar D D +
10 Görsellerle  ilgili  soruları  cevaplar. B B +

Matematik DC ÖC ?

1 Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar.C  b
2 2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10’a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. D D +
3 Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar.B  b
4 Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. A  b
5 Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar D  b
6 Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. C  b
7 Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar.A C -
8 Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. D  b
9 Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar D A -
10 Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. A  b

Fen DC ÖC ?

1 Gezegenlerin Güneş’e olan uzaklık sıralamasına değinilir. A  b
2 Kas çeşitlerinin çalışma prensipleri (istemli - istemsiz) ve yorulma durumlarıA B -
3 Ay tutulması esnasında Ay’ın hangi evrede olduğuna değinilir C C +
4 Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. C C +
5 Gezegenlerin temel özelliklerine (karasal, gazsal, iç gezegen, dış gezegen) değinilirD D +
6 Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. B D -
7 Gezegenlerin Güneş’e olan uzaklık sıralamasına değinilir. C D -
8 Meteor, gök taşı, asteroit kavramlarına değinilir. A A +
9 Kemiklerin yapısına girilmeksizin kemik çeşitleri kısa, uzun ve yassı olarak verilir.A B -
10 Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. D D +

Sosyal Bil. DC ÖC ?

1 Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.D  b
2 .Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgularC D -
3 . Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz
ederA  b
4 . Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. C C +
5 Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır.B B +
6 Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.D  b
7 Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır.B B +
8 . Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. C  b
9 Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.C C +
10 Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini
savunur.B B +

Din K.ve A.B. DC ÖC ?

1 6.1.2. Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar B A -
2 6.1.2. Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar A C -
3 6.1.3. Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder C  b
4 6.1.2. Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar C D -
5 6.1.3. Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder B B +
6 6.1.4. Vahyin gönderiliş amacını araştırır C  b
7 6.1.2. Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar D  b
8 6.1.1. Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar A A +
9 6.1.1. Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar D D +
10 6.1.1. Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar A A +

İngilizce DC ÖC ?

1 Students will be able to tell the time and dates. C  b
2 Students will be able to talk about repeated actions. B B +
3 Students will be able to recognize expressions related to repeated actions.A  b
4 Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions.C D -
5 Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions.D C -
6 Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions.B  b
7 Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions.A  b
8 Students will be able to express their opinions about the food they like and don’t like.B  b
9 Students will be able to identify the names of different food in an oral text.C B -



6. SINIF 1.DENEME

ŞIRNAK / ŞIRNAK MERKEZ
Atatürk Ortaokulu

97 - SENA CESUR
6C

152,040

75 19 35 21 10

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Başarı %

ŞUBE KURUM İLÇE İL GENEL

Sıra: 14
Katılım: 31

Ortalama: 8,26

Sıra: 27
Katılım: 64

Ortalama: 9,11

Sıra: 197
Katılım: 420

Ortalama: 10,73

Sıra: 236
Katılım: 574

Ortalama: 9,11

Sıra: 44536
Katılım: 47344

Ortalama: 36,09

Türkçe

Soru Sayısı
15

Doğru
4

Yanlış
5

Boş
6

Net
2,33

A Cevap Anahtarı
123456789012345

BADCBAABDBCDCDC

 c b AAaDa   cC

Öğr. %16

Sınıf %8

Kurum %10

İlçe %13

İl %11

Genel %38

 

Fen

Soru Sayısı
15

Doğru
8

Yanlış
7

Boş
0

Net
5,67

A Cevap Anahtarı
123456789012345

AACCDBCAADCDBBC

AACCaabAdbCccBC

Öğr. %38

Sınıf %18

Kurum %21

İlçe %25

İl %22

Genel %49

 

Sosyal Bil.

Soru Sayısı
10

Doğru
2

Yanlış
8

Boş
0

Net
-0,67

A Cevap Anahtarı
123456789012345

DCACBDBCCB

cCAadacddc

Öğr. %-7

Sınıf %15

Kurum %19

İlçe %20

İl %18

Genel %59

 

Din K.ve A.B.

Soru Sayısı
10

Doğru
5

Yanlış
5

Boş
0

Net
3,33

A Cevap Anahtarı
123456789012345

BACCBCDADA

aAdbBCcAcA

Öğr. %33

Sınıf %14

Kurum %12

İlçe %13

İl %11

Genel %73

 

İngilizce

Soru Sayısı
10

Doğru
0

Yanlış
10

Boş
0

Net
-3,33

A Cevap Anahtarı
123456789012345

CBACDBABCA

baddccbadd

Öğr. %-33

Sınıf %3

Kurum %4

İlçe %6

İl %5

Genel %48

 

SORU ANALİZİ

Türkçe DC ÖC ?

1 Deyim  ve  atasözlerinin  metne  katkısını  belirler. B  b
2 Yazdıklarını  düzenler. A C -
3 Noktalama  işaretlerine  dikkat  ederek  sesli  ve  sessiz  okur. D  b
4 Metnin  içeriğini  yorumlar C B -
5 Metinle  ilgili  soruları  cevaplar B  b
6 Deyim  ve  atasözlerinin  metne  katkısını  belirler A A +
7 Bağlamdan  yararlanarak  bilmediği  kelime  ve  kelime  gruplarının  anlamını  tahmin eder.A A +
8 Metnin  ana  fikrini/ana  duygusunu  belirler. B A -
9 Metinle  ilgili  soruları  cevaplar D D +
10 Görsellerle  ilgili  soruları  cevaplar. B A -

Fen DC ÖC ?

1 Gezegenlerin Güneş’e olan uzaklık sıralamasına değinilir. A A +
2 Kas çeşitlerinin çalışma prensipleri (istemli - istemsiz) ve yorulma durumlarıA A +
3 Ay tutulması esnasında Ay’ın hangi evrede olduğuna değinilir C C +
4 Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. C C +
5 Gezegenlerin temel özelliklerine (karasal, gazsal, iç gezegen, dış gezegen) değinilirD A -
6 Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. B A -
7 Gezegenlerin Güneş’e olan uzaklık sıralamasına değinilir. C B -
8 Meteor, gök taşı, asteroit kavramlarına değinilir. A A +
9 Kemiklerin yapısına girilmeksizin kemik çeşitleri kısa, uzun ve yassı olarak verilir.A D -
10 Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. D B -

Sosyal Bil. DC ÖC ?

1 Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.D C -
2 .Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgularC C +
3 . Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz
ederA A +
4 . Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. C A -
5 Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır.B D -
6 Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.D A -
7 Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır.B C -
8 . Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. C D -
9 Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.C D -
10 Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini
savunur.B C -

Din K.ve A.B. DC ÖC ?

1 6.1.2. Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar B A -
2 6.1.2. Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar A A +
3 6.1.3. Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder C D -
4 6.1.2. Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar C B -
5 6.1.3. Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder B B +
6 6.1.4. Vahyin gönderiliş amacını araştırır C C +
7 6.1.2. Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar D C -
8 6.1.1. Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar A A +
9 6.1.1. Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar D C -
10 6.1.1. Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar A A +

İngilizce DC ÖC ?

1 Students will be able to tell the time and dates. C B -
2 Students will be able to talk about repeated actions. B A -
3 Students will be able to recognize expressions related to repeated actions.A D -
4 Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions.C D -
5 Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions.D C -
6 Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions.B C -
7 Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions.A B -
8 Students will be able to express their opinions about the food they like and don’t like.B A -
9 Students will be able to identify the names of different food in an oral text.C D -
10 Students will be able to understand short and simple texts about food and preferences. Students will be able to understand the label of food products.A D -



6. SINIF 1.DENEME

ŞIRNAK / ŞIRNAK MERKEZ
Atatürk Ortaokulu

553 - ZEHRA AKBAŞ
6C

144,275

75 21 47 7 7

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Başarı %

ŞUBE KURUM İLÇE İL GENEL

Sıra: 16
Katılım: 31

Ortalama: 8,26

Sıra: 35
Katılım: 64

Ortalama: 9,11

Sıra: 219
Katılım: 420

Ortalama: 10,73

Sıra: 265
Katılım: 574

Ortalama: 9,11

Sıra: 44834
Katılım: 47344

Ortalama: 36,09

Türkçe

Soru Sayısı
15

Doğru
4

Yanlış
9

Boş
2

Net
1,00

B Cevap Anahtarı
123456789012345

CBABADBCDCDCABD

 Bb AcBbcbcdcaD

Öğr. %7

Sınıf %8

Kurum %10

İlçe %13

İl %11

Genel %38

 

Matematik

Soru Sayısı
15

Doğru
3

Yanlış
12

Boş
0

Net
-1,00

B Cevap Anahtarı
123456789012345

BACDDCDDACDABBC

ddabbacDcaaAacC

Öğr. %-7

Sınıf %7

Kurum %7

İlçe %9

İl %7

Genel %35

 

Fen

Soru Sayısı
15

Doğru
9

Yanlış
6

Boş
0

Net
7,00

B Cevap Anahtarı
123456789012345

CCAADBADCABBCDC

dCdAaBbDdAdBCDC

Öğr. %47

Sınıf %18

Kurum %21

İlçe %25

İl %22

Genel %49

 

Sosyal Bil.

Soru Sayısı
10

Doğru
1

Yanlış
7

Boş
2

Net
-1,33

B Cevap Anahtarı
123456789012345

CBCDBCDACB

acCcdb db 

Öğr. %-13

Sınıf %15

Kurum %19

İlçe %20

İl %18

Genel %59

 

Din K.ve A.B.

Soru Sayısı
10

Doğru
2

Yanlış
7

Boş
1

Net
-0,33

B Cevap Anahtarı
123456789012345

DAABCBCCAD

bcAdaBdb a

Öğr. %-3

Sınıf %14

Kurum %12

İlçe %13

İl %11

Genel %73

 

İngilizce

Soru Sayısı
10

Doğru
2

Yanlış
6

Boş
2

Net
0,00

B Cevap Anahtarı
123456789012345

DBCBAACBCA

DBbd  ddad

Öğr. %0

Sınıf %3

Kurum %4

İlçe %6

İl %5

Genel %48

 

SORU ANALİZİ

Türkçe DC ÖC ?

1 Metnin  içeriğini  yorumlar C  b
2 Metinle  ilgili  soruları  cevaplar B B +
3 Deyim  ve  atasözlerinin  metne  katkısını  belirler A B -
4 Deyim  ve  atasözlerinin  metne  katkısını  belirler. B  b
5 Yazdıklarını  düzenler. A A +
6 Noktalama  işaretlerine  dikkat  ederek  sesli  ve  sessiz  okur. D C -
7 Görsellerle  ilgili  soruları  cevaplar. B B +
8 Grafik,  tablo  ve  çizelgeyle  sunulan  bilgileri  yorumlar. C B -
9 Grafik,  tablo  ve  çizelgeyle  sunulan  bilgileri  yorumlar. D C -
10 Grafik,  tablo  ve  çizelgeyle  sunulan  bilgileri  yorumlar. C B -

Matematik DC ÖC ?

1 Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar.B D -
2 Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. A D -
3 Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar.C A -
4 2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10’a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. D B -
5 Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. D B -
6 Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar.C A -
7 Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar.D C -
8 Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar D D +
9 Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. A C -
10 Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. C A -

Fen DC ÖC ?

1 Ay tutulması esnasında Ay’ın hangi evrede olduğuna değinilir C D -
2 Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. C C +
3 Gezegenlerin Güneş’e olan uzaklık sıralamasına değinilir. A D -
4 Kas çeşitlerinin çalışma prensipleri (istemli - istemsiz) ve yorulma durumlarıA A +
5 Gezegenlerin temel özelliklerine (karasal, gazsal, iç gezegen, dış gezegen) değinilirD A -
6 Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. B B +
7 Kemiklerin yapısına girilmeksizin kemik çeşitleri kısa, uzun ve yassı olarak verilir.A B -
8 Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. D D +
9 Gezegenlerin Güneş’e olan uzaklık sıralamasına değinilir. C D -
10 Meteor, gök taşı, asteroit kavramlarına değinilir. A A +

Sosyal Bil. DC ÖC ?

1 Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.C A -
2 Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini
savunur.B C -
3 .Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgularC C +
4 Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.D C -
5 Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır.B D -
6 . Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. C B -
7 Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.D  b
8 . Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz
ederA D -
9 . Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. C B -
10 Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır.B  b

Din K.ve A.B. DC ÖC ?

1 6.1.1. Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar D B -
2 6.1.1. Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar A C -
3 6.1.2. Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar A A +
4 6.1.2. Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar B D -
5 6.1.3. Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder C A -
6 6.1.3. Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder B B +
7 6.1.2. Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar C D -
8 6.1.4. Vahyin gönderiliş amacını araştırır C B -
9 6.1.1. Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar A  b
10 6.1.2. Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar D A -

İngilizce DC ÖC ?

1 Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions.D D +
2 Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions.B B +
3 Students will be able to tell the time and dates. C B -
4 Students will be able to talk about repeated actions. B D -
5 Students will be able to recognize expressions related to repeated actions.A  b
6 Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions.A  b
7 Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions.C D -
8 Students will be able to express their opinions about the food they like and don’t like.B D -
9 Students will be able to identify the names of different food in an oral text.C A -



6. SINIF 1.DENEME

ŞIRNAK / ŞIRNAK MERKEZ
Atatürk Ortaokulu

552 - ZEYNEP ÖZEN
6C

98,339

75 20 51 4 4

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Başarı %

ŞUBE KURUM İLÇE İL GENEL

Sıra: 26
Katılım: 31

Ortalama: 8,26

Sıra: 54
Katılım: 64

Ortalama: 9,11

Sıra: 356
Katılım: 420

Ortalama: 10,73

Sıra: 460
Katılım: 574

Ortalama: 9,11

Sıra: 46492
Katılım: 47344

Ortalama: 36,09

Türkçe

Soru Sayısı
15

Doğru
3

Yanlış
10

Boş
2

Net
-0,33

B Cevap Anahtarı
123456789012345

CBABADBCDCDCABD

C bdAccbaCc ddb

Öğr. %-2

Sınıf %8

Kurum %10

İlçe %13

İl %11

Genel %38

 

Matematik

Soru Sayısı
15

Doğru
4

Yanlış
11

Boş
0

Net
0,33

B Cevap Anahtarı
123456789012345

BACDDCDDACDABBC

dbbDDCabcbcbcBa

Öğr. %2

Sınıf %7

Kurum %7

İlçe %9

İl %7

Genel %35

 

Fen

Soru Sayısı
15

Doğru
2

Yanlış
13

Boş
0

Net
-2,33

B Cevap Anahtarı
123456789012345

CCAADBADCABBCDC

aabdbdbabbcBCbb

Öğr. %-16

Sınıf %18

Kurum %21

İlçe %25

İl %22

Genel %49

 

Sosyal Bil.

Soru Sayısı
10

Doğru
2

Yanlış
7

Boş
1

Net
-0,33

B Cevap Anahtarı
123456789012345

CBCDBCDACB

CcbDabac c

Öğr. %-3

Sınıf %15

Kurum %19

İlçe %20

İl %18

Genel %59

 

Din K.ve A.B.

Soru Sayısı
10

Doğru
3

Yanlış
7

Boş
0

Net
0,67

B Cevap Anahtarı
123456789012345

DAABCBCCAD

aAcdaddCAb

Öğr. %7

Sınıf %14

Kurum %12

İlçe %13

İl %11

Genel %73

 

İngilizce

Soru Sayısı
10

Doğru
6

Yanlış
3

Boş
1

Net
5,00

B Cevap Anahtarı
123456789012345

DBCBAACBCA

caCBbAC CA

Öğr. %50

Sınıf %3

Kurum %4

İlçe %6

İl %5

Genel %48

 

SORU ANALİZİ

Türkçe DC ÖC ?

1 Metnin  içeriğini  yorumlar C C +
2 Metinle  ilgili  soruları  cevaplar B  b
3 Deyim  ve  atasözlerinin  metne  katkısını  belirler A B -
4 Deyim  ve  atasözlerinin  metne  katkısını  belirler. B D -
5 Yazdıklarını  düzenler. A A +
6 Noktalama  işaretlerine  dikkat  ederek  sesli  ve  sessiz  okur. D C -
7 Görsellerle  ilgili  soruları  cevaplar. B C -
8 Grafik,  tablo  ve  çizelgeyle  sunulan  bilgileri  yorumlar. C B -
9 Grafik,  tablo  ve  çizelgeyle  sunulan  bilgileri  yorumlar. D A -
10 Grafik,  tablo  ve  çizelgeyle  sunulan  bilgileri  yorumlar. C C +

Matematik DC ÖC ?

1 Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar.B D -
2 Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. A B -
3 Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar.C B -
4 2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10’a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. D D +
5 Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. D D +
6 Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar.C C +
7 Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar.D A -
8 Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar D B -
9 Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. A C -
10 Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. C B -

Fen DC ÖC ?

1 Ay tutulması esnasında Ay’ın hangi evrede olduğuna değinilir C A -
2 Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. C A -
3 Gezegenlerin Güneş’e olan uzaklık sıralamasına değinilir. A B -
4 Kas çeşitlerinin çalışma prensipleri (istemli - istemsiz) ve yorulma durumlarıA D -
5 Gezegenlerin temel özelliklerine (karasal, gazsal, iç gezegen, dış gezegen) değinilirD B -
6 Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. B D -
7 Kemiklerin yapısına girilmeksizin kemik çeşitleri kısa, uzun ve yassı olarak verilir.A B -
8 Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. D A -
9 Gezegenlerin Güneş’e olan uzaklık sıralamasına değinilir. C B -
10 Meteor, gök taşı, asteroit kavramlarına değinilir. A B -

Sosyal Bil. DC ÖC ?

1 Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.C C +
2 Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini
savunur.B C -
3 .Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgularC B -
4 Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.D D +
5 Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır.B A -
6 . Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. C B -
7 Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.D A -
8 . Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz
ederA C -
9 . Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. C  b
10 Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır.B C -

Din K.ve A.B. DC ÖC ?

1 6.1.1. Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar D A -
2 6.1.1. Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar A A +
3 6.1.2. Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar A C -
4 6.1.2. Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar B D -
5 6.1.3. Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder C A -
6 6.1.3. Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder B D -
7 6.1.2. Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar C D -
8 6.1.4. Vahyin gönderiliş amacını araştırır C C +
9 6.1.1. Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar A A +
10 6.1.2. Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar D B -

İngilizce DC ÖC ?

1 Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions.D C -
2 Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions.B A -
3 Students will be able to tell the time and dates. C C +
4 Students will be able to talk about repeated actions. B B +
5 Students will be able to recognize expressions related to repeated actions.A B -
6 Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions.A A +
7 Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions.C C +
8 Students will be able to express their opinions about the food they like and don’t like.B  b
9 Students will be able to identify the names of different food in an oral text.C C +
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