
OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ŞIRNAK ŞIRNAK MERKEZ Atatürk Ortaokulu 7. SINIF 1.DENEME 63 459 778 64943

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Matematik Fen BilimleriSosyal BilgilerDin Kültürü İngilizce

Türkçe Matematik Fen Sosyal Bil. Din K.ve A.B. İngilizce Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 12 7 9,82 4 7 1,39 4 7 1,22 2 3 1,04 3 6 1,07 4 5 3,36 28 35 17,90 169,280

Okul Ortalaması 7 11 3,50 5 11 1,39 7 11 3,71 4 5 2,67 5 4 3,85 3 6 1,25 32 47 16,37 177,960

KATILIMLAR

1 165 ERCAN İLÇİ 7C 14 4 12,67 13 2 12,33 14 6 12,00 5 5 3,33 10 0 10,00 8 2 7,33 64 19 57,66 418,868 1 1 4 7 407

2 374 SEVDA SALTAN 7B 11 9 8,00 11 7 8,67 16 4 14,67 6 4 4,67 9 1 8,67 7 2 6,33 60 27 51,01 374,955 1 2 9 16 942

3 484 RAMAZAN CESUR 7A 14 3 13,00 10 2 9,33 10 5 8,33 5 5 3,33 9 1 8,67 0 1 -0,33 48 17 42,33 345,943 1 3 17 24 1403

4 361 PERÇEM BATMAZ 7B 13 7 10,67 8 9 5,00 13 7 10,67 8 2 7,33 10 0 10,00 6 4 4,67 58 29 48,34 337,038 2 4 19 26 1565

5 438 YUSUF GÜNGEN 7A 10 5 8,33 10 4 8,67 12 6 10,00 3 4 1,67 4 1 3,67 4 1 3,67 43 21 36,01 318,805 2 5 25 35 1938

6 98 DILŞAD SALTAN 7A 14 5 12,33 8 9 5,00 12 8 9,33 5 5 3,33 6 4 4,67 6 4 4,67 51 35 39,33 317,389 3 6 27 37 1964

7 336 ÖMER ORAL 7A 8 12 4,00 9 11 5,33 16 4 14,67 8 2 7,33 9 1 8,67 3 7 0,67 53 37 40,67 312,313 4 7 31 43 2070

8 348 NAZLICAN ONAR 7B 13 6 11,00 8 10 4,67 9 10 5,67 8 2 7,33 9 1 8,67 8 2 7,33 55 31 44,67 304,989 3 8 38 52 2251

9 64 BAVER ŞAN 7C 14 5 12,33 8 8 5,33 7 13 2,67 7 3 6,00 10 0 10,00 8 2 7,33 54 31 43,66 297,456 2 9 44 61 2444

10 185 MEDENİ TAŞAR 7C 11 9 8,00 10 7 7,67 9 11 5,33 6 4 4,67 8 2 7,33 6 4 4,67 50 37 37,67 292,488 3 10 49 68 2569

11 278 ALİ SEVİM 7B 13 6 11,00 5 7 2,67 12 8 9,33 5 3 4,00 8 1 7,67 1 1 0,67 44 26 35,34 286,513 4 11 52 72 2716

12 192 EYLÜL YORGUN 7A 9 11 5,33 8 11 4,33 14 6 12,00 6 4 4,67 7 3 6,00 4 6 2,00 48 41 34,33 285,076 5 12 56 77 2762

13 342 MUHAMMED USAL 7C 9 9 6,00 9 9 6,00 7 12 3,00 5 5 3,33 7 3 6,00 2 6 0,00 39 44 24,33 230,529 4 13 100 142 4531

14 376 SOZDAR AYAN 7A 8 7 5,67 3 4 1,67 11 8 8,33 4 5 2,33 4 4 2,67 4 6 2,00 34 34 22,67 226,062 6 14 105 152 4716

15 211 EYÜP ÇIKMAZ  10 10 6,67 2 18 -4,00 13 7 10,67 7 3 6,00 9 1 8,67 3 7 0,67 44 46 28,68 219,312 1 15 110 160 4997

16 91 DENİZGÜNEY GÜNGEN7C 9 11 5,33 3 11 -0,67 10 10 6,67 6 4 4,67 8 2 7,33 7 3 6,00 43 41 29,33 218,759 5 16 111 162 5022

17 362 PEYMAN BARAN 7B 8 12 4,00 8 12 4,00 10 10 6,67 5 5 3,33 1 8 -1,67 4 6 2,00 36 53 18,33 216,056 5 17 116 169 5169

18 335 MİZGİN AYAN 7B 6 14 1,33 9 11 5,33 10 10 6,67 5 5 3,33 4 6 2,00 3 7 0,67 37 53 19,33 214,623 6 18 120 175 6003

19 276 HAVİN YORGA 7A 9 11 5,33 7 13 2,67 8 12 4,00 7 3 6,00 6 4 4,67 3 7 0,67 40 50 23,34 210,500 7 19 130 189 6172

20 112 MUHAMMED ŞAN 7B 10 9 7,00 4 2 3,33 6 14 1,33 5 5 3,33 7 3 6,00 3 7 0,67 35 40 21,66 204,410 7 20 139 202 6431

21 372 SEDA KOLUMAN 7B 10 8 7,33 1 11 -2,67 9 11 5,33 6 4 4,67 9 1 8,67 3 5 1,33 38 40 24,66 195,392 8 21 152 221 7597

22 63 BARIŞ ÇAKAR 7B 7 13 2,67 5 15 0,00 10 10 6,67 8 2 7,33 5 5 3,33 1 3 0,00 36 48 20,00 188,589 9 22 162 240 10991

23 78 BERİTAN ANIK 7A 6 3 5,00 2 4 0,67 7 6 5,00 4 2 3,33 2 5 0,33 2 2 1,33 23 22 15,66 185,057 8 23 171 252 15037

24 110 ELİF İLÇİ 7C 11 8 8,33 3 6 1,00 4 11 0,33 5 5 3,33 6 3 5,00 29 33 17,99 182,187 6 24 178 262 17482

25 383 TOPRAK ŞAT  0 5 -1,67 5 3 4,00 7 6 5,00 6 2 5,33 4 1 3,67 1 3 0,00 23 20 16,33 178,852 2 25 183 268 20712

26 332 MEVLÜDE ÜRPER 7C 6 5 4,33 3 7 0,67 7 7 4,67 2 1 1,67 4 1 3,67 22 21 15,01 178,221 7 26 185 270 20737

27 447 MİRDE Gİ *K**İ 7B 8 11 4,33 4 10 0,67 6 13 1,67 3 7 0,67 9 1 8,67 4 1 3,67 34 43 19,68 175,269 10 27 192 280 20834

28 179 EYLEM ÖZCAN 7A 7 11 3,33 4 14 -0,67 8 10 4,67 6 4 4,67 7 3 6,00 3 7 0,67 35 49 18,67 174,414 9 28 195 283 20870

29 364 RANA UÇAR 7A 5 9 2,00 8 8 5,33 6 10 2,67 0 9 -3,00 3 4 1,67 2 8 -0,67 24 48 8,00 171,433 10 29 203 291 23323

30 393 YILMAZ DENİZ 7A 6 14 1,33 6 14 1,33 10 10 6,67 4 6 2,00 1 9 -2,00 2 8 -0,67 29 61 8,66 165,727 11 30 216 310 28950

31 5 ESMANUR ORAL 7B 6 14 1,33 4 16 -1,33 11 9 8,00 4 6 2,00 5 5 3,33 2 8 -0,67 32 58 12,66 164,421 11 31 217 312 28991

32 367 ROJBİN SUNAR 8A 9 9 6,00 0 1 -0,33 5 7 2,67 2 7 -0,33 4 4 2,67 1 0 1,00 21 28 11,68 162,097 1 32 221 322 31408

33 384 UMUT BENLİK  5 12 1,00 6 8 3,33 5 14 0,33 5 5 3,33 7 3 6,00 2 5 0,33 30 47 14,32 158,239 3 33 225 328 36209

34 370 ROZERİN BAŞAK 7A 2 13 -2,33 2 2 1,33 8 7 5,67 4 4 2,67 6 2 5,33 22 28 12,67 154,498 12 34 239 349 37886

35 379 ŞEVİN İZER 7A 7 13 2,67 7 13 2,67 5 15 0,00 6 4 4,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 31 59 11,34 152,538 13 35 243 354 41074

36 365 RAVZ* UR 7A 9 10 5,67 3 17 -2,67 7 8 4,33 5 5 3,33 3 6 1,00 1 9 -2,00 28 55 9,66 148,964 14 36 256 377 45103

37 30 HARUN KARAÇİZMEL 7 6 14 1,33 8 12 4,00 4 16 -1,33 3 7 0,67 8 2 7,33 2 8 -0,67 31 59 11,33 148,109 1 37 259 381 45132

38 60 BAGER KATAR 7B 8 12 4,00 6 14 1,33 4 16 -1,33 5 5 3,33 4 6 2,00 5 5 3,33 32 58 12,66 148,090 12 38 260 382 45133

39 236 HALİME ÖZEN  8 12 4,00 4 14 -0,67 7 13 2,67 3 7 0,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 28 60 8,00 142,920 4 39 269 404 47668

40 46 NAGİHAN ÜSTEK 7A 3 15 -2,00 3 4 1,67 8 9 5,00 4 6 2,00 2 8 -0,67 20 42 6,00 140,133 15 40 278 417 48545

41 55 ARGEŞ KOLUMAN 7A 6 12 2,00 3 16 -2,33 6 12 2,00 6 4 4,67 5 4 3,67 6 4 4,67 32 52 14,68 138,706 16 41 280 420 50146

42 761 HATİCE NAS 7A 10 10 6,67 3 17 -2,67 8 12 4,00 2 8 -0,67 1 9 -2,00 1 9 -2,00 25 65 3,33 137,274 17 42 284 429 50977

43 296 İLAYDA TAŞKIN 7B 8 10 4,67 2 15 -3,00 6 12 2,00 5 5 3,33 3 7 0,67 4 6 2,00 28 55 9,67 133,273 13 43 295 450 54233

44 375 ZELİHA TAŞA R 7A 2 6 0,00 2 3 1,00 3 4 1,67 1 5 -0,67 3 3 2,00 3 3 2,00 14 24 6,00 128,522 18 44 306 468 57518

45 51 ÖZLEM NUR BAYRAK 7B 5 14 0,33 4 13 -0,33 5 14 0,33 4 6 2,00 10 0 10,00 28 47 12,33 127,936 14 45 308 470 57540

46 310 TÜRKAN SİPKİ 7C 4 6 2,00 2 3 1,00 3 10 -0,33 2 5 0,33 4 3 3,00 1 3 0,00 16 30 6,00 125,977 8 46 313 479 57605

47 231 GAFFAR BAŞAK 7B 2 12 -2,00 5 10 1,67 4 12 0,00 3 3 2,00 7 3 6,00 2 6 0,00 23 46 7,67 118,851 15 47 330 517 61791
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OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ŞIRNAK ŞIRNAK MERKEZ Atatürk Ortaokulu 7. SINIF 1.DENEME 63 459 778 64943

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Matematik Fen BilimleriSosyal BilgilerDin Kültürü İngilizce

Türkçe Matematik Fen Sosyal Bil. Din K.ve A.B. İngilizce Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 12 7 9,82 4 7 1,39 4 7 1,22 2 3 1,04 3 6 1,07 4 5 3,36 28 35 17,90 169,280

Okul Ortalaması 7 11 3,50 5 11 1,39 7 11 3,71 4 5 2,67 5 4 3,85 3 6 1,25 32 47 16,37 177,960

KATILIMLAR

48 339 MUHAMMED ZEYREK 7A 6 14 1,33 3 17 -2,67 6 14 1,33 5 5 3,33 6 3 5,00 3 7 0,67 29 60 8,99 115,893 19 48 340 534 61900

49 106 D İ C L E O S A L 7B 5 15 0,00 5 15 0,00 6 14 1,33 4 6 2,00 3 7 0,67 2 6 0,00 25 63 4,00 115,551 16 49 343 539 61921

50 344 MUNZUR 7A 4 13 -0,33 1 12 -3,00 8 12 4,00 2 7 -0,33 4 5 2,33 4 6 2,00 23 55 4,67 110,993 20 50 354 560 63648

51 326 METİN BAYAR 7B 5 15 0,00 5 15 0,00 5 15 0,00 4 6 2,00 5 5 3,33 2 8 -0,67 26 64 4,66 109,993 17 51 361 569 63692

52 0 AYLİN BARK IN 7C 3 14 -1,67 4 13 -0,33 5 11 1,33 4 5 2,33 2 8 -0,67 5 5 3,33 23 56 4,32 109,082 9 52 363 572 63725

53 381 TAYYİP BAYAR 7A 3 17 -2,67 6 14 1,33 6 14 1,33 5 5 3,33 3 7 0,67 1 9 -2,00 24 66 1,99 107,427 21 53 365 579 63796

54 755 YAKUP CESUR 7A 2 16 -3,33 5 11 1,33 5 13 0,67 5 5 3,33 5 4 3,67 1 9 -2,00 23 58 3,67 104,924 22 54 372 597 63889

55 311 KEREM BUZAN 7B 6 14 1,33 4 16 -1,33 5 15 0,00 3 7 0,67 7 3 6,00 0 10 -3,33 25 65 3,34 102,762 18 55 376 602 63966

56 385 UMUT ÇAKAR 7C 7 10 3,67 2 15 -3,00 4 14 -0,67 3 6 1,00 4 4 2,67 2 6 0,00 22 55 3,67 101,428 10 56 378 607 64021

57 298 KAMİL KOLUMAN 7C 3 17 -2,67 4 16 -1,33 5 15 0,00 1 9 -2,00 1 9 -2,00 3 7 0,67 17 73 -7,33 64,762 11 57 436 740 64809

58 279 HÜSEYİN BEKT* 7A 5 15 0,00 2 18 -4,00 3 17 -2,67 1 9 -2,00 7 3 6,00 4 6 2,00 22 68 -0,67 61,218 23 58 438 743 64830

59 321 MERYEM ÜSTEK 7A 5 15 0,00 3 17 -2,67 3 17 -2,67 4 6 2,00 0 10 -3,33 3 7 0,67 18 72 -6,00 57,751 24 59 442 749 64861

60 86 CELAL ÖZEN 7A 4 16 -1,33 2 18 -4,00 4 16 -1,33 6 4 4,67 2 8 -0,67 2 6 0,00 20 68 -2,66 57,693 25 60 443 750 64862

61 271 SENE M Ü STÜN 7A 4 12 0,00 3 13 -1,33 1 15 -4,00 0 8 -2,67 2 7 -0,33 3 5 1,33 13 60 -7,00 57,022 26 61 444 753 64868

62 0 DEFNE BAYAR 7C 4 16 -1,33 3 17 -2,67 4 16 -1,33 2 8 -0,67 0 10 -3,33 2 8 -0,67 15 75 -10,00 49,075 12 62 450 764 64899

63 347 MURAT SAKICI 7A 3 17 -2,67 4 16 -1,33 2 18 -4,00 1 9 -2,00 2 8 -0,67 0 10 -3,33 12 78 -14,00 28,228 27 63 451 769 64919
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  SINIFI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ŞIRNAK ŞIRNAK MERKEZ Atatürk Ortaokulu 7. SINIF 1.DENEME 63 459 778 64943

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Matematik Fen BilimleriSosyal BilgilerDin Kültürü İngilizce

Türkçe Matematik Fen Sosyal Bil. Din K.ve A.B. İngilizce Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 12 7 9,82 4 7 1,39 4 7 1,22 2 3 1,04 3 6 1,07 4 5 3,36 28 35 17,90 169,280

Okul Ortalaması 7 11 3,50 5 11 1,39 7 11 3,71 4 5 2,67 5 4 3,85 3 6 1,25 32 47 16,37 177,960

SINIF:  

KATILIMLAR

1 211 EYÜP ÇIKMAZ  10 10 6,67 2 18 -4,00 13 7 10,67 7 3 6,00 9 1 8,67 3 7 0,67 44 46 28,68 219,312 1 15 110 160 4997

2 383 TOPRAK ŞAT  0 5 -1,67 5 3 4,00 7 6 5,00 6 2 5,33 4 1 3,67 1 3 0,00 23 20 16,33 178,852 2 25 183 268 20712

3 384 UMUT BENLİK  5 12 1,00 6 8 3,33 5 14 0,33 5 5 3,33 7 3 6,00 2 5 0,33 30 47 14,32 158,239 3 33 225 328 36209

4 236 HALİME ÖZEN  8 12 4,00 4 14 -0,67 7 13 2,67 3 7 0,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 28 60 8,00 142,920 4 39 269 404 47668

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.
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7 SINIFI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ŞIRNAK ŞIRNAK MERKEZ Atatürk Ortaokulu 7. SINIF 1.DENEME 63 459 778 64943

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Matematik Fen BilimleriSosyal BilgilerDin Kültürü İngilizce

Türkçe Matematik Fen Sosyal Bil. Din K.ve A.B. İngilizce Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 12 7 9,82 4 7 1,39 4 7 1,22 2 3 1,04 3 6 1,07 4 5 3,36 28 35 17,90 169,280

Okul Ortalaması 7 11 3,50 5 11 1,39 7 11 3,71 4 5 2,67 5 4 3,85 3 6 1,25 32 47 16,37 177,960

SINIF: 7

KATILIMLAR

1 30 HARUN KARAÇİZMEL 7 6 14 1,33 8 12 4,00 4 16 -1,33 3 7 0,67 8 2 7,33 2 8 -0,67 31 59 11,33 148,109 1 37 259 381 45132

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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7A SINIFI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ŞIRNAK ŞIRNAK MERKEZ Atatürk Ortaokulu 7. SINIF 1.DENEME 63 459 778 64943

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Matematik Fen BilimleriSosyal BilgilerDin Kültürü İngilizce

Türkçe Matematik Fen Sosyal Bil. Din K.ve A.B. İngilizce Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 12 7 9,82 4 7 1,39 4 7 1,22 2 3 1,04 3 6 1,07 4 5 3,36 28 35 17,90 169,280

Okul Ortalaması 7 11 3,50 5 11 1,39 7 11 3,71 4 5 2,67 5 4 3,85 3 6 1,25 32 47 16,37 177,960

SINIF: 7A

KATILIMLAR

1 484 RAMAZAN CESUR 7A 14 3 13,00 10 2 9,33 10 5 8,33 5 5 3,33 9 1 8,67 0 1 -0,33 48 17 42,33 345,943 1 3 17 24 1403

2 438 YUSUF GÜNGEN 7A 10 5 8,33 10 4 8,67 12 6 10,00 3 4 1,67 4 1 3,67 4 1 3,67 43 21 36,01 318,805 2 5 25 35 1938

3 98 DILŞAD SALTAN 7A 14 5 12,33 8 9 5,00 12 8 9,33 5 5 3,33 6 4 4,67 6 4 4,67 51 35 39,33 317,389 3 6 27 37 1964

4 336 ÖMER ORAL 7A 8 12 4,00 9 11 5,33 16 4 14,67 8 2 7,33 9 1 8,67 3 7 0,67 53 37 40,67 312,313 4 7 31 43 2070

5 192 EYLÜL YORGUN 7A 9 11 5,33 8 11 4,33 14 6 12,00 6 4 4,67 7 3 6,00 4 6 2,00 48 41 34,33 285,076 5 12 56 77 2762

6 376 SOZDAR AYAN 7A 8 7 5,67 3 4 1,67 11 8 8,33 4 5 2,33 4 4 2,67 4 6 2,00 34 34 22,67 226,062 6 14 105 152 4716

7 276 HAVİN YORGA 7A 9 11 5,33 7 13 2,67 8 12 4,00 7 3 6,00 6 4 4,67 3 7 0,67 40 50 23,34 210,500 7 19 130 189 6172

8 78 BERİTAN ANIK 7A 6 3 5,00 2 4 0,67 7 6 5,00 4 2 3,33 2 5 0,33 2 2 1,33 23 22 15,66 185,057 8 23 171 252 15037

9 179 EYLEM ÖZCAN 7A 7 11 3,33 4 14 -0,67 8 10 4,67 6 4 4,67 7 3 6,00 3 7 0,67 35 49 18,67 174,414 9 28 195 283 20870

10 364 RANA UÇAR 7A 5 9 2,00 8 8 5,33 6 10 2,67 0 9 -3,00 3 4 1,67 2 8 -0,67 24 48 8,00 171,433 10 29 203 291 23323

11 393 YILMAZ DENİZ 7A 6 14 1,33 6 14 1,33 10 10 6,67 4 6 2,00 1 9 -2,00 2 8 -0,67 29 61 8,66 165,727 11 30 216 310 28950

12 370 ROZERİN BAŞAK 7A 2 13 -2,33 2 2 1,33 8 7 5,67 4 4 2,67 6 2 5,33 22 28 12,67 154,498 12 34 239 349 37886

13 379 ŞEVİN İZER 7A 7 13 2,67 7 13 2,67 5 15 0,00 6 4 4,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 31 59 11,34 152,538 13 35 243 354 41074

14 365 RAVZ* UR 7A 9 10 5,67 3 17 -2,67 7 8 4,33 5 5 3,33 3 6 1,00 1 9 -2,00 28 55 9,66 148,964 14 36 256 377 45103

15 46 NAGİHAN ÜSTEK 7A 3 15 -2,00 3 4 1,67 8 9 5,00 4 6 2,00 2 8 -0,67 20 42 6,00 140,133 15 40 278 417 48545

16 55 ARGEŞ KOLUMAN 7A 6 12 2,00 3 16 -2,33 6 12 2,00 6 4 4,67 5 4 3,67 6 4 4,67 32 52 14,68 138,706 16 41 280 420 50146

17 761 HATİCE NAS 7A 10 10 6,67 3 17 -2,67 8 12 4,00 2 8 -0,67 1 9 -2,00 1 9 -2,00 25 65 3,33 137,274 17 42 284 429 50977

18 375 ZELİHA TAŞA R 7A 2 6 0,00 2 3 1,00 3 4 1,67 1 5 -0,67 3 3 2,00 3 3 2,00 14 24 6,00 128,522 18 44 306 468 57518

19 339 MUHAMMED ZEYREK 7A 6 14 1,33 3 17 -2,67 6 14 1,33 5 5 3,33 6 3 5,00 3 7 0,67 29 60 8,99 115,893 19 48 340 534 61900

20 344 MUNZUR 7A 4 13 -0,33 1 12 -3,00 8 12 4,00 2 7 -0,33 4 5 2,33 4 6 2,00 23 55 4,67 110,993 20 50 354 560 63648

21 381 TAYYİP BAYAR 7A 3 17 -2,67 6 14 1,33 6 14 1,33 5 5 3,33 3 7 0,67 1 9 -2,00 24 66 1,99 107,427 21 53 365 579 63796

22 755 YAKUP CESUR 7A 2 16 -3,33 5 11 1,33 5 13 0,67 5 5 3,33 5 4 3,67 1 9 -2,00 23 58 3,67 104,924 22 54 372 597 63889

23 279 HÜSEYİN BEKT* 7A 5 15 0,00 2 18 -4,00 3 17 -2,67 1 9 -2,00 7 3 6,00 4 6 2,00 22 68 -0,67 61,218 23 58 438 743 64830

24 321 MERYEM ÜSTEK 7A 5 15 0,00 3 17 -2,67 3 17 -2,67 4 6 2,00 0 10 -3,33 3 7 0,67 18 72 -6,00 57,751 24 59 442 749 64861

25 86 CELAL ÖZEN 7A 4 16 -1,33 2 18 -4,00 4 16 -1,33 6 4 4,67 2 8 -0,67 2 6 0,00 20 68 -2,66 57,693 25 60 443 750 64862

26 271 SENE M Ü STÜN 7A 4 12 0,00 3 13 -1,33 1 15 -4,00 0 8 -2,67 2 7 -0,33 3 5 1,33 13 60 -7,00 57,022 26 61 444 753 64868

27 347 MURAT SAKICI 7A 3 17 -2,67 4 16 -1,33 2 18 -4,00 1 9 -2,00 2 8 -0,67 0 10 -3,33 12 78 -14,00 28,228 27 63 451 769 64919

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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7B SINIFI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ŞIRNAK ŞIRNAK MERKEZ Atatürk Ortaokulu 7. SINIF 1.DENEME 63 459 778 64943

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Matematik Fen BilimleriSosyal BilgilerDin Kültürü İngilizce

Türkçe Matematik Fen Sosyal Bil. Din K.ve A.B. İngilizce Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 12 7 9,82 4 7 1,39 4 7 1,22 2 3 1,04 3 6 1,07 4 5 3,36 28 35 17,90 169,280

Okul Ortalaması 7 11 3,50 5 11 1,39 7 11 3,71 4 5 2,67 5 4 3,85 3 6 1,25 32 47 16,37 177,960

SINIF: 7B

KATILIMLAR

1 374 SEVDA SALTAN 7B 11 9 8,00 11 7 8,67 16 4 14,67 6 4 4,67 9 1 8,67 7 2 6,33 60 27 51,01 374,955 1 2 9 16 942

2 361 PERÇEM BATMAZ 7B 13 7 10,67 8 9 5,00 13 7 10,67 8 2 7,33 10 0 10,00 6 4 4,67 58 29 48,34 337,038 2 4 19 26 1565

3 348 NAZLICAN ONAR 7B 13 6 11,00 8 10 4,67 9 10 5,67 8 2 7,33 9 1 8,67 8 2 7,33 55 31 44,67 304,989 3 8 38 52 2251

4 278 ALİ SEVİM 7B 13 6 11,00 5 7 2,67 12 8 9,33 5 3 4,00 8 1 7,67 1 1 0,67 44 26 35,34 286,513 4 11 52 72 2716

5 362 PEYMAN BARAN 7B 8 12 4,00 8 12 4,00 10 10 6,67 5 5 3,33 1 8 -1,67 4 6 2,00 36 53 18,33 216,056 5 17 116 169 5169

6 335 MİZGİN AYAN 7B 6 14 1,33 9 11 5,33 10 10 6,67 5 5 3,33 4 6 2,00 3 7 0,67 37 53 19,33 214,623 6 18 120 175 6003

7 112 MUHAMMED ŞAN 7B 10 9 7,00 4 2 3,33 6 14 1,33 5 5 3,33 7 3 6,00 3 7 0,67 35 40 21,66 204,410 7 20 139 202 6431

8 372 SEDA KOLUMAN 7B 10 8 7,33 1 11 -2,67 9 11 5,33 6 4 4,67 9 1 8,67 3 5 1,33 38 40 24,66 195,392 8 21 152 221 7597

9 63 BARIŞ ÇAKAR 7B 7 13 2,67 5 15 0,00 10 10 6,67 8 2 7,33 5 5 3,33 1 3 0,00 36 48 20,00 188,589 9 22 162 240 10991

10 447 MİRDE Gİ *K**İ 7B 8 11 4,33 4 10 0,67 6 13 1,67 3 7 0,67 9 1 8,67 4 1 3,67 34 43 19,68 175,269 10 27 192 280 20834

11 5 ESMANUR ORAL 7B 6 14 1,33 4 16 -1,33 11 9 8,00 4 6 2,00 5 5 3,33 2 8 -0,67 32 58 12,66 164,421 11 31 217 312 28991

12 60 BAGER KATAR 7B 8 12 4,00 6 14 1,33 4 16 -1,33 5 5 3,33 4 6 2,00 5 5 3,33 32 58 12,66 148,090 12 38 260 382 45133

13 296 İLAYDA TAŞKIN 7B 8 10 4,67 2 15 -3,00 6 12 2,00 5 5 3,33 3 7 0,67 4 6 2,00 28 55 9,67 133,273 13 43 295 450 54233

14 51 ÖZLEM NUR BAYRAK 7B 5 14 0,33 4 13 -0,33 5 14 0,33 4 6 2,00 10 0 10,00 28 47 12,33 127,936 14 45 308 470 57540

15 231 GAFFAR BAŞAK 7B 2 12 -2,00 5 10 1,67 4 12 0,00 3 3 2,00 7 3 6,00 2 6 0,00 23 46 7,67 118,851 15 47 330 517 61791

16 106 D İ C L E O S A L 7B 5 15 0,00 5 15 0,00 6 14 1,33 4 6 2,00 3 7 0,67 2 6 0,00 25 63 4,00 115,551 16 49 343 539 61921

17 326 METİN BAYAR 7B 5 15 0,00 5 15 0,00 5 15 0,00 4 6 2,00 5 5 3,33 2 8 -0,67 26 64 4,66 109,993 17 51 361 569 63692

18 311 KEREM BUZAN 7B 6 14 1,33 4 16 -1,33 5 15 0,00 3 7 0,67 7 3 6,00 0 10 -3,33 25 65 3,34 102,762 18 55 376 602 63966

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
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400
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Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort.



7C SINIFI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ŞIRNAK ŞIRNAK MERKEZ Atatürk Ortaokulu 7. SINIF 1.DENEME 63 459 778 64943

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Matematik Fen BilimleriSosyal BilgilerDin Kültürü İngilizce

Türkçe Matematik Fen Sosyal Bil. Din K.ve A.B. İngilizce Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 12 7 9,82 4 7 1,39 4 7 1,22 2 3 1,04 3 6 1,07 4 5 3,36 28 35 17,90 169,280

Okul Ortalaması 7 11 3,50 5 11 1,39 7 11 3,71 4 5 2,67 5 4 3,85 3 6 1,25 32 47 16,37 177,960

SINIF: 7C

KATILIMLAR

1 165 ERCAN İLÇİ 7C 14 4 12,67 13 2 12,33 14 6 12,00 5 5 3,33 10 0 10,00 8 2 7,33 64 19 57,66 418,868 1 1 4 7 407

2 64 BAVER ŞAN 7C 14 5 12,33 8 8 5,33 7 13 2,67 7 3 6,00 10 0 10,00 8 2 7,33 54 31 43,66 297,456 2 9 44 61 2444

3 185 MEDENİ TAŞAR 7C 11 9 8,00 10 7 7,67 9 11 5,33 6 4 4,67 8 2 7,33 6 4 4,67 50 37 37,67 292,488 3 10 49 68 2569

4 342 MUHAMMED USAL 7C 9 9 6,00 9 9 6,00 7 12 3,00 5 5 3,33 7 3 6,00 2 6 0,00 39 44 24,33 230,529 4 13 100 142 4531

5 91 DENİZGÜNEY GÜNGEN7C 9 11 5,33 3 11 -0,67 10 10 6,67 6 4 4,67 8 2 7,33 7 3 6,00 43 41 29,33 218,759 5 16 111 162 5022

6 110 ELİF İLÇİ 7C 11 8 8,33 3 6 1,00 4 11 0,33 5 5 3,33 6 3 5,00 29 33 17,99 182,187 6 24 178 262 17482

7 332 MEVLÜDE ÜRPER 7C 6 5 4,33 3 7 0,67 7 7 4,67 2 1 1,67 4 1 3,67 22 21 15,01 178,221 7 26 185 270 20737

8 310 TÜRKAN SİPKİ 7C 4 6 2,00 2 3 1,00 3 10 -0,33 2 5 0,33 4 3 3,00 1 3 0,00 16 30 6,00 125,977 8 46 313 479 57605

9 0 AYLİN BARK IN 7C 3 14 -1,67 4 13 -0,33 5 11 1,33 4 5 2,33 2 8 -0,67 5 5 3,33 23 56 4,32 109,082 9 52 363 572 63725

10 385 UMUT ÇAKAR 7C 7 10 3,67 2 15 -3,00 4 14 -0,67 3 6 1,00 4 4 2,67 2 6 0,00 22 55 3,67 101,428 10 56 378 607 64021

11 298 KAMİL KOLUMAN 7C 3 17 -2,67 4 16 -1,33 5 15 0,00 1 9 -2,00 1 9 -2,00 3 7 0,67 17 73 -7,33 64,762 11 57 436 740 64809

12 0 DEFNE BAYAR 7C 4 16 -1,33 3 17 -2,67 4 16 -1,33 2 8 -0,67 0 10 -3,33 2 8 -0,67 15 75 -10,00 49,075 12 62 450 764 64899

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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8A SINIFI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ŞIRNAK ŞIRNAK MERKEZ Atatürk Ortaokulu 7. SINIF 1.DENEME 63 459 778 64943

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Matematik Fen BilimleriSosyal BilgilerDin Kültürü İngilizce

Türkçe Matematik Fen Sosyal Bil. Din K.ve A.B. İngilizce Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 12 7 9,82 4 7 1,39 4 7 1,22 2 3 1,04 3 6 1,07 4 5 3,36 28 35 17,90 169,280

Okul Ortalaması 7 11 3,50 5 11 1,39 7 11 3,71 4 5 2,67 5 4 3,85 3 6 1,25 32 47 16,37 177,960

SINIF: 8A

KATILIMLAR

1 367 ROJBİN SUNAR 8A 9 9 6,00 0 1 -0,33 5 7 2,67 2 7 -0,33 4 4 2,67 1 0 1,00 21 28 11,68 162,097 1 32 221 322 31408

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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7. SINIF 1.DENEME

ŞIRNAK / ŞIRNAK MERKEZ
Atatürk Ortaokulu

211 - EYÜP ÇIKMAZ
 

219,312

90 44 46 0 32

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Başarı %

ŞUBE KURUM İLÇE İL GENEL

Sıra: 1
Katılım: 4

Ortalama: 16,83

Sıra: 15
Katılım: 63

Ortalama: 16,27

Sıra: 110
Katılım: 459

Ortalama: 15,34

Sıra: 160
Katılım: 778

Ortalama: 13,48

Sıra: 4997
Katılım: 64943

Ortalama: 14,85

Türkçe

Soru Sayısı
20

Doğru
10

Yanlış
10

Boş
0

Net
6,67

B Cevap Anahtarı
12345678901234567890

DABCAACCDBCADDCABBDB

DcBCAAbaDcCcDadAadcB

Öğr. %33

Sınıf %13

Kurum %18

İlçe %20

İl %17

Genel %49

 

Matematik

Soru Sayısı
20

Doğru
2

Yanlış
18

Boş
0

Net
-4,00

B Cevap Anahtarı
12345678901234567890

BBBAACDBDBCADDABBACC

cBddddbacdadbadcabCa

Öğr. %-20

Sınıf %3

Kurum %7

İlçe %6

İl %5

Genel %7

 

Fen

Soru Sayısı
20

Doğru
13

Yanlış
7

Boş
0

Net
10,67

B Cevap Anahtarı
12345678901234567890

DDBDABABDAAACCBADDBB

DbBbdBAdDAAACddAcDBB

Öğr. %53

Sınıf %23

Kurum %19

İlçe %17

İl %15

Genel %6

 

Sosyal Bil.

Soru Sayısı
10

Doğru
7

Yanlış
3

Boş
0

Net
6,00

B Cevap Anahtarı
12345678901234567890

DCBBAAACDA

DbaBAAdCDA

Öğr. %60

Sınıf %38

Kurum %27

İlçe %26

İl %24

Genel %10

 

Din K.ve A.B.

Soru Sayısı
10

Doğru
9

Yanlış
1

Boş
0

Net
8,67

B Cevap Anahtarı
12345678901234567890

CDACDDABAB

CDACDDABbB

Öğr. %87

Sınıf %51

Kurum %39

İlçe %34

İl %30

Genel %11

 

İngilizce

Soru Sayısı
10

Doğru
3

Yanlış
7

Boş
0

Net
0,67

B Cevap Anahtarı
12345678901234567890

BACDBABACD

cAdDBdcdbb

Öğr. %7

Sınıf %1

Kurum %13

İlçe %10

İl %10

Genel %34

 

SORU ANALİZİ

Türkçe DC ÖC ?

1 METNİN İÇERİĞİNİ YORUMLAR. D D +
2 METİNDEKİ YARDIMCI DÜŞÜNCELERİ BELİRLER. A C -
3 METNİN KONUSUNU BELİRLER. B B +
4 FİİLİN ANLAM ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDE DURULUR. C C +
5 FİİL ÇEKİM EKLERİ ÜZERİNDE DURULUR. A A +
6 KELİMELERİ ANLAMINA UYGUN KULLANIR. A A +
7 METNİN ANA DÜŞÜNCESİNİ BELİRLER. C B -
8 CÜMLENİN İÇERİĞİNİ YORUMLAR. C A -
9 METNİN İÇERİĞİNİ YORUMLAR. D D +
10 METNİN ANA DÜŞÜNCESİNİ BELİRLER B C -

Matematik DC ÖC ?

1 Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. B C -
2 Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. B B +
3 Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. B D -
4 Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. A D -
5 Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. A D -
6 Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. C D -
7 Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer.D B -
8 Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. B A -
9 Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. D C -
10 Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer.B D -

Fen DC ÖC ?

1 Rasathane (gözlemevi) kurulma yerlerinin seçimine ve bu yerlerin taşıdığı şartlara değinilir.D D +
2 Galaksi örnekleri olarak Samanyolu ve Andromeda galaksilerine değinilir. D B -
3 Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. B B +
4 Uzay teknolojilerini açıklar. D B -
5 Hücre organellerinin ayrıntılı yapıları verilmeden sadece isim ve görevlerine değinilirA D -
6 Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır..B B +
7 Türkiye’nin uzaya gönderdiği uydulara ve görevlerine değinilir A A +
8 Dünya'dan bakıldığı şekliyle görülen yıldız gruplarının, isimlendirmesi olan takımyıldızlara değinilirB D -
9 Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. D D +
10 Bulutsu örnekleri verilir A A +

Sosyal Bil. DC ÖC ?

1 Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.D D +
2 Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. C B -
3 Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.B A -
4 Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. B B +
5 İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular.A A +
6 Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.A A +
7 Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. A D -
8 İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir.C C +
9 Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. D D +
10 Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. A A +

Din K.ve A.B. DC ÖC ?

1 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır C C +
2 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır D D +
3 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır A A +
4 7.1.1. Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. C C +
5 7.1.4. Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. D D +
6 7.1.3. Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. D D +
7 7.1.4. Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. A A +
8 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır B B +
9 7.1.1. Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. A B -
10 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır B B +

İngilizce DC ÖC ?

1 Students will be able to talk about routines/daily activities B C -
2 Students will be able to understand short and simple texts on sports. A A +
3 Students will be able to understand short and simple texts on sports. C D -
4 Students will be able to write simple pieces to compare people. D D +
5 Students will be able to talk about other people’s appearances. B B +
6 Students will be able to talk about other people’s appearances and personalities.A D -
7 Students will be able to understand a simple text about appearances. B C -
8 Students will be able to understand a simple text about personalities. A D -
9 Students will be able to report on personalities of other people. C B -



7. SINIF 1.DENEME

ŞIRNAK / ŞIRNAK MERKEZ
Atatürk Ortaokulu

236 - HALİME ÖZEN
 

142,920

90 28 60 2 9

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Başarı %

ŞUBE KURUM İLÇE İL GENEL

Sıra: 4
Katılım: 4

Ortalama: 16,83

Sıra: 39
Katılım: 63

Ortalama: 16,27

Sıra: 269
Katılım: 459

Ortalama: 15,34

Sıra: 404
Katılım: 778

Ortalama: 13,48

Sıra: 47668
Katılım: 64943

Ortalama: 14,85

Türkçe

Soru Sayısı
20

Doğru
8

Yanlış
12

Boş
0

Net
4,00

A Cevap Anahtarı
12345678901234567890

BDCACBDBCAACDACDBBAD

abbACBaBCcAdDdabdBbc

Öğr. %20

Sınıf %13

Kurum %18

İlçe %20

İl %17

Genel %49

 

Matematik

Soru Sayısı
20

Doğru
4

Yanlış
14

Boş
2

Net
-0,67

A Cevap Anahtarı
12345678901234567890

CBDDBACABBBACCADDABB

bcaDcbabacBbdb  bABd

Öğr. %-3

Sınıf %3

Kurum %7

İlçe %6

İl %5

Genel %7

 

Fen

Soru Sayısı
20

Doğru
7

Yanlış
13

Boş
0

Net
2,67

A Cevap Anahtarı
12345678901234567890

DBADBDADBABCCAABBADD

DcdDBDAbdcadbcABadbc

Öğr. %13

Sınıf %23

Kurum %19

İlçe %17

İl %15

Genel %6

 

Sosyal Bil.

Soru Sayısı
10

Doğru
3

Yanlış
7

Boş
0

Net
0,67

A Cevap Anahtarı
12345678901234567890

CADDBCBAAA

CAbacbdcAd

Öğr. %7

Sınıf %38

Kurum %27

İlçe %26

İl %24

Genel %10

 

Din K.ve A.B.

Soru Sayısı
10

Doğru
4

Yanlış
6

Boş
0

Net
2,00

A Cevap Anahtarı
12345678901234567890

BBACADDCAD

cabCdDcaAD

Öğr. %20

Sınıf %51

Kurum %39

İlçe %34

İl %30

Genel %11

 

İngilizce

Soru Sayısı
10

Doğru
2

Yanlış
8

Boş
0

Net
-0,67

A Cevap Anahtarı
12345678901234567890

DBACCABDAB

aBdbbAcbdc

Öğr. %-7

Sınıf %1

Kurum %13

İlçe %10

İl %10

Genel %34

 

SORU ANALİZİ

Türkçe DC ÖC ?

1 METİNDEKİ SÖZ SANATLARINI TESPİT EDER. B A -
2 BAĞLAMDAN YARALANARAK BİLMEDİĞİ KELİME VE KELİME GRUPLARININ ANLAMLARINI TAHMİN EDER.D B -
3 CÜMLENİN İÇERİĞİNİ YORUMLAR. C B -
4 DEYİM VE ATASÖZLERİNİN METNE KATKISINI BELİRLER. A A +
5 METNİN  HİKAYE UNSURLARINI  BELİRLER. C C +
6 METNİN ANA DÜŞÜNCESİNİ BELİRLER B B +
7 METNİN İÇERİĞİNİ YORUMLAR. D A -
8 METNİN KONUSUNU BELİRLER. B B +
9 METNİN ANA DÜŞÜNCESİNİ BELİRLER. C C +
10 KELİMELERİ ANLAMINA UYGUN KULLANIR. A C -

Matematik DC ÖC ?

1 Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer.C B -
2 Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer.B C -
3 Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer.D A -
4 Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. D D +
5 Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. B C -
6 Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. A B -
7 Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. C A -
8 Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. A B -
9 Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. B A -
10 Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. B C -

Fen DC ÖC ?

1 Uzay teknolojilerini açıklar. D D +
2 Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır..B C -
3 Hücre organellerinin ayrıntılı yapıları verilmeden sadece isim ve görevlerine değinilirA D -
4 Rasathane (gözlemevi) kurulma yerlerinin seçimine ve bu yerlerin taşıdığı şartlara değinilir.D D +
5 Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. B B +
6 Galaksi örnekleri olarak Samanyolu ve Andromeda galaksilerine değinilir. D D +
7 Bulutsu örnekleri verilir A A +
8 Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. D B -
9 Dünya'dan bakıldığı şekliyle görülen yıldız gruplarının, isimlendirmesi olan takımyıldızlara değinilirB D -
10 Türkiye’nin uzaya gönderdiği uydulara ve görevlerine değinilir A C -

Sosyal Bil. DC ÖC ?

1 İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir.C C +
2 Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. A A +
3 Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. D B -
4 Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.D A -
5 Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.B C -
6 Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. C B -
7 Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. B D -
8 Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. A C -
9 Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.A A +
10 İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular.A D -

Din K.ve A.B. DC ÖC ?

1 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır B C -
2 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır B A -
3 7.1.1. Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. A B -
4 7.1.1. Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. C C +
5 7.1.4. Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. A D -
6 7.1.3. Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. D D +
7 7.1.4. Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. D C -
8 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır C A -
9 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır A A +
10 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır D D +

İngilizce DC ÖC ?

1 Students will be able to understand a simple text about appearances and personalities.D A -
2 Students will be able to understand a simple text about appearances. B B +
3 Students will be able to understand a simple text about personalities. A D -
4 Students will be able to report on personalities of other people. C B -
5 Students will be able to understand short and simple texts on sports. C B -
6 Students will be able to talk about other people’s appearances and personalities.A A +
7 Students will be able to talk about other people’s appearances. B C -
8 Students will be able to write simple pieces to compare people. D B -
9 Students will be able to understand short and simple texts on sports. A D -



7. SINIF 1.DENEME

ŞIRNAK / ŞIRNAK MERKEZ
Atatürk Ortaokulu

383 - TOPRAK ŞAT
 

178,852

90 23 20 47 18

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Başarı %

ŞUBE KURUM İLÇE İL GENEL

Sıra: 2
Katılım: 4

Ortalama: 16,83

Sıra: 25
Katılım: 63

Ortalama: 16,27

Sıra: 183
Katılım: 459

Ortalama: 15,34

Sıra: 268
Katılım: 778

Ortalama: 13,48

Sıra: 20712
Katılım: 64943

Ortalama: 14,85

Türkçe

Soru Sayısı
20

Doğru
0

Yanlış
5

Boş
15

Net
-1,67

B Cevap Anahtarı
12345678901234567890

DABCAACCDBCADDCABBDB

  *db b *           

Öğr. %-8

Sınıf %13

Kurum %18

İlçe %20

İl %17

Genel %49

 

Matematik

Soru Sayısı
20

Doğru
5

Yanlış
3

Boş
12

Net
4,00

B Cevap Anahtarı
12345678901234567890

BBBAACDBDBCADDABBACC

cB  AC   Bb   A  b  

Öğr. %20

Sınıf %3

Kurum %7

İlçe %6

İl %5

Genel %7

 

Fen

Soru Sayısı
20

Doğru
7

Yanlış
6

Boş
7

Net
5,00

B Cevap Anahtarı
12345678901234567890

DDBDABABDAAACCBADDBB

D aDba Ba  AC  dD Bd

Öğr. %25

Sınıf %23

Kurum %19

İlçe %17

İl %15

Genel %6

 

Sosyal Bil.

Soru Sayısı
10

Doğru
6

Yanlış
2

Boş
2

Net
5,33

B Cevap Anahtarı
12345678901234567890

DCBBAAACDA

 CdBcA CDA

Öğr. %53

Sınıf %38

Kurum %27

İlçe %26

İl %24

Genel %10

 

Din K.ve A.B.

Soru Sayısı
10

Doğru
4

Yanlış
1

Boş
5

Net
3,67

B Cevap Anahtarı
12345678901234567890

CDACDDABAB

  ACD A  d

Öğr. %37

Sınıf %51

Kurum %39

İlçe %34

İl %30

Genel %11

 

İngilizce

Soru Sayısı
10

Doğru
1

Yanlış
3

Boş
6

Net
0,00

B Cevap Anahtarı
12345678901234567890

BACDBABACD

 d Ddc    

Öğr. %0

Sınıf %1

Kurum %13

İlçe %10

İl %10

Genel %34

 

SORU ANALİZİ

Türkçe DC ÖC ?

1 METNİN İÇERİĞİNİ YORUMLAR. D  b
2 METİNDEKİ YARDIMCI DÜŞÜNCELERİ BELİRLER. A  b
3 METNİN KONUSUNU BELİRLER. B * -
4 FİİLİN ANLAM ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDE DURULUR. C D -
5 FİİL ÇEKİM EKLERİ ÜZERİNDE DURULUR. A B -
6 KELİMELERİ ANLAMINA UYGUN KULLANIR. A  b
7 METNİN ANA DÜŞÜNCESİNİ BELİRLER. C B -
8 CÜMLENİN İÇERİĞİNİ YORUMLAR. C  b
9 METNİN İÇERİĞİNİ YORUMLAR. D * -
10 METNİN ANA DÜŞÜNCESİNİ BELİRLER B  b

Matematik DC ÖC ?

1 Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. B C -
2 Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. B B +
3 Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. B  b
4 Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. A  b
5 Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. A A +
6 Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. C C +
7 Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer.D  b
8 Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. B  b
9 Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. D  b
10 Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer.B B +

Fen DC ÖC ?

1 Rasathane (gözlemevi) kurulma yerlerinin seçimine ve bu yerlerin taşıdığı şartlara değinilir.D D +
2 Galaksi örnekleri olarak Samanyolu ve Andromeda galaksilerine değinilir. D  b
3 Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. B A -
4 Uzay teknolojilerini açıklar. D D +
5 Hücre organellerinin ayrıntılı yapıları verilmeden sadece isim ve görevlerine değinilirA B -
6 Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır..B A -
7 Türkiye’nin uzaya gönderdiği uydulara ve görevlerine değinilir A  b
8 Dünya'dan bakıldığı şekliyle görülen yıldız gruplarının, isimlendirmesi olan takımyıldızlara değinilirB B +
9 Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. D A -
10 Bulutsu örnekleri verilir A  b

Sosyal Bil. DC ÖC ?

1 Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.D  b
2 Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. C C +
3 Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.B D -
4 Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. B B +
5 İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular.A C -
6 Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.A A +
7 Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. A  b
8 İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir.C C +
9 Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. D D +
10 Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. A A +

Din K.ve A.B. DC ÖC ?

1 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır C  b
2 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır D  b
3 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır A A +
4 7.1.1. Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. C C +
5 7.1.4. Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. D D +
6 7.1.3. Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. D  b
7 7.1.4. Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. A A +
8 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır B  b
9 7.1.1. Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. A  b
10 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır B D -

İngilizce DC ÖC ?

1 Students will be able to talk about routines/daily activities B  b
2 Students will be able to understand short and simple texts on sports. A D -
3 Students will be able to understand short and simple texts on sports. C  b
4 Students will be able to write simple pieces to compare people. D D +
5 Students will be able to talk about other people’s appearances. B D -
6 Students will be able to talk about other people’s appearances and personalities.A C -
7 Students will be able to understand a simple text about appearances. B  b
8 Students will be able to understand a simple text about personalities. A  b
9 Students will be able to report on personalities of other people. C  b



7. SINIF 1.DENEME

ŞIRNAK / ŞIRNAK MERKEZ
Atatürk Ortaokulu

384 - UMUT BENLİK
 

158,239

90 30 47 13 16

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Başarı %

ŞUBE KURUM İLÇE İL GENEL

Sıra: 3
Katılım: 4

Ortalama: 16,83

Sıra: 33
Katılım: 63

Ortalama: 16,27

Sıra: 225
Katılım: 459

Ortalama: 15,34

Sıra: 328
Katılım: 778

Ortalama: 13,48

Sıra: 36209
Katılım: 64943

Ortalama: 14,85

Türkçe

Soru Sayısı
20

Doğru
5

Yanlış
12

Boş
3

Net
1,00

A Cevap Anahtarı
12345678901234567890

BDCACBDBCAACDACDBBAD

  adCBDcbbbdccCaaa D

Öğr. %5

Sınıf %13

Kurum %18

İlçe %20

İl %17

Genel %49

 

Matematik

Soru Sayısı
20

Doğru
6

Yanlış
8

Boş
6

Net
3,33

A Cevap Anahtarı
12345678901234567890

CBDDBACABBBACCADDABB

ddac dCA  BAC ccc  B

Öğr. %17

Sınıf %3

Kurum %7

İlçe %6

İl %5

Genel %7

 

Fen

Soru Sayısı
20

Doğru
5

Yanlış
14

Boş
1

Net
0,33

A Cevap Anahtarı
12345678901234567890

DBADBDADBABCCAABBADD

bcdDdbbbdbadaA dcADD

Öğr. %2

Sınıf %23

Kurum %19

İlçe %17

İl %15

Genel %6

 

Sosyal Bil.

Soru Sayısı
10

Doğru
5

Yanlış
5

Boş
0

Net
3,33

A Cevap Anahtarı
12345678901234567890

CADDBCBAAA

CADDdbBcdc

Öğr. %33

Sınıf %38

Kurum %27

İlçe %26

İl %24

Genel %10

 

Din K.ve A.B.

Soru Sayısı
10

Doğru
7

Yanlış
3

Boş
0

Net
6,00

A Cevap Anahtarı
12345678901234567890

BBACADDCAD

BddCdDDCAD

Öğr. %60

Sınıf %51

Kurum %39

İlçe %34

İl %30

Genel %11

 

İngilizce

Soru Sayısı
10

Doğru
2

Yanlış
5

Boş
3

Net
0,33

A Cevap Anahtarı
12345678901234567890

DBACCABDAB

aBc dA cc 

Öğr. %3

Sınıf %1

Kurum %13

İlçe %10

İl %10

Genel %34

 

SORU ANALİZİ

Türkçe DC ÖC ?

1 METİNDEKİ SÖZ SANATLARINI TESPİT EDER. B  b
2 BAĞLAMDAN YARALANARAK BİLMEDİĞİ KELİME VE KELİME GRUPLARININ ANLAMLARINI TAHMİN EDER.D  b
3 CÜMLENİN İÇERİĞİNİ YORUMLAR. C A -
4 DEYİM VE ATASÖZLERİNİN METNE KATKISINI BELİRLER. A D -
5 METNİN  HİKAYE UNSURLARINI  BELİRLER. C C +
6 METNİN ANA DÜŞÜNCESİNİ BELİRLER B B +
7 METNİN İÇERİĞİNİ YORUMLAR. D D +
8 METNİN KONUSUNU BELİRLER. B C -
9 METNİN ANA DÜŞÜNCESİNİ BELİRLER. C B -
10 KELİMELERİ ANLAMINA UYGUN KULLANIR. A B -

Matematik DC ÖC ?

1 Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer.C D -
2 Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer.B D -
3 Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer.D A -
4 Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. D C -
5 Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. B  b
6 Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. A D -
7 Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. C C +
8 Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. A A +
9 Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. B  b
10 Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. B  b

Fen DC ÖC ?

1 Uzay teknolojilerini açıklar. D B -
2 Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır..B C -
3 Hücre organellerinin ayrıntılı yapıları verilmeden sadece isim ve görevlerine değinilirA D -
4 Rasathane (gözlemevi) kurulma yerlerinin seçimine ve bu yerlerin taşıdığı şartlara değinilir.D D +
5 Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. B D -
6 Galaksi örnekleri olarak Samanyolu ve Andromeda galaksilerine değinilir. D B -
7 Bulutsu örnekleri verilir A B -
8 Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. D B -
9 Dünya'dan bakıldığı şekliyle görülen yıldız gruplarının, isimlendirmesi olan takımyıldızlara değinilirB D -
10 Türkiye’nin uzaya gönderdiği uydulara ve görevlerine değinilir A B -

Sosyal Bil. DC ÖC ?

1 İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir.C C +
2 Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. A A +
3 Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. D D +
4 Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.D D +
5 Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.B D -
6 Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. C B -
7 Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. B B +
8 Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. A C -
9 Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.A D -
10 İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular.A C -

Din K.ve A.B. DC ÖC ?

1 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır B B +
2 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır B D -
3 7.1.1. Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. A D -
4 7.1.1. Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. C C +
5 7.1.4. Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. A D -
6 7.1.3. Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. D D +
7 7.1.4. Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. D D +
8 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır C C +
9 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır A A +
10 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır D D +

İngilizce DC ÖC ?

1 Students will be able to understand a simple text about appearances and personalities.D A -
2 Students will be able to understand a simple text about appearances. B B +
3 Students will be able to understand a simple text about personalities. A C -
4 Students will be able to report on personalities of other people. C  b
5 Students will be able to understand short and simple texts on sports. C D -
6 Students will be able to talk about other people’s appearances and personalities.A A +
7 Students will be able to talk about other people’s appearances. B  b
8 Students will be able to write simple pieces to compare people. D C -
9 Students will be able to understand short and simple texts on sports. A C -



7. SINIF 1.DENEME

ŞIRNAK / ŞIRNAK MERKEZ
Atatürk Ortaokulu

30 - HARUN KARAÇİZMEL
7

148,109

90 31 59 0 13

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Başarı %

ŞUBE KURUM İLÇE İL GENEL

Sıra: 1
Katılım: 1

Ortalama: 11,33

Sıra: 37
Katılım: 63

Ortalama: 16,27

Sıra: 259
Katılım: 459

Ortalama: 15,34

Sıra: 381
Katılım: 778

Ortalama: 13,48

Sıra: 45132
Katılım: 64943

Ortalama: 14,85

Türkçe

Soru Sayısı
20

Doğru
6

Yanlış
14

Boş
0

Net
1,33

B Cevap Anahtarı
12345678901234567890

DABCAACCDBCADDCABBDB

cbBCbbbCaadAacbAdBbc

Öğr. %7

Sınıf %7

Kurum %18

İlçe %20

İl %17

Genel %49

 

Matematik

Soru Sayısı
20

Doğru
8

Yanlış
12

Boş
0

Net
4,00

B Cevap Anahtarı
12345678901234567890

BBBAACDBDBCADDABBACC

dBacACbdbaCdDcbBBcaC

Öğr. %20

Sınıf %20

Kurum %7

İlçe %6

İl %5

Genel %7

 

Fen

Soru Sayısı
20

Doğru
4

Yanlış
16

Boş
0

Net
-1,33

B Cevap Anahtarı
12345678901234567890

DDBDABABDAAACCBADDBB

cbacABdacAdbbaccaDac

Öğr. %-7

Sınıf %-7

Kurum %19

İlçe %17

İl %15

Genel %6

 

Sosyal Bil.

Soru Sayısı
10

Doğru
3

Yanlış
7

Boş
0

Net
0,67

B Cevap Anahtarı
12345678901234567890

DCBBAAACDA

aaBdbdbCbA

Öğr. %7

Sınıf %7

Kurum %27

İlçe %26

İl %24

Genel %10

 

Din K.ve A.B.

Soru Sayısı
10

Doğru
8

Yanlış
2

Boş
0

Net
7,33

B Cevap Anahtarı
12345678901234567890

CDACDDABAB

CDACcaABAB

Öğr. %73

Sınıf %73

Kurum %39

İlçe %34

İl %30

Genel %11

 

İngilizce

Soru Sayısı
10

Doğru
2

Yanlış
8

Boş
0

Net
-0,67

B Cevap Anahtarı
12345678901234567890

BACDBABACD

cbdaBcaAba

Öğr. %-7

Sınıf %-7

Kurum %13

İlçe %10

İl %10

Genel %34

 

SORU ANALİZİ

Türkçe DC ÖC ?

1 METNİN İÇERİĞİNİ YORUMLAR. D C -
2 METİNDEKİ YARDIMCI DÜŞÜNCELERİ BELİRLER. A B -
3 METNİN KONUSUNU BELİRLER. B B +
4 FİİLİN ANLAM ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDE DURULUR. C C +
5 FİİL ÇEKİM EKLERİ ÜZERİNDE DURULUR. A B -
6 KELİMELERİ ANLAMINA UYGUN KULLANIR. A B -
7 METNİN ANA DÜŞÜNCESİNİ BELİRLER. C B -
8 CÜMLENİN İÇERİĞİNİ YORUMLAR. C C +
9 METNİN İÇERİĞİNİ YORUMLAR. D A -
10 METNİN ANA DÜŞÜNCESİNİ BELİRLER B A -

Matematik DC ÖC ?

1 Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. B D -
2 Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. B B +
3 Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. B A -
4 Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. A C -
5 Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. A A +
6 Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. C C +
7 Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer.D B -
8 Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. B D -
9 Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. D B -
10 Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer.B A -

Fen DC ÖC ?

1 Rasathane (gözlemevi) kurulma yerlerinin seçimine ve bu yerlerin taşıdığı şartlara değinilir.D C -
2 Galaksi örnekleri olarak Samanyolu ve Andromeda galaksilerine değinilir. D B -
3 Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. B A -
4 Uzay teknolojilerini açıklar. D C -
5 Hücre organellerinin ayrıntılı yapıları verilmeden sadece isim ve görevlerine değinilirA A +
6 Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır..B B +
7 Türkiye’nin uzaya gönderdiği uydulara ve görevlerine değinilir A D -
8 Dünya'dan bakıldığı şekliyle görülen yıldız gruplarının, isimlendirmesi olan takımyıldızlara değinilirB A -
9 Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. D C -
10 Bulutsu örnekleri verilir A A +

Sosyal Bil. DC ÖC ?

1 Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.D A -
2 Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. C A -
3 Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.B B +
4 Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. B D -
5 İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular.A B -
6 Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.A D -
7 Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. A B -
8 İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir.C C +
9 Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. D B -
10 Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. A A +

Din K.ve A.B. DC ÖC ?

1 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır C C +
2 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır D D +
3 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır A A +
4 7.1.1. Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. C C +
5 7.1.4. Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. D C -
6 7.1.3. Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. D A -
7 7.1.4. Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. A A +
8 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır B B +
9 7.1.1. Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. A A +
10 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır B B +

İngilizce DC ÖC ?

1 Students will be able to talk about routines/daily activities B C -
2 Students will be able to understand short and simple texts on sports. A B -
3 Students will be able to understand short and simple texts on sports. C D -
4 Students will be able to write simple pieces to compare people. D A -
5 Students will be able to talk about other people’s appearances. B B +
6 Students will be able to talk about other people’s appearances and personalities.A C -
7 Students will be able to understand a simple text about appearances. B A -
8 Students will be able to understand a simple text about personalities. A A +
9 Students will be able to report on personalities of other people. C B -



7. SINIF 1.DENEME

ŞIRNAK / ŞIRNAK MERKEZ
Atatürk Ortaokulu

55 - ARGEŞ KOLUMAN
7A

138,706

90 32 52 6 16

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Başarı %

ŞUBE KURUM İLÇE İL GENEL

Sıra: 16
Katılım: 27

Ortalama: 12,68

Sıra: 41
Katılım: 63

Ortalama: 16,27

Sıra: 280
Katılım: 459

Ortalama: 15,34

Sıra: 420
Katılım: 778

Ortalama: 13,48

Sıra: 50146
Katılım: 64943

Ortalama: 14,85

Türkçe

Soru Sayısı
20

Doğru
6

Yanlış
12

Boş
2

Net
2,00

B Cevap Anahtarı
12345678901234567890

DABCAACCDBCADDCABBDB

c BacAddacCcDbCd caB

Öğr. %10

Sınıf %13

Kurum %18

İlçe %20

İl %17

Genel %49

 

Matematik

Soru Sayısı
20

Doğru
3

Yanlış
16

Boş
1

Net
-2,33

B Cevap Anahtarı
12345678901234567890

BBBAACDBDBCADDABBACC

caBbcdcdaBacabdaab C

Öğr. %-12

Sınıf %5

Kurum %7

İlçe %6

İl %5

Genel %7

 

Fen

Soru Sayısı
20

Doğru
6

Yanlış
12

Boş
2

Net
2,00

B Cevap Anahtarı
12345678901234567890

DDBDABABDAAACCBADDBB

DbBadcc bcAdCdccDaB 

Öğr. %10

Sınıf %19

Kurum %19

İlçe %17

İl %15

Genel %6

 

Sosyal Bil.

Soru Sayısı
10

Doğru
6

Yanlış
4

Boş
0

Net
4,67

B Cevap Anahtarı
12345678901234567890

DCBBAAACDA

bbBBAbdCDA

Öğr. %47

Sınıf %23

Kurum %27

İlçe %26

İl %24

Genel %10

 

Din K.ve A.B.

Soru Sayısı
10

Doğru
5

Yanlış
4

Boş
1

Net
3,67

B Cevap Anahtarı
12345678901234567890

CDACDDABAB

CDbacD BAd

Öğr. %37

Sınıf %26

Kurum %39

İlçe %34

İl %30

Genel %11

 

İngilizce

Soru Sayısı
10

Doğru
6

Yanlış
4

Boş
0

Net
4,67

B Cevap Anahtarı
12345678901234567890

BACDBABACD

BcdDBAabCD

Öğr. %47

Sınıf %6

Kurum %13

İlçe %10

İl %10

Genel %34

 

SORU ANALİZİ

Türkçe DC ÖC ?

1 METNİN İÇERİĞİNİ YORUMLAR. D C -
2 METİNDEKİ YARDIMCI DÜŞÜNCELERİ BELİRLER. A  b
3 METNİN KONUSUNU BELİRLER. B B +
4 FİİLİN ANLAM ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDE DURULUR. C A -
5 FİİL ÇEKİM EKLERİ ÜZERİNDE DURULUR. A C -
6 KELİMELERİ ANLAMINA UYGUN KULLANIR. A A +
7 METNİN ANA DÜŞÜNCESİNİ BELİRLER. C D -
8 CÜMLENİN İÇERİĞİNİ YORUMLAR. C D -
9 METNİN İÇERİĞİNİ YORUMLAR. D A -
10 METNİN ANA DÜŞÜNCESİNİ BELİRLER B C -

Matematik DC ÖC ?

1 Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. B C -
2 Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. B A -
3 Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. B B +
4 Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. A B -
5 Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. A C -
6 Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. C D -
7 Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer.D C -
8 Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. B D -
9 Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. D A -
10 Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer.B B +

Fen DC ÖC ?

1 Rasathane (gözlemevi) kurulma yerlerinin seçimine ve bu yerlerin taşıdığı şartlara değinilir.D D +
2 Galaksi örnekleri olarak Samanyolu ve Andromeda galaksilerine değinilir. D B -
3 Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. B B +
4 Uzay teknolojilerini açıklar. D A -
5 Hücre organellerinin ayrıntılı yapıları verilmeden sadece isim ve görevlerine değinilirA D -
6 Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır..B C -
7 Türkiye’nin uzaya gönderdiği uydulara ve görevlerine değinilir A C -
8 Dünya'dan bakıldığı şekliyle görülen yıldız gruplarının, isimlendirmesi olan takımyıldızlara değinilirB  b
9 Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. D B -
10 Bulutsu örnekleri verilir A C -

Sosyal Bil. DC ÖC ?

1 Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.D B -
2 Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. C B -
3 Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.B B +
4 Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. B B +
5 İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular.A A +
6 Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.A B -
7 Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. A D -
8 İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir.C C +
9 Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. D D +
10 Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. A A +

Din K.ve A.B. DC ÖC ?

1 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır C C +
2 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır D D +
3 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır A B -
4 7.1.1. Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. C A -
5 7.1.4. Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. D C -
6 7.1.3. Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. D D +
7 7.1.4. Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. A  b
8 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır B B +
9 7.1.1. Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. A A +
10 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır B D -

İngilizce DC ÖC ?

1 Students will be able to talk about routines/daily activities B B +
2 Students will be able to understand short and simple texts on sports. A C -
3 Students will be able to understand short and simple texts on sports. C D -
4 Students will be able to write simple pieces to compare people. D D +
5 Students will be able to talk about other people’s appearances. B B +
6 Students will be able to talk about other people’s appearances and personalities.A A +
7 Students will be able to understand a simple text about appearances. B A -
8 Students will be able to understand a simple text about personalities. A B -
9 Students will be able to report on personalities of other people. C C +



7. SINIF 1.DENEME

ŞIRNAK / ŞIRNAK MERKEZ
Atatürk Ortaokulu

78 - BERİTAN ANIK
7A

185,057

90 23 22 45 17

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Başarı %

ŞUBE KURUM İLÇE İL GENEL

Sıra: 8
Katılım: 27

Ortalama: 12,68

Sıra: 23
Katılım: 63

Ortalama: 16,27

Sıra: 171
Katılım: 459

Ortalama: 15,34

Sıra: 252
Katılım: 778

Ortalama: 13,48

Sıra: 15037
Katılım: 64943

Ortalama: 14,85

Türkçe

Soru Sayısı
20

Doğru
6

Yanlış
3

Boş
11

Net
5,00

A Cevap Anahtarı
12345678901234567890

BDCACBDBCAACDACDBBAD

  dACB BCA    b  a  

Öğr. %25

Sınıf %13

Kurum %18

İlçe %20

İl %17

Genel %49

 

Matematik

Soru Sayısı
20

Doğru
2

Yanlış
4

Boş
14

Net
0,67

A Cevap Anahtarı
12345678901234567890

CBDDBACABBBACCADDABB

aaD  db   B         

Öğr. %3

Sınıf %5

Kurum %7

İlçe %6

İl %5

Genel %7

 

Fen

Soru Sayısı
20

Doğru
7

Yanlış
6

Boş
7

Net
5,00

A Cevap Anahtarı
12345678901234567890

DBADBDADBABCCAABBADD

c   B ca  B dAdBBADc

Öğr. %25

Sınıf %19

Kurum %19

İlçe %17

İl %15

Genel %6

 

Sosyal Bil.

Soru Sayısı
10

Doğru
4

Yanlış
2

Boş
4

Net
3,33

A Cevap Anahtarı
12345678901234567890

CADDBCBAAA

CAD  bB c 

Öğr. %33

Sınıf %23

Kurum %27

İlçe %26

İl %24

Genel %10

 

Din K.ve A.B.

Soru Sayısı
10

Doğru
2

Yanlış
5

Boş
3

Net
0,33

A Cevap Anahtarı
12345678901234567890

BBACADDCAD

Bab c cd D

Öğr. %3

Sınıf %26

Kurum %39

İlçe %34

İl %30

Genel %11

 

İngilizce

Soru Sayısı
10

Doğru
2

Yanlış
2

Boş
6

Net
1,33

A Cevap Anahtarı
12345678901234567890

DBACCABDAB

 Bb   B b 

Öğr. %13

Sınıf %6

Kurum %13

İlçe %10

İl %10

Genel %34

 

SORU ANALİZİ

Türkçe DC ÖC ?

1 METİNDEKİ SÖZ SANATLARINI TESPİT EDER. B  b
2 BAĞLAMDAN YARALANARAK BİLMEDİĞİ KELİME VE KELİME GRUPLARININ ANLAMLARINI TAHMİN EDER.D  b
3 CÜMLENİN İÇERİĞİNİ YORUMLAR. C D -
4 DEYİM VE ATASÖZLERİNİN METNE KATKISINI BELİRLER. A A +
5 METNİN  HİKAYE UNSURLARINI  BELİRLER. C C +
6 METNİN ANA DÜŞÜNCESİNİ BELİRLER B B +
7 METNİN İÇERİĞİNİ YORUMLAR. D  b
8 METNİN KONUSUNU BELİRLER. B B +
9 METNİN ANA DÜŞÜNCESİNİ BELİRLER. C C +
10 KELİMELERİ ANLAMINA UYGUN KULLANIR. A A +

Matematik DC ÖC ?

1 Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer.C A -
2 Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer.B A -
3 Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer.D D +
4 Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. D  b
5 Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. B  b
6 Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. A D -
7 Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. C B -
8 Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. A  b
9 Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. B  b
10 Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. B  b

Fen DC ÖC ?

1 Uzay teknolojilerini açıklar. D C -
2 Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır..B  b
3 Hücre organellerinin ayrıntılı yapıları verilmeden sadece isim ve görevlerine değinilirA  b
4 Rasathane (gözlemevi) kurulma yerlerinin seçimine ve bu yerlerin taşıdığı şartlara değinilir.D  b
5 Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. B B +
6 Galaksi örnekleri olarak Samanyolu ve Andromeda galaksilerine değinilir. D  b
7 Bulutsu örnekleri verilir A C -
8 Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. D A -
9 Dünya'dan bakıldığı şekliyle görülen yıldız gruplarının, isimlendirmesi olan takımyıldızlara değinilirB  b
10 Türkiye’nin uzaya gönderdiği uydulara ve görevlerine değinilir A  b

Sosyal Bil. DC ÖC ?

1 İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir.C C +
2 Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. A A +
3 Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. D D +
4 Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.D  b
5 Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.B  b
6 Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. C B -
7 Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. B B +
8 Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. A  b
9 Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.A C -
10 İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular.A  b

Din K.ve A.B. DC ÖC ?

1 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır B B +
2 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır B A -
3 7.1.1. Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. A B -
4 7.1.1. Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. C  b
5 7.1.4. Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. A C -
6 7.1.3. Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. D  b
7 7.1.4. Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. D C -
8 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır C D -
9 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır A  b
10 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır D D +

İngilizce DC ÖC ?

1 Students will be able to understand a simple text about appearances and personalities.D  b
2 Students will be able to understand a simple text about appearances. B B +
3 Students will be able to understand a simple text about personalities. A B -
4 Students will be able to report on personalities of other people. C  b
5 Students will be able to understand short and simple texts on sports. C  b
6 Students will be able to talk about other people’s appearances and personalities.A  b
7 Students will be able to talk about other people’s appearances. B B +
8 Students will be able to write simple pieces to compare people. D  b
9 Students will be able to understand short and simple texts on sports. A B -



7. SINIF 1.DENEME

ŞIRNAK / ŞIRNAK MERKEZ
Atatürk Ortaokulu

86 - CELAL ÖZEN
7A

57,693

90 20 68 2 -3

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Başarı %

ŞUBE KURUM İLÇE İL GENEL

Sıra: 25
Katılım: 27

Ortalama: 12,68

Sıra: 60
Katılım: 63

Ortalama: 16,27

Sıra: 443
Katılım: 459

Ortalama: 15,34

Sıra: 750
Katılım: 778

Ortalama: 13,48

Sıra: 64862
Katılım: 64943

Ortalama: 14,85

Türkçe

Soru Sayısı
20

Doğru
4

Yanlış
16

Boş
0

Net
-1,33

A Cevap Anahtarı
12345678901234567890

BDCACBDBCAACDACDBBAD

BaadaBcdbdcdadbadBbD

Öğr. %-7

Sınıf %13

Kurum %18

İlçe %20

İl %17

Genel %49

 

Matematik

Soru Sayısı
20

Doğru
2

Yanlış
18

Boş
0

Net
-4,00

A Cevap Anahtarı
12345678901234567890

CBDDBACABBBACCADDABB

dBacabadacabbabb*dcB

Öğr. %-20

Sınıf %5

Kurum %7

İlçe %6

İl %5

Genel %7

 

Fen

Soru Sayısı
20

Doğru
4

Yanlış
16

Boş
0

Net
-1,33

A Cevap Anahtarı
12345678901234567890

DBADBDADBABCCAABBADD

aadcBbbadbcCdAcadAba

Öğr. %-7

Sınıf %19

Kurum %19

İlçe %17

İl %15

Genel %6

 

Sosyal Bil.

Soru Sayısı
10

Doğru
6

Yanlış
4

Boş
0

Net
4,67

A Cevap Anahtarı
12345678901234567890

CADDBCBAAA

bADcBCddAA

Öğr. %47

Sınıf %23

Kurum %27

İlçe %26

İl %24

Genel %10

 

Din K.ve A.B.

Soru Sayısı
10

Doğru
2

Yanlış
8

Boş
0

Net
-0,67

A Cevap Anahtarı
12345678901234567890

BBACADDCAD

cacbAcbaAa

Öğr. %-7

Sınıf %26

Kurum %39

İlçe %34

İl %30

Genel %11

 

İngilizce

Soru Sayısı
10

Doğru
2

Yanlış
6

Boş
2

Net
0,00

A Cevap Anahtarı
12345678901234567890

DBACCABDAB

aB*dabcD  

Öğr. %0

Sınıf %6

Kurum %13

İlçe %10

İl %10

Genel %34

 

SORU ANALİZİ

Türkçe DC ÖC ?

1 METİNDEKİ SÖZ SANATLARINI TESPİT EDER. B B +
2 BAĞLAMDAN YARALANARAK BİLMEDİĞİ KELİME VE KELİME GRUPLARININ ANLAMLARINI TAHMİN EDER.D A -
3 CÜMLENİN İÇERİĞİNİ YORUMLAR. C A -
4 DEYİM VE ATASÖZLERİNİN METNE KATKISINI BELİRLER. A D -
5 METNİN  HİKAYE UNSURLARINI  BELİRLER. C A -
6 METNİN ANA DÜŞÜNCESİNİ BELİRLER B B +
7 METNİN İÇERİĞİNİ YORUMLAR. D C -
8 METNİN KONUSUNU BELİRLER. B D -
9 METNİN ANA DÜŞÜNCESİNİ BELİRLER. C B -
10 KELİMELERİ ANLAMINA UYGUN KULLANIR. A D -

Matematik DC ÖC ?

1 Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer.C D -
2 Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer.B B +
3 Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer.D A -
4 Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. D C -
5 Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. B A -
6 Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. A B -
7 Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. C A -
8 Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. A D -
9 Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. B A -
10 Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. B C -

Fen DC ÖC ?

1 Uzay teknolojilerini açıklar. D A -
2 Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır..B A -
3 Hücre organellerinin ayrıntılı yapıları verilmeden sadece isim ve görevlerine değinilirA D -
4 Rasathane (gözlemevi) kurulma yerlerinin seçimine ve bu yerlerin taşıdığı şartlara değinilir.D C -
5 Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. B B +
6 Galaksi örnekleri olarak Samanyolu ve Andromeda galaksilerine değinilir. D B -
7 Bulutsu örnekleri verilir A B -
8 Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. D A -
9 Dünya'dan bakıldığı şekliyle görülen yıldız gruplarının, isimlendirmesi olan takımyıldızlara değinilirB D -
10 Türkiye’nin uzaya gönderdiği uydulara ve görevlerine değinilir A B -

Sosyal Bil. DC ÖC ?

1 İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir.C B -
2 Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. A A +
3 Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. D D +
4 Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.D C -
5 Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.B B +
6 Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. C C +
7 Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. B D -
8 Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. A D -
9 Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.A A +
10 İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular.A A +

Din K.ve A.B. DC ÖC ?

1 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır B C -
2 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır B A -
3 7.1.1. Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. A C -
4 7.1.1. Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. C B -
5 7.1.4. Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. A A +
6 7.1.3. Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. D C -
7 7.1.4. Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. D B -
8 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır C A -
9 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır A A +
10 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır D A -

İngilizce DC ÖC ?

1 Students will be able to understand a simple text about appearances and personalities.D A -
2 Students will be able to understand a simple text about appearances. B B +
3 Students will be able to understand a simple text about personalities. A * -
4 Students will be able to report on personalities of other people. C D -
5 Students will be able to understand short and simple texts on sports. C A -
6 Students will be able to talk about other people’s appearances and personalities.A B -
7 Students will be able to talk about other people’s appearances. B C -
8 Students will be able to write simple pieces to compare people. D D +
9 Students will be able to understand short and simple texts on sports. A  b



7. SINIF 1.DENEME

ŞIRNAK / ŞIRNAK MERKEZ
Atatürk Ortaokulu

98 - DILŞAD SALTAN
7A

317,389

90 51 35 4 44

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Başarı %

ŞUBE KURUM İLÇE İL GENEL

Sıra: 3
Katılım: 27

Ortalama: 12,68

Sıra: 6
Katılım: 63

Ortalama: 16,27

Sıra: 27
Katılım: 459

Ortalama: 15,34

Sıra: 37
Katılım: 778

Ortalama: 13,48

Sıra: 1964
Katılım: 64943

Ortalama: 14,85

Türkçe

Soru Sayısı
20

Doğru
14

Yanlış
5

Boş
1

Net
12,33

B Cevap Anahtarı
12345678901234567890

DABCAACCDBCADDCABBDB

 cBCbACCDBCADDaAaBDa

Öğr. %62

Sınıf %13

Kurum %18

İlçe %20

İl %17

Genel %49

 

Matematik

Soru Sayısı
20

Doğru
8

Yanlış
9

Boş
3

Net
5,00

B Cevap Anahtarı
12345678901234567890

BBBAACDBDBCADDABBACC

BB  AdbdDab DbcBdAaC

Öğr. %25

Sınıf %5

Kurum %7

İlçe %6

İl %5

Genel %7

 

Fen

Soru Sayısı
20

Doğru
12

Yanlış
8

Boş
0

Net
9,33

B Cevap Anahtarı
12345678901234567890

DDBDABABDAAACCBADDBB

DDB*ABcdbAdACdBbbDBB

Öğr. %47

Sınıf %19

Kurum %19

İlçe %17

İl %15

Genel %6

 

Sosyal Bil.

Soru Sayısı
10

Doğru
5

Yanlış
5

Boş
0

Net
3,33

B Cevap Anahtarı
12345678901234567890

DCBBAAACDA

DbdcAccCDA

Öğr. %33

Sınıf %23

Kurum %27

İlçe %26

İl %24

Genel %10

 

Din K.ve A.B.

Soru Sayısı
10

Doğru
6

Yanlış
4

Boş
0

Net
4,67

B Cevap Anahtarı
12345678901234567890

CDACDDABAB

CDbCDaABda

Öğr. %47

Sınıf %26

Kurum %39

İlçe %34

İl %30

Genel %11

 

İngilizce

Soru Sayısı
10

Doğru
6

Yanlış
4

Boş
0

Net
4,67

B Cevap Anahtarı
12345678901234567890

BACDBABACD

dcCDBdBbCD

Öğr. %47

Sınıf %6

Kurum %13

İlçe %10

İl %10

Genel %34

 

SORU ANALİZİ

Türkçe DC ÖC ?

1 METNİN İÇERİĞİNİ YORUMLAR. D  b
2 METİNDEKİ YARDIMCI DÜŞÜNCELERİ BELİRLER. A C -
3 METNİN KONUSUNU BELİRLER. B B +
4 FİİLİN ANLAM ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDE DURULUR. C C +
5 FİİL ÇEKİM EKLERİ ÜZERİNDE DURULUR. A B -
6 KELİMELERİ ANLAMINA UYGUN KULLANIR. A A +
7 METNİN ANA DÜŞÜNCESİNİ BELİRLER. C C +
8 CÜMLENİN İÇERİĞİNİ YORUMLAR. C C +
9 METNİN İÇERİĞİNİ YORUMLAR. D D +
10 METNİN ANA DÜŞÜNCESİNİ BELİRLER B B +

Matematik DC ÖC ?

1 Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. B B +
2 Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. B B +
3 Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. B  b
4 Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. A  b
5 Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. A A +
6 Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. C D -
7 Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer.D B -
8 Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. B D -
9 Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. D D +
10 Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer.B A -

Fen DC ÖC ?

1 Rasathane (gözlemevi) kurulma yerlerinin seçimine ve bu yerlerin taşıdığı şartlara değinilir.D D +
2 Galaksi örnekleri olarak Samanyolu ve Andromeda galaksilerine değinilir. D D +
3 Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. B B +
4 Uzay teknolojilerini açıklar. D * -
5 Hücre organellerinin ayrıntılı yapıları verilmeden sadece isim ve görevlerine değinilirA A +
6 Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır..B B +
7 Türkiye’nin uzaya gönderdiği uydulara ve görevlerine değinilir A C -
8 Dünya'dan bakıldığı şekliyle görülen yıldız gruplarının, isimlendirmesi olan takımyıldızlara değinilirB D -
9 Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. D B -
10 Bulutsu örnekleri verilir A A +

Sosyal Bil. DC ÖC ?

1 Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.D D +
2 Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. C B -
3 Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.B D -
4 Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. B C -
5 İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular.A A +
6 Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.A C -
7 Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. A C -
8 İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir.C C +
9 Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. D D +
10 Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. A A +

Din K.ve A.B. DC ÖC ?

1 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır C C +
2 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır D D +
3 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır A B -
4 7.1.1. Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. C C +
5 7.1.4. Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. D D +
6 7.1.3. Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. D A -
7 7.1.4. Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. A A +
8 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır B B +
9 7.1.1. Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. A D -
10 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır B A -

İngilizce DC ÖC ?

1 Students will be able to talk about routines/daily activities B D -
2 Students will be able to understand short and simple texts on sports. A C -
3 Students will be able to understand short and simple texts on sports. C C +
4 Students will be able to write simple pieces to compare people. D D +
5 Students will be able to talk about other people’s appearances. B B +
6 Students will be able to talk about other people’s appearances and personalities.A D -
7 Students will be able to understand a simple text about appearances. B B +
8 Students will be able to understand a simple text about personalities. A B -
9 Students will be able to report on personalities of other people. C C +



7. SINIF 1.DENEME

ŞIRNAK / ŞIRNAK MERKEZ
Atatürk Ortaokulu

179 - EYLEM ÖZCAN
7A

174,414

90 35 49 6 21

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Başarı %

ŞUBE KURUM İLÇE İL GENEL

Sıra: 9
Katılım: 27

Ortalama: 12,68

Sıra: 28
Katılım: 63

Ortalama: 16,27

Sıra: 195
Katılım: 459

Ortalama: 15,34

Sıra: 283
Katılım: 778

Ortalama: 13,48

Sıra: 20870
Katılım: 64943

Ortalama: 14,85

Türkçe

Soru Sayısı
20

Doğru
7

Yanlış
11

Boş
2

Net
3,33

B Cevap Anahtarı
12345678901234567890

DABCAACCDBCADDCABBDB

DcBabdaaa CccDbAB Dc

Öğr. %17

Sınıf %13

Kurum %18

İlçe %20

İl %17

Genel %49

 

Matematik

Soru Sayısı
20

Doğru
4

Yanlış
14

Boş
2

Net
-0,67

B Cevap Anahtarı
12345678901234567890

BBBAACDBDBCADDABBACC

BBc dd cacadcabacAdC

Öğr. %-3

Sınıf %5

Kurum %7

İlçe %6

İl %5

Genel %7

 

Fen

Soru Sayısı
20

Doğru
8

Yanlış
10

Boş
2

Net
4,67

B Cevap Anahtarı
12345678901234567890

DDBDABABDAAACCBADDBB

DDcaAcbBbAAbd  daDcB

Öğr. %23

Sınıf %19

Kurum %19

İlçe %17

İl %15

Genel %6

 

Sosyal Bil.

Soru Sayısı
10

Doğru
6

Yanlış
4

Boş
0

Net
4,67

B Cevap Anahtarı
12345678901234567890

DCBBAAACDA

DCcBbcACDb

Öğr. %47

Sınıf %23

Kurum %27

İlçe %26

İl %24

Genel %10

 

Din K.ve A.B.

Soru Sayısı
10

Doğru
7

Yanlış
3

Boş
0

Net
6,00

B Cevap Anahtarı
12345678901234567890

CDACDDABAB

CDACaDbBAa

Öğr. %60

Sınıf %26

Kurum %39

İlçe %34

İl %30

Genel %11

 

İngilizce

Soru Sayısı
10

Doğru
3

Yanlış
7

Boş
0

Net
0,67

B Cevap Anahtarı
12345678901234567890

BACDBABACD

BdbcBAcbdc

Öğr. %7

Sınıf %6

Kurum %13

İlçe %10

İl %10

Genel %34

 

SORU ANALİZİ

Türkçe DC ÖC ?

1 METNİN İÇERİĞİNİ YORUMLAR. D D +
2 METİNDEKİ YARDIMCI DÜŞÜNCELERİ BELİRLER. A C -
3 METNİN KONUSUNU BELİRLER. B B +
4 FİİLİN ANLAM ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDE DURULUR. C A -
5 FİİL ÇEKİM EKLERİ ÜZERİNDE DURULUR. A B -
6 KELİMELERİ ANLAMINA UYGUN KULLANIR. A D -
7 METNİN ANA DÜŞÜNCESİNİ BELİRLER. C A -
8 CÜMLENİN İÇERİĞİNİ YORUMLAR. C A -
9 METNİN İÇERİĞİNİ YORUMLAR. D A -
10 METNİN ANA DÜŞÜNCESİNİ BELİRLER B  b

Matematik DC ÖC ?

1 Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. B B +
2 Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. B B +
3 Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. B C -
4 Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. A  b
5 Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. A D -
6 Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. C D -
7 Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer.D  b
8 Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. B C -
9 Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. D A -
10 Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer.B C -

Fen DC ÖC ?

1 Rasathane (gözlemevi) kurulma yerlerinin seçimine ve bu yerlerin taşıdığı şartlara değinilir.D D +
2 Galaksi örnekleri olarak Samanyolu ve Andromeda galaksilerine değinilir. D D +
3 Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. B C -
4 Uzay teknolojilerini açıklar. D A -
5 Hücre organellerinin ayrıntılı yapıları verilmeden sadece isim ve görevlerine değinilirA A +
6 Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır..B C -
7 Türkiye’nin uzaya gönderdiği uydulara ve görevlerine değinilir A B -
8 Dünya'dan bakıldığı şekliyle görülen yıldız gruplarının, isimlendirmesi olan takımyıldızlara değinilirB B +
9 Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. D B -
10 Bulutsu örnekleri verilir A A +

Sosyal Bil. DC ÖC ?

1 Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.D D +
2 Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. C C +
3 Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.B C -
4 Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. B B +
5 İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular.A B -
6 Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.A C -
7 Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. A A +
8 İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir.C C +
9 Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. D D +
10 Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. A B -

Din K.ve A.B. DC ÖC ?

1 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır C C +
2 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır D D +
3 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır A A +
4 7.1.1. Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. C C +
5 7.1.4. Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. D A -
6 7.1.3. Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. D D +
7 7.1.4. Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. A B -
8 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır B B +
9 7.1.1. Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. A A +
10 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır B A -

İngilizce DC ÖC ?

1 Students will be able to talk about routines/daily activities B B +
2 Students will be able to understand short and simple texts on sports. A D -
3 Students will be able to understand short and simple texts on sports. C B -
4 Students will be able to write simple pieces to compare people. D C -
5 Students will be able to talk about other people’s appearances. B B +
6 Students will be able to talk about other people’s appearances and personalities.A A +
7 Students will be able to understand a simple text about appearances. B C -
8 Students will be able to understand a simple text about personalities. A B -
9 Students will be able to report on personalities of other people. C D -



7. SINIF 1.DENEME

ŞIRNAK / ŞIRNAK MERKEZ
Atatürk Ortaokulu

192 - EYLÜL YORGUN
7A

285,076

90 48 41 1 38

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Başarı %

ŞUBE KURUM İLÇE İL GENEL

Sıra: 5
Katılım: 27

Ortalama: 12,68

Sıra: 12
Katılım: 63

Ortalama: 16,27

Sıra: 56
Katılım: 459

Ortalama: 15,34

Sıra: 77
Katılım: 778

Ortalama: 13,48

Sıra: 2762
Katılım: 64943

Ortalama: 14,85

Türkçe

Soru Sayısı
20

Doğru
9

Yanlış
11

Boş
0

Net
5,33

A Cevap Anahtarı
12345678901234567890

BDCACBDBCAACDACDBBAD

dDaACBcBdbdCDAaadacD

Öğr. %27

Sınıf %13

Kurum %18

İlçe %20

İl %17

Genel %49

 

Matematik

Soru Sayısı
20

Doğru
8

Yanlış
11

Boş
1

Net
4,33

A Cevap Anahtarı
12345678901234567890

CBDDBACABBBACCADDABB

CBbadbCbBadbb ADDcBd

Öğr. %22

Sınıf %5

Kurum %7

İlçe %6

İl %5

Genel %7

 

Fen

Soru Sayısı
20

Doğru
14

Yanlış
6

Boş
0

Net
12,00

A Cevap Anahtarı
12345678901234567890

DBADBDADBABCCAABBADD

bcADBDADBABCdAcBBcDc

Öğr. %60

Sınıf %19

Kurum %19

İlçe %17

İl %15

Genel %6

 

Sosyal Bil.

Soru Sayısı
10

Doğru
6

Yanlış
4

Boş
0

Net
4,67

A Cevap Anahtarı
12345678901234567890

CADDBCBAAA

CADDdbdAcA

Öğr. %47

Sınıf %23

Kurum %27

İlçe %26

İl %24

Genel %10

 

Din K.ve A.B.

Soru Sayısı
10

Doğru
7

Yanlış
3

Boş
0

Net
6,00

A Cevap Anahtarı
12345678901234567890

BBACADDCAD

ddACADDCbD

Öğr. %60

Sınıf %26

Kurum %39

İlçe %34

İl %30

Genel %11

 

İngilizce

Soru Sayısı
10

Doğru
4

Yanlış
6

Boş
0

Net
2,00

A Cevap Anahtarı
12345678901234567890

DBACCABDAB

cBbbCABcbd

Öğr. %20

Sınıf %6

Kurum %13

İlçe %10

İl %10

Genel %34

 

SORU ANALİZİ

Türkçe DC ÖC ?

1 METİNDEKİ SÖZ SANATLARINI TESPİT EDER. B D -
2 BAĞLAMDAN YARALANARAK BİLMEDİĞİ KELİME VE KELİME GRUPLARININ ANLAMLARINI TAHMİN EDER.D D +
3 CÜMLENİN İÇERİĞİNİ YORUMLAR. C A -
4 DEYİM VE ATASÖZLERİNİN METNE KATKISINI BELİRLER. A A +
5 METNİN  HİKAYE UNSURLARINI  BELİRLER. C C +
6 METNİN ANA DÜŞÜNCESİNİ BELİRLER B B +
7 METNİN İÇERİĞİNİ YORUMLAR. D C -
8 METNİN KONUSUNU BELİRLER. B B +
9 METNİN ANA DÜŞÜNCESİNİ BELİRLER. C D -
10 KELİMELERİ ANLAMINA UYGUN KULLANIR. A B -

Matematik DC ÖC ?

1 Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer.C C +
2 Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer.B B +
3 Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer.D B -
4 Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. D A -
5 Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. B D -
6 Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. A B -
7 Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. C C +
8 Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. A B -
9 Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. B B +
10 Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. B A -

Fen DC ÖC ?

1 Uzay teknolojilerini açıklar. D B -
2 Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır..B C -
3 Hücre organellerinin ayrıntılı yapıları verilmeden sadece isim ve görevlerine değinilirA A +
4 Rasathane (gözlemevi) kurulma yerlerinin seçimine ve bu yerlerin taşıdığı şartlara değinilir.D D +
5 Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. B B +
6 Galaksi örnekleri olarak Samanyolu ve Andromeda galaksilerine değinilir. D D +
7 Bulutsu örnekleri verilir A A +
8 Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. D D +
9 Dünya'dan bakıldığı şekliyle görülen yıldız gruplarının, isimlendirmesi olan takımyıldızlara değinilirB B +
10 Türkiye’nin uzaya gönderdiği uydulara ve görevlerine değinilir A A +

Sosyal Bil. DC ÖC ?

1 İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir.C C +
2 Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. A A +
3 Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. D D +
4 Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.D D +
5 Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.B D -
6 Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. C B -
7 Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. B D -
8 Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. A A +
9 Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.A C -
10 İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular.A A +

Din K.ve A.B. DC ÖC ?

1 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır B D -
2 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır B D -
3 7.1.1. Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. A A +
4 7.1.1. Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. C C +
5 7.1.4. Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. A A +
6 7.1.3. Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. D D +
7 7.1.4. Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. D D +
8 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır C C +
9 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır A B -
10 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır D D +

İngilizce DC ÖC ?

1 Students will be able to understand a simple text about appearances and personalities.D C -
2 Students will be able to understand a simple text about appearances. B B +
3 Students will be able to understand a simple text about personalities. A B -
4 Students will be able to report on personalities of other people. C B -
5 Students will be able to understand short and simple texts on sports. C C +
6 Students will be able to talk about other people’s appearances and personalities.A A +
7 Students will be able to talk about other people’s appearances. B B +
8 Students will be able to write simple pieces to compare people. D C -
9 Students will be able to understand short and simple texts on sports. A B -



7. SINIF 1.DENEME

ŞIRNAK / ŞIRNAK MERKEZ
Atatürk Ortaokulu

761 - HATİCE NAS
7A

137,274

90 25 65 0 4

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Başarı %

ŞUBE KURUM İLÇE İL GENEL

Sıra: 17
Katılım: 27

Ortalama: 12,68

Sıra: 42
Katılım: 63

Ortalama: 16,27

Sıra: 284
Katılım: 459

Ortalama: 15,34

Sıra: 429
Katılım: 778

Ortalama: 13,48

Sıra: 50977
Katılım: 64943

Ortalama: 14,85

Türkçe

Soru Sayısı
20

Doğru
10

Yanlış
10

Boş
0

Net
6,67

B Cevap Anahtarı
12345678901234567890

DABCAACCDBCADDCABBDB

bABdcACCDaaccbCABBad

Öğr. %33

Sınıf %13

Kurum %18

İlçe %20

İl %17

Genel %49

 

Matematik

Soru Sayısı
20

Doğru
3

Yanlış
17

Boş
0

Net
-2,67

B Cevap Anahtarı
12345678901234567890

BBBAACDBDBCADDABBACC

BccdcbbccBabcbbdBcba

Öğr. %-13

Sınıf %5

Kurum %7

İlçe %6

İl %5

Genel %7

 

Fen

Soru Sayısı
20

Doğru
8

Yanlış
12

Boş
0

Net
4,00

B Cevap Anahtarı
12345678901234567890

DDBDABABDAAACCBADDBB

cbacABABcAAdCbacaDcd

Öğr. %20

Sınıf %19

Kurum %19

İlçe %17

İl %15

Genel %6

 

Sosyal Bil.

Soru Sayısı
10

Doğru
2

Yanlış
8

Boş
0

Net
-0,67

B Cevap Anahtarı
12345678901234567890

DCBBAAACDA

bdaBdcAbad

Öğr. %-7

Sınıf %23

Kurum %27

İlçe %26

İl %24

Genel %10

 

Din K.ve A.B.

Soru Sayısı
10

Doğru
1

Yanlış
9

Boş
0

Net
-2,00

B Cevap Anahtarı
12345678901234567890

CDACDDABAB

dbbaacdcdB

Öğr. %-20

Sınıf %26

Kurum %39

İlçe %34

İl %30

Genel %11

 

İngilizce

Soru Sayısı
10

Doğru
1

Yanlış
9

Boş
0

Net
-2,00

B Cevap Anahtarı
12345678901234567890

BACDBABACD

cbCacbacdb

Öğr. %-20

Sınıf %6

Kurum %13

İlçe %10

İl %10

Genel %34

 

SORU ANALİZİ

Türkçe DC ÖC ?

1 METNİN İÇERİĞİNİ YORUMLAR. D B -
2 METİNDEKİ YARDIMCI DÜŞÜNCELERİ BELİRLER. A A +
3 METNİN KONUSUNU BELİRLER. B B +
4 FİİLİN ANLAM ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDE DURULUR. C D -
5 FİİL ÇEKİM EKLERİ ÜZERİNDE DURULUR. A C -
6 KELİMELERİ ANLAMINA UYGUN KULLANIR. A A +
7 METNİN ANA DÜŞÜNCESİNİ BELİRLER. C C +
8 CÜMLENİN İÇERİĞİNİ YORUMLAR. C C +
9 METNİN İÇERİĞİNİ YORUMLAR. D D +
10 METNİN ANA DÜŞÜNCESİNİ BELİRLER B A -

Matematik DC ÖC ?

1 Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. B B +
2 Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. B C -
3 Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. B C -
4 Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. A D -
5 Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. A C -
6 Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. C B -
7 Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer.D B -
8 Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. B C -
9 Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. D C -
10 Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer.B B +

Fen DC ÖC ?

1 Rasathane (gözlemevi) kurulma yerlerinin seçimine ve bu yerlerin taşıdığı şartlara değinilir.D C -
2 Galaksi örnekleri olarak Samanyolu ve Andromeda galaksilerine değinilir. D B -
3 Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. B A -
4 Uzay teknolojilerini açıklar. D C -
5 Hücre organellerinin ayrıntılı yapıları verilmeden sadece isim ve görevlerine değinilirA A +
6 Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır..B B +
7 Türkiye’nin uzaya gönderdiği uydulara ve görevlerine değinilir A A +
8 Dünya'dan bakıldığı şekliyle görülen yıldız gruplarının, isimlendirmesi olan takımyıldızlara değinilirB B +
9 Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. D C -
10 Bulutsu örnekleri verilir A A +

Sosyal Bil. DC ÖC ?

1 Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.D B -
2 Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. C D -
3 Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.B A -
4 Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. B B +
5 İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular.A D -
6 Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.A C -
7 Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. A A +
8 İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir.C B -
9 Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. D A -
10 Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. A D -

Din K.ve A.B. DC ÖC ?

1 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır C D -
2 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır D B -
3 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır A B -
4 7.1.1. Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. C A -
5 7.1.4. Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. D A -
6 7.1.3. Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. D C -
7 7.1.4. Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. A D -
8 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır B C -
9 7.1.1. Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. A D -
10 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır B B +

İngilizce DC ÖC ?

1 Students will be able to talk about routines/daily activities B C -
2 Students will be able to understand short and simple texts on sports. A B -
3 Students will be able to understand short and simple texts on sports. C C +
4 Students will be able to write simple pieces to compare people. D A -
5 Students will be able to talk about other people’s appearances. B C -
6 Students will be able to talk about other people’s appearances and personalities.A B -
7 Students will be able to understand a simple text about appearances. B A -
8 Students will be able to understand a simple text about personalities. A C -
9 Students will be able to report on personalities of other people. C D -



7. SINIF 1.DENEME

ŞIRNAK / ŞIRNAK MERKEZ
Atatürk Ortaokulu

276 - HAVİN YORGA
7A

210,500

90 40 50 0 26

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Başarı %

ŞUBE KURUM İLÇE İL GENEL

Sıra: 7
Katılım: 27

Ortalama: 12,68

Sıra: 19
Katılım: 63

Ortalama: 16,27

Sıra: 130
Katılım: 459

Ortalama: 15,34

Sıra: 189
Katılım: 778

Ortalama: 13,48

Sıra: 6172
Katılım: 64943

Ortalama: 14,85

Türkçe

Soru Sayısı
20

Doğru
9

Yanlış
11

Boş
0

Net
5,33

B Cevap Anahtarı
12345678901234567890

DABCAACCDBCADDCABBDB

ccdaAbCCDcCADaCdcaDd

Öğr. %27

Sınıf %13

Kurum %18

İlçe %20

İl %17

Genel %49

 

Matematik

Soru Sayısı
20

Doğru
7

Yanlış
13

Boş
0

Net
2,67

B Cevap Anahtarı
12345678901234567890

BBBAACDBDBCADDABBACC

BddAbCDccBCcacAdabad

Öğr. %13

Sınıf %5

Kurum %7

İlçe %6

İl %5

Genel %7

 

Fen

Soru Sayısı
20

Doğru
8

Yanlış
12

Boş
0

Net
4,00

B Cevap Anahtarı
12345678901234567890

DDBDABABDAAACCBADDBB

DbdcAcAdDdAACbccccBd

Öğr. %20

Sınıf %19

Kurum %19

İlçe %17

İl %15

Genel %6

 

Sosyal Bil.

Soru Sayısı
10

Doğru
7

Yanlış
3

Boş
0

Net
6,00

B Cevap Anahtarı
12345678901234567890

DCBBAAACDA

cCaBAAdCDA

Öğr. %60

Sınıf %23

Kurum %27

İlçe %26

İl %24

Genel %10

 

Din K.ve A.B.

Soru Sayısı
10

Doğru
6

Yanlış
4

Boş
0

Net
4,67

B Cevap Anahtarı
12345678901234567890

CDACDDABAB

dDACcDABca

Öğr. %47

Sınıf %26

Kurum %39

İlçe %34

İl %30

Genel %11

 

İngilizce

Soru Sayısı
10

Doğru
3

Yanlış
7

Boş
0

Net
0,67

B Cevap Anahtarı
12345678901234567890

BACDBABACD

acdDdbBAba

Öğr. %7

Sınıf %6

Kurum %13

İlçe %10

İl %10

Genel %34

 

SORU ANALİZİ

Türkçe DC ÖC ?

1 METNİN İÇERİĞİNİ YORUMLAR. D C -
2 METİNDEKİ YARDIMCI DÜŞÜNCELERİ BELİRLER. A C -
3 METNİN KONUSUNU BELİRLER. B D -
4 FİİLİN ANLAM ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDE DURULUR. C A -
5 FİİL ÇEKİM EKLERİ ÜZERİNDE DURULUR. A A +
6 KELİMELERİ ANLAMINA UYGUN KULLANIR. A B -
7 METNİN ANA DÜŞÜNCESİNİ BELİRLER. C C +
8 CÜMLENİN İÇERİĞİNİ YORUMLAR. C C +
9 METNİN İÇERİĞİNİ YORUMLAR. D D +
10 METNİN ANA DÜŞÜNCESİNİ BELİRLER B C -

Matematik DC ÖC ?

1 Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. B B +
2 Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. B D -
3 Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. B D -
4 Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. A A +
5 Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. A B -
6 Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. C C +
7 Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer.D D +
8 Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. B C -
9 Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. D C -
10 Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer.B B +

Fen DC ÖC ?

1 Rasathane (gözlemevi) kurulma yerlerinin seçimine ve bu yerlerin taşıdığı şartlara değinilir.D D +
2 Galaksi örnekleri olarak Samanyolu ve Andromeda galaksilerine değinilir. D B -
3 Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. B D -
4 Uzay teknolojilerini açıklar. D C -
5 Hücre organellerinin ayrıntılı yapıları verilmeden sadece isim ve görevlerine değinilirA A +
6 Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır..B C -
7 Türkiye’nin uzaya gönderdiği uydulara ve görevlerine değinilir A A +
8 Dünya'dan bakıldığı şekliyle görülen yıldız gruplarının, isimlendirmesi olan takımyıldızlara değinilirB D -
9 Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. D D +
10 Bulutsu örnekleri verilir A D -

Sosyal Bil. DC ÖC ?

1 Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.D C -
2 Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. C C +
3 Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.B A -
4 Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. B B +
5 İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular.A A +
6 Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.A A +
7 Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. A D -
8 İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir.C C +
9 Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. D D +
10 Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. A A +

Din K.ve A.B. DC ÖC ?

1 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır C D -
2 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır D D +
3 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır A A +
4 7.1.1. Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. C C +
5 7.1.4. Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. D C -
6 7.1.3. Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. D D +
7 7.1.4. Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. A A +
8 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır B B +
9 7.1.1. Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. A C -
10 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır B A -

İngilizce DC ÖC ?

1 Students will be able to talk about routines/daily activities B A -
2 Students will be able to understand short and simple texts on sports. A C -
3 Students will be able to understand short and simple texts on sports. C D -
4 Students will be able to write simple pieces to compare people. D D +
5 Students will be able to talk about other people’s appearances. B D -
6 Students will be able to talk about other people’s appearances and personalities.A B -
7 Students will be able to understand a simple text about appearances. B B +
8 Students will be able to understand a simple text about personalities. A A +
9 Students will be able to report on personalities of other people. C B -



7. SINIF 1.DENEME

ŞIRNAK / ŞIRNAK MERKEZ
Atatürk Ortaokulu

279 - HÜSEYİN BEKT*
7A

61,218

90 22 68 0 -1

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Başarı %

ŞUBE KURUM İLÇE İL GENEL

Sıra: 23
Katılım: 27

Ortalama: 12,68

Sıra: 58
Katılım: 63

Ortalama: 16,27

Sıra: 438
Katılım: 459

Ortalama: 15,34

Sıra: 743
Katılım: 778

Ortalama: 13,48

Sıra: 64830
Katılım: 64943

Ortalama: 14,85

Türkçe

Soru Sayısı
20

Doğru
5

Yanlış
15

Boş
0

Net
0,00

B Cevap Anahtarı
12345678901234567890

DABCAACCDBCADDCABBDB

cAadb*daacbAabCdBdcB

Öğr. %0

Sınıf %13

Kurum %18

İlçe %20

İl %17

Genel %49

 

Matematik

Soru Sayısı
20

Doğru
2

Yanlış
18

Boş
0

Net
-4,00

B Cevap Anahtarı
12345678901234567890

BBBAACDBDBCADDABBACC

BddccdbdbadccaAdcdba

Öğr. %-20

Sınıf %5

Kurum %7

İlçe %6

İl %5

Genel %7

 

Fen

Soru Sayısı
20

Doğru
3

Yanlış
17

Boş
0

Net
-2,67

B Cevap Anahtarı
12345678901234567890

DDBDABABDAAACCBADDBB

DaacbBdcaAcbdbcbaadd

Öğr. %-13

Sınıf %19

Kurum %19

İlçe %17

İl %15

Genel %6

 

Sosyal Bil.

Soru Sayısı
10

Doğru
1

Yanlış
9

Boş
0

Net
-2,00

B Cevap Anahtarı
12345678901234567890

DCBBAAACDA

abcdbccdcA

Öğr. %-20

Sınıf %23

Kurum %27

İlçe %26

İl %24

Genel %10

 

Din K.ve A.B.

Soru Sayısı
10

Doğru
7

Yanlış
3

Boş
0

Net
6,00

B Cevap Anahtarı
12345678901234567890

CDACDDABAB

CbAaaDABAB

Öğr. %60

Sınıf %26

Kurum %39

İlçe %34

İl %30

Genel %11

 

İngilizce

Soru Sayısı
10

Doğru
4

Yanlış
6

Boş
0

Net
2,00

B Cevap Anahtarı
12345678901234567890

BACDBABACD

acCcBAaAab

Öğr. %20

Sınıf %6

Kurum %13

İlçe %10

İl %10

Genel %34

 

SORU ANALİZİ

Türkçe DC ÖC ?

1 METNİN İÇERİĞİNİ YORUMLAR. D C -
2 METİNDEKİ YARDIMCI DÜŞÜNCELERİ BELİRLER. A A +
3 METNİN KONUSUNU BELİRLER. B A -
4 FİİLİN ANLAM ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDE DURULUR. C D -
5 FİİL ÇEKİM EKLERİ ÜZERİNDE DURULUR. A B -
6 KELİMELERİ ANLAMINA UYGUN KULLANIR. A * -
7 METNİN ANA DÜŞÜNCESİNİ BELİRLER. C D -
8 CÜMLENİN İÇERİĞİNİ YORUMLAR. C A -
9 METNİN İÇERİĞİNİ YORUMLAR. D A -
10 METNİN ANA DÜŞÜNCESİNİ BELİRLER B C -

Matematik DC ÖC ?

1 Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. B B +
2 Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. B D -
3 Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. B D -
4 Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. A C -
5 Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. A C -
6 Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. C D -
7 Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer.D B -
8 Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. B D -
9 Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. D B -
10 Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer.B A -

Fen DC ÖC ?

1 Rasathane (gözlemevi) kurulma yerlerinin seçimine ve bu yerlerin taşıdığı şartlara değinilir.D D +
2 Galaksi örnekleri olarak Samanyolu ve Andromeda galaksilerine değinilir. D A -
3 Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. B A -
4 Uzay teknolojilerini açıklar. D C -
5 Hücre organellerinin ayrıntılı yapıları verilmeden sadece isim ve görevlerine değinilirA B -
6 Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır..B B +
7 Türkiye’nin uzaya gönderdiği uydulara ve görevlerine değinilir A D -
8 Dünya'dan bakıldığı şekliyle görülen yıldız gruplarının, isimlendirmesi olan takımyıldızlara değinilirB C -
9 Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. D A -
10 Bulutsu örnekleri verilir A A +

Sosyal Bil. DC ÖC ?

1 Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.D A -
2 Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. C B -
3 Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.B C -
4 Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. B D -
5 İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular.A B -
6 Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.A C -
7 Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. A C -
8 İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir.C D -
9 Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. D C -
10 Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. A A +

Din K.ve A.B. DC ÖC ?

1 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır C C +
2 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır D B -
3 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır A A +
4 7.1.1. Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. C A -
5 7.1.4. Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. D A -
6 7.1.3. Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. D D +
7 7.1.4. Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. A A +
8 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır B B +
9 7.1.1. Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. A A +
10 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır B B +

İngilizce DC ÖC ?

1 Students will be able to talk about routines/daily activities B A -
2 Students will be able to understand short and simple texts on sports. A C -
3 Students will be able to understand short and simple texts on sports. C C +
4 Students will be able to write simple pieces to compare people. D C -
5 Students will be able to talk about other people’s appearances. B B +
6 Students will be able to talk about other people’s appearances and personalities.A A +
7 Students will be able to understand a simple text about appearances. B A -
8 Students will be able to understand a simple text about personalities. A A +
9 Students will be able to report on personalities of other people. C A -



7. SINIF 1.DENEME

ŞIRNAK / ŞIRNAK MERKEZ
Atatürk Ortaokulu

321 - MERYEM ÜSTEK
7A

57,751

90 18 72 0 -7

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Başarı %

ŞUBE KURUM İLÇE İL GENEL

Sıra: 24
Katılım: 27

Ortalama: 12,68

Sıra: 59
Katılım: 63

Ortalama: 16,27

Sıra: 442
Katılım: 459

Ortalama: 15,34

Sıra: 749
Katılım: 778

Ortalama: 13,48

Sıra: 64861
Katılım: 64943

Ortalama: 14,85

Türkçe

Soru Sayısı
20

Doğru
5

Yanlış
15

Boş
0

Net
0,00

A Cevap Anahtarı
12345678901234567890

BDCACBDBCAACDACDBBAD

BabdbdbBbAbCadbDaaba

Öğr. %0

Sınıf %13

Kurum %18

İlçe %20

İl %17

Genel %49

 

Matematik

Soru Sayısı
20

Doğru
3

Yanlış
17

Boş
0

Net
-2,67

A Cevap Anahtarı
12345678901234567890

CBDDBACABBBACCADDABB

ddbcddaABcccabdDbdcd

Öğr. %-13

Sınıf %5

Kurum %7

İlçe %6

İl %5

Genel %7

 

Fen

Soru Sayısı
20

Doğru
3

Yanlış
17

Boş
0

Net
-2,67

A Cevap Anahtarı
12345678901234567890

DBADBDADBABCCAABBADD

adbcabAcdbcdbdbdBAbc

Öğr. %-13

Sınıf %19

Kurum %19

İlçe %17

İl %15

Genel %6

 

Sosyal Bil.

Soru Sayısı
10

Doğru
4

Yanlış
6

Boş
0

Net
2,00

A Cevap Anahtarı
12345678901234567890

CADDBCBAAA

bAbbaCBAbc

Öğr. %20

Sınıf %23

Kurum %27

İlçe %26

İl %24

Genel %10

 

Din K.ve A.B.

Soru Sayısı
10

Doğru
0

Yanlış
10

Boş
0

Net
-3,33

A Cevap Anahtarı
12345678901234567890

BBACADDCAD

dacabcabcb

Öğr. %-33

Sınıf %26

Kurum %39

İlçe %34

İl %30

Genel %11

 

İngilizce

Soru Sayısı
10

Doğru
3

Yanlış
7

Boş
0

Net
0,67

A Cevap Anahtarı
12345678901234567890

DBACCABDAB

adbCCbBabc

Öğr. %7

Sınıf %6

Kurum %13

İlçe %10

İl %10

Genel %34

 

SORU ANALİZİ

Türkçe DC ÖC ?

1 METİNDEKİ SÖZ SANATLARINI TESPİT EDER. B B +
2 BAĞLAMDAN YARALANARAK BİLMEDİĞİ KELİME VE KELİME GRUPLARININ ANLAMLARINI TAHMİN EDER.D A -
3 CÜMLENİN İÇERİĞİNİ YORUMLAR. C B -
4 DEYİM VE ATASÖZLERİNİN METNE KATKISINI BELİRLER. A D -
5 METNİN  HİKAYE UNSURLARINI  BELİRLER. C B -
6 METNİN ANA DÜŞÜNCESİNİ BELİRLER B D -
7 METNİN İÇERİĞİNİ YORUMLAR. D B -
8 METNİN KONUSUNU BELİRLER. B B +
9 METNİN ANA DÜŞÜNCESİNİ BELİRLER. C B -
10 KELİMELERİ ANLAMINA UYGUN KULLANIR. A A +

Matematik DC ÖC ?

1 Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer.C D -
2 Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer.B D -
3 Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer.D B -
4 Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. D C -
5 Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. B D -
6 Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. A D -
7 Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. C A -
8 Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. A A +
9 Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. B B +
10 Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. B C -

Fen DC ÖC ?

1 Uzay teknolojilerini açıklar. D A -
2 Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır..B D -
3 Hücre organellerinin ayrıntılı yapıları verilmeden sadece isim ve görevlerine değinilirA B -
4 Rasathane (gözlemevi) kurulma yerlerinin seçimine ve bu yerlerin taşıdığı şartlara değinilir.D C -
5 Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. B A -
6 Galaksi örnekleri olarak Samanyolu ve Andromeda galaksilerine değinilir. D B -
7 Bulutsu örnekleri verilir A A +
8 Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. D C -
9 Dünya'dan bakıldığı şekliyle görülen yıldız gruplarının, isimlendirmesi olan takımyıldızlara değinilirB D -
10 Türkiye’nin uzaya gönderdiği uydulara ve görevlerine değinilir A B -

Sosyal Bil. DC ÖC ?

1 İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir.C B -
2 Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. A A +
3 Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. D B -
4 Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.D B -
5 Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.B A -
6 Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. C C +
7 Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. B B +
8 Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. A A +
9 Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.A B -
10 İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular.A C -

Din K.ve A.B. DC ÖC ?

1 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır B D -
2 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır B A -
3 7.1.1. Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. A C -
4 7.1.1. Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. C A -
5 7.1.4. Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. A B -
6 7.1.3. Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. D C -
7 7.1.4. Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. D A -
8 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır C B -
9 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır A C -
10 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır D B -

İngilizce DC ÖC ?

1 Students will be able to understand a simple text about appearances and personalities.D A -
2 Students will be able to understand a simple text about appearances. B D -
3 Students will be able to understand a simple text about personalities. A B -
4 Students will be able to report on personalities of other people. C C +
5 Students will be able to understand short and simple texts on sports. C C +
6 Students will be able to talk about other people’s appearances and personalities.A B -
7 Students will be able to talk about other people’s appearances. B B +
8 Students will be able to write simple pieces to compare people. D A -
9 Students will be able to understand short and simple texts on sports. A B -



7. SINIF 1.DENEME

ŞIRNAK / ŞIRNAK MERKEZ
Atatürk Ortaokulu

339 - MUHAMMED ZEYREK
7A

115,893

90 29 60 1 10

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Başarı %

ŞUBE KURUM İLÇE İL GENEL

Sıra: 19
Katılım: 27

Ortalama: 12,68

Sıra: 48
Katılım: 63

Ortalama: 16,27

Sıra: 340
Katılım: 459

Ortalama: 15,34

Sıra: 534
Katılım: 778

Ortalama: 13,48

Sıra: 61900
Katılım: 64943

Ortalama: 14,85

Türkçe

Soru Sayısı
20

Doğru
6

Yanlış
14

Boş
0

Net
1,33

A Cevap Anahtarı
12345678901234567890

BDCACBDBCAACDACDBBAD

aDbcCBcBdAdCccdbdabc

Öğr. %7

Sınıf %13

Kurum %18

İlçe %20

İl %17

Genel %49

 

Matematik

Soru Sayısı
20

Doğru
3

Yanlış
17

Boş
0

Net
-2,67

A Cevap Anahtarı
12345678901234567890

CBDDBACABBBACCADDABB

CdDbdcbdBdacdaccbdad

Öğr. %-13

Sınıf %5

Kurum %7

İlçe %6

İl %5

Genel %7

 

Fen

Soru Sayısı
20

Doğru
6

Yanlış
14

Boş
0

Net
1,33

A Cevap Anahtarı
12345678901234567890

DBADBDADBABCCAABBADD

bcdadbAbcABCdAccaccD

Öğr. %7

Sınıf %19

Kurum %19

İlçe %17

İl %15

Genel %6

 

Sosyal Bil.

Soru Sayısı
10

Doğru
5

Yanlış
5

Boş
0

Net
3,33

A Cevap Anahtarı
12345678901234567890

CADDBCBAAA

CADDcbddcA

Öğr. %33

Sınıf %23

Kurum %27

İlçe %26

İl %24

Genel %10

 

Din K.ve A.B.

Soru Sayısı
10

Doğru
6

Yanlış
3

Boş
1

Net
5,00

A Cevap Anahtarı
12345678901234567890

BBACADDCAD

 BbCdDaCAD

Öğr. %50

Sınıf %26

Kurum %39

İlçe %34

İl %30

Genel %11

 

İngilizce

Soru Sayısı
10

Doğru
3

Yanlış
7

Boş
0

Net
0,67

A Cevap Anahtarı
12345678901234567890

DBACCABDAB

DdbaCdBada

Öğr. %7

Sınıf %6

Kurum %13

İlçe %10

İl %10

Genel %34

 

SORU ANALİZİ

Türkçe DC ÖC ?

1 METİNDEKİ SÖZ SANATLARINI TESPİT EDER. B A -
2 BAĞLAMDAN YARALANARAK BİLMEDİĞİ KELİME VE KELİME GRUPLARININ ANLAMLARINI TAHMİN EDER.D D +
3 CÜMLENİN İÇERİĞİNİ YORUMLAR. C B -
4 DEYİM VE ATASÖZLERİNİN METNE KATKISINI BELİRLER. A C -
5 METNİN  HİKAYE UNSURLARINI  BELİRLER. C C +
6 METNİN ANA DÜŞÜNCESİNİ BELİRLER B B +
7 METNİN İÇERİĞİNİ YORUMLAR. D C -
8 METNİN KONUSUNU BELİRLER. B B +
9 METNİN ANA DÜŞÜNCESİNİ BELİRLER. C D -
10 KELİMELERİ ANLAMINA UYGUN KULLANIR. A A +

Matematik DC ÖC ?

1 Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer.C C +
2 Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer.B D -
3 Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer.D D +
4 Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. D B -
5 Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. B D -
6 Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. A C -
7 Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. C B -
8 Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. A D -
9 Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. B B +
10 Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. B D -

Fen DC ÖC ?

1 Uzay teknolojilerini açıklar. D B -
2 Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır..B C -
3 Hücre organellerinin ayrıntılı yapıları verilmeden sadece isim ve görevlerine değinilirA D -
4 Rasathane (gözlemevi) kurulma yerlerinin seçimine ve bu yerlerin taşıdığı şartlara değinilir.D A -
5 Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. B D -
6 Galaksi örnekleri olarak Samanyolu ve Andromeda galaksilerine değinilir. D B -
7 Bulutsu örnekleri verilir A A +
8 Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. D B -
9 Dünya'dan bakıldığı şekliyle görülen yıldız gruplarının, isimlendirmesi olan takımyıldızlara değinilirB C -
10 Türkiye’nin uzaya gönderdiği uydulara ve görevlerine değinilir A A +

Sosyal Bil. DC ÖC ?

1 İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir.C C +
2 Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. A A +
3 Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. D D +
4 Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.D D +
5 Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.B C -
6 Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. C B -
7 Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. B D -
8 Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. A D -
9 Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.A C -
10 İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular.A A +

Din K.ve A.B. DC ÖC ?

1 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır B  b
2 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır B B +
3 7.1.1. Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. A B -
4 7.1.1. Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. C C +
5 7.1.4. Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. A D -
6 7.1.3. Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. D D +
7 7.1.4. Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. D A -
8 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır C C +
9 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır A A +
10 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır D D +

İngilizce DC ÖC ?

1 Students will be able to understand a simple text about appearances and personalities.D D +
2 Students will be able to understand a simple text about appearances. B D -
3 Students will be able to understand a simple text about personalities. A B -
4 Students will be able to report on personalities of other people. C A -
5 Students will be able to understand short and simple texts on sports. C C +
6 Students will be able to talk about other people’s appearances and personalities.A D -
7 Students will be able to talk about other people’s appearances. B B +
8 Students will be able to write simple pieces to compare people. D A -
9 Students will be able to understand short and simple texts on sports. A D -



7. SINIF 1.DENEME

ŞIRNAK / ŞIRNAK MERKEZ
Atatürk Ortaokulu

344 - MUNZUR
7A

110,993

90 23 55 12 5

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Başarı %

ŞUBE KURUM İLÇE İL GENEL

Sıra: 20
Katılım: 27

Ortalama: 12,68

Sıra: 50
Katılım: 63

Ortalama: 16,27

Sıra: 354
Katılım: 459

Ortalama: 15,34

Sıra: 560
Katılım: 778

Ortalama: 13,48

Sıra: 63648
Katılım: 64943

Ortalama: 14,85

Türkçe

Soru Sayısı
20

Doğru
4

Yanlış
13

Boş
3

Net
-0,33

B Cevap Anahtarı
12345678901234567890

DABCAACCDBCADDCABBDB

bdddb bdDcCA bbdaB c

Öğr. %-2

Sınıf %13

Kurum %18

İlçe %20

İl %17

Genel %49

 

Matematik

Soru Sayısı
20

Doğru
1

Yanlış
12

Boş
7

Net
-3,00

B Cevap Anahtarı
12345678901234567890

BBBAACDBDBCADDABBACC

a  dd   cdCca dadc d

Öğr. %-15

Sınıf %5

Kurum %7

İlçe %6

İl %5

Genel %7

 

Fen

Soru Sayısı
20

Doğru
8

Yanlış
12

Boş
0

Net
4,00

B Cevap Anahtarı
12345678901234567890

DDBDABABDAAACCBADDBB

abBDAcABcdAcCbcdDacd

Öğr. %20

Sınıf %19

Kurum %19

İlçe %17

İl %15

Genel %6

 

Sosyal Bil.

Soru Sayısı
10

Doğru
2

Yanlış
7

Boş
1

Net
-0,33

B Cevap Anahtarı
12345678901234567890

DCBBAAACDA

aaBa ccCab

Öğr. %-3

Sınıf %23

Kurum %27

İlçe %26

İl %24

Genel %10

 

Din K.ve A.B.

Soru Sayısı
10

Doğru
4

Yanlış
5

Boş
1

Net
2,33

B Cevap Anahtarı
12345678901234567890

CDACDDABAB

CD CDaddcd

Öğr. %23

Sınıf %26

Kurum %39

İlçe %34

İl %30

Genel %11

 

İngilizce

Soru Sayısı
10

Doğru
4

Yanlış
6

Boş
0

Net
2,00

B Cevap Anahtarı
12345678901234567890

BACDBABACD

acdDBAacaD

Öğr. %20

Sınıf %6

Kurum %13

İlçe %10

İl %10

Genel %34

 

SORU ANALİZİ

Türkçe DC ÖC ?

1 METNİN İÇERİĞİNİ YORUMLAR. D B -
2 METİNDEKİ YARDIMCI DÜŞÜNCELERİ BELİRLER. A D -
3 METNİN KONUSUNU BELİRLER. B D -
4 FİİLİN ANLAM ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDE DURULUR. C D -
5 FİİL ÇEKİM EKLERİ ÜZERİNDE DURULUR. A B -
6 KELİMELERİ ANLAMINA UYGUN KULLANIR. A  b
7 METNİN ANA DÜŞÜNCESİNİ BELİRLER. C B -
8 CÜMLENİN İÇERİĞİNİ YORUMLAR. C D -
9 METNİN İÇERİĞİNİ YORUMLAR. D D +
10 METNİN ANA DÜŞÜNCESİNİ BELİRLER B C -

Matematik DC ÖC ?

1 Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. B A -
2 Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. B  b
3 Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. B  b
4 Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. A D -
5 Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. A D -
6 Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. C  b
7 Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer.D  b
8 Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. B  b
9 Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. D C -
10 Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer.B D -

Fen DC ÖC ?

1 Rasathane (gözlemevi) kurulma yerlerinin seçimine ve bu yerlerin taşıdığı şartlara değinilir.D A -
2 Galaksi örnekleri olarak Samanyolu ve Andromeda galaksilerine değinilir. D B -
3 Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. B B +
4 Uzay teknolojilerini açıklar. D D +
5 Hücre organellerinin ayrıntılı yapıları verilmeden sadece isim ve görevlerine değinilirA A +
6 Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır..B C -
7 Türkiye’nin uzaya gönderdiği uydulara ve görevlerine değinilir A A +
8 Dünya'dan bakıldığı şekliyle görülen yıldız gruplarının, isimlendirmesi olan takımyıldızlara değinilirB B +
9 Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. D C -
10 Bulutsu örnekleri verilir A D -

Sosyal Bil. DC ÖC ?

1 Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.D A -
2 Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. C A -
3 Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.B B +
4 Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. B A -
5 İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular.A  b
6 Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.A C -
7 Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. A C -
8 İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir.C C +
9 Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. D A -
10 Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. A B -

Din K.ve A.B. DC ÖC ?

1 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır C C +
2 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır D D +
3 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır A  b
4 7.1.1. Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. C C +
5 7.1.4. Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. D D +
6 7.1.3. Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. D A -
7 7.1.4. Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. A D -
8 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır B D -
9 7.1.1. Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. A C -
10 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır B D -

İngilizce DC ÖC ?

1 Students will be able to talk about routines/daily activities B A -
2 Students will be able to understand short and simple texts on sports. A C -
3 Students will be able to understand short and simple texts on sports. C D -
4 Students will be able to write simple pieces to compare people. D D +
5 Students will be able to talk about other people’s appearances. B B +
6 Students will be able to talk about other people’s appearances and personalities.A A +
7 Students will be able to understand a simple text about appearances. B A -
8 Students will be able to understand a simple text about personalities. A C -
9 Students will be able to report on personalities of other people. C A -



7. SINIF 1.DENEME

ŞIRNAK / ŞIRNAK MERKEZ
Atatürk Ortaokulu

347 - MURAT SAKICI
7A

28,228

90 12 78 0 -16

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Başarı %

ŞUBE KURUM İLÇE İL GENEL

Sıra: 27
Katılım: 27

Ortalama: 12,68

Sıra: 63
Katılım: 63

Ortalama: 16,27

Sıra: 451
Katılım: 459

Ortalama: 15,34

Sıra: 769
Katılım: 778

Ortalama: 13,48

Sıra: 64919
Katılım: 64943

Ortalama: 14,85

Türkçe

Soru Sayısı
20

Doğru
3

Yanlış
17

Boş
0

Net
-2,67

A Cevap Anahtarı
12345678901234567890

BDCACBDBCAACDACDBBAD

abCdaabdbAdbacdcBaba

Öğr. %-13

Sınıf %13

Kurum %18

İlçe %20

İl %17

Genel %49

 

Matematik

Soru Sayısı
20

Doğru
4

Yanlış
16

Boş
0

Net
-1,33

A Cevap Anahtarı
12345678901234567890

CBDDBACABBBACCADDABB

adcDaAbcdcadbCdDbcda

Öğr. %-7

Sınıf %5

Kurum %7

İlçe %6

İl %5

Genel %7

 

Fen

Soru Sayısı
20

Doğru
2

Yanlış
18

Boş
0

Net
-4,00

A Cevap Anahtarı
12345678901234567890

DBADBDADBABCCAABBADD

acbbabAbdbdaacbdaAba

Öğr. %-20

Sınıf %19

Kurum %19

İlçe %17

İl %15

Genel %6

 

Sosyal Bil.

Soru Sayısı
10

Doğru
1

Yanlış
9

Boş
0

Net
-2,00

A Cevap Anahtarı
12345678901234567890

CADDBCBAAA

abbadaacbA

Öğr. %-20

Sınıf %23

Kurum %27

İlçe %26

İl %24

Genel %10

 

Din K.ve A.B.

Soru Sayısı
10

Doğru
2

Yanlış
8

Boş
0

Net
-0,67

A Cevap Anahtarı
12345678901234567890

BBACADDCAD

adAabbaCda

Öğr. %-7

Sınıf %26

Kurum %39

İlçe %34

İl %30

Genel %11

 

İngilizce

Soru Sayısı
10

Doğru
0

Yanlış
10

Boş
0

Net
-3,33

A Cevap Anahtarı
12345678901234567890

DBACCABDAB

aadbbcabca

Öğr. %-33

Sınıf %6

Kurum %13

İlçe %10

İl %10

Genel %34

 

SORU ANALİZİ

Türkçe DC ÖC ?

1 METİNDEKİ SÖZ SANATLARINI TESPİT EDER. B A -
2 BAĞLAMDAN YARALANARAK BİLMEDİĞİ KELİME VE KELİME GRUPLARININ ANLAMLARINI TAHMİN EDER.D B -
3 CÜMLENİN İÇERİĞİNİ YORUMLAR. C C +
4 DEYİM VE ATASÖZLERİNİN METNE KATKISINI BELİRLER. A D -
5 METNİN  HİKAYE UNSURLARINI  BELİRLER. C A -
6 METNİN ANA DÜŞÜNCESİNİ BELİRLER B A -
7 METNİN İÇERİĞİNİ YORUMLAR. D B -
8 METNİN KONUSUNU BELİRLER. B D -
9 METNİN ANA DÜŞÜNCESİNİ BELİRLER. C B -
10 KELİMELERİ ANLAMINA UYGUN KULLANIR. A A +

Matematik DC ÖC ?

1 Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer.C A -
2 Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer.B D -
3 Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer.D C -
4 Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. D D +
5 Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. B A -
6 Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. A A +
7 Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. C B -
8 Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. A C -
9 Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. B D -
10 Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. B C -

Fen DC ÖC ?

1 Uzay teknolojilerini açıklar. D A -
2 Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır..B C -
3 Hücre organellerinin ayrıntılı yapıları verilmeden sadece isim ve görevlerine değinilirA B -
4 Rasathane (gözlemevi) kurulma yerlerinin seçimine ve bu yerlerin taşıdığı şartlara değinilir.D B -
5 Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. B A -
6 Galaksi örnekleri olarak Samanyolu ve Andromeda galaksilerine değinilir. D B -
7 Bulutsu örnekleri verilir A A +
8 Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. D B -
9 Dünya'dan bakıldığı şekliyle görülen yıldız gruplarının, isimlendirmesi olan takımyıldızlara değinilirB D -
10 Türkiye’nin uzaya gönderdiği uydulara ve görevlerine değinilir A B -

Sosyal Bil. DC ÖC ?

1 İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir.C A -
2 Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. A B -
3 Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. D B -
4 Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.D A -
5 Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.B D -
6 Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. C A -
7 Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. B A -
8 Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. A C -
9 Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.A B -
10 İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular.A A +

Din K.ve A.B. DC ÖC ?

1 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır B A -
2 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır B D -
3 7.1.1. Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. A A +
4 7.1.1. Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. C A -
5 7.1.4. Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. A B -
6 7.1.3. Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. D B -
7 7.1.4. Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. D A -
8 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır C C +
9 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır A D -
10 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır D A -

İngilizce DC ÖC ?

1 Students will be able to understand a simple text about appearances and personalities.D A -
2 Students will be able to understand a simple text about appearances. B A -
3 Students will be able to understand a simple text about personalities. A D -
4 Students will be able to report on personalities of other people. C B -
5 Students will be able to understand short and simple texts on sports. C B -
6 Students will be able to talk about other people’s appearances and personalities.A C -
7 Students will be able to talk about other people’s appearances. B A -
8 Students will be able to write simple pieces to compare people. D B -
9 Students will be able to understand short and simple texts on sports. A C -



7. SINIF 1.DENEME

ŞIRNAK / ŞIRNAK MERKEZ
Atatürk Ortaokulu

46 - NAGİHAN ÜSTEK
7A

140,133

90 20 42 28 7

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Başarı %

ŞUBE KURUM İLÇE İL GENEL

Sıra: 15
Katılım: 27

Ortalama: 12,68

Sıra: 40
Katılım: 63

Ortalama: 16,27

Sıra: 278
Katılım: 459

Ortalama: 15,34

Sıra: 417
Katılım: 778

Ortalama: 13,48

Sıra: 48545
Katılım: 64943

Ortalama: 14,85

Türkçe

Soru Sayısı
20

Doğru
3

Yanlış
15

Boş
2

Net
-2,00

A Cevap Anahtarı
12345678901234567890

BDCACBDBCAACDACDBBAD

B abbcadCbdCacbb adb

Öğr. %-10

Sınıf %13

Kurum %18

İlçe %20

İl %17

Genel %49

 

Matematik

Soru Sayısı
20

Doğru
3

Yanlış
4

Boş
13

Net
1,67

A Cevap Anahtarı
12345678901234567890

CBDDBACABBBACCADDABB

C c  bdAB  d        

Öğr. %8

Sınıf %5

Kurum %7

İlçe %6

İl %5

Genel %7

 

Fen

Soru Sayısı
20

Doğru
8

Yanlış
9

Boş
3

Net
5,00

A Cevap Anahtarı
12345678901234567890

DBADBDADBABCCAABBADD

a cDBbd dAadC ABBbaD

Öğr. %25

Sınıf %19

Kurum %19

İlçe %17

İl %15

Genel %6

 

Sosyal Bil.

Soru Sayısı
10

Doğru
4

Yanlış
6

Boş
0

Net
2,00

A Cevap Anahtarı
12345678901234567890

CADDBCBAAA

CADbaaccdA

Öğr. %20

Sınıf %23

Kurum %27

İlçe %26

İl %24

Genel %10

 

Din K.ve A.B.

Soru Sayısı
10

Doğru
2

Yanlış
8

Boş
0

Net
-0,67

A Cevap Anahtarı
12345678901234567890

BBACADDCAD

aBbdbcaCbb

Öğr. %-7

Sınıf %26

Kurum %39

İlçe %34

İl %30

Genel %11

 

SORU ANALİZİ

Türkçe DC ÖC ?

1 METİNDEKİ SÖZ SANATLARINI TESPİT EDER. B B +
2 BAĞLAMDAN YARALANARAK BİLMEDİĞİ KELİME VE KELİME GRUPLARININ ANLAMLARINI TAHMİN EDER.D  b
3 CÜMLENİN İÇERİĞİNİ YORUMLAR. C A -
4 DEYİM VE ATASÖZLERİNİN METNE KATKISINI BELİRLER. A B -
5 METNİN  HİKAYE UNSURLARINI  BELİRLER. C B -
6 METNİN ANA DÜŞÜNCESİNİ BELİRLER B C -
7 METNİN İÇERİĞİNİ YORUMLAR. D A -
8 METNİN KONUSUNU BELİRLER. B D -
9 METNİN ANA DÜŞÜNCESİNİ BELİRLER. C C +
10 KELİMELERİ ANLAMINA UYGUN KULLANIR. A B -

Matematik DC ÖC ?

1 Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer.C C +
2 Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer.B  b
3 Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer.D C -
4 Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. D  b
5 Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. B  b
6 Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. A B -
7 Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. C D -
8 Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. A A +
9 Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. B B +
10 Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. B  b

Fen DC ÖC ?

1 Uzay teknolojilerini açıklar. D A -
2 Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır..B  b
3 Hücre organellerinin ayrıntılı yapıları verilmeden sadece isim ve görevlerine değinilirA C -
4 Rasathane (gözlemevi) kurulma yerlerinin seçimine ve bu yerlerin taşıdığı şartlara değinilir.D D +
5 Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. B B +
6 Galaksi örnekleri olarak Samanyolu ve Andromeda galaksilerine değinilir. D B -
7 Bulutsu örnekleri verilir A D -
8 Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. D  b
9 Dünya'dan bakıldığı şekliyle görülen yıldız gruplarının, isimlendirmesi olan takımyıldızlara değinilirB D -
10 Türkiye’nin uzaya gönderdiği uydulara ve görevlerine değinilir A A +

Sosyal Bil. DC ÖC ?

1 İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir.C C +
2 Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. A A +
3 Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. D D +
4 Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.D B -
5 Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.B A -
6 Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. C A -
7 Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. B C -
8 Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. A C -
9 Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.A D -
10 İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular.A A +

Din K.ve A.B. DC ÖC ?

1 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır B A -
2 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır B B +
3 7.1.1. Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. A B -
4 7.1.1. Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. C D -
5 7.1.4. Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. A B -
6 7.1.3. Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. D C -
7 7.1.4. Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. D A -
8 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır C C +
9 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır A B -
10 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır D B -



7. SINIF 1.DENEME

ŞIRNAK / ŞIRNAK MERKEZ
Atatürk Ortaokulu

336 - ÖMER ORAL
7A

312,313

90 53 37 0 45

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Başarı %

ŞUBE KURUM İLÇE İL GENEL

Sıra: 4
Katılım: 27

Ortalama: 12,68

Sıra: 7
Katılım: 63

Ortalama: 16,27

Sıra: 31
Katılım: 459

Ortalama: 15,34

Sıra: 43
Katılım: 778

Ortalama: 13,48

Sıra: 2070
Katılım: 64943

Ortalama: 14,85

Türkçe

Soru Sayısı
20

Doğru
8

Yanlış
12

Boş
0

Net
4,00

A Cevap Anahtarı
12345678901234567890

BDCACBDBCAACDACDBBAD

aDdACcDBabcdDdaaBabD

Öğr. %20

Sınıf %13

Kurum %18

İlçe %20

İl %17

Genel %49

 

Matematik

Soru Sayısı
20

Doğru
9

Yanlış
11

Boş
0

Net
5,33

A Cevap Anahtarı
12345678901234567890

CBDDBACABBBACCADDABB

CBccdAdAcBddaaADDcBa

Öğr. %27

Sınıf %5

Kurum %7

İlçe %6

İl %5

Genel %7

 

Fen

Soru Sayısı
20

Doğru
16

Yanlış
4

Boş
0

Net
14,67

A Cevap Anahtarı
12345678901234567890

DBADBDADBABCCAABBADD

bBADBDADcABCCAdBBcDD

Öğr. %73

Sınıf %19

Kurum %19

İlçe %17

İl %15

Genel %6

 

Sosyal Bil.

Soru Sayısı
10

Doğru
8

Yanlış
2

Boş
0

Net
7,33

A Cevap Anahtarı
12345678901234567890

CADDBCBAAA

CADDaCBAcA

Öğr. %73

Sınıf %23

Kurum %27

İlçe %26

İl %24

Genel %10

 

Din K.ve A.B.

Soru Sayısı
10

Doğru
9

Yanlış
1

Boş
0

Net
8,67

A Cevap Anahtarı
12345678901234567890

BBACADDCAD

BBACAcDCAD

Öğr. %87

Sınıf %26

Kurum %39

İlçe %34

İl %30

Genel %11

 

İngilizce

Soru Sayısı
10

Doğru
3

Yanlış
7

Boş
0

Net
0,67

A Cevap Anahtarı
12345678901234567890

DBACCABDAB

DccdabaDAd

Öğr. %7

Sınıf %6

Kurum %13

İlçe %10

İl %10

Genel %34

 

SORU ANALİZİ

Türkçe DC ÖC ?

1 METİNDEKİ SÖZ SANATLARINI TESPİT EDER. B A -
2 BAĞLAMDAN YARALANARAK BİLMEDİĞİ KELİME VE KELİME GRUPLARININ ANLAMLARINI TAHMİN EDER.D D +
3 CÜMLENİN İÇERİĞİNİ YORUMLAR. C D -
4 DEYİM VE ATASÖZLERİNİN METNE KATKISINI BELİRLER. A A +
5 METNİN  HİKAYE UNSURLARINI  BELİRLER. C C +
6 METNİN ANA DÜŞÜNCESİNİ BELİRLER B C -
7 METNİN İÇERİĞİNİ YORUMLAR. D D +
8 METNİN KONUSUNU BELİRLER. B B +
9 METNİN ANA DÜŞÜNCESİNİ BELİRLER. C A -
10 KELİMELERİ ANLAMINA UYGUN KULLANIR. A B -

Matematik DC ÖC ?

1 Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer.C C +
2 Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer.B B +
3 Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer.D C -
4 Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. D C -
5 Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. B D -
6 Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. A A +
7 Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. C D -
8 Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. A A +
9 Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. B C -
10 Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. B B +

Fen DC ÖC ?

1 Uzay teknolojilerini açıklar. D B -
2 Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır..B B +
3 Hücre organellerinin ayrıntılı yapıları verilmeden sadece isim ve görevlerine değinilirA A +
4 Rasathane (gözlemevi) kurulma yerlerinin seçimine ve bu yerlerin taşıdığı şartlara değinilir.D D +
5 Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. B B +
6 Galaksi örnekleri olarak Samanyolu ve Andromeda galaksilerine değinilir. D D +
7 Bulutsu örnekleri verilir A A +
8 Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. D D +
9 Dünya'dan bakıldığı şekliyle görülen yıldız gruplarının, isimlendirmesi olan takımyıldızlara değinilirB C -
10 Türkiye’nin uzaya gönderdiği uydulara ve görevlerine değinilir A A +

Sosyal Bil. DC ÖC ?

1 İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir.C C +
2 Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. A A +
3 Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. D D +
4 Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.D D +
5 Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.B A -
6 Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. C C +
7 Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. B B +
8 Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. A A +
9 Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.A C -
10 İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular.A A +

Din K.ve A.B. DC ÖC ?

1 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır B B +
2 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır B B +
3 7.1.1. Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. A A +
4 7.1.1. Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. C C +
5 7.1.4. Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. A A +
6 7.1.3. Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. D C -
7 7.1.4. Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. D D +
8 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır C C +
9 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır A A +
10 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır D D +

İngilizce DC ÖC ?

1 Students will be able to understand a simple text about appearances and personalities.D D +
2 Students will be able to understand a simple text about appearances. B C -
3 Students will be able to understand a simple text about personalities. A C -
4 Students will be able to report on personalities of other people. C D -
5 Students will be able to understand short and simple texts on sports. C A -
6 Students will be able to talk about other people’s appearances and personalities.A B -
7 Students will be able to talk about other people’s appearances. B A -
8 Students will be able to write simple pieces to compare people. D D +
9 Students will be able to understand short and simple texts on sports. A A +



7. SINIF 1.DENEME

ŞIRNAK / ŞIRNAK MERKEZ
Atatürk Ortaokulu

484 - RAMAZAN CESUR
7A

345,943

90 48 17 25 47

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Başarı %

ŞUBE KURUM İLÇE İL GENEL

Sıra: 1
Katılım: 27

Ortalama: 12,68

Sıra: 3
Katılım: 63

Ortalama: 16,27

Sıra: 17
Katılım: 459

Ortalama: 15,34

Sıra: 24
Katılım: 778

Ortalama: 13,48

Sıra: 1403
Katılım: 64943

Ortalama: 14,85

Türkçe

Soru Sayısı
20

Doğru
14

Yanlış
3

Boş
3

Net
13,00

B Cevap Anahtarı
12345678901234567890

DABCAACCDBCADDCABBDB

DABC ACdDBCAD bAB Dd

Öğr. %65

Sınıf %13

Kurum %18

İlçe %20

İl %17

Genel %49

 

Matematik

Soru Sayısı
20

Doğru
10

Yanlış
2

Boş
8

Net
9,33

B Cevap Anahtarı
12345678901234567890

BBBAACDBDBCADDABBACC

aB  AC   BCADcA  A C

Öğr. %47

Sınıf %5

Kurum %7

İlçe %6

İl %5

Genel %7

 

Fen

Soru Sayısı
20

Doğru
10

Yanlış
5

Boş
5

Net
8,33

B Cevap Anahtarı
12345678901234567890

DDBDABABDAAACCBADDBB

DDB   c DbAA dBbDaBB

Öğr. %42

Sınıf %19

Kurum %19

İlçe %17

İl %15

Genel %6

 

Sosyal Bil.

Soru Sayısı
10

Doğru
5

Yanlış
5

Boş
0

Net
3,33

B Cevap Anahtarı
12345678901234567890

DCBBAAACDA

DbdaAcdCDA

Öğr. %33

Sınıf %23

Kurum %27

İlçe %26

İl %24

Genel %10

 

Din K.ve A.B.

Soru Sayısı
10

Doğru
9

Yanlış
1

Boş
0

Net
8,67

B Cevap Anahtarı
12345678901234567890

CDACDDABAB

aDACDDABAB

Öğr. %87

Sınıf %26

Kurum %39

İlçe %34

İl %30

Genel %11

 

İngilizce

Soru Sayısı
10

Doğru
0

Yanlış
1

Boş
9

Net
-0,33

B Cevap Anahtarı
12345678901234567890

BACDBABACD

      d   

Öğr. %-3

Sınıf %6

Kurum %13

İlçe %10

İl %10

Genel %34

 

SORU ANALİZİ

Türkçe DC ÖC ?

1 METNİN İÇERİĞİNİ YORUMLAR. D D +
2 METİNDEKİ YARDIMCI DÜŞÜNCELERİ BELİRLER. A A +
3 METNİN KONUSUNU BELİRLER. B B +
4 FİİLİN ANLAM ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDE DURULUR. C C +
5 FİİL ÇEKİM EKLERİ ÜZERİNDE DURULUR. A  b
6 KELİMELERİ ANLAMINA UYGUN KULLANIR. A A +
7 METNİN ANA DÜŞÜNCESİNİ BELİRLER. C C +
8 CÜMLENİN İÇERİĞİNİ YORUMLAR. C D -
9 METNİN İÇERİĞİNİ YORUMLAR. D D +
10 METNİN ANA DÜŞÜNCESİNİ BELİRLER B B +

Matematik DC ÖC ?

1 Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. B A -
2 Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. B B +
3 Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. B  b
4 Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. A  b
5 Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. A A +
6 Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. C C +
7 Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer.D  b
8 Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. B  b
9 Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. D  b
10 Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer.B B +

Fen DC ÖC ?

1 Rasathane (gözlemevi) kurulma yerlerinin seçimine ve bu yerlerin taşıdığı şartlara değinilir.D D +
2 Galaksi örnekleri olarak Samanyolu ve Andromeda galaksilerine değinilir. D D +
3 Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. B B +
4 Uzay teknolojilerini açıklar. D  b
5 Hücre organellerinin ayrıntılı yapıları verilmeden sadece isim ve görevlerine değinilirA  b
6 Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır..B  b
7 Türkiye’nin uzaya gönderdiği uydulara ve görevlerine değinilir A C -
8 Dünya'dan bakıldığı şekliyle görülen yıldız gruplarının, isimlendirmesi olan takımyıldızlara değinilirB  b
9 Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. D D +
10 Bulutsu örnekleri verilir A B -

Sosyal Bil. DC ÖC ?

1 Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.D D +
2 Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. C B -
3 Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.B D -
4 Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. B A -
5 İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular.A A +
6 Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.A C -
7 Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. A D -
8 İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir.C C +
9 Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. D D +
10 Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. A A +

Din K.ve A.B. DC ÖC ?

1 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır C A -
2 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır D D +
3 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır A A +
4 7.1.1. Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. C C +
5 7.1.4. Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. D D +
6 7.1.3. Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. D D +
7 7.1.4. Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. A A +
8 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır B B +
9 7.1.1. Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. A A +
10 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır B B +

İngilizce DC ÖC ?

1 Students will be able to talk about routines/daily activities B  b
2 Students will be able to understand short and simple texts on sports. A  b
3 Students will be able to understand short and simple texts on sports. C  b
4 Students will be able to write simple pieces to compare people. D  b
5 Students will be able to talk about other people’s appearances. B  b
6 Students will be able to talk about other people’s appearances and personalities.A  b
7 Students will be able to understand a simple text about appearances. B D -
8 Students will be able to understand a simple text about personalities. A  b
9 Students will be able to report on personalities of other people. C  b



7. SINIF 1.DENEME

ŞIRNAK / ŞIRNAK MERKEZ
Atatürk Ortaokulu

364 - RANA UÇAR
7A

171,433

90 24 48 18 9

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Başarı %

ŞUBE KURUM İLÇE İL GENEL

Sıra: 10
Katılım: 27

Ortalama: 12,68

Sıra: 29
Katılım: 63

Ortalama: 16,27

Sıra: 203
Katılım: 459

Ortalama: 15,34

Sıra: 291
Katılım: 778

Ortalama: 13,48

Sıra: 23323
Katılım: 64943

Ortalama: 14,85

Türkçe

Soru Sayısı
20

Doğru
5

Yanlış
9

Boş
6

Net
2,00

B Cevap Anahtarı
12345678901234567890

DABCAACCDBCADDCABBDB

  BCbbd baCd cC dBc 

Öğr. %10

Sınıf %13

Kurum %18

İlçe %20

İl %17

Genel %49

 

Matematik

Soru Sayısı
20

Doğru
8

Yanlış
8

Boş
4

Net
5,33

B Cevap Anahtarı
12345678901234567890

BBBAACDBDBCADDABBACC

Ba AACacDabdDcA  bC 

Öğr. %27

Sınıf %5

Kurum %7

İlçe %6

İl %5

Genel %7

 

Fen

Soru Sayısı
20

Doğru
6

Yanlış
10

Boş
4

Net
2,67

B Cevap Anahtarı
12345678901234567890

DDBDABABDAAACCBADDBB

D B AdAc dbbCd cbaBd

Öğr. %13

Sınıf %19

Kurum %19

İlçe %17

İl %15

Genel %6

 

Sosyal Bil.

Soru Sayısı
10

Doğru
0

Yanlış
9

Boş
1

Net
-3,00

B Cevap Anahtarı
12345678901234567890

DCBBAAACDA

 bcdbddaac

Öğr. %-30

Sınıf %23

Kurum %27

İlçe %26

İl %24

Genel %10

 

Din K.ve A.B.

Soru Sayısı
10

Doğru
3

Yanlış
4

Boş
3

Net
1,67

B Cevap Anahtarı
12345678901234567890

CDACDDABAB

  cbcDA Ac

Öğr. %17

Sınıf %26

Kurum %39

İlçe %34

İl %30

Genel %11

 

İngilizce

Soru Sayısı
10

Doğru
2

Yanlış
8

Boş
0

Net
-0,67

B Cevap Anahtarı
12345678901234567890

BACDBABACD

abCDaddbdc

Öğr. %-7

Sınıf %6

Kurum %13

İlçe %10

İl %10

Genel %34

 

SORU ANALİZİ

Türkçe DC ÖC ?

1 METNİN İÇERİĞİNİ YORUMLAR. D  b
2 METİNDEKİ YARDIMCI DÜŞÜNCELERİ BELİRLER. A  b
3 METNİN KONUSUNU BELİRLER. B B +
4 FİİLİN ANLAM ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDE DURULUR. C C +
5 FİİL ÇEKİM EKLERİ ÜZERİNDE DURULUR. A B -
6 KELİMELERİ ANLAMINA UYGUN KULLANIR. A B -
7 METNİN ANA DÜŞÜNCESİNİ BELİRLER. C D -
8 CÜMLENİN İÇERİĞİNİ YORUMLAR. C  b
9 METNİN İÇERİĞİNİ YORUMLAR. D B -
10 METNİN ANA DÜŞÜNCESİNİ BELİRLER B A -

Matematik DC ÖC ?

1 Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. B B +
2 Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. B A -
3 Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. B  b
4 Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. A A +
5 Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. A A +
6 Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. C C +
7 Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer.D A -
8 Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. B C -
9 Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. D D +
10 Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer.B A -

Fen DC ÖC ?

1 Rasathane (gözlemevi) kurulma yerlerinin seçimine ve bu yerlerin taşıdığı şartlara değinilir.D D +
2 Galaksi örnekleri olarak Samanyolu ve Andromeda galaksilerine değinilir. D  b
3 Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. B B +
4 Uzay teknolojilerini açıklar. D  b
5 Hücre organellerinin ayrıntılı yapıları verilmeden sadece isim ve görevlerine değinilirA A +
6 Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır..B D -
7 Türkiye’nin uzaya gönderdiği uydulara ve görevlerine değinilir A A +
8 Dünya'dan bakıldığı şekliyle görülen yıldız gruplarının, isimlendirmesi olan takımyıldızlara değinilirB C -
9 Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. D  b
10 Bulutsu örnekleri verilir A D -

Sosyal Bil. DC ÖC ?

1 Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.D  b
2 Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. C B -
3 Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.B C -
4 Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. B D -
5 İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular.A B -
6 Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.A D -
7 Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. A D -
8 İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir.C A -
9 Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. D A -
10 Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. A C -

Din K.ve A.B. DC ÖC ?

1 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır C  b
2 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır D  b
3 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır A C -
4 7.1.1. Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. C B -
5 7.1.4. Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. D C -
6 7.1.3. Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. D D +
7 7.1.4. Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. A A +
8 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır B  b
9 7.1.1. Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. A A +
10 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır B C -

İngilizce DC ÖC ?

1 Students will be able to talk about routines/daily activities B A -
2 Students will be able to understand short and simple texts on sports. A B -
3 Students will be able to understand short and simple texts on sports. C C +
4 Students will be able to write simple pieces to compare people. D D +
5 Students will be able to talk about other people’s appearances. B A -
6 Students will be able to talk about other people’s appearances and personalities.A D -
7 Students will be able to understand a simple text about appearances. B D -
8 Students will be able to understand a simple text about personalities. A B -
9 Students will be able to report on personalities of other people. C D -



7. SINIF 1.DENEME

ŞIRNAK / ŞIRNAK MERKEZ
Atatürk Ortaokulu

365 - RAVZ* UR
7A

148,964

90 28 55 7 11

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Başarı %

ŞUBE KURUM İLÇE İL GENEL

Sıra: 14
Katılım: 27

Ortalama: 12,68

Sıra: 36
Katılım: 63

Ortalama: 16,27

Sıra: 256
Katılım: 459

Ortalama: 15,34

Sıra: 377
Katılım: 778

Ortalama: 13,48

Sıra: 45103
Katılım: 64943

Ortalama: 14,85

Türkçe

Soru Sayısı
20

Doğru
9

Yanlış
10

Boş
1

Net
5,67

A Cevap Anahtarı
12345678901234567890

BDCACBDBCAACDACDBBAD

caCACBcBddAd dCbBaAc

Öğr. %28

Sınıf %13

Kurum %18

İlçe %20

İl %17

Genel %49

 

Matematik

Soru Sayısı
20

Doğru
3

Yanlış
17

Boş
0

Net
-2,67

A Cevap Anahtarı
12345678901234567890

CBDDBACABBBACCADDABB

dcaadcCdadacabcaDcBc

Öğr. %-13

Sınıf %5

Kurum %7

İlçe %6

İl %5

Genel %7

 

Fen

Soru Sayısı
20

Doğru
7

Yanlış
8

Boş
5

Net
4,33

A Cevap Anahtarı
12345678901234567890

DBADBDADBABCCAABBADD

cddDBDAc     bddcADD

Öğr. %22

Sınıf %19

Kurum %19

İlçe %17

İl %15

Genel %6

 

Sosyal Bil.

Soru Sayısı
10

Doğru
5

Yanlış
5

Boş
0

Net
3,33

A Cevap Anahtarı
12345678901234567890

CADDBCBAAA

CbDDBdccAb

Öğr. %33

Sınıf %23

Kurum %27

İlçe %26

İl %24

Genel %10

 

Din K.ve A.B.

Soru Sayısı
10

Doğru
3

Yanlış
6

Boş
1

Net
1,00

A Cevap Anahtarı
12345678901234567890

BBACADDCAD

Bddadcc AD

Öğr. %10

Sınıf %26

Kurum %39

İlçe %34

İl %30

Genel %11

 

İngilizce

Soru Sayısı
10

Doğru
1

Yanlış
9

Boş
0

Net
-2,00

A Cevap Anahtarı
12345678901234567890

DBACCABDAB

cddbCdaaba

Öğr. %-20

Sınıf %6

Kurum %13

İlçe %10

İl %10

Genel %34

 

SORU ANALİZİ

Türkçe DC ÖC ?

1 METİNDEKİ SÖZ SANATLARINI TESPİT EDER. B C -
2 BAĞLAMDAN YARALANARAK BİLMEDİĞİ KELİME VE KELİME GRUPLARININ ANLAMLARINI TAHMİN EDER.D A -
3 CÜMLENİN İÇERİĞİNİ YORUMLAR. C C +
4 DEYİM VE ATASÖZLERİNİN METNE KATKISINI BELİRLER. A A +
5 METNİN  HİKAYE UNSURLARINI  BELİRLER. C C +
6 METNİN ANA DÜŞÜNCESİNİ BELİRLER B B +
7 METNİN İÇERİĞİNİ YORUMLAR. D C -
8 METNİN KONUSUNU BELİRLER. B B +
9 METNİN ANA DÜŞÜNCESİNİ BELİRLER. C D -
10 KELİMELERİ ANLAMINA UYGUN KULLANIR. A D -

Matematik DC ÖC ?

1 Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer.C D -
2 Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer.B C -
3 Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer.D A -
4 Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. D A -
5 Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. B D -
6 Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. A C -
7 Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. C C +
8 Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. A D -
9 Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. B A -
10 Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. B D -

Fen DC ÖC ?

1 Uzay teknolojilerini açıklar. D C -
2 Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır..B D -
3 Hücre organellerinin ayrıntılı yapıları verilmeden sadece isim ve görevlerine değinilirA D -
4 Rasathane (gözlemevi) kurulma yerlerinin seçimine ve bu yerlerin taşıdığı şartlara değinilir.D D +
5 Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. B B +
6 Galaksi örnekleri olarak Samanyolu ve Andromeda galaksilerine değinilir. D D +
7 Bulutsu örnekleri verilir A A +
8 Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. D C -
9 Dünya'dan bakıldığı şekliyle görülen yıldız gruplarının, isimlendirmesi olan takımyıldızlara değinilirB  b
10 Türkiye’nin uzaya gönderdiği uydulara ve görevlerine değinilir A  b

Sosyal Bil. DC ÖC ?

1 İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir.C C +
2 Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. A B -
3 Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. D D +
4 Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.D D +
5 Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.B B +
6 Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. C D -
7 Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. B C -
8 Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. A C -
9 Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.A A +
10 İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular.A B -

Din K.ve A.B. DC ÖC ?

1 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır B B +
2 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır B D -
3 7.1.1. Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. A D -
4 7.1.1. Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. C A -
5 7.1.4. Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. A D -
6 7.1.3. Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. D C -
7 7.1.4. Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. D C -
8 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır C  b
9 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır A A +
10 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır D D +

İngilizce DC ÖC ?

1 Students will be able to understand a simple text about appearances and personalities.D C -
2 Students will be able to understand a simple text about appearances. B D -
3 Students will be able to understand a simple text about personalities. A D -
4 Students will be able to report on personalities of other people. C B -
5 Students will be able to understand short and simple texts on sports. C C +
6 Students will be able to talk about other people’s appearances and personalities.A D -
7 Students will be able to talk about other people’s appearances. B A -
8 Students will be able to write simple pieces to compare people. D A -
9 Students will be able to understand short and simple texts on sports. A B -



7. SINIF 1.DENEME

ŞIRNAK / ŞIRNAK MERKEZ
Atatürk Ortaokulu

370 - ROZERİN BAŞAK
7A

154,498

90 22 28 40 14

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Başarı %

ŞUBE KURUM İLÇE İL GENEL

Sıra: 12
Katılım: 27

Ortalama: 12,68

Sıra: 34
Katılım: 63

Ortalama: 16,27

Sıra: 239
Katılım: 459

Ortalama: 15,34

Sıra: 349
Katılım: 778

Ortalama: 13,48

Sıra: 37886
Katılım: 64943

Ortalama: 14,85

Türkçe

Soru Sayısı
20

Doğru
2

Yanlış
13

Boş
5

Net
-2,33

B Cevap Anahtarı
12345678901234567890

DABCAACCDBCADDCABBDB

c cCdbaacaC  aadd a 

Öğr. %-12

Sınıf %13

Kurum %18

İlçe %20

İl %17

Genel %49

 

Matematik

Soru Sayısı
20

Doğru
2

Yanlış
2

Boş
16

Net
1,33

B Cevap Anahtarı
12345678901234567890

BBBAACDBDBCADDABBACC

cd  AC              

Öğr. %7

Sınıf %5

Kurum %7

İlçe %6

İl %5

Genel %7

 

Fen

Soru Sayısı
20

Doğru
8

Yanlış
7

Boş
5

Net
5,67

B Cevap Anahtarı
12345678901234567890

DDBDABABDAAACCBADDBB

DDBcb  Bbc Ab BbD Ba

Öğr. %28

Sınıf %19

Kurum %19

İlçe %17

İl %15

Genel %6

 

Sosyal Bil.

Soru Sayısı
10

Doğru
4

Yanlış
4

Boş
2

Net
2,67

B Cevap Anahtarı
12345678901234567890

DCBBAAACDA

cbddA  CDA

Öğr. %27

Sınıf %23

Kurum %27

İlçe %26

İl %24

Genel %10

 

Din K.ve A.B.

Soru Sayısı
10

Doğru
6

Yanlış
2

Boş
2

Net
5,33

B Cevap Anahtarı
12345678901234567890

CDACDDABAB

CDACaD c B

Öğr. %53

Sınıf %26

Kurum %39

İlçe %34

İl %30

Genel %11

 

SORU ANALİZİ

Türkçe DC ÖC ?

1 METNİN İÇERİĞİNİ YORUMLAR. D C -
2 METİNDEKİ YARDIMCI DÜŞÜNCELERİ BELİRLER. A  b
3 METNİN KONUSUNU BELİRLER. B C -
4 FİİLİN ANLAM ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDE DURULUR. C C +
5 FİİL ÇEKİM EKLERİ ÜZERİNDE DURULUR. A D -
6 KELİMELERİ ANLAMINA UYGUN KULLANIR. A B -
7 METNİN ANA DÜŞÜNCESİNİ BELİRLER. C A -
8 CÜMLENİN İÇERİĞİNİ YORUMLAR. C A -
9 METNİN İÇERİĞİNİ YORUMLAR. D C -
10 METNİN ANA DÜŞÜNCESİNİ BELİRLER B A -

Matematik DC ÖC ?

1 Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. B C -
2 Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. B D -
3 Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. B  b
4 Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. A  b
5 Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. A A +
6 Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. C C +
7 Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer.D  b
8 Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. B  b
9 Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. D  b
10 Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer.B  b

Fen DC ÖC ?

1 Rasathane (gözlemevi) kurulma yerlerinin seçimine ve bu yerlerin taşıdığı şartlara değinilir.D D +
2 Galaksi örnekleri olarak Samanyolu ve Andromeda galaksilerine değinilir. D D +
3 Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. B B +
4 Uzay teknolojilerini açıklar. D C -
5 Hücre organellerinin ayrıntılı yapıları verilmeden sadece isim ve görevlerine değinilirA B -
6 Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır..B  b
7 Türkiye’nin uzaya gönderdiği uydulara ve görevlerine değinilir A  b
8 Dünya'dan bakıldığı şekliyle görülen yıldız gruplarının, isimlendirmesi olan takımyıldızlara değinilirB B +
9 Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. D B -
10 Bulutsu örnekleri verilir A C -

Sosyal Bil. DC ÖC ?

1 Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.D C -
2 Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. C B -
3 Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.B D -
4 Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. B D -
5 İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular.A A +
6 Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.A  b
7 Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. A  b
8 İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir.C C +
9 Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. D D +
10 Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. A A +

Din K.ve A.B. DC ÖC ?

1 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır C C +
2 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır D D +
3 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır A A +
4 7.1.1. Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. C C +
5 7.1.4. Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. D A -
6 7.1.3. Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. D D +
7 7.1.4. Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. A  b
8 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır B C -
9 7.1.1. Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. A  b
10 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır B B +



7. SINIF 1.DENEME

ŞIRNAK / ŞIRNAK MERKEZ
Atatürk Ortaokulu

271 - SENE M Ü STÜN
7A

57,022

90 13 60 17 -8

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Başarı %

ŞUBE KURUM İLÇE İL GENEL

Sıra: 26
Katılım: 27

Ortalama: 12,68

Sıra: 61
Katılım: 63

Ortalama: 16,27

Sıra: 444
Katılım: 459

Ortalama: 15,34

Sıra: 753
Katılım: 778

Ortalama: 13,48

Sıra: 64868
Katılım: 64943

Ortalama: 14,85

Türkçe

Soru Sayısı
20

Doğru
4

Yanlış
12

Boş
4

Net
0,00

B Cevap Anahtarı
12345678901234567890

DABCAACCDBCADDCABBDB

adB Acdb aCbDa bcd a

Öğr. %0

Sınıf %13

Kurum %18

İlçe %20

İl %17

Genel %49

 

Matematik

Soru Sayısı
20

Doğru
3

Yanlış
13

Boş
4

Net
-1,33

B Cevap Anahtarı
12345678901234567890

BBBAACDBDBCADDABBACC

Baddbdccac d Db cAd 

Öğr. %-7

Sınıf %5

Kurum %7

İlçe %6

İl %5

Genel %7

 

Fen

Soru Sayısı
20

Doğru
1

Yanlış
15

Boş
4

Net
-4,00

B Cevap Anahtarı
12345678901234567890

DDBDABABDAAACCBADDBB

Dadbc bdadc ab ca cd

Öğr. %-20

Sınıf %19

Kurum %19

İlçe %17

İl %15

Genel %6

 

Sosyal Bil.

Soru Sayısı
10

Doğru
0

Yanlış
8

Boş
2

Net
-2,67

B Cevap Anahtarı
12345678901234567890

DCBBAAACDA

bad c dabc

Öğr. %-27

Sınıf %23

Kurum %27

İlçe %26

İl %24

Genel %10

 

Din K.ve A.B.

Soru Sayısı
10

Doğru
2

Yanlış
7

Boş
1

Net
-0,33

B Cevap Anahtarı
12345678901234567890

CDACDDABAB

badbbD*B a

Öğr. %-3

Sınıf %26

Kurum %39

İlçe %34

İl %30

Genel %11

 

İngilizce

Soru Sayısı
10

Doğru
3

Yanlış
5

Boş
2

Net
1,33

B Cevap Anahtarı
12345678901234567890

BACDBABACD

B CDab cba

Öğr. %13

Sınıf %6

Kurum %13

İlçe %10

İl %10

Genel %34

 

SORU ANALİZİ

Türkçe DC ÖC ?

1 METNİN İÇERİĞİNİ YORUMLAR. D A -
2 METİNDEKİ YARDIMCI DÜŞÜNCELERİ BELİRLER. A D -
3 METNİN KONUSUNU BELİRLER. B B +
4 FİİLİN ANLAM ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDE DURULUR. C  b
5 FİİL ÇEKİM EKLERİ ÜZERİNDE DURULUR. A A +
6 KELİMELERİ ANLAMINA UYGUN KULLANIR. A C -
7 METNİN ANA DÜŞÜNCESİNİ BELİRLER. C D -
8 CÜMLENİN İÇERİĞİNİ YORUMLAR. C B -
9 METNİN İÇERİĞİNİ YORUMLAR. D  b
10 METNİN ANA DÜŞÜNCESİNİ BELİRLER B A -

Matematik DC ÖC ?

1 Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. B B +
2 Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. B A -
3 Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. B D -
4 Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. A D -
5 Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. A B -
6 Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. C D -
7 Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer.D C -
8 Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. B C -
9 Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. D A -
10 Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer.B C -

Fen DC ÖC ?

1 Rasathane (gözlemevi) kurulma yerlerinin seçimine ve bu yerlerin taşıdığı şartlara değinilir.D D +
2 Galaksi örnekleri olarak Samanyolu ve Andromeda galaksilerine değinilir. D A -
3 Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. B D -
4 Uzay teknolojilerini açıklar. D B -
5 Hücre organellerinin ayrıntılı yapıları verilmeden sadece isim ve görevlerine değinilirA C -
6 Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır..B  b
7 Türkiye’nin uzaya gönderdiği uydulara ve görevlerine değinilir A B -
8 Dünya'dan bakıldığı şekliyle görülen yıldız gruplarının, isimlendirmesi olan takımyıldızlara değinilirB D -
9 Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. D A -
10 Bulutsu örnekleri verilir A D -

Sosyal Bil. DC ÖC ?

1 Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.D B -
2 Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. C A -
3 Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.B D -
4 Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. B  b
5 İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular.A C -
6 Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.A  b
7 Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. A D -
8 İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir.C A -
9 Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. D B -
10 Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. A C -

Din K.ve A.B. DC ÖC ?

1 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır C B -
2 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır D A -
3 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır A D -
4 7.1.1. Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. C B -
5 7.1.4. Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. D B -
6 7.1.3. Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. D D +
7 7.1.4. Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. A * -
8 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır B B +
9 7.1.1. Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. A  b
10 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır B A -

İngilizce DC ÖC ?

1 Students will be able to talk about routines/daily activities B B +
2 Students will be able to understand short and simple texts on sports. A  b
3 Students will be able to understand short and simple texts on sports. C C +
4 Students will be able to write simple pieces to compare people. D D +
5 Students will be able to talk about other people’s appearances. B A -
6 Students will be able to talk about other people’s appearances and personalities.A B -
7 Students will be able to understand a simple text about appearances. B  b
8 Students will be able to understand a simple text about personalities. A C -
9 Students will be able to report on personalities of other people. C B -



7. SINIF 1.DENEME

ŞIRNAK / ŞIRNAK MERKEZ
Atatürk Ortaokulu

379 - ŞEVİN İZER
7A

152,538

90 31 59 0 13

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Başarı %

ŞUBE KURUM İLÇE İL GENEL

Sıra: 13
Katılım: 27

Ortalama: 12,68

Sıra: 35
Katılım: 63

Ortalama: 16,27

Sıra: 243
Katılım: 459

Ortalama: 15,34

Sıra: 354
Katılım: 778

Ortalama: 13,48

Sıra: 41074
Katılım: 64943

Ortalama: 14,85

Türkçe

Soru Sayısı
20

Doğru
7

Yanlış
13

Boş
0

Net
2,67

A Cevap Anahtarı
12345678901234567890

BDCACBDBCAACDACDBBAD

cDddCBaBCAbdcAdaacdb

Öğr. %13

Sınıf %13

Kurum %18

İlçe %20

İl %17

Genel %49

 

Matematik

Soru Sayısı
20

Doğru
7

Yanlış
13

Boş
0

Net
2,67

A Cevap Anahtarı
12345678901234567890

CBDDBACABBBACCADDABB

dBcDBbdAaBccbCcacAdc

Öğr. %13

Sınıf %5

Kurum %7

İlçe %6

İl %5

Genel %7

 

Fen

Soru Sayısı
20

Doğru
5

Yanlış
15

Boş
0

Net
0,00

A Cevap Anahtarı
12345678901234567890

DBADBDADBABCCAABBADD

adbaBbcbcABadbcadADb

Öğr. %0

Sınıf %19

Kurum %19

İlçe %17

İl %15

Genel %6

 

Sosyal Bil.

Soru Sayısı
10

Doğru
6

Yanlış
4

Boş
0

Net
4,67

A Cevap Anahtarı
12345678901234567890

CADDBCBAAA

CcDaBCBAdd

Öğr. %47

Sınıf %23

Kurum %27

İlçe %26

İl %24

Genel %10

 

Din K.ve A.B.

Soru Sayısı
10

Doğru
4

Yanlış
6

Boş
0

Net
2,00

A Cevap Anahtarı
12345678901234567890

BBACADDCAD

adcCdaDCbD

Öğr. %20

Sınıf %26

Kurum %39

İlçe %34

İl %30

Genel %11

 

İngilizce

Soru Sayısı
10

Doğru
2

Yanlış
8

Boş
0

Net
-0,67

A Cevap Anahtarı
12345678901234567890

DBACCABDAB

DaddbcdacB

Öğr. %-7

Sınıf %6

Kurum %13

İlçe %10

İl %10

Genel %34

 

SORU ANALİZİ

Türkçe DC ÖC ?

1 METİNDEKİ SÖZ SANATLARINI TESPİT EDER. B C -
2 BAĞLAMDAN YARALANARAK BİLMEDİĞİ KELİME VE KELİME GRUPLARININ ANLAMLARINI TAHMİN EDER.D D +
3 CÜMLENİN İÇERİĞİNİ YORUMLAR. C D -
4 DEYİM VE ATASÖZLERİNİN METNE KATKISINI BELİRLER. A D -
5 METNİN  HİKAYE UNSURLARINI  BELİRLER. C C +
6 METNİN ANA DÜŞÜNCESİNİ BELİRLER B B +
7 METNİN İÇERİĞİNİ YORUMLAR. D A -
8 METNİN KONUSUNU BELİRLER. B B +
9 METNİN ANA DÜŞÜNCESİNİ BELİRLER. C C +
10 KELİMELERİ ANLAMINA UYGUN KULLANIR. A A +

Matematik DC ÖC ?

1 Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer.C D -
2 Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer.B B +
3 Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer.D C -
4 Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. D D +
5 Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. B B +
6 Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. A B -
7 Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. C D -
8 Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. A A +
9 Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. B A -
10 Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. B B +

Fen DC ÖC ?

1 Uzay teknolojilerini açıklar. D A -
2 Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır..B D -
3 Hücre organellerinin ayrıntılı yapıları verilmeden sadece isim ve görevlerine değinilirA B -
4 Rasathane (gözlemevi) kurulma yerlerinin seçimine ve bu yerlerin taşıdığı şartlara değinilir.D A -
5 Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. B B +
6 Galaksi örnekleri olarak Samanyolu ve Andromeda galaksilerine değinilir. D B -
7 Bulutsu örnekleri verilir A C -
8 Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. D B -
9 Dünya'dan bakıldığı şekliyle görülen yıldız gruplarının, isimlendirmesi olan takımyıldızlara değinilirB C -
10 Türkiye’nin uzaya gönderdiği uydulara ve görevlerine değinilir A A +

Sosyal Bil. DC ÖC ?

1 İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir.C C +
2 Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. A C -
3 Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. D D +
4 Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.D A -
5 Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.B B +
6 Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. C C +
7 Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. B B +
8 Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. A A +
9 Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.A D -
10 İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular.A D -

Din K.ve A.B. DC ÖC ?

1 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır B A -
2 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır B D -
3 7.1.1. Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. A C -
4 7.1.1. Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. C C +
5 7.1.4. Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. A D -
6 7.1.3. Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. D A -
7 7.1.4. Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. D D +
8 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır C C +
9 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır A B -
10 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır D D +

İngilizce DC ÖC ?

1 Students will be able to understand a simple text about appearances and personalities.D D +
2 Students will be able to understand a simple text about appearances. B A -
3 Students will be able to understand a simple text about personalities. A D -
4 Students will be able to report on personalities of other people. C D -
5 Students will be able to understand short and simple texts on sports. C B -
6 Students will be able to talk about other people’s appearances and personalities.A C -
7 Students will be able to talk about other people’s appearances. B D -
8 Students will be able to write simple pieces to compare people. D A -
9 Students will be able to understand short and simple texts on sports. A C -



7. SINIF 1.DENEME

ŞIRNAK / ŞIRNAK MERKEZ
Atatürk Ortaokulu

376 - SOZDAR AYAN
7A

226,062

90 34 34 22 25

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Başarı %

ŞUBE KURUM İLÇE İL GENEL

Sıra: 6
Katılım: 27

Ortalama: 12,68

Sıra: 14
Katılım: 63

Ortalama: 16,27

Sıra: 105
Katılım: 459

Ortalama: 15,34

Sıra: 152
Katılım: 778

Ortalama: 13,48

Sıra: 4716
Katılım: 64943

Ortalama: 14,85

Türkçe

Soru Sayısı
20

Doğru
8

Yanlış
7

Boş
5

Net
5,67

B Cevap Anahtarı
12345678901234567890

DABCAACCDBCADDCABBDB

  BdcA dDBCcDad B aB

Öğr. %28

Sınıf %13

Kurum %18

İlçe %20

İl %17

Genel %49

 

Matematik

Soru Sayısı
20

Doğru
3

Yanlış
4

Boş
13

Net
1,67

B Cevap Anahtarı
12345678901234567890

BBBAACDBDBCADDABBACC

d BdA  dDa          

Öğr. %8

Sınıf %5

Kurum %7

İlçe %6

İl %5

Genel %7

 

Fen

Soru Sayısı
20

Doğru
11

Yanlış
8

Boş
1

Net
8,33

B Cevap Anahtarı
12345678901234567890

DDBDABABDAAACCBADDBB

DaBacaABcA ACdBcDDBd

Öğr. %42

Sınıf %19

Kurum %19

İlçe %17

İl %15

Genel %6

 

Sosyal Bil.

Soru Sayısı
10

Doğru
4

Yanlış
5

Boş
1

Net
2,33

B Cevap Anahtarı
12345678901234567890

DCBBAAACDA

 CcdAccCbA

Öğr. %23

Sınıf %23

Kurum %27

İlçe %26

İl %24

Genel %10

 

Din K.ve A.B.

Soru Sayısı
10

Doğru
4

Yanlış
4

Boş
2

Net
2,67

B Cevap Anahtarı
12345678901234567890

CDACDDABAB

 DAC bdacB

Öğr. %27

Sınıf %26

Kurum %39

İlçe %34

İl %30

Genel %11

 

İngilizce

Soru Sayısı
10

Doğru
4

Yanlış
6

Boş
0

Net
2,00

B Cevap Anahtarı
12345678901234567890

BACDBABACD

BAdcabBcaD

Öğr. %20

Sınıf %6

Kurum %13

İlçe %10

İl %10

Genel %34

 

SORU ANALİZİ

Türkçe DC ÖC ?

1 METNİN İÇERİĞİNİ YORUMLAR. D  b
2 METİNDEKİ YARDIMCI DÜŞÜNCELERİ BELİRLER. A  b
3 METNİN KONUSUNU BELİRLER. B B +
4 FİİLİN ANLAM ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDE DURULUR. C D -
5 FİİL ÇEKİM EKLERİ ÜZERİNDE DURULUR. A C -
6 KELİMELERİ ANLAMINA UYGUN KULLANIR. A A +
7 METNİN ANA DÜŞÜNCESİNİ BELİRLER. C  b
8 CÜMLENİN İÇERİĞİNİ YORUMLAR. C D -
9 METNİN İÇERİĞİNİ YORUMLAR. D D +
10 METNİN ANA DÜŞÜNCESİNİ BELİRLER B B +

Matematik DC ÖC ?

1 Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. B D -
2 Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. B  b
3 Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. B B +
4 Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. A D -
5 Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. A A +
6 Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. C  b
7 Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer.D  b
8 Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. B D -
9 Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. D D +
10 Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer.B A -

Fen DC ÖC ?

1 Rasathane (gözlemevi) kurulma yerlerinin seçimine ve bu yerlerin taşıdığı şartlara değinilir.D D +
2 Galaksi örnekleri olarak Samanyolu ve Andromeda galaksilerine değinilir. D A -
3 Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. B B +
4 Uzay teknolojilerini açıklar. D A -
5 Hücre organellerinin ayrıntılı yapıları verilmeden sadece isim ve görevlerine değinilirA C -
6 Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır..B A -
7 Türkiye’nin uzaya gönderdiği uydulara ve görevlerine değinilir A A +
8 Dünya'dan bakıldığı şekliyle görülen yıldız gruplarının, isimlendirmesi olan takımyıldızlara değinilirB B +
9 Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. D C -
10 Bulutsu örnekleri verilir A A +

Sosyal Bil. DC ÖC ?

1 Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.D  b
2 Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. C C +
3 Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.B C -
4 Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. B D -
5 İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular.A A +
6 Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.A C -
7 Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. A C -
8 İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir.C C +
9 Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. D B -
10 Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. A A +

Din K.ve A.B. DC ÖC ?

1 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır C  b
2 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır D D +
3 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır A A +
4 7.1.1. Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. C C +
5 7.1.4. Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. D  b
6 7.1.3. Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. D B -
7 7.1.4. Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. A D -
8 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır B A -
9 7.1.1. Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. A C -
10 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır B B +

İngilizce DC ÖC ?

1 Students will be able to talk about routines/daily activities B B +
2 Students will be able to understand short and simple texts on sports. A A +
3 Students will be able to understand short and simple texts on sports. C D -
4 Students will be able to write simple pieces to compare people. D C -
5 Students will be able to talk about other people’s appearances. B A -
6 Students will be able to talk about other people’s appearances and personalities.A B -
7 Students will be able to understand a simple text about appearances. B B +
8 Students will be able to understand a simple text about personalities. A C -
9 Students will be able to report on personalities of other people. C A -



7. SINIF 1.DENEME

ŞIRNAK / ŞIRNAK MERKEZ
Atatürk Ortaokulu

381 - TAYYİP BAYAR
7A

107,427

90 24 66 0 2

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Başarı %

ŞUBE KURUM İLÇE İL GENEL

Sıra: 21
Katılım: 27

Ortalama: 12,68

Sıra: 53
Katılım: 63

Ortalama: 16,27

Sıra: 365
Katılım: 459

Ortalama: 15,34

Sıra: 579
Katılım: 778

Ortalama: 13,48

Sıra: 63796
Katılım: 64943

Ortalama: 14,85

Türkçe

Soru Sayısı
20

Doğru
3

Yanlış
17

Boş
0

Net
-2,67

A Cevap Anahtarı
12345678901234567890

BDCACBDBCAACDACDBBAD

BcbcaaaBacbdDbdaacba

Öğr. %-13

Sınıf %13

Kurum %18

İlçe %20

İl %17

Genel %49

 

Matematik

Soru Sayısı
20

Doğru
6

Yanlış
14

Boş
0

Net
1,33

A Cevap Anahtarı
12345678901234567890

CBDDBACABBBACCADDABB

bcaaBAbbadBbbacDaAdB

Öğr. %7

Sınıf %5

Kurum %7

İlçe %6

İl %5

Genel %7

 

Fen

Soru Sayısı
20

Doğru
6

Yanlış
14

Boş
0

Net
1,33

A Cevap Anahtarı
12345678901234567890

DBADBDADBABCCAABBADD

DadDBbcbBccCacbcaccD

Öğr. %7

Sınıf %19

Kurum %19

İlçe %17

İl %15

Genel %6

 

Sosyal Bil.

Soru Sayısı
10

Doğru
5

Yanlış
5

Boş
0

Net
3,33

A Cevap Anahtarı
12345678901234567890

CADDBCBAAA

CAab*bBAbA

Öğr. %33

Sınıf %23

Kurum %27

İlçe %26

İl %24

Genel %10

 

Din K.ve A.B.

Soru Sayısı
10

Doğru
3

Yanlış
7

Boş
0

Net
0,67

A Cevap Anahtarı
12345678901234567890

BBACADDCAD

aababcaCAD

Öğr. %7

Sınıf %26

Kurum %39

İlçe %34

İl %30

Genel %11

 

İngilizce

Soru Sayısı
10

Doğru
1

Yanlış
9

Boş
0

Net
-2,00

A Cevap Anahtarı
12345678901234567890

DBACCABDAB

cacadcaadB

Öğr. %-20

Sınıf %6

Kurum %13

İlçe %10

İl %10

Genel %34

 

SORU ANALİZİ

Türkçe DC ÖC ?

1 METİNDEKİ SÖZ SANATLARINI TESPİT EDER. B B +
2 BAĞLAMDAN YARALANARAK BİLMEDİĞİ KELİME VE KELİME GRUPLARININ ANLAMLARINI TAHMİN EDER.D C -
3 CÜMLENİN İÇERİĞİNİ YORUMLAR. C B -
4 DEYİM VE ATASÖZLERİNİN METNE KATKISINI BELİRLER. A C -
5 METNİN  HİKAYE UNSURLARINI  BELİRLER. C A -
6 METNİN ANA DÜŞÜNCESİNİ BELİRLER B A -
7 METNİN İÇERİĞİNİ YORUMLAR. D A -
8 METNİN KONUSUNU BELİRLER. B B +
9 METNİN ANA DÜŞÜNCESİNİ BELİRLER. C A -
10 KELİMELERİ ANLAMINA UYGUN KULLANIR. A C -

Matematik DC ÖC ?

1 Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer.C B -
2 Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer.B C -
3 Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer.D A -
4 Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. D A -
5 Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. B B +
6 Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. A A +
7 Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. C B -
8 Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. A B -
9 Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. B A -
10 Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. B D -

Fen DC ÖC ?

1 Uzay teknolojilerini açıklar. D D +
2 Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır..B A -
3 Hücre organellerinin ayrıntılı yapıları verilmeden sadece isim ve görevlerine değinilirA D -
4 Rasathane (gözlemevi) kurulma yerlerinin seçimine ve bu yerlerin taşıdığı şartlara değinilir.D D +
5 Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. B B +
6 Galaksi örnekleri olarak Samanyolu ve Andromeda galaksilerine değinilir. D B -
7 Bulutsu örnekleri verilir A C -
8 Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. D B -
9 Dünya'dan bakıldığı şekliyle görülen yıldız gruplarının, isimlendirmesi olan takımyıldızlara değinilirB B +
10 Türkiye’nin uzaya gönderdiği uydulara ve görevlerine değinilir A C -

Sosyal Bil. DC ÖC ?

1 İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir.C C +
2 Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. A A +
3 Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. D A -
4 Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.D B -
5 Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.B * -
6 Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. C B -
7 Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. B B +
8 Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. A A +
9 Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.A B -
10 İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular.A A +

Din K.ve A.B. DC ÖC ?

1 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır B A -
2 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır B A -
3 7.1.1. Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. A B -
4 7.1.1. Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. C A -
5 7.1.4. Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. A B -
6 7.1.3. Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. D C -
7 7.1.4. Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. D A -
8 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır C C +
9 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır A A +
10 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır D D +

İngilizce DC ÖC ?

1 Students will be able to understand a simple text about appearances and personalities.D C -
2 Students will be able to understand a simple text about appearances. B A -
3 Students will be able to understand a simple text about personalities. A C -
4 Students will be able to report on personalities of other people. C A -
5 Students will be able to understand short and simple texts on sports. C D -
6 Students will be able to talk about other people’s appearances and personalities.A C -
7 Students will be able to talk about other people’s appearances. B A -
8 Students will be able to write simple pieces to compare people. D A -
9 Students will be able to understand short and simple texts on sports. A D -



7. SINIF 1.DENEME

ŞIRNAK / ŞIRNAK MERKEZ
Atatürk Ortaokulu

755 - YAKUP CESUR
7A

104,924

90 23 58 9 4

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Başarı %

ŞUBE KURUM İLÇE İL GENEL

Sıra: 22
Katılım: 27

Ortalama: 12,68

Sıra: 54
Katılım: 63

Ortalama: 16,27

Sıra: 372
Katılım: 459

Ortalama: 15,34

Sıra: 597
Katılım: 778

Ortalama: 13,48

Sıra: 63889
Katılım: 64943

Ortalama: 14,85

Türkçe

Soru Sayısı
20

Doğru
2

Yanlış
16

Boş
2

Net
-3,33

A Cevap Anahtarı
12345678901234567890

BDCACBDBCAACDACDBBAD

acdA cb dbbbadbaBada

Öğr. %-17

Sınıf %13

Kurum %18

İlçe %20

İl %17

Genel %49

 

Matematik

Soru Sayısı
20

Doğru
5

Yanlış
11

Boş
4

Net
1,33

A Cevap Anahtarı
12345678901234567890

CBDDBACABBBACCADDABB

da a  CAdBc bCccDcdc

Öğr. %7

Sınıf %5

Kurum %7

İlçe %6

İl %5

Genel %7

 

Fen

Soru Sayısı
20

Doğru
5

Yanlış
13

Boş
2

Net
0,67

A Cevap Anahtarı
12345678901234567890

DBADBDADBABCCAABBADD

a dDcDc cAcbaAccBcca

Öğr. %3

Sınıf %19

Kurum %19

İlçe %17

İl %15

Genel %6

 

Sosyal Bil.

Soru Sayısı
10

Doğru
5

Yanlış
5

Boş
0

Net
3,33

A Cevap Anahtarı
12345678901234567890

CADDBCBAAA

CADcdCcbbA

Öğr. %33

Sınıf %23

Kurum %27

İlçe %26

İl %24

Genel %10

 

Din K.ve A.B.

Soru Sayısı
10

Doğru
5

Yanlış
4

Boş
1

Net
3,67

A Cevap Anahtarı
12345678901234567890

BBACADDCAD

dBbC abCAD

Öğr. %37

Sınıf %26

Kurum %39

İlçe %34

İl %30

Genel %11

 

İngilizce

Soru Sayısı
10

Doğru
1

Yanlış
9

Boş
0

Net
-2,00

A Cevap Anahtarı
12345678901234567890

DBACCABDAB

badaCdaabd

Öğr. %-20

Sınıf %6

Kurum %13

İlçe %10

İl %10

Genel %34

 

SORU ANALİZİ

Türkçe DC ÖC ?

1 METİNDEKİ SÖZ SANATLARINI TESPİT EDER. B A -
2 BAĞLAMDAN YARALANARAK BİLMEDİĞİ KELİME VE KELİME GRUPLARININ ANLAMLARINI TAHMİN EDER.D C -
3 CÜMLENİN İÇERİĞİNİ YORUMLAR. C D -
4 DEYİM VE ATASÖZLERİNİN METNE KATKISINI BELİRLER. A A +
5 METNİN  HİKAYE UNSURLARINI  BELİRLER. C  b
6 METNİN ANA DÜŞÜNCESİNİ BELİRLER B C -
7 METNİN İÇERİĞİNİ YORUMLAR. D B -
8 METNİN KONUSUNU BELİRLER. B  b
9 METNİN ANA DÜŞÜNCESİNİ BELİRLER. C D -
10 KELİMELERİ ANLAMINA UYGUN KULLANIR. A B -

Matematik DC ÖC ?

1 Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer.C D -
2 Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer.B A -
3 Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer.D  b
4 Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. D A -
5 Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. B  b
6 Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. A  b
7 Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. C C +
8 Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. A A +
9 Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. B D -
10 Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. B B +

Fen DC ÖC ?

1 Uzay teknolojilerini açıklar. D A -
2 Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır..B  b
3 Hücre organellerinin ayrıntılı yapıları verilmeden sadece isim ve görevlerine değinilirA D -
4 Rasathane (gözlemevi) kurulma yerlerinin seçimine ve bu yerlerin taşıdığı şartlara değinilir.D D +
5 Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. B C -
6 Galaksi örnekleri olarak Samanyolu ve Andromeda galaksilerine değinilir. D D +
7 Bulutsu örnekleri verilir A C -
8 Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. D  b
9 Dünya'dan bakıldığı şekliyle görülen yıldız gruplarının, isimlendirmesi olan takımyıldızlara değinilirB C -
10 Türkiye’nin uzaya gönderdiği uydulara ve görevlerine değinilir A A +

Sosyal Bil. DC ÖC ?

1 İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir.C C +
2 Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. A A +
3 Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. D D +
4 Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.D C -
5 Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.B D -
6 Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. C C +
7 Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. B C -
8 Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. A B -
9 Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.A B -
10 İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular.A A +

Din K.ve A.B. DC ÖC ?

1 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır B D -
2 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır B B +
3 7.1.1. Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. A B -
4 7.1.1. Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. C C +
5 7.1.4. Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. A  b
6 7.1.3. Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. D A -
7 7.1.4. Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. D B -
8 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır C C +
9 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır A A +
10 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır D D +

İngilizce DC ÖC ?

1 Students will be able to understand a simple text about appearances and personalities.D B -
2 Students will be able to understand a simple text about appearances. B A -
3 Students will be able to understand a simple text about personalities. A D -
4 Students will be able to report on personalities of other people. C A -
5 Students will be able to understand short and simple texts on sports. C C +
6 Students will be able to talk about other people’s appearances and personalities.A D -
7 Students will be able to talk about other people’s appearances. B A -
8 Students will be able to write simple pieces to compare people. D A -
9 Students will be able to understand short and simple texts on sports. A B -



7. SINIF 1.DENEME

ŞIRNAK / ŞIRNAK MERKEZ
Atatürk Ortaokulu

393 - YILMAZ DENİZ
7A

165,727

90 29 61 0 10

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Başarı %

ŞUBE KURUM İLÇE İL GENEL

Sıra: 11
Katılım: 27

Ortalama: 12,68

Sıra: 30
Katılım: 63

Ortalama: 16,27

Sıra: 216
Katılım: 459

Ortalama: 15,34

Sıra: 310
Katılım: 778

Ortalama: 13,48

Sıra: 28950
Katılım: 64943

Ortalama: 14,85

Türkçe

Soru Sayısı
20

Doğru
6

Yanlış
14

Boş
0

Net
1,33

B Cevap Anahtarı
12345678901234567890

DABCAACCDBCADDCABBDB

bbcCcdbCbadAcDdABccd

Öğr. %7

Sınıf %13

Kurum %18

İlçe %20

İl %17

Genel %49

 

Matematik

Soru Sayısı
20

Doğru
6

Yanlış
14

Boş
0

Net
1,33

B Cevap Anahtarı
12345678901234567890

BBBAACDBDBCADDABBACC

acdbACbcccCcbDdBdbaC

Öğr. %7

Sınıf %5

Kurum %7

İlçe %6

İl %5

Genel %7

 

Fen

Soru Sayısı
20

Doğru
10

Yanlış
10

Boş
0

Net
6,67

B Cevap Anahtarı
12345678901234567890

DDBDABABDAAACCBADDBB

aDBcAccBDAdAbbcAbDBc

Öğr. %33

Sınıf %19

Kurum %19

İlçe %17

İl %15

Genel %6

 

Sosyal Bil.

Soru Sayısı
10

Doğru
4

Yanlış
6

Boş
0

Net
2,00

B Cevap Anahtarı
12345678901234567890

DCBBAAACDA

DCcaAbcCbb

Öğr. %20

Sınıf %23

Kurum %27

İlçe %26

İl %24

Genel %10

 

Din K.ve A.B.

Soru Sayısı
10

Doğru
1

Yanlış
9

Boş
0

Net
-2,00

B Cevap Anahtarı
12345678901234567890

CDACDDABAB

dbAabbccda

Öğr. %-20

Sınıf %26

Kurum %39

İlçe %34

İl %30

Genel %11

 

İngilizce

Soru Sayısı
10

Doğru
2

Yanlış
8

Boş
0

Net
-0,67

B Cevap Anahtarı
12345678901234567890

BACDBABACD

BbdcacacCc

Öğr. %-7

Sınıf %6

Kurum %13

İlçe %10

İl %10

Genel %34

 

SORU ANALİZİ

Türkçe DC ÖC ?

1 METNİN İÇERİĞİNİ YORUMLAR. D B -
2 METİNDEKİ YARDIMCI DÜŞÜNCELERİ BELİRLER. A B -
3 METNİN KONUSUNU BELİRLER. B C -
4 FİİLİN ANLAM ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDE DURULUR. C C +
5 FİİL ÇEKİM EKLERİ ÜZERİNDE DURULUR. A C -
6 KELİMELERİ ANLAMINA UYGUN KULLANIR. A D -
7 METNİN ANA DÜŞÜNCESİNİ BELİRLER. C B -
8 CÜMLENİN İÇERİĞİNİ YORUMLAR. C C +
9 METNİN İÇERİĞİNİ YORUMLAR. D B -
10 METNİN ANA DÜŞÜNCESİNİ BELİRLER B A -

Matematik DC ÖC ?

1 Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. B A -
2 Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. B C -
3 Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. B D -
4 Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. A B -
5 Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. A A +
6 Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. C C +
7 Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer.D B -
8 Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. B C -
9 Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. D C -
10 Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer.B C -

Fen DC ÖC ?

1 Rasathane (gözlemevi) kurulma yerlerinin seçimine ve bu yerlerin taşıdığı şartlara değinilir.D A -
2 Galaksi örnekleri olarak Samanyolu ve Andromeda galaksilerine değinilir. D D +
3 Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. B B +
4 Uzay teknolojilerini açıklar. D C -
5 Hücre organellerinin ayrıntılı yapıları verilmeden sadece isim ve görevlerine değinilirA A +
6 Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır..B C -
7 Türkiye’nin uzaya gönderdiği uydulara ve görevlerine değinilir A C -
8 Dünya'dan bakıldığı şekliyle görülen yıldız gruplarının, isimlendirmesi olan takımyıldızlara değinilirB B +
9 Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. D D +
10 Bulutsu örnekleri verilir A A +

Sosyal Bil. DC ÖC ?

1 Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.D D +
2 Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. C C +
3 Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.B C -
4 Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. B A -
5 İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular.A A +
6 Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.A B -
7 Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. A C -
8 İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir.C C +
9 Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. D B -
10 Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. A B -

Din K.ve A.B. DC ÖC ?

1 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır C D -
2 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır D B -
3 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır A A +
4 7.1.1. Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. C A -
5 7.1.4. Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. D B -
6 7.1.3. Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. D B -
7 7.1.4. Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. A C -
8 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır B C -
9 7.1.1. Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. A D -
10 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır B A -

İngilizce DC ÖC ?

1 Students will be able to talk about routines/daily activities B B +
2 Students will be able to understand short and simple texts on sports. A B -
3 Students will be able to understand short and simple texts on sports. C D -
4 Students will be able to write simple pieces to compare people. D C -
5 Students will be able to talk about other people’s appearances. B A -
6 Students will be able to talk about other people’s appearances and personalities.A C -
7 Students will be able to understand a simple text about appearances. B A -
8 Students will be able to understand a simple text about personalities. A C -
9 Students will be able to report on personalities of other people. C C +



7. SINIF 1.DENEME

ŞIRNAK / ŞIRNAK MERKEZ
Atatürk Ortaokulu

438 - YUSUF GÜNGEN
7A

318,805

90 43 21 26 40

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Başarı %

ŞUBE KURUM İLÇE İL GENEL

Sıra: 2
Katılım: 27

Ortalama: 12,68

Sıra: 5
Katılım: 63

Ortalama: 16,27

Sıra: 25
Katılım: 459

Ortalama: 15,34

Sıra: 35
Katılım: 778

Ortalama: 13,48

Sıra: 1938
Katılım: 64943

Ortalama: 14,85

Türkçe

Soru Sayısı
20

Doğru
10

Yanlış
5

Boş
5

Net
8,33

B Cevap Anahtarı
12345678901234567890

DABCAACCDBCADDCABBDB

DABC A dD C DadAacD 

Öğr. %42

Sınıf %13

Kurum %18

İlçe %20

İl %17

Genel %49

 

Matematik

Soru Sayısı
20

Doğru
10

Yanlış
4

Boş
6

Net
8,67

B Cevap Anahtarı
12345678901234567890

BBBAACDBDBCADDABBACC

B B ACD  BCcDDcB da 

Öğr. %43

Sınıf %5

Kurum %7

İlçe %6

İl %5

Genel %7

 

Fen

Soru Sayısı
20

Doğru
12

Yanlış
6

Boş
2

Net
10,00

B Cevap Anahtarı
12345678901234567890

DDBDABABDAAACCBADDBB

DbB A AcDAccCaBADDBd

Öğr. %50

Sınıf %19

Kurum %19

İlçe %17

İl %15

Genel %6

 

Sosyal Bil.

Soru Sayısı
10

Doğru
3

Yanlış
4

Boş
3

Net
1,67

B Cevap Anahtarı
12345678901234567890

DCBBAAACDA

Dbd Ac C c

Öğr. %17

Sınıf %23

Kurum %27

İlçe %26

İl %24

Genel %10

 

Din K.ve A.B.

Soru Sayısı
10

Doğru
4

Yanlış
1

Boş
5

Net
3,67

B Cevap Anahtarı
12345678901234567890

CDACDDABAB

CD CaD    

Öğr. %37

Sınıf %26

Kurum %39

İlçe %34

İl %30

Genel %11

 

İngilizce

Soru Sayısı
10

Doğru
4

Yanlış
1

Boş
5

Net
3,67

B Cevap Anahtarı
12345678901234567890

BACDBABACD

  CDBAc   

Öğr. %37

Sınıf %6

Kurum %13

İlçe %10

İl %10

Genel %34

 

SORU ANALİZİ

Türkçe DC ÖC ?

1 METNİN İÇERİĞİNİ YORUMLAR. D D +
2 METİNDEKİ YARDIMCI DÜŞÜNCELERİ BELİRLER. A A +
3 METNİN KONUSUNU BELİRLER. B B +
4 FİİLİN ANLAM ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDE DURULUR. C C +
5 FİİL ÇEKİM EKLERİ ÜZERİNDE DURULUR. A  b
6 KELİMELERİ ANLAMINA UYGUN KULLANIR. A A +
7 METNİN ANA DÜŞÜNCESİNİ BELİRLER. C  b
8 CÜMLENİN İÇERİĞİNİ YORUMLAR. C D -
9 METNİN İÇERİĞİNİ YORUMLAR. D D +
10 METNİN ANA DÜŞÜNCESİNİ BELİRLER B  b

Matematik DC ÖC ?

1 Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. B B +
2 Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. B  b
3 Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. B B +
4 Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. A  b
5 Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. A A +
6 Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. C C +
7 Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer.D D +
8 Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. B  b
9 Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. D  b
10 Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer.B B +

Fen DC ÖC ?

1 Rasathane (gözlemevi) kurulma yerlerinin seçimine ve bu yerlerin taşıdığı şartlara değinilir.D D +
2 Galaksi örnekleri olarak Samanyolu ve Andromeda galaksilerine değinilir. D B -
3 Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. B B +
4 Uzay teknolojilerini açıklar. D  b
5 Hücre organellerinin ayrıntılı yapıları verilmeden sadece isim ve görevlerine değinilirA A +
6 Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır..B  b
7 Türkiye’nin uzaya gönderdiği uydulara ve görevlerine değinilir A A +
8 Dünya'dan bakıldığı şekliyle görülen yıldız gruplarının, isimlendirmesi olan takımyıldızlara değinilirB C -
9 Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. D D +
10 Bulutsu örnekleri verilir A A +

Sosyal Bil. DC ÖC ?

1 Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.D D +
2 Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. C B -
3 Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.B D -
4 Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. B  b
5 İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular.A A +
6 Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.A C -
7 Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. A  b
8 İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir.C C +
9 Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. D  b
10 Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. A C -

Din K.ve A.B. DC ÖC ?

1 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır C C +
2 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır D D +
3 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır A  b
4 7.1.1. Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. C C +
5 7.1.4. Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. D A -
6 7.1.3. Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. D D +
7 7.1.4. Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. A  b
8 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır B  b
9 7.1.1. Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. A  b
10 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır B  b

İngilizce DC ÖC ?

1 Students will be able to talk about routines/daily activities B  b
2 Students will be able to understand short and simple texts on sports. A  b
3 Students will be able to understand short and simple texts on sports. C C +
4 Students will be able to write simple pieces to compare people. D D +
5 Students will be able to talk about other people’s appearances. B B +
6 Students will be able to talk about other people’s appearances and personalities.A A +
7 Students will be able to understand a simple text about appearances. B C -
8 Students will be able to understand a simple text about personalities. A  b
9 Students will be able to report on personalities of other people. C  b



7. SINIF 1.DENEME

ŞIRNAK / ŞIRNAK MERKEZ
Atatürk Ortaokulu

375 - ZELİHA TAŞA R
7A

128,522

90 14 24 52 7

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Başarı %

ŞUBE KURUM İLÇE İL GENEL

Sıra: 18
Katılım: 27

Ortalama: 12,68

Sıra: 44
Katılım: 63

Ortalama: 16,27

Sıra: 306
Katılım: 459

Ortalama: 15,34

Sıra: 468
Katılım: 778

Ortalama: 13,48

Sıra: 57518
Katılım: 64943

Ortalama: 14,85

Türkçe

Soru Sayısı
20

Doğru
2

Yanlış
6

Boş
12

Net
0,00

A Cevap Anahtarı
12345678901234567890

BDCACBDBCAACDACDBBAD

a a  B a Ac   b d   

Öğr. %0

Sınıf %13

Kurum %18

İlçe %20

İl %17

Genel %49

 

Matematik

Soru Sayısı
20

Doğru
2

Yanlış
3

Boş
15

Net
1,00

A Cevap Anahtarı
12345678901234567890

CBDDBACABBBACCADDABB

a    c  cB       A  

Öğr. %5

Sınıf %5

Kurum %7

İlçe %6

İl %5

Genel %7

 

Fen

Soru Sayısı
20

Doğru
3

Yanlış
4

Boş
13

Net
1,67

A Cevap Anahtarı
12345678901234567890

DBADBDADBABCCAABBADD

  A  Db  c  bA  d   

Öğr. %8

Sınıf %19

Kurum %19

İlçe %17

İl %15

Genel %6

 

Sosyal Bil.

Soru Sayısı
10

Doğru
1

Yanlış
5

Boş
4

Net
-0,67

A Cevap Anahtarı
12345678901234567890

CADDBCBAAA

 c bad b A

Öğr. %-7

Sınıf %23

Kurum %27

İlçe %26

İl %24

Genel %10

 

Din K.ve A.B.

Soru Sayısı
10

Doğru
3

Yanlış
3

Boş
4

Net
2,00

A Cevap Anahtarı
12345678901234567890

BBACADDCAD

d bCA c  D

Öğr. %20

Sınıf %26

Kurum %39

İlçe %34

İl %30

Genel %11

 

İngilizce

Soru Sayısı
10

Doğru
3

Yanlış
3

Boş
4

Net
2,00

A Cevap Anahtarı
12345678901234567890

DBACCABDAB

 BA a d cB

Öğr. %20

Sınıf %6

Kurum %13

İlçe %10

İl %10

Genel %34

 

SORU ANALİZİ

Türkçe DC ÖC ?

1 METİNDEKİ SÖZ SANATLARINI TESPİT EDER. B A -
2 BAĞLAMDAN YARALANARAK BİLMEDİĞİ KELİME VE KELİME GRUPLARININ ANLAMLARINI TAHMİN EDER.D  b
3 CÜMLENİN İÇERİĞİNİ YORUMLAR. C A -
4 DEYİM VE ATASÖZLERİNİN METNE KATKISINI BELİRLER. A  b
5 METNİN  HİKAYE UNSURLARINI  BELİRLER. C  b
6 METNİN ANA DÜŞÜNCESİNİ BELİRLER B B +
7 METNİN İÇERİĞİNİ YORUMLAR. D  b
8 METNİN KONUSUNU BELİRLER. B A -
9 METNİN ANA DÜŞÜNCESİNİ BELİRLER. C  b
10 KELİMELERİ ANLAMINA UYGUN KULLANIR. A A +

Matematik DC ÖC ?

1 Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer.C A -
2 Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer.B  b
3 Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer.D  b
4 Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. D  b
5 Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. B  b
6 Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. A C -
7 Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. C  b
8 Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. A  b
9 Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. B C -
10 Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. B B +

Fen DC ÖC ?

1 Uzay teknolojilerini açıklar. D  b
2 Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır..B  b
3 Hücre organellerinin ayrıntılı yapıları verilmeden sadece isim ve görevlerine değinilirA A +
4 Rasathane (gözlemevi) kurulma yerlerinin seçimine ve bu yerlerin taşıdığı şartlara değinilir.D  b
5 Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. B  b
6 Galaksi örnekleri olarak Samanyolu ve Andromeda galaksilerine değinilir. D D +
7 Bulutsu örnekleri verilir A B -
8 Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. D  b
9 Dünya'dan bakıldığı şekliyle görülen yıldız gruplarının, isimlendirmesi olan takımyıldızlara değinilirB  b
10 Türkiye’nin uzaya gönderdiği uydulara ve görevlerine değinilir A C -

Sosyal Bil. DC ÖC ?

1 İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir.C  b
2 Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. A C -
3 Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. D  b
4 Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.D B -
5 Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.B A -
6 Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. C D -
7 Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. B  b
8 Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. A B -
9 Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.A  b
10 İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular.A A +

Din K.ve A.B. DC ÖC ?

1 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır B D -
2 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır B  b
3 7.1.1. Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. A B -
4 7.1.1. Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. C C +
5 7.1.4. Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. A A +
6 7.1.3. Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. D  b
7 7.1.4. Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. D C -
8 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır C  b
9 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır A  b
10 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır D D +

İngilizce DC ÖC ?

1 Students will be able to understand a simple text about appearances and personalities.D  b
2 Students will be able to understand a simple text about appearances. B B +
3 Students will be able to understand a simple text about personalities. A A +
4 Students will be able to report on personalities of other people. C  b
5 Students will be able to understand short and simple texts on sports. C A -
6 Students will be able to talk about other people’s appearances and personalities.A  b
7 Students will be able to talk about other people’s appearances. B D -
8 Students will be able to write simple pieces to compare people. D  b
9 Students will be able to understand short and simple texts on sports. A C -



7. SINIF 1.DENEME

ŞIRNAK / ŞIRNAK MERKEZ
Atatürk Ortaokulu

278 - ALİ SEVİM
7B

286,513

90 44 26 20 39

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Başarı %

ŞUBE KURUM İLÇE İL GENEL

Sıra: 4
Katılım: 18

Ortalama: 20,56

Sıra: 11
Katılım: 63

Ortalama: 16,27

Sıra: 52
Katılım: 459

Ortalama: 15,34

Sıra: 72
Katılım: 778

Ortalama: 13,48

Sıra: 2716
Katılım: 64943

Ortalama: 14,85

Türkçe

Soru Sayısı
20

Doğru
13

Yanlış
6

Boş
1

Net
11,00

B Cevap Anahtarı
12345678901234567890

DABCAACCDBCADDCABBDB

DABC ACCDaCADadbadDB

Öğr. %55

Sınıf %21

Kurum %18

İlçe %20

İl %17

Genel %49

 

Matematik

Soru Sayısı
20

Doğru
5

Yanlış
7

Boş
8

Net
2,67

B Cevap Anahtarı
12345678901234567890

BBBAACDBDBCADDABBACC

aB bbd  DBCcD b    a

Öğr. %13

Sınıf %8

Kurum %7

İlçe %6

İl %5

Genel %7

 

Fen

Soru Sayısı
20

Doğru
12

Yanlış
8

Boş
0

Net
9,33

B Cevap Anahtarı
12345678901234567890

DDBDABABDAAACCBADDBB

bbBcAB*dcAAcCCBbDDBB

Öğr. %47

Sınıf %22

Kurum %19

İlçe %17

İl %15

Genel %6

 

Sosyal Bil.

Soru Sayısı
10

Doğru
5

Yanlış
3

Boş
2

Net
4,00

B Cevap Anahtarı
12345678901234567890

DCBBAAACDA

c BBA dCbA

Öğr. %40

Sınıf %35

Kurum %27

İlçe %26

İl %24

Genel %10

 

Din K.ve A.B.

Soru Sayısı
10

Doğru
8

Yanlış
1

Boş
1

Net
7,67

B Cevap Anahtarı
12345678901234567890

CDACDDABAB

CDACaDAB B

Öğr. %77

Sınıf %52

Kurum %39

İlçe %34

İl %30

Genel %11

 

İngilizce

Soru Sayısı
10

Doğru
1

Yanlış
1

Boş
8

Net
0,67

B Cevap Anahtarı
12345678901234567890

BACDBABACD

  C      a

Öğr. %7

Sınıf %17

Kurum %13

İlçe %10

İl %10

Genel %34

 

SORU ANALİZİ

Türkçe DC ÖC ?

1 METNİN İÇERİĞİNİ YORUMLAR. D D +
2 METİNDEKİ YARDIMCI DÜŞÜNCELERİ BELİRLER. A A +
3 METNİN KONUSUNU BELİRLER. B B +
4 FİİLİN ANLAM ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDE DURULUR. C C +
5 FİİL ÇEKİM EKLERİ ÜZERİNDE DURULUR. A  b
6 KELİMELERİ ANLAMINA UYGUN KULLANIR. A A +
7 METNİN ANA DÜŞÜNCESİNİ BELİRLER. C C +
8 CÜMLENİN İÇERİĞİNİ YORUMLAR. C C +
9 METNİN İÇERİĞİNİ YORUMLAR. D D +
10 METNİN ANA DÜŞÜNCESİNİ BELİRLER B A -

Matematik DC ÖC ?

1 Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. B A -
2 Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. B B +
3 Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. B  b
4 Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. A B -
5 Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. A B -
6 Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. C D -
7 Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer.D  b
8 Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. B  b
9 Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. D D +
10 Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer.B B +

Fen DC ÖC ?

1 Rasathane (gözlemevi) kurulma yerlerinin seçimine ve bu yerlerin taşıdığı şartlara değinilir.D B -
2 Galaksi örnekleri olarak Samanyolu ve Andromeda galaksilerine değinilir. D B -
3 Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. B B +
4 Uzay teknolojilerini açıklar. D C -
5 Hücre organellerinin ayrıntılı yapıları verilmeden sadece isim ve görevlerine değinilirA A +
6 Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır..B B +
7 Türkiye’nin uzaya gönderdiği uydulara ve görevlerine değinilir A * -
8 Dünya'dan bakıldığı şekliyle görülen yıldız gruplarının, isimlendirmesi olan takımyıldızlara değinilirB D -
9 Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. D C -
10 Bulutsu örnekleri verilir A A +

Sosyal Bil. DC ÖC ?

1 Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.D C -
2 Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. C  b
3 Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.B B +
4 Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. B B +
5 İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular.A A +
6 Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.A  b
7 Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. A D -
8 İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir.C C +
9 Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. D B -
10 Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. A A +

Din K.ve A.B. DC ÖC ?

1 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır C C +
2 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır D D +
3 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır A A +
4 7.1.1. Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. C C +
5 7.1.4. Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. D A -
6 7.1.3. Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. D D +
7 7.1.4. Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. A A +
8 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır B B +
9 7.1.1. Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. A  b
10 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır B B +

İngilizce DC ÖC ?

1 Students will be able to talk about routines/daily activities B  b
2 Students will be able to understand short and simple texts on sports. A  b
3 Students will be able to understand short and simple texts on sports. C C +
4 Students will be able to write simple pieces to compare people. D  b
5 Students will be able to talk about other people’s appearances. B  b
6 Students will be able to talk about other people’s appearances and personalities.A  b
7 Students will be able to understand a simple text about appearances. B  b
8 Students will be able to understand a simple text about personalities. A  b
9 Students will be able to report on personalities of other people. C  b



7. SINIF 1.DENEME

ŞIRNAK / ŞIRNAK MERKEZ
Atatürk Ortaokulu

60 - BAGER KATAR
7B

148,090

90 32 58 0 14

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Başarı %

ŞUBE KURUM İLÇE İL GENEL

Sıra: 12
Katılım: 18

Ortalama: 20,56

Sıra: 38
Katılım: 63

Ortalama: 16,27

Sıra: 260
Katılım: 459

Ortalama: 15,34

Sıra: 382
Katılım: 778

Ortalama: 13,48

Sıra: 45133
Katılım: 64943

Ortalama: 14,85

Türkçe

Soru Sayısı
20

Doğru
8

Yanlış
12

Boş
0

Net
4,00

B Cevap Anahtarı
12345678901234567890

DABCAACCDBCADDCABBDB

DABdAcbaDBdAbadbdaDc

Öğr. %20

Sınıf %21

Kurum %18

İlçe %20

İl %17

Genel %49

 

Matematik

Soru Sayısı
20

Doğru
6

Yanlış
14

Boş
0

Net
1,33

B Cevap Anahtarı
12345678901234567890

BBBAACDBDBCADDABBACC

addAAdcdDBabcDcdabCb

Öğr. %7

Sınıf %8

Kurum %7

İlçe %6

İl %5

Genel %7

 

Fen

Soru Sayısı
20

Doğru
4

Yanlış
16

Boş
0

Net
-1,33

B Cevap Anahtarı
12345678901234567890

DDBDABABDAAACCBADDBB

ccacdaAdbdcACbdcaadB

Öğr. %-7

Sınıf %22

Kurum %19

İlçe %17

İl %15

Genel %6

 

Sosyal Bil.

Soru Sayısı
10

Doğru
5

Yanlış
5

Boş
0

Net
3,33

B Cevap Anahtarı
12345678901234567890

DCBBAAACDA

aCddAcbCDA

Öğr. %33

Sınıf %35

Kurum %27

İlçe %26

İl %24

Genel %10

 

Din K.ve A.B.

Soru Sayısı
10

Doğru
4

Yanlış
6

Boş
0

Net
2,00

B Cevap Anahtarı
12345678901234567890

CDACDDABAB

CcbCcaAdbB

Öğr. %20

Sınıf %52

Kurum %39

İlçe %34

İl %30

Genel %11

 

İngilizce

Soru Sayısı
10

Doğru
5

Yanlış
5

Boş
0

Net
3,33

B Cevap Anahtarı
12345678901234567890

BACDBABACD

dbCcadBACD

Öğr. %33

Sınıf %17

Kurum %13

İlçe %10

İl %10

Genel %34

 

SORU ANALİZİ

Türkçe DC ÖC ?

1 METNİN İÇERİĞİNİ YORUMLAR. D D +
2 METİNDEKİ YARDIMCI DÜŞÜNCELERİ BELİRLER. A A +
3 METNİN KONUSUNU BELİRLER. B B +
4 FİİLİN ANLAM ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDE DURULUR. C D -
5 FİİL ÇEKİM EKLERİ ÜZERİNDE DURULUR. A A +
6 KELİMELERİ ANLAMINA UYGUN KULLANIR. A C -
7 METNİN ANA DÜŞÜNCESİNİ BELİRLER. C B -
8 CÜMLENİN İÇERİĞİNİ YORUMLAR. C A -
9 METNİN İÇERİĞİNİ YORUMLAR. D D +
10 METNİN ANA DÜŞÜNCESİNİ BELİRLER B B +

Matematik DC ÖC ?

1 Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. B A -
2 Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. B D -
3 Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. B D -
4 Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. A A +
5 Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. A A +
6 Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. C D -
7 Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer.D C -
8 Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. B D -
9 Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. D D +
10 Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer.B B +

Fen DC ÖC ?

1 Rasathane (gözlemevi) kurulma yerlerinin seçimine ve bu yerlerin taşıdığı şartlara değinilir.D C -
2 Galaksi örnekleri olarak Samanyolu ve Andromeda galaksilerine değinilir. D C -
3 Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. B A -
4 Uzay teknolojilerini açıklar. D C -
5 Hücre organellerinin ayrıntılı yapıları verilmeden sadece isim ve görevlerine değinilirA D -
6 Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır..B A -
7 Türkiye’nin uzaya gönderdiği uydulara ve görevlerine değinilir A A +
8 Dünya'dan bakıldığı şekliyle görülen yıldız gruplarının, isimlendirmesi olan takımyıldızlara değinilirB D -
9 Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. D B -
10 Bulutsu örnekleri verilir A D -

Sosyal Bil. DC ÖC ?

1 Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.D A -
2 Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. C C +
3 Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.B D -
4 Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. B D -
5 İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular.A A +
6 Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.A C -
7 Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. A B -
8 İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir.C C +
9 Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. D D +
10 Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. A A +

Din K.ve A.B. DC ÖC ?

1 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır C C +
2 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır D C -
3 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır A B -
4 7.1.1. Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. C C +
5 7.1.4. Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. D C -
6 7.1.3. Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. D A -
7 7.1.4. Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. A A +
8 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır B D -
9 7.1.1. Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. A B -
10 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır B B +

İngilizce DC ÖC ?

1 Students will be able to talk about routines/daily activities B D -
2 Students will be able to understand short and simple texts on sports. A B -
3 Students will be able to understand short and simple texts on sports. C C +
4 Students will be able to write simple pieces to compare people. D C -
5 Students will be able to talk about other people’s appearances. B A -
6 Students will be able to talk about other people’s appearances and personalities.A D -
7 Students will be able to understand a simple text about appearances. B B +
8 Students will be able to understand a simple text about personalities. A A +
9 Students will be able to report on personalities of other people. C C +



7. SINIF 1.DENEME

ŞIRNAK / ŞIRNAK MERKEZ
Atatürk Ortaokulu

63 - BARIŞ ÇAKAR
7B

188,589

90 36 48 6 22

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Başarı %

ŞUBE KURUM İLÇE İL GENEL

Sıra: 9
Katılım: 18

Ortalama: 20,56

Sıra: 22
Katılım: 63

Ortalama: 16,27

Sıra: 162
Katılım: 459

Ortalama: 15,34

Sıra: 240
Katılım: 778

Ortalama: 13,48

Sıra: 10991
Katılım: 64943

Ortalama: 14,85

Türkçe

Soru Sayısı
20

Doğru
7

Yanlış
13

Boş
0

Net
2,67

A Cevap Anahtarı
12345678901234567890

BDCACBDBCAACDACDBBAD

cbCAdcacbbcCcACbBBca

Öğr. %13

Sınıf %21

Kurum %18

İlçe %20

İl %17

Genel %49

 

Matematik

Soru Sayısı
20

Doğru
5

Yanlış
15

Boş
0

Net
0,00

A Cevap Anahtarı
12345678901234567890

CBDDBACABBBACCADDABB

CBDaccabcddcbCbDcdcd

Öğr. %0

Sınıf %8

Kurum %7

İlçe %6

İl %5

Genel %7

 

Fen

Soru Sayısı
20

Doğru
10

Yanlış
10

Boş
0

Net
6,67

A Cevap Anahtarı
12345678901234567890

DBADBDADBABCCAABBADD

aBbDBbAaBcBdbAABddaD

Öğr. %33

Sınıf %22

Kurum %19

İlçe %17

İl %15

Genel %6

 

Sosyal Bil.

Soru Sayısı
10

Doğru
8

Yanlış
2

Boş
0

Net
7,33

A Cevap Anahtarı
12345678901234567890

CADDBCBAAA

CADaBCcAAA

Öğr. %73

Sınıf %35

Kurum %27

İlçe %26

İl %24

Genel %10

 

Din K.ve A.B.

Soru Sayısı
10

Doğru
5

Yanlış
5

Boş
0

Net
3,33

A Cevap Anahtarı
12345678901234567890

BBACADDCAD

BacCcbDCcD

Öğr. %33

Sınıf %52

Kurum %39

İlçe %34

İl %30

Genel %11

 

İngilizce

Soru Sayısı
10

Doğru
1

Yanlış
3

Boş
6

Net
0,00

A Cevap Anahtarı
12345678901234567890

DBACCABDAB

c b C   c 

Öğr. %0

Sınıf %17

Kurum %13

İlçe %10

İl %10

Genel %34

 

SORU ANALİZİ

Türkçe DC ÖC ?

1 METİNDEKİ SÖZ SANATLARINI TESPİT EDER. B C -
2 BAĞLAMDAN YARALANARAK BİLMEDİĞİ KELİME VE KELİME GRUPLARININ ANLAMLARINI TAHMİN EDER.D B -
3 CÜMLENİN İÇERİĞİNİ YORUMLAR. C C +
4 DEYİM VE ATASÖZLERİNİN METNE KATKISINI BELİRLER. A A +
5 METNİN  HİKAYE UNSURLARINI  BELİRLER. C D -
6 METNİN ANA DÜŞÜNCESİNİ BELİRLER B C -
7 METNİN İÇERİĞİNİ YORUMLAR. D A -
8 METNİN KONUSUNU BELİRLER. B C -
9 METNİN ANA DÜŞÜNCESİNİ BELİRLER. C B -
10 KELİMELERİ ANLAMINA UYGUN KULLANIR. A B -

Matematik DC ÖC ?

1 Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer.C C +
2 Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer.B B +
3 Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer.D D +
4 Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. D A -
5 Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. B C -
6 Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. A C -
7 Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. C A -
8 Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. A B -
9 Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. B C -
10 Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. B D -

Fen DC ÖC ?

1 Uzay teknolojilerini açıklar. D A -
2 Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır..B B +
3 Hücre organellerinin ayrıntılı yapıları verilmeden sadece isim ve görevlerine değinilirA B -
4 Rasathane (gözlemevi) kurulma yerlerinin seçimine ve bu yerlerin taşıdığı şartlara değinilir.D D +
5 Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. B B +
6 Galaksi örnekleri olarak Samanyolu ve Andromeda galaksilerine değinilir. D B -
7 Bulutsu örnekleri verilir A A +
8 Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. D A -
9 Dünya'dan bakıldığı şekliyle görülen yıldız gruplarının, isimlendirmesi olan takımyıldızlara değinilirB B +
10 Türkiye’nin uzaya gönderdiği uydulara ve görevlerine değinilir A C -

Sosyal Bil. DC ÖC ?

1 İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir.C C +
2 Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. A A +
3 Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. D D +
4 Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.D A -
5 Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.B B +
6 Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. C C +
7 Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. B C -
8 Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. A A +
9 Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.A A +
10 İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular.A A +

Din K.ve A.B. DC ÖC ?

1 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır B B +
2 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır B A -
3 7.1.1. Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. A C -
4 7.1.1. Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. C C +
5 7.1.4. Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. A C -
6 7.1.3. Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. D B -
7 7.1.4. Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. D D +
8 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır C C +
9 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır A C -
10 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır D D +

İngilizce DC ÖC ?

1 Students will be able to understand a simple text about appearances and personalities.D C -
2 Students will be able to understand a simple text about appearances. B  b
3 Students will be able to understand a simple text about personalities. A B -
4 Students will be able to report on personalities of other people. C  b
5 Students will be able to understand short and simple texts on sports. C C +
6 Students will be able to talk about other people’s appearances and personalities.A  b
7 Students will be able to talk about other people’s appearances. B  b
8 Students will be able to write simple pieces to compare people. D  b
9 Students will be able to understand short and simple texts on sports. A C -



7. SINIF 1.DENEME

ŞIRNAK / ŞIRNAK MERKEZ
Atatürk Ortaokulu

106 - D İ C L E O S A L
7B

115,551

90 25 63 2 4

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Başarı %

ŞUBE KURUM İLÇE İL GENEL

Sıra: 16
Katılım: 18

Ortalama: 20,56

Sıra: 49
Katılım: 63

Ortalama: 16,27

Sıra: 343
Katılım: 459

Ortalama: 15,34

Sıra: 539
Katılım: 778

Ortalama: 13,48

Sıra: 61921
Katılım: 64943

Ortalama: 14,85

Türkçe

Soru Sayısı
20

Doğru
5

Yanlış
15

Boş
0

Net
0,00

A Cevap Anahtarı
12345678901234567890

BDCACBDBCAACDACDBBAD

dbaACcadbbdCbdCbBcdc

Öğr. %0

Sınıf %21

Kurum %18

İlçe %20

İl %17

Genel %49

 

Matematik

Soru Sayısı
20

Doğru
5

Yanlış
15

Boş
0

Net
0,00

A Cevap Anahtarı
12345678901234567890

CBDDBACABBBACCADDABB

acbcabbABBcbdCbcDbac

Öğr. %0

Sınıf %8

Kurum %7

İlçe %6

İl %5

Genel %7

 

Fen

Soru Sayısı
20

Doğru
6

Yanlış
14

Boş
0

Net
1,33

A Cevap Anahtarı
12345678901234567890

DBADBDADBABCCAABBADD

DddDacAaBcaCbdbcdcbD

Öğr. %7

Sınıf %22

Kurum %19

İlçe %17

İl %15

Genel %6

 

Sosyal Bil.

Soru Sayısı
10

Doğru
4

Yanlış
6

Boş
0

Net
2,00

A Cevap Anahtarı
12345678901234567890

CADDBCBAAA

CAccabadAA

Öğr. %20

Sınıf %35

Kurum %27

İlçe %26

İl %24

Genel %10

 

Din K.ve A.B.

Soru Sayısı
10

Doğru
3

Yanlış
7

Boş
0

Net
0,67

A Cevap Anahtarı
12345678901234567890

BBACADDCAD

BcAaAcabbb

Öğr. %7

Sınıf %52

Kurum %39

İlçe %34

İl %30

Genel %11

 

İngilizce

Soru Sayısı
10

Doğru
2

Yanlış
6

Boş
2

Net
0,00

A Cevap Anahtarı
12345678901234567890

DBACCABDAB

caAdbdBa  

Öğr. %0

Sınıf %17

Kurum %13

İlçe %10

İl %10

Genel %34

 

SORU ANALİZİ

Türkçe DC ÖC ?

1 METİNDEKİ SÖZ SANATLARINI TESPİT EDER. B D -
2 BAĞLAMDAN YARALANARAK BİLMEDİĞİ KELİME VE KELİME GRUPLARININ ANLAMLARINI TAHMİN EDER.D B -
3 CÜMLENİN İÇERİĞİNİ YORUMLAR. C A -
4 DEYİM VE ATASÖZLERİNİN METNE KATKISINI BELİRLER. A A +
5 METNİN  HİKAYE UNSURLARINI  BELİRLER. C C +
6 METNİN ANA DÜŞÜNCESİNİ BELİRLER B C -
7 METNİN İÇERİĞİNİ YORUMLAR. D A -
8 METNİN KONUSUNU BELİRLER. B D -
9 METNİN ANA DÜŞÜNCESİNİ BELİRLER. C B -
10 KELİMELERİ ANLAMINA UYGUN KULLANIR. A B -

Matematik DC ÖC ?

1 Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer.C A -
2 Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer.B C -
3 Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer.D B -
4 Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. D C -
5 Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. B A -
6 Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. A B -
7 Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. C B -
8 Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. A A +
9 Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. B B +
10 Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. B B +

Fen DC ÖC ?

1 Uzay teknolojilerini açıklar. D D +
2 Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır..B D -
3 Hücre organellerinin ayrıntılı yapıları verilmeden sadece isim ve görevlerine değinilirA D -
4 Rasathane (gözlemevi) kurulma yerlerinin seçimine ve bu yerlerin taşıdığı şartlara değinilir.D D +
5 Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. B A -
6 Galaksi örnekleri olarak Samanyolu ve Andromeda galaksilerine değinilir. D C -
7 Bulutsu örnekleri verilir A A +
8 Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. D A -
9 Dünya'dan bakıldığı şekliyle görülen yıldız gruplarının, isimlendirmesi olan takımyıldızlara değinilirB B +
10 Türkiye’nin uzaya gönderdiği uydulara ve görevlerine değinilir A C -

Sosyal Bil. DC ÖC ?

1 İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir.C C +
2 Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. A A +
3 Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. D C -
4 Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.D C -
5 Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.B A -
6 Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. C B -
7 Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. B A -
8 Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. A D -
9 Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.A A +
10 İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular.A A +

Din K.ve A.B. DC ÖC ?

1 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır B B +
2 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır B C -
3 7.1.1. Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. A A +
4 7.1.1. Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. C A -
5 7.1.4. Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. A A +
6 7.1.3. Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. D C -
7 7.1.4. Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. D A -
8 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır C B -
9 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır A B -
10 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır D B -

İngilizce DC ÖC ?

1 Students will be able to understand a simple text about appearances and personalities.D C -
2 Students will be able to understand a simple text about appearances. B A -
3 Students will be able to understand a simple text about personalities. A A +
4 Students will be able to report on personalities of other people. C D -
5 Students will be able to understand short and simple texts on sports. C B -
6 Students will be able to talk about other people’s appearances and personalities.A D -
7 Students will be able to talk about other people’s appearances. B B +
8 Students will be able to write simple pieces to compare people. D A -
9 Students will be able to understand short and simple texts on sports. A  b



7. SINIF 1.DENEME

ŞIRNAK / ŞIRNAK MERKEZ
Atatürk Ortaokulu

5 - ESMANUR ORAL
7B

164,421

90 32 58 0 14

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Başarı %

ŞUBE KURUM İLÇE İL GENEL

Sıra: 11
Katılım: 18

Ortalama: 20,56

Sıra: 31
Katılım: 63

Ortalama: 16,27

Sıra: 217
Katılım: 459

Ortalama: 15,34

Sıra: 312
Katılım: 778

Ortalama: 13,48

Sıra: 28991
Katılım: 64943

Ortalama: 14,85

Türkçe

Soru Sayısı
20

Doğru
6

Yanlış
14

Boş
0

Net
1,33

B Cevap Anahtarı
12345678901234567890

DABCAACCDBCADDCABBDB

ccBCbbdbbcCbcDdcBcDa

Öğr. %7

Sınıf %21

Kurum %18

İlçe %20

İl %17

Genel %49

 

Matematik

Soru Sayısı
20

Doğru
4

Yanlış
16

Boş
0

Net
-1,33

B Cevap Anahtarı
12345678901234567890

BBBAACDBDBCADDABBACC

cddcbdDcccCdacbcaACb

Öğr. %-7

Sınıf %8

Kurum %7

İlçe %6

İl %5

Genel %7

 

Fen

Soru Sayısı
20

Doğru
11

Yanlış
9

Boş
0

Net
8,00

B Cevap Anahtarı
12345678901234567890

DDBDABABDAAACCBADDBB

bcBbABABacAAdCBbDbBd

Öğr. %40

Sınıf %22

Kurum %19

İlçe %17

İl %15

Genel %6

 

Sosyal Bil.

Soru Sayısı
10

Doğru
4

Yanlış
6

Boş
0

Net
2,00

B Cevap Anahtarı
12345678901234567890

DCBBAAACDA

abcdAccCDA

Öğr. %20

Sınıf %35

Kurum %27

İlçe %26

İl %24

Genel %10

 

Din K.ve A.B.

Soru Sayısı
10

Doğru
5

Yanlış
5

Boş
0

Net
3,33

B Cevap Anahtarı
12345678901234567890

CDACDDABAB

aDcCbDdBbB

Öğr. %33

Sınıf %52

Kurum %39

İlçe %34

İl %30

Genel %11

 

İngilizce

Soru Sayısı
10

Doğru
2

Yanlış
8

Boş
0

Net
-0,67

B Cevap Anahtarı
12345678901234567890

BACDBABACD

cAdccbddbD

Öğr. %-7

Sınıf %17

Kurum %13

İlçe %10

İl %10

Genel %34

 

SORU ANALİZİ

Türkçe DC ÖC ?

1 METNİN İÇERİĞİNİ YORUMLAR. D C -
2 METİNDEKİ YARDIMCI DÜŞÜNCELERİ BELİRLER. A C -
3 METNİN KONUSUNU BELİRLER. B B +
4 FİİLİN ANLAM ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDE DURULUR. C C +
5 FİİL ÇEKİM EKLERİ ÜZERİNDE DURULUR. A B -
6 KELİMELERİ ANLAMINA UYGUN KULLANIR. A B -
7 METNİN ANA DÜŞÜNCESİNİ BELİRLER. C D -
8 CÜMLENİN İÇERİĞİNİ YORUMLAR. C B -
9 METNİN İÇERİĞİNİ YORUMLAR. D B -
10 METNİN ANA DÜŞÜNCESİNİ BELİRLER B C -

Matematik DC ÖC ?

1 Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. B C -
2 Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. B D -
3 Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. B D -
4 Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. A C -
5 Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. A B -
6 Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. C D -
7 Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer.D D +
8 Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. B C -
9 Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. D C -
10 Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer.B C -

Fen DC ÖC ?

1 Rasathane (gözlemevi) kurulma yerlerinin seçimine ve bu yerlerin taşıdığı şartlara değinilir.D B -
2 Galaksi örnekleri olarak Samanyolu ve Andromeda galaksilerine değinilir. D C -
3 Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. B B +
4 Uzay teknolojilerini açıklar. D B -
5 Hücre organellerinin ayrıntılı yapıları verilmeden sadece isim ve görevlerine değinilirA A +
6 Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır..B B +
7 Türkiye’nin uzaya gönderdiği uydulara ve görevlerine değinilir A A +
8 Dünya'dan bakıldığı şekliyle görülen yıldız gruplarının, isimlendirmesi olan takımyıldızlara değinilirB B +
9 Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. D A -
10 Bulutsu örnekleri verilir A C -

Sosyal Bil. DC ÖC ?

1 Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.D A -
2 Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. C B -
3 Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.B C -
4 Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. B D -
5 İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular.A A +
6 Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.A C -
7 Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. A C -
8 İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir.C C +
9 Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. D D +
10 Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. A A +

Din K.ve A.B. DC ÖC ?

1 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır C A -
2 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır D D +
3 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır A C -
4 7.1.1. Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. C C +
5 7.1.4. Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. D B -
6 7.1.3. Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. D D +
7 7.1.4. Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. A D -
8 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır B B +
9 7.1.1. Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. A B -
10 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır B B +

İngilizce DC ÖC ?

1 Students will be able to talk about routines/daily activities B C -
2 Students will be able to understand short and simple texts on sports. A A +
3 Students will be able to understand short and simple texts on sports. C D -
4 Students will be able to write simple pieces to compare people. D C -
5 Students will be able to talk about other people’s appearances. B C -
6 Students will be able to talk about other people’s appearances and personalities.A B -
7 Students will be able to understand a simple text about appearances. B D -
8 Students will be able to understand a simple text about personalities. A D -
9 Students will be able to report on personalities of other people. C B -



7. SINIF 1.DENEME

ŞIRNAK / ŞIRNAK MERKEZ
Atatürk Ortaokulu

231 - GAFFAR BAŞAK
7B

118,851

90 23 46 21 9

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Başarı %

ŞUBE KURUM İLÇE İL GENEL

Sıra: 15
Katılım: 18

Ortalama: 20,56

Sıra: 47
Katılım: 63

Ortalama: 16,27

Sıra: 330
Katılım: 459

Ortalama: 15,34

Sıra: 517
Katılım: 778

Ortalama: 13,48

Sıra: 61791
Katılım: 64943

Ortalama: 14,85

Türkçe

Soru Sayısı
20

Doğru
2

Yanlış
12

Boş
6

Net
-2,00

A Cevap Anahtarı
12345678901234567890

BDCACBDBCAACDACDBBAD

ab daacdddA cbb  B  

Öğr. %-10

Sınıf %21

Kurum %18

İlçe %20

İl %17

Genel %49

 

Matematik

Soru Sayısı
20

Doğru
5

Yanlış
10

Boş
5

Net
1,67

A Cevap Anahtarı
12345678901234567890

CBDDBACABBBACCADDABB

ddD  cdbcBBda AcD  a

Öğr. %8

Sınıf %8

Kurum %7

İlçe %6

İl %5

Genel %7

 

Fen

Soru Sayısı
20

Doğru
4

Yanlış
12

Boş
4

Net
0,00

A Cevap Anahtarı
12345678901234567890

DBADBDADBABCCAABBADD

DcdD DdbcA  ddccd ca

Öğr. %0

Sınıf %22

Kurum %19

İlçe %17

İl %15

Genel %6

 

Sosyal Bil.

Soru Sayısı
10

Doğru
3

Yanlış
3

Boş
4

Net
2,00

A Cevap Anahtarı
12345678901234567890

CADDBCBAAA

CbD ddB   

Öğr. %20

Sınıf %35

Kurum %27

İlçe %26

İl %24

Genel %10

 

Din K.ve A.B.

Soru Sayısı
10

Doğru
7

Yanlış
3

Boş
0

Net
6,00

A Cevap Anahtarı
12345678901234567890

BBACADDCAD

BdbCADbCAD

Öğr. %60

Sınıf %52

Kurum %39

İlçe %34

İl %30

Genel %11

 

İngilizce

Soru Sayısı
10

Doğru
2

Yanlış
6

Boş
2

Net
0,00

A Cevap Anahtarı
12345678901234567890

DBACCABDAB

ad aC Bbca

Öğr. %0

Sınıf %17

Kurum %13

İlçe %10

İl %10

Genel %34

 

SORU ANALİZİ

Türkçe DC ÖC ?

1 METİNDEKİ SÖZ SANATLARINI TESPİT EDER. B A -
2 BAĞLAMDAN YARALANARAK BİLMEDİĞİ KELİME VE KELİME GRUPLARININ ANLAMLARINI TAHMİN EDER.D B -
3 CÜMLENİN İÇERİĞİNİ YORUMLAR. C  b
4 DEYİM VE ATASÖZLERİNİN METNE KATKISINI BELİRLER. A D -
5 METNİN  HİKAYE UNSURLARINI  BELİRLER. C A -
6 METNİN ANA DÜŞÜNCESİNİ BELİRLER B A -
7 METNİN İÇERİĞİNİ YORUMLAR. D C -
8 METNİN KONUSUNU BELİRLER. B D -
9 METNİN ANA DÜŞÜNCESİNİ BELİRLER. C D -
10 KELİMELERİ ANLAMINA UYGUN KULLANIR. A D -

Matematik DC ÖC ?

1 Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer.C D -
2 Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer.B D -
3 Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer.D D +
4 Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. D  b
5 Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. B  b
6 Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. A C -
7 Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. C D -
8 Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. A B -
9 Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. B C -
10 Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. B B +

Fen DC ÖC ?

1 Uzay teknolojilerini açıklar. D D +
2 Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır..B C -
3 Hücre organellerinin ayrıntılı yapıları verilmeden sadece isim ve görevlerine değinilirA D -
4 Rasathane (gözlemevi) kurulma yerlerinin seçimine ve bu yerlerin taşıdığı şartlara değinilir.D D +
5 Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. B  b
6 Galaksi örnekleri olarak Samanyolu ve Andromeda galaksilerine değinilir. D D +
7 Bulutsu örnekleri verilir A D -
8 Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. D B -
9 Dünya'dan bakıldığı şekliyle görülen yıldız gruplarının, isimlendirmesi olan takımyıldızlara değinilirB C -
10 Türkiye’nin uzaya gönderdiği uydulara ve görevlerine değinilir A A +

Sosyal Bil. DC ÖC ?

1 İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir.C C +
2 Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. A B -
3 Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. D D +
4 Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.D  b
5 Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.B D -
6 Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. C D -
7 Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. B B +
8 Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. A  b
9 Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.A  b
10 İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular.A  b

Din K.ve A.B. DC ÖC ?

1 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır B B +
2 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır B D -
3 7.1.1. Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. A B -
4 7.1.1. Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. C C +
5 7.1.4. Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. A A +
6 7.1.3. Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. D D +
7 7.1.4. Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. D B -
8 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır C C +
9 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır A A +
10 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır D D +

İngilizce DC ÖC ?

1 Students will be able to understand a simple text about appearances and personalities.D A -
2 Students will be able to understand a simple text about appearances. B D -
3 Students will be able to understand a simple text about personalities. A  b
4 Students will be able to report on personalities of other people. C A -
5 Students will be able to understand short and simple texts on sports. C C +
6 Students will be able to talk about other people’s appearances and personalities.A  b
7 Students will be able to talk about other people’s appearances. B B +
8 Students will be able to write simple pieces to compare people. D B -
9 Students will be able to understand short and simple texts on sports. A C -



7. SINIF 1.DENEME

ŞIRNAK / ŞIRNAK MERKEZ
Atatürk Ortaokulu

296 - İLAYDA TAŞKIN
7B

133,273

90 28 55 7 11

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Başarı %

ŞUBE KURUM İLÇE İL GENEL

Sıra: 13
Katılım: 18

Ortalama: 20,56

Sıra: 43
Katılım: 63

Ortalama: 16,27

Sıra: 295
Katılım: 459

Ortalama: 15,34

Sıra: 450
Katılım: 778

Ortalama: 13,48

Sıra: 54233
Katılım: 64943

Ortalama: 14,85

Türkçe

Soru Sayısı
20

Doğru
8

Yanlış
10

Boş
2

Net
4,67

A Cevap Anahtarı
12345678901234567890

BDCACBDBCAACDACDBBAD

a aACBaBddba cCDBBbc

Öğr. %23

Sınıf %21

Kurum %18

İlçe %20

İl %17

Genel %49

 

Matematik

Soru Sayısı
20

Doğru
2

Yanlış
15

Boş
3

Net
-3,00

A Cevap Anahtarı
12345678901234567890

CBDDBACABBBACCADDABB

a caBbddaa dbacD bad

Öğr. %-15

Sınıf %8

Kurum %7

İlçe %6

İl %5

Genel %7

 

Fen

Soru Sayısı
20

Doğru
6

Yanlış
12

Boş
2

Net
2,00

A Cevap Anahtarı
12345678901234567890

DBADBDADBABCCAABBADD

bddDaDcacAB b bdcbDD

Öğr. %10

Sınıf %22

Kurum %19

İlçe %17

İl %15

Genel %6

 

Sosyal Bil.

Soru Sayısı
10

Doğru
5

Yanlış
5

Boş
0

Net
3,33

A Cevap Anahtarı
12345678901234567890

CADDBCBAAA

aADaBdBdAc

Öğr. %33

Sınıf %35

Kurum %27

İlçe %26

İl %24

Genel %10

 

Din K.ve A.B.

Soru Sayısı
10

Doğru
3

Yanlış
7

Boş
0

Net
0,67

A Cevap Anahtarı
12345678901234567890

BBACADDCAD

BdbdcabCbD

Öğr. %7

Sınıf %52

Kurum %39

İlçe %34

İl %30

Genel %11

 

İngilizce

Soru Sayısı
10

Doğru
4

Yanlış
6

Boş
0

Net
2,00

A Cevap Anahtarı
12345678901234567890

DBACCABDAB

cdbbaABDbB

Öğr. %20

Sınıf %17

Kurum %13

İlçe %10

İl %10

Genel %34

 

SORU ANALİZİ

Türkçe DC ÖC ?

1 METİNDEKİ SÖZ SANATLARINI TESPİT EDER. B A -
2 BAĞLAMDAN YARALANARAK BİLMEDİĞİ KELİME VE KELİME GRUPLARININ ANLAMLARINI TAHMİN EDER.D  b
3 CÜMLENİN İÇERİĞİNİ YORUMLAR. C A -
4 DEYİM VE ATASÖZLERİNİN METNE KATKISINI BELİRLER. A A +
5 METNİN  HİKAYE UNSURLARINI  BELİRLER. C C +
6 METNİN ANA DÜŞÜNCESİNİ BELİRLER B B +
7 METNİN İÇERİĞİNİ YORUMLAR. D A -
8 METNİN KONUSUNU BELİRLER. B B +
9 METNİN ANA DÜŞÜNCESİNİ BELİRLER. C D -
10 KELİMELERİ ANLAMINA UYGUN KULLANIR. A D -

Matematik DC ÖC ?

1 Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer.C A -
2 Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer.B  b
3 Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer.D C -
4 Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. D A -
5 Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. B B +
6 Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. A B -
7 Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. C D -
8 Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. A D -
9 Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. B A -
10 Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. B A -

Fen DC ÖC ?

1 Uzay teknolojilerini açıklar. D B -
2 Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır..B D -
3 Hücre organellerinin ayrıntılı yapıları verilmeden sadece isim ve görevlerine değinilirA D -
4 Rasathane (gözlemevi) kurulma yerlerinin seçimine ve bu yerlerin taşıdığı şartlara değinilir.D D +
5 Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. B A -
6 Galaksi örnekleri olarak Samanyolu ve Andromeda galaksilerine değinilir. D D +
7 Bulutsu örnekleri verilir A C -
8 Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. D A -
9 Dünya'dan bakıldığı şekliyle görülen yıldız gruplarının, isimlendirmesi olan takımyıldızlara değinilirB C -
10 Türkiye’nin uzaya gönderdiği uydulara ve görevlerine değinilir A A +

Sosyal Bil. DC ÖC ?

1 İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir.C A -
2 Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. A A +
3 Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. D D +
4 Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.D A -
5 Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.B B +
6 Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. C D -
7 Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. B B +
8 Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. A D -
9 Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.A A +
10 İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular.A C -

Din K.ve A.B. DC ÖC ?

1 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır B B +
2 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır B D -
3 7.1.1. Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. A B -
4 7.1.1. Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. C D -
5 7.1.4. Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. A C -
6 7.1.3. Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. D A -
7 7.1.4. Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. D B -
8 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır C C +
9 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır A B -
10 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır D D +

İngilizce DC ÖC ?

1 Students will be able to understand a simple text about appearances and personalities.D C -
2 Students will be able to understand a simple text about appearances. B D -
3 Students will be able to understand a simple text about personalities. A B -
4 Students will be able to report on personalities of other people. C B -
5 Students will be able to understand short and simple texts on sports. C A -
6 Students will be able to talk about other people’s appearances and personalities.A A +
7 Students will be able to talk about other people’s appearances. B B +
8 Students will be able to write simple pieces to compare people. D D +
9 Students will be able to understand short and simple texts on sports. A B -



7. SINIF 1.DENEME

ŞIRNAK / ŞIRNAK MERKEZ
Atatürk Ortaokulu

311 - KEREM BUZAN
7B

102,762

90 25 65 0 4

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Başarı %

ŞUBE KURUM İLÇE İL GENEL

Sıra: 18
Katılım: 18

Ortalama: 20,56

Sıra: 55
Katılım: 63

Ortalama: 16,27

Sıra: 376
Katılım: 459

Ortalama: 15,34

Sıra: 602
Katılım: 778

Ortalama: 13,48

Sıra: 63966
Katılım: 64943

Ortalama: 14,85

Türkçe

Soru Sayısı
20

Doğru
6

Yanlış
14

Boş
0

Net
1,33

A Cevap Anahtarı
12345678901234567890

BDCACBDBCAACDACDBBAD

cbCAbBcdacbacbCcBdAc

Öğr. %7

Sınıf %21

Kurum %18

İlçe %20

İl %17

Genel %49

 

Matematik

Soru Sayısı
20

Doğru
4

Yanlış
16

Boş
0

Net
-1,33

A Cevap Anahtarı
12345678901234567890

CBDDBACABBBACCADDABB

acDcddabBBddaadbacBd

Öğr. %-7

Sınıf %8

Kurum %7

İlçe %6

İl %5

Genel %7

 

Fen

Soru Sayısı
20

Doğru
5

Yanlış
15

Boş
0

Net
0,00

A Cevap Anahtarı
12345678901234567890

DBADBDADBABCCAABBADD

cBAcBabaBccbbdcdabaD

Öğr. %0

Sınıf %22

Kurum %19

İlçe %17

İl %15

Genel %6

 

Sosyal Bil.

Soru Sayısı
10

Doğru
3

Yanlış
7

Boş
0

Net
0,67

A Cevap Anahtarı
12345678901234567890

CADDBCBAAA

CADbdbdcbb

Öğr. %7

Sınıf %35

Kurum %27

İlçe %26

İl %24

Genel %10

 

Din K.ve A.B.

Soru Sayısı
10

Doğru
7

Yanlış
3

Boş
0

Net
6,00

A Cevap Anahtarı
12345678901234567890

BBACADDCAD

BBcbcDDCAD

Öğr. %60

Sınıf %52

Kurum %39

İlçe %34

İl %30

Genel %11

 

İngilizce

Soru Sayısı
10

Doğru
0

Yanlış
10

Boş
0

Net
-3,33

A Cevap Anahtarı
12345678901234567890

DBACCABDAB

cadbdbacbc

Öğr. %-33

Sınıf %17

Kurum %13

İlçe %10

İl %10

Genel %34

 

SORU ANALİZİ

Türkçe DC ÖC ?

1 METİNDEKİ SÖZ SANATLARINI TESPİT EDER. B C -
2 BAĞLAMDAN YARALANARAK BİLMEDİĞİ KELİME VE KELİME GRUPLARININ ANLAMLARINI TAHMİN EDER.D B -
3 CÜMLENİN İÇERİĞİNİ YORUMLAR. C C +
4 DEYİM VE ATASÖZLERİNİN METNE KATKISINI BELİRLER. A A +
5 METNİN  HİKAYE UNSURLARINI  BELİRLER. C B -
6 METNİN ANA DÜŞÜNCESİNİ BELİRLER B B +
7 METNİN İÇERİĞİNİ YORUMLAR. D C -
8 METNİN KONUSUNU BELİRLER. B D -
9 METNİN ANA DÜŞÜNCESİNİ BELİRLER. C A -
10 KELİMELERİ ANLAMINA UYGUN KULLANIR. A C -

Matematik DC ÖC ?

1 Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer.C A -
2 Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer.B C -
3 Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer.D D +
4 Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. D C -
5 Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. B D -
6 Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. A D -
7 Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. C A -
8 Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. A B -
9 Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. B B +
10 Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. B B +

Fen DC ÖC ?

1 Uzay teknolojilerini açıklar. D C -
2 Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır..B B +
3 Hücre organellerinin ayrıntılı yapıları verilmeden sadece isim ve görevlerine değinilirA A +
4 Rasathane (gözlemevi) kurulma yerlerinin seçimine ve bu yerlerin taşıdığı şartlara değinilir.D C -
5 Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. B B +
6 Galaksi örnekleri olarak Samanyolu ve Andromeda galaksilerine değinilir. D A -
7 Bulutsu örnekleri verilir A B -
8 Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. D A -
9 Dünya'dan bakıldığı şekliyle görülen yıldız gruplarının, isimlendirmesi olan takımyıldızlara değinilirB B +
10 Türkiye’nin uzaya gönderdiği uydulara ve görevlerine değinilir A C -

Sosyal Bil. DC ÖC ?

1 İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir.C C +
2 Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. A A +
3 Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. D D +
4 Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.D B -
5 Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.B D -
6 Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. C B -
7 Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. B D -
8 Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. A C -
9 Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.A B -
10 İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular.A B -

Din K.ve A.B. DC ÖC ?

1 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır B B +
2 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır B B +
3 7.1.1. Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. A C -
4 7.1.1. Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. C B -
5 7.1.4. Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. A C -
6 7.1.3. Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. D D +
7 7.1.4. Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. D D +
8 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır C C +
9 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır A A +
10 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır D D +

İngilizce DC ÖC ?

1 Students will be able to understand a simple text about appearances and personalities.D C -
2 Students will be able to understand a simple text about appearances. B A -
3 Students will be able to understand a simple text about personalities. A D -
4 Students will be able to report on personalities of other people. C B -
5 Students will be able to understand short and simple texts on sports. C D -
6 Students will be able to talk about other people’s appearances and personalities.A B -
7 Students will be able to talk about other people’s appearances. B A -
8 Students will be able to write simple pieces to compare people. D C -
9 Students will be able to understand short and simple texts on sports. A B -



7. SINIF 1.DENEME

ŞIRNAK / ŞIRNAK MERKEZ
Atatürk Ortaokulu

326 - METİN BAYAR
7B

109,993

90 26 64 0 5

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Başarı %

ŞUBE KURUM İLÇE İL GENEL

Sıra: 17
Katılım: 18

Ortalama: 20,56

Sıra: 51
Katılım: 63

Ortalama: 16,27

Sıra: 361
Katılım: 459

Ortalama: 15,34

Sıra: 569
Katılım: 778

Ortalama: 13,48

Sıra: 63692
Katılım: 64943

Ortalama: 14,85

Türkçe

Soru Sayısı
20

Doğru
5

Yanlış
15

Boş
0

Net
0,00

A Cevap Anahtarı
12345678901234567890

BDCACBDBCAACDACDBBAD

ccaAacDcacbdbcaDacAD

Öğr. %0

Sınıf %21

Kurum %18

İlçe %20

İl %17

Genel %49

 

Matematik

Soru Sayısı
20

Doğru
5

Yanlış
15

Boş
0

Net
0,00

A Cevap Anahtarı
12345678901234567890

CBDDBACABBBACCADDABB

dBcaBcCAcdadaaAbadac

Öğr. %0

Sınıf %8

Kurum %7

İlçe %6

İl %5

Genel %7

 

Fen

Soru Sayısı
20

Doğru
5

Yanlış
15

Boş
0

Net
0,00

A Cevap Anahtarı
12345678901234567890

DBADBDADBABCCAABBADD

DBbDccccadcCdAbdcdac

Öğr. %0

Sınıf %22

Kurum %19

İlçe %17

İl %15

Genel %6

 

Sosyal Bil.

Soru Sayısı
10

Doğru
4

Yanlış
6

Boş
0

Net
2,00

A Cevap Anahtarı
12345678901234567890

CADDBCBAAA

bAbcdCBcAd

Öğr. %20

Sınıf %35

Kurum %27

İlçe %26

İl %24

Genel %10

 

Din K.ve A.B.

Soru Sayısı
10

Doğru
5

Yanlış
5

Boş
0

Net
3,33

A Cevap Anahtarı
12345678901234567890

BBACADDCAD

BacCAbDdAb

Öğr. %33

Sınıf %52

Kurum %39

İlçe %34

İl %30

Genel %11

 

İngilizce

Soru Sayısı
10

Doğru
2

Yanlış
8

Boş
0

Net
-0,67

A Cevap Anahtarı
12345678901234567890

DBACCABDAB

cadbdcBaAd

Öğr. %-7

Sınıf %17

Kurum %13

İlçe %10

İl %10

Genel %34

 

SORU ANALİZİ

Türkçe DC ÖC ?

1 METİNDEKİ SÖZ SANATLARINI TESPİT EDER. B C -
2 BAĞLAMDAN YARALANARAK BİLMEDİĞİ KELİME VE KELİME GRUPLARININ ANLAMLARINI TAHMİN EDER.D C -
3 CÜMLENİN İÇERİĞİNİ YORUMLAR. C A -
4 DEYİM VE ATASÖZLERİNİN METNE KATKISINI BELİRLER. A A +
5 METNİN  HİKAYE UNSURLARINI  BELİRLER. C A -
6 METNİN ANA DÜŞÜNCESİNİ BELİRLER B C -
7 METNİN İÇERİĞİNİ YORUMLAR. D D +
8 METNİN KONUSUNU BELİRLER. B C -
9 METNİN ANA DÜŞÜNCESİNİ BELİRLER. C A -
10 KELİMELERİ ANLAMINA UYGUN KULLANIR. A C -

Matematik DC ÖC ?

1 Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer.C D -
2 Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer.B B +
3 Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer.D C -
4 Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. D A -
5 Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. B B +
6 Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. A C -
7 Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. C C +
8 Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. A A +
9 Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. B C -
10 Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. B D -

Fen DC ÖC ?

1 Uzay teknolojilerini açıklar. D D +
2 Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır..B B +
3 Hücre organellerinin ayrıntılı yapıları verilmeden sadece isim ve görevlerine değinilirA B -
4 Rasathane (gözlemevi) kurulma yerlerinin seçimine ve bu yerlerin taşıdığı şartlara değinilir.D D +
5 Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. B C -
6 Galaksi örnekleri olarak Samanyolu ve Andromeda galaksilerine değinilir. D C -
7 Bulutsu örnekleri verilir A C -
8 Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. D C -
9 Dünya'dan bakıldığı şekliyle görülen yıldız gruplarının, isimlendirmesi olan takımyıldızlara değinilirB A -
10 Türkiye’nin uzaya gönderdiği uydulara ve görevlerine değinilir A D -

Sosyal Bil. DC ÖC ?

1 İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir.C B -
2 Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. A A +
3 Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. D B -
4 Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.D C -
5 Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.B D -
6 Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. C C +
7 Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. B B +
8 Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. A C -
9 Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.A A +
10 İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular.A D -

Din K.ve A.B. DC ÖC ?

1 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır B B +
2 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır B A -
3 7.1.1. Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. A C -
4 7.1.1. Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. C C +
5 7.1.4. Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. A A +
6 7.1.3. Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. D B -
7 7.1.4. Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. D D +
8 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır C D -
9 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır A A +
10 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır D B -

İngilizce DC ÖC ?

1 Students will be able to understand a simple text about appearances and personalities.D C -
2 Students will be able to understand a simple text about appearances. B A -
3 Students will be able to understand a simple text about personalities. A D -
4 Students will be able to report on personalities of other people. C B -
5 Students will be able to understand short and simple texts on sports. C D -
6 Students will be able to talk about other people’s appearances and personalities.A C -
7 Students will be able to talk about other people’s appearances. B B +
8 Students will be able to write simple pieces to compare people. D A -
9 Students will be able to understand short and simple texts on sports. A A +



7. SINIF 1.DENEME

ŞIRNAK / ŞIRNAK MERKEZ
Atatürk Ortaokulu

447 - MİRDE Gİ *K**İ
7B

175,269

90 34 43 13 22

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Başarı %

ŞUBE KURUM İLÇE İL GENEL

Sıra: 10
Katılım: 18

Ortalama: 20,56

Sıra: 27
Katılım: 63

Ortalama: 16,27

Sıra: 192
Katılım: 459

Ortalama: 15,34

Sıra: 280
Katılım: 778

Ortalama: 13,48

Sıra: 20834
Katılım: 64943

Ortalama: 14,85

Türkçe

Soru Sayısı
20

Doğru
8

Yanlış
11

Boş
1

Net
4,33

A Cevap Anahtarı
12345678901234567890

BDCACBDBCAACDACDBBAD

acbdCcaBaAcCDAaDdB a

Öğr. %22

Sınıf %21

Kurum %18

İlçe %20

İl %17

Genel %49

 

Matematik

Soru Sayısı
20

Doğru
4

Yanlış
10

Boş
6

Net
0,67

A Cevap Anahtarı
12345678901234567890

CBDDBACABBBACCADDABB

a*b  bC B cb ac D**B

Öğr. %3

Sınıf %8

Kurum %7

İlçe %6

İl %5

Genel %7

 

Fen

Soru Sayısı
20

Doğru
6

Yanlış
13

Boş
1

Net
1,67

A Cevap Anahtarı
12345678901234567890

DBADBDADBABCCAABBADD

*acaBbbaBdca AABBbb*

Öğr. %8

Sınıf %22

Kurum %19

İlçe %17

İl %15

Genel %6

 

Sosyal Bil.

Soru Sayısı
10

Doğru
3

Yanlış
7

Boş
0

Net
0,67

A Cevap Anahtarı
12345678901234567890

CADDBCBAAA

aADbdbddAc

Öğr. %7

Sınıf %35

Kurum %27

İlçe %26

İl %24

Genel %10

 

Din K.ve A.B.

Soru Sayısı
10

Doğru
9

Yanlış
1

Boş
0

Net
8,67

A Cevap Anahtarı
12345678901234567890

BBACADDCAD

cBACADDCAD

Öğr. %87

Sınıf %52

Kurum %39

İlçe %34

İl %30

Genel %11

 

İngilizce

Soru Sayısı
10

Doğru
4

Yanlış
1

Boş
5

Net
3,67

A Cevap Anahtarı
12345678901234567890

DBACCABDAB

 c  CABD  

Öğr. %37

Sınıf %17

Kurum %13

İlçe %10

İl %10

Genel %34

 

SORU ANALİZİ

Türkçe DC ÖC ?

1 METİNDEKİ SÖZ SANATLARINI TESPİT EDER. B A -
2 BAĞLAMDAN YARALANARAK BİLMEDİĞİ KELİME VE KELİME GRUPLARININ ANLAMLARINI TAHMİN EDER.D C -
3 CÜMLENİN İÇERİĞİNİ YORUMLAR. C B -
4 DEYİM VE ATASÖZLERİNİN METNE KATKISINI BELİRLER. A D -
5 METNİN  HİKAYE UNSURLARINI  BELİRLER. C C +
6 METNİN ANA DÜŞÜNCESİNİ BELİRLER B C -
7 METNİN İÇERİĞİNİ YORUMLAR. D A -
8 METNİN KONUSUNU BELİRLER. B B +
9 METNİN ANA DÜŞÜNCESİNİ BELİRLER. C A -
10 KELİMELERİ ANLAMINA UYGUN KULLANIR. A A +

Matematik DC ÖC ?

1 Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer.C A -
2 Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer.B * -
3 Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer.D B -
4 Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. D  b
5 Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. B  b
6 Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. A B -
7 Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. C C +
8 Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. A  b
9 Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. B B +
10 Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. B  b

Fen DC ÖC ?

1 Uzay teknolojilerini açıklar. D * -
2 Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır..B A -
3 Hücre organellerinin ayrıntılı yapıları verilmeden sadece isim ve görevlerine değinilirA C -
4 Rasathane (gözlemevi) kurulma yerlerinin seçimine ve bu yerlerin taşıdığı şartlara değinilir.D A -
5 Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. B B +
6 Galaksi örnekleri olarak Samanyolu ve Andromeda galaksilerine değinilir. D B -
7 Bulutsu örnekleri verilir A B -
8 Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. D A -
9 Dünya'dan bakıldığı şekliyle görülen yıldız gruplarının, isimlendirmesi olan takımyıldızlara değinilirB B +
10 Türkiye’nin uzaya gönderdiği uydulara ve görevlerine değinilir A D -

Sosyal Bil. DC ÖC ?

1 İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir.C A -
2 Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. A A +
3 Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. D D +
4 Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.D B -
5 Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.B D -
6 Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. C B -
7 Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. B D -
8 Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. A D -
9 Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.A A +
10 İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular.A C -

Din K.ve A.B. DC ÖC ?

1 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır B C -
2 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır B B +
3 7.1.1. Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. A A +
4 7.1.1. Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. C C +
5 7.1.4. Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. A A +
6 7.1.3. Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. D D +
7 7.1.4. Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. D D +
8 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır C C +
9 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır A A +
10 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır D D +

İngilizce DC ÖC ?

1 Students will be able to understand a simple text about appearances and personalities.D  b
2 Students will be able to understand a simple text about appearances. B C -
3 Students will be able to understand a simple text about personalities. A  b
4 Students will be able to report on personalities of other people. C  b
5 Students will be able to understand short and simple texts on sports. C C +
6 Students will be able to talk about other people’s appearances and personalities.A A +
7 Students will be able to talk about other people’s appearances. B B +
8 Students will be able to write simple pieces to compare people. D D +
9 Students will be able to understand short and simple texts on sports. A  b



7. SINIF 1.DENEME

ŞIRNAK / ŞIRNAK MERKEZ
Atatürk Ortaokulu

335 - MİZGİN AYAN
7B

214,623

90 37 53 0 21

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Başarı %

ŞUBE KURUM İLÇE İL GENEL

Sıra: 6
Katılım: 18

Ortalama: 20,56

Sıra: 18
Katılım: 63

Ortalama: 16,27

Sıra: 120
Katılım: 459

Ortalama: 15,34

Sıra: 175
Katılım: 778

Ortalama: 13,48

Sıra: 6003
Katılım: 64943

Ortalama: 14,85

Türkçe

Soru Sayısı
20

Doğru
6

Yanlış
14

Boş
0

Net
1,33

A Cevap Anahtarı
12345678901234567890

BDCACBDBCAACDACDBBAD

aDbdCcDdbAAbcdbaaBcc

Öğr. %7

Sınıf %21

Kurum %18

İlçe %20

İl %17

Genel %49

 

Matematik

Soru Sayısı
20

Doğru
9

Yanlış
11

Boş
0

Net
5,33

A Cevap Anahtarı
12345678901234567890

CBDDBACABBBACCADDABB

acDaccCdBBcACbAaaABd

Öğr. %27

Sınıf %8

Kurum %7

İlçe %6

İl %5

Genel %7

 

Fen

Soru Sayısı
20

Doğru
10

Yanlış
10

Boş
0

Net
6,67

A Cevap Anahtarı
12345678901234567890

DBADBDADBABCCAABBADD

DdADBDbDBcaddbcBcbDD

Öğr. %33

Sınıf %22

Kurum %19

İlçe %17

İl %15

Genel %6

 

Sosyal Bil.

Soru Sayısı
10

Doğru
5

Yanlış
5

Boş
0

Net
3,33

A Cevap Anahtarı
12345678901234567890

CADDBCBAAA

bAcDdbBdAA

Öğr. %33

Sınıf %35

Kurum %27

İlçe %26

İl %24

Genel %10

 

Din K.ve A.B.

Soru Sayısı
10

Doğru
4

Yanlış
6

Boş
0

Net
2,00

A Cevap Anahtarı
12345678901234567890

BBACADDCAD

aabCcDaCcD

Öğr. %20

Sınıf %52

Kurum %39

İlçe %34

İl %30

Genel %11

 

İngilizce

Soru Sayısı
10

Doğru
3

Yanlış
7

Boş
0

Net
0,67

A Cevap Anahtarı
12345678901234567890

DBACCABDAB

DadabccDAd

Öğr. %7

Sınıf %17

Kurum %13

İlçe %10

İl %10

Genel %34

 

SORU ANALİZİ

Türkçe DC ÖC ?

1 METİNDEKİ SÖZ SANATLARINI TESPİT EDER. B A -
2 BAĞLAMDAN YARALANARAK BİLMEDİĞİ KELİME VE KELİME GRUPLARININ ANLAMLARINI TAHMİN EDER.D D +
3 CÜMLENİN İÇERİĞİNİ YORUMLAR. C B -
4 DEYİM VE ATASÖZLERİNİN METNE KATKISINI BELİRLER. A D -
5 METNİN  HİKAYE UNSURLARINI  BELİRLER. C C +
6 METNİN ANA DÜŞÜNCESİNİ BELİRLER B C -
7 METNİN İÇERİĞİNİ YORUMLAR. D D +
8 METNİN KONUSUNU BELİRLER. B D -
9 METNİN ANA DÜŞÜNCESİNİ BELİRLER. C B -
10 KELİMELERİ ANLAMINA UYGUN KULLANIR. A A +

Matematik DC ÖC ?

1 Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer.C A -
2 Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer.B C -
3 Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer.D D +
4 Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. D A -
5 Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. B C -
6 Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. A C -
7 Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. C C +
8 Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. A D -
9 Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. B B +
10 Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. B B +

Fen DC ÖC ?

1 Uzay teknolojilerini açıklar. D D +
2 Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır..B D -
3 Hücre organellerinin ayrıntılı yapıları verilmeden sadece isim ve görevlerine değinilirA A +
4 Rasathane (gözlemevi) kurulma yerlerinin seçimine ve bu yerlerin taşıdığı şartlara değinilir.D D +
5 Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. B B +
6 Galaksi örnekleri olarak Samanyolu ve Andromeda galaksilerine değinilir. D D +
7 Bulutsu örnekleri verilir A B -
8 Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. D D +
9 Dünya'dan bakıldığı şekliyle görülen yıldız gruplarının, isimlendirmesi olan takımyıldızlara değinilirB B +
10 Türkiye’nin uzaya gönderdiği uydulara ve görevlerine değinilir A C -

Sosyal Bil. DC ÖC ?

1 İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir.C B -
2 Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. A A +
3 Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. D C -
4 Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.D D +
5 Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.B D -
6 Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. C B -
7 Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. B B +
8 Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. A D -
9 Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.A A +
10 İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular.A A +

Din K.ve A.B. DC ÖC ?

1 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır B A -
2 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır B A -
3 7.1.1. Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. A B -
4 7.1.1. Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. C C +
5 7.1.4. Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. A C -
6 7.1.3. Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. D D +
7 7.1.4. Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. D A -
8 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır C C +
9 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır A C -
10 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır D D +

İngilizce DC ÖC ?

1 Students will be able to understand a simple text about appearances and personalities.D D +
2 Students will be able to understand a simple text about appearances. B A -
3 Students will be able to understand a simple text about personalities. A D -
4 Students will be able to report on personalities of other people. C A -
5 Students will be able to understand short and simple texts on sports. C B -
6 Students will be able to talk about other people’s appearances and personalities.A C -
7 Students will be able to talk about other people’s appearances. B C -
8 Students will be able to write simple pieces to compare people. D D +
9 Students will be able to understand short and simple texts on sports. A A +



7. SINIF 1.DENEME

ŞIRNAK / ŞIRNAK MERKEZ
Atatürk Ortaokulu

112 - MUHAMMED ŞAN
7B

204,410

90 35 40 15 24

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Başarı %

ŞUBE KURUM İLÇE İL GENEL

Sıra: 7
Katılım: 18

Ortalama: 20,56

Sıra: 20
Katılım: 63

Ortalama: 16,27

Sıra: 139
Katılım: 459

Ortalama: 15,34

Sıra: 202
Katılım: 778

Ortalama: 13,48

Sıra: 6431
Katılım: 64943

Ortalama: 14,85

Türkçe

Soru Sayısı
20

Doğru
10

Yanlış
9

Boş
1

Net
7,00

B Cevap Anahtarı
12345678901234567890

DABCAACCDBCADDCABBDB

DcBCbddCDBCAbadA aDa

Öğr. %35

Sınıf %21

Kurum %18

İlçe %20

İl %17

Genel %49

 

Matematik

Soru Sayısı
20

Doğru
4

Yanlış
2

Boş
14

Net
3,33

B Cevap Anahtarı
12345678901234567890

BBBAACDBDBCADDABBACC

 dB  d  D     A    C

Öğr. %17

Sınıf %8

Kurum %7

İlçe %6

İl %5

Genel %7

 

Fen

Soru Sayısı
20

Doğru
6

Yanlış
14

Boş
0

Net
1,33

B Cevap Anahtarı
12345678901234567890

DDBDABABDAAACCBADDBB

aDaadBcdccdAdCBbacBa

Öğr. %7

Sınıf %22

Kurum %19

İlçe %17

İl %15

Genel %6

 

Sosyal Bil.

Soru Sayısı
10

Doğru
5

Yanlış
5

Boş
0

Net
3,33

B Cevap Anahtarı
12345678901234567890

DCBBAAACDA

cbBaAccCDA

Öğr. %33

Sınıf %35

Kurum %27

İlçe %26

İl %24

Genel %10

 

Din K.ve A.B.

Soru Sayısı
10

Doğru
7

Yanlış
3

Boş
0

Net
6,00

B Cevap Anahtarı
12345678901234567890

CDACDDABAB

CDACDDbBda

Öğr. %60

Sınıf %52

Kurum %39

İlçe %34

İl %30

Genel %11

 

İngilizce

Soru Sayısı
10

Doğru
3

Yanlış
7

Boş
0

Net
0,67

B Cevap Anahtarı
12345678901234567890

BACDBABACD

cbCaBAcdac

Öğr. %7

Sınıf %17

Kurum %13

İlçe %10

İl %10

Genel %34

 

SORU ANALİZİ

Türkçe DC ÖC ?

1 METNİN İÇERİĞİNİ YORUMLAR. D D +
2 METİNDEKİ YARDIMCI DÜŞÜNCELERİ BELİRLER. A C -
3 METNİN KONUSUNU BELİRLER. B B +
4 FİİLİN ANLAM ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDE DURULUR. C C +
5 FİİL ÇEKİM EKLERİ ÜZERİNDE DURULUR. A B -
6 KELİMELERİ ANLAMINA UYGUN KULLANIR. A D -
7 METNİN ANA DÜŞÜNCESİNİ BELİRLER. C D -
8 CÜMLENİN İÇERİĞİNİ YORUMLAR. C C +
9 METNİN İÇERİĞİNİ YORUMLAR. D D +
10 METNİN ANA DÜŞÜNCESİNİ BELİRLER B B +

Matematik DC ÖC ?

1 Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. B  b
2 Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. B D -
3 Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. B B +
4 Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. A  b
5 Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. A  b
6 Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. C D -
7 Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer.D  b
8 Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. B  b
9 Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. D D +
10 Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer.B  b

Fen DC ÖC ?

1 Rasathane (gözlemevi) kurulma yerlerinin seçimine ve bu yerlerin taşıdığı şartlara değinilir.D A -
2 Galaksi örnekleri olarak Samanyolu ve Andromeda galaksilerine değinilir. D D +
3 Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. B A -
4 Uzay teknolojilerini açıklar. D A -
5 Hücre organellerinin ayrıntılı yapıları verilmeden sadece isim ve görevlerine değinilirA D -
6 Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır..B B +
7 Türkiye’nin uzaya gönderdiği uydulara ve görevlerine değinilir A C -
8 Dünya'dan bakıldığı şekliyle görülen yıldız gruplarının, isimlendirmesi olan takımyıldızlara değinilirB D -
9 Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. D C -
10 Bulutsu örnekleri verilir A C -

Sosyal Bil. DC ÖC ?

1 Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.D C -
2 Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. C B -
3 Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.B B +
4 Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. B A -
5 İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular.A A +
6 Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.A C -
7 Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. A C -
8 İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir.C C +
9 Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. D D +
10 Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. A A +

Din K.ve A.B. DC ÖC ?

1 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır C C +
2 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır D D +
3 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır A A +
4 7.1.1. Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. C C +
5 7.1.4. Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. D D +
6 7.1.3. Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. D D +
7 7.1.4. Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. A B -
8 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır B B +
9 7.1.1. Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. A D -
10 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır B A -

İngilizce DC ÖC ?

1 Students will be able to talk about routines/daily activities B C -
2 Students will be able to understand short and simple texts on sports. A B -
3 Students will be able to understand short and simple texts on sports. C C +
4 Students will be able to write simple pieces to compare people. D A -
5 Students will be able to talk about other people’s appearances. B B +
6 Students will be able to talk about other people’s appearances and personalities.A A +
7 Students will be able to understand a simple text about appearances. B C -
8 Students will be able to understand a simple text about personalities. A D -
9 Students will be able to report on personalities of other people. C A -



7. SINIF 1.DENEME

ŞIRNAK / ŞIRNAK MERKEZ
Atatürk Ortaokulu

348 - NAZLICAN ONAR
7B

304,989

90 55 31 4 50

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Başarı %

ŞUBE KURUM İLÇE İL GENEL

Sıra: 3
Katılım: 18

Ortalama: 20,56

Sıra: 8
Katılım: 63

Ortalama: 16,27

Sıra: 38
Katılım: 459

Ortalama: 15,34

Sıra: 52
Katılım: 778

Ortalama: 13,48

Sıra: 2251
Katılım: 64943

Ortalama: 14,85

Türkçe

Soru Sayısı
20

Doğru
13

Yanlış
6

Boş
1

Net
11,00

A Cevap Anahtarı
12345678901234567890

BDCACBDBCAACDACDBBAD

dDCACBDBCAAaDcCD abc

Öğr. %55

Sınıf %21

Kurum %18

İlçe %20

İl %17

Genel %49

 

Matematik

Soru Sayısı
20

Doğru
8

Yanlış
10

Boş
2

Net
4,67

A Cevap Anahtarı
12345678901234567890

CBDDBACABBBACCADDABB

bBbDBACdB dbC dcbcBc

Öğr. %23

Sınıf %8

Kurum %7

İlçe %6

İl %5

Genel %7

 

Fen

Soru Sayısı
20

Doğru
9

Yanlış
10

Boş
1

Net
5,67

A Cevap Anahtarı
12345678901234567890

DBADBDADBABCCAABBADD

aaAbBb DdABadAAdBcDa

Öğr. %28

Sınıf %22

Kurum %19

İlçe %17

İl %15

Genel %6

 

Sosyal Bil.

Soru Sayısı
10

Doğru
8

Yanlış
2

Boş
0

Net
7,33

A Cevap Anahtarı
12345678901234567890

CADDBCBAAA

CADDdaBAAA

Öğr. %73

Sınıf %35

Kurum %27

İlçe %26

İl %24

Genel %10

 

Din K.ve A.B.

Soru Sayısı
10

Doğru
9

Yanlış
1

Boş
0

Net
8,67

A Cevap Anahtarı
12345678901234567890

BBACADDCAD

BBbCADDCAD

Öğr. %87

Sınıf %52

Kurum %39

İlçe %34

İl %30

Genel %11

 

İngilizce

Soru Sayısı
10

Doğru
8

Yanlış
2

Boş
0

Net
7,33

A Cevap Anahtarı
12345678901234567890

DBACCABDAB

cBdCCABDAB

Öğr. %73

Sınıf %17

Kurum %13

İlçe %10

İl %10

Genel %34

 

SORU ANALİZİ

Türkçe DC ÖC ?

1 METİNDEKİ SÖZ SANATLARINI TESPİT EDER. B D -
2 BAĞLAMDAN YARALANARAK BİLMEDİĞİ KELİME VE KELİME GRUPLARININ ANLAMLARINI TAHMİN EDER.D D +
3 CÜMLENİN İÇERİĞİNİ YORUMLAR. C C +
4 DEYİM VE ATASÖZLERİNİN METNE KATKISINI BELİRLER. A A +
5 METNİN  HİKAYE UNSURLARINI  BELİRLER. C C +
6 METNİN ANA DÜŞÜNCESİNİ BELİRLER B B +
7 METNİN İÇERİĞİNİ YORUMLAR. D D +
8 METNİN KONUSUNU BELİRLER. B B +
9 METNİN ANA DÜŞÜNCESİNİ BELİRLER. C C +
10 KELİMELERİ ANLAMINA UYGUN KULLANIR. A A +

Matematik DC ÖC ?

1 Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer.C B -
2 Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer.B B +
3 Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer.D B -
4 Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. D D +
5 Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. B B +
6 Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. A A +
7 Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. C C +
8 Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. A D -
9 Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. B B +
10 Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. B  b

Fen DC ÖC ?

1 Uzay teknolojilerini açıklar. D A -
2 Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır..B A -
3 Hücre organellerinin ayrıntılı yapıları verilmeden sadece isim ve görevlerine değinilirA A +
4 Rasathane (gözlemevi) kurulma yerlerinin seçimine ve bu yerlerin taşıdığı şartlara değinilir.D B -
5 Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. B B +
6 Galaksi örnekleri olarak Samanyolu ve Andromeda galaksilerine değinilir. D B -
7 Bulutsu örnekleri verilir A  b
8 Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. D D +
9 Dünya'dan bakıldığı şekliyle görülen yıldız gruplarının, isimlendirmesi olan takımyıldızlara değinilirB D -
10 Türkiye’nin uzaya gönderdiği uydulara ve görevlerine değinilir A A +

Sosyal Bil. DC ÖC ?

1 İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir.C C +
2 Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. A A +
3 Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. D D +
4 Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.D D +
5 Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.B D -
6 Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. C A -
7 Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. B B +
8 Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. A A +
9 Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.A A +
10 İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular.A A +

Din K.ve A.B. DC ÖC ?

1 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır B B +
2 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır B B +
3 7.1.1. Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. A B -
4 7.1.1. Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. C C +
5 7.1.4. Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. A A +
6 7.1.3. Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. D D +
7 7.1.4. Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. D D +
8 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır C C +
9 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır A A +
10 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır D D +

İngilizce DC ÖC ?

1 Students will be able to understand a simple text about appearances and personalities.D C -
2 Students will be able to understand a simple text about appearances. B B +
3 Students will be able to understand a simple text about personalities. A D -
4 Students will be able to report on personalities of other people. C C +
5 Students will be able to understand short and simple texts on sports. C C +
6 Students will be able to talk about other people’s appearances and personalities.A A +
7 Students will be able to talk about other people’s appearances. B B +
8 Students will be able to write simple pieces to compare people. D D +
9 Students will be able to understand short and simple texts on sports. A A +



7. SINIF 1.DENEME

ŞIRNAK / ŞIRNAK MERKEZ
Atatürk Ortaokulu

51 - ÖZLEM NUR BAYRAK
7B

127,936

90 28 47 15 14

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Başarı %

ŞUBE KURUM İLÇE İL GENEL

Sıra: 14
Katılım: 18

Ortalama: 20,56

Sıra: 45
Katılım: 63

Ortalama: 16,27

Sıra: 308
Katılım: 459

Ortalama: 15,34

Sıra: 470
Katılım: 778

Ortalama: 13,48

Sıra: 57540
Katılım: 64943

Ortalama: 14,85

Türkçe

Soru Sayısı
20

Doğru
5

Yanlış
14

Boş
1

Net
0,33

B Cevap Anahtarı
12345678901234567890

DABCAACCDBCADDCABBDB

DcaCbbCaDcadbcadc cB

Öğr. %2

Sınıf %21

Kurum %18

İlçe %20

İl %17

Genel %49

 

Matematik

Soru Sayısı
20

Doğru
4

Yanlış
13

Boş
3

Net
-0,33

B Cevap Anahtarı
12345678901234567890

BBBAACDBDBCADDABBACC

Ba bdd caB bDcbaBcbd

Öğr. %-2

Sınıf %8

Kurum %7

İlçe %6

İl %5

Genel %7

 

Fen

Soru Sayısı
20

Doğru
5

Yanlış
14

Boş
1

Net
0,33

B Cevap Anahtarı
12345678901234567890

DDBDABABDAAACCBADDBB

DcBacdc ccdbdCBAbadc

Öğr. %2

Sınıf %22

Kurum %19

İlçe %17

İl %15

Genel %6

 

Sosyal Bil.

Soru Sayısı
10

Doğru
4

Yanlış
6

Boş
0

Net
2,00

B Cevap Anahtarı
12345678901234567890

DCBBAAACDA

aCdBAccCad

Öğr. %20

Sınıf %35

Kurum %27

İlçe %26

İl %24

Genel %10

 

Din K.ve A.B.

Soru Sayısı
10

Doğru
10

Yanlış
0

Boş
0

Net
10,00

B Cevap Anahtarı
12345678901234567890

CDACDDABAB

CDACDDABAB

Öğr. %100

Sınıf %52

Kurum %39

İlçe %34

İl %30

Genel %11

 

SORU ANALİZİ

Türkçe DC ÖC ?

1 METNİN İÇERİĞİNİ YORUMLAR. D D +
2 METİNDEKİ YARDIMCI DÜŞÜNCELERİ BELİRLER. A C -
3 METNİN KONUSUNU BELİRLER. B A -
4 FİİLİN ANLAM ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDE DURULUR. C C +
5 FİİL ÇEKİM EKLERİ ÜZERİNDE DURULUR. A B -
6 KELİMELERİ ANLAMINA UYGUN KULLANIR. A B -
7 METNİN ANA DÜŞÜNCESİNİ BELİRLER. C C +
8 CÜMLENİN İÇERİĞİNİ YORUMLAR. C A -
9 METNİN İÇERİĞİNİ YORUMLAR. D D +
10 METNİN ANA DÜŞÜNCESİNİ BELİRLER B C -

Matematik DC ÖC ?

1 Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. B B +
2 Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. B A -
3 Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. B  b
4 Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. A B -
5 Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. A D -
6 Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. C D -
7 Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer.D  b
8 Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. B C -
9 Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. D A -
10 Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer.B B +

Fen DC ÖC ?

1 Rasathane (gözlemevi) kurulma yerlerinin seçimine ve bu yerlerin taşıdığı şartlara değinilir.D D +
2 Galaksi örnekleri olarak Samanyolu ve Andromeda galaksilerine değinilir. D C -
3 Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. B B +
4 Uzay teknolojilerini açıklar. D A -
5 Hücre organellerinin ayrıntılı yapıları verilmeden sadece isim ve görevlerine değinilirA C -
6 Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır..B D -
7 Türkiye’nin uzaya gönderdiği uydulara ve görevlerine değinilir A C -
8 Dünya'dan bakıldığı şekliyle görülen yıldız gruplarının, isimlendirmesi olan takımyıldızlara değinilirB  b
9 Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. D C -
10 Bulutsu örnekleri verilir A C -

Sosyal Bil. DC ÖC ?

1 Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.D A -
2 Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. C C +
3 Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.B D -
4 Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. B B +
5 İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular.A A +
6 Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.A C -
7 Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. A C -
8 İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir.C C +
9 Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. D A -
10 Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. A D -

Din K.ve A.B. DC ÖC ?

1 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır C C +
2 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır D D +
3 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır A A +
4 7.1.1. Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. C C +
5 7.1.4. Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. D D +
6 7.1.3. Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. D D +
7 7.1.4. Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. A A +
8 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır B B +
9 7.1.1. Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. A A +
10 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır B B +



7. SINIF 1.DENEME

ŞIRNAK / ŞIRNAK MERKEZ
Atatürk Ortaokulu

361 - PERÇEM BATMAZ
7B

337,038

90 58 29 3 54

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Başarı %

ŞUBE KURUM İLÇE İL GENEL

Sıra: 2
Katılım: 18

Ortalama: 20,56

Sıra: 4
Katılım: 63

Ortalama: 16,27

Sıra: 19
Katılım: 459

Ortalama: 15,34

Sıra: 26
Katılım: 778

Ortalama: 13,48

Sıra: 1565
Katılım: 64943

Ortalama: 14,85

Türkçe

Soru Sayısı
20

Doğru
13

Yanlış
7

Boş
0

Net
10,67

B Cevap Anahtarı
12345678901234567890

DABCAACCDBCADDCABBDB

DdcCAACaDcCbDDaABaDB

Öğr. %53

Sınıf %21

Kurum %18

İlçe %20

İl %17

Genel %49

 

Matematik

Soru Sayısı
20

Doğru
8

Yanlış
9

Boş
3

Net
5,00

B Cevap Anahtarı
12345678901234567890

BBBAACDBDBCADDABBACC

Bd  ACbdacCADaAdBd a

Öğr. %25

Sınıf %8

Kurum %7

İlçe %6

İl %5

Genel %7

 

Fen

Soru Sayısı
20

Doğru
13

Yanlış
7

Boş
0

Net
10,67

B Cevap Anahtarı
12345678901234567890

DDBDABABDAAACCBADDBB

DDBDccABDbAAadBccDBB

Öğr. %53

Sınıf %22

Kurum %19

İlçe %17

İl %15

Genel %6

 

Sosyal Bil.

Soru Sayısı
10

Doğru
8

Yanlış
2

Boş
0

Net
7,33

B Cevap Anahtarı
12345678901234567890

DCBBAAACDA

DCdBAcACDA

Öğr. %73

Sınıf %35

Kurum %27

İlçe %26

İl %24

Genel %10

 

Din K.ve A.B.

Soru Sayısı
10

Doğru
10

Yanlış
0

Boş
0

Net
10,00

B Cevap Anahtarı
12345678901234567890

CDACDDABAB

CDACDDABAB

Öğr. %100

Sınıf %52

Kurum %39

İlçe %34

İl %30

Genel %11

 

İngilizce

Soru Sayısı
10

Doğru
6

Yanlış
4

Boş
0

Net
4,67

B Cevap Anahtarı
12345678901234567890

BACDBABACD

ddCDBABAac

Öğr. %47

Sınıf %17

Kurum %13

İlçe %10

İl %10

Genel %34

 

SORU ANALİZİ

Türkçe DC ÖC ?

1 METNİN İÇERİĞİNİ YORUMLAR. D D +
2 METİNDEKİ YARDIMCI DÜŞÜNCELERİ BELİRLER. A D -
3 METNİN KONUSUNU BELİRLER. B C -
4 FİİLİN ANLAM ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDE DURULUR. C C +
5 FİİL ÇEKİM EKLERİ ÜZERİNDE DURULUR. A A +
6 KELİMELERİ ANLAMINA UYGUN KULLANIR. A A +
7 METNİN ANA DÜŞÜNCESİNİ BELİRLER. C C +
8 CÜMLENİN İÇERİĞİNİ YORUMLAR. C A -
9 METNİN İÇERİĞİNİ YORUMLAR. D D +
10 METNİN ANA DÜŞÜNCESİNİ BELİRLER B C -

Matematik DC ÖC ?

1 Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. B B +
2 Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. B D -
3 Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. B  b
4 Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. A  b
5 Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. A A +
6 Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. C C +
7 Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer.D B -
8 Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. B D -
9 Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. D A -
10 Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer.B C -

Fen DC ÖC ?

1 Rasathane (gözlemevi) kurulma yerlerinin seçimine ve bu yerlerin taşıdığı şartlara değinilir.D D +
2 Galaksi örnekleri olarak Samanyolu ve Andromeda galaksilerine değinilir. D D +
3 Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. B B +
4 Uzay teknolojilerini açıklar. D D +
5 Hücre organellerinin ayrıntılı yapıları verilmeden sadece isim ve görevlerine değinilirA C -
6 Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır..B C -
7 Türkiye’nin uzaya gönderdiği uydulara ve görevlerine değinilir A A +
8 Dünya'dan bakıldığı şekliyle görülen yıldız gruplarının, isimlendirmesi olan takımyıldızlara değinilirB B +
9 Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. D D +
10 Bulutsu örnekleri verilir A B -

Sosyal Bil. DC ÖC ?

1 Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.D D +
2 Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. C C +
3 Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.B D -
4 Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. B B +
5 İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular.A A +
6 Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.A C -
7 Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. A A +
8 İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir.C C +
9 Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. D D +
10 Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. A A +

Din K.ve A.B. DC ÖC ?

1 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır C C +
2 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır D D +
3 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır A A +
4 7.1.1. Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. C C +
5 7.1.4. Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. D D +
6 7.1.3. Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. D D +
7 7.1.4. Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. A A +
8 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır B B +
9 7.1.1. Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. A A +
10 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır B B +

İngilizce DC ÖC ?

1 Students will be able to talk about routines/daily activities B D -
2 Students will be able to understand short and simple texts on sports. A D -
3 Students will be able to understand short and simple texts on sports. C C +
4 Students will be able to write simple pieces to compare people. D D +
5 Students will be able to talk about other people’s appearances. B B +
6 Students will be able to talk about other people’s appearances and personalities.A A +
7 Students will be able to understand a simple text about appearances. B B +
8 Students will be able to understand a simple text about personalities. A A +
9 Students will be able to report on personalities of other people. C A -



7. SINIF 1.DENEME

ŞIRNAK / ŞIRNAK MERKEZ
Atatürk Ortaokulu

362 - PEYMAN BARAN
7B

216,056

90 36 53 1 20

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Başarı %

ŞUBE KURUM İLÇE İL GENEL

Sıra: 5
Katılım: 18

Ortalama: 20,56

Sıra: 17
Katılım: 63

Ortalama: 16,27

Sıra: 116
Katılım: 459

Ortalama: 15,34

Sıra: 169
Katılım: 778

Ortalama: 13,48

Sıra: 5169
Katılım: 64943

Ortalama: 14,85

Türkçe

Soru Sayısı
20

Doğru
8

Yanlış
12

Boş
0

Net
4,00

A Cevap Anahtarı
12345678901234567890

BDCACBDBCAACDACDBBAD

dDbcCaDBbbACDcdadaAc

Öğr. %20

Sınıf %21

Kurum %18

İlçe %20

İl %17

Genel %49

 

Matematik

Soru Sayısı
20

Doğru
8

Yanlış
12

Boş
0

Net
4,00

A Cevap Anahtarı
12345678901234567890

CBDDBACABBBACCADDABB

CBbDcAbbaaBdbCcbDcBc

Öğr. %20

Sınıf %8

Kurum %7

İlçe %6

İl %5

Genel %7

 

Fen

Soru Sayısı
20

Doğru
10

Yanlış
10

Boş
0

Net
6,67

A Cevap Anahtarı
12345678901234567890

DBADBDADBABCCAABBADD

cBAcBbcDdABCCbABccbc

Öğr. %33

Sınıf %22

Kurum %19

İlçe %17

İl %15

Genel %6

 

Sosyal Bil.

Soru Sayısı
10

Doğru
5

Yanlış
5

Boş
0

Net
3,33

A Cevap Anahtarı
12345678901234567890

CADDBCBAAA

CbbcBCBcAc

Öğr. %33

Sınıf %35

Kurum %27

İlçe %26

İl %24

Genel %10

 

Din K.ve A.B.

Soru Sayısı
10

Doğru
1

Yanlış
8

Boş
1

Net
-1,67

A Cevap Anahtarı
12345678901234567890

BBACADDCAD

cadCbaa cb

Öğr. %-17

Sınıf %52

Kurum %39

İlçe %34

İl %30

Genel %11

 

İngilizce

Soru Sayısı
10

Doğru
4

Yanlış
6

Boş
0

Net
2,00

A Cevap Anahtarı
12345678901234567890

DBACCABDAB

cBACdAdbcd

Öğr. %20

Sınıf %17

Kurum %13

İlçe %10

İl %10

Genel %34

 

SORU ANALİZİ

Türkçe DC ÖC ?

1 METİNDEKİ SÖZ SANATLARINI TESPİT EDER. B D -
2 BAĞLAMDAN YARALANARAK BİLMEDİĞİ KELİME VE KELİME GRUPLARININ ANLAMLARINI TAHMİN EDER.D D +
3 CÜMLENİN İÇERİĞİNİ YORUMLAR. C B -
4 DEYİM VE ATASÖZLERİNİN METNE KATKISINI BELİRLER. A C -
5 METNİN  HİKAYE UNSURLARINI  BELİRLER. C C +
6 METNİN ANA DÜŞÜNCESİNİ BELİRLER B A -
7 METNİN İÇERİĞİNİ YORUMLAR. D D +
8 METNİN KONUSUNU BELİRLER. B B +
9 METNİN ANA DÜŞÜNCESİNİ BELİRLER. C B -
10 KELİMELERİ ANLAMINA UYGUN KULLANIR. A B -

Matematik DC ÖC ?

1 Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer.C C +
2 Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer.B B +
3 Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer.D B -
4 Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. D D +
5 Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. B C -
6 Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. A A +
7 Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. C B -
8 Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. A B -
9 Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. B A -
10 Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. B A -

Fen DC ÖC ?

1 Uzay teknolojilerini açıklar. D C -
2 Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır..B B +
3 Hücre organellerinin ayrıntılı yapıları verilmeden sadece isim ve görevlerine değinilirA A +
4 Rasathane (gözlemevi) kurulma yerlerinin seçimine ve bu yerlerin taşıdığı şartlara değinilir.D C -
5 Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. B B +
6 Galaksi örnekleri olarak Samanyolu ve Andromeda galaksilerine değinilir. D B -
7 Bulutsu örnekleri verilir A C -
8 Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. D D +
9 Dünya'dan bakıldığı şekliyle görülen yıldız gruplarının, isimlendirmesi olan takımyıldızlara değinilirB D -
10 Türkiye’nin uzaya gönderdiği uydulara ve görevlerine değinilir A A +

Sosyal Bil. DC ÖC ?

1 İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir.C C +
2 Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. A B -
3 Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. D B -
4 Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.D C -
5 Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.B B +
6 Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. C C +
7 Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. B B +
8 Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. A C -
9 Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.A A +
10 İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular.A C -

Din K.ve A.B. DC ÖC ?

1 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır B C -
2 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır B A -
3 7.1.1. Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. A D -
4 7.1.1. Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. C C +
5 7.1.4. Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. A B -
6 7.1.3. Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. D A -
7 7.1.4. Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. D A -
8 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır C  b
9 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır A C -
10 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır D B -

İngilizce DC ÖC ?

1 Students will be able to understand a simple text about appearances and personalities.D C -
2 Students will be able to understand a simple text about appearances. B B +
3 Students will be able to understand a simple text about personalities. A A +
4 Students will be able to report on personalities of other people. C C +
5 Students will be able to understand short and simple texts on sports. C D -
6 Students will be able to talk about other people’s appearances and personalities.A A +
7 Students will be able to talk about other people’s appearances. B D -
8 Students will be able to write simple pieces to compare people. D B -
9 Students will be able to understand short and simple texts on sports. A C -



7. SINIF 1.DENEME

ŞIRNAK / ŞIRNAK MERKEZ
Atatürk Ortaokulu

372 - SEDA KOLUMAN
7B

195,392

90 38 40 12 27

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Başarı %

ŞUBE KURUM İLÇE İL GENEL

Sıra: 8
Katılım: 18

Ortalama: 20,56

Sıra: 21
Katılım: 63

Ortalama: 16,27

Sıra: 152
Katılım: 459

Ortalama: 15,34

Sıra: 221
Katılım: 778

Ortalama: 13,48

Sıra: 7597
Katılım: 64943

Ortalama: 14,85

Türkçe

Soru Sayısı
20

Doğru
10

Yanlış
8

Boş
2

Net
7,33

B Cevap Anahtarı
12345678901234567890

DABCAACCDBCADDCABBDB

D aCbACdbBCAbDacBaD 

Öğr. %37

Sınıf %21

Kurum %18

İlçe %20

İl %17

Genel %49

 

Matematik

Soru Sayısı
20

Doğru
1

Yanlış
11

Boş
8

Net
-2,67

B Cevap Anahtarı
12345678901234567890

BBBAACDBDBCADDABBACC

ac d  c  cabacA * d 

Öğr. %-13

Sınıf %8

Kurum %7

İlçe %6

İl %5

Genel %7

 

Fen

Soru Sayısı
20

Doğru
9

Yanlış
11

Boş
0

Net
5,33

B Cevap Anahtarı
12345678901234567890

DDBDABABDAAACCBADDBB

DDcDAacccbbACdBcDbBd

Öğr. %27

Sınıf %22

Kurum %19

İlçe %17

İl %15

Genel %6

 

Sosyal Bil.

Soru Sayısı
10

Doğru
6

Yanlış
4

Boş
0

Net
4,67

B Cevap Anahtarı
12345678901234567890

DCBBAAACDA

DCdaAcbCDA

Öğr. %47

Sınıf %35

Kurum %27

İlçe %26

İl %24

Genel %10

 

Din K.ve A.B.

Soru Sayısı
10

Doğru
9

Yanlış
1

Boş
0

Net
8,67

B Cevap Anahtarı
12345678901234567890

CDACDDABAB

CDACDDABbB

Öğr. %87

Sınıf %52

Kurum %39

İlçe %34

İl %30

Genel %11

 

İngilizce

Soru Sayısı
10

Doğru
3

Yanlış
5

Boş
2

Net
1,33

B Cevap Anahtarı
12345678901234567890

BACDBABACD

c C BAcbaa

Öğr. %13

Sınıf %17

Kurum %13

İlçe %10

İl %10

Genel %34

 

SORU ANALİZİ

Türkçe DC ÖC ?

1 METNİN İÇERİĞİNİ YORUMLAR. D D +
2 METİNDEKİ YARDIMCI DÜŞÜNCELERİ BELİRLER. A  b
3 METNİN KONUSUNU BELİRLER. B A -
4 FİİLİN ANLAM ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDE DURULUR. C C +
5 FİİL ÇEKİM EKLERİ ÜZERİNDE DURULUR. A B -
6 KELİMELERİ ANLAMINA UYGUN KULLANIR. A A +
7 METNİN ANA DÜŞÜNCESİNİ BELİRLER. C C +
8 CÜMLENİN İÇERİĞİNİ YORUMLAR. C D -
9 METNİN İÇERİĞİNİ YORUMLAR. D B -
10 METNİN ANA DÜŞÜNCESİNİ BELİRLER B B +

Matematik DC ÖC ?

1 Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. B A -
2 Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. B C -
3 Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. B  b
4 Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. A D -
5 Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. A  b
6 Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. C  b
7 Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer.D C -
8 Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. B  b
9 Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. D  b
10 Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer.B C -

Fen DC ÖC ?

1 Rasathane (gözlemevi) kurulma yerlerinin seçimine ve bu yerlerin taşıdığı şartlara değinilir.D D +
2 Galaksi örnekleri olarak Samanyolu ve Andromeda galaksilerine değinilir. D D +
3 Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. B C -
4 Uzay teknolojilerini açıklar. D D +
5 Hücre organellerinin ayrıntılı yapıları verilmeden sadece isim ve görevlerine değinilirA A +
6 Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır..B A -
7 Türkiye’nin uzaya gönderdiği uydulara ve görevlerine değinilir A C -
8 Dünya'dan bakıldığı şekliyle görülen yıldız gruplarının, isimlendirmesi olan takımyıldızlara değinilirB C -
9 Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. D C -
10 Bulutsu örnekleri verilir A B -

Sosyal Bil. DC ÖC ?

1 Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.D D +
2 Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. C C +
3 Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.B D -
4 Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. B A -
5 İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular.A A +
6 Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.A C -
7 Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. A B -
8 İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir.C C +
9 Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. D D +
10 Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. A A +

Din K.ve A.B. DC ÖC ?

1 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır C C +
2 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır D D +
3 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır A A +
4 7.1.1. Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. C C +
5 7.1.4. Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. D D +
6 7.1.3. Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. D D +
7 7.1.4. Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. A A +
8 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır B B +
9 7.1.1. Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. A B -
10 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır B B +

İngilizce DC ÖC ?

1 Students will be able to talk about routines/daily activities B C -
2 Students will be able to understand short and simple texts on sports. A  b
3 Students will be able to understand short and simple texts on sports. C C +
4 Students will be able to write simple pieces to compare people. D  b
5 Students will be able to talk about other people’s appearances. B B +
6 Students will be able to talk about other people’s appearances and personalities.A A +
7 Students will be able to understand a simple text about appearances. B C -
8 Students will be able to understand a simple text about personalities. A B -
9 Students will be able to report on personalities of other people. C A -



7. SINIF 1.DENEME

ŞIRNAK / ŞIRNAK MERKEZ
Atatürk Ortaokulu

374 - SEVDA SALTAN
7B

374,955

90 60 27 3 57

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Başarı %

ŞUBE KURUM İLÇE İL GENEL

Sıra: 1
Katılım: 18

Ortalama: 20,56

Sıra: 2
Katılım: 63

Ortalama: 16,27

Sıra: 9
Katılım: 459

Ortalama: 15,34

Sıra: 16
Katılım: 778

Ortalama: 13,48

Sıra: 942
Katılım: 64943

Ortalama: 14,85

Türkçe

Soru Sayısı
20

Doğru
11

Yanlış
9

Boş
0

Net
8,00

B Cevap Anahtarı
12345678901234567890

DABCAACCDBCADDCABBDB

DbcaAAddaBCAaDaABdDB

Öğr. %40

Sınıf %21

Kurum %18

İlçe %20

İl %17

Genel %49

 

Matematik

Soru Sayısı
20

Doğru
11

Yanlış
7

Boş
2

Net
8,67

B Cevap Anahtarı
12345678901234567890

BBBAACDBDBCADDABBACC

Bd AbdDdDaCADDABBd b

Öğr. %43

Sınıf %8

Kurum %7

İlçe %6

İl %5

Genel %7

 

Fen

Soru Sayısı
20

Doğru
16

Yanlış
4

Boş
0

Net
14,67

B Cevap Anahtarı
12345678901234567890

DDBDABABDAAACCBADDBB

DDBbABABDAdAbCBbDDBB

Öğr. %73

Sınıf %22

Kurum %19

İlçe %17

İl %15

Genel %6

 

Sosyal Bil.

Soru Sayısı
10

Doğru
6

Yanlış
4

Boş
0

Net
4,67

B Cevap Anahtarı
12345678901234567890

DCBBAAACDA

DdddAcACDA

Öğr. %47

Sınıf %35

Kurum %27

İlçe %26

İl %24

Genel %10

 

Din K.ve A.B.

Soru Sayısı
10

Doğru
9

Yanlış
1

Boş
0

Net
8,67

B Cevap Anahtarı
12345678901234567890

CDACDDABAB

CDACDDdBAB

Öğr. %87

Sınıf %52

Kurum %39

İlçe %34

İl %30

Genel %11

 

İngilizce

Soru Sayısı
10

Doğru
7

Yanlış
2

Boş
1

Net
6,33

B Cevap Anahtarı
12345678901234567890

BACDBABACD

BdCDBABdC 

Öğr. %63

Sınıf %17

Kurum %13

İlçe %10

İl %10

Genel %34

 

SORU ANALİZİ

Türkçe DC ÖC ?

1 METNİN İÇERİĞİNİ YORUMLAR. D D +
2 METİNDEKİ YARDIMCI DÜŞÜNCELERİ BELİRLER. A B -
3 METNİN KONUSUNU BELİRLER. B C -
4 FİİLİN ANLAM ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDE DURULUR. C A -
5 FİİL ÇEKİM EKLERİ ÜZERİNDE DURULUR. A A +
6 KELİMELERİ ANLAMINA UYGUN KULLANIR. A A +
7 METNİN ANA DÜŞÜNCESİNİ BELİRLER. C D -
8 CÜMLENİN İÇERİĞİNİ YORUMLAR. C D -
9 METNİN İÇERİĞİNİ YORUMLAR. D A -
10 METNİN ANA DÜŞÜNCESİNİ BELİRLER B B +

Matematik DC ÖC ?

1 Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. B B +
2 Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. B D -
3 Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. B  b
4 Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. A A +
5 Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. A B -
6 Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. C D -
7 Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer.D D +
8 Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. B D -
9 Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. D D +
10 Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer.B A -

Fen DC ÖC ?

1 Rasathane (gözlemevi) kurulma yerlerinin seçimine ve bu yerlerin taşıdığı şartlara değinilir.D D +
2 Galaksi örnekleri olarak Samanyolu ve Andromeda galaksilerine değinilir. D D +
3 Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. B B +
4 Uzay teknolojilerini açıklar. D B -
5 Hücre organellerinin ayrıntılı yapıları verilmeden sadece isim ve görevlerine değinilirA A +
6 Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır..B B +
7 Türkiye’nin uzaya gönderdiği uydulara ve görevlerine değinilir A A +
8 Dünya'dan bakıldığı şekliyle görülen yıldız gruplarının, isimlendirmesi olan takımyıldızlara değinilirB B +
9 Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. D D +
10 Bulutsu örnekleri verilir A A +

Sosyal Bil. DC ÖC ?

1 Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.D D +
2 Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. C D -
3 Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.B D -
4 Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. B D -
5 İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular.A A +
6 Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.A C -
7 Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. A A +
8 İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir.C C +
9 Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. D D +
10 Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. A A +

Din K.ve A.B. DC ÖC ?

1 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır C C +
2 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır D D +
3 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır A A +
4 7.1.1. Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. C C +
5 7.1.4. Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. D D +
6 7.1.3. Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. D D +
7 7.1.4. Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. A D -
8 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır B B +
9 7.1.1. Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. A A +
10 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır B B +

İngilizce DC ÖC ?

1 Students will be able to talk about routines/daily activities B B +
2 Students will be able to understand short and simple texts on sports. A D -
3 Students will be able to understand short and simple texts on sports. C C +
4 Students will be able to write simple pieces to compare people. D D +
5 Students will be able to talk about other people’s appearances. B B +
6 Students will be able to talk about other people’s appearances and personalities.A A +
7 Students will be able to understand a simple text about appearances. B B +
8 Students will be able to understand a simple text about personalities. A D -
9 Students will be able to report on personalities of other people. C C +



7. SINIF 1.DENEME

ŞIRNAK / ŞIRNAK MERKEZ
Atatürk Ortaokulu

0 - AYLİN BARK IN
7C

109,082

90 23 56 11 5

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Başarı %

ŞUBE KURUM İLÇE İL GENEL

Sıra: 9
Katılım: 12

Ortalama: 18,53

Sıra: 52
Katılım: 63

Ortalama: 16,27

Sıra: 363
Katılım: 459

Ortalama: 15,34

Sıra: 572
Katılım: 778

Ortalama: 13,48

Sıra: 63725
Katılım: 64943

Ortalama: 14,85

Türkçe

Soru Sayısı
20

Doğru
3

Yanlış
14

Boş
3

Net
-1,67

B Cevap Anahtarı
12345678901234567890

DABCAACCDBCADDCABBDB

D Babbbdb  ccDdcacac

Öğr. %-8

Sınıf %24

Kurum %18

İlçe %20

İl %17

Genel %49

 

Matematik

Soru Sayısı
20

Doğru
4

Yanlış
13

Boş
3

Net
-0,33

B Cevap Anahtarı
12345678901234567890

BBBAACDBDBCADDABBACC

BaBbdC  Dd babbacbad

Öğr. %-2

Sınıf %11

Kurum %7

İlçe %6

İl %5

Genel %7

 

Fen

Soru Sayısı
20

Doğru
5

Yanlış
11

Boş
4

Net
1,33

B Cevap Anahtarı
12345678901234567890

DDBDABABDAAACCBADDBB

cbdabdA bc AC  cDadB

Öğr. %7

Sınıf %14

Kurum %19

İlçe %17

İl %15

Genel %6

 

Sosyal Bil.

Soru Sayısı
10

Doğru
4

Yanlış
5

Boş
1

Net
2,33

B Cevap Anahtarı
12345678901234567890

DCBBAAACDA

Dbcacc CDA

Öğr. %23

Sınıf %23

Kurum %27

İlçe %26

İl %24

Genel %10

 

Din K.ve A.B.

Soru Sayısı
10

Doğru
2

Yanlış
8

Boş
0

Net
-0,67

B Cevap Anahtarı
12345678901234567890

CDACDDABAB

dbACaaddbd

Öğr. %-7

Sınıf %41

Kurum %39

İlçe %34

İl %30

Genel %11

 

İngilizce

Soru Sayısı
10

Doğru
5

Yanlış
5

Boş
0

Net
3,33

B Cevap Anahtarı
12345678901234567890

BACDBABACD

BACaBAddbc

Öğr. %33

Sınıf %29

Kurum %13

İlçe %10

İl %10

Genel %34

 

SORU ANALİZİ

Türkçe DC ÖC ?

1 METNİN İÇERİĞİNİ YORUMLAR. D D +
2 METİNDEKİ YARDIMCI DÜŞÜNCELERİ BELİRLER. A  b
3 METNİN KONUSUNU BELİRLER. B B +
4 FİİLİN ANLAM ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDE DURULUR. C A -
5 FİİL ÇEKİM EKLERİ ÜZERİNDE DURULUR. A B -
6 KELİMELERİ ANLAMINA UYGUN KULLANIR. A B -
7 METNİN ANA DÜŞÜNCESİNİ BELİRLER. C B -
8 CÜMLENİN İÇERİĞİNİ YORUMLAR. C D -
9 METNİN İÇERİĞİNİ YORUMLAR. D B -
10 METNİN ANA DÜŞÜNCESİNİ BELİRLER B  b

Matematik DC ÖC ?

1 Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. B B +
2 Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. B A -
3 Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. B B +
4 Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. A B -
5 Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. A D -
6 Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. C C +
7 Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer.D  b
8 Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. B  b
9 Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. D D +
10 Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer.B D -

Fen DC ÖC ?

1 Rasathane (gözlemevi) kurulma yerlerinin seçimine ve bu yerlerin taşıdığı şartlara değinilir.D C -
2 Galaksi örnekleri olarak Samanyolu ve Andromeda galaksilerine değinilir. D B -
3 Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. B D -
4 Uzay teknolojilerini açıklar. D A -
5 Hücre organellerinin ayrıntılı yapıları verilmeden sadece isim ve görevlerine değinilirA B -
6 Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır..B D -
7 Türkiye’nin uzaya gönderdiği uydulara ve görevlerine değinilir A A +
8 Dünya'dan bakıldığı şekliyle görülen yıldız gruplarının, isimlendirmesi olan takımyıldızlara değinilirB  b
9 Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. D B -
10 Bulutsu örnekleri verilir A C -

Sosyal Bil. DC ÖC ?

1 Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.D D +
2 Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. C B -
3 Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.B C -
4 Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. B A -
5 İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular.A C -
6 Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.A C -
7 Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. A  b
8 İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir.C C +
9 Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. D D +
10 Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. A A +

Din K.ve A.B. DC ÖC ?

1 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır C D -
2 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır D B -
3 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır A A +
4 7.1.1. Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. C C +
5 7.1.4. Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. D A -
6 7.1.3. Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. D A -
7 7.1.4. Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. A D -
8 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır B D -
9 7.1.1. Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. A B -
10 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır B D -

İngilizce DC ÖC ?

1 Students will be able to talk about routines/daily activities B B +
2 Students will be able to understand short and simple texts on sports. A A +
3 Students will be able to understand short and simple texts on sports. C C +
4 Students will be able to write simple pieces to compare people. D A -
5 Students will be able to talk about other people’s appearances. B B +
6 Students will be able to talk about other people’s appearances and personalities.A A +
7 Students will be able to understand a simple text about appearances. B D -
8 Students will be able to understand a simple text about personalities. A D -
9 Students will be able to report on personalities of other people. C B -



7. SINIF 1.DENEME

ŞIRNAK / ŞIRNAK MERKEZ
Atatürk Ortaokulu

64 - BAVER ŞAN
7C

297,456

90 54 31 5 49

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Başarı %

ŞUBE KURUM İLÇE İL GENEL

Sıra: 2
Katılım: 12

Ortalama: 18,53

Sıra: 9
Katılım: 63

Ortalama: 16,27

Sıra: 44
Katılım: 459

Ortalama: 15,34

Sıra: 61
Katılım: 778

Ortalama: 13,48

Sıra: 2444
Katılım: 64943

Ortalama: 14,85

Türkçe

Soru Sayısı
20

Doğru
14

Yanlış
5

Boş
1

Net
12,33

A Cevap Anahtarı
12345678901234567890

BDCACBDBCAACDACDBBAD

BDCACBDadAcC A*DBBcD

Öğr. %62

Sınıf %24

Kurum %18

İlçe %20

İl %17

Genel %49

 

Matematik

Soru Sayısı
20

Doğru
8

Yanlış
8

Boş
4

Net
5,33

A Cevap Anahtarı
12345678901234567890

CBDDBACABBBACCADDABB

CBbbdAdbc Bb  ADDAa 

Öğr. %27

Sınıf %11

Kurum %7

İlçe %6

İl %5

Genel %7

 

Fen

Soru Sayısı
20

Doğru
7

Yanlış
13

Boş
0

Net
2,67

A Cevap Anahtarı
12345678901234567890

DBADBDADBABCCAABBADD

acdaaDAadAaabAdBBcaD

Öğr. %13

Sınıf %14

Kurum %19

İlçe %17

İl %15

Genel %6

 

Sosyal Bil.

Soru Sayısı
10

Doğru
7

Yanlış
3

Boş
0

Net
6,00

A Cevap Anahtarı
12345678901234567890

CADDBCBAAA

CADbaCBAcA

Öğr. %60

Sınıf %23

Kurum %27

İlçe %26

İl %24

Genel %10

 

Din K.ve A.B.

Soru Sayısı
10

Doğru
10

Yanlış
0

Boş
0

Net
10,00

A Cevap Anahtarı
12345678901234567890

BBACADDCAD

BBACADDCAD

Öğr. %100

Sınıf %41

Kurum %39

İlçe %34

İl %30

Genel %11

 

İngilizce

Soru Sayısı
10

Doğru
8

Yanlış
2

Boş
0

Net
7,33

A Cevap Anahtarı
12345678901234567890

DBACCABDAB

DBACCdBDbB

Öğr. %73

Sınıf %29

Kurum %13

İlçe %10

İl %10

Genel %34

 

SORU ANALİZİ

Türkçe DC ÖC ?

1 METİNDEKİ SÖZ SANATLARINI TESPİT EDER. B B +
2 BAĞLAMDAN YARALANARAK BİLMEDİĞİ KELİME VE KELİME GRUPLARININ ANLAMLARINI TAHMİN EDER.D D +
3 CÜMLENİN İÇERİĞİNİ YORUMLAR. C C +
4 DEYİM VE ATASÖZLERİNİN METNE KATKISINI BELİRLER. A A +
5 METNİN  HİKAYE UNSURLARINI  BELİRLER. C C +
6 METNİN ANA DÜŞÜNCESİNİ BELİRLER B B +
7 METNİN İÇERİĞİNİ YORUMLAR. D D +
8 METNİN KONUSUNU BELİRLER. B A -
9 METNİN ANA DÜŞÜNCESİNİ BELİRLER. C D -
10 KELİMELERİ ANLAMINA UYGUN KULLANIR. A A +

Matematik DC ÖC ?

1 Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer.C C +
2 Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer.B B +
3 Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer.D B -
4 Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. D B -
5 Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. B D -
6 Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. A A +
7 Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. C D -
8 Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. A B -
9 Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. B C -
10 Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. B  b

Fen DC ÖC ?

1 Uzay teknolojilerini açıklar. D A -
2 Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır..B C -
3 Hücre organellerinin ayrıntılı yapıları verilmeden sadece isim ve görevlerine değinilirA D -
4 Rasathane (gözlemevi) kurulma yerlerinin seçimine ve bu yerlerin taşıdığı şartlara değinilir.D A -
5 Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. B A -
6 Galaksi örnekleri olarak Samanyolu ve Andromeda galaksilerine değinilir. D D +
7 Bulutsu örnekleri verilir A A +
8 Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. D A -
9 Dünya'dan bakıldığı şekliyle görülen yıldız gruplarının, isimlendirmesi olan takımyıldızlara değinilirB D -
10 Türkiye’nin uzaya gönderdiği uydulara ve görevlerine değinilir A A +

Sosyal Bil. DC ÖC ?

1 İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir.C C +
2 Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. A A +
3 Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. D D +
4 Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.D B -
5 Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.B A -
6 Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. C C +
7 Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. B B +
8 Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. A A +
9 Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.A C -
10 İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular.A A +

Din K.ve A.B. DC ÖC ?

1 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır B B +
2 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır B B +
3 7.1.1. Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. A A +
4 7.1.1. Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. C C +
5 7.1.4. Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. A A +
6 7.1.3. Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. D D +
7 7.1.4. Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. D D +
8 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır C C +
9 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır A A +
10 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır D D +

İngilizce DC ÖC ?

1 Students will be able to understand a simple text about appearances and personalities.D D +
2 Students will be able to understand a simple text about appearances. B B +
3 Students will be able to understand a simple text about personalities. A A +
4 Students will be able to report on personalities of other people. C C +
5 Students will be able to understand short and simple texts on sports. C C +
6 Students will be able to talk about other people’s appearances and personalities.A D -
7 Students will be able to talk about other people’s appearances. B B +
8 Students will be able to write simple pieces to compare people. D D +
9 Students will be able to understand short and simple texts on sports. A B -



7. SINIF 1.DENEME

ŞIRNAK / ŞIRNAK MERKEZ
Atatürk Ortaokulu

0 - DEFNE BAYAR
7C

49,075

90 15 75 0 -11

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Başarı %

ŞUBE KURUM İLÇE İL GENEL

Sıra: 12
Katılım: 12

Ortalama: 18,53

Sıra: 62
Katılım: 63

Ortalama: 16,27

Sıra: 450
Katılım: 459

Ortalama: 15,34

Sıra: 764
Katılım: 778

Ortalama: 13,48

Sıra: 64899
Katılım: 64943

Ortalama: 14,85

Türkçe

Soru Sayısı
20

Doğru
4

Yanlış
16

Boş
0

Net
-1,33

B Cevap Anahtarı
12345678901234567890

DABCAACCDBCADDCABBDB

cbdacbdabcaADcabBcbB

Öğr. %-7

Sınıf %24

Kurum %18

İlçe %20

İl %17

Genel %49

 

Matematik

Soru Sayısı
20

Doğru
3

Yanlış
17

Boş
0

Net
-2,67

B Cevap Anahtarı
12345678901234567890

BBBAACDBDBCADDABBACC

cBBdcbaccdabcbbcdAba

Öğr. %-13

Sınıf %11

Kurum %7

İlçe %6

İl %5

Genel %7

 

Fen

Soru Sayısı
20

Doğru
4

Yanlış
16

Boş
0

Net
-1,33

B Cevap Anahtarı
12345678901234567890

DDBDABABDAAACCBADDBB

cccacdbBccAcabdcDaBc

Öğr. %-7

Sınıf %14

Kurum %19

İlçe %17

İl %15

Genel %6

 

Sosyal Bil.

Soru Sayısı
10

Doğru
2

Yanlış
8

Boş
0

Net
-0,67

B Cevap Anahtarı
12345678901234567890

DCBBAAACDA

aCdBdbdbab

Öğr. %-7

Sınıf %23

Kurum %27

İlçe %26

İl %24

Genel %10

 

Din K.ve A.B.

Soru Sayısı
10

Doğru
0

Yanlış
10

Boş
0

Net
-3,33

B Cevap Anahtarı
12345678901234567890

CDACDDABAB

acbaacdabd

Öğr. %-33

Sınıf %41

Kurum %39

İlçe %34

İl %30

Genel %11

 

İngilizce

Soru Sayısı
10

Doğru
2

Yanlış
8

Boş
0

Net
-0,67

B Cevap Anahtarı
12345678901234567890

BACDBABACD

dbbbcABbdb

Öğr. %-7

Sınıf %29

Kurum %13

İlçe %10

İl %10

Genel %34

 

SORU ANALİZİ

Türkçe DC ÖC ?

1 METNİN İÇERİĞİNİ YORUMLAR. D C -
2 METİNDEKİ YARDIMCI DÜŞÜNCELERİ BELİRLER. A B -
3 METNİN KONUSUNU BELİRLER. B D -
4 FİİLİN ANLAM ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDE DURULUR. C A -
5 FİİL ÇEKİM EKLERİ ÜZERİNDE DURULUR. A C -
6 KELİMELERİ ANLAMINA UYGUN KULLANIR. A B -
7 METNİN ANA DÜŞÜNCESİNİ BELİRLER. C D -
8 CÜMLENİN İÇERİĞİNİ YORUMLAR. C A -
9 METNİN İÇERİĞİNİ YORUMLAR. D B -
10 METNİN ANA DÜŞÜNCESİNİ BELİRLER B C -

Matematik DC ÖC ?

1 Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. B C -
2 Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. B B +
3 Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. B B +
4 Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. A D -
5 Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. A C -
6 Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. C B -
7 Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer.D A -
8 Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. B C -
9 Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. D C -
10 Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer.B D -

Fen DC ÖC ?

1 Rasathane (gözlemevi) kurulma yerlerinin seçimine ve bu yerlerin taşıdığı şartlara değinilir.D C -
2 Galaksi örnekleri olarak Samanyolu ve Andromeda galaksilerine değinilir. D C -
3 Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. B C -
4 Uzay teknolojilerini açıklar. D A -
5 Hücre organellerinin ayrıntılı yapıları verilmeden sadece isim ve görevlerine değinilirA C -
6 Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır..B D -
7 Türkiye’nin uzaya gönderdiği uydulara ve görevlerine değinilir A B -
8 Dünya'dan bakıldığı şekliyle görülen yıldız gruplarının, isimlendirmesi olan takımyıldızlara değinilirB B +
9 Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. D C -
10 Bulutsu örnekleri verilir A C -

Sosyal Bil. DC ÖC ?

1 Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.D A -
2 Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. C C +
3 Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.B D -
4 Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. B B +
5 İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular.A D -
6 Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.A B -
7 Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. A D -
8 İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir.C B -
9 Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. D A -
10 Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. A B -

Din K.ve A.B. DC ÖC ?

1 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır C A -
2 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır D C -
3 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır A B -
4 7.1.1. Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. C A -
5 7.1.4. Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. D A -
6 7.1.3. Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. D C -
7 7.1.4. Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. A D -
8 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır B A -
9 7.1.1. Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. A B -
10 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır B D -

İngilizce DC ÖC ?

1 Students will be able to talk about routines/daily activities B D -
2 Students will be able to understand short and simple texts on sports. A B -
3 Students will be able to understand short and simple texts on sports. C B -
4 Students will be able to write simple pieces to compare people. D B -
5 Students will be able to talk about other people’s appearances. B C -
6 Students will be able to talk about other people’s appearances and personalities.A A +
7 Students will be able to understand a simple text about appearances. B B +
8 Students will be able to understand a simple text about personalities. A B -
9 Students will be able to report on personalities of other people. C D -



7. SINIF 1.DENEME

ŞIRNAK / ŞIRNAK MERKEZ
Atatürk Ortaokulu

91 - DENİZGÜNEY GÜNGEN
7C

218,759

90 43 41 6 33

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Başarı %

ŞUBE KURUM İLÇE İL GENEL

Sıra: 5
Katılım: 12

Ortalama: 18,53

Sıra: 16
Katılım: 63

Ortalama: 16,27

Sıra: 111
Katılım: 459

Ortalama: 15,34

Sıra: 162
Katılım: 778

Ortalama: 13,48

Sıra: 5022
Katılım: 64943

Ortalama: 14,85

Türkçe

Soru Sayısı
20

Doğru
9

Yanlış
11

Boş
0

Net
5,33

A Cevap Anahtarı
12345678901234567890

BDCACBDBCAACDACDBBAD

cDdbCBcBbAddbddDBaAD

Öğr. %27

Sınıf %24

Kurum %18

İlçe %20

İl %17

Genel %49

 

Matematik

Soru Sayısı
20

Doğru
3

Yanlış
11

Boş
6

Net
-0,67

A Cevap Anahtarı
12345678901234567890

CBDDBACABBBACCADDABB

Cabcd bAB ac   ccdd 

Öğr. %-3

Sınıf %11

Kurum %7

İlçe %6

İl %5

Genel %7

 

Fen

Soru Sayısı
20

Doğru
10

Yanlış
10

Boş
0

Net
6,67

A Cevap Anahtarı
12345678901234567890

DBADBDADBABCCAABBADD

DddDBbcaaABabAAdBcDD

Öğr. %33

Sınıf %14

Kurum %19

İlçe %17

İl %15

Genel %6

 

Sosyal Bil.

Soru Sayısı
10

Doğru
6

Yanlış
4

Boş
0

Net
4,67

A Cevap Anahtarı
12345678901234567890

CADDBCBAAA

CADDadabAA

Öğr. %47

Sınıf %23

Kurum %27

İlçe %26

İl %24

Genel %10

 

Din K.ve A.B.

Soru Sayısı
10

Doğru
8

Yanlış
2

Boş
0

Net
7,33

A Cevap Anahtarı
12345678901234567890

BBACADDCAD

BBbCADaCAD

Öğr. %73

Sınıf %41

Kurum %39

İlçe %34

İl %30

Genel %11

 

İngilizce

Soru Sayısı
10

Doğru
7

Yanlış
3

Boş
0

Net
6,00

A Cevap Anahtarı
12345678901234567890

DBACCABDAB

DBAaCAcDAc

Öğr. %60

Sınıf %29

Kurum %13

İlçe %10

İl %10

Genel %34

 

SORU ANALİZİ

Türkçe DC ÖC ?

1 METİNDEKİ SÖZ SANATLARINI TESPİT EDER. B C -
2 BAĞLAMDAN YARALANARAK BİLMEDİĞİ KELİME VE KELİME GRUPLARININ ANLAMLARINI TAHMİN EDER.D D +
3 CÜMLENİN İÇERİĞİNİ YORUMLAR. C D -
4 DEYİM VE ATASÖZLERİNİN METNE KATKISINI BELİRLER. A B -
5 METNİN  HİKAYE UNSURLARINI  BELİRLER. C C +
6 METNİN ANA DÜŞÜNCESİNİ BELİRLER B B +
7 METNİN İÇERİĞİNİ YORUMLAR. D C -
8 METNİN KONUSUNU BELİRLER. B B +
9 METNİN ANA DÜŞÜNCESİNİ BELİRLER. C B -
10 KELİMELERİ ANLAMINA UYGUN KULLANIR. A A +

Matematik DC ÖC ?

1 Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer.C C +
2 Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer.B A -
3 Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer.D B -
4 Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. D C -
5 Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. B D -
6 Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. A  b
7 Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. C B -
8 Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. A A +
9 Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. B B +
10 Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. B  b

Fen DC ÖC ?

1 Uzay teknolojilerini açıklar. D D +
2 Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır..B D -
3 Hücre organellerinin ayrıntılı yapıları verilmeden sadece isim ve görevlerine değinilirA D -
4 Rasathane (gözlemevi) kurulma yerlerinin seçimine ve bu yerlerin taşıdığı şartlara değinilir.D D +
5 Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. B B +
6 Galaksi örnekleri olarak Samanyolu ve Andromeda galaksilerine değinilir. D B -
7 Bulutsu örnekleri verilir A C -
8 Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. D A -
9 Dünya'dan bakıldığı şekliyle görülen yıldız gruplarının, isimlendirmesi olan takımyıldızlara değinilirB A -
10 Türkiye’nin uzaya gönderdiği uydulara ve görevlerine değinilir A A +

Sosyal Bil. DC ÖC ?

1 İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir.C C +
2 Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. A A +
3 Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. D D +
4 Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.D D +
5 Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.B A -
6 Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. C D -
7 Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. B A -
8 Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. A B -
9 Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.A A +
10 İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular.A A +

Din K.ve A.B. DC ÖC ?

1 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır B B +
2 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır B B +
3 7.1.1. Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. A B -
4 7.1.1. Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. C C +
5 7.1.4. Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. A A +
6 7.1.3. Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. D D +
7 7.1.4. Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. D A -
8 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır C C +
9 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır A A +
10 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır D D +

İngilizce DC ÖC ?

1 Students will be able to understand a simple text about appearances and personalities.D D +
2 Students will be able to understand a simple text about appearances. B B +
3 Students will be able to understand a simple text about personalities. A A +
4 Students will be able to report on personalities of other people. C A -
5 Students will be able to understand short and simple texts on sports. C C +
6 Students will be able to talk about other people’s appearances and personalities.A A +
7 Students will be able to talk about other people’s appearances. B C -
8 Students will be able to write simple pieces to compare people. D D +
9 Students will be able to understand short and simple texts on sports. A A +



7. SINIF 1.DENEME

ŞIRNAK / ŞIRNAK MERKEZ
Atatürk Ortaokulu

110 - ELİF İLÇİ
7C

182,187

90 29 33 28 20

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Başarı %

ŞUBE KURUM İLÇE İL GENEL

Sıra: 6
Katılım: 12

Ortalama: 18,53

Sıra: 24
Katılım: 63

Ortalama: 16,27

Sıra: 178
Katılım: 459

Ortalama: 15,34

Sıra: 262
Katılım: 778

Ortalama: 13,48

Sıra: 17482
Katılım: 64943

Ortalama: 14,85

Türkçe

Soru Sayısı
20

Doğru
11

Yanlış
8

Boş
1

Net
8,33

B Cevap Anahtarı
12345678901234567890

DABCAACCDBCADDCABBDB

DcBC ACCDBCAbDddacaa

Öğr. %42

Sınıf %24

Kurum %18

İlçe %20

İl %17

Genel %49

 

Matematik

Soru Sayısı
20

Doğru
3

Yanlış
6

Boş
11

Net
1,00

B Cevap Anahtarı
12345678901234567890

BBBAACDBDBCADDABBACC

 c d Cc  BacaD      

Öğr. %5

Sınıf %11

Kurum %7

İlçe %6

İl %5

Genel %7

 

Fen

Soru Sayısı
20

Doğru
4

Yanlış
11

Boş
5

Net
0,33

B Cevap Anahtarı
12345678901234567890

DDBDABABDAAACCBADDBB

D aa d Bac d babcDBd

Öğr. %2

Sınıf %14

Kurum %19

İlçe %17

İl %15

Genel %6

 

Sosyal Bil.

Soru Sayısı
10

Doğru
5

Yanlış
5

Boş
0

Net
3,33

B Cevap Anahtarı
12345678901234567890

DCBBAAACDA

DCdabdcCDA

Öğr. %33

Sınıf %23

Kurum %27

İlçe %26

İl %24

Genel %10

 

Din K.ve A.B.

Soru Sayısı
10

Doğru
6

Yanlış
3

Boş
1

Net
5,00

B Cevap Anahtarı
12345678901234567890

CDACDDABAB

 DACbaABbB

Öğr. %50

Sınıf %41

Kurum %39

İlçe %34

İl %30

Genel %11

 

SORU ANALİZİ

Türkçe DC ÖC ?

1 METNİN İÇERİĞİNİ YORUMLAR. D D +
2 METİNDEKİ YARDIMCI DÜŞÜNCELERİ BELİRLER. A C -
3 METNİN KONUSUNU BELİRLER. B B +
4 FİİLİN ANLAM ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDE DURULUR. C C +
5 FİİL ÇEKİM EKLERİ ÜZERİNDE DURULUR. A  b
6 KELİMELERİ ANLAMINA UYGUN KULLANIR. A A +
7 METNİN ANA DÜŞÜNCESİNİ BELİRLER. C C +
8 CÜMLENİN İÇERİĞİNİ YORUMLAR. C C +
9 METNİN İÇERİĞİNİ YORUMLAR. D D +
10 METNİN ANA DÜŞÜNCESİNİ BELİRLER B B +

Matematik DC ÖC ?

1 Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. B  b
2 Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. B C -
3 Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. B  b
4 Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. A D -
5 Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. A  b
6 Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. C C +
7 Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer.D C -
8 Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. B  b
9 Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. D  b
10 Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer.B B +

Fen DC ÖC ?

1 Rasathane (gözlemevi) kurulma yerlerinin seçimine ve bu yerlerin taşıdığı şartlara değinilir.D D +
2 Galaksi örnekleri olarak Samanyolu ve Andromeda galaksilerine değinilir. D  b
3 Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. B A -
4 Uzay teknolojilerini açıklar. D A -
5 Hücre organellerinin ayrıntılı yapıları verilmeden sadece isim ve görevlerine değinilirA  b
6 Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır..B D -
7 Türkiye’nin uzaya gönderdiği uydulara ve görevlerine değinilir A  b
8 Dünya'dan bakıldığı şekliyle görülen yıldız gruplarının, isimlendirmesi olan takımyıldızlara değinilirB B +
9 Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. D A -
10 Bulutsu örnekleri verilir A C -

Sosyal Bil. DC ÖC ?

1 Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.D D +
2 Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. C C +
3 Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.B D -
4 Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. B A -
5 İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular.A B -
6 Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.A D -
7 Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. A C -
8 İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir.C C +
9 Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. D D +
10 Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. A A +

Din K.ve A.B. DC ÖC ?

1 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır C  b
2 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır D D +
3 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır A A +
4 7.1.1. Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. C C +
5 7.1.4. Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. D B -
6 7.1.3. Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. D A -
7 7.1.4. Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. A A +
8 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır B B +
9 7.1.1. Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. A B -
10 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır B B +



7. SINIF 1.DENEME

ŞIRNAK / ŞIRNAK MERKEZ
Atatürk Ortaokulu

165 - ERCAN İLÇİ
7C

418,868

90 64 19 7 64

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Başarı %

ŞUBE KURUM İLÇE İL GENEL

Sıra: 1
Katılım: 12

Ortalama: 18,53

Sıra: 1
Katılım: 63

Ortalama: 16,27

Sıra: 4
Katılım: 459

Ortalama: 15,34

Sıra: 7
Katılım: 778

Ortalama: 13,48

Sıra: 407
Katılım: 64943

Ortalama: 14,85

Türkçe

Soru Sayısı
20

Doğru
14

Yanlış
4

Boş
2

Net
12,67

B Cevap Anahtarı
12345678901234567890

DABCAACCDBCADDCABBDB

DbBC AdCDaCADDCAB Dd

Öğr. %63

Sınıf %24

Kurum %18

İlçe %20

İl %17

Genel %49

 

Matematik

Soru Sayısı
20

Doğru
13

Yanlış
2

Boş
5

Net
12,33

B Cevap Anahtarı
12345678901234567890

BBBAACDBDBCADDABBACC

aB AACc  BCADDA BA C

Öğr. %62

Sınıf %11

Kurum %7

İlçe %6

İl %5

Genel %7

 

Fen

Soru Sayısı
20

Doğru
14

Yanlış
6

Boş
0

Net
12,00

B Cevap Anahtarı
12345678901234567890

DDBDABABDAAACCBADDBB

bDBDdBAdDAAAaaBdDDBB

Öğr. %60

Sınıf %14

Kurum %19

İlçe %17

İl %15

Genel %6

 

Sosyal Bil.

Soru Sayısı
10

Doğru
5

Yanlış
5

Boş
0

Net
3,33

B Cevap Anahtarı
12345678901234567890

DCBBAAACDA

bbddAAdCDA

Öğr. %33

Sınıf %23

Kurum %27

İlçe %26

İl %24

Genel %10

 

Din K.ve A.B.

Soru Sayısı
10

Doğru
10

Yanlış
0

Boş
0

Net
10,00

B Cevap Anahtarı
12345678901234567890

CDACDDABAB

CDACDDABAB

Öğr. %100

Sınıf %41

Kurum %39

İlçe %34

İl %30

Genel %11

 

İngilizce

Soru Sayısı
10

Doğru
8

Yanlış
2

Boş
0

Net
7,33

B Cevap Anahtarı
12345678901234567890

BACDBABACD

BbCDBABAdD

Öğr. %73

Sınıf %29

Kurum %13

İlçe %10

İl %10

Genel %34

 

SORU ANALİZİ

Türkçe DC ÖC ?

1 METNİN İÇERİĞİNİ YORUMLAR. D D +
2 METİNDEKİ YARDIMCI DÜŞÜNCELERİ BELİRLER. A B -
3 METNİN KONUSUNU BELİRLER. B B +
4 FİİLİN ANLAM ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDE DURULUR. C C +
5 FİİL ÇEKİM EKLERİ ÜZERİNDE DURULUR. A  b
6 KELİMELERİ ANLAMINA UYGUN KULLANIR. A A +
7 METNİN ANA DÜŞÜNCESİNİ BELİRLER. C D -
8 CÜMLENİN İÇERİĞİNİ YORUMLAR. C C +
9 METNİN İÇERİĞİNİ YORUMLAR. D D +
10 METNİN ANA DÜŞÜNCESİNİ BELİRLER B A -

Matematik DC ÖC ?

1 Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. B A -
2 Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. B B +
3 Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. B  b
4 Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. A A +
5 Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. A A +
6 Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. C C +
7 Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer.D C -
8 Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. B  b
9 Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. D  b
10 Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer.B B +

Fen DC ÖC ?

1 Rasathane (gözlemevi) kurulma yerlerinin seçimine ve bu yerlerin taşıdığı şartlara değinilir.D B -
2 Galaksi örnekleri olarak Samanyolu ve Andromeda galaksilerine değinilir. D D +
3 Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. B B +
4 Uzay teknolojilerini açıklar. D D +
5 Hücre organellerinin ayrıntılı yapıları verilmeden sadece isim ve görevlerine değinilirA D -
6 Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır..B B +
7 Türkiye’nin uzaya gönderdiği uydulara ve görevlerine değinilir A A +
8 Dünya'dan bakıldığı şekliyle görülen yıldız gruplarının, isimlendirmesi olan takımyıldızlara değinilirB D -
9 Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. D D +
10 Bulutsu örnekleri verilir A A +

Sosyal Bil. DC ÖC ?

1 Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.D B -
2 Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. C B -
3 Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.B D -
4 Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. B D -
5 İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular.A A +
6 Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.A A +
7 Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. A D -
8 İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir.C C +
9 Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. D D +
10 Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. A A +

Din K.ve A.B. DC ÖC ?

1 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır C C +
2 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır D D +
3 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır A A +
4 7.1.1. Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. C C +
5 7.1.4. Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. D D +
6 7.1.3. Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. D D +
7 7.1.4. Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. A A +
8 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır B B +
9 7.1.1. Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. A A +
10 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır B B +

İngilizce DC ÖC ?

1 Students will be able to talk about routines/daily activities B B +
2 Students will be able to understand short and simple texts on sports. A B -
3 Students will be able to understand short and simple texts on sports. C C +
4 Students will be able to write simple pieces to compare people. D D +
5 Students will be able to talk about other people’s appearances. B B +
6 Students will be able to talk about other people’s appearances and personalities.A A +
7 Students will be able to understand a simple text about appearances. B B +
8 Students will be able to understand a simple text about personalities. A A +
9 Students will be able to report on personalities of other people. C D -



7. SINIF 1.DENEME

ŞIRNAK / ŞIRNAK MERKEZ
Atatürk Ortaokulu

298 - KAMİL KOLUMAN
7C

64,762

90 17 73 0 -8

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Başarı %

ŞUBE KURUM İLÇE İL GENEL

Sıra: 11
Katılım: 12

Ortalama: 18,53

Sıra: 57
Katılım: 63

Ortalama: 16,27

Sıra: 436
Katılım: 459

Ortalama: 15,34

Sıra: 740
Katılım: 778

Ortalama: 13,48

Sıra: 64809
Katılım: 64943

Ortalama: 14,85

Türkçe

Soru Sayısı
20

Doğru
3

Yanlış
17

Boş
0

Net
-2,67

B Cevap Anahtarı
12345678901234567890

DABCAACCDBCADDCABBDB

cbBacbadaBadacacaBba

Öğr. %-13

Sınıf %24

Kurum %18

İlçe %20

İl %17

Genel %49

 

Matematik

Soru Sayısı
20

Doğru
4

Yanlış
16

Boş
0

Net
-1,33

B Cevap Anahtarı
12345678901234567890

BBBAACDBDBCADDABBACC

BddcbbacbdCcacdBBdba

Öğr. %-7

Sınıf %11

Kurum %7

İlçe %6

İl %5

Genel %7

 

Fen

Soru Sayısı
20

Doğru
5

Yanlış
15

Boş
0

Net
0,00

B Cevap Anahtarı
12345678901234567890

DDBDABABDAAACCBADDBB

abcabdAdcAcdCbcAaDac

Öğr. %0

Sınıf %14

Kurum %19

İlçe %17

İl %15

Genel %6

 

Sosyal Bil.

Soru Sayısı
10

Doğru
1

Yanlış
9

Boş
0

Net
-2,00

B Cevap Anahtarı
12345678901234567890

DCBBAAACDA

abcdAbcdcb

Öğr. %-20

Sınıf %23

Kurum %27

İlçe %26

İl %24

Genel %10

 

Din K.ve A.B.

Soru Sayısı
10

Doğru
1

Yanlış
9

Boş
0

Net
-2,00

B Cevap Anahtarı
12345678901234567890

CDACDDABAB

bacabcddcB

Öğr. %-20

Sınıf %41

Kurum %39

İlçe %34

İl %30

Genel %11

 

İngilizce

Soru Sayısı
10

Doğru
3

Yanlış
7

Boş
0

Net
0,67

B Cevap Anahtarı
12345678901234567890

BACDBABACD

BbacdABcdb

Öğr. %7

Sınıf %29

Kurum %13

İlçe %10

İl %10

Genel %34

 

SORU ANALİZİ

Türkçe DC ÖC ?

1 METNİN İÇERİĞİNİ YORUMLAR. D C -
2 METİNDEKİ YARDIMCI DÜŞÜNCELERİ BELİRLER. A B -
3 METNİN KONUSUNU BELİRLER. B B +
4 FİİLİN ANLAM ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDE DURULUR. C A -
5 FİİL ÇEKİM EKLERİ ÜZERİNDE DURULUR. A C -
6 KELİMELERİ ANLAMINA UYGUN KULLANIR. A B -
7 METNİN ANA DÜŞÜNCESİNİ BELİRLER. C A -
8 CÜMLENİN İÇERİĞİNİ YORUMLAR. C D -
9 METNİN İÇERİĞİNİ YORUMLAR. D A -
10 METNİN ANA DÜŞÜNCESİNİ BELİRLER B B +

Matematik DC ÖC ?

1 Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. B B +
2 Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. B D -
3 Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. B D -
4 Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. A C -
5 Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. A B -
6 Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. C B -
7 Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer.D A -
8 Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. B C -
9 Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. D B -
10 Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer.B D -

Fen DC ÖC ?

1 Rasathane (gözlemevi) kurulma yerlerinin seçimine ve bu yerlerin taşıdığı şartlara değinilir.D A -
2 Galaksi örnekleri olarak Samanyolu ve Andromeda galaksilerine değinilir. D B -
3 Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. B C -
4 Uzay teknolojilerini açıklar. D A -
5 Hücre organellerinin ayrıntılı yapıları verilmeden sadece isim ve görevlerine değinilirA B -
6 Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır..B D -
7 Türkiye’nin uzaya gönderdiği uydulara ve görevlerine değinilir A A +
8 Dünya'dan bakıldığı şekliyle görülen yıldız gruplarının, isimlendirmesi olan takımyıldızlara değinilirB D -
9 Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. D C -
10 Bulutsu örnekleri verilir A A +

Sosyal Bil. DC ÖC ?

1 Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.D A -
2 Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. C B -
3 Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.B C -
4 Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. B D -
5 İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular.A A +
6 Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.A B -
7 Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. A C -
8 İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir.C D -
9 Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. D C -
10 Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. A B -

Din K.ve A.B. DC ÖC ?

1 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır C B -
2 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır D A -
3 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır A C -
4 7.1.1. Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. C A -
5 7.1.4. Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. D B -
6 7.1.3. Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. D C -
7 7.1.4. Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. A D -
8 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır B D -
9 7.1.1. Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. A C -
10 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır B B +

İngilizce DC ÖC ?

1 Students will be able to talk about routines/daily activities B B +
2 Students will be able to understand short and simple texts on sports. A B -
3 Students will be able to understand short and simple texts on sports. C A -
4 Students will be able to write simple pieces to compare people. D C -
5 Students will be able to talk about other people’s appearances. B D -
6 Students will be able to talk about other people’s appearances and personalities.A A +
7 Students will be able to understand a simple text about appearances. B B +
8 Students will be able to understand a simple text about personalities. A C -
9 Students will be able to report on personalities of other people. C D -



7. SINIF 1.DENEME

ŞIRNAK / ŞIRNAK MERKEZ
Atatürk Ortaokulu

185 - MEDENİ TAŞAR
7C

292,488

90 50 37 3 42

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Başarı %

ŞUBE KURUM İLÇE İL GENEL

Sıra: 3
Katılım: 12

Ortalama: 18,53

Sıra: 10
Katılım: 63

Ortalama: 16,27

Sıra: 49
Katılım: 459

Ortalama: 15,34

Sıra: 68
Katılım: 778

Ortalama: 13,48

Sıra: 2569
Katılım: 64943

Ortalama: 14,85

Türkçe

Soru Sayısı
20

Doğru
11

Yanlış
9

Boş
0

Net
8,00

B Cevap Anahtarı
12345678901234567890

DABCAACCDBCADDCABBDB

DABdbbbaDBCADabAaBDd

Öğr. %40

Sınıf %24

Kurum %18

İlçe %20

İl %17

Genel %49

 

Matematik

Soru Sayısı
20

Doğru
10

Yanlış
7

Boş
3

Net
7,67

B Cevap Anahtarı
12345678901234567890

BBBAACDBDBCADDABBACC

Bd AAab aaCADDA aACb

Öğr. %38

Sınıf %11

Kurum %7

İlçe %6

İl %5

Genel %7

 

Fen

Soru Sayısı
20

Doğru
9

Yanlış
11

Boş
0

Net
5,33

B Cevap Anahtarı
12345678901234567890

DDBDABABDAAACCBADDBB

DDBabaAdabAdCdBccaBB

Öğr. %27

Sınıf %14

Kurum %19

İlçe %17

İl %15

Genel %6

 

Sosyal Bil.

Soru Sayısı
10

Doğru
6

Yanlış
4

Boş
0

Net
4,67

B Cevap Anahtarı
12345678901234567890

DCBBAAACDA

aCcdAdACDA

Öğr. %47

Sınıf %23

Kurum %27

İlçe %26

İl %24

Genel %10

 

Din K.ve A.B.

Soru Sayısı
10

Doğru
8

Yanlış
2

Boş
0

Net
7,33

B Cevap Anahtarı
12345678901234567890

CDACDDABAB

CDACDDABda

Öğr. %73

Sınıf %41

Kurum %39

İlçe %34

İl %30

Genel %11

 

İngilizce

Soru Sayısı
10

Doğru
6

Yanlış
4

Boş
0

Net
4,67

B Cevap Anahtarı
12345678901234567890

BACDBABACD

dbCDBdBACa

Öğr. %47

Sınıf %29

Kurum %13

İlçe %10

İl %10

Genel %34

 

SORU ANALİZİ

Türkçe DC ÖC ?

1 METNİN İÇERİĞİNİ YORUMLAR. D D +
2 METİNDEKİ YARDIMCI DÜŞÜNCELERİ BELİRLER. A A +
3 METNİN KONUSUNU BELİRLER. B B +
4 FİİLİN ANLAM ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDE DURULUR. C D -
5 FİİL ÇEKİM EKLERİ ÜZERİNDE DURULUR. A B -
6 KELİMELERİ ANLAMINA UYGUN KULLANIR. A B -
7 METNİN ANA DÜŞÜNCESİNİ BELİRLER. C B -
8 CÜMLENİN İÇERİĞİNİ YORUMLAR. C A -
9 METNİN İÇERİĞİNİ YORUMLAR. D D +
10 METNİN ANA DÜŞÜNCESİNİ BELİRLER B B +

Matematik DC ÖC ?

1 Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. B B +
2 Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. B D -
3 Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. B  b
4 Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. A A +
5 Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. A A +
6 Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. C A -
7 Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer.D B -
8 Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. B  b
9 Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. D A -
10 Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer.B A -

Fen DC ÖC ?

1 Rasathane (gözlemevi) kurulma yerlerinin seçimine ve bu yerlerin taşıdığı şartlara değinilir.D D +
2 Galaksi örnekleri olarak Samanyolu ve Andromeda galaksilerine değinilir. D D +
3 Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. B B +
4 Uzay teknolojilerini açıklar. D A -
5 Hücre organellerinin ayrıntılı yapıları verilmeden sadece isim ve görevlerine değinilirA B -
6 Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır..B A -
7 Türkiye’nin uzaya gönderdiği uydulara ve görevlerine değinilir A A +
8 Dünya'dan bakıldığı şekliyle görülen yıldız gruplarının, isimlendirmesi olan takımyıldızlara değinilirB D -
9 Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. D A -
10 Bulutsu örnekleri verilir A B -

Sosyal Bil. DC ÖC ?

1 Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.D A -
2 Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. C C +
3 Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.B C -
4 Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. B D -
5 İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular.A A +
6 Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.A D -
7 Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. A A +
8 İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir.C C +
9 Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. D D +
10 Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. A A +

Din K.ve A.B. DC ÖC ?

1 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır C C +
2 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır D D +
3 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır A A +
4 7.1.1. Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. C C +
5 7.1.4. Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. D D +
6 7.1.3. Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. D D +
7 7.1.4. Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. A A +
8 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır B B +
9 7.1.1. Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. A D -
10 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır B A -

İngilizce DC ÖC ?

1 Students will be able to talk about routines/daily activities B D -
2 Students will be able to understand short and simple texts on sports. A B -
3 Students will be able to understand short and simple texts on sports. C C +
4 Students will be able to write simple pieces to compare people. D D +
5 Students will be able to talk about other people’s appearances. B B +
6 Students will be able to talk about other people’s appearances and personalities.A D -
7 Students will be able to understand a simple text about appearances. B B +
8 Students will be able to understand a simple text about personalities. A A +
9 Students will be able to report on personalities of other people. C C +



7. SINIF 1.DENEME

ŞIRNAK / ŞIRNAK MERKEZ
Atatürk Ortaokulu

332 - MEVLÜDE ÜRPER
7C

178,221

90 22 21 47 17

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Başarı %

ŞUBE KURUM İLÇE İL GENEL

Sıra: 7
Katılım: 12

Ortalama: 18,53

Sıra: 26
Katılım: 63

Ortalama: 16,27

Sıra: 185
Katılım: 459

Ortalama: 15,34

Sıra: 270
Katılım: 778

Ortalama: 13,48

Sıra: 20737
Katılım: 64943

Ortalama: 14,85

Türkçe

Soru Sayısı
20

Doğru
6

Yanlış
5

Boş
9

Net
4,33

A Cevap Anahtarı
12345678901234567890

BDCACBDBCAACDACDBBAD

  dAC  Bdb C dC  B c

Öğr. %22

Sınıf %24

Kurum %18

İlçe %20

İl %17

Genel %49

 

Matematik

Soru Sayısı
20

Doğru
3

Yanlış
7

Boş
10

Net
0,67

A Cevap Anahtarı
12345678901234567890

CBDDBACABBBACCADDABB

Cd Ddc  c  b  dc A  

Öğr. %3

Sınıf %11

Kurum %7

İlçe %6

İl %5

Genel %7

 

Fen

Soru Sayısı
20

Doğru
7

Yanlış
7

Boş
6

Net
4,67

A Cevap Anahtarı
12345678901234567890

DBADBDADBABCCAABBADD

adbDBD   A a A BcdcD

Öğr. %23

Sınıf %14

Kurum %19

İlçe %17

İl %15

Genel %6

 

Sosyal Bil.

Soru Sayısı
10

Doğru
2

Yanlış
1

Boş
7

Net
1,67

A Cevap Anahtarı
12345678901234567890

CADDBCBAAA

CA   d    

Öğr. %17

Sınıf %23

Kurum %27

İlçe %26

İl %24

Genel %10

 

Din K.ve A.B.

Soru Sayısı
10

Doğru
4

Yanlış
1

Boş
5

Net
3,67

A Cevap Anahtarı
12345678901234567890

BBACADDCAD

 BAd   CA 

Öğr. %37

Sınıf %41

Kurum %39

İlçe %34

İl %30

Genel %11

 

SORU ANALİZİ

Türkçe DC ÖC ?

1 METİNDEKİ SÖZ SANATLARINI TESPİT EDER. B  b
2 BAĞLAMDAN YARALANARAK BİLMEDİĞİ KELİME VE KELİME GRUPLARININ ANLAMLARINI TAHMİN EDER.D  b
3 CÜMLENİN İÇERİĞİNİ YORUMLAR. C D -
4 DEYİM VE ATASÖZLERİNİN METNE KATKISINI BELİRLER. A A +
5 METNİN  HİKAYE UNSURLARINI  BELİRLER. C C +
6 METNİN ANA DÜŞÜNCESİNİ BELİRLER B  b
7 METNİN İÇERİĞİNİ YORUMLAR. D  b
8 METNİN KONUSUNU BELİRLER. B B +
9 METNİN ANA DÜŞÜNCESİNİ BELİRLER. C D -
10 KELİMELERİ ANLAMINA UYGUN KULLANIR. A B -

Matematik DC ÖC ?

1 Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer.C C +
2 Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer.B D -
3 Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer.D  b
4 Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. D D +
5 Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. B D -
6 Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. A C -
7 Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. C  b
8 Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. A  b
9 Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. B C -
10 Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. B  b

Fen DC ÖC ?

1 Uzay teknolojilerini açıklar. D A -
2 Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır..B D -
3 Hücre organellerinin ayrıntılı yapıları verilmeden sadece isim ve görevlerine değinilirA B -
4 Rasathane (gözlemevi) kurulma yerlerinin seçimine ve bu yerlerin taşıdığı şartlara değinilir.D D +
5 Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. B B +
6 Galaksi örnekleri olarak Samanyolu ve Andromeda galaksilerine değinilir. D D +
7 Bulutsu örnekleri verilir A  b
8 Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. D  b
9 Dünya'dan bakıldığı şekliyle görülen yıldız gruplarının, isimlendirmesi olan takımyıldızlara değinilirB  b
10 Türkiye’nin uzaya gönderdiği uydulara ve görevlerine değinilir A A +

Sosyal Bil. DC ÖC ?

1 İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir.C C +
2 Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. A A +
3 Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. D  b
4 Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.D  b
5 Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.B  b
6 Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. C D -
7 Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. B  b
8 Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. A  b
9 Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.A  b
10 İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular.A  b

Din K.ve A.B. DC ÖC ?

1 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır B  b
2 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır B B +
3 7.1.1. Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. A A +
4 7.1.1. Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. C D -
5 7.1.4. Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. A  b
6 7.1.3. Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. D  b
7 7.1.4. Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. D  b
8 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır C C +
9 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır A A +
10 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır D  b



7. SINIF 1.DENEME

ŞIRNAK / ŞIRNAK MERKEZ
Atatürk Ortaokulu

342 - MUHAMMED USAL
7C

230,529

90 39 44 7 27

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Başarı %

ŞUBE KURUM İLÇE İL GENEL

Sıra: 4
Katılım: 12

Ortalama: 18,53

Sıra: 13
Katılım: 63

Ortalama: 16,27

Sıra: 100
Katılım: 459

Ortalama: 15,34

Sıra: 142
Katılım: 778

Ortalama: 13,48

Sıra: 4531
Katılım: 64943

Ortalama: 14,85

Türkçe

Soru Sayısı
20

Doğru
9

Yanlış
9

Boş
2

Net
6,00

A Cevap Anahtarı
12345678901234567890

BDCACBDBCAACDACDBBAD

ccdACBDBdcdCbdCDBc  

Öğr. %30

Sınıf %24

Kurum %18

İlçe %20

İl %17

Genel %49

 

Matematik

Soru Sayısı
20

Doğru
9

Yanlış
9

Boş
2

Net
6,00

A Cevap Anahtarı
12345678901234567890

CBDDBACABBBACCADDABB

adDDccdcaBBACaAcDA  

Öğr. %30

Sınıf %11

Kurum %7

İlçe %6

İl %5

Genel %7

 

Fen

Soru Sayısı
20

Doğru
7

Yanlış
12

Boş
1

Net
3,00

A Cevap Anahtarı
12345678901234567890

DBADBDADBABCCAABBADD

DcdDBcbD bBaaccBadaD

Öğr. %15

Sınıf %14

Kurum %19

İlçe %17

İl %15

Genel %6

 

Sosyal Bil.

Soru Sayısı
10

Doğru
5

Yanlış
5

Boş
0

Net
3,33

A Cevap Anahtarı
12345678901234567890

CADDBCBAAA

CADadCdAbc

Öğr. %33

Sınıf %23

Kurum %27

İlçe %26

İl %24

Genel %10

 

Din K.ve A.B.

Soru Sayısı
10

Doğru
7

Yanlış
3

Boş
0

Net
6,00

A Cevap Anahtarı
12345678901234567890

BBACADDCAD

BBcCAbaCAD

Öğr. %60

Sınıf %41

Kurum %39

İlçe %34

İl %30

Genel %11

 

İngilizce

Soru Sayısı
10

Doğru
2

Yanlış
6

Boş
2

Net
0,00

A Cevap Anahtarı
12345678901234567890

DBACCABDAB

bacCabBc  

Öğr. %0

Sınıf %29

Kurum %13

İlçe %10

İl %10

Genel %34

 

SORU ANALİZİ

Türkçe DC ÖC ?

1 METİNDEKİ SÖZ SANATLARINI TESPİT EDER. B C -
2 BAĞLAMDAN YARALANARAK BİLMEDİĞİ KELİME VE KELİME GRUPLARININ ANLAMLARINI TAHMİN EDER.D C -
3 CÜMLENİN İÇERİĞİNİ YORUMLAR. C D -
4 DEYİM VE ATASÖZLERİNİN METNE KATKISINI BELİRLER. A A +
5 METNİN  HİKAYE UNSURLARINI  BELİRLER. C C +
6 METNİN ANA DÜŞÜNCESİNİ BELİRLER B B +
7 METNİN İÇERİĞİNİ YORUMLAR. D D +
8 METNİN KONUSUNU BELİRLER. B B +
9 METNİN ANA DÜŞÜNCESİNİ BELİRLER. C D -
10 KELİMELERİ ANLAMINA UYGUN KULLANIR. A C -

Matematik DC ÖC ?

1 Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer.C A -
2 Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer.B D -
3 Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer.D D +
4 Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. D D +
5 Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. B C -
6 Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. A C -
7 Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. C D -
8 Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. A C -
9 Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. B A -
10 Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. B B +

Fen DC ÖC ?

1 Uzay teknolojilerini açıklar. D D +
2 Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır..B C -
3 Hücre organellerinin ayrıntılı yapıları verilmeden sadece isim ve görevlerine değinilirA D -
4 Rasathane (gözlemevi) kurulma yerlerinin seçimine ve bu yerlerin taşıdığı şartlara değinilir.D D +
5 Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. B B +
6 Galaksi örnekleri olarak Samanyolu ve Andromeda galaksilerine değinilir. D C -
7 Bulutsu örnekleri verilir A B -
8 Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. D D +
9 Dünya'dan bakıldığı şekliyle görülen yıldız gruplarının, isimlendirmesi olan takımyıldızlara değinilirB  b
10 Türkiye’nin uzaya gönderdiği uydulara ve görevlerine değinilir A B -

Sosyal Bil. DC ÖC ?

1 İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir.C C +
2 Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. A A +
3 Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. D D +
4 Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.D A -
5 Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.B D -
6 Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. C C +
7 Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. B D -
8 Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. A A +
9 Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.A B -
10 İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular.A C -

Din K.ve A.B. DC ÖC ?

1 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır B B +
2 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır B B +
3 7.1.1. Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. A C -
4 7.1.1. Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. C C +
5 7.1.4. Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. A A +
6 7.1.3. Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. D B -
7 7.1.4. Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. D A -
8 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır C C +
9 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır A A +
10 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır D D +

İngilizce DC ÖC ?

1 Students will be able to understand a simple text about appearances and personalities.D B -
2 Students will be able to understand a simple text about appearances. B A -
3 Students will be able to understand a simple text about personalities. A C -
4 Students will be able to report on personalities of other people. C C +
5 Students will be able to understand short and simple texts on sports. C A -
6 Students will be able to talk about other people’s appearances and personalities.A B -
7 Students will be able to talk about other people’s appearances. B B +
8 Students will be able to write simple pieces to compare people. D C -
9 Students will be able to understand short and simple texts on sports. A  b



7. SINIF 1.DENEME

ŞIRNAK / ŞIRNAK MERKEZ
Atatürk Ortaokulu

310 - TÜRKAN SİPKİ
7C

125,977

90 16 30 44 7

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Başarı %

ŞUBE KURUM İLÇE İL GENEL

Sıra: 8
Katılım: 12

Ortalama: 18,53

Sıra: 46
Katılım: 63

Ortalama: 16,27

Sıra: 313
Katılım: 459

Ortalama: 15,34

Sıra: 479
Katılım: 778

Ortalama: 13,48

Sıra: 57605
Katılım: 64943

Ortalama: 14,85

Türkçe

Soru Sayısı
20

Doğru
4

Yanlış
6

Boş
10

Net
2,00

A Cevap Anahtarı
12345678901234567890

BDCACBDBCAACDACDBBAD

dab Cd B dAC     c  

Öğr. %10

Sınıf %24

Kurum %18

İlçe %20

İl %17

Genel %49

 

Matematik

Soru Sayısı
20

Doğru
2

Yanlış
3

Boş
15

Net
1,00

A Cevap Anahtarı
12345678901234567890

CBDDBACABBBACCADDABB

C Dc ba             

Öğr. %5

Sınıf %11

Kurum %7

İlçe %6

İl %5

Genel %7

 

Fen

Soru Sayısı
20

Doğru
3

Yanlış
10

Boş
7

Net
-0,33

A Cevap Anahtarı
12345678901234567890

DBADBDADBABCCAABBADD

a Ab ccDB     dcabab

Öğr. %-2

Sınıf %14

Kurum %19

İlçe %17

İl %15

Genel %6

 

Sosyal Bil.

Soru Sayısı
10

Doğru
2

Yanlış
5

Boş
3

Net
0,33

A Cevap Anahtarı
12345678901234567890

CADDBCBAAA

Cb  aCd db

Öğr. %3

Sınıf %23

Kurum %27

İlçe %26

İl %24

Genel %10

 

Din K.ve A.B.

Soru Sayısı
10

Doğru
4

Yanlış
3

Boş
3

Net
3,00

A Cevap Anahtarı
12345678901234567890

BBACADDCAD

BB Cdb  Ab

Öğr. %30

Sınıf %41

Kurum %39

İlçe %34

İl %30

Genel %11

 

İngilizce

Soru Sayısı
10

Doğru
1

Yanlış
3

Boş
6

Net
0,00

A Cevap Anahtarı
12345678901234567890

DBACCABDAB

Dcd   d   

Öğr. %0

Sınıf %29

Kurum %13

İlçe %10

İl %10

Genel %34

 

SORU ANALİZİ

Türkçe DC ÖC ?

1 METİNDEKİ SÖZ SANATLARINI TESPİT EDER. B D -
2 BAĞLAMDAN YARALANARAK BİLMEDİĞİ KELİME VE KELİME GRUPLARININ ANLAMLARINI TAHMİN EDER.D A -
3 CÜMLENİN İÇERİĞİNİ YORUMLAR. C B -
4 DEYİM VE ATASÖZLERİNİN METNE KATKISINI BELİRLER. A  b
5 METNİN  HİKAYE UNSURLARINI  BELİRLER. C C +
6 METNİN ANA DÜŞÜNCESİNİ BELİRLER B D -
7 METNİN İÇERİĞİNİ YORUMLAR. D  b
8 METNİN KONUSUNU BELİRLER. B B +
9 METNİN ANA DÜŞÜNCESİNİ BELİRLER. C  b
10 KELİMELERİ ANLAMINA UYGUN KULLANIR. A D -

Matematik DC ÖC ?

1 Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer.C C +
2 Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer.B  b
3 Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer.D D +
4 Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. D C -
5 Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. B  b
6 Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. A B -
7 Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. C A -
8 Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. A  b
9 Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. B  b
10 Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. B  b

Fen DC ÖC ?

1 Uzay teknolojilerini açıklar. D A -
2 Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır..B  b
3 Hücre organellerinin ayrıntılı yapıları verilmeden sadece isim ve görevlerine değinilirA A +
4 Rasathane (gözlemevi) kurulma yerlerinin seçimine ve bu yerlerin taşıdığı şartlara değinilir.D B -
5 Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. B  b
6 Galaksi örnekleri olarak Samanyolu ve Andromeda galaksilerine değinilir. D C -
7 Bulutsu örnekleri verilir A C -
8 Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. D D +
9 Dünya'dan bakıldığı şekliyle görülen yıldız gruplarının, isimlendirmesi olan takımyıldızlara değinilirB B +
10 Türkiye’nin uzaya gönderdiği uydulara ve görevlerine değinilir A  b

Sosyal Bil. DC ÖC ?

1 İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir.C C +
2 Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. A B -
3 Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. D  b
4 Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.D  b
5 Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.B A -
6 Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. C C +
7 Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. B D -
8 Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. A  b
9 Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.A D -
10 İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular.A B -

Din K.ve A.B. DC ÖC ?

1 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır B B +
2 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır B B +
3 7.1.1. Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. A  b
4 7.1.1. Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. C C +
5 7.1.4. Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. A D -
6 7.1.3. Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. D B -
7 7.1.4. Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. D  b
8 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır C  b
9 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır A A +
10 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır D B -

İngilizce DC ÖC ?

1 Students will be able to understand a simple text about appearances and personalities.D D +
2 Students will be able to understand a simple text about appearances. B C -
3 Students will be able to understand a simple text about personalities. A D -
4 Students will be able to report on personalities of other people. C  b
5 Students will be able to understand short and simple texts on sports. C  b
6 Students will be able to talk about other people’s appearances and personalities.A  b
7 Students will be able to talk about other people’s appearances. B D -
8 Students will be able to write simple pieces to compare people. D  b
9 Students will be able to understand short and simple texts on sports. A  b



7. SINIF 1.DENEME

ŞIRNAK / ŞIRNAK MERKEZ
Atatürk Ortaokulu

385 - UMUT ÇAKAR
7C

101,428

90 22 55 13 4

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Başarı %

ŞUBE KURUM İLÇE İL GENEL

Sıra: 10
Katılım: 12

Ortalama: 18,53

Sıra: 56
Katılım: 63

Ortalama: 16,27

Sıra: 378
Katılım: 459

Ortalama: 15,34

Sıra: 607
Katılım: 778

Ortalama: 13,48

Sıra: 64021
Katılım: 64943

Ortalama: 14,85

Türkçe

Soru Sayısı
20

Doğru
7

Yanlış
10

Boş
3

Net
3,67

B Cevap Anahtarı
12345678901234567890

DABCAACCDBCADDCABBDB

DAdacbddacCc DCd  DB

Öğr. %18

Sınıf %24

Kurum %18

İlçe %20

İl %17

Genel %49

 

Matematik

Soru Sayısı
20

Doğru
2

Yanlış
15

Boş
3

Net
-3,00

B Cevap Anahtarı
12345678901234567890

BBBAACDBDBCADDABBACC

c dAA cdccbdcab ccba

Öğr. %-15

Sınıf %11

Kurum %7

İlçe %6

İl %5

Genel %7

 

Fen

Soru Sayısı
20

Doğru
4

Yanlış
14

Boş
2

Net
-0,67

B Cevap Anahtarı
12345678901234567890

DDBDABABDAAACCBADDBB

Dcdadad bdAcdCcdDac 

Öğr. %-3

Sınıf %14

Kurum %19

İlçe %17

İl %15

Genel %6

 

Sosyal Bil.

Soru Sayısı
10

Doğru
3

Yanlış
6

Boş
1

Net
1,00

B Cevap Anahtarı
12345678901234567890

DCBBAAACDA

DdBBdc dac

Öğr. %10

Sınıf %23

Kurum %27

İlçe %26

İl %24

Genel %10

 

Din K.ve A.B.

Soru Sayısı
10

Doğru
4

Yanlış
4

Boş
2

Net
2,67

B Cevap Anahtarı
12345678901234567890

CDACDDABAB

CcAbDcAd  

Öğr. %27

Sınıf %41

Kurum %39

İlçe %34

İl %30

Genel %11

 

İngilizce

Soru Sayısı
10

Doğru
2

Yanlış
6

Boş
2

Net
0,00

B Cevap Anahtarı
12345678901234567890

BACDBABACD

cAdbcdc C 

Öğr. %0

Sınıf %29

Kurum %13

İlçe %10

İl %10

Genel %34

 

SORU ANALİZİ

Türkçe DC ÖC ?

1 METNİN İÇERİĞİNİ YORUMLAR. D D +
2 METİNDEKİ YARDIMCI DÜŞÜNCELERİ BELİRLER. A A +
3 METNİN KONUSUNU BELİRLER. B D -
4 FİİLİN ANLAM ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDE DURULUR. C A -
5 FİİL ÇEKİM EKLERİ ÜZERİNDE DURULUR. A C -
6 KELİMELERİ ANLAMINA UYGUN KULLANIR. A B -
7 METNİN ANA DÜŞÜNCESİNİ BELİRLER. C D -
8 CÜMLENİN İÇERİĞİNİ YORUMLAR. C D -
9 METNİN İÇERİĞİNİ YORUMLAR. D A -
10 METNİN ANA DÜŞÜNCESİNİ BELİRLER B C -

Matematik DC ÖC ?

1 Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. B C -
2 Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. B  b
3 Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. B D -
4 Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. A A +
5 Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. A A +
6 Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. C  b
7 Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer.D C -
8 Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. B D -
9 Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. D C -
10 Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer.B C -

Fen DC ÖC ?

1 Rasathane (gözlemevi) kurulma yerlerinin seçimine ve bu yerlerin taşıdığı şartlara değinilir.D D +
2 Galaksi örnekleri olarak Samanyolu ve Andromeda galaksilerine değinilir. D C -
3 Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. B D -
4 Uzay teknolojilerini açıklar. D A -
5 Hücre organellerinin ayrıntılı yapıları verilmeden sadece isim ve görevlerine değinilirA D -
6 Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır..B A -
7 Türkiye’nin uzaya gönderdiği uydulara ve görevlerine değinilir A D -
8 Dünya'dan bakıldığı şekliyle görülen yıldız gruplarının, isimlendirmesi olan takımyıldızlara değinilirB  b
9 Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. D B -
10 Bulutsu örnekleri verilir A D -

Sosyal Bil. DC ÖC ?

1 Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.D D +
2 Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. C D -
3 Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.B B +
4 Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. B B +
5 İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular.A D -
6 Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.A C -
7 Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. A  b
8 İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir.C D -
9 Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. D A -
10 Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. A C -

Din K.ve A.B. DC ÖC ?

1 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır C C +
2 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır D C -
3 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır A A +
4 7.1.1. Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. C B -
5 7.1.4. Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. D D +
6 7.1.3. Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. D C -
7 7.1.4. Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. A A +
8 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır B D -
9 7.1.1. Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. A  b
10 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır B  b

İngilizce DC ÖC ?

1 Students will be able to talk about routines/daily activities B C -
2 Students will be able to understand short and simple texts on sports. A A +
3 Students will be able to understand short and simple texts on sports. C D -
4 Students will be able to write simple pieces to compare people. D B -
5 Students will be able to talk about other people’s appearances. B C -
6 Students will be able to talk about other people’s appearances and personalities.A D -
7 Students will be able to understand a simple text about appearances. B C -
8 Students will be able to understand a simple text about personalities. A  b
9 Students will be able to report on personalities of other people. C C +



7. SINIF 1.DENEME

ŞIRNAK / ŞIRNAK MERKEZ
Atatürk Ortaokulu

367 - ROJBİN SUNAR
8A

162,097

90 21 28 41 13

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Başarı %

ŞUBE KURUM İLÇE İL GENEL

Sıra: 1
Katılım: 1

Ortalama: 11,67

Sıra: 32
Katılım: 63

Ortalama: 16,27

Sıra: 221
Katılım: 459

Ortalama: 15,34

Sıra: 322
Katılım: 778

Ortalama: 13,48

Sıra: 31408
Katılım: 64943

Ortalama: 14,85

Türkçe

Soru Sayısı
20

Doğru
9

Yanlış
9

Boş
2

Net
6,00

A Cevap Anahtarı
12345678901234567890

BDCACBDBCAACDACDBBAD

dDadCBaBCAcC AaacB c

Öğr. %30

Sınıf %30

Kurum %18

İlçe %20

İl %17

Genel %49

 

Matematik

Soru Sayısı
20

Doğru
0

Yanlış
1

Boş
19

Net
-0,33

A Cevap Anahtarı
12345678901234567890

CBDDBACABBBACCADDABB

 c                  

Öğr. %-2

Sınıf %-2

Kurum %7

İlçe %6

İl %5

Genel %7

 

Fen

Soru Sayısı
20

Doğru
5

Yanlış
7

Boş
8

Net
2,67

A Cevap Anahtarı
12345678901234567890

DBADBDADBABCCAABBADD

a d     d a aAABBdaD

Öğr. %13

Sınıf %13

Kurum %19

İlçe %17

İl %15

Genel %6

 

Sosyal Bil.

Soru Sayısı
10

Doğru
2

Yanlış
7

Boş
1

Net
-0,33

A Cevap Anahtarı
12345678901234567890

CADDBCBAAA

bdD caadcA

Öğr. %-3

Sınıf %-3

Kurum %27

İlçe %26

İl %24

Genel %10

 

Din K.ve A.B.

Soru Sayısı
10

Doğru
4

Yanlış
4

Boş
2

Net
2,67

A Cevap Anahtarı
12345678901234567890

BBACADDCAD

dBbC DaCb 

Öğr. %27

Sınıf %27

Kurum %39

İlçe %34

İl %30

Genel %11

 

İngilizce

Soru Sayısı
10

Doğru
1

Yanlış
0

Boş
9

Net
1,00

A Cevap Anahtarı
12345678901234567890

DBACCABDAB

      B   

Öğr. %10

Sınıf %10

Kurum %13

İlçe %10

İl %10

Genel %34

 

SORU ANALİZİ

Türkçe DC ÖC ?

1 METİNDEKİ SÖZ SANATLARINI TESPİT EDER. B D -
2 BAĞLAMDAN YARALANARAK BİLMEDİĞİ KELİME VE KELİME GRUPLARININ ANLAMLARINI TAHMİN EDER.D D +
3 CÜMLENİN İÇERİĞİNİ YORUMLAR. C A -
4 DEYİM VE ATASÖZLERİNİN METNE KATKISINI BELİRLER. A D -
5 METNİN  HİKAYE UNSURLARINI  BELİRLER. C C +
6 METNİN ANA DÜŞÜNCESİNİ BELİRLER B B +
7 METNİN İÇERİĞİNİ YORUMLAR. D A -
8 METNİN KONUSUNU BELİRLER. B B +
9 METNİN ANA DÜŞÜNCESİNİ BELİRLER. C C +
10 KELİMELERİ ANLAMINA UYGUN KULLANIR. A A +

Matematik DC ÖC ?

1 Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer.C  b
2 Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer.B C -
3 Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer.D  b
4 Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. D  b
5 Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. B  b
6 Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. A  b
7 Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. C  b
8 Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. A  b
9 Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. B  b
10 Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. B  b

Fen DC ÖC ?

1 Uzay teknolojilerini açıklar. D A -
2 Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır..B  b
3 Hücre organellerinin ayrıntılı yapıları verilmeden sadece isim ve görevlerine değinilirA D -
4 Rasathane (gözlemevi) kurulma yerlerinin seçimine ve bu yerlerin taşıdığı şartlara değinilir.D  b
5 Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. B  b
6 Galaksi örnekleri olarak Samanyolu ve Andromeda galaksilerine değinilir. D  b
7 Bulutsu örnekleri verilir A  b
8 Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. D  b
9 Dünya'dan bakıldığı şekliyle görülen yıldız gruplarının, isimlendirmesi olan takımyıldızlara değinilirB D -
10 Türkiye’nin uzaya gönderdiği uydulara ve görevlerine değinilir A  b

Sosyal Bil. DC ÖC ?

1 İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir.C B -
2 Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. A D -
3 Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. D D +
4 Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.D  b
5 Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.B C -
6 Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. C A -
7 Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. B A -
8 Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. A D -
9 Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri
açıklar.A C -
10 İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular.A A +

Din K.ve A.B. DC ÖC ?

1 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır B D -
2 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır B B +
3 7.1.1. Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. A B -
4 7.1.1. Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. C C +
5 7.1.4. Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. A  b
6 7.1.3. Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. D D +
7 7.1.4. Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. D A -
8 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır C C +
9 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır A B -
10 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır D  b

İngilizce DC ÖC ?

1 Students will be able to understand a simple text about appearances and personalities.D  b
2 Students will be able to understand a simple text about appearances. B  b
3 Students will be able to understand a simple text about personalities. A  b
4 Students will be able to report on personalities of other people. C  b
5 Students will be able to understand short and simple texts on sports. C  b
6 Students will be able to talk about other people’s appearances and personalities.A  b
7 Students will be able to talk about other people’s appearances. B B +
8 Students will be able to write simple pieces to compare people. D  b
9 Students will be able to understand short and simple texts on sports. A  b
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